
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5 65 93 1485 15847

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,90 7 3 5,66 5 4 4,12 4 4 2,51 7 7 4,85 9 8 6,86 41 35 29,90 289,980

Okul Ortalaması 12 7 9,70 9 1 8,48 7 3 6,37 7 2 6,70 12 5 10,05 14 5 12,30 61 23 53,60 367,400

KATILIMLAR

1 0 ECRİN DURMAZ 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 85 5 83,33 478,022 1 1 2 7 31
% 0,20

2 0 GÖKALP BAKIRCI 7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 85 5 83,33 471,217 1 2 5 12 71
% 0,45

3 0 ZEYNEP ADIBELLİ 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 470,482 2 3 6 13 75
% 0,47

4 0 ASYA GÜLEÇ 7A 18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 5 82,34 470,452 3 4 7 14 76
% 0,48

5 0 ZEHRA GÜLBENLİ 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 82 8 79,34 464,934 4 5 8 18 124
% 0,78

6 0 MELİH ATAÇAKIR 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 3 15,00 20 0 20,00 82 7 79,67 464,855 5 6 9 19 126
% 0,80

7 0 DURU KUMOVA 7 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 82 8 79,34 461,010 2 7 10 25 169
% 1,07

8 0 DAMLA KIRTÜRK 7A 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 19 1 18,67 18 1 17,67 81 6 79,01 460,254 6 8 11 27 177
% 1,12

9 0 M KAAN KAYA 7 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 81 9 78,00 452,242 3 9 12 36 295
% 1,86

10 0 ADA YILMAZ 7A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 78 11 74,34 448,241 7 10 14 44 357
% 2,25

11 0 ZEYNEP EYLÜL ÜLGER 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,33 448,213 8 11 15 45 358
% 2,26

12 0 ELİF SERT 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 79 11 75,33 447,077 9 12 16 49 382
% 2,41

13 0 YAĞMUR ALTOK 7A 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 0 18,00 15 5 13,33 78 9 75,00 441,840 10 13 19 59 494
% 3,12

14 0 BURAK ADIGÜZEL 7A 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 20 0 20,00 77 13 72,67 438,027 11 14 20 68 583
% 3,68

15 0 HÜSEYİN ÇAĞAN ALAN7A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 16 4 14,67 77 12 73,01 436,331 12 15 21 75 627
% 3,96

16 0 KUZEY HAN 7 12 7 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 77 12 73,01 434,385 4 16 23 81 688
% 4,34

17 0 EMİR KILIÇÇI 7 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 77 13 72,67 432,026 5 17 24 88 754
% 4,76

18 0 IRMAK OĞUZ 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 16 4 14,67 76 14 71,34 427,792 13 18 26 101 837
% 5,28

19 0 ZEYNEP BERRA 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 75 15 70,00 426,596 14 19 28 105 860
% 5,43

20 0 ALİ FURKAN SAYIN 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 3 14,00 17 3 16,00 74 14 69,34 425,425 15 20 29 111 894
% 5,64

21 0 CEVAT PARLAK 7A 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 74 16 68,66 417,948 16 21 30 132 1107
% 6,99

22 0 ALPER ÇİÇEK 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 73 17 67,33 411,652 17 22 32 151 1321
% 8,34

23 0 EDA ÇETİNTAŞ 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 0 9,00 15 5 13,33 17 3 16,00 72 17 66,33 408,841 18 23 34 157 1408
% 8,88

24 0 İKRA AKTEPE 7 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 4 12,67 16 4 14,67 69 19 62,68 407,144 6 24 37 163 1465
% 9,24

25 0 GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 7B 14 4 12,67 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 11 4 9,67 17 2 16,33 70 10 66,67 404,110 1 25 39 171 1552
% 9,79

26 0 ADA KIZILELMA 7A 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 16 3 15,00 16 3 15,00 69 19 62,66 399,167 19 26 40 186 1714
% 11

27 49 EMİN KIRMALI  13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 0 8,00 14 5 12,33 15 4 13,67 68 18 62,00 393,601 1 27 41 196 1878
% 12

28 0 NİSA TULAN 7A 12 7 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 13 4 11,67 16 3 15,00 66 18 60,00 389,040 20 28 42 211 2057
% 13

29 0 DURU YAĞMUR 7A 16 3 15,00 8 1 7,67 8 2 7,33 5 4 3,67 12 5 10,33 14 5 12,33 63 20 56,33 386,280 21 29 43 223 2164
% 14

30 0 AYAZ DAŞDELEN 7 10 10 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 13 7 10,67 18 2 17,33 68 22 60,67 384,351 7 30 45 229 2237
% 14

31 0 ÖVÜNC ASİL ÖZARAS 7B 12 7 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 5 10,33 14 4 12,67 66 18 60,01 379,902 2 31 46 242 2404
% 15

32 0 ELİF SU ERTUĞRUL 7B 10 8 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 7 2 6,33 15 4 13,67 14 5 12,33 63 20 56,33 377,225 3 32 47 254 2517
% 16

33 0 EZGİ SART 7 11 7 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 2 4 0,67 16 3 15,00 15 5 13,33 57 25 48,67 374,028 8 33 48 266 2675
% 17
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5 65 93 1485 15847

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,90 7 3 5,66 5 4 4,12 4 4 2,51 7 7 4,85 9 8 6,86 41 35 29,90 289,980

Okul Ortalaması 12 7 9,70 9 1 8,48 7 3 6,37 7 2 6,70 12 5 10,05 14 5 12,30 61 23 53,60 367,400

KATILIMLAR

34 0 ALPER SALİH KAHRAMAN7B 9 10 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 7 10,67 15 5 13,33 65 24 57,01 367,226 4 34 49 282 2954
% 19

35 0 BETÜLMEYRA BABAYİĞİT7 12 8 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 13 5 11,33 13 7 10,67 59 29 49,33 360,213 9 35 51 313 3261
% 21

36 0 EFE KEÇECİOĞLU 7B 12 7 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 6 5,00 16 4 14,67 61 21 54,01 358,008 5 36 53 322 3346
% 21

37 0 ALİ ÇAĞAN CANBAZ 7B 11 9 8,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 13 3 12,00 12 6 10,00 58 25 49,67 357,399 6 37 54 325 3375
% 21

38 0 ENES ÖZTÜRK 7A 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 9 6,00 16 4 14,67 60 28 50,67 354,117 22 38 56 341 3540
% 22

39 146 BUĞRA ULAŞ 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 10 6 8,00 12 8 9,33 57 29 47,34 351,040 7 39 57 353 3690
% 23

40 0 HAYRUNNİSA AYAN 7B 11 5 9,33 9 0 9,00 7 2 6,33 4 3 3,00 6 3 5,00 16 1 15,67 53 14 48,33 350,732 8 40 58 354 3703
% 23

41 0 ESLEM ULUYURT 7B 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 3 6 1,00 9 6 7,00 16 4 14,67 55 28 45,67 347,755 9 41 59 369 3862
% 24

42 0 BATURALP DOĞAN 7B 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 13 5 11,33 11 8 8,33 56 30 45,99 346,764 10 42 60 375 3909
% 25

43 0 DURU KANDEMİR 7B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 8 3,33 14 5 12,33 58 25 49,66 346,184 11 43 61 377 3934
% 25

44 0 İBRAHİM AYAN 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 12 6 10,00 10 9 7,00 54 33 43,01 340,520 1 44 63 395 4198
% 26

45 0 KAYRA AYAZ TEKECİ  6 13 1,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 11 3 10,00 15 5 13,33 53 29 43,33 332,995 2 45 64 426 4570
% 29

46 0 GAYE SEVGİ ÖZE 7 8 11 4,33 7 2 6,33 5 5 3,33 3 2 2,33 13 7 10,67 12 7 9,67 48 34 36,66 322,018 10 46 68 476 5196
% 33

47 0 EGE KEÇELİ 7C 8 9 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 8 6 6,00 11 8 8,33 53 26 44,33 319,464 2 47 69 484 5344
% 34

48 0 ALYA UZELLİ 7B 10 8 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 0 9,00 10 7 7,67 8 11 4,33 52 31 41,66 316,480 12 48 70 497 5497
% 35

49 0 EYMEN ARSLAN 7B 9 5 7,33 6 2 5,33 7 2 6,33 7 2 6,33 6 6 4,00 10 4 8,67 45 21 37,99 309,416 13 49 73 538 5925
% 37

50 0 SAFİYE NUR KUZUCU 7B 10 9 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 5 1 4,67 10 10 6,67 47 27 38,01 306,855 14 50 74 551 6059
% 38

51 0 DEMİR GÖKDOĞAN 7B 8 12 4,00 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 9 2,00 13 6 11,00 49 34 37,67 300,065 15 51 75 583 6485
% 41

52 0 MAHMUT EMRE AL 7C 10 9 7,00 6 2 5,33 5 5 3,33 3 6 1,00 6 11 2,33 11 6 9,00 41 39 27,99 288,004 3 52 76 661 7302
% 46

53 0 YUSUF GÜLER 7B 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 10 3,67 9 11 5,33 46 41 32,33 287,110 16 53 77 670 7357
% 46

54 0 MEHMET NURİ ACAR 7C 6 7 3,67 7 2 6,33 4 4 2,67 4 5 2,33 9 5 7,33 8 8 5,33 38 31 27,66 285,770 4 54 78 679 7445
% 47

55 0 TOPRAK DEMİR 7B 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 2 4,33 3 9 0,00 8 9 5,00 39 37 26,66 265,775 17 55 80 812 8915
% 56

56 0 DERİN ÖZTAŞ 7C 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 2 18 -4,00 10 10 6,67 45 45 30,00 265,455 5 56 81 816 8945
% 56

57 0 MEHMETSIRAÇGÜRBÜZ7C 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 10 0,67 10 10 6,67 40 44 25,34 265,385 6 57 82 817 8950
% 56

58 0 YUSUF ÖZEN 7C 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 12 8 9,33 37 49 20,67 262,082 7 58 83 840 9203
% 58

59 0 BELİNAY ADIGÜZEL 7C 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 18 -4,00 10 10 6,67 43 47 27,34 261,108 8 59 84 847 9285
% 59

60 0 DENİZ   UMUT 7B 6 10 2,67 9 1 8,67 4 3 3,00 1 2 0,33 3 5 1,33 8 4 6,67 31 25 22,67 260,633 18 60 85 849 9320
% 59

61 0 NEHİR ASLAN 7B 10 10 6,67 8 2 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 4 12 0,00 6 13 1,67 40 44 25,34 259,018 19 61 87 866 9453
% 60

62 0 KUZEY YILDIZ 7B 8 10 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 5 12 1,00 6 14 1,33 39 42 24,99 256,723 20 62 88 882 9638
% 61

63 0 POYRAZ MAZİ 7B 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 11 3,33 33 55 14,67 248,930 21 63 90 943 10273
% 65

64 0 DENİZ ERDİ Ç 7B 10 8 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 2 6,33 0 4 -1,33 5 13 0,67 32 37 19,66 244,677 22 64 91 973 10624
% 67

65 0 ARAS SURETLİ 7C 2 10 -1,33 8 1 7,67 5 4 3,67 4 3 3,00 1 14 -3,67 5 6 3,00 25 38 12,34 210,343 9 65 93 1252 13512
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5 65 93 1485 15847
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(65)
9,70 8,48 6,37 6,70 10,05 12,30 53,60 367,400

İlçe
(93)

10,05 (2) 8,23 (1) 6,26 (1) 6,63 (1) 10,27 (2) 12,58 (2) 54,02 (2) 370,200
İl

(1485)
5,73 (3) 5,39 (1) 3,95 (2) 2,80 (2) 4,94 (3) 6,95 (3) 29,76 (2) 289,400

Genel
(15847)

5,90 (22) 5,66 (10) 4,12 (15) 2,51 (8) 4,85 (24) 6,86 (24) 29,90 (16) 289,980
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
6,17 8,66 6,83 6,34 11,16 13,50 52,66 363,300

7
(10)

10,93 8,73 7,07 7,37 14,97 15,37 64,44 409,860
7A
(22)

13,36 9,59 7,45 8,85 15,80 16,48 71,53 432,530
7B
(22)

7,67 8,00 6,02 5,09 5,41 8,83 41,02 320,090
7C
(9)

5,15 6,59 3,74 4,74 1,63 6,89 28,74 277,570
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 65 5

YUNUSEMRE ilçesinde 93 8 2
MANİSA ilinde 1485 100 19 7

Genelde 15847 1233 297 135 51

DERECELER

Genelde sınava 297 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 20. oldu

MANİSA ilinde sınava 19 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0,34 0,60 34

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,40 0,52 40

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği
önem açısından değerlendirir.

2 0,91 1,00 45

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

2 0,98 0,63 49

[-] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0,85 0,86 42

[-] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0,42 0,45 42

[-] Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0,40 0,31 40

[-] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0,95 0,74 48

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model
üzerinde gösterir.

1 0,31 0,65 31

[-] Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde
açıklar.

1 0,35 0,63 35

[-] Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma
olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

1 0,35 0,57 35



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

393,601 11,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  49
EMİN KIRMALI 90 68 18 4 62 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 41 196 1878 % 11,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCdACadACdBdAcCCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aDACBDCCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDB BCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CaDCaCBAc CcBAcBCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DcBBCBDaAACCCBa CCbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

332,995 28,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
KAYRA AYAZ TEKECİ 90 53 29 8 43 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 45 64 426 4570 % 28,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcC*****dCC d*cdCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCcAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BDbC DaCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCaBAdaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CaDCDC AD  B b aCCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaBBCcDadACCCBBDCdAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

384,351 14,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AYAZ DAŞDELEN 90 68 22 0 60 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 45 229 2237 % 14,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız bCcBADccCCBdAcdCcc*B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDcCdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CcCBbDACcBcABCbDaCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCBDdAACCCBBDCCABDaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

360,213 20,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BETÜLMEYRA BABAYİĞİT 90 59 29 2 49 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 51 313 3261 % 20,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cbaBdDDbCCBCAcaCADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABacCaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABcbacdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDC bDAd BbcBCaDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCcDCcAdCCBcbdaABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

461,010 1,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DURU KUMOVA 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 10 25 169 % 1,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DaDCBcCBBACCBCAdCdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBbDcCBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

432,026 4,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EMİR KILIÇÇI 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 24 88 754 % 4,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız bCaBcDDbbdBCAdaCADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDACBBAABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dCdDCcACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

374,028 16,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EZGİ SART 90 57 25 8 48 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 48 266 2675 % 16,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACaBADDcCCdCbbd cDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABdADc CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAAdDACcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız bb c Dc  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBADAbd AbBCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdDaAAdCCBBDCCABDad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

322,018 32,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
GAYE SEVGİ ÖZE 90 48 34 8 36 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 68 476 5196 % 32,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DabCacCadACCaCb* dAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dcdCaDCbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CaDCDCBbDbdaBAbdCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız caBaCcDaAACCCBBaCCb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

471,217 0,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
GÖKALP BAKIRCI 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 5 12 71 % 0,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACBBADDDCCBCAbaCdDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDdCBBAABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

407,144 9,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
İKRA AKTEPE 90 69 19 2 62 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 24 37 163 1465 % 9,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCBBADaDCCBCAbCCAcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADccCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdcACcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız  aCBbD CBBcABaCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BbBDCbACCCBBDCdAdDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

434,385 4,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
KUZEY HAN 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 23 81 688 % 4,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCaBADa CCBdAdaCAbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBADACBBAABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdcdAA*CCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

452,242 1,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
M KAAN KAYA 90 81 9 0 78 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 12 36 295 % 1,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACaBADDDCCBCAcCCADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDbCBBcABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCBDdAACCCBBbCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

399,167 10,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ADA KIZILELMA 90 69 19 2 62 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 26 40 186 1714 % 10,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCaBcDDbCCcCAcddcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAcDACBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABcCDBdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CaCabDACBBAABCCDBC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdcCAA CCBBcCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

448,241 2,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ADA YILMAZ 90 78 11 1 74 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 14 44 357 % 2,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDbCBdC cACCBCAACdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDB*BCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBADACBBAABCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCdcCAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

425,425 5,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ALİ FURKAN SAYIN 90 74 14 2 69 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 20 29 111 894 % 5,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCadCBBACCBCAAbCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACccCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBAD a BAdBCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCccCAACCCBBbCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

411,652 8,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ALPER ÇİÇEK 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 22 32 151 1321 % 8,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DacCBdbBBACCBCAACCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BaACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDC*CBbDAaBBAbBCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBdCdDdAACCCBBD*CAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

470,452 0,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ASYA GÜLEÇ 90 84 5 1 82 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 7 14 76 % 0,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACaBADD CCBCAACCADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDACBBAABCdDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdDCAACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

438,027 3,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
BURAK ADIGÜZEL 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 20 68 583 % 3,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDbCacCaBACCBCdcaCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aDACBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDabBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCcADACBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

417,948 6,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
CEVAT PARLAK 90 74 16 0 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 21 30 132 1107 % 6,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACcBbDDbCCaCAcCddcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAaDACaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBADbCBBAAaCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCBDCdACCCBBcCdABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

460,254 1,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DAMLA KIRTÜRK 90 81 6 3 79 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 11 27 177 % 1,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız  CBBADacCCBCAcCCADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBADACBBAdBCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız  CBDdAACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

386,280 13,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DURU YAĞMUR 90 63 20 7 56 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 29 43 223 2164 % 13,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DD CBACBBACCBCAAdCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAAB ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız dDCaBAc Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız C DCD BbDAC dbbBCbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCccCAAaCCBB ddAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

478,022 0,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ECRİN DURMAZ 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 7 31 % 0,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDDCBACBBACCBCAACaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBADbCBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

408,841 8,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
EDA ÇETİNTAŞ 90 72 17 1 66 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 23 34 157 1408 % 8,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCacCaBACCBCdACdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACcDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDB BCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBcCDCBbDdaBBAbBCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCBDaAACCCBBcdCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

447,077 2,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ELİF SERT 90 79 11 0 75 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 12 16 49 382 % 2,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDDCBACaBACCBCAACdAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACBcCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBbDbaBBAABCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCdDdAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

354,117 22,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ENES ÖZTÜRK 90 60 28 2 50 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 38 56 341 3540 % 22,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız AbaBcDDcCCBCAAdCdaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADaDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAaacbaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CcdB abaBBAcdCbDBCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdDaAAdCCBBDCCAdDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

436,331 3,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
HÜSEYİN ÇAĞAN ALAN 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 21 75 627 % 3,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DacCBdCBBACCBCAbCCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aDACBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCc DACBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBcCBDbAAdCCBBaCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

427,792 5,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
IRMAK OĞUZ 90 76 14 0 71 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 26 101 837 % 5,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DD*CBcCBBACCBCAACdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBbDdaBBAABCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBC*DaAACCCaBaCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

464,855 0,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
MELİH ATAÇAKIR 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 9 19 126 % 0,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACBBAcDDCCBCAACCADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CcBDCaBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDbaBBA BCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

389,040 12,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
NİSA TULAN 90 66 18 6 60 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 28 42 211 2057 % 12,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCaBADa CCBCAcaddDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDB dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız C CBAD aBdbbB CDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdDbAACCCBBDCdAB DB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

441,840 3,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
YAĞMUR ALTOK 90 78 9 3 75 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 19 59 494 % 3,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız Da CaACaBACCBCAACCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBADAC BAABC DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCdcCcAdCCBBaCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

464,934 0,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ZEHRA GÜLBENLİ 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 8 18 124 % 0,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCBACaBACCBCAAbCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız daACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBADAaBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCdDCAACCCBBDCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

470,482 0,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ZEYNEP ADIBELLİ 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 6 13 75 % 0,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız dCBB*DaDCCBCAACCADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBADACBBAABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCdDCAACCCBBDCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

426,596 5,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ZEYNEP BERRA 90 75 15 0 70 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 28 105 860 % 5,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCBcADDDCCBCbcCdAcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADaDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDACcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDbCBBAABCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dCBDCAAaCCBBcCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

448,213 2,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ZEYNEP EYLÜL ÜLGER 90 79 11 0 75 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 11 15 45 358 % 2,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCBACaBACCBCAAadAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız aCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CBDCDCBbDAaBBAABCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDBBCdDCAACCCBBbCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

357,399 21,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ALİ ÇAĞAN CANBAZ 90 58 25 7 49 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 54 325 3375 % 21,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cCaBAcaDCCBCAcCdcaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdacCaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CdBDCac BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CcC bD a BAABC DBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız aCcDdAA CCBBb CABcaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

367,226 18,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ALPER SALİH KAHRAMAN 90 65 24 1 57 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 49 282 2954 % 18,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACacbDa CdaCbAddAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADaDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız acdBbDbCaBAbBCCDBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCcDdAACdCBBcbCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

316,480 34,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ALYA UZELLİ 90 52 31 7 41 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 48 70 497 5497 % 34,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız bCBBcDacCCB bAd AcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABdADcDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAaaACaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CD B Dbb BAcaCaDB*cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız abccCAdaaCB*c CAdDaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

346,764 24,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
BATURALP DOĞAN 90 56 30 4 46 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 42 60 375 3909 % 24,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız bCadADD bCcCAcdCAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdacCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız acdDCaBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbcbC BcABCbD CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız aCdcdAACCCBccd ABDaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

351,040 23,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  146
BUĞRA ULAŞ 90 57 29 4 47 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 57 353 3690 % 23,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DabCBACBBACCBdbbCCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BDACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız aDdbcAcdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CccCDbacD   BA dCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız caBdbdDdAAdCCBBcCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

300,065 40,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
DEMİR GÖKDOĞAN 90 49 34 7 37 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 51 75 583 6485 % 40,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız AdaBbDDcdaBCbbdCdbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdacCBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABbCcBAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız db d   C BccB CbdCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız c aDaAACCCBBbCdABDDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

260,633 58,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
DENİZ   UMUT 90 31 25 34 22 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 60 85 849 9320 % 58,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız Aac ADccd  dAbC Abdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAA DAb c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız      cB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız C        B da  b Ccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız B  DbAACCC c d A   d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 4 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
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244,677 67,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
DENİZ ERDİ Ç 90 32 37 21 19 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 64 91 973 10624 % 67,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDbCadC BACdBb dCaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DdaAABdcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDACdDadAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız dDCDaA CCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 4 16 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız bcb               b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız c aadcDaAAaaCBaab dd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

346,184 24,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
DURU KANDEMİR 90 58 25 7 49 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 61 377 3934 % 24,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACBBADaDCCBdbbdCADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABdADcDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAacACBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız daCa bA caA Bad B B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız cCBDaAACCCBBcbCbBDD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

358,008 21,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
EFE KEÇECİOĞLU 90 61 21 8 54 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 53 322 3346 % 21,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız Da CBACaBcbCcdAACCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BcACaDCaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBdBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız daDb bccDA      CCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaBBCcDdAACCCBBaCCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

377,225 15,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ELİF SU ERTUĞRUL 90 63 20 7 56 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 47 254 2517 % 15,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACaBbDa CdBCbACdd Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADB CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAd ACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız aABDCDc BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDdadBAABC DBCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dbaDdAACCCBBc CABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

347,755 24,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ESLEM ULUYURT 90 55 28 7 45 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 59 369 3862 % 24,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız AbcBbDacCC CAcCCAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAAdDACBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CbBcbccAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız d a bDdC BA Bb DBCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dCBDdAACCCBBDdCAdDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

309,416 37,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
EYMEN ARSLAN 90 45 21 24 38 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 49 73 538 5925 % 37,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız Da C dbBB CC CAddC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız  CDAABd Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BcbC DCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDbDB aCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız bc CD  bD C B dB bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız D BB  Dd ACCC cbd AB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

404,110 9,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 90 70 10 10 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 39 171 1552 % 9,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACBBADD C cCAcCdAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAA  ACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız  cCdAD acBA BC DBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCd CAACCCBBbCCABDDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

350,732 23,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
HAYRUNNİSA AYAN 90 53 14 23 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 40 58 354 3703 % 23,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız Da C AC BACC CbdCCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DC AABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız d ACaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız B CDB a bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız  cb  b  D C B  B  DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DDB C DCAAaCCBB CCAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

256,723 60,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
KUZEY YILDIZ 90 39 42 9 25 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 62 88 882 9638 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDD cAaaBbCa CbcCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCcAABdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aDcCBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız   Cbc BC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CcadbbcAaAbdB ca  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DcccbdcddACCCBcbbdbc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

259,018 59,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
NEHİR ASLAN 90 40 44 6 25 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 61 87 866 9453 % 59,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDcCacCaBcCdaCAAdCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız bCDAABdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dDc BbbCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDcABCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız Cc  DbddcAa  cbdCdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaBdad aAbdCdBcbdbAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

379,902 15,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ÖVÜNC ASİL ÖZARAS 90 66 18 6 60 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 46 242 2404 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ddaBcca CCBCAACCADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBDCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAABDACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CABcCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CD BbD dadAbBCCDBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BCcDbbACCCB D CABcDB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 0 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

248,930 64,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
POYRAZ MAZİ 90 33 55 2 14 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 63 90 943 10273 % 64,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız cbBBADDcCCBbAdbbcDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABdADcDCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAbccddcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız dbdcacccdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CcaBccdCaabddbabdCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BddcacACaCBcbaaABc  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

306,855 38,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
SAFİYE NUR KUZUCU 90 47 27 16 38 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 50 74 551 6059 % 38,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız Da CacaBaACbBbAAdCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dcACBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BcCDa aCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız     D d D    A    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DbBaCcbacACCdBBbCbcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 2 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

265,775 56,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
TOPRAK DEMİR 90 39 37 14 26 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 55 80 812 8915 % 56,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız AbBdADaaCbaCbcdCdaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCdDBDCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAaDbCdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız C B dD AcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız badd cb c    C c CaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BbdbbcA*CCBBbdaA D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

287,110 46,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
YUSUF GÜLER 90 46 41 3 32 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 53 77 670 7357 % 46,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDaC*cbBBbCdcdAddCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız cCDAABCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BDdCBDCCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCacABaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız  c d aBdDcaaBcABabDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaBcCdDaAAbCC*ccbdAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 2 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

210,343 85,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ARAS SURETLİ 90 25 38 27 12 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 65 93 1252 13512 % 85,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız cbbCabaca Cb   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAA dADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız d ACBcaCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDbbcAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 14 5 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız b cdabacbddcB  aab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız acBcaB C AC bd      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

261,108 58,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
BELİNAY ADIGÜZEL 90 43 47 0 27 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 84 847 9285 % 58,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ddaaADDbdCBbbACCAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADBadbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAcdcACaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CdBDCDBABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız aDbaccbadacccddDcbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dbBDabACCCBBadddBDad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

265,455 56,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
DERİN ÖZTAŞ 90 45 45 0 30 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 56 81 816 8945 % 56,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDbCcddaaAdCBbbACCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız adDAABCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız dcACaDCaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBABCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız bdbaDbaccbadacbcddDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaddbBDabACCCBBadddB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

319,464 33,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
EGE KEÇELİ 90 53 26 11 44 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 47 69 484 5344 % 33,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DbcCaAddBbCb bAA Cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCDAABCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız BDbCBDCaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BDCDBAB CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CcDCD  ba aa   BCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DaddCdDbAACaCBBbd AB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

340,520 26,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
İBRAHİM AYAN 90 54 33 3 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 44 63 395 4198 % 26,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız ACBBADDcdaBCAAdCcaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCADcDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAABDbCdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız aABDaaBcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbD aaBc BCdDBCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız dddDbAACaCBBbd ABDad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

288,004 46,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
MAHMUT EMRE AL 90 41 39 10 28 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 76 661 7302 % 46,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DDbC dbBBACCcdbcCdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız DCcAAB dD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız aacCaDaCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız B CadbBdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız bacb bdbcAd BAAcd DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DadB dD AACCCBBad Ad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

285,770 46,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
MEHMET NURİ ACAR 90 38 31 21 27 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 78 679 7445 % 46,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız A*dB Dbc    A dCcaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABC*a DCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız aAABc d bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız aABDa Bcc*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız CDCBbDA aBc  bCD  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız d*dDb*ACaC Bbd ABD  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

265,385 56,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
MEHMETSIRAÇGÜRBÜZ 90 40 44 6 25 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 57 82 817 8950 % 56,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBBADDDCCBCAACCADCB

Cevaplarınız dCBacDDbCdadAbCCdcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ABCADBDCDA

Cevaplarınız ABCcbcDCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAABDACBDC

Cevaplarınız CAAdDbdabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABDCDBABC

Cevaplarınız CcBDCDBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CDCBADACBBAABCCDBCBD

Cevaplarınız babdbcAb BA    D bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCBDCAACCCBBDCCABDDB

Cevaplarınız BbcDabACCCBBbddAdDad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

262,082 58,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
YUSUF ÖZEN 90 37 49 4 20 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 58 83 840 9203 % 58,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 65 93 1485 15847

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDDCBACBBACCBCAACCAD

Cevaplarınız DaDaaACcBAaddabbaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCDAABCADB

Cevaplarınız bCDAbaaADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACBDCCAA

Cevaplarınız daAbcDdCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDCDBABCCA

Cevaplarınız BadcBAcabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCDCBADACBBAABCCDB

Cevaplarınız CdadadBcadbcacAB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DDBBCBDCAACCCBBDCCAB

Cevaplarınız DbaBdBaaAACCCacDCCAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about predictions and future events. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 2 1 1 50
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

Okul İlçe İl Genel

65 93 1485 15847

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

30

%46,15

5

%7,69

16

%24,62

12

%18,46

1

%1,54

1

%1,54

Doğru (%46,15)

Yanlış (%52,31)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

4

%6,15

9

%13,85

45

%69,23

5

%7,69
 

2

%3,08

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 [1] Yazdıklarını düzenler. B

28

%43,08

25

%38,46

6

%9,23

2

%3,08

3

%4,62

1

%1,54

Doğru (%38,46)

Yanlış (%56,92)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-9 [1] Metindeki anlatım biçimlerini belirler. B

5

%7,69

51

%78,46

3

%4,62

4

%6,15

1

%1,54

1

%1,54

Doğru (%78,46)

Yanlış (%20,00)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A

43

%66,15

8

%12,31

8

%12,31

2

%3,08

3

%4,62

1

%1,54

Doğru (%66,15)

Yanlış (%29,23)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   

4

%6,15

61

%93,85
  

Doğru (%93,85)

Yanlış (%6,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-2 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D

24

%36,92

3

%4,62

2

%3,08

36

%55,38
  

Doğru (%55,38)

Yanlış (%44,62)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-3 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D

2

%3,08

14

%21,54

21

%32,31

13

%20,00

14

%21,54

1

%1,54

Doğru (%20,00)

Yanlış (%58,46)

Boş (%21,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 [1] Metin türlerini ayırt eder. C

1

%1,54

3

%4,62

55

%84,62

5

%7,69

1

%1,54
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%13,85)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. C

3

%4,62

4

%6,15

46

%70,77

9

%13,85

3

%4,62
 

Doğru (%70,77)

Yanlış (%24,62)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. B

6

%9,23

42

%64,62

6

%9,23

2

%3,08

9

%13,85
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%21,54)

Boş (%13,85)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C

1

%1,54

6

%9,23

44

%67,69

11

%16,92

3

%4,62
 

Doğru (%67,69)

Yanlış (%27,69)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 [1] Yazdıklarını düzenler. A

44

%67,69

16

%24,62
 

2

%3,08

2

%3,08

1

%1,54

Doğru (%67,69)

Yanlış (%29,23)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. A

26

%40,00

10

%15,38

18

%27,69

9

%13,85

1

%1,54

1

%1,54

Doğru (%40,00)

Yanlış (%58,46)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-17

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. C

8

%12,31

3

%4,62

33

%50,77

18

%27,69

3

%4,62
 

Doğru (%50,77)

Yanlış (%44,62)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. C

3

%4,62

1

%1,54

41

%63,08

16

%24,62

4

%6,15
 

Doğru (%63,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 [1] Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. A

40

%61,54
 

10

%15,38

13

%20,00

2

%3,08
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%35,38)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 [1] Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. D

20

%30,77

9

%13,85

10

%15,38

22

%33,85

4

%6,15
 

Doğru (%33,85)

Yanlış (%60,00)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-4 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. C

1

%1,54

1

%1,54

60

%92,31

1

%1,54

1

%1,54

1

%1,54

Doğru (%92,31)

Yanlış (%6,15)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-5 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. B

23

%35,38

26

%40,00

7

%10,77

2

%3,08

5

%7,69

2

%3,08

Doğru (%40,00)

Yanlış (%52,31)

Boş (%7,69)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. A

64

%98,46

1

%1,54
    

Doğru (%98,46)

Yanlış (%1,54)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve
meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. B

1

%1,54

63

%96,92
  

1

%1,54
 

Doğru (%96,92)

Yanlış (%1,54)

Boş (%1,54)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-7

[1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C

1

%1,54
 

53

%81,54

9

%13,85

2

%3,08
 

Doğru (%81,54)

Yanlış (%15,38)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8

[1] XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan
gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini analiz eder.

A
56

%86,15
 

2

%3,08

5

%7,69

1

%1,54

1

%1,54

Doğru (%86,15)

Yanlış (%12,31)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve
aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. D

1

%1,54

2

%3,08
 

62

%95,38
  

Doğru (%95,38)

Yanlış (%4,62)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10

[1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden
hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. B

4

%6,15

42

%64,62

16

%24,62
 

3

%4,62
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%30,77)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1

[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

D
3

%4,62

2

%3,08

2

%3,08

55

%84,62

3

%4,62
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%10,77)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-2

[1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. C   

62

%95,38

3

%4,62
  

Doğru (%95,38)

Yanlış (%4,62)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-3

[1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. D

2

%3,08

7

%10,77

4

%6,15

51

%78,46

1

%1,54
 

Doğru (%78,46)

Yanlış (%20,00)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-4

[1] Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin
bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. A

65

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C

9

%13,85

1

%1,54

54

%83,08

1

%1,54
  

Doğru (%83,08)

Yanlış (%16,92)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-9

[1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler
ışığında yorumlar. A

65

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-10 [1] Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir. A

57

%87,69

1

%1,54

4

%6,15

3

%4,62
  

Doğru (%87,69)

Yanlış (%12,31)

Boş (%0,00)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

[1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve
dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. B

11

%16,92

18

%27,69

2

%3,08

32

%49,23

2

%3,08
 

Doğru (%27,69)

Yanlış (%69,23)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

[1] Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili
hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine
(adak(nezir), akika gibi) kısaca değinilir.

D
10

%15,38
 

10

%15,38

41

%63,08

4

%6,15
 

Doğru (%63,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

[1] Kazanımda; "adalet", "dostluk", "dürüstlük", "öz
denetim", "sabır", "saygı", " sevgi", "sorumluluk",
"vatanseverlik" ve "yardımseverlik" değerleri, ilişkili
oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

A
46

%70,77

6

%9,23

9

%13,85

3

%4,62

1

%1,54
 

Doğru (%70,77)

Yanlış (%27,69)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 [1] En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. C  

3

%4,62

58

%89,23

3

%4,62

1

%1,54
 

Doğru (%89,23)

Yanlış (%9,23)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

[1] Kazanımda; "adalet", "dostluk", "dürüstlük", "öz
denetim", "sabır", "saygı", " sevgi", "sorumluluk",
"vatanseverlik" ve "yardımseverlik" değerleri, ilişkili
oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

B
23

%35,38

25

%38,46

8

%12,31

5

%7,69

4

%6,15
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%55,38)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-6

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden
hareketle yorumlar. D

2

%3,08

4

%6,15

8

%12,31

51

%78,46
  

Doğru (%78,46)

Yanlış (%21,54)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

[1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ; son peygamber
olmasına, rahmet peygamberi olmasına, Kur'an-ı
Kerim'i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve
müjdeci olmasına,güzel ahlakı tamamlamak üzere
gönderilmesine ayetler ve hadisler eşiliğinde yer

C
6

%9,23

1

%1,54

55

%84,62

2

%3,08

1

%1,54
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%13,85)

Boş (%1,54)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 [1] Students will be able to make suggestions. C

6

%9,23

4

%6,15

50

%76,92

1

%1,54

4

%6,15
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%16,92)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

[1] Students will be able to recognize utterances
related to suggestions, needs and quantity of things. A

42

%64,62

5

%7,69

11

%16,92

2

%3,08

5

%7,69
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%27,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

[1] Students will be able to understand simple texts
about daily routines and preferences. B

1

%1,54

57

%87,69
 

4

%6,15

3

%4,62
 

Doğru (%87,69)

Yanlış (%7,69)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

[1] Students will be able to ask people questions about
characteristics of wild animals. D

1

%1,54

1

%1,54

7

%10,77

51

%78,46

5

%7,69
 

Doğru (%78,46)

Yanlış (%13,85)

Boş (%7,69)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

Okul İlçe İl Genel

65 93 1485 15847

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Students will be able to spot specific information
about names and dates in past events in written texts. C

3

%4,62

4

%6,15

53

%81,54

3

%4,62

2

%3,08
 

Doğru (%81,54)

Yanlış (%15,38)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

[1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. D

10

%15,38

3

%4,62

5

%7,69

46

%70,77

1

%1,54
 

Doğru (%70,77)

Yanlış (%27,69)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

[1] Students will be able to write pieces about
routines/daily activities by using frequency adverbs. B

4

%6,15

47

%72,31

11

%16,92

2

%3,08

1

%1,54
 

Doğru (%72,31)

Yanlış (%26,15)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

[1] Students will be able to talk about simple
predictions. A

40

%61,54

3

%4,62

3

%4,62

4

%6,15

14

%21,54

1

%1,54

Doğru (%61,54)

Yanlış (%16,92)

Boş (%21,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

[1] Students will be able to understand utterances
about predictions and future events in simple oral
texts.

B
4

%6,15

44

%67,69

10

%15,38

4

%6,15

3

%4,62
 

Doğru (%67,69)

Yanlış (%27,69)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Students will be able to write pieces about
predictions and future events. C

4

%6,15
 

48

%73,85

5

%7,69

7

%10,77

1

%1,54

Doğru (%73,85)

Yanlış (%15,38)

Boş (%10,77)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde
diğerini bulur. C

3

%4,62

4

%6,15

45

%69,23

7

%10,77

6

%9,23
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%21,54)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

[1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. D

8

%12,31

2

%3,08

6

%9,23

40

%61,54

8

%12,31

1

%1,54

Doğru (%61,54)

Yanlış (%26,15)

Boş (%12,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

[1] İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu
yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek
özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler
olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

C
3

%4,62

10

%15,38

39

%60,00

4

%6,15

9

%13,85
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%26,15)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B

6

%9,23

39

%60,00

4

%6,15

7

%10,77

9

%13,85
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%26,15)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A

16

%24,62

30

%46,15

7

%10,77

2

%3,08

10

%15,38
 

Doğru (%24,62)

Yanlış (%60,00)

Boş (%15,38)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF GELİŞİM İZLEME SERİSİ 5

Okul İlçe İl Genel

65 93 1485 15847

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı
harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D

4

%6,15

2

%3,08

9

%13,85

47

%72,31

3

%4,62
 

Doğru (%72,31)

Yanlış (%23,08)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

24

%36,92

14

%21,54

2

%3,08

8

%12,31

17

%26,15
 

Doğru (%36,92)

Yanlış (%36,92)

Boş (%26,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

[1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

19

%29,23

5

%7,69

27

%41,54

5

%7,69

9

%13,85
 

Doğru (%41,54)

Yanlış (%44,62)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 [1] Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. B

8

%12,31

26

%40,00

7

%10,77

5

%7,69

19

%29,23
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%30,77)

Boş (%29,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-13

[1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde
diğerini bulur. B

5

%7,69

49

%75,38
 

3

%4,62

8

%12,31
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%12,31)

Boş (%12,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A

39

%60,00

5

%7,69

12

%18,46
 

9

%13,85
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%26,15)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. A

27

%41,54

10

%15,38

7

%10,77

5

%7,69

16

%24,62
 

Doğru (%41,54)

Yanlış (%33,85)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

[1] Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar. B

6

%9,23

45

%69,23

3

%4,62

5

%7,69

6

%9,23
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%21,54)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. C

4

%6,15

3

%4,62

45

%69,23

3

%4,62

10

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

[1] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen
miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun
tamamını bulur.

C
3

%4,62

7

%10,77

30

%46,15

11

%16,92

14

%21,54
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%32,31)

Boş (%21,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. D  

6

%9,23

2

%3,08

54

%83,08

3

%4,62
 

Doğru (%83,08)

Yanlış (%12,31)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

[1] Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen
miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun
tamamını bulur.

B
1

%1,54

49

%75,38

2

%3,08

3

%4,62

10

%15,38
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%9,23)

Boş (%15,38)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
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65 93 1485 15847

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-1 [1] Yüzde ile ilgili problemleri çözer. C  

7

%10,77

51

%78,46

1

%1,54

5

%7,69

1

%1,54

Doğru (%78,46)

Yanlış (%13,85)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-2

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B

10

%15,38

35

%53,85

13

%20,00

3

%4,62

4

%6,15
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%40,00)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-3

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı
gerektiren problemleri çözer. D

2

%3,08

6

%9,23

6

%9,23

42

%64,62

9

%13,85
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%21,54)

Boş (%13,85)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. B

6

%9,23

39

%60,00

6

%9,23

12

%18,46

2

%3,08
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%36,92)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

[1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. C

2

%3,08

9

%13,85

45

%69,23

4

%6,15

4

%6,15

1

%1,54

Doğru (%69,23)

Yanlış (%24,62)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

[1] Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl
gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. B

2

%3,08

20

%30,77

13

%20,00

26

%40,00

3

%4,62

1

%1,54

Doğru (%30,77)

Yanlış (%64,62)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki
yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. D

1

%1,54

2

%3,08

10

%15,38

49

%75,38

3

%4,62
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%20,00)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

[1] Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri
temelinde açıklar. C

18

%27,69

8

%12,31

23

%35,38

15

%23,08

1

%1,54
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%63,08)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını
söyler.[1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili
düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.

A
48

%73,85

5

%7,69

6

%9,23

3

%4,62

2

%3,08

1

%1,54

Doğru (%73,85)

Yanlış (%23,08)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.[1] Yıldız
kavramını açıklar. A

63

%96,92

1

%1,54
 

1

%1,54
  

Doğru (%96,92)

Yanlış (%3,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

[1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki
etkisini örneklerle açıklar. C

5

%7,69

1

%1,54

48

%73,85

7

%10,77

2

%3,08

2

%3,08

Doğru (%73,85)

Yanlış (%23,08)

Boş (%3,08)
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ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-12

[1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek
yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C

6

%9,23
 

57

%87,69

1

%1,54

1

%1,54
 

Doğru (%87,69)

Yanlış (%10,77)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-13

[1] Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı
açısından sorgular. C  

1

%1,54

62

%95,38

2

%3,08
  

Doğru (%95,38)

Yanlış (%4,62)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

[1] Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde
tarafından soğurulabileceğini keşfeder. B

2

%3,08

58

%89,23
 

1

%1,54

3

%4,62

1

%1,54

Doğru (%89,23)

Yanlış (%6,15)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

[1] Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri
karşılaştırır. B

2

%3,08

51

%78,46

9

%13,85
 

2

%3,08

1

%1,54

Doğru (%78,46)

Yanlış (%18,46)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

[1] Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek
kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile
ilişkilendirir.

D
9

%13,85

17

%26,15

11

%16,92

23

%35,38

5

%7,69
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%56,92)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-17

[1] İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını
deneyerek belirler.[1] Merceklerin günlük yaşam ve
teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.[1]
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde
tarafından soğurulabileceğini keşfeder.

C
1

%1,54

5

%7,69

37

%56,92

16

%24,62

5

%7,69

1

%1,54

Doğru (%56,92)

Yanlış (%35,38)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 [1] Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. C

3

%4,62

2

%3,08

40

%61,54

11

%16,92

9

%13,85
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%24,62)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

[1] Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın
elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa,
platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı
kullanım alanlarını ifade eder.

A
56

%86,15

4

%6,15

1

%1,54

3

%4,62

1

%1,54
 

Doğru (%86,15)

Yanlış (%12,31)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

[1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.[1]
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

B
1

%1,54

49

%75,38

2

%3,08

9

%13,85

4

%6,15
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%18,46)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-1 [1] Mitozun canlılar için önemini açıklar. D

1

%1,54
 

6

%9,23

56

%86,15

2

%3,08
 

Doğru (%86,15)

Yanlış (%10,77)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-2

[1] Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve
alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. D

17

%26,15

2

%3,08

3

%4,62

37

%56,92

6

%9,23
 

Doğru (%56,92)

Yanlış (%33,85)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-3

[1] Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri
kullanarak çözelti hazırlar.[1] Çözünme hızına etki
eden faktörleri deney yaparak belirler.

B
2

%3,08

49

%75,38

1

%1,54

9

%13,85

4

%6,15
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%18,46)

Boş (%6,15)
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