
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI41 41 112 1539

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,84 6 3 5,38 6 3 5,06 5 3 4,25 8 7 5,62 9 8 6,10 46 32 35,25 307,460

Okul Ortalaması 13 6 10,65 7 2 6,20 7 3 6,02 6 3 4,50 8 7 5,29 10 8 7,01 49 29 39,67 320,690

KATILIMLAR

1 0 OSMAN ÇINAR KURT 7 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 81 9 78,00 452,533 1 1 1 7 38
% 2,47

2 0 SALİH EMİR KAYA 7 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 80 10 76,67 446,936 2 2 2 8 49
% 3,18

3 0 BURAK BATTAL 7 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 15 4 13,67 75 12 71,01 427,373 3 3 3 13 87
% 5,65

4 0 BEREN SAV 7 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 4 10,67 17 1 16,67 71 13 66,67 413,197 4 4 4 17 123
% 7,99

5 0 ELA AĞIRMAN 7 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 3 13,00 15 5 13,33 71 16 65,67 411,304 5 5 5 20 134
% 8,71

6 0 MERT ALİ ALKAN 7 16 4 14,67 8 2 7,33 8 0 8,00 8 2 7,33 12 5 10,33 16 2 15,33 68 15 62,99 402,830 6 6 6 25 169
% 11

7 0 AHMET KABAKÇIOĞLU 7 14 5 12,33 9 0 9,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 4 10,67 14 5 12,33 65 18 59,00 385,173 7 7 7 34 230
% 15

8 0 SİMAY KONUKLAR 7 12 6 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 13 4 11,67 13 7 10,67 64 20 57,34 375,160 8 8 8 36 275
% 18

9 0 ONUR KÜÇÜKÇAKIR 7 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 12 6 10,00 12 8 9,33 61 27 52,00 373,928 9 9 9 37 280
% 18

10 0 ESLEM NİSA ŞEKER 7 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 8 6,33 14 5 12,33 64 22 56,66 373,459 10 10 10 40 284
% 18

11 0 AYAZ KURT 7 17 3 16,00 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 5 9,33 9 9 6,00 64 19 57,66 373,119 11 11 11 41 286
% 19

12 0 BELİNAY ŞENER 7 12 7 9,67 8 0 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 14 3 13,00 61 19 54,67 368,140 12 12 12 45 315
% 20

13 0 ELİF ÇELİK 7 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 5 9,33 8 9 5,00 56 27 47,00 343,265 13 13 13 55 491
% 32

14 0 DURU AVLA 7 11 6 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 3 6,00 15 5 13,33 52 25 43,66 339,899 14 14 14 57 512
% 33

15 0 YUSUF BULDUŞ 7 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 6 7 3,67 12 8 9,33 54 26 45,33 338,184 15 15 15 58 526
% 34

16 0 HAKAN GÜNHAN ÖZKAL7 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 5 2,33 10 9 7,00 13 7 10,67 54 34 42,67 335,919 16 16 16 60 546
% 35

17 0 MERT DEDELER 7 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 7 3 6,00 10 6 8,00 49 25 40,66 330,573 17 17 17 62 587
% 38

18 0 MERT TOKBAY 7 13 6 11,00 6 3 5,00 8 1 7,67 6 2 5,33 7 7 4,67 11 6 9,00 51 25 42,67 329,179 18 18 18 64 593
% 39

19 0 İNANÇ ALAY 7 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 53 37 40,67 325,096 19 19 19 66 617
% 40

20 0 EFLİN ÇÜLGEÇEN 7 14 6 12,00 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 10 4,67 9 11 5,33 54 33 43,00 323,814 20 20 20 68 624
% 41

21 0 ALYA SATILMIŞ 7 15 4 13,67 7 2 6,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 7 7 4,67 9 8 6,33 44 27 35,00 317,330 21 21 21 71 678
% 44

22 0 AYBARS  EGE BİLGİÇER7 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 15 0,00 13 7 10,67 54 36 42,00 313,424 22 22 22 74 703
% 46

23 0 ADA ASEL DİNÇER 7 12 7 9,67 8 1 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 8 7,33 6 12 2,00 51 33 40,01 313,085 23 23 23 75 705
% 46

24 0 SARE AZ ALTUH 7F 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 6 8 3,33 11 9 8,00 48 35 36,33 311,731 1 24 24 77 718
% 47

25 0 ASLI AKAT 7A 11 5 9,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 3 3,00 3 4 1,67 10 6 8,00 39 26 30,33 293,243 1 25 25 82 863
% 56

26 0 ÇAĞAN YILDIZ 7 10 4 8,67 4 2 3,33 4 2 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 3 6,00 37 17 31,33 286,825 24 26 26 84 910
% 59

27 0 ALP KASI M 7 9 7 6,67 5 4 3,67 6 1 5,67 2 5 0,33 10 5 8,33 5 10 1,67 37 32 26,34 286,243 25 27 27 85 914
% 59

28 0 MUSTAFA ŞENER 7E 8 11 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 4 12 0,00 10 9 7,00 41 42 26,99 268,810 1 28 28 89 1022
% 66

29 0 AHMET EMİN YILDIZ 7 13 6 11,00 5 4 3,67 8 1 7,67 4 5 2,33 2 3 1,00 3 11 -0,67 35 30 25,00 267,692 26 29 29 90 1032
% 67

30 0 DURU UGEY 7 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 11 3,33 6 14 1,33 39 49 22,66 266,769 27 30 30 91 1041
% 68

31 0 ERVA KUYUMCU 7 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 3 8 0,33 3 13 -1,33 37 39 24,00 265,082 28 31 31 92 1060
% 69

32 0 GÖNÜL ÖZTÜRK 7 12 7 9,67 7 2 6,33 5 3 4,00 3 4 1,67 2 7 -0,33 6 12 2,00 35 35 23,34 263,336 29 32 32 93 1070
% 70

33 0 TALHA YAŞAR ÖZLER 7A 10 3 9,00 3 3 2,00 2 5 0,33 1 5 -0,67 4 5 2,33 6 7 3,67 26 28 16,66 261,703 2 33 33 95 1081
% 70
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI41 41 112 1539

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,84 6 3 5,38 6 3 5,06 5 3 4,25 8 7 5,62 9 8 6,10 46 32 35,25 307,460

Okul Ortalaması 13 6 10,65 7 2 6,20 7 3 6,02 6 3 4,50 8 7 5,29 10 8 7,01 49 29 39,67 320,690

KATILIMLAR

34 0 MELİSA TÜRKYILMAZ 7 15 4 13,67 5 3 4,00 7 2 6,33 4 4 2,67 1 13 -3,33 3 8 0,33 35 34 23,67 261,124 30 34 34 96 1083
% 70

35 0 SAHRA İĞDİ 7 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 15 0,00 37 43 22,67 260,717 31 35 35 97 1088
% 71

36 0 BELİNAY KAPLAN 7A 11 9 8,00 6 4 4,67 5 4 3,67 1 8 -1,67 5 13 0,67 8 12 4,00 36 50 19,34 260,312 3 36 36 99 1091
% 71

37 0 EDA HOŞGÖKÇEN 7 11 7 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 3 5,00 0 5 -1,67 5 11 1,33 36 31 25,66 259,316 32 37 37 100 1097
% 71

38 0 HATİCE YÜKSEL 7 12 4 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 5 0,33 0 6 -2,00 4 6 2,00 31 28 21,66 258,199 33 38 38 101 1102
% 72

39 0 AYŞE ŞEVVAL KURT 7 4 9 1,00 5 2 4,33 6 3 5,00 1 3 0,00 3 1 2,67 3 2 2,33 22 20 15,33 238,740 34 39 39 105 1241
% 81

40 0 EGE BUĞRA ŞENGÜL 7A 9 10 5,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 6 1,00 3 13 -1,33 4 14 -0,67 29 51 12,00 225,544 4 40 40 107 1324
% 86

41 0 YAĞMURKARADİŞ 7 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 2,00 200,097 35 41 41 112 1463
% 95
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(41)
10,65 6,20 6,02 4,50 5,29 7,01 39,67 320,690

İlçe
(41)

10,65 (1) 6,20 (1) 6,02 (1) 4,50 (1) 5,29 (1) 7,01 (1) 39,67 (1) 320,690
İl

(112)
11,03 (3) 6,69 (3) 6,20 (2) 5,90 (3) 7,64 (3) 8,45 (3) 45,91 (3) 342,060

Genel
(1539)

8,84 (22) 5,38 (31) 5,06 (24) 4,25 (42) 5,62 (48) 6,10 (31) 35,25 (31) 307,460
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7

(35)
11,13 6,42 6,42 5,09 6,01 7,35 42,42 329,340

7A
(4)

8,00 3,75 2,83 0,42 0,84 3,75 19,59 260,200
7E
(1)

4,33 7,33 6,00 2,33 0,00 7,00 26,99 268,810
7F
(1)

10,67 7,33 4,67 2,33 3,33 8,00 36,33 311,730
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 41 4

ŞEHZADELER ilçesinde 41 4 1
MANİSA ilinde 112 14 3 3

Genelde 1539 275 89 71 29

DERECELER

Genelde sınava 89 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 35. oldu

MANİSA ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,98 0,93 49

[-] İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını
açıklar.

1 0,22 0,61 22

[-] Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0,22 0,73 22

[-] İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0,37 0,46 37

Sözel (SOS) Soru D Y %

SOSYAL BİLGİLER
[-] Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar
kapsamında analiz eder.

1 0,39 0,46 39

[-] Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı
güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

1 0,49 0,41 49

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0,46 0,46 46

[-] Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,32 0,51 32

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to recognize some key features related
to the concept of democracy.

1 0,29 0,34 29

[-] Students will be able to recognize familiar words and simple
phrases related to the concept of democracy.

1 0,29 0,34 29

[-] Students will be able to talk about their holidays. 1 0,46 0,44 46

[-] Students will be able to understand short, simple sentences
and expressions related to past activities.

1 0,46 0,44 46

[-] Students will be able to understand familiar words and simple
sentences about occupations and the dates.

1 0,44 0,46 44

[-] Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0,44 0,46 44

[-] Students will be able to recognize phrases, words, and
expressions related to repeated actions.

1 0,34 0,56 34

[-] Students will be able to tell the time and dates. 1 0,34 0,56 34

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1,24 0,90 41

[-] Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0,93 0,59 46

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

1 0,49 0,29 49

[-] Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0,12 0,73 12

[-] Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0,12 0,73 12

[-] İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili
problemleri çözer.

1 0,39 0,34 39

[-] Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0,27 0,29 27

[-] Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu
işlemi anlamlandırır.

1 0,17 0,37 17

[-] Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0,17 0,37 17

[-] Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri
çözer.

2 0,80 0,76 40

[-] Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0,51 0,78 26

[-] Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0,34 0,37 34

[-] Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu
hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

1 0,44 0,24 44

[-] Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer.

2 0,49 0,51 24

[-] Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer.

1 0,39 0,34 39

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0,41 0,46 41

[-] Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0,34 0,49 34

[-] Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini
model kullanarak açıklar.

1 0,10 0,63 10

[-] Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket
durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.

1 0,44 0,51 44

[-] Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek
açıklar.

1 0,41 0,51 41

[-] Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0,24 0,59 24

[-] Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki
boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak
karşılaştırır.

1 0,27 0,51 27

[-] Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0,24 0,41 24

[-] Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin
yoğunluklarını hesaplar.

1 0,49 0,39 49

[-] Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini
model üzerinde açıklar.

1 0,39 0,56 39

[-] Elektriksel direnci tanımlar. 1 0,29 0,44 29



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

313,085 45,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ADA ASEL DİNÇER 90 51 33 6 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 23 23 75 705 % 45,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CadCBD bDBACDBBcBbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAaDC BCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız cBCDAbBDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız dDCDABDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDca CCb dBcaA*DBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DaaDdbbBad aDadCb bC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 2 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 0 2 0
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

267,692 67,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AHMET EMİN YILDIZ 90 35 30 25 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 29 29 90 1032 % 67,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CbbaDCBCaDaBADB dADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCdabD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACDdC ACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız  adadDACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız  A  d    a   C a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız  DadacdcA   dbaBd d 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 2 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

385,173 14,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AHMET KABAKÇIOĞLU 90 65 18 7 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 34 230 % 14,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdbCDCBCDbDBADB bAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız AB CBDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız AbDBCDACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız bBdaCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CABCBDBCAaaD aBc  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDCBcDAbAdbAB DBBaCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

286,243 59,39
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ALP KASI M 90 37 32 21 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 27 27 85 914 % 59,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız aCdCBD  DBAC **ac Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAd bCDBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBC A BD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız B aD ca dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDcCAaaA  aaB C  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız bDaccdAa    aBBaaAb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 0 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

317,330 44,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ALYA SATILMIŞ 90 44 27 19 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 21 21 71 678 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız dAbCD BCaDDBADBaAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABcC DADaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız   D CaAbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız  c cbDd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CAB Ba aAC a   adAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDbddacAAa AB  BBaCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

373,119 18,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AYAZ KURT 90 64 19 7 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 11 41 286 % 18,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CAbCcCBCDDDBADBBAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBC DADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız AbDBCDAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız ABBDCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CABbBDcCAa a  cDBAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız b badDdbA cABCcBBaCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

313,424 45,68
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AYBARS  EGE BİLGİÇER 90 54 36 0 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 22 22 74 703 % 45,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCdCBDdbDdACcBBaBcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız dAABDCDBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCaACBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDCDABcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız dCBDcCbaCccbcbcdacaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız cDdDAAABdaBaDBBCbAcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 2 4 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

238,740 80,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
AYŞE ŞEVVAL KURT 90 22 20 48 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 39 39 105 1241 % 80,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız bdbC  BCa Dd c  db a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız AB a D DaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACcaCaA BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız  B  ab d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız  c  B   A    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız    B   Ad      cB   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 0 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

368,140 20,47
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BELİNAY ŞENER 90 61 19 10 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 12 45 315 % 20,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbA BDCDcBACaBacBcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABDC B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız cBCDACdDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDCDAcDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BdBDc AC A dBDB CbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DD DAbAB CB DBBCaADd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

413,197 7,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BEREN SAV 90 71 13 6 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 17 123 % 7,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCACBDCDDBAdDBBDBadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAdDCDB*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCDACBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız dDCDbBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDcdACabA BDB C  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DDCDAAdB CB DBBCDADC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

427,373 5,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
BURAK BATTAL 90 75 12 3 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 13 87 % 5,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCACBDdbDBACcBBbBDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABDCDBCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCDACBDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDCDbBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDdaACCA CBDBAC BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DDaDcAABdCBCDBBC ADd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 3 0 100
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

286,825 59,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ÇAĞAN YILDIZ 90 37 17 36 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 26 26 84 910 % 59,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız C * BD  DBACbcBDB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BA  D cdC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBC Ab   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDCDbBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız abBDd   C c     b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız D   *b B    DBcCDA  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 0 1 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

339,899 33,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DURU AVLA 90 52 25 13 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 14 57 512 % 33,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız aAaCDdBC aDBADB dd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCaDAaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız bCDBCcAdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dcdcCDACdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız  AB BDc    DA   B dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDCBdDbAAaDABaDBBCaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

266,769 67,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
DURU UGEY 90 39 49 2 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 30 30 91 1041 % 67,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız bbAbBDdcDBACaBdDBaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAbaDdDcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCaACdbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BadDAcbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız ddBDdCbbCAcbdaB ac D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız babDAbcBcbcCbBcabAbb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

259,316 71,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EDA HOŞGÖKÇEN 90 36 31 23 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 37 37 100 1097 % 71,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız abbaBDCDDBACbBBD  dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAcaDCDcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCcAaBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BadDAB CaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız aa caa              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız a aDdcdcdC  cBcdDAb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

323,814 40,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
EFLİN ÇÜLGEÇEN 90 54 33 3 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 20 20 68 624 % 40,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız ddbCDCBCcDDBAcBBdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABcCBccDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACDBCaA BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dBBDCDACCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız aABCBadC aaaACcbacC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDdBccAAcaaAcdDBcadD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

411,304 8,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ELA AĞIRMAN 90 71 16 3 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 20 134 % 8,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCACBDdDcBACDBBcBDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABDCDBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCDACBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDdDABabCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız cCBDB ACCAbC DBAb BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız bDbDcAABBCBCDBBCDAcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 3 0 100
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

343,265 31,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ELİF ÇELİK 90 56 27 7 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 13 55 491 % 31,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdCCDCBCcDDBAaBBddaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız AdcCBDdDbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız AbcBCDACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız cBBDCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CABCBca  CBDc BaBAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız Dbdd DAbAbDAB aaBd c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 0 1 0
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

265,082 68,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ERVA KUYUMCU 90 37 39 14 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 31 31 92 1060 % 68,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız bAbCDCBCabDBAcBBAAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCacADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız bCDcCcACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dccc DACbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız Cb dcaaC      aD  dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız ccdBc  cdaadd  BBadc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 0 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

373,459 18,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ESLEM NİSA ŞEKER 90 64 22 4 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 10 40 284 % 18,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CACCDbBCcbDBADBBdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABcdBDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız cCDBCDAbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dBBDCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız aABCaDBdbCcD a c ACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDdBaDAAACDAa DBdCaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

263,336 69,53
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
GÖNÜL ÖZTÜRK 90 35 35 20 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 32 32 93 1070 % 69,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız badCBDCbDBAC BdbBDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAA DCDcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız D CaAdBDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız  c D abbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız    Ddb  aA  cb   b b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız  adDbAcBBbaaaBcaaAb 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 0 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

335,919 35,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
HAKAN GÜNHAN ÖZKAL 90 54 34 2 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 16 60 546 % 35,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbdCBDCcbdACbcBDBaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABDCDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DaCaACBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız dbCD cD*bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız cbBcaCbCCA aBccACbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DcdDcbABaCBCaBBCcADC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

258,199 71,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
HATİCE YÜKSEL 90 31 28 31 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 38 38 101 1102 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız Cbd  D DDBAdDBBDB Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABcCDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız ccCaACBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız   dD dabaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 6 14 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız cb a            d dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız bDa c  B  B cBcd    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 0 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 0 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

325,096 40,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
İNANÇ ALAY 90 53 37 0 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 19 19 66 617 % 40,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CbbCDCBCcbDBAacBddcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBaBDbDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız cbDBCbACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dBBDdaACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CbBCBbaCdbdDAaBcBcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız aaaBBDAAACbABaDBBaab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

261,124 70,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MELİSA TÜRKYILMAZ 90 35 34 21 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 34 34 96 1083 % 70,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCdCBDCDDBcCcBBDBaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAbd CD aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DdCbA BDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BcaD ccC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 13 6 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız aadac cdaAdbabd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız a  Dc Ad dca Bca    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 2 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

402,830 10,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MERT ALİ ALKAN 90 68 15 7 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 25 169 % 10,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbACBDCcDBACcBBDBDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAdBDCDcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBC A BDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDdDABcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDcC CaAA daBAC dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DDCDAAAB  BCDBBCcADa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

330,573 38,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MERT DEDELER 90 49 25 16 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 17 62 587 % 38,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdbCDCBCcDaBADBBbAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCaDbDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACDBCbAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız  BccdDAb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız C BCBDaC a D      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız Db B bAcAC ABCDBca c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

329,179 38,53
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
MERT TOKBAY 90 51 25 14 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 18 18 64 593 % 38,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbdCBDCDaBACacBDBD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAcDaDc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBCcAC DAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BbCD Bc CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCda acaCA  B Bd c D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız cDaDcbAB  BdDBBCcAD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 0 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 0 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 2 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

373,928 18,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ONUR KÜÇÜKÇAKIR 90 61 27 2 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 37 280 % 18,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCdCBDCDDBACaBBDBDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAABDCDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DaCDACBDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDdbdccbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDcCbCaA dcDBACb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız bDCbcbABcadCDBBCDADd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

452,533 2,47
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
OSMAN ÇINAR KURT 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 7 38 % 2,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdCCDCBCDcDBADBBAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCBDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız AbDBCDACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız ABBDCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız aABCBDcCACBDACBDBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DDCBcDAbAbDABCDBBCCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

260,717 70,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
SAHRA İĞDİ 90 37 43 10 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 35 35 97 1088 % 70,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCAdcDCcaBbCcBaaBDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAdDbDBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız caCDcCBDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BbaDbcDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız d BDaa  C d B     aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız cbaaAcAccddbbBBaabDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

446,936 3,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
SALİH EMİR KAYA 90 80 10 0 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 8 49 % 3,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CACCDCBCDDDBADBBAADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCBDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACDBCDAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız ABBDCDACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız CABCBDcCAaBDAdBDBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DbCBcbAAACcABbDBBCCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 6 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 1 0 100
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

375,160 17,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
SİMAY KONUKLAR 90 64 20 6 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 36 275 % 17,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbACBcC DBACaBcDB dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAdDCDBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DBC AbBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız BDCDABDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız BCBDcC CbAA cDBAC aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız DDCDAAdBadaaDBBCbADd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 2 0 100
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

200,097 95,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
YAĞMURKARADİŞ 90 24 66 0 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 41 41 112 1463 % 95,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbddacdcadbCbdBDdbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BbAaDdccbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız aBCbAbcDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız cDaDbabdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız dCacBabbCAbbdadAbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız cDabcbccdadCcBcdbADC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 5 17
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 0 2 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 2 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

338,184 34,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
YUSUF BULDUŞ 90 54 26 10 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 15 58 526 % 34,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdCCDaBCDDcBADBB AcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBCcDdDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız cCDBCaACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız   daCDACCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız a BdBDd d  DA dcaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız DadadDAAACaABabBBaCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 1 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 0 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 1 0 100
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

293,243 56,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ASLI AKAT 90 39 26 25 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 25 82 863 % 56,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCdCBD DDd C cB BaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAdacCDcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DdC AaaDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız B dD caC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız   abBC  Cb    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız  DbbcAABaCB DcBa AD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 1 2 17
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 0 2 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 0 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 0 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 1 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 1 0 100
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 0 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

260,312 70,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
BELİNAY KAPLAN 90 36 50 4 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 36 99 1091 % 70,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız ddbbDCBCaDDBAcaBcAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBbaDcDbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız  bbBCaACdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız dccbdaAb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız dAcaBacd aabAaabc CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız aDCBaDAcbbbbBacBcddD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 1 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 1 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

225,544 86,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
EGE BUĞRA ŞENGÜL 90 29 51 10 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 40 107 1324 % 86,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CbdbBDdcbBAC BBacacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız BAAcaCD Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız DaacACB cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız dadD BaCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız a Bcdac dcA cb Abcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız bcabAbddBCd ccBdac d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 3 3 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 0 1 0
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 2 0 100
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 1 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 1 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 1 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 1 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

261,703 70,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
TALHA YAŞAR ÖZLER 90 26 28 36 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 33 33 95 1081 % 70,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCACBDCDDBACDBBDBDAA

Cevaplarınız CCA B  D BAC B D bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAABDCDBCC

Cevaplarınız Bb aD b C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B DBCDACBDAC

Cevaplarınız ccC bac A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDABDCCA

Cevaplarınız da b B ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BCBDBCACCAACBDBACDBD

Cevaplarınız dCBa    C ca    Ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DDCDAAABBCBCDBBCDADC

Cevaplarınız  DCDc ABca d B a  ca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 5 0 83
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 0 2 0
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 0 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 0 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 0 0 0
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 0 0 0
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 0 0 0
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 0 0 0
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 0 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 0 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 1 0 50
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

268,810 66,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
MUSTAFA ŞENER 90 41 42 7 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 28 89 1022 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız dddbbdaC DbBAaBddADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABBdcDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız ACDBCcAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız Acdb DAbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız bda dbaa bcDc BaBA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız aaCBdDdAA DAddbBBabD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 1 0 100
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 0 1 0
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 0 1 0
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 0 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 1 0 100
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 1 0 100
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 0 2 0
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 0 1 0
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 0 1 0
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

311,731 46,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
SARE AZ ALTUH 90 48 35 7 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 24 77 718 % 46,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 41 41 112 1539

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CACCDCBCDDDBADBBAADB

Cevaplarınız CdbCDdBCacDBADBBdAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (SOS) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ABBCBDADCC

Cevaplarınız ABcCBDADaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACDBCDACBD

Cevaplarınız AbDdCbAdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ABBDCDACCD

Cevaplarınız  BcDdcAaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CABCBDBCACBDACBDBACD

Cevaplarınız C abBDaab aDd BbB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCBBDAAACDABCDBBCCD

Cevaplarınız aDbBdDcbAbDABbaBBbCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 6 4 2 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.1 1 0 100
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 1 1 0 100
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 2 1 1 50
Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy. 1 0 0 0
Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of people and things. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their holidays. 1 1 0 100
Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1 1 0 100
Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates. 1 0 1 0
Students will be able to understand the time, days and dates. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions. 1 0 1 0
Students will be able to understand general meaning in simple texts related to the feelings and personal opinions about places andthings.1 0 1 0
Students will be able to describe people doing different actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 2 1 0 50
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 1 0 1 0
Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 1 1 0 100
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1 1 0 100
Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.1 1 0 100
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 1 1 0 100
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1 0 1 0
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 2 2 0 100
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Elektriksel direnci tanımlar. 1 1 0 100
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

2

%4,88

4

%9,76

25

%60,98

6

%14,63

4

%9,76
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%29,27)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A

15

%36,59

3

%7,32
 

22

%53,66
 

1

%2,44

Doğru (%36,59)

Yanlış (%63,41)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
3

%7,32

21

%51,22

15

%36,59

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%36,59)

Yanlış (%60,98)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
3

%7,32

4

%9,76

34

%82,93
   

Doğru (%82,93)

Yanlış (%17,07)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. D  

1

%2,44

3

%7,32

35

%85,37

2

%4,88
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%9,76)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. C
1

%2,44

1

%2,44

22

%53,66

9

%21,95

8

%19,51
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%26,83)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
2

%4,88

37

%90,24

1

%2,44
 

1

%2,44
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%7,32)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C   
39

%95,12

2

%4,88
  

Doğru (%95,12)

Yanlış (%4,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan
katkısını açıklar. D

11

%26,83

4

%9,76

10

%24,39

9

%21,95

7

%17,07
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%60,98)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
1

%2,44

8

%19,51

8

%19,51

20

%48,78

4

%9,76
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%41,46)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili sorular sorar. D
5

%12,20

3

%7,32

3

%7,32

29

%70,73

1

%2,44
 

Doğru (%70,73)

Yanlış (%26,83)

Boş (%2,44)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. B  
36

%87,80
 

5

%12,20
  

Doğru (%87,80)

Yanlış (%12,20)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. A
36

%87,80

2

%4,88

1

%2,44
 

2

%4,88
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%7,32)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
7

%17,07

2

%4,88

7

%17,07

24

%58,54

1

%2,44
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%39,02)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. B
1

%2,44

32

%78,05

5

%12,20

1

%2,44

1

%2,44

1

%2,44

Doğru (%78,05)

Yanlış (%19,51)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B
3

%7,32

28

%68,29

1

%2,44

3

%7,32

5

%12,20

1

%2,44

Doğru (%68,29)

Yanlış (%19,51)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. A
9

%21,95

3

%7,32

4

%9,76

23

%56,10

2

%4,88
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%73,17)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. A
25

%60,98

1

%2,44

2

%4,88

11

%26,83

2

%4,88
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%34,15)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını
açıklar. D

8

%19,51

3

%7,32

8

%19,51

15

%36,59

7

%17,07
 

Doğru (%36,59)

Yanlış (%46,34)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
1

%2,44

35

%85,37

2

%4,88

1

%2,44

2

%4,88
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%9,76)

Boş (%4,88)

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. A

39

%95,12

2

%4,88
    

Doğru (%95,12)

Yanlış (%4,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak
hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında
olduğunu açıklar.

B  
39

%95,12
 

2

%4,88
  

Doğru (%95,12)

Yanlış (%4,88)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,
okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. B  

23

%56,10

12

%29,27

1

%2,44

5

%12,20
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%31,71)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi,
siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

C
3

%7,32

2

%4,88

30

%73,17

4

%9,76

2

%4,88
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%21,95)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII.
yüzyıllar kapsamında analiz eder. B

10

%24,39

16

%39,02

4

%9,76

5

%12,20

6

%14,63
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%46,34)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı
yaşamına etkilerini analiz eder. D

2

%4,88

1

%2,44

4

%9,76

33

%80,49

1

%2,44
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%17,07)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan
yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.

A
25

%60,98

5

%12,20

3

%7,32

5

%12,20

3

%7,32
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%31,71)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal
yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. D

1

%2,44

1

%2,44

2

%4,88

35

%85,37

2

%4,88
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%9,76)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme
ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. C

9

%21,95

4

%9,76

20

%48,78

4

%9,76

4

%9,76
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%41,46)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini
sorgular. C

4

%9,76

4

%9,76

27

%65,85

3

%7,32

2

%4,88

1

%2,44

Doğru (%65,85)

Yanlış (%29,27)

Boş (%4,88)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri
eşleştirir. A

22

%53,66

3

%7,32

11

%26,83

1

%2,44

4

%9,76
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%36,59)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C
2

%4,88

14

%34,15

19

%46,34

3

%7,32

3

%7,32
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%46,34)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve
hadislerden örneklerle açıklar. D

1

%2,44

1

%2,44

7

%17,07

32

%78,05
  

Doğru (%78,05)

Yanlış (%21,95)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. B
5

%12,20

27

%65,85

3

%7,32

4

%9,76

2

%4,88
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%29,27)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. C
1

%2,44
 

40

%97,56
   

Doğru (%97,56)

Yanlış (%2,44)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. D
10

%24,39

5

%12,20

6

%14,63

13

%31,71

7

%17,07
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%51,22)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke
Dönemini değerlendirir. A

39

%95,12

1

%2,44

1

%2,44
   

Doğru (%95,12)

Yanlış (%4,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine
Dönemini değerlendirir. C

7

%17,07

6

%14,63

20

%48,78

3

%7,32

5

%12,20
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%39,02)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine
Dönemini değerlendirir. B

1

%2,44

33

%80,49

2

%4,88

3

%7,32

2

%4,88
 

Doğru (%80,49)

Yanlış (%14,63)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. D
1

%2,44

1

%2,44
 

36

%87,80

3

%7,32
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%4,88)

Boş (%7,32)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to recognize some key
features related to the concept of democracy.[1]
Students will be able to recognize familiar words and
simple phrases related to the concept of democracy.

A
12

%29,27

6

%14,63

1

%2,44

7

%17,07

15

%36,59
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%34,15)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand the texts about
the protection of the environment. B

3

%7,32

23

%56,10

13

%31,71

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%41,46)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to understand short, simple
sentences and expressions about past events with
definite time.[1] Students will be able to talk about the
locations of people and things.

B  
22

%53,66

5

%12,20

10

%24,39

4

%9,76
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%36,59)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about their holidays.[1]
Students will be able to understand short, simple
sentences and expressions related to past activities.

D
7

%17,07

5

%12,20

6

%14,63

19

%46,34

4

%9,76
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%43,90)

Boş (%9,76)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to understand familiar words
and simple sentences about occupations and the
dates.[1] Students will be able to understand the time,
days and dates.

C
5

%12,20

1

%2,44

18

%43,90

13

%31,71

4

%9,76
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%46,34)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to recognize the words related
to the expression of emotions.[1] Students will be able
to understand general meaning in simple texts related
to the feelings and personal opinions about places
andthings.

D
2

%4,88

3

%7,32

1

%2,44

35

%85,37
  

Doğru (%85,37)

Yanlış (%14,63)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to describe people doing
different actions. A

35

%85,37

1

%2,44
 

3

%7,32

2

%4,88
 

Doğru (%85,37)

Yanlış (%9,76)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Students will be able to understand short and
simple texts about the weather, weather conditions
and emotios.[1] Students will be able to pick up
specific information from short oral texts about
weather conditions and emotions.

C
6

%14,63

4

%9,76

26

%63,41

2

%4,88

3

%7,32
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%29,27)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to ask people about their food
preferences.[1] Students will be able to understand
short and simple texts about food and preferences.

C  
6

%14,63

26

%63,41

2

%4,88

6

%14,63

1

%2,44

Doğru (%63,41)

Yanlış (%21,95)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions.[1]
Students will be able to tell the time and dates.

D
8

%19,51

5

%12,20

10

%24,39

14

%34,15

4

%9,76
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%56,10)

Boş (%9,76)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
10

%24,39

2

%4,88

21

%51,22

2

%4,88

6

%14,63
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%34,15)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.[1]
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. A

24

%58,54

5

%12,20

3

%7,32

1

%2,44

8

%19,51
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%21,95)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. B

6

%14,63

21

%51,22

4

%9,76

5

%12,20

5

%12,20
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%36,59)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. C

3

%7,32

5

%12,20

20

%48,78

4

%9,76

9

%21,95
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%29,27)

Boş (%21,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun
grafiği ile gösterir. B

3

%7,32

30

%73,17

1

%2,44

4

%9,76

3

%7,32
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%19,51)

Boş (%7,32)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel
ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir
durum yazar.

D
8

%19,51

3

%7,32

5

%12,20

23

%56,10

2

%4,88
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%39,02)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve
anlamlandırır.[1] Kümeler ile ilgili temel kavramları
anlar.

B
9

%21,95

5

%12,20

14

%34,15

7

%17,07

6

%14,63
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%73,17)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını
belirler, ilgili problemleri çözer. C

10

%24,39

1

%2,44

16

%39,02

3

%7,32

11

%26,83
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%34,15)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer. A

11

%26,83

7

%17,07

3

%7,32

2

%4,88

18

%43,90
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%29,27)

Boş (%43,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun
grafiği ile gösterir. C

10

%24,39

4

%9,76

13

%31,71

1

%2,44

13

%31,71
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%36,59)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal
sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.[1] Bölme işlemi
ile kesir kavramını ilişkilendirir.

B
9

%21,95

7

%17,07

2

%4,88

4

%9,76

19

%46,34
 

Doğru (%17,07)

Yanlış (%36,59)

Boş (%46,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı
doğal sayı değerleri için hesaplar.[1] Paralelkenarın
alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

D
6

%14,63

2

%4,88

2

%4,88

23

%56,10

8

%19,51
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%24,39)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri
çözer. A

11

%26,83

2

%4,88

6

%14,63

3

%7,32

19

%46,34
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%26,83)

Boş (%46,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
6

%14,63

4

%9,76

6

%14,63

4

%9,76

21

%51,22
 

Doğru (%14,63)

Yanlış (%34,15)

Boş (%51,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve
yorumlar.[1] Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı
hesaplar ve yorumlar.

B
4

%9,76

14

%34,15

7

%17,07

4

%9,76

12

%29,27
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%36,59)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri
çözer.[1] Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer.

D
8

%19,51

7

%17,07

6

%14,63

10

%24,39

10

%24,39
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%51,22)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu
hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. B

3

%7,32

18

%43,90

4

%9,76

3

%7,32

13

%31,71
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%24,39)

Boş (%31,71)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını
oluşturur, ilgili problemleri çözer. A

17

%41,46
 

2

%4,88

2

%4,88

20

%48,78
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%9,76)

Boş (%48,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

3

%7,32

7

%17,07

16

%39,02

3

%7,32

11

%26,83

1

%2,44

Doğru (%39,02)

Yanlış (%34,15)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını
oluşturur, ilgili problemleri çözer. D

1

%2,44

8

%19,51

8

%19,51

3

%7,32

21

%51,22
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%41,46)

Boş (%51,22)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile
karşılaştırır. D

7

%17,07

2

%4,88

3

%7,32

24

%58,54

5

%12,20
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%29,27)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kasları ve görevini açıklar. D
5

%12,20

9

%21,95

5

%12,20

17

%41,46

5

%12,20
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%46,34)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. C
6

%14,63

5

%12,20

14

%34,15

9

%21,95

7

%17,07
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%48,78)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. B
3

%7,32

30

%73,17

3

%7,32

5

%12,20
  

Doğru (%73,17)

Yanlış (%26,83)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların
görevlerini model kullanarak açıklar. B

7

%17,07

4

%9,76

9

%21,95

10

%24,39

11

%26,83
 

Doğru (%9,76)

Yanlış (%63,41)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların
görevlerini modeller kullanarak açıklar. D

2

%4,88

6

%14,63

3

%7,32

26

%63,41

4

%9,76
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%26,83)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri,
cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek
karşılaştırır.

A
18

%43,90

2

%4,88

13

%31,71

5

%12,20

2

%4,88

1

%2,44

Doğru (%43,90)

Yanlış (%51,22)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kulağın görevini ve yapısını açıklar. A
17

%41,46

14

%34,15

6

%14,63

1

%2,44

3

%7,32
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%51,22)

Boş (%7,32)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
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Okul İlçe İl Genel

41 41 112 1539

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları
model üzerinde göstererek görevlerini özetler. A

27

%65,85

2

%4,88

4

%9,76

6

%14,63

2

%4,88
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%29,27)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik
üzerinde gösterir. C

13

%31,71

7

%17,07

10

%24,39

4

%9,76

7

%17,07
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%58,54)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri
arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin
değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

D
8

%19,51

8

%19,51

5

%12,20

11

%26,83

9

%21,95
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%51,22)

Boş (%21,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp
yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. A

31

%75,61

2

%4,88

1

%2,44

1

%2,44

6

%14,63
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%9,76)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda
olduğunu ifade eder. B

3

%7,32

22

%53,66

3

%7,32

7

%17,07

6

%14,63
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%31,71)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sesin sürati ile ortamın sıcaklığı arasındaki ilişkiyi
açıklar. C

9

%21,95

4

%9,76

10

%24,39

4

%9,76

14

%34,15
 

Doğru (%24,39)

Yanlış (%41,46)

Boş (%34,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin
yoğunluklarını hesaplar. D

6

%14,63

4

%9,76

6

%14,63

20

%48,78

5

%12,20
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%39,02)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. B
2

%4,88

36

%87,80

3

%7,32
   

Doğru (%87,80)

Yanlış (%12,20)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sesin soğurulmasını açıklar. B  
27

%65,85

10

%24,39

3

%7,32

1

%2,44
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%31,71)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin
görevlerini model üzerinde açıklar. C

16

%39,02

1

%2,44

16

%39,02

6

%14,63

2

%4,88
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%56,10)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Elektriksel direnci tanımlar. C
5

%12,20

2

%4,88

12

%29,27

11

%26,83

11

%26,83
 

Doğru (%29,27)

Yanlış (%43,90)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı
işitildiğini deneyerek keşfeder. D  

6

%14,63

7

%17,07

22

%53,66

6

%14,63
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%31,71)

Boş (%14,63)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

