
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 11 32 74 6494

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,38 7 3 5,82 5 4 3,76 5 3 3,94 6 6 4,18 9 5 7,11 41 26 32,19 322,780

Okul Ortalaması 12 3 10,91 9 1 8,18 7 3 5,73 7 2 6,09 8 6 6,24 11 4 9,52 53 19 46,67 380,360

KATILIMLAR

1 0 KAVİN ADEN TEZCAN 6-XX 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 14 1 13,67 66 8 63,34 450,218 1 1 3 5 322
% 4,96

2 0 ELİFNAZKARAYILAN 6-XX 14 1 13,67 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 11 3 10,00 14 1 13,67 60 12 56,01 435,194 2 2 6 11 621
% 9,56

3 0 IŞIL MALLI 6-XX 13 2 12,33 10 0 10,00 7 1 6,67 8 2 7,33 11 4 9,67 12 3 11,00 61 12 57,00 422,762 3 3 8 15 877
% 14

4 0 BERAT KAYA 6-XX 9 6 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 1 13,67 12 3 11,00 61 14 56,34 417,619 4 4 9 18 984
% 15

5 0 BEYZANUR UÇA R 6-XX 13 2 12,33 7 3 6,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 4 8,67 11 3 10,00 56 16 50,67 402,315 5 5 13 23 1335
% 21

6 0 BERFU MEVA 6-XX 14 1 13,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 7 5,67 8 7 5,67 55 20 48,35 378,929 6 6 21 36 1867
% 29

7 0 IRMAK TEKDAL 6-XX 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 51 24 43,00 366,570 7 7 23 39 2172
% 33

8 0 EFE ŞEMŞİT 6-XX 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 10 1,67 11 4 9,67 46 27 37,01 346,210 8 8 26 48 2651
% 41

9 0 DEFNE BİLİZ 6-XX 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 10 3 9,00 44 23 36,33 331,775 9 9 28 52 3013
% 46

10 0 ELİF GÜNEŞ BALTACI 6-XX 11 4 9,67 10 0 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 11 0,33 8 7 5,67 46 29 36,33 322,159 10 10 29 55 3245
% 50

11 0 ENES SIRLI 6-XX 10 4 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 4 2 3,33 5 8 2,33 8 7 5,67 38 27 29,00 310,193 11 11 30 62 3560
% 55
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(11)
10,91 8,18 5,73 6,09 6,24 9,52 46,67 380,360

İlçe
(32)

10,63 (2) 7,98 (2) 5,51 (2) 6,35 (3) 6,98 (3) 10,02 (2) 47,47 (2) 384,950
İl

(74)
9,30 (2) 7,15 (2) 4,66 (2) 5,45 (3) 6,02 (3) 9,86 (5) 42,44 (2) 366,180

Genel
(6494)

7,38 (16) 5,82 (7) 3,76 (16) 3,94 (32) 4,18 (37) 7,11 (51) 32,19 (24) 322,780
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6-XX

(11)
10,91 8,18 5,73 6,09 6,24 9,52 46,67 380,360

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 11 1

YUNUSEMRE ilçesinde 32 4 3
MANİSA ilinde 74 11 6 3

Genelde 6494 563 152 92 45

DERECELER

Genelde sınava 152 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 30. oldu

MANİSA ilinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 1,73 1,91 43

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2,36 2,09 47



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

417,619 15,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
BERAT KAYA 75 61 14 0 56 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 9 18 984 % 15,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B ACDCDADBBBACCBC

Cevaplarınız AC*aabDBdBcCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ACDDCCAABB

Cevaplarınız ACDDCaAABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBAACDBC

Cevaplarınız BDCBAACDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DAABDACCBD

Cevaplarınız DAdBDbCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B CABDDCCADDBABCB

Cevaplarınız CABDDCCADDcABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCDDACBADABBB

Cevaplarınız CCDCDDA*B*DABaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 6 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 4 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 5 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 4 1 80
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 3 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 11 3 79
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

378,929 28,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
BERFU MEVA 75 55 20 0 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 21 36 1867 % 28,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B ACDCDADBBBACCBC

Cevaplarınız ACaCDADBBBACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ACDDCCAABB

Cevaplarınız ACDDCaAABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBAACDBC

Cevaplarınız BDCBdcCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DAABDACCBD

Cevaplarınız DAABDACCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CABDDCCADDBABCB

Cevaplarınız aABDcCCbaDccdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CCDCDDACBADABBB

Cevaplarınız dbDdaadCBADABcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 2 3 40
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 2 60
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 2 1 67
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 7 7 50
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

402,315 20,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
BEYZANUR UÇA R 75 56 16 3 50 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 13 23 1335 % 20,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CACDBDDACcCcBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız ADCBaCAcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız CBADd BCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız ACADABDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız BDbDCdCa cCDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız AD dDCCACCBaBBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 4 2 67
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 2 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 4 0 80
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 3 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 3 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 11 2 79
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 0 1 0



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

331,775 46,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
DEFNE BİLİZ 75 44 23 8 36 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 28 52 3013 % 46,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B ACDCDADBBBACCBC

Cevaplarınız ACaCcAcBBBACaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ACDDCCAABB

Cevaplarınız bCDDCCAABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBAACDBC

Cevaplarınız BcCcAcCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DAABDACCBD

Cevaplarınız cAdBbAbCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CABDDCCADDBABCB

Cevaplarınız   BDbbbc b  Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDCDDACBADABBB

Cevaplarınız CC  cDAdBADABdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 2 2 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 1 1 20
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 1 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 0 3 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 10 3 71
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 0 0 0



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

346,210 40,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
EFE ŞEMŞİT 75 46 27 2 37 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 26 48 2651 % 40,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CACaaDDACBaABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız ADCBCCcBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız CB*DdcBCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız Adca  DaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız cabcaBCdccCDbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız ADABDCCAabBcdBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 1 2 33
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 1 4 20
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 1 2 33
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 10 4 71
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

322,159 49,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
ELİF GÜNEŞ BALTACI 75 46 29 0 36 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 29 55 3245 % 49,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CAdacDcACBCABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız ADCBCCABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız CBbDdaBaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız ACADABbcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız aDbDacadbc*DbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız ADcBDbCAadBDdac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 0 4 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 2 3 40
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 1 2 33
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 8 6 57
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 0 1 0



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

435,194 9,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
ELİFNAZKARAYILAN 75 60 12 3 56 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 6 11 621 % 9,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CACDBDcACBCABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız ADCBaCABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız CBADBcB Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız AbAad bBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız BD bCBCadBCDCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız ADABDCCACCcDBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 6 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 1 2 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 1 2 33
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 4 1 80
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 1 60
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 2 1 67
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 13 1 93
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

310,193 54,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
ENES SIRLI 75 38 27 10 29 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 30 62 3560 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CACcBcDACBd BCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız ADCBCacBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız  BcDac b A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız  C   BbBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız Bc bdaCad CbCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız AbdcDbCACCcDdBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 2 1 33
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to tell the time and dates. 3 1 1 33
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 1 4 20
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 2 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 2 1 67
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 8 6 57
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 0 1 0



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

366,570 33,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
IRMAK TEKDAL 75 51 24 0 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 23 39 2172 % 33,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B ACDCDADBBBACCBC

Cevaplarınız cbbCDAbdBBACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ACDDCCAABB

Cevaplarınız ACDDCCAAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBAACDBC

Cevaplarınız cDbBbcCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DAABDACCBD

Cevaplarınız DAdBDACCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CABDDCCADDBABCB

Cevaplarınız CcBacCCbDbaABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CCDCDDACBADABBB

Cevaplarınız CCDCDcACcADcBdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 1 3 25

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 4 1 80
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 3 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 2 1 67
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 10 4 71
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

422,762 13,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
IŞIL MALLI 75 61 12 2 57 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 8 15 877 % 13,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B ACDCDADBBBACCBC

Cevaplarınız ACDCcAcBBBACCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACDDCCAABB

Cevaplarınız ACDDCCAABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BDCBAACDBC

Cevaplarınız B CaA CDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DAABDACCBD

Cevaplarınız DAdBDbCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CABDDCCADDBABCB

Cevaplarınız dABDDCCAcD**BCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCDCDDACBADABBB

Cevaplarınız CCDCcDACBADAaaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 5 1 83
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 2 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 2 3 40
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 4 1 80
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 3 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 11 3 79
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

450,218 4,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6-XX  -  0
KAVİN ADEN TEZCAN 75 66 8 1 63 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 3 5 322 % 4,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 11 32 74 6494

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A CACDBDDACBCABCB

Cevaplarınız CACDBDDACBCABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBCCABAD

Cevaplarınız dDCBCbABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBADBDBCCA

Cevaplarınız CBADBaBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDC

Cevaplarınız ACADABDBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDADCBCBABCDCAD

Cevaplarınız BD DCBCBdcCDCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ADABDCCACCBDBBD

Cevaplarınız ADdBDCCACCBDBBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 6 6 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 4 3 1 75

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 5 3 2 60
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 1 60
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 3 3 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme 14 13 1 93
Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

1

%9,09
 

10

%90,91
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A

10

%90,91
 

1

%9,09
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C  

1

%9,09

9

%81,82

1

%9,09
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 [1] Yazdıklarını düzenler. D

4

%36,36

1

%9,09

1

%9,09

4

%36,36
 

1

%9,09

Doğru (%36,36)

Yanlış (%63,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

[1] Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit
edilmesi sağlanır. B

1

%9,09

8

%72,73

1

%9,09

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D  

1

%9,09

3

%27,27

7

%63,64
  

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 [1] Metnin içeriğini yorumlar. D

1

%9,09
 

4

%36,36

6

%54,55
  

Doğru (%54,55)

Yanlış (%45,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A

10

%90,91

1

%9,09
    

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. C   

11

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 [1] Yazdıklarını düzenler. B  

9

%81,82

1

%9,09

1

%9,09
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

[1] Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin
konusunu tahmin eder. C

2

%18,18
 

8

%72,73

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A

8

%72,73
 

2

%18,18
 

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  

11

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. C

1

%9,09
 

10

%90,91
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B

1

%9,09

10

%90,91
    

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

[1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. A

10

%90,91
  

1

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. D    

11

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

[1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. C   

11

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-9

[1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. B  

10

%90,91

1

%9,09
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

[1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. C

4

%36,36
 

7

%63,64
   

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

[1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

1

%9,09

1

%9,09

9

%81,82
   

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1

[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A
8

%72,73

1

%9,09

2

%18,18
   

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

[1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. B  

9

%81,82

2

%18,18
   

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

[1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. A

11

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-3

[1] Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. D  

1

%9,09

1

%9,09

9

%81,82
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-10 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C  

1

%9,09

9

%81,82
 

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-9 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B  

11

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. A

6

%54,55

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09
 

1

%9,09

Doğru (%54,55)

Yanlış (%45,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. D    

11

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B

2

%18,18

5

%45,45

1

%9,09

3

%27,27
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D

2

%18,18
 

4

%36,36

3

%27,27

2

%18,18
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%54,55)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B  

9

%81,82

1

%9,09
 

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-3 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C

1

%9,09

2

%18,18

7

%63,64
 

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C   

9

%81,82

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. A

3

%27,27

3

%27,27

3

%27,27

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

A
8

%72,73

2

%18,18
  

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 [1] Students will be able to tell the time and dates. C  

2

%18,18

8

%72,73

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

[1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. A

9

%81,82
 

1

%9,09
 

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-10 [1] Students will be able to tell the time and dates. D

4

%36,36
  

6

%54,55

1

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Students will be able to talk about repeated
actions. A

4

%36,36
  

5

%45,45

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

[1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B  

9

%81,82
  

2

%18,18
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%0,00)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

[1] Students will be able to talk about repeated
actions. D  

4

%36,36
 

7

%63,64
  

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

[1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. B

1

%9,09

6

%54,55

3

%27,27

1

%9,09
  

Doğru (%54,55)

Yanlış (%45,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

D   
1

%9,09

10

%90,91
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 [1] Students will be able to tell the time and dates. C

1

%9,09

1

%9,09

9

%81,82
   

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

[1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. B

1

%9,09

9

%81,82

1

%9,09
   

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D

2

%18,18
 

1

%9,09

8

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A

3

%27,27

3

%27,27

1

%9,09
 

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 [1] Asal sayıları özellikleriyle belirler. D  

3

%27,27

3

%27,27

5

%45,45
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

[1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. C

3

%27,27
 

5

%45,45

2

%18,18

1

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-15 [1] Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. B

1

%9,09

7

%63,64

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-14 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C

1

%9,09

1

%9,09

9

%81,82
   

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B

3

%27,27

5

%45,45
 

3

%27,27
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-12

[1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. A

2

%18,18

1

%9,09

2

%18,18

3

%27,27

2

%18,18

1

%9,09

Doğru (%18,18)

Yanlış (%63,64)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B

1

%9,09

1

%9,09

6

%54,55
 

2

%18,18

1

%9,09

Doğru (%9,09)

Yanlış (%72,73)

Boş (%18,18)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-6 [1] Asal sayıları özellikleriyle belirler. C  

1

%9,09

9

%81,82
  

1

%9,09

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. D  

3

%27,27
 

8

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-7 [1] Asal sayıları özellikleriyle belirler. C  

3

%27,27

8

%72,73
   

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 [1] Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. A

6

%54,55

2

%18,18

3

%27,27
   

Doğru (%54,55)

Yanlış (%45,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-9

[1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. D

1

%9,09

2

%18,18

2

%18,18

5

%45,45

1

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
ayrıştırır. A

10

%90,91
  

1

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. D

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

8

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-12

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
ayrıştırır. A

6

%54,55
 

2

%18,18

2

%18,18

1

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-9

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
ayrıştırır. B  

8

%72,73

2

%18,18

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-5

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
ayrıştırır. D

1

%9,09
 

2

%18,18

8

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
etiketler. C  

2

%18,18

7

%63,64

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

11 32 74 6494

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
etiketler. C   

10

%90,91

1

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. A

10

%90,91
    

1

%9,09

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. C

2

%18,18
 

7

%63,64

1

%9,09
 

1

%9,09

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-2

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. C  

2

%18,18

8

%72,73

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
ayrıştırır. B

2

%18,18

4

%36,36

3

%27,27

2

%18,18
  

Doğru (%36,36)

Yanlış (%63,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. D

1

%9,09
 

1

%9,09

9

%81,82
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. B  

8

%72,73
 

3

%27,27
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre
gruplandırır. B

2

%18,18

9

%81,82
    

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-3 [1] Güneş sistemi ile ilgili hazırladığı modelini geliştirir. D

1

%9,09
 

2

%18,18

7

%63,64

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

