
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 64 77 278 3864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,05 7 3 5,99 7 2 5,80 5 4 3,69 8 7 5,82 11 7 8,52 49 30 38,87 319,720

Okul Ortalaması 14 5 12,71 8 2 7,72 8 2 7,49 6 3 5,51 11 6 9,29 14 5 12,21 62 22 54,93 374,760

KATILIMLAR

1 0 ELİF BERRA SERT 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 481,119 1 1 1 1 16
% 0,41

2 0 ASYA GÜLEÇ 7A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 19 1 18,67 18 2 17,33 85 4 83,67 479,495 2 2 2 2 24
% 0,62

3 0 ECRİN DURMAZ 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,34 476,922 3 3 3 3 32
% 0,83

4 0 DURU KUMOVA 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 84 6 82,01 476,799 4 4 4 4 33
% 0,85

5 0 ZEYNEP ADIBELLİ 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 470,819 5 5 5 6 49
% 1,27

6 0 MUSTAFA KAAN KAYA 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 469,545 6 6 6 7 56
% 1,45

7 0 ZEYNEP BERRA BEYGİT7A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,34 460,890 7 7 7 9 100
% 2,59

8 0 IRMAK OĞUZ 7A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 80 9 77,01 455,468 8 8 8 13 131
% 3,39

9 0 EMİR KILIÇÇI 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 79 11 75,33 453,419 9 9 9 15 148
% 3,83

10 0 ZEHRA GÜLBENLİ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 19 1 18,67 17 3 16,00 76 13 71,67 440,273 10 10 11 23 242
% 6,26

11 0 BURAK ADIGÜ *L 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 76 14 71,33 438,679 11 11 12 25 257
% 6,65

12 0 ALPER ÇİÇEK 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 75 15 70,00 436,875 12 12 13 29 277
% 7,17

13 0 CEVAT PARLAK 7A 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 76 12 72,00 434,986 13 13 14 30 300
% 7,76

14 0 YAĞMUR ALTOK 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 17 3 16,00 77 12 73,01 430,770 14 14 15 36 349
% 9,03

15 0 ALİ FURKAN SAYIN 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 15 4 13,67 17 3 16,00 75 13 70,68 430,082 15 15 16 38 356
% 9,21

16 0 HÜSEYİN ÇAĞAN ALAN7A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 15 5 13,33 75 14 70,34 430,056 16 16 17 39 357
% 9,24

17 0 ZEYNEP EYLÜL ÜLGER 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 17 3 16,00 76 12 72,00 425,438 17 17 18 44 410
% 11

18 0 NİSA TULAN 7A 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 15 3 14,00 17 2 16,33 71 15 66,00 422,205 18 18 20 48 449
% 12

19 0 KUZEY HAN 7 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 14 5 12,33 74 13 69,67 421,430 1 19 21 49 458
% 12

20 0 ADA YILMAZ 7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 16 4 14,67 75 13 70,67 420,634 2 20 22 50 468
% 12

21 0 BATURALP DOĞAN 7B 16 3 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 6 11,00 19 1 18,67 72 16 66,67 419,571 1 21 23 51 481
% 12

22 0 ELİF SU ERTUĞRUL 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 14 4 12,67 16 3 15,00 71 16 65,67 417,519 19 22 24 52 511
% 13

23 0 DAMLA KIRTÜRK 7 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 17 3 16,00 14 6 12,00 72 17 66,34 416,172 3 23 25 55 520
% 13

24 0 ALPER SALİH KAHRAMAN7 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 1 11,67 18 2 17,33 71 12 67,00 414,444 4 24 26 59 542
% 14

25 0 MELİH ATAÇAKIR 7 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 13 2 12,33 18 2 17,33 69 15 63,99 409,197 5 25 27 66 601
% 16

26 0 ABDULLAH EYİDOĞAN 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 13 5 11,33 16 4 14,67 69 18 63,00 407,749 20 26 28 68 616
% 16

27 0 ÖYKÜ BERİL DAĞDELEN7B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 6 10,00 15 5 13,33 72 16 66,66 406,464 2 27 29 70 630
% 16

28 0 GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 7A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 15 4 13,67 70 15 65,01 402,574 21 28 30 76 678
% 18

29 0 DURU YAĞMUR 7A 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 12 5 10,33 15 4 13,67 68 17 62,33 398,809 22 29 31 79 708
% 18

30 0 ÖVÜNÇ ASİL ÖZAR 7 17 0 17,00 8 1 7,67 8 1 7,67 8 1 7,67 9 5 7,33 14 3 13,00 64 11 60,34 389,920 6 30 32 86 818
% 21

31 0 ADA KIZILELMA 7A 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 7 8,67 15 5 13,33 66 22 58,67 385,998 23 31 33 91 877
% 23

32 0 EDA ÇETİNTAŞ 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 13 7 10,67 66 21 59,00 385,505 24 32 34 92 884
% 23

33 0 ALİ ÇAĞAN CANBAZ 7 14 5 12,33 9 0 9,00 8 1 7,67 6 4 4,67 13 3 12,00 12 8 9,33 62 21 55,00 375,820 7 33 36 101 1005
% 26
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 64 77 278 3864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,05 7 3 5,99 7 2 5,80 5 4 3,69 8 7 5,82 11 7 8,52 49 30 38,87 319,720

Okul Ortalaması 14 5 12,71 8 2 7,72 8 2 7,49 6 3 5,51 11 6 9,29 14 5 12,21 62 22 54,93 374,760

KATILIMLAR

34 0 MUHAMMED KIRMALI 7 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 7 6,67 12 7 9,67 63 21 56,01 372,123 8 34 37 107 1061
% 27

35 0 BERRA ARGIN 7B 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 4 6,67 13 6 11,00 62 18 56,01 368,251 3 35 39 111 1122
% 29

36 0 ESLEM ULUYURT 7B 14 3 13,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 10 3 9,00 11 5 9,33 57 16 51,67 363,735 4 36 40 115 1189
% 31

37 0 İBRAHİM AYAN 7 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 2 8,33 10 3 9,00 57 17 51,34 363,132 9 37 41 116 1200
% 31

38 0 BETÜL M* RA BABAYİĞİ7 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 12 8 9,33 14 6 12,00 60 29 50,33 362,716 10 38 42 117 1203
% 31

39 0 EFE KEÇECİOĞLU 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 6 5,00 15 5 13,33 59 24 51,00 356,785 5 39 44 123 1304
% 34

40 0 ARAS ÜSTÜN 7 13 5 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 7 7 4,67 14 3 13,00 59 18 53,00 356,573 11 40 45 126 1310
% 34

41 0 EZGİ SART 7 11 6 9,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 2 5,33 14 1 13,67 9 8 6,33 56 20 49,33 356,288 12 41 46 127 1315
% 34

42 0 ENES ÖZTÜRK 7 10 10 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 8 6,33 16 4 14,67 60 27 51,01 350,323 13 42 48 132 1407
% 36

43 0 BUĞLEM ÖDEKER 7 12 8 9,33 10 0 10,00 8 1 7,67 4 6 2,00 5 8 2,33 17 3 16,00 56 26 47,33 342,298 14 43 50 141 1540
% 40

44 0 EYMEN ARSLAN 7B 13 2 12,33 5 5 3,33 8 1 7,67 6 4 4,67 5 8 2,33 15 4 13,67 52 24 44,00 338,097 6 44 51 146 1602
% 41

45 0 HAYRUNNİSA AYAN 7C 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 14 6 12,00 55 28 45,66 337,227 1 45 52 147 1619
% 42

46 0 CEREN KAYMAK 7A 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 8 7,33 10 9 7,00 57 29 47,33 336,807 25 46 53 149 1622
% 42

47 0 KAYRA AYAZ TEKECİ 7 12 7 9,67 9 1 8,67 6 3 5,00 3 6 1,00 10 8 7,33 12 8 9,33 52 33 41,00 332,211 15 47 55 157 1685
% 44

48 0 ALYA UZELLİ 7A 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 5 6 3,00 12 6 10,00 52 25 43,67 328,531 26 48 56 162 1740
% 45

49 146 BUĞRA ULAŞ 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 6 0,00 3 14 -1,67 16 3 15,00 52 32 41,33 324,858 7 49 57 165 1804
% 47

50 0 AHMET KEREM ERALP 7B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 8 7,33 10 10 6,67 50 38 37,34 322,377 8 50 58 168 1834
% 47

51 0 DEMİRG ÖKDOĞAN 7B 11 8 8,33 10 0 10,00 7 1 6,67 3 4 1,67 5 11 1,33 15 5 13,33 51 29 41,33 320,856 9 51 59 171 1863
% 48

52 0 TOPR A DEMİR 7 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 3 -1,00 5 7 2,67 13 4 11,67 45 25 36,67 320,779 16 52 60 172 1868
% 48

53 7008 EGE KE*ELİ  10 9 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 14 6 12,00 51 28 41,67 311,996 1 53 62 183 2018
% 52

54 0 SAFİYENURKUZUCU 7B 12 5 10,33 7 3 6,00 1 0 1,00 4 6 2,00 3 0 3,00 12 7 9,67 39 21 32,00 305,819 10 54 63 191 2121
% 55

55 0 KUZEY YILDIZ 7B 8 4 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 1 0,67 8 9 5,00 10 8 7,33 43 26 34,34 302,844 11 55 64 196 2181
% 56

56 0 HASAN BASRİ MEYDAN7A 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 11 1,33 10 8 7,33 43 39 29,99 286,173 27 56 66 211 2447
% 63

57 0 MEHMETSIRAÇGÜRBÜZ7 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 13 2,67 5 15 0,00 46 44 31,33 279,819 17 57 68 220 2563
% 66

58 0 POYRAZ MAZİ 7B 13 6 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 15 -3,00 10 8 7,33 39 45 24,00 271,581 12 58 69 226 2691
% 70

59 0 ELİF SULTAN KAYAN 7 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 40 50 23,33 268,154 18 59 70 228 2754
% 71

60 0 YUSUF ÖZEN 7C 9 10 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 39 50 22,34 265,620 2 60 71 230 2793
% 72

61 0 ME*MET NUR* ACARR 7C 7 7 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 6 14 1,33 7 9 4,00 32 44 17,33 250,989 3 61 72 244 3038
% 79

62 0 MUSA EMİR KAYALI 7C 7 9 4,00 5 2 4,33 7 2 6,33 3 7 0,67 3 14 -1,67 8 9 5,00 33 43 18,66 244,807 4 62 74 251 3128
% 81

63 0 BELİNAY ADIGÜZEL 7 6 12 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 12 3,00 6 14 1,33 32 55 13,66 236,763 19 63 76 258 3246
% 84

64 0 AHMET EYMEN KUTLU 7 6 13 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 29 60 9,00 220,564 20 64 77 266 3462
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI 64 77 278 3864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,05 7 3 5,99 7 2 5,80 5 4 3,69 8 7 5,82 11 7 8,52 49 30 38,87 319,720

Okul Ortalaması 14 5 12,71 8 2 7,72 8 2 7,49 6 3 5,51 11 6 9,29 14 5 12,21 62 22 54,93 374,760

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(64)
12,71 7,72 7,49 5,51 9,29 12,21 54,93 374,760

İlçe
(77)

12,20 (1) 7,51 (1) 7,25 (1) 5,27 (1) 8,92 (1) 11,87 (1) 53,02 (1) 368,490
İl

(278)
10,76 (2) 6,55 (2) 6,42 (2) 4,83 (2) 7,15 (2) 10,15 (2) 45,86 (2) 340,990

Genel
(3864)

9,05 (10) 5,99 (10) 5,80 (9) 3,69 (10) 5,82 (13) 8,52 (11) 38,87 (10) 319,720
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(1)
7,00 7,33 6,00 8,67 0,67 12,00 41,67 312,000

7
(20)

11,07 7,72 7,20 4,55 7,83 9,95 48,32 350,470
7A
(27)

15,52 8,47 8,09 7,73 13,90 15,07 68,78 424,570
7B
(12)

11,75 7,22 7,00 3,34 4,67 11,56 45,54 341,770
7C
(4)

6,34 4,25 6,75 1,00 1,42 6,25 26,01 274,660
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 64 5

YUNUSEMRE ilçesinde 77 6 2
MANİSA ilinde 278 24 6 4

Genelde 3864 286 62 43 27

DERECELER

Genelde sınava 62 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 10. oldu

MANİSA ilinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,47 0,50 47

[-] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,48 0,23 48

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

2 0,97 0,92 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KE*ELİ 7008  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,996 319,720 1 53 62 183 2018

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 1 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,00 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 5,51 3,69

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,67 9,29 5,82

Fen 20 14 6 12,00 60 12,00 12,21 8,52

Toplam: 90 51 28 41,67 46 41,67 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cDbaBBd dAAaCBDbCDab

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDcaAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAdCBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) bDda aaDA*       a  

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) a*aCD*aDBBAABCDABCAb

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 1 4 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YILMAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,634 319,720 2 20 22 50 468

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,83 9,29 5,82

Fen 20 16 4 14,67 73 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 75 13 70,67 79 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADbDBBCDCAACCBDACDab

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACdCBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) AbBaCCbcAB ACCD dCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDdBDBcAAcCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 9 2 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EYMEN KUTLU 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,564 319,720 20 64 77 266 3462

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 6 14 1,33 7 7,83 9,29 5,82

Fen 20 5 15 0,00 0 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 29 60 9,00 10 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cDAbBddDaAcbacDb cad

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDAcAbcbda

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) AdAbCBCdaB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) adbCddBaca

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dadBCdacdacdCaDcaCdD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) cbdbaaBDBBAcdabcdacb

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 3 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 1 6 14
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 7 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 0 4 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 1 6 14
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇAĞAN CANBAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,820 319,720 7 33 36 101 1005

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,83 9,29 5,82

Fen 20 12 8 9,33 47 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 62 21 55,00 61 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cDBADACbBCDBCD cDAdd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDD DAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBABAdC C

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCcdDbABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BAbcdBCADA  D ADBB C

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADcCbABAcBCBdBacbDd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 8 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER SALİH KAHRAMAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,444 319,720 4 24 26 59 542

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 12 1 11,67 58 7,83 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 71 12 67,00 74 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cabDBBCDaAACdBDACDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDaC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBAdCBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADaBCCDDABAAC       

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCDCBDBBAcdCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 0 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 1 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS ÜSTÜN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,573 319,720 11 40 45 126 1310

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 7 7 4,67 23 7,83 9,29 5,82

Fen 20 14 3 13,00 65 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 59 18 53,00 59 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADcDdBCD AACbBDdCDd 

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG)  dACA dDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) cb B CDcAc A Cc dCd 

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBC aBDB AdBCDABC b

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 3 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 2 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ADIGÜZEL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,763 319,720 19 63 76 258 3246

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 7 12 3,00 15 7,83 9,29 5,82

Fen 20 6 14 1,33 7 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 32 55 13,67 15 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcbDBadc AAd cDcabdb

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDdbbABbaC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAddBCdcB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DbcCcdaDac

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT)  DBcadbaABcAbacBdbAc

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BdBdaCdcBdAcdaccBaba

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 7 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 2 5 29
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL M* RA BABAYİĞİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,716 319,720 10 38 42 117 1203

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 12 8 9,33 47 7,83 9,29 5,82

Fen 20 14 6 12,00 60 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 60 29 50,33 56 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AbAcBaCD AACCBDdCDbd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDaC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) bBAbCBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DdbCcbaDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) bDBcCdaDdBAACbDaBbAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDCBDcBAAddDAB*Ab

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 5 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÖDEKER 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,298 319,720 14 43 50 141 1540

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 5 8 2,33 12 7,83 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 56 26 47,33 53 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AbcbBBdDaAACaBDACaCd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBA CBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) bAbacCcDBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dcBaaabcA  A  D Bb  

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) dCdCDCBDBBAABCDABCAc

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 3 5 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KIRTÜRK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,172 319,720 3 23 25 55 520

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,83 9,29 5,82

Fen 20 14 6 12,00 60 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 72 17 66,33 74 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bcBAbACCBCDBCDCADc C

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBABAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCcbDAdaD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABbADACbDBdDBBCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbdCDABAcdCBBBDcCDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 10 2 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SULTAN KAYAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,154 319,720 18 59 70 228 2754

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 8 12 4,00 20 7,83 9,29 5,82

Fen 20 5 15 0,00 0 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 40 50 23,33 26 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBAcAbaBCDaCbbADcdd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BbaCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) cBBbBdcCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) dcCbaDbcda

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) cbaDAcCbcbCaDcAbBdCd

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CbadCcbddcBacaBcBaba

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 7 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 1 6 14
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZTÜRK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,323 319,720 13 42 48 132 1407

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 9 8 6,33 32 7,83 9,29 5,82

Fen 20 16 4 14,67 73 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 60 27 51,00 57 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cbBADAbbBCbBdDbADdca

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDAcAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCAdadABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BbccABbA ACC ddDBc b

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbBdDABAdBCBBaDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 4 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ SART 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,288 319,720 12 41 46 127 1315

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 14 1 13,67 68 7,83 9,29 5,82

Fen 20 9 8 6,33 32 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 56 20 49,33 55 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AbBADAaC CDdd  ADcdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCD dDAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAdCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDdAaD A D

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BA DABCA A CD ADBc C

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) bAcBabA ddBCBaBD  Dd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 0 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 1 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 2 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 3 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AYAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,132 319,720 9 37 41 116 1200

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 9 2 8,33 42 7,83 9,29 5,82

Fen 20 10 3 9,00 45 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 57 17 51,33 57 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADcDBBCDbAACCBDACaCd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) cDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBddCBbABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DdACAbaDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) AcBBCCDcAB A        

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdC CB B AdB D B  a

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 0 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 6 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 1 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA AYAZ TEKECİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,211 319,720 15 47 55 157 1685

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 10 8 7,33 37 7,83 9,29 5,82

Fen 20 12 8 9,33 47 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 52 33 41,00 46 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cbBADACbBaDaCDCADcb 

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDcCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcddA BC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbacCcdb D

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BcDcABCcDAdbD cDB ab

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CdDBCDABdddCBcacBCDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 5 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY HAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,430 319,720 1 19 21 49 458

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,83 9,29 5,82

Fen 20 14 5 12,33 62 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 74 13 69,67 77 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADADBBdD AACCBDACDCd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) cDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACcCBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) AbBcCbDDABAACbD BCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDadDBBA BCDAcCAa

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 4 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 1 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETSIRAÇGÜRBÜZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,819 319,720 17 57 68 220 2563

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 7,83 9,29 5,82

Fen 20 5 15 0,00 0 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 46 44 31,33 35 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADbDBadDaAACaBbcbDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) badDAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAdCBCbBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACaDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) daaBbbbDdadACCadBCca

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) aCdbcd*DcBdddacABdcc

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 8 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 0 4 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 2 5 29
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH ATAÇAKIR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,197 319,720 5 25 27 66 601

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 13 2 12,33 62 7,83 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 69 15 64,00 71 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cDBA ACdBCDBdDCADcdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BbBCcDAbAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCACDAAcD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADAadD  DB   

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CbDdCDABAABCBBBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 2 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KIRMALI 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,123 319,720 8 34 37 107 1061

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 9 7 6,67 33 7,83 9,29 5,82

Fen 20 12 7 9,67 48 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 63 21 56,00 62 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADACCB DBCDCADbdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDdDAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCACDdAaD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) cAbcABCAaAd a AD  Cb

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbBCDABcABbcBBD bba

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 4 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖVÜNÇ ASİL ÖZAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,920 319,720 6 30 32 86 818

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 0 17,00 85 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 9 5 7,33 37 7,83 9,29 5,82

Fen 20 14 3 13,00 65 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 64 11 60,33 67 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) A BADACCBCDBCD AD AC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcD DAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBA CBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbC CDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) B DDABb aA Ca b BcC 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbcC ABAABCBB DdCD 

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 4 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 0 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TOPR A DEMİR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,779 319,720 16 52 60 172 1868

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 20 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,07 12,71 9,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,72 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,20 7,49 5,80

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 4,55 5,51 3,69

Matematik 20 5 7 2,67 13 7,83 9,29 5,82

Fen 20 13 4 11,67 58 9,95 12,21 8,52

Toplam: 90 45 25 36,67 41 48,32 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBAcACCBCD CD cDcda

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BbdCDDdaAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAbCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) da       c

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BcDcAa   A  c cb cC 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CA cCDABAdBCcBaDBC  

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 2 4 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 0 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 1 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH EYİDOĞAN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,749 319,720 20 26 28 68 616

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 13 5 11,33 57 13,90 9,29 5,82

Fen 20 16 4 14,67 73 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 69 18 63,00 70 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AabDBBCDCAACCBDcCDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAdbBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) acdCA BDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) AcacCd DABAACCD aCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) aCBCDCaDBBAcBdDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 4 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA KIZILELMA 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,998 319,720 23 31 33 91 877

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 11 7 8,67 43 13,90 9,29 5,82

Fen 20 15 5 13,33 67 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 66 22 58,67 65 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADbDBBCDaAACCBDACDbb

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDdDAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAdCBbABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAcCdCBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) bcBcCaDDAB ACaD dCAa

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) aCBCDCaDBBAAcdDABCAa

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 6 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN SAYIN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,082 319,720 15 15 16 38 356

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 75 13 70,67 79 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AaBADACdBCDBCDCADAdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDAaAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABB BAbCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCACDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADcABCADACCDdAcBcC 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADcCDABAABCBBaDBCDd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 0 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 8 3 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÇİÇEK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,875 319,720 12 12 13 29 277

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 75 15 70,00 78 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) *DADBBCDCAACaBDAC*C*

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDdbcbBDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACdCBDBc

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) AcaBCCDDABAACCDBBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCD*aaBBAABCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 10 2 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA UZELLİ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,531 319,720 26 48 56 162 1740

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 5 6 3,00 15 13,90 9,29 5,82

Fen 20 12 6 10,00 50 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 52 25 43,67 49 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADbDBBCD AACaaDcCDad

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADcABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAdCBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAdd CaDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT)  ccBC  bA AA db  d  

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BbBCDa cBBAABdDAB db

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 3 4 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 2 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÜLEÇ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
479,495 319,720 2 2 2 2 24

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 85 4 83,67 93 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADACCBCDBCDCADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCAC AABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACCDBADBcCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBCDABAcBCBBBDdCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ADIGÜ *L 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,679 319,720 11 11 12 25 257

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 76 14 71,33 79 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AabDBBCDaAACCBDcCDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DcdDAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBAACBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dDBBCCDDABAACCDBcCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCbCBDcBAAaCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KAYMAK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,807 319,720 25 46 53 149 1622

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 10 8 7,33 37 13,90 9,29 5,82

Fen 20 10 9 7,00 35 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 57 29 47,33 53 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDBAbACCBCDcCD bDccd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDadDAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAbCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDdABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BAacABddDcbdD  DBBdC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) bAbBdD BAddddBBDdbDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 6 4 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT PARLAK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,986 319,720 13 13 14 30 300

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 76 12 72,00 80 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AaADBBCD AdaCBDACDdd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DaADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAAdBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dDBBCCDDABAAC DBBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCDaBDBBAABdDABCAa

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 10 1 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KUMOVA 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,799 319,720 4 4 4 4 33

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,90 9,29 5,82

Fen 20 20 0 20,00 100 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 84 6 82,00 91 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDBADACbBCDBCDCADAdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDdACDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACCDBADBBCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBCDABAABCBBBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 12 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAĞMUR 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,809 319,720 22 29 31 79 708

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 12 5 10,33 52 13,90 9,29 5,82

Fen 20 15 4 13,67 68 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 68 17 62,33 69 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDADBBCD AACCBDcCDCc

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDAaAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBAdCBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACdCBDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dDB CCbDAc ACdD BCAa

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCDadDBBAAcCD BCdD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 3 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURMAZ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
476,922 319,720 3 3 3 3 32

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 85 5 83,33 93 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADADBBCcCAACCBDACDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDCBDBBAAcdDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 12 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇETİNTAŞ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,505 319,720 24 32 34 92 884

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 12 5 10,33 52 13,90 9,29 5,82

Fen 20 13 7 10,67 53 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 66 21 59,00 66 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADbDBBCDbAACdBDACDdA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) cDAaAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBAACBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACAbBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADddC bcABAA Ca BCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) aCBbbCBDBBbAcdDABCAa

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 6 3 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA SERT 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
481,119 319,720 1 1 1 1 16

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 19 1 18,67 93 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 86 4 84,67 94 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADcDBBCDCAACCBDACDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADBBCCDDABAACCDdBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDCBDBBAABCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU ERTUĞRUL 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,519 319,720 19 22 24 52 511

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 14 4 12,67 63 13,90 9,29 5,82

Fen 20 16 3 15,00 75 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 71 16 65,67 73 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDBAbACCBCDBCDCADAdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCcCaAbcD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADAbdD dcBBC 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CA BCDAcAdBCBBaDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 6 4 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 0 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KILIÇÇI 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,419 319,720 9 9 9 15 148

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,90 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 79 11 75,33 84 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADACCBCDBCDCADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDaCDDdDAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) dBBdBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACcAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACCaBdcBcCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbcCDABAABCBBBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 8 4 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,574 319,720 21 28 30 76 678

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 11 6 9,00 45 13,90 9,29 5,82

Fen 20 15 4 13,67 68 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 70 15 65,00 72 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBAaACCBCDBCDdAD AC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDAaAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDdABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) B bDABdAaAC D*ADaaC 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) aADBCDABAAdCBBaDdCD 

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 6 4 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 1 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BASRİ MEYDAN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,173 319,720 27 56 66 211 2447

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 5 11 1,33 7 13,90 9,29 5,82

Fen 20 10 8 7,33 37 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 43 39 30,00 33 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADADBaC  AdaaccACDbd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) aaADAABDaC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) bBAACBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) adbCcbaDBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ccaBd  cdBccCC ad dD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN)  CcbDaBbca AaCDABCcD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 1 4 14
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 6 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 3 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇAĞAN ALAN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,056 319,720 16 16 17 39 357

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,90 9,29 5,82

Fen 20 15 5 13,33 67 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 75 14 70,33 78 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADACbBCDBCDCADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) dBBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDAAcD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) cADDABCADA CDBdcBaCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADcCDABAdBCBBBDdbDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 8 3 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK OĞUZ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,468 319,720 8 8 8 13 131

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 19 1 18,67 93 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 80 9 77,00 86 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bcBAbACCBCDBCDCAD Ad

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAAbBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACaDBADBBCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAbBCDABAABCBBBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KAAN KAYA 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,545 319,720 6 6 6 7 56

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 82 8 79,33 88 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cDBADACCBCDBCDCADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCbDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBABAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCAbDAAcD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACCDBAbBBCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBCDABAABCBcBDBCDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TULAN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,205 319,720 18 18 20 48 449

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 15 3 14,00 70 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 2 16,33 82 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 71 15 66,00 73 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADACCBCbBdD ADAdC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcDdDAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBdBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCdacAdBD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDA CADACCDBAaBad 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBCDABAABCB BbBCDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 8 3 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 1 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALTOK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,770 319,720 14 14 15 36 349

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 77 12 73,00 81 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcADBBCDCAACbBDACD*d

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABdACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dDBcbC DAcAACCDBBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCdCDaBaBBAABCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 9 3 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜLBENLİ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,273 319,720 10 10 11 23 242

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 76 13 71,67 80 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cbBADACCBCDBdDCADbbC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCbaADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDC CDdABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCADACCDBADBcCC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) aADcdDABAABCBBBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADIBELLİ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
470,819 319,720 5 5 5 6 49

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,90 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 83 7 80,67 90 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADADBBCDCAACCBDACDCc

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) cDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAdCBCdBB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADBBCCDDAcAACCDBBCAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCaCDCaDBBAABCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 12 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BERRA BEYGİT 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,890 319,720 7 7 7 9 100

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,90 9,29 5,82

Fen 20 18 2 17,33 87 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 82 8 79,33 88 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBADAbCBCDBCDCADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCcDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) bBBABAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) BADDABCcDACCDBAbBBCb

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBCDABAABCBBaDBdDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 10 2 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EYLÜL ÜLGER 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,438 319,720 17 17 18 44 410

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 27 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,52 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,47 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,09 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 5,51 3,69

Matematik 20 13 5 11,33 57 13,90 9,29 5,82

Fen 20 17 3 16,00 80 15,07 12,21 8,52

Toplam: 90 76 12 72,00 80 68,78 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AacDBBCDCAACCBDcCDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACACBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) cDBBCCbcAB A CDBBadD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBCDaBDBBAABdDABaAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 10 1 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM ERALP 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,377 319,720 8 50 58 168 1834

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 10 8 7,33 37 4,67 9,29 5,82

Fen 20 10 10 6,67 33 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 50 38 37,33 41 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDdADACaBCDBaDCADdcd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDdCcaAcAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) dBBbBAdCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbCdaDcdaD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) cADDAcaADACaD  cacaC

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CbbcaDAdAcBCBBBDddcd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 5 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP DOĞAN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,571 319,720 1 21 23 51 481

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 13 6 11,00 55 4,67 9,29 5,82

Fen 20 19 1 18,67 93 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 72 16 66,67 74 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) A cDBdCDCAACdBDACDCA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAACaCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAAadCdDBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dcBBdd DABAACaDBBaAD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) dCBCDCBDBBAABCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 7 5 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 4 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ARGIN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,251 319,720 3 35 39 111 1122

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 8 4 6,67 33 4,67 9,29 5,82

Fen 20 13 6 11,00 55 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 62 18 56,00 62 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AD DBadDCAACCBDACDdd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) cDAaAABbBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DdACACBDBD

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) A dBa  DAB AaC  Bb  

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) aCcbDa DBBAdcCDABCAD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 3 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ULAŞ 146 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,858 319,720 7 49 57 165 1804

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 4,67 9,29 5,82

Fen 20 16 3 15,00 75 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 52 32 41,33 46 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) bDBADACaBCbBCDdADAdd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDaCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAbCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) abCbab d D

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) Bc cdaacabdab Ac Bda

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAaBCDABA aCBBBDdCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 1 5 14
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 2 8 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 1 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRG ÖKDOĞAN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,856 319,720 9 51 59 171 1863

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,67 9,29 5,82

Fen 20 15 5 13,33 67 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 51 29 41,33 46 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AaAccBdcbAACdBDAC dA

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDADAABDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) dBAA B ABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) D bac  DBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT)  cdabb*bdBAACd  c*A 

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BdBdDdBDBBAcBCDABCAb

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 2 6 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KEÇECİOĞLU 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,785 319,720 5 39 44 123 1304

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,67 9,29 5,82

Fen 20 15 5 13,33 67 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 59 24 51,00 57 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) cbBADACCBCDBbDCADcba

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCbDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbCAdb*AaD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) c  DdBdA AabDc   B C

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CAaBCDABAdBCBBdDBCbd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 3 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM ULUYURT 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,735 319,720 4 36 40 115 1189

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 10 3 9,00 45 4,67 9,29 5,82

Fen 20 11 5 9,33 47 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 57 16 51,67 57 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) ADBA ACd dDBCDCADA d

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDdCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBABAACBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbC Cb d b

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) B cDABC DA a   DBBb 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) b aBdb B dBC BBDBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 2 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 2 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 6 1 86
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ARSLAN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,097 319,720 6 44 51 146 1602

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 2 12,33 62 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 5 8 2,33 12 4,67 9,29 5,82

Fen 20 15 4 13,67 68 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 52 24 44,00 49 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) caADBB D AACCBDAC   

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) bcdcAABDdC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBA CBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DAACddaDBa

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT)  cB  bbcdB A d cB Ab

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCcCDC DBBAAddDABCAb

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 2 5 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 7 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY YILDIZ 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,844 319,720 11 55 64 196 2181

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 4 6,67 33 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 1 1 0,67 7 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 8 9 5,00 25 4,67 9,29 5,82

Fen 20 10 8 7,33 37 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 43 26 34,33 38 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR)     BB c A Cd DdCDCd

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDAbAABbcC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBAACBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) b      D  

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT)  bcdC  bABcdbCcBBCAa

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBaDCBDcBcc  acBbAa

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 3 7 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 2 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ BERİL DAĞDELEN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,464 319,720 2 27 29 70 630

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 12 6 10,00 50 4,67 9,29 5,82

Fen 20 15 5 13,33 67 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 72 16 66,67 74 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcBAcACCBCDBCDaADAAC

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcBAAbBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BDCACDAABD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) aADDABCAaAaCD AcdBa 

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBdDABAcaCBBBDcCDd

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 5 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ MAZİ 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,581 319,720 12 58 69 226 2691

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 4,67 9,29 5,82

Fen 20 10 8 7,33 37 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 39 45 24,00 27 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcAaBBCcCAACCBDdCc d

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DadcAbBDBC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) cBdcCBCdaB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) aAdCcbabBc

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) dcBaabbcdddAa b cd b

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BddbbCBaBBcAcCDAB  a

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 0 6 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 2 8 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 0 2 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYENURKUZUCU 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,819 319,720 10 54 63 191 2121

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 12 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,75 12,71 9,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,22 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 7,00 7,49 5,80

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,34 5,51 3,69

Matematik 20 3 0 3,00 15 4,67 9,29 5,82

Fen 20 12 7 9,67 48 11,56 12,21 8,52

Toplam: 90 39 21 32,00 36 45,53 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AaAaBadDCAACbBDAC   

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) DDdcAABDaC

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN)   A       

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG) DdbCdaaDBb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) ADB                 

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) BCBbDacaBBAbB bABCbD

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 0 20
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 3 0 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 4 3 57
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA AYAN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,227 319,720 1 45 52 147 1619

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 4 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,34 12,71 9,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,25 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,75 7,49 5,80

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,00 5,51 3,69

Matematik 20 6 8 3,33 17 1,42 9,29 5,82

Fen 20 14 6 12,00 60 6,25 12,21 8,52

Toplam: 90 55 28 45,67 51 26,00 54,93 38,87

Sözel (TÜR) A BADAadBCDBdDCADbdd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDBCDDADAA

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) dBBcBAACaC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BaCcCDddaD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) B  cdBabDA Cb   Bcbb

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CADBdDcBAABdBBBbcCDa

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 4 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 3 1 75
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 5 2 71
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ME*MET NUR* ACARR 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,989 319,720 3 61 72 244 3038

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 4 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 6,34 12,71 9,05

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,25 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,75 7,49 5,80

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,00 5,51 3,69

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,42 9,29 5,82

Fen 20 7 9 4,00 20 6,25 12,21 8,52

Toplam: 90 32 44 17,33 19 26,00 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcbaBBd  cACb D C b 

Cevap Anh. B ADADBBCDCAACCBDACDCA

Sözel (TAR) *c*aAdBDda

Cevap Anh. B DDADAABDBC

Sözel (DİN) ABdcCBCABB

Cevap Anh. B ABAACBCABB

Sözel (İNG)  bca   Dcb

Cevap Anh. B DAACACBDBD

Sayısal (MAT) *DBcadDbbacddCDcddcD

Cevap Anh. B ADBBCCDDABAACCDBBCAD

Sayısal (FEN) *Cd  dB cdcAdCD BCbc

Cevap Anh. B BCBCDCBDBBAABCDABCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 3 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 1 6 14
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 5 7 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 2 3 29
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA EMİR KAYALI 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,807 319,720 4 62 74 251 3128

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 4 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 6,34 12,71 9,05

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,25 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,75 7,49 5,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,00 5,51 3,69

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,42 9,29 5,82

Fen 20 8 9 5,00 25 6,25 12,21 8,52

Toplam: 90 33 43 18,67 21 26,00 54,93 38,87

Sözel (TÜR) AcaAbdCCB cBa  cD dd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDcC D bA 

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBcaA CBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) BbadbccbBD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) B bcdB cbAbbbabadd a

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN)  dbBdD Bbcad dBaBCDC

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 1 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 1 10 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 2 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZEN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,620 319,720 2 60 71 230 2793

Puanı Hesaplanan: 64 77 274 3850

Katılımlar: 4 64 77 278 3864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 6,34 12,71 9,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,25 7,72 5,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,75 7,49 5,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,00 5,51 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,42 9,29 5,82

Fen 20 8 12 4,00 20 6,25 12,21 8,52

Toplam: 90 39 50 22,33 25 26,00 54,93 38,87

Sözel (TÜR) baBAaACbBdcBCbC* Acd

Cevap Anh. A ADBADACCBCDBCDCADAAC

Sözel (TAR) BDddaDbcAc

Cevap Anh. A BDBCDDADAA

Sözel (DİN) ABBABdbCBC

Cevap Anh. A ABBABAACBC

Sözel (İNG) ccbAdcbAcD

Cevap Anh. A BDCACDAABD

Sayısal (MAT) aADDbadcDbdCDcbDacaa

Cevap Anh. A BADDABCADACCDBADBBCC

Sayısal (FEN) CbcdCDAdcAaCccBadCad

Cevap Anh. A CADBCDABAABCBBBDBCDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 12 4 8 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 4 1 3 25
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 7 3 4 43
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A
30

%46,88

19

%29,69

13

%20,31
 

2

%3,13
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%50,00)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit
edilmesi sağlanır. D

6

%9,38

7

%10,94

6

%9,38

42

%65,63

3

%4,69
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%29,69)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B
1

%1,56

60

%93,75

1

%1,56

2

%3,13
  

Doğru (%93,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. A
57

%89,06

1

%1,56

4

%6,25
 

1

%1,56

1

%1,56

Doğru (%89,06)

Yanlış (%9,38)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D
10

%15,63

7

%10,94

7

%10,94

36

%56,25

4

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. A
59

%92,19
 

1

%1,56

3

%4,69

1

%1,56
 

Doğru (%92,19)

Yanlış (%6,25)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. C

5

%7,81

4

%6,25

54

%84,38

1

%1,56
  

Doğru (%84,38)

Yanlış (%15,63)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. C
9

%14,06

10

%15,63

35

%54,69

9

%14,06

1

%1,56
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%43,75)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. B
1

%1,56

56

%87,50

3

%4,69
 

4

%6,25
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili sorular sorar. C
2

%3,13

1

%1,56

56

%87,50

2

%3,13

3

%4,69
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,81)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D

2

%3,13

4

%6,25

4

%6,25

49

%76,56

4

%6,25

1

%1,56

Doğru (%76,56)

Yanlış (%17,19)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
8

%12,50

51

%79,69

1

%1,56

3

%4,69

1

%1,56
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%18,75)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
2

%3,13

1

%1,56

43

%67,19

16

%25,00

2

%3,13
 

Doğru (%67,19)

Yanlış (%29,69)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. D  
2

%3,13

5

%7,81

52

%81,25

5

%7,81
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%10,94)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C
7

%10,94

5

%7,81

31

%48,44

3

%4,69

18

%28,13
 

Doğru (%48,44)

Yanlış (%23,44)

Boş (%28,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri
üzerinde durulur. A

58

%90,63

1

%1,56

4

%6,25
  

1

%1,56

Doğru (%90,63)

Yanlış (%9,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı
metnin konusunu tahmin eder. D  

1

%1,56

1

%1,56

61

%95,31

1

%1,56
 

Doğru (%95,31)

Yanlış (%3,13)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık
kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. A

33

%51,56

5

%7,81

15

%23,44

6

%9,38

5

%7,81
 

Doğru (%51,56)

Yanlış (%40,63)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. A

19

%29,69

7

%10,94

6

%9,38

25

%39,06

6

%9,38

1

%1,56

Doğru (%29,69)

Yanlış (%60,94)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C
7

%10,94

4

%6,25

32

%50,00

16

%25,00

4

%6,25

1

%1,56

Doğru (%50,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%6,25)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

63

%98,44

1

%1,56
   

Doğru (%98,44)

Yanlış (%1,56)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. D  

7

%10,94
 

57

%89,06
  

Doğru (%89,06)

Yanlış (%10,94)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. B

8

%12,50

46

%71,88

3

%4,69

7

%10,94
  

Doğru (%71,88)

Yanlış (%28,13)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C

2

%3,13
 

61

%95,31

1

%1,56
  

Doğru (%95,31)

Yanlış (%4,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. D

2

%3,13

5

%7,81

13

%20,31

42

%65,63

1

%1,56

1

%1,56

Doğru (%65,63)

Yanlış (%32,81)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

7

%10,94
 

3

%4,69

53

%82,81

1

%1,56
 

Doğru (%82,81)

Yanlış (%15,63)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A

44

%68,75

1

%1,56

1

%1,56

14

%21,88

3

%4,69

1

%1,56

Doğru (%68,75)

Yanlış (%26,56)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

8

%12,50

5

%7,81

7

%10,94

44

%68,75
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. A

61

%95,31

1

%1,56

2

%3,13
   

Doğru (%95,31)

Yanlış (%4,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. A

58

%90,63

3

%4,69

1

%1,56

1

%1,56

1

%1,56
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%7,81)

Boş (%1,56)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melek ve Ahiret İnancı A
46

%71,88

2

%3,13

1

%1,56

14

%21,88

1

%1,56
 

Doğru (%71,88)

Yanlış (%26,56)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melek ve Ahiret İnancı B
2

%3,13

60

%93,75

1

%1,56
 

1

%1,56
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%4,69)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B  
63

%98,44
  

1

%1,56
 

Doğru (%98,44)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,56)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A
17

%26,56

4

%6,25

27

%42,19

14

%21,88

2

%3,13
 

Doğru (%26,56)

Yanlış (%70,31)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B
1

%1,56

60

%93,75
 

2

%3,13

1

%1,56
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%4,69)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A
57

%89,06
  

7

%10,94
  

Doğru (%89,06)

Yanlış (%10,94)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melek ve Ahiret İnancı A
36

%56,25

7

%10,94

3

%4,69

13

%20,31

5

%7,81
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%35,94)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melek ve Ahiret İnancı C  
3

%4,69

56

%87,50

2

%3,13

3

%4,69
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%7,81)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melek ve Ahiret İnancı B
2

%3,13

60

%93,75
  

2

%3,13
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%3,13)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C  
2

%3,13

60

%93,75
 

2

%3,13
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%3,13)

Boş (%3,13)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

2

%3,13

56

%87,50

3

%4,69

2

%3,13

1

%1,56
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%10,94)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. D

17

%26,56

14

%21,88

5

%7,81

27

%42,19

1

%1,56
 

Doğru (%42,19)

Yanlış (%56,25)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

C
6

%9,38

1

%1,56

52

%81,25

3

%4,69

2

%3,13
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%15,63)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

A
32

%50,00

2

%3,13

12

%18,75

11

%17,19

7

%10,94
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%39,06)

Boş (%10,94)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C

6

%9,38

8

%12,50

37

%57,81

7

%10,94

6

%9,38
 

Doğru (%57,81)

Yanlış (%32,81)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. D

6

%9,38

5

%7,81

5

%7,81

44

%68,75

4

%6,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

35

%54,69

5

%7,81

3

%4,69

14

%21,88

6

%9,38

1

%1,56

Doğru (%54,69)

Yanlış (%35,94)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. A

40

%62,50

9

%14,06

4

%6,25

9

%14,06

2

%3,13
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%34,38)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

14

%21,88

33

%51,56

6

%9,38

3

%4,69

8

%12,50
 

Doğru (%51,56)

Yanlış (%35,94)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. D

2

%3,13

2

%3,13

1

%1,56

59

%92,19
  

Doğru (%92,19)

Yanlış (%7,81)

Boş (%0,00)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

5

%7,81

45

%70,31

9

%14,06

1

%1,56

3

%4,69

1

%1,56

Doğru (%70,31)

Yanlış (%25,00)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

35

%54,69

2

%3,13

8

%12,50

2

%3,13

17

%26,56
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%18,75)

Boş (%26,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

5

%7,81

13

%20,31

2

%3,13

31

%48,44

12

%18,75

1

%1,56

Doğru (%48,44)

Yanlış (%32,81)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

1

%1,56

4

%6,25

20

%31,25

38

%59,38

1

%1,56
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%39,06)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

49

%76,56

2

%3,13
 

12

%18,75

1

%1,56
 

Doğru (%76,56)

Yanlış (%21,88)

Boş (%1,56)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

5

%7,81

42

%65,63

5

%7,81

6

%9,38

6

%9,38
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%25,00)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C

6

%9,38

7

%10,94

36

%56,25

7

%10,94

7

%10,94

1

%1,56

Doğru (%56,25)

Yanlış (%32,81)

Boş (%10,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

39

%60,94

2

%3,13

7

%10,94

5

%7,81

11

%17,19
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%21,88)

Boş (%17,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
9

%14,06

3

%4,69

2

%3,13

37

%57,81

13

%20,31
 

Doğru (%57,81)

Yanlış (%21,88)

Boş (%20,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
54

%84,38

3

%4,69

2

%3,13

3

%4,69

2

%3,13
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%12,50)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
5

%7,81

5

%7,81

33

%51,56

5

%7,81

16

%25,00
 

Doğru (%51,56)

Yanlış (%23,44)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
9

%14,06

6

%9,38

31

%48,44

7

%10,94

11

%17,19
 

Doğru (%48,44)

Yanlış (%34,38)

Boş (%17,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
5

%7,81

5

%7,81

4

%6,25

40

%62,50

10

%15,63
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%21,88)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
3

%4,69

20

%31,25

6

%9,38

4

%6,25

30

%46,88

1

%1,56

Doğru (%31,25)

Yanlış (%21,88)

Boş (%46,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A
27

%42,19

6

%9,38

5

%7,81

14

%21,88

11

%17,19

1

%1,56

Doğru (%42,19)

Yanlış (%40,63)

Boş (%17,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
4

%6,25

8

%12,50

18

%28,13

30

%46,88

4

%6,25
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%46,88)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
8

%12,50

42

%65,63

2

%3,13

7

%10,94

5

%7,81
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%26,56)

Boş (%7,81)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B
8

%12,50

28

%43,75

18

%28,13

4

%6,25

6

%9,38
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%46,88)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
9

%14,06

5

%7,81

35

%54,69

5

%7,81

10

%15,63
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%29,69)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C
6

%9,38

10

%15,63

26

%40,63

7

%10,94

15

%23,44
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%35,94)

Boş (%23,44)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. C
5

%7,81

4

%6,25

49

%76,56

1

%1,56

4

%6,25

1

%1,56

Doğru (%76,56)

Yanlış (%17,19)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. A
46

%71,88

7

%10,94

3

%4,69

4

%6,25

4

%6,25
 

Doğru (%71,88)

Yanlış (%21,88)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D
12

%18,75

16

%25,00

5

%7,81

29

%45,31

2

%3,13
 

Doğru (%45,31)

Yanlış (%51,56)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. B

2

%3,13

35

%54,69

15

%23,44

11

%17,19

1

%1,56
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%43,75)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. C

5

%7,81
 

40

%62,50

16

%25,00

3

%4,69
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%32,81)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D

1

%1,56

5

%7,81

3

%4,69

54

%84,38

1

%1,56
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%14,06)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. A
53

%82,81

1

%1,56

4

%6,25
 

6

%9,38
 

Doğru (%82,81)

Yanlış (%7,81)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine
ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir. B  

57

%89,06

2

%3,13

4

%6,25

1

%1,56
 

Doğru (%89,06)

Yanlış (%9,38)

Boş (%1,56)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF AV SUREC IZLEME SERISI 1.SAYI

Okul İlçe İl Genel

64 77 278 3864

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. A

51

%79,69

2

%3,13

5

%7,81

4

%6,25

2

%3,13
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%17,19)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. A
35

%54,69

1

%1,56

13

%20,31

13

%20,31

2

%3,13
 

Doğru (%54,69)

Yanlış (%42,19)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. B
10

%15,63

45

%70,31

1

%1,56

6

%9,38

1

%1,56

1

%1,56

Doğru (%70,31)

Yanlış (%28,13)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. C
1

%1,56

3

%4,69

53

%82,81

6

%9,38
 

1

%1,56

Doğru (%82,81)

Yanlış (%17,19)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. B  
51

%79,69

10

%15,63

1

%1,56

2

%3,13
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%17,19)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. B
3

%4,69

50

%78,13

4

%6,25

4

%6,25

3

%4,69
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%17,19)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. B
12

%18,75

42

%65,63

1

%1,56

4

%6,25

4

%6,25

1

%1,56

Doğru (%65,63)

Yanlış (%28,13)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D
7

%10,94

3

%4,69

4

%6,25

48

%75,00

2

%3,13
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%21,88)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. B
2

%3,13

33

%51,56

7

%10,94

20

%31,25

2

%3,13
 

Doğru (%51,56)

Yanlış (%45,31)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. C
2

%3,13

11

%17,19

45

%70,31

4

%6,25

2

%3,13
 

Doğru (%70,31)

Yanlış (%26,56)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. D
3

%4,69

6

%9,38

2

%3,13

49

%76,56

4

%6,25
 

Doğru (%76,56)

Yanlış (%17,19)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. C
19

%29,69
 

29

%45,31

11

%17,19

3

%4,69

2

%3,13

Doğru (%45,31)

Yanlış (%50,00)

Boş (%4,69)
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