
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 101 206 415 9231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,46 7 3 5,83 7 2 6,35 5 3 4,21 10 7 7,73 12 6 10,45 53 29 43,03 335,420

Okul Ortalaması 14 5 12,54 9 1 8,08 8 2 7,75 8 2 7,16 13 5 11,60 16 3 15,07 68 18 62,20 399,510

KATILIMLAR

1 0 YAREN NÜZKET 7-XX 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 492,508 1 1 1 1 9
% 0,10

2 0 CAN DORUK GÜRBÜZ 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,041 2 2 2 2 30
% 0,32

3 0 ZEYNEP SAÇLI 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 86 4 84,67 476,983 3 3 5 7 85
% 0,92

4 0 KERİM EFE SOYLUĞAN 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 86 4 84,67 475,993 4 4 7 9 100
% 1,08

5 0 YUSUF ZİYA KEZGİN 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,259 5 5 8 12 115
% 1,25

6 0 CEREN BASKIN 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,00 472,835 6 6 11 16 142
% 1,54

7 0 FURKAN CÜNEYT 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,01 472,254 7 7 12 17 145
% 1,57

8 0 EMİR ÇELİK 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 19 1 18,67 83 6 81,00 471,321 8 8 13 18 155
% 1,68

9 0 KAAN KOÇBULUT 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 470,482 9 9 14 20 173
% 1,87

10 0 SEVDENİL ÇAKIR 7-XX 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 84 6 82,00 469,781 10 10 15 21 186
% 2,01

11 0 SEVDE NİL KAMACİHAN7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 83 7 80,67 467,160 11 11 17 26 227
% 2,46

12 0 YAVUZ KAAN MAVİLİ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 83 7 80,68 464,424 12 12 18 27 282
% 3,05

13 943 DEFNE KURT 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,68 462,844 13 13 19 31 313
% 3,39

14 0 SALİH ÜNDEY 7-XX 17 2 16,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 19 1 18,67 81 5 79,34 460,157 14 14 20 35 364
% 3,94

15 0 TALHA EMİR KUZU 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 81 9 78,00 458,388 15 15 21 39 410
% 4,44

16 0 ELA EFLİN ÇEVİKOL 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 16 3 15,00 20 0 20,00 79 9 76,00 455,158 16 16 24 45 496
% 5,37

17 0 ZEYNEP YÜSRA AYTEKİN7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 82 8 79,34 454,257 17 17 26 47 520
% 5,63

18 0 SERRA İPEK 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 81 8 78,34 452,915 18 18 27 49 551
% 5,97

19 0 ECEM NAZ ERKABADAYI7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 80 8 77,33 451,454 19 19 29 51 591
% 6,40

20 0 YUSUF KARAMAN 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 1 17,67 81 7 78,67 450,631 20 20 30 52 616
% 6,67

21 0 BETÜL ÇALTICAK 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,67 450,201 21 21 31 53 628
% 6,80

22 0 JİYA  GÜNDOĞDU 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 80 9 77,00 449,393 22 22 32 56 645
% 6,99

23 0 BERİL TOPUZ 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 18 2 17,33 79 9 75,99 446,030 23 23 36 63 749
% 8,11

24 0 KAYRA BÜLÜM 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 79 10 75,67 441,962 24 24 38 71 877
% 9,50

25 0 MELEKSU KULAK 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 16 3 15,00 19 1 18,67 77 12 73,01 441,580 25 25 39 73 890
% 9,64

26 0 GALİP AYTEKİN 7-XX 18 1 17,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 5 11,33 20 0 20,00 77 10 73,67 440,954 26 26 41 77 914
% 9,90

27 0 MEHMET ALI BOZDAĞ 7-XX 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 1 4,67 16 3 15,00 19 1 18,67 75 9 72,01 440,644 27 27 42 80 925
% 10

28 0 HAMZA YİĞİT ÇAKMAK 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 17 3 16,00 77 11 73,33 439,739 28 28 43 83 953
% 10

29 0 DURU ÇAKAR 7-XX 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 1 17,67 77 11 73,33 439,519 29 29 46 86 963
% 10

30 0 ERAY KAAN ŞEN 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 78 12 74,01 439,273 30 30 47 87 967
% 10

31 0 ELANAZ ESEN 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 79 10 75,67 438,381 31 31 48 88 995
% 11

32 0 CANSU DURMAZ 7-XX 17 2 16,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 76 10 72,67 438,271 32 32 49 89 1001
% 11

33 0 BERİL ATAŞ 7-XX 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 18 1 17,67 14 2 13,33 74 11 70,33 438,115 33 33 51 91 1009
% 11

                                                1 / 4



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 101 206 415 9231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,46 7 3 5,83 7 2 6,35 5 3 4,21 10 7 7,73 12 6 10,45 53 29 43,03 335,420

Okul Ortalaması 14 5 12,54 9 1 8,08 8 2 7,75 8 2 7,16 13 5 11,60 16 3 15,07 68 18 62,20 399,510

KATILIMLAR

34 0 YAREN ERDAL 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 18 1 17,67 15 5 13,33 76 13 71,67 438,016 34 34 52 92 1016
% 11

35 0 AHMET EYMEN SOFUOĞLU7-XX 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 20 0 20,00 76 14 71,33 436,409 35 35 53 95 1057
% 11

36 0 ECRİN GÖKYILDIZ 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 19 1 18,67 77 12 73,01 436,097 36 36 54 96 1067
% 12

37 0 GURUR BİLGİN 7-XX 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 20 0 20,00 77 11 73,33 434,734 37 37 56 99 1117
% 12

38 0 KADİR BERAT TEPELİ 7-XX 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 78 12 74,01 434,532 38 38 57 100 1124
% 12

39 0 ELİF VERA KATRAN 7-XX 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 15 4 13,67 19 1 18,67 74 14 69,34 431,660 39 39 61 106 1223
% 13

40 0 SARE SARIKÜSE 7-XX 15 4 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 0 9,00 16 3 15,00 18 2 17,33 75 12 71,00 431,647 40 40 62 107 1225
% 13

41 0 ZEYNEP AKAR 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 76 14 71,34 430,791 41 41 65 111 1261
% 14

42 0 URAZ TUĞAL 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 15 4 13,67 19 1 18,67 72 16 66,68 427,102 42 42 71 122 1401
% 15

43 0 ZEYNEP AV I 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 8 8,33 18 2 17,33 75 14 70,32 426,651 43 43 73 125 1425
% 15

44 0 ELİFNAZ DÖRMEN 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 11 6 9,00 20 0 20,00 74 12 70,00 424,576 44 44 79 132 1496
% 16

45 0 BUĞRA KARAMAN 7-XX 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 5 13,33 18 1 17,67 73 16 67,67 424,327 45 45 80 133 1508
% 16

46 0 AYSİMA AKBABA 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 19 1 18,67 74 13 69,66 424,143 46 46 81 134 1516
% 16

47 0 ASIM GÖK 7-XX 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 15 5 13,33 20 0 20,00 73 17 67,33 422,861 47 47 83 137 1568
% 17

48 0 ECRİN KAHRAMAN 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 4 12,67 17 3 16,00 74 14 69,34 422,174 48 48 84 139 1591
% 17

49 0 EGEMEN BAYAR 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,67 419,428 49 49 85 141 1698
% 18

50 0 DORUK TUNA METİN 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 14 6 12,00 19 1 18,67 73 17 67,34 418,632 50 50 88 146 1737
% 19

51 0 AZRA NİHAL ÖVE 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 5 12,33 18 2 17,33 73 16 67,66 417,916 51 51 90 151 1772
% 19

52 0 ALP AKIN DALCI 7-XX 13 4 11,67 8 1 7,67 8 0 8,00 9 1 8,67 14 3 13,00 17 0 17,00 69 9 66,01 411,961 52 52 94 160 2008
% 22

53 0 KAĞAN AKÇAY 7-XX 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 7 9,67 16 4 14,67 73 15 68,01 405,370 53 53 100 179 2244
% 24

54 0 MELİH KAAN BİÇİCİ 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 13 4 11,67 18 2 17,33 67 19 60,67 404,603 54 54 101 181 2271
% 25

55 0 ESİN NAZ ÜNLÜ 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 13 7 10,67 71 19 64,67 404,449 55 55 102 182 2279
% 25

56 0 İPEK EREN 7-XX 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 16 4 14,67 71 18 65,01 404,107 56 56 103 183 2294
% 25

57 0 AYŞIL KULA 7-XX 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 6 9,00 14 6 12,00 72 14 67,33 402,862 57 57 104 184 2339
% 25

58 0 FURKAN AĞIRKALDIRAN7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 9 7,00 19 1 18,67 71 18 65,00 400,054 58 58 107 189 2451
% 27

59 0 MEHMET TALHA 7-XX 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 15 5 13,33 70 18 64,00 397,237 59 59 113 200 2566
% 28

60 0 MELİS TAHTACI 7-XX 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 6 7,00 16 4 14,67 69 14 64,34 395,516 60 60 119 210 2632
% 29

61 0 ARAS AYDIN 7-XX 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 2 10,33 18 1 17,67 67 14 62,34 394,120 61 61 121 217 2680
% 29

62 0 ELİF SENA ATILGAN 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 6 9,00 15 5 13,33 68 19 61,66 389,220 62 62 125 227 2863
% 31

63 0 EREN PİRİNÇCİLER 7-XX 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 12 5 10,33 17 3 16,00 66 20 59,34 388,173 63 63 126 228 2909
% 32

64 0 ELİF NİSA GÜRDİL 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 9 9 6,00 18 2 17,33 66 20 59,32 385,109 64 64 128 233 3026
% 33

65 0 POLAT YAŞAR 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 10 6,67 17 3 16,00 66 24 58,01 382,396 65 65 132 238 3140
% 34

66 0 SERRA GÖKÇEDAĞLI 7-XX 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 11 9 8,00 64 25 55,67 382,268 66 66 133 239 3145
% 34
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 101 206 415 9231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,46 7 3 5,83 7 2 6,35 5 3 4,21 10 7 7,73 12 6 10,45 53 29 43,03 335,420

Okul Ortalaması 14 5 12,54 9 1 8,08 8 2 7,75 8 2 7,16 13 5 11,60 16 3 15,07 68 18 62,20 399,510

KATILIMLAR

67 0 MUSTAFA KAYRA ÜNLÜ7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 16 4 14,67 64 26 55,33 382,092 67 67 134 240 3156
% 34

68 0 ERAYTERELİ 7-XX 10 8 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 16 3 15,00 16 4 14,67 60 25 51,67 378,529 68 68 138 246 3288
% 36

69 0 FEYZA DERELİ 7-XX 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 12 6 10,00 15 4 13,67 63 23 55,34 376,753 69 69 139 247 3343
% 36

70 0 NİLAY DENİZ 7-XX 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 3 8,00 15 3 14,00 62 17 56,34 375,891 70 70 140 248 3382
% 37

71 0 YAĞMUR NİSA TÜRK EN7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 6 3,00 16 4 14,67 64 16 58,68 375,770 71 71 141 249 3385
% 37

72 0 YAMUR  ÇELİK 7-XX 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 12 8 9,33 17 2 16,33 63 25 54,65 375,397 72 72 142 252 3402
% 37

73 0 YAHYA BABAYİĞİT 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 13 6 11,00 10 8 7,33 64 22 56,67 373,062 73 73 143 257 3490
% 38

74 0 TUĞRA KAYA 7-XX 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 7 6,67 17 3 16,00 64 21 57,01 371,417 74 74 144 258 3546
% 38

75 0 DERİN AKSOY 7-XX 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 12 4 10,67 15 4 13,67 59 26 50,35 369,012 75 75 148 262 3635
% 39

76 0 ŞAKİR TUNA KOÇTÜRK7-XX 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 14 5 12,33 14 6 12,00 62 26 53,33 368,883 76 76 149 263 3642
% 39

77 0 ANIL DUĞAN 7-XX 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 11 4 9,67 15 5 13,33 61 22 53,66 368,681 77 77 150 265 3649
% 40

78 0 AYGÜL ERDOĞAN 7-XX 10 9 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 11 7 8,67 15 4 13,67 63 22 55,68 363,587 78 78 154 275 3837
% 42

79 0 BEDİRHAN TALHA ANGİ7-XX 8 11 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 12 6 10,00 17 3 16,00 60 26 51,34 359,339 79 79 159 284 3984
% 43

80 0 MUSTAFA EYMEN KAN 7-XX 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 14 5 12,33 13 7 10,67 59 30 49,00 358,575 80 80 162 287 4015
% 43

81 0 ELİF SU ÇEVİK 7-XX 16 3 15,00 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 9 7 6,67 11 6 9,00 58 23 50,34 357,387 81 81 163 288 4062
% 44

82 0 ZEYNEP ECE ÇELİK 7-XX 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 5 8,33 14 6 12,00 61 24 52,99 356,614 82 82 165 291 4094
% 44

83 0 ELA NEHİR ŞAHİN 7-XX 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 5 5,33 17 3 16,00 58 24 49,99 351,624 83 83 168 297 4268
% 46

84 0 BERKEN ANGÜN 7-XX 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 11 6 9,00 14 5 12,33 52 29 42,33 346,257 84 84 169 303 4448
% 48

85 0 LİVANUR TAŞ 7-XX 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 11 9 8,00 14 6 12,00 57 33 46,00 340,252 85 85 171 312 4650
% 50

86 0 NİL DEFNE ÇÜÇEN 7-XX 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 7 9 4,00 15 5 13,33 56 28 46,66 337,218 86 86 172 318 4750
% 51

87 0 RAM Z N KA N ÇALTI 7-XX 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 13 3 12,00 12 8 9,33 52 34 40,66 334,503 87 87 173 322 4836
% 52

88 0 ESLEM ERDEM 7-XX 13 7 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 5 14 0,33 14 6 12,00 53 34 41,67 320,771 88 88 178 339 5303
% 57

89 0 FERAHU IRMAKANGİ 7-XX 9 10 5,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 4 4,67 9 4 7,67 13 6 11,00 48 32 37,35 320,080 89 89 179 342 5326
% 58

90 0 ARAS ÇALIDAĞ 7-XX 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 14 6 12,00 11 9 8,00 45 45 30,00 304,074 90 90 185 359 5867
% 64

91 0 MEHMET YAMAN 7-XX 8 12 4,00 6 3 5,00 8 1 7,67 5 1 4,67 8 9 5,00 11 8 8,33 46 34 34,67 298,357 91 91 186 362 6064
% 66

92 0 ŞEYMA GÜL ÇABAK 7-XX 6 12 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 7 6,67 11 8 8,33 45 37 32,67 295,031 92 92 188 366 6183
% 67

93 0 BÜŞRA KANDEMİR 7-XX 7 11 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 2 6 0,00 9 6 7,00 9 6 7,00 42 33 30,99 294,164 93 93 189 367 6206
% 67

94 0 VİLDAN KARAKAYA 7-XX 7 9 4,00 9 1 8,67 6 2 5,33 6 0 6,00 6 4 4,67 8 8 5,33 42 24 34,00 289,282 94 94 190 370 6343
% 69

95 0 EREN TANRIVERDİ 7-XX 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 5 2,33 6 10 2,67 11 7 8,67 42 41 28,34 287,652 95 95 192 373 6395
% 69

96 0 BENGİS UÖZTÜRK 7-XX 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 10 10 6,67 41 44 26,35 277,272 96 96 195 384 6731
% 73

97 0 ASLAN YALÇINKAYA 7-XX 7 13 2,67 7 2 6,33 3 7 0,67 1 0 1,00 1 0 1,00 13 7 10,67 32 29 22,34 267,392 97 97 199 393 7017
% 76

98 0 ELİF DEMİR 7-XX 5 14 0,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 6 11 2,33 10 10 6,67 42 44 27,33 266,613 98 98 200 394 7044
% 76

99 0 SERKAN AYGÜL 7-XX 11 8 8,33 3 6 1,00 4 6 2,00 6 3 5,00 8 8 5,33 4 16 -1,33 36 47 20,33 263,387 99 99 201 395 7144
% 77
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 101 206 415 9231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,46 7 3 5,83 7 2 6,35 5 3 4,21 10 7 7,73 12 6 10,45 53 29 43,03 335,420

Okul Ortalaması 14 5 12,54 9 1 8,08 8 2 7,75 8 2 7,16 13 5 11,60 16 3 15,07 68 18 62,20 399,510

KATILIMLAR

100 0 ZEYNEP BAŞKURT 7-XX 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 7 10 3,67 9 11 5,33 36 44 21,34 261,986 100 100 202 399 7186
% 78

101 0 A **MA*   K 7-XX 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 11 8 8,33 36 50 19,33 249,408 101 101 203 403 7525
% 82
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(101)

12,54 8,08 7,75 7,16 11,60 15,07 62,20 399,510

İlçe
(206)

12,16 (3) 7,69 (1) 7,74 (3) 6,98 (2) 11,30 (2) 14,63 (2) 60,50 (3) 393,870
İl

(415)
11,49 (3) 7,42 (1) 7,61 (4) 6,23 (2) 10,41 (2) 14,05 (3) 57,21 (3) 382,400

Genel
(9231)

8,46 (23) 5,83 (8) 6,35 (38) 4,21 (15) 7,73 (27) 10,45 (27) 43,03 (20) 335,420
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7-XX
(101)

12,54 8,08 7,75 7,16 11,60 15,07 62,20 399,510
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 101 1

YUNUSEMRE ilçesinde 206 12 4
MANİSA ilinde 415 30 9 4

Genelde 9231 766 211 124 51

DERECELER

Genelde sınava 211 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 20. oldu

MANİSA ilinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,43 0,54 43

[-] Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0,24 0,75 24

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,24 0,75 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0,39 0,54 39



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

249,408 81,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
A **MA*   K 90 36 50 4 19 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 101 203 403 7525 % 81,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız aAdCBDaCcAdcaaAadadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbAaCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CbBAbDcbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız ddbDddddDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 15 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız abcacBCaa addc bccb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBdDbACaBbb *CbdDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 4 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 6 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 1 5 17

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 3 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

436,409 11,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
AHMET EYMEN SOFUOĞLU 90 76 14 0 71 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 35 53 95 1057 % 11,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACdBaDCBABDCaAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaAaCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBAbDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCbBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCAaCbCDaBBABADAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

411,961 21,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ALP AKIN DALCI 90 69 9 12 66 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 52 94 160 2008 % 21,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDcd A DC AcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız D cCCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız  CBADDB AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADaABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC dC CcDBBbB DAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAAB AB  D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 1 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 0 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

368,681 39,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ANIL DUĞAN 90 61 22 7 53 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 77 150 265 3649 % 39,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDaCBbaDbaAc CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACdBBAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CaBADDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCA Ccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DC C  aDCDb BA AbAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDAbCBbAABCdBDab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 2 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

394,120 29,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ARAS AYDIN 90 67 14 9 62 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 61 121 217 2680 % 29,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBcDCBcBbC AdAddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAbDBcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCcC  C C D BA AbAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDD bCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

304,074 63,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ARAS ÇALIDAĞ 90 45 45 0 30 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 90 185 359 5867 % 63,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCaBaaCdcacadAcAaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız bcbbCBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CaBAbccDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız dCAcacBbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCABdbacDBBABcDAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız aCBBDDACCBDAbcbcdacb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 1 4 20
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 2 4 33
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

422,861 16,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ASIM GÖK 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 47 83 137 1568 % 16,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBcCDAcbbAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACaCAbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBaadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBcaDDCDABCAaDADBbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

267,392 76,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ASLAN YALÇINKAYA 90 32 29 29 22 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 97 199 393 7017 % 76,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CbcBaddccbcdaAaABDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDcC aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız dcACbCbada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız          A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AdcBBaDCa*CCACdDBDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 0 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 0 4 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 0 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 0 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 0 0 0

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

363,587 41,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
AYGÜL ERDOĞAN 90 63 22 5 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 78 154 275 3837 % 41,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCdBDDbBbcDdaAc CaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACdBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCA bDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCcd BaDCaDBBdB cAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız aCBBDbACCBbAABCAB aD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 2 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

402,862 25,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
AYŞIL KULA 90 72 14 4 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 57 104 184 2339 % 25,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDA BBCDABACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBca aC bBaABDADBAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDcdDBdCdCBcBbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

424,143 16,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
AYSİMA AKBABA 90 74 13 3 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 46 81 134 1516 % 16,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCDABACABDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBdDaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAaCCADdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız C Ba DCD BCABaADBcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

417,916 19,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
AZRA NİHAL ÖVE 90 73 16 1 67 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 51 90 151 1772 % 19,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBDcCBABcCBAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCdBCDCaDcBbB DAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDAbCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

359,339 43,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BEDİRHAN TALHA ANGİ 90 60 26 4 51 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 79 159 284 3984 % 43,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCdBDDdBc*cdaAc dcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BaAD bBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdC Ba acDBBABAbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBaDACdBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

277,272 72,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BENGİS UÖZTÜRK 90 41 44 5 26 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 96 195 384 6731 % 72,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CaDBcdBacCDdaACAcDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDabaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAdaaADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DabCDdbaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız a BCDaCc cddc dc Ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AbcBdDbCcdCaddBDBbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 4 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 3 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

438,115 10,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BERİL ATAŞ 90 74 11 5 70 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 33 51 91 1009 % 10,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCBcBDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbbCCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBAaDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCABC CDDBBABcDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAdBCd    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 3 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 0 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

446,030 8,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BERİL TOPUZ 90 79 9 2 76 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 23 36 63 749 % 8,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAdCCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBcC DCD BCABDADBbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBdDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

346,257 48,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BERKEN ANGÜN 90 52 29 9 42 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 84 169 303 4448 % 48,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDadbBDa AcbCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbdCCBdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CaBbDDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız da b b  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız aCBC ab C aBBABbDAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAAB daaab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

450,201 6,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BETÜL ÇALTICAK 90 80 10 0 76 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 21 31 53 628 % 6,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBAdAacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCbBCDCDDBBABbDAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBbAABaABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

424,327 16,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BUĞRA KARAMAN 90 73 16 1 67 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 45 80 133 1508 % 16,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCbAcACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBdDaDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAdCCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBbCDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCaDCcABCAdaADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız A DBBDDCDBCCACBDBbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

294,164 67,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
BÜŞRA KANDEMİR 90 42 33 15 31 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 93 189 367 6206 % 67,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CdadDbBaBCD acd caCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BdADDDCbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDA aCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız D cda bdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CB C bCc Bdda AD bCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız cADB c CDBCd Ca Bbd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 4 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 1 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 0 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 0 3 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

486,041 0,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
CAN DORUK GÜRBÜZ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 30 % 0,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABACAcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

438,271 10,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
CANSU DURMAZ 90 76 10 4 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 32 49 89 1001 % 10,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCD BACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADD CDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDbCCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBC DC dBCAaDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDcCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 0 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

472,835 1,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
CEREN BASKIN 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 11 16 142 % 1,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABACABDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

462,844 3,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  943
DEFNE KURT 90 82 7 1 79 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 19 31 313 % 3,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBAcAbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCaADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BCDCDDBBABbDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

369,012 39,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
DERİN AKSOY 90 59 26 5 50 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 75 148 262 3635 % 39,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACaBcDCBbBbCBAcdCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDAaCBBdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CbBAbDcbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCAadAaCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCd  Ba CDDBBb ADAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDAadBbAABCAaD D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 0 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 1 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

418,632 18,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
DORUK TUNA METİN 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 50 88 146 1737 % 18,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDcCBABDCBAddCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CdBbbDBDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADdABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdCbBaDaDDdBABbDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCAdDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

439,519 10,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
DURU ÇAKAR 90 77 11 2 73 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 29 46 86 963 % 10,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCaABACAcDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDAD bCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCD CCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 1 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

451,454 6,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ECEM NAZ ERKABADAYI 90 80 8 2 77 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 19 29 51 591 % 6,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBcABBBCDABACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CdBCDDC  BCAaDADBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

436,097 11,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ECRİN GÖKYILDIZ 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 36 54 96 1067 % 11,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABdCAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBdCaDCD BCdcDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCcCBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

422,174 17,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ECRİN KAHRAMAN 90 74 14 2 69 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 48 84 139 1591 % 17,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDbBBBCDbBAdABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDdCCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız C BC DCcbBCAaDADBcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDaCDBCCACacBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

419,428 18,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
EGEMEN BAYAR 90 74 16 0 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 49 85 141 1698 % 18,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABcdAcDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CcBaDDCDABCbBDADBbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız ccDBBDDCDBCCdCBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

455,158 5,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELA EFLİN ÇEVİKOL 90 79 9 2 76 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 24 45 496 % 5,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCaABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CbBADDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCAcCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCAaCDCcDcBABADA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

351,624 46,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELA NEHİR ŞAHİN 90 58 24 8 50 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 83 168 297 4268 % 46,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCcDDdBddbaaABbCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDAaCBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAcDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BaADaABCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DC C aabC a  A  DAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACdBDAABCABcaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 2 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 1 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

438,381 10,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELANAZ ESEN 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 31 48 88 995 % 10,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBcABBBCcABACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBcCDDCa BCABDADBbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBbDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

266,613 76,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİF DEMİR 90 42 44 4 27 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 98 200 394 7044 % 76,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız aaDBcddacCabBcab Dda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBcDDbCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBcbacddBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CdBabDCD abda cbB dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız cbbBBDDCDBCCbbdcBbdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 2 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 3 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 1 5 17

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 2 2 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

385,109 32,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİF NİSA GÜRDİL 90 66 20 4 59 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 64 128 233 3026 % 32,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBAdDddAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CdBAaDB AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCA Cac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCaCbBa acccBbB DAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız aCBBaDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

389,220 31,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİF SENA ATILGAN 90 68 19 3 61 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 62 125 227 2863 % 31,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CbDBDdBaBCDABACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDdCbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBda DCc BaA cADBcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AccBBDDCDBaCACBcBDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

357,387 44,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİF SU ÇEVİK 90 58 23 9 50 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 81 163 288 4062 % 44,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDbdBBCD BACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDdDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAd CAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDcaCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBa DCc BCddaAb cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız bADBdDDdDBCCAaaDd   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 2 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 2 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

431,660 13,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİF VERA KATRAN 90 74 14 2 69 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 39 61 106 1223 % 13,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDc BBCDABAbAcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAaCCAbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız aBACDBbdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBaDDCc BCABDADBAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCbBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

424,576 16,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ELİFNAZ DÖRMEN 90 74 12 4 70 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 44 79 132 1496 % 16,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABbCAdDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBbCDdCC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBC aCc BCAB caBbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

471,321 1,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
EMİR ÇELİK 90 83 6 1 81 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 13 18 155 % 1,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAaDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADdABCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BCDCDDBcABADAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

439,273 10,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ERAY KAAN ŞEN 90 78 12 0 74 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 30 47 87 967 % 10,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCDAdACAcDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBaaDCDABCAdDADBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBbDCDdCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

378,529 35,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ERAYTERELİ 90 60 25 5 51 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 68 138 246 3288 % 35,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBD C cdDaaABdbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaACCBBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dbBAaDB*AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADd aaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BdDCcbBBABADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız aCBBDDACCBDAdaCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 0 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 0 2 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

388,173 31,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
EREN PİRİNÇCİLER 90 66 20 4 59 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 63 126 228 2909 % 31,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBdBCbABAaAcDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAbCCAaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CccaaDC  BCbB ADBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AdDBBDDdDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

287,652 69,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
EREN TANRIVERDİ 90 42 41 7 28 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 95 192 373 6395 % 69,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız aCaBDdcBBCDAdAaAcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDabCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDbabCbaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız **dCb CCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız aadacaCb caAc A  ACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız bbDcBbDCDBCCACdD b d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 1 4 17

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 1 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 2 2 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

404,449 24,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ESİN NAZ ÜNLÜ 90 71 19 0 64 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 55 102 182 2279 % 24,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCcABDCBAccCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAbDBbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCcCAaabCDDBBABADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CbcBDDcCCBbbABCAacDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 3 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

320,771 57,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ESLEM ERDEM 90 53 34 3 41 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 88 178 339 5303 % 57,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCaBDbBccCDABddABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACdCAaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DaACD abcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız b cCaaCcbBdAdbccdbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADdBDaCaBCCdCBaBDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 4 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 4 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

320,080 57,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
FERAHU IRMAKANGİ 90 48 32 10 37 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 89 179 342 5326 % 57,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CaDBDdBaBCDcc dAabda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBdDDadbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDbCCC aBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDdCbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız C  Ca Ccc CbB AD  CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADdBDcCDaCC CBcBbAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 2 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 0 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 2 4 33
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

376,753 36,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
FEYZA DERELİ 90 63 23 4 55 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 69 139 247 3343 % 36,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDcC bBDaBAcAdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBAaDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCAadAcCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC cCaCDD BddcDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CbBdD dCCBDAABCABaDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 2 2 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 0 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

400,054 26,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
FURKAN AĞIRKALDIRAN 90 71 18 1 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 58 107 189 2451 % 26,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBaBCDABcCAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDcCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAabCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBcaDaCc aCAaDADBbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız cADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

472,254 1,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
FURKAN CÜNEYT 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 12 17 145 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDbCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCAaDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDaDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

440,954 9,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
GALİP AYTEKİN 90 77 10 3 73 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 26 41 77 914 % 9,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız B CCBDDCBABDCBAcACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dbBADDBaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC aCDCcbBB BdDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

434,734 12,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
GURUR BİLGİN 90 77 11 2 73 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 37 56 99 1117 % 12,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız adCCBDDCBABDdaAdACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaACCBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCcCdBC CcDBBAB DAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

439,739 10,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
HAMZA YİĞİT ÇAKMAK 90 77 11 2 73 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 28 43 83 953 % 10,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDbBAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDAaCBBAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADaABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BCbC DBBABADAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAbBCABcDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

404,107 24,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
İPEK EREN 90 71 18 1 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 56 103 183 2294 % 24,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBDDCdAdDCBAcdCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAbDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız aCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCcC aCbCDDcBABADAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CdBBDDACCBDAbaCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

449,393 6,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
JİYA  GÜNDOĞDU 90 80 9 1 77 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 22 32 56 645 % 6,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCDbdACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCD BCABDADBcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AdDBBDDCDBCCdCBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

470,482 1,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
KAAN KOÇBULUT 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 14 20 173 % 1,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDbBBBCDABAaAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDAdCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDADBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBbDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

434,532 12,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
KADİR BERAT TEPELİ 90 78 12 0 74 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 38 57 100 1124 % 12,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız aCDBDddBBCabBAdAcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCcDCDbBCABaADBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

405,370 24,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
KAĞAN AKÇAY 90 73 15 2 68 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 53 100 179 2244 % 24,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdB*BCD BACAdDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBcCaDCc BCdaDADBbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBcDdDBCCbCBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

441,962 9,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
KAYRA BÜLÜM 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 24 38 71 877 % 9,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDAdbdAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBBCaDCD BCABDAcBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

475,993 1,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
KERİM EFE SOYLUĞAN 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 7 9 100 % 1,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDaBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBdABCDCDaBBABbDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

340,252 50,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
LİVANUR TAŞ 90 57 33 0 46 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 85 171 312 4650 % 50,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCdacacABDCaAdACcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbACCcBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCaAaDBcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCbDCAdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCdBCbCaDcBbBdDdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCaBDDAbCBDAAaCcdcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 4 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

440,644 10,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MEHMET ALI BOZDAĞ 90 75 9 6 72 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 27 42 80 925 % 10,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız B CCdDDCBABDaBAcACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BaAD A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC aCaCDDBBAcADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

397,237 27,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MEHMET TALHA 90 70 18 2 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 59 113 200 2566 % 27,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız aCDBDdB BCaABbaAcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADcDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBaC DCDABdbdDADBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AbDBBcDCDaCCAbBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

298,357 65,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MEHMET YAMAN 90 46 34 10 34 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 91 186 362 6064 % 65,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız cddaBDDbBcBDaBbcdCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDcCdBcA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CaBADDB AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız dCAD A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCab aaaC aBBbB cAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBdDD bCBbbAdacBDbD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 3 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

441,580 9,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MELEKSU KULAK 90 77 12 1 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 25 39 73 890 % 9,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCBAdDbBABACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız dCADbABbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdC BCaCDDBBABADAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

404,603 24,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MELİH KAAN BİÇİCİ 90 67 19 4 60 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 54 101 181 2271 % 24,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCBABDCaAcAacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbAbCBBAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAbDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BbADCAdab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BbbC  BBABAbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CdBBDDACCBDAABaABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

395,516 28,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MELİS TAHTACI 90 69 14 7 64 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 60 119 210 2632 % 28,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDAB BCDAB CAdDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız a dC DCD BCd  bDBbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBbDdDBaCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

358,575 43,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MUSTAFA EYMEN KAN 90 59 30 1 49 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 80 162 287 4015 % 43,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCdDDCBbdcCaAdbCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız aaAaCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız abBADDBcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız aCADCABdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdCbcC CcDBBAdADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDdCdBbAAdCAccDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

382,092 34,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
MUSTAFA KAYRA ÜNLÜ 90 64 26 0 55 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 67 134 240 3156 % 34,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBcABBBCDABAdAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADcDCaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACaCAbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DcACaBadcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBdaaDCcABCbccADBcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBbDdDBCCACBcBbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

337,218 51,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
NİL DEFNE ÇÜÇEN 90 56 28 6 46 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 86 172 318 4750 % 51,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBbcC AdDdBAcbacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CbBcDDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADdcdCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCaC aC Cbac b cadAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDbdCCBaAdBCABDDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 3 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

375,891 36,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
NİLAY DENİZ 90 62 17 11 56 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 70 140 248 3382 % 36,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDC ABbCaAcAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DcbCdBBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBA*DBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADdABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCB  Ba C c BA  DAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDdCCBDAAaaAB  D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 3 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 1 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 0 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

382,396 34,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
POLAT YAŞAR 90 66 24 0 58 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 65 132 238 3140 % 34,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDbBAaAcDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACaCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DdACDBbacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBdCaaCaABdAcDAbBbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AcDBBDDCDBCCACBbBDAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 3 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

334,503 52,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
RAM Z N KA N ÇALTI 90 52 34 4 40 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 87 173 322 4836 % 52,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BAdCcacaaAdaCBAcACca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbdaCBBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBAbDBbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız caADbAcCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC  C CD cBbcADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBB*DdbCBDcbdCdBDbD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

368,883 39,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ŞAKİR TUNA KOÇTÜRK 90 62 26 2 53 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 76 149 263 3642 % 39,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdcacCbcBcCAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAaCCADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBbCD aCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CcadDDCD BCABbADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AdDBBbaCDBCCcCacBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

460,157 3,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SALİH ÜNDEY 90 81 5 4 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 20 35 364 % 3,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız B CCBDDCBABDCBAcAdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCAaC CDDBBAB DAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 0 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 0 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

431,647 13,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SARE SARIKÜSE 90 75 12 3 71 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 40 62 107 1225 % 13,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCDAa CAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAdCCbDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBcCaDCD BCABDADBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDaCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

263,387 77,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SERKAN AYGÜL 90 36 47 7 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 99 201 395 7144 % 77,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız Cd BDbdBBCDAacadBDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız dBd DcaDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAdbCAbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDa *cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız aBdCbaCDbaCba A B C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız bdacdbaCbaCdbbaDacdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 2 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 4 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 2 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 1 5 17
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 0 4 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

382,268 34,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SERRA GÖKÇEDAĞLI 90 64 25 1 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 66 133 239 3145 % 34,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CaDBcABBBCDAcbCAdbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDaaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBaCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBaC DCDABCABDAcBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız bcDBBDDdadCCAaBbcDAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 2 3 40
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 0 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 2 4 33
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

452,915 5,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SERRA İPEK 90 81 8 1 78 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 18 27 49 551 % 5,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBAcbCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdC BCDCDDBBABdDAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

467,160 2,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SEVDE NİL KAMACİHAN 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 17 26 227 % 2,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDbBBBCDABACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız aBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCAacADBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

469,781 2,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
SEVDENİL ÇAKIR 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 15 21 186 % 2,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCABCDCDDBBdBADAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCbBcDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

295,031 66,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ŞEYMA GÜL ÇABAK 90 45 37 8 32 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 92 188 366 6183 % 66,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız baDacbBaB acc dAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDcdDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız dDACCCbDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız aBAaD aCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız dBcbDcCa BCdBDA  bC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBaaCb*CdbaB BbAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 2 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 2 3 33
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 2 2 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

458,388 4,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
TALHA EMİR KUZU 90 81 9 0 78 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 21 39 410 % 4,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDDCBABaCBAcACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDbCCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADaABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCcBabCDDBBABADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

371,417 38,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
TUĞRA KAYA 90 64 21 5 57 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 74 144 258 3546 % 38,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CaDBDd aBdDbBACAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCAaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız cBACDBdCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız C  a DCa BaAaDbDBcCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDCDdCCbCBDBDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 3 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

427,102 15,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
URAZ TUĞAL 90 72 16 2 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 42 71 122 1401 % 15,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDbBBBCDABAaAcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDdCCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız Dc CaBbdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBdaDDCc BCABDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız bADBBDDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 2 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

289,282 68,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
VİLDAN KARAKAYA 90 42 24 24 34 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 94 190 370 6343 % 68,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız  AdaBDbaBb aa AccC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız  CBAcDB Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCAD A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız aC C B  dDD  c   A a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBcD aCBbbAaa a  b

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 3 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 0 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 1 1 17

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 2 2 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 1 0



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

375,770 36,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAĞMUR NİSA TÜRK EN 90 64 16 10 58 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 71 141 249 3385 % 36,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBDDCBABDCBAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DbACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCA CDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DC Cdab CDada       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDAaCBDAABCddcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 1 2 17

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

373,062 37,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAHYA BABAYİĞİT 90 64 22 4 56 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 73 143 257 3490 % 37,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CdDBDAcBBCDbBACAaDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADD*CDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACaCADB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBaDDCDb CdaDADBdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBccC ada CdbBDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 4 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 4 1 67

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

375,397 36,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAMUR  ÇELİK 90 63 25 2 54 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 72 142 252 3402 % 36,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BcCbBDDCBABDaaAcbdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DcACCBBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCaADDBbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCbDbAdCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCcBCaCccdBbBADccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCcBc D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 2 1 67
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 1 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 1 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

438,016 11,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAREN ERDAL 90 76 13 1 71 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 34 52 92 1016 % 11,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCcABDCBAcACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DcACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BaADCABCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBC BCDCDDBBABADAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CdBBDDACdBDAbBCbBDDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

492,508 0,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAREN NÜZKET 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 9 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DaACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCABCDCDDBBABADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

464,424 3,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YAVUZ KAAN MAVİLİ 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 18 27 282 % 3,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDcBAdAcDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADaDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBDDdDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

450,631 6,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YUSUF KARAMAN 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 20 30 52 616 % 6,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDaBABACcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBCbaCDCaDBBbBADA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABC BcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

475,259 1,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
YUSUF ZİYA KEZGİN 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 8 12 115 % 1,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDdBBBCDABACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDcCCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDABCABDADBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AADBBcDCDBCCACBDBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

430,791 13,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP AKAR 90 76 14 0 71 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 41 65 111 1261 % 13,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCaDDCBABbCBAcAdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAaDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DC*CABCbCDbBBABADAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAdBCABccD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 4 1 80
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

426,651 15,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP AV I 90 75 14 1 70 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 43 73 125 1425 % 15,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BACCBDDCBABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBAbDcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCAaCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCBaAcCaCDD dbadDAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBdDDACdBDAABCABDDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 2 2 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 6 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

261,986 77,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP BAŞKURT 90 36 44 10 21 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 100 202 399 7186 % 77,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız dCcBDbdacabcBAaAaDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADacdDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız cDAdaCAbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız b  b DbDABbbaaADacdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız ddDBdDDCbdCCdCdbdbAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 3 2 60
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 1 3 25
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 1 1 33
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 1 0 50
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 4 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 3 2 50

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 3 3 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 1 3 25
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

356,614 44,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP ECE ÇELİK 90 61 24 5 53 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 82 165 291 4094 % 44,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BdCCBDaCBAdDddAcAdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız dbBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCAaCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdC  CDdD   ABbDccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CdBBDDbCCBDAABaAccDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 3 1 75
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 2 3 33

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 4 2 67
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 3 1 75
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

476,983 0,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP SAÇLI 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 5 7 85 % 0,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BACCBDDCBABDCBABACBD

Cevaplarınız BbCCBDDCBABDCBABACBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDACCBBADD

Cevaplarınız DDACCBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADDBDAC

Cevaplarınız CCBADDBDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCADCABCDB

Cevaplarınız BCADCABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCBCABCDCDDBBABADAAC

Cevaplarınız DCdCABCDCcDBBABADAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBBDDACCBDAABCABDDD

Cevaplarınız CCBBDDACCBDAABCABcDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 5 1 83

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

454,257 5,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7-XX  -  0
ZEYNEP YÜSRA AYTEKİN 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 26 47 520 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 101 101 206 415 9231

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CCDBDABBBCDABACABDCB

Cevaplarınız CCDBDABBBCDABACABDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBADDDCDCA

Cevaplarınız BBADDDCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACCCADBD

Cevaplarınız BDACCCADBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBCCBA

Cevaplarınız DBACDBCCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBBCDDCDABCABDADBACA

Cevaplarınız CBBCDDCDdBCAaaADBbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBBDDCDBCCACBDBDAC

Cevaplarınız AcDBBbDCDBCCACBcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 5 5 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 4 4 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 3 3 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 2 2 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 6 6 0 100

Fen S D Y B%
Uzay teknolojilerini açıklar. 6 5 1 83
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 4 4 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

101 206 415 9231

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

2

%1,98

90

%89,11

8

%7,92
 

1

%0,99
 

Doğru (%89,11)

Yanlış (%9,90)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A

43

%42,57

19

%18,81

2

%1,98

34

%33,66

3

%2,97
 

Doğru (%42,57)

Yanlış (%54,46)

Boş (%2,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-10

[1] Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit
edilmesi sağlanır. C

1

%0,99

1

%0,99

93

%92,08

5

%4,95

1

%0,99
 

Doğru (%92,08)

Yanlış (%6,93)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C

10

%9,90

3

%2,97

82

%81,19

6

%5,94
  

Doğru (%81,19)

Yanlış (%18,81)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B

2

%1,98

93

%92,08

2

%1,98

4

%3,96
  

Doğru (%92,08)

Yanlış (%7,92)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D

7

%6,93

1

%0,99

4

%3,96

88

%87,13

1

%0,99
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%11,88)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 [1] Metnin konusunu belirler. D

5

%4,95

1

%0,99

14

%13,86

80

%79,21

1

%0,99
 

Doğru (%79,21)

Yanlış (%19,80)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-1

[1] Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi
sağlanır. C

8

%7,92

3

%2,97

86

%85,15

4

%3,96
  

Doğru (%85,15)

Yanlış (%14,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 [1] Metnin içeriğini yorumlar. B

2

%1,98

75

%74,26

7

%6,93

9

%8,91

8

%7,92
 

Doğru (%74,26)

Yanlış (%17,82)

Boş (%7,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A

69

%68,32

14

%13,86

11

%10,89

3

%2,97

4

%3,96
 

Doğru (%68,32)

Yanlış (%27,72)

Boş (%3,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 [1] Metinler arasında karşılaştırma yapar. B

7

%6,93

71

%70,30

6

%5,94

14

%13,86

2

%1,98

1

%0,99

Doğru (%70,30)

Yanlış (%27,72)

Boş (%1,98)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

101 206 415 9231

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 [1] Yazdıklarını düzenler. D

8

%7,92

9

%8,91

7

%6,93

77

%76,24
  

Doğru (%76,24)

Yanlış (%23,76)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 [1] Yazdıklarını düzenler. C

22

%21,78

5

%4,95

58

%57,43

16

%15,84
  

Doğru (%57,43)

Yanlış (%42,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B

23

%22,77

65

%64,36

2

%1,98

4

%3,96

6

%5,94

1

%0,99

Doğru (%64,36)

Yanlış (%29,70)

Boş (%5,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A

97

%96,04

2

%1,98
 

1

%0,99

1

%0,99
 

Doğru (%96,04)

Yanlış (%2,97)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

[1] Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını
belirler. B

4

%3,96

24

%23,76

62

%61,39

10

%9,90

1

%0,99
 

Doğru (%23,76)

Yanlış (%75,25)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A

67

%66,34

11

%10,89

8

%7,92

8

%7,92

7

%6,93
 

Doğru (%66,34)

Yanlış (%26,73)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C

10

%9,90

4

%3,96

73

%72,28

14

%13,86
  

Doğru (%72,28)

Yanlış (%27,72)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

6

%5,94

24

%23,76

63

%62,38

7

%6,93

1

%0,99
 

Doğru (%23,76)

Yanlış (%75,25)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D

5

%4,95

5

%4,95
 

91

%90,10
  

Doğru (%90,10)

Yanlış (%9,90)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

1

%0,99

1

%0,99
 

98

%97,03

1

%0,99
 

Doğru (%97,03)

Yanlış (%1,98)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-8

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

9

%8,91

13

%12,87

7

%6,93

70

%69,31

2

%1,98
 

Doğru (%69,31)

Yanlış (%28,71)

Boş (%1,98)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

Okul İlçe İl Genel

101 206 415 9231

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-10

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. A

87

%86,14

6

%5,94

3

%2,97

5

%4,95
  

Doğru (%86,14)

Yanlış (%13,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

15

%14,85

5

%4,95

77

%76,24

4

%3,96
  

Doğru (%76,24)

Yanlış (%23,76)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

3

%2,97
 

94

%93,07

4

%3,96
  

Doğru (%93,07)

Yanlış (%6,93)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. B  

99

%98,02

1

%0,99

1

%0,99
  

Doğru (%98,02)

Yanlış (%1,98)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-2

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. B  

98

%97,03

1

%0,99

2

%1,98
  

Doğru (%97,03)

Yanlış (%2,97)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-3

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. A

89

%88,12
 

7

%6,93

5

%4,95
  

Doğru (%88,12)

Yanlış (%11,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-6

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. D

2

%1,98

3

%2,97

8

%7,92

85

%84,16

2

%1,98

1

%0,99

Doğru (%84,16)

Yanlış (%13,86)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-5

[1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

29

%28,71

3

%2,97

2

%1,98

66

%65,35

1

%0,99
 

Doğru (%65,35)

Yanlış (%33,66)

Boş (%0,99)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. C

6

%5,94

1

%0,99

71

%70,30

20

%19,80

3

%2,97
 

Doğru (%70,30)

Yanlış (%26,73)

Boş (%2,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C

11

%10,89

12

%11,88

74

%73,27

3

%2,97

1

%0,99
 

Doğru (%73,27)

Yanlış (%25,74)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-9 [1] Melek ve Ahiret İnancı B

4

%3,96

94

%93,07
 

3

%2,97
  

Doğru (%93,07)

Yanlış (%6,93)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 7.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A

93

%92,08

6

%5,94

1

%0,99
 

1

%0,99
 

Doğru (%92,08)

Yanlış (%6,93)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D

18

%17,82

16

%15,84

2

%1,98

64

%63,37
 

1

%0,99

Doğru (%63,37)

Yanlış (%36,63)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 [1] Melek ve Ahiret İnancı D   

2

%1,98

99

%98,02
  

Doğru (%98,02)

Yanlış (%1,98)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B  

80

%79,21

19

%18,81

2

%1,98
  

Doğru (%79,21)

Yanlış (%20,79)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 [1] Melek ve Ahiret İnancı D

4

%3,96

14

%13,86

7

%6,93

69

%68,32

6

%5,94

1

%0,99

Doğru (%68,32)

Yanlış (%25,74)

Boş (%5,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-3 [1] Melek ve Ahiret İnancı A

96

%95,05

3

%2,97

1

%0,99

1

%0,99
  

Doğru (%95,05)

Yanlış (%4,95)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 [1] Melek ve Ahiret İnancı C

1

%0,99

1

%0,99

97

%96,04

2

%1,98
  

Doğru (%96,04)

Yanlış (%3,96)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

[1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. B

4

%3,96

85

%84,16

3

%2,97

6

%5,94

2

%1,98

1

%0,99

Doğru (%84,16)

Yanlış (%13,86)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. C

7

%6,93

2

%1,98

88

%87,13

2

%1,98

2

%1,98
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%10,89)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-10

[1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. A

91

%90,10

8

%7,92
  

2

%1,98
 

Doğru (%90,10)

Yanlış (%7,92)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

D
6

%5,94

2

%1,98

1

%0,99

90

%89,11

2

%1,98
 

Doğru (%89,11)

Yanlış (%8,91)

Boş (%1,98)



KURUM SORU ANALİZİ
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

[1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. C

9

%8,91

6

%5,94

63

%62,38

15

%14,85

7

%6,93

1

%0,99

Doğru (%62,38)

Yanlış (%30,69)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

[1] Students will be able to understand clear, standard
speech on appearances and personalities. A

84

%83,17

7

%6,93

4

%3,96

3

%2,97

3

%2,97
 

Doğru (%83,17)

Yanlış (%13,86)

Boş (%2,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

[1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

5

%4,95

66

%65,35

5

%4,95

10

%9,90

15

%14,85
 

Doğru (%65,35)

Yanlış (%19,80)

Boş (%14,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

[1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. C

10

%9,90

9

%8,91

71

%70,30

4

%3,96

7

%6,93
 

Doğru (%70,30)

Yanlış (%22,77)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-1

[1] Students will be able to write simple pieces to
compare people. D

7

%6,93

2

%1,98

2

%1,98

88

%87,13

1

%0,99

1

%0,99

Doğru (%87,13)

Yanlış (%11,88)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

[1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

8

%7,92

55

%54,46

11

%10,89

14

%13,86

13

%12,87
 

Doğru (%54,46)

Yanlış (%32,67)

Boş (%12,87)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D

11

%10,89

1

%0,99

1

%0,99

86

%85,15

2

%1,98
 

Doğru (%85,15)

Yanlış (%12,87)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C  

2

%1,98

98

%97,03
 

1

%0,99
 

Doğru (%97,03)

Yanlış (%1,98)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. B

6

%5,94

53

%52,48

16

%15,84

16

%15,84

9

%8,91

1

%0,99

Doğru (%52,48)

Yanlış (%38,61)

Boş (%8,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C

6

%5,94

3

%2,97

82

%81,19

8

%7,92

2

%1,98
 

Doğru (%81,19)

Yanlış (%16,83)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A

29

%28,71

11

%10,89

4

%3,96

6

%5,94

51

%50,50
 

Doğru (%28,71)

Yanlış (%20,79)

Boş (%50,50)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-13 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B

28

%27,72

52

%51,49

8

%7,92

6

%5,94

7

%6,93
 

Doğru (%51,49)

Yanlış (%41,58)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C

27

%26,73

5

%4,95

64

%63,37

3

%2,97

2

%1,98
 

Doğru (%63,37)

Yanlış (%34,65)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

18

%17,82

12

%11,88

2

%1,98

39

%38,61

30

%29,70
 

Doğru (%38,61)

Yanlış (%31,68)

Boş (%29,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. C

9

%8,91

2

%1,98

82

%81,19

7

%6,93

1

%0,99
 

Doğru (%81,19)

Yanlış (%17,82)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

8

%7,92

2

%1,98

25

%24,75

53

%52,48

13

%12,87
 

Doğru (%52,48)

Yanlış (%34,65)

Boş (%12,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. D

14

%13,86

6

%5,94

6

%5,94

62

%61,39

13

%12,87
 

Doğru (%61,39)

Yanlış (%25,74)

Boş (%12,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-2

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

1

%0,99

67

%66,34

10

%9,90

6

%5,94

17

%16,83
 

Doğru (%66,34)

Yanlış (%16,83)

Boş (%16,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. B

4

%3,96

85

%84,16

3

%2,97

2

%1,98

7

%6,93
 

Doğru (%84,16)

Yanlış (%8,91)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A

66

%65,35

18

%17,82

2

%1,98

12

%11,88

3

%2,97
 

Doğru (%65,35)

Yanlış (%31,68)

Boş (%2,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-17

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

2

%1,98

77

%76,24

2

%1,98

3

%2,97

17

%16,83
 

Doğru (%76,24)

Yanlış (%6,93)

Boş (%16,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. A

48

%47,52

16

%15,84

8

%7,92

12

%11,88

17

%16,83
 

Doğru (%47,52)

Yanlış (%35,64)

Boş (%16,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. D

2

%1,98

7

%6,93

7

%6,93

79

%78,22

6

%5,94
 

Doğru (%78,22)

Yanlış (%15,84)

Boş (%5,94)
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Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

[1] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak
için birer strateji olarak kullanır. A

88

%87,13

2

%1,98

6

%5,94

3

%2,97

2

%1,98
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%10,89)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A

32

%31,68

40

%39,60

20

%19,80

1

%0,99

8

%7,92
 

Doğru (%31,68)

Yanlış (%60,40)

Boş (%7,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C

1

%0,99

1

%0,99

88

%87,13

5

%4,95

6

%5,94
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%6,93)

Boş (%5,94)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-14 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. C

7

%6,93

3

%2,97

90

%89,11

1

%0,99
  

Doğru (%89,11)

Yanlış (%10,89)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-12

[1] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin
yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. C

2

%1,98

2

%1,98

90

%89,11

7

%6,93
  

Doğru (%89,11)

Yanlış (%10,89)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 [1] Uzay sondalarını açıklar. B

1

%0,99

95

%94,06

3

%2,97

2

%1,98
  

Doğru (%94,06)

Yanlış (%5,94)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 [1] Uzay kirliliği kavramını açıklar. B  

91

%90,10
 

9

%8,91

1

%0,99
 

Doğru (%90,10)

Yanlış (%8,91)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. D

3

%2,97

1

%0,99

4

%3,96

92

%91,09
 

1

%0,99

Doğru (%91,09)

Yanlış (%8,91)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine
ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir. D

3

%2,97

7

%6,93

1

%0,99

88

%87,13

2

%1,98
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%10,89)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-19 [1] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. A

86

%85,15

1

%0,99

1

%0,99

8

%7,92

5

%4,95
 

Doğru (%85,15)

Yanlış (%9,90)

Boş (%4,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-20

[1] Batılı gök bilimciler ve Türk İslam gök bilimcilerinin
katkılarına değinilir. C

4

%3,96

13

%12,87

79

%78,22

3

%2,97

2

%1,98
 

Doğru (%78,22)

Yanlış (%19,80)

Boş (%1,98)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

[1] Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine
ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir. C

2

%1,98
 

85

%84,16

14

%13,86
  

Doğru (%84,16)

Yanlış (%15,84)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-17 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. B

1

%0,99

96

%95,05

1

%0,99

2

%1,98

1

%0,99
 

Doğru (%95,05)

Yanlış (%3,96)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-18 [1] Uzay kirliliği kavramını açıklar. D

1

%0,99

19

%18,81

1

%0,99

79

%78,22

1

%0,99
 

Doğru (%78,22)

Yanlış (%20,79)

Boş (%0,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-1 [1] Uzay enkazı kavramını açıklar. A

86

%85,15

9

%8,91

5

%4,95

1

%0,99
  

Doğru (%85,15)

Yanlış (%14,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

[1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. A

75

%74,26

10

%9,90

2

%1,98

10

%9,90

4

%3,96
 

Doğru (%74,26)

Yanlış (%21,78)

Boş (%3,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

[1] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine
yönelik çıkarımda bulunur. B

10

%9,90

81

%80,20

1

%0,99

8

%7,92
 

1

%0,99

Doğru (%80,20)

Yanlış (%19,80)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 [1] Teleskop çeşitlerine değinilir. C

8

%7,92

1

%0,99

88

%87,13

2

%1,98

2

%1,98
 

Doğru (%87,13)

Yanlış (%10,89)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-2 [1] Teleskop çeşitlerine değinilir. A

71

%70,30

7

%6,93

9

%8,91

11

%10,89

3

%2,97
 

Doğru (%70,30)

Yanlış (%26,73)

Boş (%2,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-10 [1] Uzay çalışmalarında roketlerin kullanıldığını belirtir. B

9

%8,91

76

%75,25

2

%1,98

10

%9,90

2

%1,98

2

%1,98

Doğru (%75,25)

Yanlış (%22,77)

Boş (%1,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 [1] Uzay teleskobunu açıklar. D

4

%3,96

4

%3,96

47

%46,53

39

%38,61

7

%6,93
 

Doğru (%38,61)

Yanlış (%54,46)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-7 [1] Uzay istasyonunu açıklar. D

9

%8,91

3

%2,97

6

%5,94

76

%75,25

7

%6,93
 

Doğru (%75,25)

Yanlış (%17,82)

Boş (%6,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-6 [1] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. D

4

%3,96

16

%15,84

6

%5,94

74

%73,27

1

%0,99
 

Doğru (%73,27)

Yanlış (%25,74)

Boş (%0,99)
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