
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 1 397 838 1612 49064

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,3 8,2 26,26 12,7 3,9 11,70 15,1 4,1 14,07 6,7 4,7 5,50 7,3 3,5 6,37 4,5 2,1 3,99 10,1 3,7 9,22 9,0 5,7 7,53 93,6 35,9 84,64 213,530 244,390 232,070

Okul Ortalaması 27,9 8,8 25,68 13,0 4,0 11,94 12,7 4,2 11,63 5,7 4,8 4,55 9,4 4,0 8,37 4,2 1,7 3,80 9,4 3,7 8,46 8,6 5,3 7,23 90,8 36,6 81,66 215,120 237,180 232,220

KATILIMLAR

1 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 37 3 36,25 19 1 18,75 25 1 24,75 7 4 6,00 28 7 26,25 21 2 20,50 137 18 132,50 295,218 26 3539 289,208 81 12319 360,535 3 414

2 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 35 4 34,00 16 2 15,50 25 3 24,25 0 2 -0,50 32 2 31,50 20 4 19,00 128 17 123,75 296,260 24 3441 269,460 106 15255 357,485 7 480

3 0 SİNEM SUCU 12E 38 1 37,75 16 3 15,25 16 5 14,75 7 9 4,75 33 4 32,00 12 2 11,50 15 2 14,50 137 26 130,50 331,940 9 1163 255,758 127 17578 345,888 9 786

4 0 NACİYE YÜKSEL 12E 33 7 31,25 15 1 14,75 26 1 25,75 7 3 6,25 28 5 26,75 17 3 16,25 126 20 121,00 287,868 34 4239 267,868 109 15514 341,138 11 953

5 0 İDİL YEGÜL 12E 37 2 36,50 18 2 17,50 25 4 24,00 8 10 5,50 29 11 26,25 18 3 17,25 17 10 14,50 3 0 3,00 155 42 144,50 344,775 3 727 278,775 92 13775 341,110 12 956

6 56 ÇAĞAN BEDİR 12E 33 5 31,75 16 4 15,00 14 0 14,00 3 2 2,50 33 6 31,50 19 2 18,50 18 3 17,25 136 22 130,50 341,695 4 820 252,298 133 18200 340,450 13 985

7 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 16 2 15,50 28 3 27,25 7 2 6,50 28 11 25,25 14 4 13,00 129 26 122,50 290,525 29 3991 266,270 110 15776 334,838 15 1255

8 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 34 5 32,75 14 5 12,75 21 4 20,00 3 5 1,75 27 7 25,25 2 0 2,00 11 4 10,00 112 30 104,50 276,465 41 5539 236,748 148 21327 306,150 31 3919

9 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 31 9 28,75 17 2 16,50 20 2 19,50 2 4 1,00 29 7 27,25 9 4 8,00 108 28 101,00 275,315 43 5679 229,433 157 23058 305,228 33 4046

10 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 37 2 36,50 15 3 14,25 15 6 13,50 2 1 1,75 29 7 27,25 8 2 7,50 106 21 100,75 275,175 46 5699 227,960 159 23439 303,695 35 4275

11 0 SÜEDA COŞAN 12E 34 6 32,50 16 4 15,00 11 3 10,25 4 3 3,25 30 7 28,25 7 7 5,25 102 30 94,50 272,598 50 6032 215,645 184 26765 294,765 44 5611

12 0 ELA YILDIZ 12E 36 2 35,50 14 5 12,75 14 4 13,00 2 4 1,00 29 4 28,00 10 4 9,00 6 5 4,75 111 28 104,00 300,100 20 3126 215,590 185 26780 293,805 47 5772

13 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 6 31,50 19 0 19,00 13 2 12,50 1 2 0,50 28 8 26,00 16 1 15,75 7 3 6,25 117 22 111,50 316,438 14 1963 221,560 171 25121 293,585 48 5811

14 0 SILA AKSOY 12E 22 8 20,00 16 0 16,00 14 4 13,00 7 4 6,00 29 8 27,00 4 3 3,25 8 3 7,25 100 30 92,50 272,938 49 5982 214,525 188 27110 289,730 52 6507

15 0 ELA NAZ DEMİR 12E 37 3 36,25 16 2 15,50 15 2 14,50 5 6 3,50 27 5 25,75 3 4 2,00 103 22 97,50 275,178 45 5697 217,148 180 26290 288,383 55 6782

16 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 28 11 25,25 12 3 11,25 5 4 4,00 1 0 1,00 32 7 30,25 17 4 16,00 10 5 8,75 105 34 96,50 304,328 19 2801 201,653 235 31701 287,063 57 7043

17 0 AYLİN ÖNİZ 12E 27 9 24,75 14 3 13,25 11 5 9,75 9 1 8,75 28 8 26,00 19 5 17,75 8 6 6,50 116 37 106,75 314,748 15 2079 214,088 190 27236 285,978 58 7265

18 0 ELİF AYDIN 12E 33 7 31,25 13 5 11,75 6 7 4,25 3 0 3,00 29 8 27,00 9 4 8,00 93 31 85,25 255,805 79 8529 210,128 203 28543 285,038 59 7455

19 0 ADA YALÇIN 12E 34 4 33,00 15 3 14,25 8 4 7,00 31 7 29,25 31 8 29,00 5 6 3,50 124 32 116,00 356,318 2 438 202,250 231 31456 284,403 61 7597

20 0 ADA ÖLMEZ 12E 24 7 22,25 16 4 15,00 14 7 12,25 10 4 9,00 29 10 26,50 5 3 4,25 3 2 2,50 101 37 91,75 264,753 59 7168 217,018 181 26335 283,848 63 7710

21 0 AZRA GÜNAL 12E 33 5 31,75 14 4 13,00 6 5 4,75 1 2 0,50 32 5 30,75 8 0 8,00 3 2 2,50 97 23 91,25 291,318 28 3913 194,233 276 34915 281,440 67 8200

22 0 EGE YAYMACI 12E 34 6 32,50 13 4 12,00 11 2 10,50 3 0 3,00 30 8 28,00 2 0 2,00 93 20 88,00 268,118 56 6704 202,755 230 31242 281,100 69 8266

23 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 34 4 33,00 15 2 14,50 5 3 4,25 5 4 4,00 29 5 27,75 4 4 3,00 92 22 86,50 264,528 60 7199 202,780 229 31232 280,173 70 8464

24 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 34 6 32,50 14 5 12,75 14 8 12,00 5 9 2,75 27 11 24,25 7 9 4,75 101 48 89,00 258,880 71 8047 212,985 196 27599 279,165 72 8698

25 0 ELA SEVER 12E 27 12 24,00 14 4 13,00 9 3 8,25 3 3 2,25 30 7 28,25 7 8 5,00 90 37 80,75 256,490 76 8398 198,605 250 33008 277,408 76 9096

26 0 SUDE DÜZGÜN 12E 24 15 20,25 15 5 13,75 16 12 13,00 8 2 7,50 28 10 25,50 12 5 10,75 6 5 4,75 109 54 95,50 290,333 30 4002 206,873 214 29643 277,363 77 9105

27 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 32 8 30,00 12 4 11,00 10 5 8,75 2 2 1,50 28 8 26,00 6 2 5,50 90 29 82,75 253,860 82 8842 204,350 223 30601 276,080 79 9426

28 0 KEMAL HORUZ 12E 33 6 31,50 14 4 13,00 7 4 6,00 2 4 1,00 28 5 26,75 5 3 4,25 89 26 82,50 256,473 77 8403 201,050 239 31944 275,300 83 9585

29 0 UMUT EGE ERBİL 12E 32 8 30,00 14 6 12,50 10 5 8,75 3 8 1,00 29 11 26,25 5 4 4,00 93 42 82,50 256,065 78 8476 201,350 236 31829 274,175 84 9822

30 0 ECEM ARSLAN 12E 32 8 30,00 13 5 11,75 11 5 9,75 1 1 0,75 24 12 21,00 11 6 9,50 92 37 82,75 240,005 113 11318 216,855 182 26378 272,853 86 10151
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Genel Ortalama 28,3 8,2 26,26 12,7 3,9 11,70 15,1 4,1 14,07 6,7 4,7 5,50 7,3 3,5 6,37 4,5 2,1 3,99 10,1 3,7 9,22 9,0 5,7 7,53 93,6 35,9 84,64 213,530 244,390 232,070

Okul Ortalaması 27,9 8,8 25,68 13,0 4,0 11,94 12,7 4,2 11,63 5,7 4,8 4,55 9,4 4,0 8,37 4,2 1,7 3,80 9,4 3,7 8,46 8,6 5,3 7,23 90,8 36,6 81,66 215,120 237,180 232,220

KATILIMLAR

31 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 35 4 34,00 15 4 14,00 3 2 2,50 5 4 4,00 29 9 26,75 20 2 19,50 2 1 1,75 109 26 102,50 319,825 12 1750 197,655 260 33434 272,265 87 10312

32 0 ARDA ÇEKİM 12E 31 7 29,25 13 4 12,00 11 3 10,25 2 0 2,00 28 7 26,25 28 7 26,25 3 4 2,00 116 32 108,00 336,218 7 1008 197,318 261 33572 270,025 89 10875

33 0 ECRİN KABASAKAL 12E 30 9 27,75 14 3 13,25 9 4 8,00 1 0 1,00 26 7 24,25 6 2 5,50 86 25 79,75 247,548 95 9852 202,903 228 31182 269,525 91 11000

34 0 BEGÜM KIRTOK 12E 32 8 30,00 12 4 11,00 13 5 11,75 1 3 0,25 26 8 24,00 6 6 4,50 90 34 81,50 250,065 89 9442 203,675 226 30895 269,358 93 11051

35 0 ORHAN BAYKAL 12E 28 12 25,00 15 4 14,00 7 6 5,50 1 1 0,75 28 7 26,25 27 9 24,75 6 4 5,00 112 43 101,25 323,433 10 1536 195,735 267 34252 269,168 95 11095

36 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 32 8 30,00 14 6 12,50 10 2 9,50 1 6 -0,50 27 6 25,50 5 7 3,25 89 35 80,25 252,740 84 9014 198,275 252 33168 268,673 97 11218

37 0 CEYLİN ÇETİN 12E 37 3 36,25 15 4 14,00 16 4 15,00 1 4 0,00 25 7 23,25 3 13 -0,25 97 35 88,25 261,975 65 7578 205,153 220 30297 268,458 98 11271

38 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 20 16 16,00 10 6 8,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 30 8 28,00 12 4 11,00 74 42 63,50 229,395 134 14092 187,385 297 38090 266,058 101 11914

39 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 32 7 30,25 15 5 13,75 13 6 11,50 6 3 5,25 24 9 21,75 2 3 1,25 92 33 83,75 252,713 85 9019 204,208 224 30659 263,045 105 12762

40 0 SERRA ÖZMEN 12E 36 3 35,25 13 5 11,75 9 3 8,25 23 7 21,25 5 3 4,25 86 21 80,75 243,760 106 10567 205,493 218 30160 262,135 108 13058

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12E 33 7 31,25 13 5 11,75 6 3 5,25 1 4 0,00 27 11 24,25 5 5 3,75 85 35 76,25 244,975 104 10330 195,603 269 34300 262,023 109 13089

42 0 ZEYNEP AYDIN 12E 35 5 33,75 17 3 16,25 7 0 7,00 1 2 0,50 24 4 23,00 28 3 27,25 1 0 1,00 113 17 108,75 335,705 8 1022 199,203 248 32758 261,828 110 13141

43 0 CEYLİN KIZIL 12E 30 5 28,75 13 3 12,25 18 1 17,75 7 4 6,00 20 5 18,75 20 4 19,00 2 3 1,25 110 25 103,75 305,925 17 2670 209,258 207 28844 257,833 116 14401

44 0 EYLÜL TEZER 12E 28 11 25,25 15 1 14,75 12 3 11,25 3 0 3,00 19 8 17,00 6 2 5,50 8 2 7,50 91 27 84,25 247,963 93 9791 213,978 191 27268 257,570 118 14479

45 0 ELİF SU ÖZALP 12E 30 8 28,00 15 3 14,25 4 3 3,25 6 1 5,75 26 10 23,50 1 0 1,00 82 25 75,75 246,950 96 9959 191,845 284 36075 256,390 120 14859

46 0 YİĞİT MERCAN 12E 24 10 21,50 9 8 7,00 1 0 1,00 31 7 29,25 6 8 4,00 71 33 62,75 238,648 115 11601 173,565 347 43819 256,165 121 14920

47 0 ZEHRA İKAN 12E 26 11 23,25 12 5 10,75 6 5 4,75 3 2 2,50 27 11 24,25 9 2 8,50 5 5 3,75 88 41 77,75 263,068 62 7407 187,373 298 38097 254,195 125 15534

48 0 CEYLİN BİLGİN 12E 33 4 32,00 15 2 14,50 7 1 6,75 1 4 0,00 22 5 20,75 20 4 19,00 3 2 2,50 101 22 95,50 299,060 22 3224 198,240 253 33187 254,018 126 15603

49 0 İLAYDA YAKŞE 12E 22 13 18,75 10 7 8,25 9 1 8,75 23 13 19,75 3 0 3,00 12 5 10,75 79 39 69,25 226,615 147 15003 200,468 243 32183 252,940 128 15953

50 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 32 4 31,00 13 5 11,75 10 2 9,50 2 2 1,50 22 7 20,25 4 2 3,50 3 3 2,25 86 25 79,75 249,715 90 9506 198,235 254 33189 251,945 130 16277

51 0 BEYZA ORTA 12E 29 5 27,75 13 4 12,00 9 2 8,50 23 10 20,50 26 7 24,25 4 2 3,50 104 30 96,50 307,590 16 2547 195,073 270 34575 249,820 131 16963

52 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 33 5 31,75 16 4 15,00 11 12 8,00 24 16 20,00 28 12 25,00 2 6 0,50 114 55 100,25 317,355 13 1917 194,473 273 34825 248,298 133 17455

53 0 ASLI OSMANBEY 12E 34 5 32,75 12 8 10,00 1 8 -1,00 0 2 -0,50 28 11 25,25 5 6 3,50 1 3 0,25 81 43 70,25 250,305 88 9402 176,968 333 42763 246,875 137 17932

54 0 DOĞA AYAR 12E 35 5 33,75 17 2 16,50 9 7 7,25 0 6 -1,50 21 14 17,50 5 1 4,75 5 11 2,25 92 46 80,50 247,708 94 9830 200,828 242 32039 245,628 143 18334

55 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 20 19 15,25 15 5 13,75 6 2 5,50 6 9 3,75 26 12 23,00 16 7 14,25 2 0 2,00 3 13 -0,25 94 67 77,25 274,055 47 5838 178,718 329 42219 242,033 156 19550

56 0 ZEYNEP ÖZEN 12E 29 11 26,25 11 7 9,25 9 7 7,25 3 2 2,50 25 11 22,25 2 9 -0,25 79 47 67,25 235,883 119 12252 180,903 318 41444 241,480 158 19763

57 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 29 6 27,50 12 3 11,25 11 1 10,75 2 1 1,75 18 3 17,25 2 0 2,00 74 14 70,50 227,703 141 14636 194,610 272 34779 239,263 164 20541

58 0 NAZ OKKA 12E 29 10 26,50 14 4 13,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 22 8 20,00 22 5 20,75 2 1 1,75 93 30 85,50 289,935 31 4037 183,680 311 40341 237,543 170 21137

59 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 6 25,50 16 1 15,75 2 14 -1,50 1 1 0,75 22 3 21,25 2 2 1,50 70 27 63,25 226,898 146 14896 179,950 322 41793 237,035 171 21304

60 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 30 9 27,75 12 4 11,00 5 3 4,25 2 2 1,50 15 9 12,75 9 0 9,00 73 27 66,25 206,263 197 23701 205,963 217 29975 236,510 173 21490
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Genel Ortalama 28,3 8,2 26,26 12,7 3,9 11,70 15,1 4,1 14,07 6,7 4,7 5,50 7,3 3,5 6,37 4,5 2,1 3,99 10,1 3,7 9,22 9,0 5,7 7,53 93,6 35,9 84,64 213,530 244,390 232,070

Okul Ortalaması 27,9 8,8 25,68 13,0 4,0 11,94 12,7 4,2 11,63 5,7 4,8 4,55 9,4 4,0 8,37 4,2 1,7 3,80 9,4 3,7 8,46 8,6 5,3 7,23 90,8 36,6 81,66 215,120 237,180 232,220

KATILIMLAR

61 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 28 12 25,00 14 5 12,75 4 9 1,75 24 12 21,00 19 10 16,50 3 6 1,50 92 54 78,50 276,563 40 5525 178,720 328 42217 235,638 175 21802

62 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 34 3 33,25 10 2 9,50 9 1 8,75 2 0 2,00 17 5 15,75 2 2 1,50 74 13 70,75 225,245 149 15501 195,708 268 34266 235,328 177 21920

63 0 MELİSA POLAT 12E 23 11 20,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 16 5 14,75 14 4 13,00 63 27 56,25 193,345 248 29797 197,748 258 33388 234,288 179 22292

64 0 İREM YALÇIN 12E 22 12 19,00 11 5 9,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 20 15 16,25 1 0 1,00 12 5 10,75 69 45 57,75 202,093 214 25683 192,990 282 35549 233,920 180 22422

65 0 DİLVİN AVCAN 12E 34 4 33,00 14 3 13,25 4 5 2,75 17 8 15,00 23 6 21,50 3 1 2,75 95 27 88,25 282,830 36 4778 193,625 280 35245 231,120 183 23460

66 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 28 12 25,00 13 3 12,25 1 2 0,50 1 3 0,25 24 16 20,00 24 8 22,00 1 0 1,00 92 44 81,00 288,693 32 4159 175,455 338 43255 229,368 187 24130

67 0 ECRİN YILDIZ 12E 14 20 9,00 9 10 6,50 2 4 1,00 30 6 28,50 3 4 2,00 58 44 47,00 227,920 139 14553 146,770 392 48231 227,608 190 24767

68 0 SUDENAZ YALI 12E 29 8 27,00 13 4 12,00 4 1 3,75 19 6 17,50 1 0 1,00 66 19 61,25 218,698 164 18155 181,240 317 41257 227,165 192 24917

69 0 DERİN ERİŞTÜRK 12E 28 11 25,25 10 6 8,50 9 5 7,75 3 0 3,00 17 11 14,25 4 1 3,75 71 34 62,50 210,673 181 21689 191,313 285 36317 226,493 195 25140

70 0 BEYZA ÇETİN 12E 24 14 20,50 9 8 7,00 2 6 0,50 20 9 17,75 7 1 6,75 62 38 52,50 201,618 216 25927 179,490 325 41943 225,488 202 25497

71 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 28 9 25,41 13 4 11,72 11 4 10,12 5 5 3,92 14 14 10,50 17 12 14,00 5 5 3,75 93 53 79,42 248,169 91 9755 199,590 246 32603 222,538 210 26562

72 0 EMİNE GÜL BATI 12E 26 11 23,25 12 4 11,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 19 10 16,50 3 5 1,75 67 36 58,00 212,168 178 20988 179,813 324 41834 222,498 212 26578

73 0 ÖZGE PAZAN 12E 33 7 31,25 13 6 11,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 19 15 15,25 23 9 20,75 2 2 1,50 92 44 81,00 275,205 44 5694 183,388 312 40460 221,835 217 26844

74 0 SUDE KELEŞ 12E 34 6 32,50 8 9 5,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 17 11 14,25 24 11 21,25 2 3 1,25 2 8 0,00 92 59 77,25 270,633 52 6331 178,950 327 42154 214,408 235 29605

75 0 ALPEREN SARP 12E 16 9 13,75 7 7 5,25 4 4 3,00 22 12 19,00 24 10 21,50 4 2 3,50 77 44 66,00 263,585 61 7330 163,223 375 46281 214,260 236 29649

76 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 22 14 18,50 9 2 8,50 1 4 0,00 4 3 3,25 22 14 18,50 14 7 12,25 1 4 0,00 73 48 61,00 243,460 109 10626 163,410 374 46251 211,990 245 30503

77 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 10 22,50 9 3 8,25 2 5 0,75 19 11 16,25 26 8 24,00 1 2 0,50 82 39 72,25 273,910 48 5858 166,105 366 45748 207,853 259 32030

78 0 FATMA ESER 12E 28 9 25,41 13 4 11,72 11 4 10,12 5 5 3,92 13 16 9,00 18 14 14,50 88 52 74,67 248,006 92 9783 189,015 289 37350 207,685 260 32092

79 0 DERİN YETİŞEN 12E 25 12 22,00 13 5 11,75 1 3 0,25 17 11 14,25 14 8 12,00 1 0 1,00 71 39 61,25 235,028 121 12491 170,640 350 44656 206,005 265 32764

80 0 ARDA BİLİR 12E 23 11 20,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 18 12 15,00 12 6 10,50 66 34 57,50 229,950 131 13908 165,423 369 45890 203,288 270 33734

81 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 16 20 11,00 12 6 10,50 1 0 1,00 16 9 13,75 11 10 8,50 5 0 5,00 3 1 2,75 64 46 52,50 209,123 187 22374 176,890 334 42793 202,100 271 34170

82 0 ECE CİHANKAYA 12E 20 19 15,25 11 6 9,50 2 6 0,50 4 1 3,75 18 8 16,00 16 11 13,25 1 6 -0,50 72 57 57,75 238,633 116 11605 160,623 378 46699 201,880 272 34243

83 0 NAZ METİN 12E 30 9 27,75 12 5 10,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 13 9 10,75 1 2 0,50 59 27 52,25 195,453 240 28777 177,618 332 42580 201,708 275 34317

84 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER 12E 27 7 25,25 9 7 7,25 7 5 5,75 4 9 1,75 14 14 10,50 3 8 1,00 64 50 51,50 194,030 246 29439 177,953 331 42473 201,600 276 34356

85 0 SUDENAZ SARI 12E 20 16 16,00 11 4 10,00 2 1 1,75 16 12 13,00 8 2 7,50 2 1 1,75 59 36 50,00 209,948 184 21988 165,305 370 45908 196,793 293 36119

86 0 EZGİ KARACA 12E 24 15 20,25 7 5 5,75 1 2 0,50 14 12 11,00 13 11 10,25 5 3 4,25 64 48 52,00 210,183 182 21880 170,593 351 44667 195,378 299 36606

87 0 ASYA SU YAVUZ 12E 21 18 16,50 10 6 8,50 1 4 0,00 2 1 1,75 16 11 13,25 16 12 13,00 66 52 53,00 226,910 145 14888 159,140 380 46905 191,415 310 38039

88 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 10 18,50 9 6 7,50 3 1 2,75 1 2 0,50 11 9 8,75 13 5 11,75 2 0 2,00 60 33 51,75 211,683 180 21218 167,755 357 45390 185,820 326 40044

89 0 CEMRE EKER 12E 24 12 21,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 12 7 10,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 44 27 37,25 183,655 291 34744 154,850 385 47483 178,570 342 42365

90 0 HALİME KAYA 12E 18 20 13,00 6 5 4,75 2 3 1,25 3 11 0,25 14 17 9,75 14 15 10,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 61 76 42,00 199,200 223 27070 157,565 382 47142 170,343 361 45142
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KATILIMLAR

91 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 13 24 7,00 9 8 7,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 19 8 17,00 0 3 -0,75 58 65 41,75 214,520 174 19901 144,440 395 48410 164,533 369 46210

92 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 15 23 9,25 8 11 5,25 5 26 -1,50 13 23 7,25 21 16 17,00 5 15 1,25 67 114 38,50 204,995 203 24316 145,943 393 48283 159,868 380 46902
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SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÖLMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,753 213,530 38 59 124 263 7168

SAY 217,018 244,390 13 181 459 857 26335

EA 283,848 232,070 20 63 181 289 7710

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 3 4,25 11 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 101 37 91,75 33 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eBADEeCBaEcCe DEDCDCCBAbECADCCEaBbcADCaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBBBC           a  e           e        

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri  AB  b                        c        A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Kepler Kanunları'nı açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 356,318 213,530 1 2 4 10 438

SAY 202,250 244,390 33 231 573 1051 31456

EA 284,403 232,070 19 61 176 281 7597

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 31 8 29,00 73 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 6 3,50 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 124 32 116,00 41 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBECBEa CDBbCDCbDABCeCCEEABbbAcCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECabBC BCCEBDDACcAEdEEBCDbBDDDBEeDeEABbE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B Dddc  DA  A                a  a  c    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,898 213,530 73 146 290 579 14896

SAY 179,950 244,390 66 322 723 1339 41793

EA 237,035 232,070 59 171 411 741 21304

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 14 -1,50 -4

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 3 21,25 53 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 2 1,50 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 70 27 63,25 23 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACaBcE      C C  A ECA   EbB BA CCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdB           e                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ UTKAN AKDAĞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 288,693 213,530 23 32 68 147 4159

SAY 175,455 244,390 76 338 748 1396 43255

EA 229,368 232,070 66 187 450 822 24130

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 8 22,00 55 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 44 81,00 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAbAAedECBEaaCDBbCaCcbAaCDCCEdABCbAcbdbC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECbbBCa CaEBDDACeeEBEEBCDb D      DEABbE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SARP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,585 213,530 40 61 127 271 7330

SAY 163,223 244,390 85 375 801 1513 46281

EA 214,260 232,070 75 236 542 1018 29649

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 10 21,50 54 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 77 44 66,00 24 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAeEdCBdEEC bD ce  dec ECADCCEbBCcAeC E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 bCaEECBeaBaCDAABEEBEDA  aD b  CcB AEbBEe      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B      d A bD                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 2 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,950 213,530 68 131 264 543 13908

SAY 165,423 244,390 82 369 793 1498 45890

EA 203,288 232,070 80 270 607 1154 33734

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 6 10,50 26 7,97 3,80 3,99

Toplam: 280 66 34 57,50 21 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADbACdcd    DaD  b ee ECAbe EaBCcADC E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 b  bECBadaECeAABEEBE                          

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 0 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 336,218 213,530 4 7 15 29 1008

SAY 197,318 244,390 47 261 626 1141 33572

EA 270,025 232,070 32 89 239 399 10875

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 7 26,25 66 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 4 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 116 32 108,00 39 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADdECBa EC  C DCD AedDeCEEABCbABaEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECeEBCEBCaEBaDACAAEdEEdCD a  DB BDDEABe       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik   aEdB  eA         c                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF ELBİRLER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,175 213,530 31 46 101 214 5699

SAY 227,960 244,390 10 159 407 758 23439

EA 303,695 232,070 10 35 105 163 4275

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 8 2 7,50 19 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 106 21 100,75 36 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAdAAccECaE ECDBCCDCDeABCDCCE ABCbAcCE  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    EB  CD  a           BBB   b     A    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,305 213,530 51 88 175 370 9402

SAY 176,968 244,390 74 333 738 1375 42763

EA 246,875 232,070 53 137 355 628 17932

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 6 3,50 9 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 3 0,25 1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 81 43 70,25 25 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BbEAADBECBEEaCa eaDCbaABbDCCEbABCbABCEaC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2  C b    dCb c A Ab B c                        

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E d  e                       a       

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,910 213,530 72 145 289 577 14888

SAY 159,140 244,390 87 380 809 1537 46905

EA 191,415 232,070 87 310 691 1315 38039

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 12 13,00 33 7,97 3,80 3,99

Toplam: 280 66 52 53,00 19 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 cBADaACaBda   D    CCde dCA e EbB B  aCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 cd E CB  aaCeeABabBEaADB Deb cCD   E B        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN ÖNİZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 314,748 213,530 11 15 32 67 2079

SAY 214,088 244,390 18 190 478 885 27236

EA 285,978 232,070 17 58 168 269 7265

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 9 1 8,75 44

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 5 17,75 44 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 8 6 6,50 16 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 116 37 106,75 38 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BeEeADaECcEEE DcCCDCD Aa DCCEEABCbABaED 

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECDE  E deE D ACAAEeEdBC b         EAB E      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B  EBcb DA  A b    d a BBa              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,260 213,530 17 24 53 120 3441

SAY 269,460 244,390 3 106 285 502 15255

EA 357,485 232,070 2 7 18 25 480

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 15 0 15,00 83 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 2 31,50 79 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 20 4 19,00 48 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 128 17 123,75 44 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBEC EEEC BCCDCD ABC eCEEAB d BCEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik B DEBBCCDA bAb    C c AaBB     DBC A A B

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 291,318 213,530 19 28 61 137 3913

SAY 194,233 244,390 54 276 643 1180 34915

EA 281,440 232,070 21 67 187 300 8200

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 0 8,00 20 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 97 23 91,25 33 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEAC BEECB aEDaaCCeADdCADCCECBCBA CCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2    E CB CBE   A               C               

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdB        A                b           

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZEN 21175 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,975 213,530 60 104 205 415 10330

SAY 195,603 244,390 50 269 634 1160 34300

EA 262,023 232,070 41 109 279 471 13089

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 85 35 76,25 27 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BcbAADBEC EEECaBCCDbD AaCDeCEbABbbAedEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik B  E B  ab   C    e      a   D  d       

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,065 213,530 52 89 177 374 9442

SAY 203,675 244,390 29 226 562 1026 30895

EA 269,358 232,070 34 93 243 404 11051

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 6 4,50 11 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 90 34 81,50 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACBaEEd  e DC beBADECA CbEbBCBA CCb

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E BB  A   eA  e           e     b c  Ae 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,618 213,530 87 216 471 929 25927

SAY 179,490 244,390 68 325 726 1344 41943

EA 225,488 232,070 70 202 480 882 25497

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 2 5 0,75 3

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 7 1 6,75 17 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 62 38 52,50 19 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eBADE CBBccCB e DCDCC e  dA   EaBb A CCc

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik dBBBC        A      CB                  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,590 213,530 12 16 37 84 2547

SAY 195,073 244,390 51 270 635 1170 34575

EA 249,820 232,070 51 131 341 599 16963

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 9 0 9,00 30

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 7 24,25 61 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 104 30 96,50 34 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 dBAcdACaBEECB DEDb   BAcECADC aaaCc  CCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2  ecE CB  BEC  AaEEBEDADBBDebDaCDBEAEeBE       

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdBa       A   C                        

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 290,525 213,530 20 29 63 140 3991

SAY 266,270 244,390 5 110 295 523 15776

EA 334,838 232,070 7 15 41 54 1255

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 14 4 13,00 33 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 129 26 122,50 44 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BbEAADBECBE bCaBaCDCeeABCeCCEbABCbABCEce

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik a bEBB  DA CAC       C BBB   D  d  A d  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN BEDİR 56 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 341,695 213,530 3 4 11 23 820

SAY 252,298 244,390 7 133 334 606 18200

EA 340,450 232,070 6 13 36 46 985

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 13 0 13,00 43

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 2 18,50 46 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 18 3 17,25 43 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 136 22 130,50 47 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBECBEEdCbBCeDCDDABe *CEEABCbABCEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2  CD       EBDDAa b B EBC C D    BD EAB E      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik BCDEBBC  Ad AC    C aC BcB   DC    A A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE EKER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,655 213,530 92 291 650 1237 34744

SAY 154,850 244,390 89 385 815 1554 47483

EA 178,570 232,070 89 342 753 1439 42365

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 7 10,25 26 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 7,97 3,80 3,99

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 44 27 37,25 13 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 cdEAADdE B   ab       A C eC   BCb   E  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2             c A e                  EbBC       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Fen Bilimleri    e                                    

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Kepler Kanunları'nı açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÜÇKUŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,169 213,530 54 91 185 386 9755

SAY 199,590 244,390 39 246 603 1098 32603

EA 222,538 232,070 71 210 496 917 26562

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,41 64

Tarih-1 5 4 1 3,43 69

Coğrafya-1 5 3 1 3,02 60

Felsefe 5 3 1 2,37 47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,90 58

TYT Sosyal 20 13 4 11,72 59

Matematik-1 30 9 3 8,68 29

Geometri 10 2 1 1,44 14

TYT Matematik 40 11 4 10,12 25

Fizik 7 2 2 1,54 22

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 1 1 0,87 15

TYT Fen 20 5 5 3,92 20

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 10,50 26 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 12 14,00 35 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 93 53 79,42 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAaeADedC E   D eb   aea DCCadAe aA bE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC bde Bb   DDAb AEBE  C bec aBEBD EdBeb      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    EcaeCeA  A                 C a       

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 0 2 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BİLGİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 299,060 213,530 16 22 47 109 3224

SAY 198,240 244,390 43 253 614 1123 33187

EA 254,018 232,070 48 126 320 561 15603

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 5 20,75 52 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 4 19,00 48 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 101 22 95,50 34 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAbbACcaEEC  D      BA ECA CCaCBCB  C E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2  C E CceCBEC  ABa  EDAD BD  a C   AE BE       

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E                          BbB        d 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,975 213,530 42 65 133 284 7578

SAY 205,153 244,390 26 220 545 1001 30297

EA 268,458 232,070 37 98 250 416 11271

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 12 -1,00 -3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 13 -0,25 -1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 97 35 88,25 32 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACadEECB     cd dA ECADeCECBbBA CCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik dBcd      dAe ee cdb      a  a   D   c  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KIZIL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 305,925 213,530 13 17 38 88 2670

SAY 209,258 244,390 22 207 512 950 28844

EA 257,833 232,070 43 116 300 514 14401

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 16 1 15,75 53

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 0 7,00 64 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 4 19,00 48 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 110 25 103,75 37 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACeBEcC  b D DC  A  CA   aaB B  C E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 E  E CB  dEC  ABE  EDADB De   CDB AE  ab      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B    a                    bc          

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 1 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ERİŞTÜRK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,673 213,530 80 181 396 790 21689

SAY 191,313 244,390 58 285 662 1212 36317

EA 226,493 232,070 69 195 469 862 25140

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 4 1 3,75 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 71 34 62,50 22 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEcADddCaEd  D      DAe  eCEEAB aA Cdbe

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    EBB          d                    A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,028 213,530 67 121 242 497 12491

SAY 170,640 244,390 78 350 767 1444 44656

EA 206,005 232,070 79 265 597 1126 32764

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 8 12,00 30 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 71 39 61,25 22 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADcE Bc   c a     AcC eCEbABabAdbE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 dCabBd BaeEe     AE EE C   D     D EABe       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,910 213,530 33 48 105 220 5858

SAY 166,105 244,390 81 366 788 1488 45748

EA 207,853 232,070 77 259 584 1103 32030

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 1 3 0,25 3

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 8 24,00 60 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 82 39 72,25 26 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADdACBdEEa    DC b ab ECA C aaBbdA CaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 dCcE CB CdECD AeEEBEDA BBDdbaDCDBEAE B b      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik Edc                                     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN AVCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 282,830 213,530 25 36 77 171 4778

SAY 193,625 244,390 55 280 651 1191 35245

EA 231,120 232,070 65 183 439 800 23460

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15,00 38 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 6 21,50 54 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 1 2,75 7 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 95 27 88,25 32 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eAbAADBEC E     C    eAe  eCEEAB a cbE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECcaBe BC EB DA  AE E  CDbeDDDB BD EA eE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    EcB                   B              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,708 213,530 57 94 189 391 9830

SAY 200,828 244,390 37 242 588 1070 32039

EA 245,628 232,070 54 143 364 647 18334

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 11 2,25 6 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 46 80,50 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 dBADEACadEEC  abaC  CeADbCAeeaEbBeBA CaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2    E C  C EC        b                         

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdBc Cd  deA        be    aebB    c     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,633 213,530 65 116 229 465 11605

SAY 160,623 244,390 86 378 807 1531 46699

EA 201,880 232,070 82 272 611 1172 34243

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 72 57 57,75 21 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADaA BBdE   e  C C e  dCADCCE e a  CdE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 ad E    dB aaecBEdBcaADB D b  CDB AE B C      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik  c     b   e     c       a    d      A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 1 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,005 213,530 63 113 225 455 11318

SAY 216,855 244,390 14 182 461 859 26378

EA 272,853 232,070 30 86 229 376 10151

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 11 6 9,50 24 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 37 82,75 30 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACaBddC  bE CDCCeA ddAaCCEaBCdAaaCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBBBCC D  dA  e  c b      a  a C D   A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KABASAKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,548 213,530 58 95 190 392 9852

SAY 202,903 244,390 30 228 568 1039 31182

EA 269,525 232,070 33 91 241 402 11000

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 2 5,50 14 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 86 25 79,75 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcEACaBEcC  a DCaCCeA ECADC EbBCBA C E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdBB       A Ae            B            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,920 213,530 70 139 282 565 14553

SAY 146,770 244,390 90 392 827 1583 48231

EA 227,608 232,070 67 190 458 839 24767

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 4 2,00 5 7,97 3,80 3,99

Toplam: 280 58 44 47,00 17 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eBADEeCBaEcCBEDEDCDCCBADECA C EaBCBc C E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 cecE C  b E                                   

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE YAYMACI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 268,118 213,530 37 56 118 250 6704

SAY 202,755 244,390 32 230 570 1043 31242

EA 281,100 232,070 22 69 190 304 8266

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 93 20 88,00 31 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACadcECB DEDCDCCdAeECADeCEbBCBADa E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E                         B             

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ DEMİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,178 213,530 30 45 100 213 5697

SAY 217,148 244,390 12 180 458 856 26290

EA 288,383 232,070 15 55 159 254 6782

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 13 0 13,00 43

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 4 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 103 22 97,50 35 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAAcBEC EE CaB C C a eC CCEEABCCABaE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    bB  eeA  A                c          

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,490 213,530 44 76 155 325 8398

SAY 198,605 244,390 41 250 609 1110 33008

EA 277,408 232,070 25 76 206 331 9096

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 7 8 5,00 13 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 90 37 80,75 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAeEACBBEEC EDEDCbCCeA dCADedEbBCBAD CE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdB CCdD     Ae cee       B  c  c       

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 300,100 213,530 15 20 44 105 3126

SAY 215,590 244,390 16 185 469 872 26780

EA 293,805 232,070 12 47 137 227 5772

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 4 28,00 70 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 4 9,00 23 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 5 4,75 12 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 111 28 104,00 37 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAbAADdECBE ECa CCDC eAB DCCEEABC ABCE  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 dCcaB     E DaACAA BE                         

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik a cE B CcA aA            B   b          

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 0 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,860 213,530 48 82 162 343 8842

SAY 204,350 244,390 27 223 556 1018 30601

EA 276,080 232,070 27 79 217 347 9426

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 2 5,50 14 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 90 29 82,75 30 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAbAADBECcEEECD CCDCb AedDeCEdABCbAB ED 

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik  C EBB   A      a  c C                  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 255,805 213,530 47 79 158 330 8529

SAY 210,128 244,390 21 203 507 943 28543

EA 285,038 232,070 18 59 171 274 7455

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 9 4 8,00 20 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 93 31 85,25 30 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADbdC BEEC EDEDCbCCeAcECADe EbBCBADeCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBB CCAD      DC  eb   b  d             

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 295,218 213,530 18 26 55 123 3539

SAY 289,208 244,390 1 81 239 405 12319

EA 360,535 232,070 1 3 12 16 414

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 18 0 18,00 60 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 21 2 20,50 51 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 137 18 132,50 47 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADdECBcaaC BC DCbeAB  CCEEABCbABCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik BCDEBBC  A  ACAB  C  C BBB   D D  DA d d

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL YILMAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,328 213,530 14 19 40 93 2801

SAY 201,653 244,390 34 235 579 1058 31701

EA 287,063 232,070 16 57 166 265 7043

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 3 4 2,00 7

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 4 16,00 40 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 10 5 8,75 22 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 105 34 96,50 34 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eBADEeCBaEcCB DEDCDCCBADEdADCCEbBCBADeCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 b Dd C   BECDbAB E E A  BD b  CD   E B        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EBBBC  b bdA bbC           B B    A     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU ÖZALP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,950 213,530 59 96 191 396 9959

SAY 191,845 244,390 57 284 659 1204 36075

EA 256,390 232,070 45 120 307 536 14859

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 4 1 3,75 13

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 82 25 75,75 27 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BcaeADBECBE bdaBCCD   AeCDCCEEABCbAadEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik      B                                  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL BATI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,168 213,530 78 178 385 770 20988

SAY 179,813 244,390 67 324 725 1341 41834

EA 222,498 232,070 72 212 498 919 26578

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 5 1,75 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 67 36 58,00 21 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADaACa EE    bDC  CeA dCA e ECBCd eCac

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdB       e   D        e             dd 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BOZTOPRAK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,395 213,530 69 134 269 548 14092

SAY 187,385 244,390 60 297 679 1244 38090

EA 266,058 232,070 38 101 256 435 11914

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 2 4 1,00 17 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 12 4 11,00 28 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 74 42 63,50 23 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eBAedeCB EECBEDEDCDbCBADEdADCCEbBCBcDC E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik dBc CCADC  AB     AC   cdB B            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÜÇKUŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 317,355 213,530 9 13 30 60 1917

SAY 194,473 244,390 53 273 639 1176 34825

EA 248,298 232,070 52 133 347 613 17455

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 11 10 8,50 28

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 11 12 8,00 20

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 12 25,00 63 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 6 0,50 1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 114 55 100,25 36 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEeCadEECcEacadbeCeAeECADCCECBCeADedE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 becEECBeCdECDdABEEdEDbDBBDBbDDCDBaAEeBEb      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdcB         be           d       c     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,963 213,530 56 93 188 390 9791

SAY 213,978 244,390 19 191 479 887 27268

EA 257,570 232,070 44 118 302 518 14479

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 8 17,00 43 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 8 2 7,50 19 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 91 27 84,25 30 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BeEeADaEC E E Dc  D abA  DeCE ABC A aE  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC E   ad     A   E    C                      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B  EcB  DA  A         A Be              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 0 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KARACA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,183 213,530 81 182 398 797 21880

SAY 170,593 244,390 79 351 768 1446 44667

EA 195,378 232,070 86 299 661 1257 36606

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 11 10,25 26 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 3 4,25 11 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 64 48 52,00 19 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 cBAcdA  BEEC E  D  b eA dCc e daBe A  aE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2    dcCB C   e A d  EDeDacDe abCDB  E Ba       

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdB        A A               c a     A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,006 213,530 55 92 186 388 9783

SAY 189,015 244,390 59 289 669 1225 37350

EA 207,685 232,070 78 260 585 1105 32092

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,41 64

Tarih-1 5 4 1 3,43 69

Coğrafya-1 5 3 1 3,02 60

Felsefe 5 3 1 2,37 47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,90 58

TYT Sosyal 20 13 4 11,72 59

Matematik-1 30 9 3 8,68 29

Geometri 10 2 1 1,44 14

TYT Matematik 40 11 4 10,12 25

Fizik 7 2 2 1,54 22

Kimya 7 2 1 1,51 22

Biyoloji 6 1 1 0,87 15

TYT Fen 20 5 5 3,92 20

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 2 8 0,00 0 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 16 9,00 23 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 14 14,50 36 7,97 3,80 3,99

Toplam: 280 88 52 74,67 27 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAdeAD d cEbaeb   D   da DbC bABCbAaCd e

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 Ed aBbEdC aBD ACeAdda BC bBD aB BD EbBea      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 316,438 213,530 10 14 31 64 1963

SAY 221,560 244,390 11 171 433 812 25121

EA 293,585 232,070 13 48 138 228 5811

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

Matematik-1 30 12 2 11,50 38

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 1 15,75 39 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 7 3 6,25 16 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 117 22 111,50 40 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEACadEECBEDEDa C eb ECADCCE BCBeDbCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 EC EECB   ECDe BEEBEDA                        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdB  C a  CA               BbB          

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,123 213,530 83 187 409 817 22374

SAY 176,890 244,390 75 334 740 1378 42793

EA 202,100 232,070 81 271 610 1166 34170

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 0 5,00 13 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 64 46 52,50 19 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eeEeADddCBca  D  C    A    CEdABCbAB E  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECbbB  ab     A e  B   C b     aBDeEABdc      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik  C  BB        A      C                  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri         d                  D  A     C   

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER KARABIYIK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,740 213,530 49 84 166 348 9014

SAY 198,275 244,390 42 252 613 1119 33168

EA 268,673 232,070 36 97 249 414 11218

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 25,50 64 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 7 3,25 8 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 89 35 80,25 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBEC E ECbBCC CD Aa aCCEEABdbA CE a

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik B D BBbdeA   e  b   c  a                

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,200 213,530 88 223 489 956 27070

SAY 157,565 244,390 88 382 812 1544 47142

EA 170,343 232,070 90 361 779 1498 45142

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 5 -1,25 -18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 3 11 0,25 1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 17 9,75 24 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 15 10,25 26 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 61 76 42,00 15 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 dcEAADBaCaa aa  b eCc A  DeCEEAedac C ce

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECebBe  C cBb A eAEdaddC b Db   dDaEbBC       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik                        e              a 

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri      E cA                     bcC    A  

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SENAY TURHAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,315 213,530 28 43 98 211 5679

SAY 229,433 244,390 9 157 400 744 23058

EA 305,228 232,070 9 33 100 153 4046

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 19 0 19,00 63

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 9 4 8,00 20 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 108 28 101,00 36 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAAcBECea ECDBCCDC DABCDCdEEABCbA aE b

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik a  EBB CDA  A     C    cdB   b          

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA TEKİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 319,825 213,530 8 12 27 52 1750

SAY 197,655 244,390 46 260 624 1135 33434

EA 272,265 232,070 31 87 233 380 10312

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 2 19,50 49 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 109 26 102,50 37 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEACBBEECBEaaDCb CBA dCADCCEbBCeAaeCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 bC EECBbCBECDAABEEBEDA  B                     

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B           c                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÇOBANOĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 276,563 213,530 26 40 93 203 5525

SAY 178,720 244,390 70 328 730 1354 42217

EA 235,638 232,070 61 175 421 755 21802

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 4 7 2,25 8

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 10 16,50 41 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 6 1,50 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 54 78,50 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAbAADBEbdEEbCa bCDab eBC CCEEABCdccCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECcEcCEdb EeDDACd E  EBC a DD  b D EdBe       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    Ecc  D   b        e c B           d  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 1 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 0 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL YEGÜL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 344,775 213,530 2 3 9 19 727

SAY 278,775 244,390 2 92 261 455 13775

EA 341,110 232,070 5 12 33 43 956

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 3 17,25 43 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 14 7 12,25 41 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 17 10 14,50 36 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 3 0 3,00 8 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 155 42 144,50 52 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADdACBcEECBaaaDCabbBAeEdADCCEaBCBADCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 Ee E CBaC ECD A EEBE A  B     C    E B b      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdBaCCbD CbAcAbCdB        BBDBabD A  Ad 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri                            C  E        A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA YAKŞE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,615 213,530 74 147 291 581 15003

SAY 200,468 244,390 38 243 591 1074 32183

EA 252,940 232,070 49 128 327 571 15953

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 12 5 10,75 27 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 79 39 69,25 25 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADcA B EECBEcbDCcCbaeDdCADC aaBCaAe aE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2      C  C E                                   

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik dBcBC              CCBCAEB         eCbdD

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,093 213,530 86 214 469 921 25683

SAY 192,990 244,390 56 282 655 1196 35549

EA 233,920 232,070 64 180 429 774 22422

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 12 5 10,75 27 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 69 45 57,75 21 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADcAdBBEECBEcEcCc bcdDdCc d  aaCcA CaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2      C                                        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik dBccC              CCBCAEB         DCbdD

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 2 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 1 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,473 213,530 45 77 156 326 8403

SAY 201,050 244,390 36 239 585 1066 31944

EA 275,300 232,070 28 83 221 354 9585

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 3 4,25 11 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 89 26 82,50 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADaACeBEECc   DC  CBADdCA CCEbBCBAD CE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBB  CAc        a          d            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 276,465 213,530 27 41 94 205 5539

SAY 236,748 244,390 8 148 377 693 21327

EA 306,150 232,070 8 31 97 149 3919

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 25,25 63 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 11 4 10,00 25 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 112 30 104,50 37 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEAC BEECB D cb bbBADECA  CECBCccbCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2                                    E  E       

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EBB  C eb CA Ae           B cBB D       

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 2 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA POLAT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,345 213,530 91 248 526 1034 29797

SAY 197,748 244,390 45 258 621 1132 33388

EA 234,288 232,070 63 179 427 771 22292

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 14 4 13,00 33 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 63 27 56,25 20 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcEACBBEb     D     e  Cd e E BC   C E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdBBCC DeCCABADC cA        a            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖNEMLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 274,055 213,530 32 47 104 219 5838

SAY 178,718 244,390 71 329 731 1355 42219

EA 242,033 232,070 55 156 385 688 19550

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 7 14,25 36 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 94 67 77,25 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADbACaBEECdbcE C bCeADaCAcCdECBCBAeCbE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 bCcEECcdbBECaAABEEBdDA   D                    

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EB                                      

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri     cDace bd       c       bc Ec C   ded

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,868 213,530 24 34 71 151 4239

SAY 267,868 244,390 4 109 291 514 15514

EA 341,138 232,070 4 11 32 42 953

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 21 0 21,00 70

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 17 3 16,25 41 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 126 20 121,00 43 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBECaEE CDBCCD aeAB DCCEdAB   eCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik B DEBB C A b C    CaB   BB   b D  DA A B

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ METİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,453 213,530 89 240 514 1008 28777

SAY 177,618 244,390 73 332 735 1370 42580

EA 201,708 232,070 83 275 617 1178 34317

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 59 27 52,25 19 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBAedAC eEE B     b   A dCd e E B    CbE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik          ba                   B         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 289,935 213,530 22 31 66 143 4037

SAY 183,680 244,390 62 311 705 1296 40341

EA 237,543 232,070 58 170 408 736 21137

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 8 0 8,00 73 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 5 20,75 52 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 93 30 85,50 31 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcEAC BEE Ba bDCa  Be dCAD CECBCc   eE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 EC EECB C EaDeA EEdEDA B D    CDB  E Bbb      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B        e                            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN BAYKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 323,433 213,530 7 10 23 44 1536

SAY 195,735 244,390 48 267 632 1156 34252

EA 269,168 232,070 35 95 245 406 11095

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 9 24,75 62 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 4 5,00 13 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 112 43 101,25 36 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEACBccEC  eEDC C BAeECADCCECBCBA ebE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 bCcEECc CBEC eABEEBEDA BBDebaDCDB AEDaaC      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdBc e       A  c       EBB             

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,683 213,530 79 180 390 778 21218

SAY 167,755 244,390 80 357 776 1469 45390

EA 185,820 232,070 88 326 721 1376 40044

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 5 11,75 29 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 60 33 51,75 18 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 AB DEA Bc           b A dCd C a Bb c eCd

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 b  E C aC  aa A   Bd  D  D    CDB AE B        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E             D                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE PAZAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,205 213,530 29 44 99 212 5694

SAY 183,388 244,390 63 312 706 1299 40460

EA 221,835 232,070 73 217 504 932 26844

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 1 1 0,75 3

Geometri 10 0 4 -1,00 -10

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 9 20,75 52 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 2 1,50 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 44 81,00 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAcAAadECeEEECbd de   ceC CCEEcBbaAcCE e

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 bC Ecb BCCE DDACcAdBE  CDaeDD B BD EABba      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E    D               ea              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 2 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 1 1 50
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM AYTEKİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,245 213,530 75 149 297 592 15501

SAY 195,708 244,390 49 268 633 1157 34266

EA 235,328 232,070 62 177 423 762 21920

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 8 0 8,00 27

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 15,75 39 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 2 1,50 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 74 13 70,75 25 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEAC BE C ba    C  A  CA C dbB B  C  

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E Bd                          a         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 1 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,995 213,530 85 203 444 885 24316

SAY 145,943 244,390 91 393 828 1585 48283

EA 159,868 232,070 92 380 808 1550 46902

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

Matematik-1 30 2 19 -2,75 -9

Geometri 10 3 7 1,25 13

TYT Matematik 40 5 26 -1,50 -4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 23 7,25 18 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 16 17,00 43 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 5 15 1,25 4 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 15 1,25 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 67 114 38,50 14 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 dcaddDcE ecacCaae  aeDbeCcCCdbABCaAeaE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EaDEdbdBaCbBDcAeAAEB aBC beDDDcaec EABbE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik eabceebCcdcCAbeaCeCa                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KÜÇÜK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,263 213,530 84 197 433 863 23701

SAY 205,963 244,390 24 217 532 984 29975

EA 236,510 232,070 60 173 416 750 21490

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 9 0 9,00 23 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 73 27 66,25 24 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 aeaAADdE  b       D   AdC CCEEAB aAabE  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik BCDEBBCCD                               

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,760 213,530 61 106 208 420 10567

SAY 205,493 244,390 25 218 537 990 30160

EA 262,135 232,070 40 108 278 469 13058

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 3 4,25 11 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 86 21 80,75 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAcAADBECBa  CDB      Ae  CCdEABabeBCEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    E B eDA               a   D       d  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 1 2 33
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜZEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,703 213,530 71 141 285 569 14636

SAY 194,610 244,390 52 272 638 1175 34779

EA 239,263 232,070 57 164 399 714 20541

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 3 17,25 43 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 74 14 70,50 25 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEAC BEcCB        eA ECA   E B d    E

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E B                                     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA TÜRKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,520 213,530 77 174 374 743 19901

SAY 144,440 244,390 92 395 830 1589 48410

EA 164,533 232,070 91 369 794 1530 46210

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 10 0,50 3 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 19 9,25 23 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 58 65 41,75 15 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 AcAebAdBccab cD e cd eA dCAaC EaBbBA Cbd

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2    E dBCCd  D ABE BcDdDBcDeb DCDB  E B b      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik a            db                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 2 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKSOY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,938 213,530 34 49 108 225 5982

SAY 214,525 244,390 17 188 474 880 27110

EA 289,730 232,070 14 52 152 245 6507

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 8 3 7,25 18 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 100 30 92,50 33 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BeEeADaECBEEECDBCCDCDbA CDCdEEABCbA dEc 

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 bCDb    d E           B                       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E    D B A   a    C d  eE       A   B

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SUCU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 331,940 213,530 6 9 18 33 1163

SAY 255,758 244,390 6 127 323 583 17578

EA 345,888 232,070 3 9 30 38 786

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 2 11,50 29 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 15 2 14,50 36 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 137 26 130,50 47 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBECBEEEC BCCDCbeABC CCEEABCbAaCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2  CeEc   C E D A A  B   C         D E   E      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B  EBB  DA  A     C  C eeB      BCDA A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DÜZGÜN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 290,333 213,530 21 30 64 141 4002

SAY 206,873 244,390 23 214 529 978 29643

EA 277,363 232,070 26 77 207 332 9105

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 13 11 10,25 34

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 16 12 13,00 33

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 5 10,75 27 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 5 4,75 12 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 109 54 95,50 34 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BeEeADaEaBcEECDcCCDaDDABCDCdEEABCeA aED 

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 Ea  B       aDA cAE E  C   Db   BD   Be       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B Dd ce DA  A        b d B              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 1 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KELEŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,633 213,530 36 52 113 241 6331

SAY 178,950 244,390 69 327 728 1351 42154

EA 214,408 232,070 74 235 541 1017 29605

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 11 21,25 53 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,46 8,46 9,22

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,03 1,72 1,68

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,01 2,02 2,29

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,10 3,48 3,56

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 0,12 7,23 7,53

Toplam: 280 92 59 77,25 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBAccACaBcE BEca     aA ECAD  EbB d  CbE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 Ee E CBaadE DcABEE EaADBBDebaDCDBaAE BEb      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik Edc           a            B            

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri  ed    e C d    b  e       eD c         

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 1 0 100
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,030 213,530 90 246 523 1027 29439

SAY 177,953 244,390 72 331 733 1367 42473

EA 201,600 232,070 84 276 618 1179 34356

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 1 8 -1,00 -6 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 10,50 26 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 8 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 64 50 51,50 18 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADbAC dac  ab e    ac ECA C EaBbeA CbE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EdB           D     a  e      d  ab bc  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,948 213,530 82 184 400 800 21988

SAY 165,305 244,390 83 370 794 1499 45908

EA 196,793 232,070 85 293 649 1237 36119

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 2 7,50 19 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 59 36 50,00 18 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcaAbc dEa  D      eA dCA e EbBCBAeCdE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2    E C     CDeABE B c                         

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EB            b                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YAĞDIRAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,460 213,530 62 109 211 424 10626

SAY 163,410 244,390 84 374 800 1512 46251

EA 211,990 232,070 76 245 556 1048 30503

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 7 12,25 31 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 73 48 61,00 22 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ccADEACBcEE  aDE a bCaAabCAaedEaBCBeDCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 be EEbaeedECDAABEEBEDA                        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik adcBe                                   

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YALI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,698 213,530 76 164 347 677 18155

SAY 181,240 244,390 64 317 713 1322 41257

EA 227,165 232,070 68 192 463 848 24917

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 66 19 61,25 22 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 bBADEAC aEE   a DCad  A ECADC E B     aE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik   B                                     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 0 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,598 213,530 35 50 109 226 6032

SAY 215,645 244,390 15 184 468 870 26765

EA 294,765 232,070 11 44 132 220 5611

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 7 7 5,25 13 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 102 30 94,50 34 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADBECadE CaB  DdDDABCDCCEEABCbeBCEaC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik BCbEdB  eA    A      a aB    b  d       

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 2 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÇOKSEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,880 213,530 43 71 145 307 8047

SAY 212,985 244,390 20 196 488 901 27599

EA 279,165 232,070 24 72 198 318 8698

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 11 7 9,25 31

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 5 9 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 7 9 4,75 12 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 101 48 89,00 32 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BbEAADdECBEEECDdb  CaeeBCeeCEEABCaABCEcC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik a  EdB CDAdC C d     a e        de c    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EGE ERBİL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,065 213,530 46 78 157 329 8476

SAY 201,350 244,390 35 236 582 1061 31829

EA 274,175 232,070 29 84 223 362 9822

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 4 4,00 10 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 93 42 82,50 29 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEACaBEECBaDaeCcaCeeDECAaCCEbBCBAeCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EcBa  A  b Ae D                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EREN ÖZERDEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,528 213,530 39 60 125 265 7199

SAY 202,780 244,390 31 229 569 1042 31232

EA 280,173 232,070 23 70 193 310 8464

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 27,75 69 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 4 4 3,00 8 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 22 86,50 31 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEAC BEEdBED DC C BA ECADeeEbBCBA aCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E B       eA               eDa    c     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT MERCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,648 213,530 64 115 228 464 11601

SAY 173,565 244,390 77 347 762 1423 43819

EA 256,165 232,070 46 121 309 539 14920

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 6 8 4,00 10 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 71 33 62,75 22 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 cBADEACB EdCB DEDCeCCeAaECADCCabBCBADCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik E   CC   e  a    d b   AcB   d  e    A c

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 1 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,068 213,530 41 62 129 275 7407

SAY 187,373 244,390 61 298 680 1246 38097

EA 254,195 232,070 47 125 319 560 15534

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 2 8,50 21 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 88 41 77,75 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAdAADaECcbddCaBa DCa eBCDCCEEABCbABCEDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC  Be  a  B  AC AE  E                        

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik B  EdB a A b  d          d           A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 0 2 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,715 213,530 53 90 179 377 9506

SAY 198,235 244,390 44 254 615 1124 33189

EA 251,945 232,070 50 130 332 579 16277

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 20,25 51 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 86 25 79,75 28 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEAC BEc   D DC  deAebCA C b BCBA CaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2      C  b E a A                    E          

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EcB          b            B b           

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 2 1 67
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 1 0 50
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 335,705 213,530 5 8 16 30 1022

SAY 199,203 244,390 40 248 606 1103 32758

EA 261,828 232,070 42 110 280 473 13141

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 7 0 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 10 1 9,75 54 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 4 23,00 58 21,18 8,37 6,37

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 2,12 0,94 0,94

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,95 1,37 1,43

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,91 0,43 0,49

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,94 0,43 0,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,05 0,62 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 3 27,25 68 7,97 3,80 3,99

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 113 17 108,75 39 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEeADBECaE  C BC DC  A    CEEABC ce EDC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC EBC BC dBDDACcAEBEEBCD  D  B BD EABbE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 2 2 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 2 2 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 2 2 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Psikolojinin konusunu kavrar. 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 1 0 0 0
Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Davranışın oluşum sürecini fark eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kültürün ögelerini analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÖROĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,713 213,530 50 85 167 349 9019

SAY 204,208 244,390 28 224 557 1020 30659

EA 263,045 232,070 39 105 270 458 12762

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 92 33 83,75 30 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADcaC E dCbBbCD  eAd  CCEEABCC BaEcC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    EcB  e              d                

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,883 213,530 66 119 239 486 12252

SAY 180,903 244,390 65 318 718 1329 41444

EA 241,480 232,070 56 158 387 692 19763

Katılımlar: 92 397 838 1612 49064

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 8 7 6,25 21

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,40 1,91 1,51

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 7,80 2,89 1,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 2,38 1,98

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 1,19 0,97

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 21,18 8,37 6,37

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 4,05 6,89 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,40 1,57 1,78

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 4,46 8,46 9,22

Toplam: 280 79 47 67,25 24 81,24 81,68 84,64

Edebiyat-Sosyal-1 eAbAADBECBbEbCbB CeC  ABaDCCEdABCa BCEee

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    EcB ee        e c   aea      d       

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 2 1 0 50
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 3 3 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

58

%63,04

12

%13,04

8

%8,70

3

%3,26

11

%11,96
  

Doğru (%63,04)

Yanlış (%36,96)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

1

%1,09

83

%90,22

3

%3,26

2

%2,17

3

%3,26
  

Doğru (%90,22)

Yanlış (%9,78)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

90

%97,83
  

1

%1,09
 

1

%1,09
 

Doğru (%97,83)

Yanlış (%1,09)

Boş (%1,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,09

1

%1,09

10

%10,87

74

%80,43

6

%6,52
  

Doğru (%80,43)

Yanlış (%19,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

9

%9,78

13

%14,13

5

%5,43

9

%9,78

56

%60,87
  

Doğru (%60,87)

Yanlış (%39,13)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

73

%79,35
 

1

%1,09

3

%3,26

14

%15,22

1

%1,09
 

Doğru (%79,35)

Yanlış (%19,57)

Boş (%1,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Edebî Sanatlar C

1

%1,09

2

%2,17

78

%84,78

2

%2,17
 

9

%9,78
 

Doğru (%84,78)

Yanlış (%5,43)

Boş (%9,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Geleneksel Türk Tiyatrosu B

20

%21,74

38

%41,30

6

%6,52

2

%2,17

5

%5,43

21

%22,83
 

Doğru (%41,30)

Yanlış (%35,87)

Boş (%22,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 ŞİİR B

11

%11,96

45

%48,91

10

%10,87

18

%19,57

2

%2,17

6

%6,52
 

Doğru (%48,91)

Yanlış (%44,57)

Boş (%6,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı E

3

%3,26
 

6

%6,52

9

%9,78

73

%79,35

1

%1,09
 

Doğru (%79,35)

Yanlış (%19,57)

Boş (%1,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Âşık Edebiyatında Nazım Türleri E

6

%6,52

4

%4,35

14

%15,22

3

%3,26

61

%66,30

4

%4,35
 

Doğru (%66,30)

Yanlış (%29,35)

Boş (%4,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Divan Edebiyatında Şiir C

4

%4,35

1

%1,09

61

%66,30

3

%3,26

1

%1,09

22

%23,91
 

Doğru (%66,30)

Yanlış (%9,78)

Boş (%23,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Divan Edebiyatında Nazım Türleri B

1

%1,09

42

%45,65

5

%5,43

3

%3,26

1

%1,09

40

%43,48
 

Doğru (%45,65)

Yanlış (%10,87)

Boş (%43,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Tanzimat Dönemi Sanatçıları E

10

%10,87

4

%4,35

1

%1,09

2

%2,17

28

%30,43

47

%51,09
 

Doğru (%30,43)

Yanlış (%18,48)

Boş (%51,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve
Sanatçıları D

18

%19,57

10

%10,87

5

%5,43

36

%39,13

4

%4,35

19

%20,65
 

Doğru (%39,13)

Yanlış (%40,22)

Boş (%20,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Servetifunun Dönemi Sanatçıları E

10

%10,87

8

%8,70

2

%2,17

3

%3,26

31

%33,70

38

%41,30
 

Doğru (%33,70)

Yanlış (%25,00)

Boş (%41,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro D

3

%3,26
 

3

%3,26

55

%59,78

6

%6,52

25

%27,17
 

Doğru (%59,78)

Yanlış (%13,04)

Boş (%27,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman C

6

%6,52

3

%3,26

51

%55,43

2

%2,17

1

%1,09

29

%31,52
 

Doğru (%55,43)

Yanlış (%13,04)

Boş (%31,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı D

9

%9,78

11

%11,96

7

%7,61

18

%19,57

3

%3,26

44

%47,83
 

Doğru (%19,57)

Yanlış (%32,61)

Boş (%47,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Edebî Akımlar C

4

%4,35

15

%16,30

38

%41,30

3

%3,26

4

%4,35

28

%30,43
 

Doğru (%41,30)

Yanlış (%28,26)

Boş (%30,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-18 Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro C

1

%1,09

6

%6,52

42

%45,65

3

%3,26

2

%2,17

38

%41,30
 

Doğru (%45,65)

Yanlış (%13,04)

Boş (%41,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman B

11

%11,96

31

%33,70

2

%2,17

5

%5,43

29

%31,52

14

%15,22
 

Doğru (%33,70)

Yanlış (%51,09)

Boş (%15,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı A

71

%77,17

3

%3,26

3

%3,26

2

%2,17

11

%11,96

2

%2,17
 

Doğru (%77,17)

Yanlış (%20,65)

Boş (%2,17)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve
Postmodernizmi Esas Alan Roman D

5

%5,43

4

%4,35

2

%2,17

19

%20,65

14

%15,22

48

%52,17
 

Doğru (%20,65)

Yanlış (%27,17)

Boş (%52,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-30 İslamiyet Yayılıyor E

1

%1,09

9

%9,78
 

22

%23,91

53

%57,61

7

%7,61
 

Doğru (%57,61)

Yanlış (%34,78)

Boş (%7,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 İnsanlığın Hafızası Tarih C   

84

%91,30

8

%8,70
   

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-31

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı A

85

%92,39
 

3

%3,26

3

%3,26
 

1

%1,09
 

Doğru (%92,39)

Yanlış (%6,52)

Boş (%1,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 İslam Dünyası Liderliği D

5

%5,43

1

%1,09

2

%2,17

43

%46,74

4

%4,35

37

%40,22
 

Doğru (%46,74)

Yanlış (%13,04)

Boş (%40,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Avrupa'da Değişim Çağı C  

1

%1,09

55

%59,78

1

%1,09

25

%27,17

9

%9,78

1

%1,09

Doğru (%59,78)

Yanlış (%30,43)

Boş (%9,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C

2

%2,17

2

%2,17

41

%44,57

5

%5,43

2

%2,17

40

%43,48
 

Doğru (%44,57)

Yanlış (%11,96)

Boş (%43,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 I. Dünya Savaşı (1914-1918) E

8

%8,70

1

%1,09
 

4

%4,35

76

%82,61

3

%3,26
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%14,13)

Boş (%3,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Siyasi Alandaki İnkılaplar C

24

%26,09

42

%45,65

11

%11,96

2

%2,17

1

%1,09

12

%13,04
 

Doğru (%11,96)

Yanlış (%75,00)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 I. Dünya Savaşı (1914-1918) B

2

%2,17

87

%94,57
  

3

%3,26
  

Doğru (%94,57)

Yanlış (%5,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C

2

%2,17

10

%10,87

61

%66,30

2

%2,17

2

%2,17

15

%16,30
 

Doğru (%66,30)

Yanlış (%17,39)

Boş (%16,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Beşerî Sistemler B

6

%6,52

45

%48,91

13

%14,13

6

%6,52

7

%7,61

15

%16,30
 

Doğru (%48,91)

Yanlış (%34,78)

Boş (%16,30)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan
faktörleri açıklar. A

62

%67,39
 

7

%7,61
 

4

%4,35

19

%20,65
 

Doğru (%67,39)

Yanlış (%11,96)

Boş (%20,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Çevre ve Toplum D

4

%4,35

3

%3,26

5

%5,43

24

%26,09

7

%7,61

49

%53,26
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%20,65)

Boş (%53,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40

Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri
açısından değerlendirir.

C
5

%5,43

2

%2,17

56

%60,87
 

12

%13,04

17

%18,48
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%20,65)

Boş (%18,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

C
17

%18,48

11

%11,96

42

%45,65

6

%6,52

1

%1,09

15

%16,30
 

Doğru (%45,65)

Yanlış (%38,04)

Boş (%16,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
geri dönüşüm stratejileri açısından
değerlendirir.

E  
1

%1,09

2

%2,17

5

%5,43

82

%89,13

2

%2,17
 

Doğru (%89,13)

Yanlış (%8,70)

Boş (%2,17)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 İnsanlığın Hafızası Tarih E

4

%7,69

17

%32,69

2

%3,85

1

%1,92

13

%25,00

15

%28,85
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%46,15)

Boş (%28,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 İslamiyet Yayılıyor C  

3

%5,77

13

%25,00

3

%5,77

10

%19,23

23

%44,23
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%30,77)

Boş (%44,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı D

3

%5,77

2

%3,85

9

%17,31

5

%9,62

3

%5,77

30

%57,69
 

Doğru (%9,62)

Yanlış (%32,69)

Boş (%57,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı E  

3

%5,77
 

4

%7,69

37

%71,15

8

%15,38
 

Doğru (%71,15)

Yanlış (%13,46)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Fetih ve Fatih E

1

%1,92
 

1

%1,92

1

%1,92

13

%25,00

36

%69,23
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%5,77)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 İhtilaller Çağı C

2

%3,85

1

%1,92

44

%84,62

2

%3,85
 

3

%5,77
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%9,62)

Boş (%5,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler B

1

%1,92

27

%51,92

6

%11,54

2

%3,85
 

16

%30,77
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%17,31)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C

6

%11,54

1

%1,92

5

%9,62

1

%1,92

6

%11,54

33

%63,46
 

Doğru (%9,62)

Yanlış (%26,92)

Boş (%63,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C

5

%9,62

6

%11,54

22

%42,31

6

%11,54

1

%1,92

12

%23,08
 

Doğru (%42,31)

Yanlış (%34,62)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 I. Dünya Savaşı (1914-1918) B

4

%7,69

17

%32,69
 

8

%15,38
 

23

%44,23
 

Doğru (%32,69)

Yanlış (%23,08)

Boş (%44,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti E

3

%5,77

2

%3,85

1

%1,92

1

%1,92

32

%61,54

13

%25,00
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%13,46)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını
mekânsal etkileri açısından değerlendirir. C

4

%7,69

1

%1,92

27

%51,92
 

1

%1,92

19

%36,54
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%11,54)

Boş (%36,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini
fonksiyonel açıdan yorumlar. D

6

%11,54

1

%1,92

2

%3,85

24

%46,15

3

%5,77

16

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan
faktörleri açıklar. A

11

%21,15

1

%1,92

5

%9,62

2

%3,85

11

%21,15

22

%42,31
 

Doğru (%21,15)

Yanlış (%36,54)

Boş (%42,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki
tarihî ve kültürel bağları açıklar. A

43

%82,69
 

1

%1,92
  

8

%15,38
 

Doğru (%82,69)

Yanlış (%1,92)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12

Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki
tarihî ve kültürel bağları açıklar. B

1

%1,92

26

%50,00
  

3

%5,77

22

%42,31
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%42,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-21

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham
madde, üretim ve pazar alanlarını
ilişkilendirir.

E
4

%7,69
  

1

%1,92

28

%53,85

19

%36,54
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%9,62)

Boş (%36,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-22

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan
faktörleri açıklar. E

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92

3

%5,77

22

%42,31

24

%46,15
 

Doğru (%42,31)

Yanlış (%11,54)

Boş (%46,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik
tehditleri açıklar. B  

25

%48,08
 

6

%11,54

1

%1,92

20

%38,46
 

Doğru (%48,08)

Yanlış (%13,46)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri E   

2

%3,85

4

%7,69

31

%59,62

15

%28,85
 

Doğru (%59,62)

Yanlış (%11,54)

Boş (%28,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-14 Tarım-Ekonomi İlişkisi D

4

%7,69

1

%1,92

2

%3,85

24

%46,15
 

21

%40,38
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%13,46)

Boş (%40,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-18 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri A

30

%57,69

3

%5,77
 

1

%1,92

2

%3,85

16

%30,77
 

Doğru (%57,69)

Yanlış (%11,54)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce
ortamını açıklar. D    

16

%30,77
 

36

%69,23
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%0,00)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-31

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru
kullanmanın önemini açıklar. B

1

%1,92

17

%32,69

1

%1,92
  

33

%63,46
 

Doğru (%32,69)

Yanlış (%3,85)

Boş (%63,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

1

%1,92

18

%34,62

2

%3,85

2

%3,85
 

29

%55,77
 

Doğru (%34,62)

Yanlış (%9,62)

Boş (%55,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Psikolojinin konusunu kavrar. D   

1

%1,92

28

%53,85
 

23

%44,23
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%1,92)

Boş (%44,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Psikolojinin Temel Süreçleri B

1

%1,92

3

%5,77
 

1

%1,92

11

%21,15

36

%69,23
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%25,00)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. C

2

%3,85

19

%36,54

1

%1,92
  

30

%57,69
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%40,38)

Boş (%57,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan
yöntemleri tanır. D

7

%13,46
  

6

%11,54
 

39

%75,00
 

Doğru (%11,54)

Yanlış (%13,46)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

Mantığın pratik yaşam açısından önemini
fark eder. D

1

%1,92

3

%5,77

1

%1,92

10

%19,23
 

37

%71,15
 

Doğru (%19,23)

Yanlış (%9,62)

Boş (%71,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-24 Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları C   

35

%67,31
  

17

%32,69
 

Doğru (%67,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%32,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Sembolik Mantığa Geçiş D   

2

%3,85

27

%51,92
 

23

%44,23
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%3,85)

Boş (%44,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen
Faktörler B  

21

%40,38
 

1

%1,92

2

%3,85

28

%53,85
 

Doğru (%40,38)

Yanlış (%5,77)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Önermeler Mantığı E

4

%7,69

1

%1,92
  

4

%7,69

43

%82,69
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%9,62)

Boş (%82,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 DİN VE İSLAM A

21

%40,38

3

%5,77
 

2

%3,85
 

26

%50,00
 

Doğru (%40,38)

Yanlış (%9,62)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E     

35

%67,31

17

%32,69
 

Doğru (%67,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%32,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar D

1

%1,92

1

%1,92
 

3

%5,77

4

%7,69

43

%82,69
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%11,54)

Boş (%82,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed B

1

%1,92

30

%57,69
   

21

%40,38
 

Doğru (%57,69)

Yanlış (%1,92)

Boş (%40,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 İnançla İlgili Meseleler E

5

%9,62

2

%3,85

1

%1,92
 

14

%26,92

30

%57,69
 

Doğru (%26,92)

Yanlış (%15,38)

Boş (%57,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Güncel Dinî Meseleler C  

12

%23,08

4

%7,69

1

%1,92

8

%15,38

27

%51,92
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%40,38)

Boş (%51,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-42

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru
kullanmanın önemini açıklar. E      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-41

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-43 Davranışın oluşum sürecini fark eder. E      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Toplumsal konum, statü ve rol kavramları
arasında ilişki kurar. E      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-45 Kültürün ögelerini analiz eder. B      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. D      

52

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Dört İşlem Yeteneği E

2

%2,30

1

%1,15

1

%1,15

7

%8,05

69

%79,31

7

%8,05
 

Doğru (%79,31)

Yanlış (%12,64)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Çarpanlara Ayırma B  

28

%32,18

9

%10,34

22

%25,29

1

%1,15

27

%31,03
 

Doğru (%32,18)

Yanlış (%36,78)

Boş (%31,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar B

1

%1,15

55

%63,22

12

%13,79

1

%1,15

1

%1,15

17

%19,54
 

Doğru (%63,22)

Yanlış (%17,24)

Boş (%19,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Köklü ifadeler B

7

%8,05

24

%27,59

3

%3,45

2

%2,30

1

%1,15

50

%57,47
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%14,94)

Boş (%57,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma C

1

%1,15
 

18

%20,69
 

1

%1,15

67

%77,01
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%2,30)

Boş (%77,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-22 Kartezyen Çarpım C

3

%3,45

1

%1,15

18

%20,69
 

2

%2,30

63

%72,41
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%6,90)

Boş (%72,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 Eşitsizlikler A

8

%9,20

2

%2,30
 

3

%3,45

1

%1,15

73

%83,91
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%6,90)

Boş (%83,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-3 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

3

%3,45

5

%5,75

2

%2,30

14

%16,09

1

%1,15

62

%71,26
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%12,64)

Boş (%71,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı C  

4

%4,60

5

%5,75
 

3

%3,45

75

%86,21
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%8,05)

Boş (%86,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri C

2

%2,30

6

%6,90

5

%5,75

2

%2,30

1

%1,15

71

%81,61
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%12,64)

Boş (%81,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri C

2

%2,30

1

%1,15

12

%13,79

4

%4,60

7

%8,05

61

%70,11
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%16,09)

Boş (%70,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Aritmetik Dizi A

38

%43,68

1

%1,15
 

1

%1,15

2

%2,30

45

%51,72
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%4,60)

Boş (%51,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Parabolün Tepe Noktası B

2

%2,30

3

%3,45

1

%1,15

1

%1,15

2

%2,30

78

%89,66
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%6,90)

Boş (%89,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 OLASILIK A

23

%26,44

5

%5,75
 

1

%1,15
 

58

%66,67
 

Doğru (%26,44)

Yanlış (%6,90)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Permütasyon D

2

%2,30

4

%4,60

3

%3,45

22

%25,29

16

%18,39

40

%45,98
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%28,74)

Boş (%45,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Fonksiyonlarda İşlemler C  

2

%2,30

11

%12,64
 

2

%2,30

72

%82,76
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%4,60)

Boş (%82,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 0/0 Belirsizliği B

4

%4,60
 

5

%5,75

2

%2,30
 

76

%87,36
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,64)

Boş (%87,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 LİMİT VE SÜREKLİLİK B

1

%1,15

2

%2,30

6

%6,90

1

%1,15

1

%1,15

76

%87,36
 

Doğru (%2,30)

Yanlış (%10,34)

Boş (%87,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-23 Türev Kuralları A

4

%4,60
  

1

%1,15

2

%2,30

80

%91,95
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%3,45)

Boş (%91,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu C

2

%2,30

5

%5,75

4

%4,60

1

%1,15

1

%1,15

74

%85,06
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%10,34)

Boş (%85,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Minimum-Maksimum Problemleri C

1

%1,15

1

%1,15

10

%11,49
 

1

%1,15

74

%85,06
 

Doğru (%11,49)

Yanlış (%3,45)

Boş (%85,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-11 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar B  

4

%4,60

1

%1,15

2

%2,30

1

%1,15

79

%90,80
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%4,60)

Boş (%90,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-18 İntegral Alma Kuralları C   

2

%2,30
 

2

%2,30

83

%95,40
 

Doğru (%2,30)

Yanlış (%2,30)

Boş (%95,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27 İntegral ile Alan Hesabı A

3

%3,45

1

%1,15

1

%1,15
 

3

%3,45

79

%90,80
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%5,75)

Boş (%90,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 İntegral ile Alan Hesabı E   

1

%1,15

1

%1,15

4

%4,60

81

%93,10
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%2,30)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29

Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral
Alma B

1

%1,15

5

%5,75
   

81

%93,10
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%1,15)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve
Sıralaması B

7

%8,05

11

%12,64

2

%2,30

5

%5,75

4

%4,60

58

%66,67
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%20,69)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar B

1

%1,15

15

%17,24

1

%1,15

2

%2,30

5

%5,75

63

%72,41
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%10,34)

Boş (%72,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Yarım Açı Formülleri D

1

%1,15

11

%12,64

2

%2,30

7

%8,05
 

66

%75,86
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%16,09)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-26 Trigonometrik Denklemler B

8

%9,20

18

%20,69

3

%3,45

2

%2,30

1

%1,15

55

%63,22
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%16,09)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B

5

%5,75

4

%4,60
 

7

%8,05
 

71

%81,61
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%13,79)

Boş (%81,61)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Paralelkenar C

1

%1,15

1

%1,15

3

%3,45
 

2

%2,30

80

%91,95
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%4,60)

Boş (%91,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 Dairede Çevre ve Alan D  

1

%1,15

1

%1,15

5

%5,75

1

%1,15

79

%90,80
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%3,45)

Boş (%90,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çemberin Analitik İncelenmesi D

1

%1,15
  

5

%5,75
 

81

%93,10
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%1,15)

Boş (%93,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 ANALİTİK GEOMETRİ A

10

%11,49

1

%1,15

6

%6,90
  

70

%80,46
 

Doğru (%11,49)

Yanlış (%8,05)

Boş (%80,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Çemberin Analitik İncelenmesi D    

1

%1,15

1

%1,15

85

%97,70
 

Doğru (%1,15)

Yanlış (%1,15)

Boş (%97,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-31 Dönüşüm Geometrisi C  

1

%1,15

4

%4,60
  

82

%94,25
 

Doğru (%4,60)

Yanlış (%1,15)

Boş (%94,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 ANALİTİK GEOMETRİ A

12

%13,79

2

%2,30

2

%2,30

5

%5,75
 

66

%75,86
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%10,34)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 ANALİTİK GEOMETRİ B  

3

%3,45
 

6

%6,90

1

%1,15

77

%88,51
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%8,05)

Boş (%88,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar D

1

%1,15
 

1

%1,15

2

%2,30
 

83

%95,40
 

Doğru (%2,30)

Yanlış (%2,30)

Boş (%95,40)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle
numarası, atom numarası ve enerjisindeki
değişimi açıklar.

C     
1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Newton'ın Hareket Yasaları A

1

%14,29
   

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi
kavramlarını açıklar. B  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Fotoelektrik olayını açıklar. E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Kepler Kanunları'nı açıklar. E   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Atom altı parçacıkların özelliklerini temel
düzeyde açıklar. D  

1

%14,29
 

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Transformatörlerin çalışma prensibini
açıklar. E

1

%14,29
   

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Düzgün çembersel hareketi açıklar. D   

1

%14,29
 

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Cisimlerin denge şartlarını açıklar. D     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun
bağlı olduğu değişkenleri belirler. C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

İtme ile çizgisel momentum değişimi
arasında ilişki kurar. D  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8

Görüntüleme cihazlarının çalışma
prensiplerini açıklar. A   

1

%14,29

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

Alternatif ve doğru akım devrelerinde
direncin, bobinin ve sığacın davranışını
açıklar.

A
1

%14,29
  

1

%14,29
 

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki
davranışını açıklar. E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL TG AYT 1

Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Atomu kuantum modeliyle açıklar. D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri
arasında ilişki kurar. A  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini
açıklar. D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Tepkimelerde meydana gelen enerji
değişimlerini açıklar. C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-23 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler B   

1

%14,29
 

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Dengeyi Etkileyen Faktörler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-27

Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük
kullanım alanlarını ilişkilendirir. C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20

Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve
değişime uğrayan madde kütlesi açısından
açıklar.

B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Basit Formül ve Molekül Formülü E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26

Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini,
özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)
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Okul İlçe İl Genel

397 838 1612 49064

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-21

Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini,
özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Sinir Sistemi C  

1

%14,29

1

%14,29
 

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Göz D   

1

%14,29

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Bitkilerin Yapısı C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Sindirim Organları E   

3

%42,86
 

2

%28,57

2

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Kalbin Çalışması A

1

%14,29

1

%14,29

1

%14,29
  

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Solunum Gazlarının Taşınması D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Dişi Üreme Sistemi C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Simbiyotik İlişkiler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Popülasyon Ekolojisi D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 GENDEN PROTEİNE E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Fotosentez C    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bitkilerde Hareket C   

1

%14,29
 

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bitkilerde Eşeyli Üreme A

3

%42,86
  

1

%14,29
 

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)
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