
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

1 0 BERKAY KORKMAZ 12-D 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 9 0 9,00 2 4 1,00 6 1 5,75 5 1 4,75 89 24 83,00 390,045 632

2 0 BERAT KORKMAZ 12-D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 22 4 21,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 77 23 71,25 354,685 1295

3 0 EKİN KARA 12-D 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 3 11,25 2 1 1,75 1 1 0,75 5 1 4,75 71 14 67,50 343,626 1535

4 0 YAĞMUR ELA ŞEN 12-D 35 4 34,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 66 17 61,75 326,677 1958

5 0 DENİZ AKGÜN 12-D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 65 19 60,25 321,731 2089

6 0 SELİN VATANSEVER 12-D 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 3 7,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 61 22 55,50 307,892 2497

7 0 CEYLİN AKGÜNDÜZ 12-D 29 11 26,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 15 2 14,50 3 0 3,00 60 19 55,25 306,260 2551

8 0 ARDA KA * 12-D 28 9 25,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 4 12,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 58 19 53,25 301,737 2690

9 0 LARA SOLAK 12-D 32 7 30,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 2 6,50 1 0 1,00 0 6 -1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 58 22 52,50 299,082 2770

10 0 MUSTAFA TUNCH 12-D 27 10 24,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 57 22 51,50 296,842 2846

11 0 NAİLE NUR ÜLKER 12-D 31 8 29,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 55 16 51,00 294,245 2941

12 0 BERİL ÇİNAR 12-D 25 13 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 13 1 12,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 56 22 50,50 292,714 2992

13 0 RECEP ERBAB 12-D 27 13 23,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 3 1 2,75 57 30 49,50 290,748 3055

14 0 EMİRHAN MERT 12-D 27 9 24,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 55 25 48,75 288,010 3143

15 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12-D 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 4 7,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 54 22 48,50 287,087 3185

16 0 İLKSEN ÇOBAN 12-D 26 13 22,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 12 3 11,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 56 31 48,25 287,041 3186

17 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 12-D 29 9 26,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 9 0 9,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 19 47,25 283,059 3321

18 0 BURCU ŞENKUŞ 12-D 30 8 28,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 51 16 47,00 282,538 3337

19 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12-D 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 7 1 6,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 51 24 45,00 277,524 3539

20 0 RANA HAMRET 12-D 29 6 27,50 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 13 44,75 276,272 3583

21 0 FATMA ARABULAN 12-D 33 6 31,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 48 13 44,75 275,575 3607

22 0 YAĞMUP YÜCE 12-D 31 7 29,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 49 19 44,25 274,930 3626

23 0 GÜLÇE HASDERELİ 12-D 30 10 27,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 9 6 7,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 51 30 43,50 272,203 3740

24 0 CEYLİN AKYOL 12-D 27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 2 8,50 48 19 43,25 271,170 3782

25 0 EYMEN ÇINAR 12-D 26 11 23,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 0 11,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 47 18 42,50 269,069 3852

26 0 ECE MELİS ER 12-D 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 47 21 41,75 267,936 3895

27 0 YAĞMUR İĞİDİR 12-D 25 12 22,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 8 2 7,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 47 25 40,75 265,273 4000

28 0 BEYZA BARMAKSIZ 12-D 30 7 28,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 46 21 40,75 264,582 4030

29 0 ŞEYDA NUR SÜR 12-D 27 8 25,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 43 11 40,25 262,822 4097
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

30 0 BERNA SANCAK 12-D 23 15 19,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 7 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 27 39,25 260,020 4192

31 1512 ALPER ALPARSLAN 12-D 23 13 19,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 10 2 9,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 45 27 38,25 257,138 4310

32 0 HAMİDE AKÇAMAN 12-D 25 12 22,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 43 23 37,25 254,233 4427

33 0 EFE ÜNLÜ 12-D 21 7 19,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 38 8 36,00 250,081 4590

34 0 EMİRHAN ŞİMŞEK 12-D 23 14 19,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 4 2,00 2 4 1,00 44 34 35,50 249,482 4618

35 0 ECRİN DORUM 12-D 26 9 23,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 38 22 32,50 240,176 4937

36 0 IRMAK YAŞAR 12-D 23 10 20,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 39 27 32,25 239,427 4966

37 0 İDİL YALÇIN 12-D 22 12 19,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 21 31,75 238,464 4998

38 0 YAĞMUR ÇEKİCİ 12-D 24 16 20,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 23 30,25 233,346 5154

39 0 RAVZA NUR ERİM 12-D 20 18 15,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 30 22 24,50 216,457 5620

40 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12-D 14 14 10,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 30 30 22,50 210,671 5746

41 0 NURSİMA SELÇUK 12-D 18 19 13,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 8 2,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 30 44 19,00 200,602 5944

42 0 ÖZGE ÇINAR 12-D 20 16 16,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 26 32 18,00 197,582 5993

43 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12-D 11 28 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 6 9 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 27 59 12,25 181,188 6162
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR

1 0 BERKAY KORKMAZ 12-D 28 11 25,25 15 5 13,75 33 2 32,50 13 6 11,50 89 24 83,00 390,045 1 16 16 67 632

2 0 BERAT KORKMAZ 12-D 32 8 30,00 14 6 12,50 23 7 21,25 8 2 7,50 77 23 71,25 354,685 2 44 44 136 1295

3 0 EKİN KARA 12-D 35 5 33,75 16 3 15,25 12 3 11,25 8 3 7,25 71 14 67,50 343,626 3 53 54 160 1535

4 0 YAĞMUR ELA ŞEN 12-D 35 4 34,00 11 7 9,25 12 2 11,50 8 4 7,00 66 17 61,75 326,677 4 72 74 214 1958

5 0 DENİZ AKGÜN 12-D 32 8 30,00 14 4 13,00 14 3 13,25 5 4 4,00 65 19 60,25 321,731 5 81 85 236 2089

6 0 SELİN VATANSEVER 12-D 31 7 29,25 13 4 12,00 11 4 10,00 6 7 4,25 61 22 55,50 307,892 6 104 109 283 2497

7 0 CEYLİN AKGÜNDÜZ 12-D 29 11 26,25 13 6 11,50 18 2 17,50 60 19 55,25 306,260 7 106 111 292 2551

8 0 ARDA KA * 12-D 28 9 25,75 11 4 10,00 13 6 11,50 6 0 6,00 58 19 53,25 301,737 8 116 124 317 2690

9 0 LARA SOLAK 12-D 32 7 30,25 12 6 10,50 8 2 7,50 6 7 4,25 58 22 52,50 299,082 9 120 129 326 2770

10 0 MUSTAFA TUNCH 12-D 27 10 24,50 10 7 8,25 12 1 11,75 8 4 7,00 57 22 51,50 296,842 10 124 133 334 2846

11 0 NAİLE NUR ÜLKER 12-D 31 8 29,00 14 3 13,25 8 5 6,75 2 0 2,00 55 16 51,00 294,245 11 128 137 342 2941

12 0 BERİL ÇİNAR 12-D 25 13 21,75 12 4 11,00 17 2 16,50 2 3 1,25 56 22 50,50 292,714 12 130 140 348 2992

13 0 RECEP ERBAB 12-D 27 13 23,75 12 7 10,25 11 5 9,75 7 5 5,75 57 30 49,50 290,748 13 132 142 355 3055

14 0 EMİRHAN MERT 12-D 27 9 24,75 10 8 8,00 14 6 12,50 4 2 3,50 55 25 48,75 288,010 14 134 145 363 3143

15 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12-D 30 8 28,00 12 5 10,75 8 4 7,00 4 5 2,75 54 22 48,50 287,087 15 137 148 368 3185

16 0 İLKSEN ÇOBAN 12-D 26 13 22,75 11 7 9,25 12 5 10,75 7 6 5,50 56 31 48,25 287,041 16 138 149 369 3186

17 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 12-D 29 9 26,75 12 6 10,50 9 0 9,00 2 4 1,00 52 19 47,25 283,059 17 144 156 382 3321

18 0 BURCU ŞENKUŞ 12-D 30 8 28,00 12 3 11,25 6 1 5,75 3 4 2,00 51 16 47,00 282,538 18 146 158 386 3337

19 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 12-D 25 14 21,50 13 6 11,50 7 1 6,75 6 3 5,25 51 24 45,00 277,524 19 154 166 404 3539

20 0 RANA HAMRET 12-D 29 6 27,50 10 4 9,00 5 1 4,75 4 2 3,50 48 13 44,75 276,272 20 156 168 410 3583

21 0 FATMA ARABULAN 12-D 33 6 31,50 9 6 7,50 5 0 5,00 1 1 0,75 48 13 44,75 275,575 21 160 172 415 3607

22 0 YAĞMUP YÜCE 12-D 31 7 29,25 9 6 7,50 4 3 3,25 5 3 4,25 49 19 44,25 274,930 22 161 173 419 3626

23 0 GÜLÇE HASDERELİ 12-D 30 10 27,50 9 8 7,00 9 7 7,25 3 5 1,75 51 30 43,50 272,203 23 168 181 435 3740

24 0 CEYLİN AKYOL 12-D 27 10 24,50 12 7 10,25 9 2 8,50 48 19 43,25 271,170 24 170 183 441 3782

25 0 EYMEN ÇINAR 12-D 26 11 23,25 8 5 6,75 12 0 12,00 1 2 0,50 47 18 42,50 269,069 25 176 189 451 3852

26 0 ECE MELİS ER 12-D 29 10 26,50 9 8 7,00 3 1 2,75 6 2 5,50 47 21 41,75 267,936 26 177 190 453 3895

27 0 YAĞMUR İĞİDİR 12-D 25 12 22,00 6 9 3,75 9 2 8,50 7 2 6,50 47 25 40,75 265,273 27 181 195 467 4000

28 0 BEYZA BARMAKSIZ 12-D 30 7 28,25 8 7 6,25 3 2 2,50 5 5 3,75 46 21 40,75 264,582 28 182 196 470 4030

29 0 ŞEYDA NUR SÜR 12-D 27 8 25,00 10 2 9,50 4 1 3,75 2 0 2,00 43 11 40,25 262,822 29 185 199 476 4097

30 0 BERNA SANCAK 12-D 23 15 19,25 13 5 11,75 8 7 6,25 2 0 2,00 46 27 39,25 260,020 30 192 206 489 4192

31 1512 ALPER ALPARSLAN 12-D 23 13 19,75 8 6 6,50 10 2 9,50 4 6 2,50 45 27 38,25 257,138 31 200 215 505 4310

32 0 HAMİDE AKÇAMAN 12-D 25 12 22,00 13 5 11,75 1 0 1,00 4 6 2,50 43 23 37,25 254,233 32 208 223 521 4427

33 0 EFE ÜNLÜ 12-D 21 7 19,25 13 0 13,00 4 1 3,75 38 8 36,00 250,081 33 217 232 539 4590

34 0 EMİRHAN ŞİMŞEK 12-D 23 14 19,50 12 4 11,00 2 4 1,00 7 12 4,00 44 34 35,50 249,482 34 218 233 541 4618

35 0 ECRİN DORUM 12-D 26 9 23,75 6 4 5,00 2 2 1,50 4 7 2,25 38 22 32,50 240,176 35 234 254 580 4937

36 0 IRMAK YAŞAR 12-D 23 10 20,50 6 10 3,50 7 3 6,25 3 4 2,00 39 27 32,25 239,427 36 241 261 587 4966

37 0 İDİL YALÇIN 12-D 22 12 19,00 7 4 6,00 4 5 2,75 4 0 4,00 37 21 31,75 238,464 37 246 266 593 4998

38 0 YAĞMUR ÇEKİCİ 12-D 24 16 20,00 8 4 7,00 3 2 2,50 1 1 0,75 36 23 30,25 233,346 38 256 276 611 5154

39 0 RAVZA NUR ERİM 12-D 20 18 15,50 10 4 9,00 30 22 24,50 216,457 39 290 315 665 5620

40 0 EKİN ZEYNEP AKSOY 12-D 14 14 10,50 9 7 7,25 5 1 4,75 2 8 0,00 30 30 22,50 210,671 40 299 324 684 5746

41 0 NURSİMA SELÇUK 12-D 18 19 13,25 4 9 1,75 5 9 2,75 3 7 1,25 30 44 19,00 200,602 41 318 344 709 5944

42 0 ÖZGE ÇINAR 12-D 20 16 16,00 5 10 2,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 26 32 18,00 197,582 42 321 350 717 5993

43 0 AYŞEN EYLÜL ESEN 12-D 11 28 4,00 6 14 2,50 6 9 3,75 4 8 2,00 27 59 12,25 181,188 43 334 365 738 6162
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR
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ALAN TYT TG

257,138 62,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  1512
ALPER ALPARSLAN 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 200 215 505 4310 % 62,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcebC B  DC*eaEDcBEBEAC bDbABbCCbdeADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e c C a CbaEBABeCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A C    BC    e CD C A  CB   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aedD C CB b      de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

301,737 39,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
ARDA KA * 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 116 124 317 2690 % 39,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCcE D C AacECcDBEBECADCEDBaAbadEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC d  b CEEABBCDedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CcBA  c BA C   DDCC e a BC  E    c    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız      A B    B B  AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

181,188 90,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
AYŞEN EYLÜL ESEN 120 27 59 34 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 334 365 738 6162 % 90,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 28 1 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aAedcaeccdAbccadEbecaaedbecDdCAbCdEaCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bdCaeacbCeEacBBCeecd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız beaA cB c Bb   D C de    a  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız de aCAdB      edec C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

354,685 18,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BERAT KORKMAZ 120 77 23 20 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 44 136 1295 % 18,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABbAcaDdCAcBDECbDBEBECADCEeBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AdCECEAeCdEEABBbDAdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE eCBA Cce DDCCcAEDBBCBCE  c eB    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  D e  CBd D B B  A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

292,714 43,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BERİL ÇİNAR 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 130 140 348 2992 % 43,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCbbBDc cAeDEa DBEaECADaEaBCAbCdEDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEea bCCEEABBCD  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA E  BA      eCC  E  BC  E A  e  EB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ab e   B        D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

390,045 9,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BERKAY KORKMAZ 120 89 24 7 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 67 632 % 9,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBeAbCe DAcCABCEDEBEBEACdCDeABaaeCEecDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BbEeCcbECCEEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEE BB BAE DDCDcCEABDCBc CEAAAB BEDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız cDb bCdCBAbDBCdBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

260,020 61,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BERNA SANCAK 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 192 206 489 4192 % 61,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAbCe ecDedB EDcaEBEACbCDDABcadCceADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız ebECCb  CdEEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız eAabE  cc  A  D C   d   CB  dE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız       A         A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

264,582 58,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BEYZA BARMAKSIZ 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 182 196 470 4030 % 58,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  cABCAbBb CAABDEddDBEBECAcC DBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eCEe dbd E ABeCD dC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A            e        C  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Cb  CAbab     d  AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

282,538 48,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
BURCU ŞENKUŞ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 146 158 386 3337 % 48,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAEC  DADCcBacDcBEBEACECaDABECCdbBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B adC  E CdEBABACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A b     C A    C        B   E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  e b  A B        bCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

306,260 37,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
CEYLİN AKGÜNDÜZ 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 106 111 292 2551 % 37,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAbCAcDADCcBdcDEdEBEcdcCDaABECCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dAECCdbE dEEBABACDdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE  aBC A  D CD     DCB e E A  A   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

271,170 55,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
CEYLİN AKYOL 120 48 19 53 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 170 183 441 3782 % 55,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECc cA CABCEDcBE EACEacDABbCebEBdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dAEeCA ECdEccdBACDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  ADC    BCBd  D C     a  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

321,731 30,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
DENİZ AKGÜN 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 81 85 236 2089 % 30,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECddDADeABCEDEBEBEACbacDABdCCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCA ECCEEBABbbb c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A CE  cB Bd    Ca C A DCBB  E A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  ebb   dB      BAA D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

267,936 56,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
ECE MELİS ER 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 177 190 453 3895 % 56,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBaAECABccDCcBCEDcBEBEAC CcDABbCCeEBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BdaaCbaE CdEcAB CDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A   c    B   D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  aC dCA B        A D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

240,176 72,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
ECRİN DORUM 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 234 254 580 4937 % 72,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABC d Db cABDEd DBEBECADC DdCAbCdcaCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  Be     d  ccBBCD  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b Bc                        E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız d ae A BdcD     cc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

283,059 48,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EFE EMİR GÜNDÜZ 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 144 156 382 3321 % 48,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAE e CcABDEaEDBEaECcDCdDBCAECCEDCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEaE edaEbcBBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A    BA      DCC    B    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  b e  bB    B      b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

250,081 67,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EFE ÜNLÜ 120 38 8 74 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 217 232 539 4590 % 67,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBa EC    D eBCEDbBEBEcC CD eB aC   dDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCA ECC     ACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız            A  D Ca C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

343,626 22,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EKİN KARA 120 71 14 35 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 53 54 160 1535 % 22,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BeABCAEBDAeAABDECEDBEeECADCEeBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCECEdbCCEEdBBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA E  BA d     C  eE BBCB  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız dD    CBd     BEeAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

210,671 83,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EKİN ZEYNEP AKSOY 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 299 324 684 5746 % 83,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBabcCb  cedcBCdDaaEBEACcC  A    dd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECCe a addBA bCDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA C c     A                  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız eeabCa        c  Aac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 2 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

288,010 45,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EMİRHAN MERT 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 134 145 363 3143 % 45,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAEC  DcDCcBa DEBEeaACb DDABECaCEdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız eAcbb cEC EccABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  ADCE  cc BA  e bD CEA DCB   E cd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  ee  CA B   B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

249,482 67,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EMİRHAN ŞİMŞEK 120 44 34 42 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 218 233 541 4618 % 67,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAE c eAbBDEa DBEBECAcCEcBeAbbecDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEe eed EEABBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C        A     e b  e                  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  eaeCAbBbbDbBaeccAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

269,069 56,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
EYMEN ÇINAR 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 176 189 451 3852 % 56,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  DABCAE e CAABaEaaDeEaECADaEbBCAECdEcCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCc  b C E cBBCDA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA  B  A     D CC     BC  E    A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız    e b B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

275,575 52,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
FATMA ARABULAN 120 48 13 59 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 160 172 415 3607 % 52,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız eBBaAECdBDADCcBCED BEBEACECDDABaCdCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız aAadC ba CdEBA        DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA                       B   E        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız    b    B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

272,203 54,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
GÜLÇE HASDERELİ 120 51 30 39 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 168 181 435 3740 % 54,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aDABCAEaDbdcABDECcDBEaECADCEDBCAdCCEDCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eCEe dbd EEcBBCDcdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız a  A  c BAeC   b Cb d   BC CE    c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ea D A B b    c  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

287,087 46,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 137 148 368 3185 % 46,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAEaD CAABDEabDBEBECADC eBCAECdEDCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız eBC Ca bCCEEABdCDb C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBc dcCBABC     C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız b  e AbBCc      c  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

254,233 64,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
HAMİDE AKÇAMAN 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 208 223 521 4427 % 64,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız eDABCAE  c AABDECaDBEaECdbaEDBeAEabEDCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCECEcDCCdEcadCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız                D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Ce e d B     ea cA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

238,464 73,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
İDİL YALÇIN 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 246 266 593 4998 % 73,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBa bC   AD bedEecdEBEACceDDABEaeCEBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B        C EccBbCDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A b a B      e Cbd     C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   CD    B         C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

287,041 46,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
İLKSEN ÇOBAN 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 138 149 369 3186 % 46,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABdcAECcBaADebBaEDbaEBEAC aDaABECCdEdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ceCeDadCdEBAB CDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  ADC      cA  D Ce C ABaCB   E bd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eCe  dbB dD   BAACa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

239,427 72,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
IRMAK YAŞAR 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 241 261 587 4966 % 72,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aAcC E D dAABadCd BEdECADb aBdA CCEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eeca e da dcBBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız   BA  a B           e  BBC  E e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız e ce   BC    e   A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

277,524 51,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
KEMAL KAĞAN SARAÇ 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 154 166 404 3539 % 51,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBa bCdBDAeCABCEDaaEBEACcCceABbaCdEBcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BdECCcDEaCEEBAd CbCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız    C   BeC      C      DCB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eC   AbB      BAcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

299,082 40,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
LARA SOLAK 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 120 129 326 2770 % 40,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAE DcdcABDEaEDBEBECADCEbBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız cBCECa Dd EEAdBeDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD A  c  b     D C      B   E          A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ebae bbB  D B  b AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

296,842 41,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
MUSTAFA TUNCH 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 124 133 334 2846 % 41,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDAdCAE   eAABebCEaBEaECAcCcDBCAECdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEea cd cEAcBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA  BC A     DDCe     BC C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C BDdA B  D  adE Ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

294,245 42,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
NAİLE NUR ÜLKER 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 128 137 342 2941 % 42,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAEBDc AcBDECcDBEBECADCcDBaAECdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız   CEC cDCCEEcBBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız aDBA  c a        C  e   B B   A   B c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız                 DA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

200,602 86,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
NURSİMA SELÇUK 120 30 44 46 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 318 344 709 5944 % 86,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  adcC E ebCdABaEbbDaaBECAcCaccCAcaCdDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  a b  db  aEAcBd cdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A    eb     e C be  aBC   e  A d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eeda ACB b  da      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

197,582 87,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
ÖZGE ÇINAR 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 321 350 717 5993 % 87,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB DbEbA  eaabaaEebBEBEAC CDDABcaeCEdcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız aecedbb ddEdB         DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  c  a aa  dc                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız                B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

276,272 52,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
RANA HAMRET 120 48 13 59 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 156 168 410 3583 % 52,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDbBC b   CcABDE EDBEBECcDCEDBCAECdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCE  dbaCEEcBBCD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b BA             C      B   E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız    DCAba         A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

216,457 82,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
RAVZA NUR ERİM 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 290 315 665 5620 % 82,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAad cad BDEacDBEaaCAcCbacCAbCCdaCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC C cba  cABBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

290,748 44,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
RECEP ERBAB 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 132 142 355 3055 % 44,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECdaeADdbBCdDcBEBEcCaCcaABEaCCbBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e aCCdeECCdEcABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A    CcB aA    CDb  c  CB  CEcA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  beeCCAaB     b AAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

307,892 36,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
SELİN VATANSEVER 120 61 22 37 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 104 109 283 2497 % 36,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız Ac cA CdBDADCbBCEDEBEBEACEaDDABECCdcBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız eAEdCA EeCEEB BbCDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA b    cC A  D  D   e  C    E AA A d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız deae CddB      BAACc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

262,822 59,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
ŞEYDA NUR SÜR 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 185 199 476 4097 % 59,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AcBDAEC a Aa  BCbDaBEBEAC CDDABaCaeEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız     C    CEEcABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız    C                         E      d EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız                 A  D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

274,930 52,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
YAĞMUP YÜCE 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 161 173 419 3626 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAaBDcCAcBDECcDBEBECADCa  CAceCEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEb   adEbABBCDAe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A  c                 B     d     EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bD eC bB    B      C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

233,346 75,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
YAĞMUR ÇEKİCİ 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 256 276 611 5154 % 75,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız dDAdCAEcDcCAeeebdaDBEaECADCbaBCAbCdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCd b    EdAB CDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A     b      e           E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız    e            D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

326,677 28,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
YAĞMUR ELA ŞEN 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 72 74 214 1958 % 28,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAE DbCAABDEabDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AdCcaE bC EEAcBCDbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD A  B dABC   DbC          E A  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Cb e ACBbb  B B DA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

265,273 58,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-D  -  0
YAĞMUR İĞİDİR 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 181 195 467 4000 % 58,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AedaAEC   ADCeBCdDcaEBEACECDDABbaedEBADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e EbCcb CaEdcc  CD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA b E cBC      C       C    E        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız        CB EbB aBAA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
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