
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 49 531 3169 222708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7810,97 19,04 2,01 1,76 1,57 2,12 1,34 1,79 2,48 1,29 2,15 3,76 0,59 3,61 0,01 0,00 0,01 7,66 3,22 6,86 1,44 0,41 1,34 1,47 1,65 1,05 1,83 0,95 1,59 1,71 1,10 1,44 46,2723,28 40,45 256,300

Okul Ortalaması 24,2710,57 21,62 2,16 2,04 1,65 2,06 1,78 1,62 3,14 1,22 2,84 3,80 0,69 3,62 0,00 0,00 0,00 3,69 2,71 3,02 0,04 0,04 0,03 0,82 1,41 0,46 0,90 0,41 0,80 1,12 0,84 0,91 42,0021,71 36,57 249,720

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 66 11 63,25 328,768 43469

2 0 NEVA YERLİYURT 12A 33 4 32,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 62 7 60,25 319,895 49372

3 0 SUDE CEREN ÇETE 12A 37 3 36,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 2 5 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 60 17 55,75 305,743 60210

4 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12A 31 6 29,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 57 13 53,75 300,690 64512

5 0 ZEYNEP KARA 12 33 2 32,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 55 9 52,75 297,190 67598

6 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 3 3 2,25 2 1 1,75 4 1 3,75 58 26 51,50 294,428 70116

7 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12 31 8 29,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 55 19 50,25 290,105 73987

8 0 ELİF BAYRAK * 12A 33 5 31,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 11 50,25 289,688 74371

9 0 BADE PALABIYIK   35 4 34,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 53 16 49,00 285,600 78280

10 0 ALANUR DEMİR 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 52 19 47,25 281,085 82722

11 0 GÜL EBRAR YILMAZ 12A 30 6 28,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 50 15 46,25 278,060 85730

12 0 ELİF BULKAZ 12 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 8 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 24 45,00 274,698 89226

13 0 ELİF AKBOĞA 12 26 11 23,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 49 25 42,75 268,293 96001

14 0 SELİN İKİZ 12A 29 11 26,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 22 42,50 266,958 97462

15 0 ELİF ASYA ŞENGÖR 12A 27 7 25,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 46 17 41,75 264,903 99641

16 0 ORHAN EFE BODUROĞLU12A 26 11 23,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 5 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 48 27 41,25 263,613 101063

17 0 NAZLICAN DARCAN 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 6 5,50 2 2 1,50 2 0 2,00 47 28 40,00 260,243 104690

18 0 ŞEVVAL GÜZEL 12A 25 12 22,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 45 21 39,75 259,225 105787

19 0 İBRAHİM KAFA 12A 25 6 23,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 10 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 259,090 105946

20 0 DENİZ GÜLER 12A 21 6 19,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 41 9 38,75 256,600 108784

21 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 11 23 11 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 44 21 38,75 256,443 108954

22 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12A 24 14 20,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 1 0 1,00 45 26 38,50 255,605 109937

23 0 EMİR GÖNÜL 12A 21 17 16,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 15 5 13,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 47 36 38,00 254,693 110900

24 0 MERYEM B*UT 12A 27 9 24,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 14 37,50 252,063 113876

25 0 TUĞÇE MERSİNLİ 12A 21 15 17,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 3 5,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 44 28 37,00 251,658 114303

26 0 LARA SOLAK 11A 28 9 25,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 42 21 36,75 249,818 116363

27 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12 19 16 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 42 24 36,00 248,930 117439

28 0 İDİL YALÇIN 12A 24 8 22,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 39 13 35,75 247,145 119588

29 0 HATİCE ARSLAN 12 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 40 21 34,75 243,830 123473
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 49 531 3169 222708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7810,97 19,04 2,01 1,76 1,57 2,12 1,34 1,79 2,48 1,29 2,15 3,76 0,59 3,61 0,01 0,00 0,01 7,66 3,22 6,86 1,44 0,41 1,34 1,47 1,65 1,05 1,83 0,95 1,59 1,71 1,10 1,44 46,2723,28 40,45 256,300

Okul Ortalaması 24,2710,57 21,62 2,16 2,04 1,65 2,06 1,78 1,62 3,14 1,22 2,84 3,80 0,69 3,62 0,00 0,00 0,00 3,69 2,71 3,02 0,04 0,04 0,03 0,82 1,41 0,46 0,90 0,41 0,80 1,12 0,84 0,91 42,0021,71 36,57 249,720

KATILIMLAR

30 0 NEHIR KİBAR 12 24 9 21,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 39 20 34,00 241,983 125599

31 0 CANSIN UÇAR 12A 22 11 19,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 0 2,00 38 18 33,50 240,778 126962

32 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12A 21 11 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 38 19 33,25 240,093 127754

33 0 AHMET KAAN SESLİ 12 21 15 17,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 39 24 33,00 239,538 128416

34 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12A 26 11 23,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 20 33,00 238,668 129429

35 0 RIFAT DEMİR 12A 21 13 17,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 18 32,50 237,933 130266

36 0 ELİFSU DANACI 12A 23 16 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 9 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 32 32,00 236,150 132306

37 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 22 12 19,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 25 29,75 229,425 140144

38 0 İLKİM USLU 12A 24 11 21,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 33 23 27,25 221,603 149195

39 0 ENİS BAYDAR 12A 19 12 16,00 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 34 34 25,50 217,030 154379

40 0 SUDENAZ AKGÜN 12 23 10 20,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 27 11 24,25 212,650 159057

41 0 MELİKE KAYMAZ 12A 23 17 18,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 9 0,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 5 1 4,75 37 54 23,50 210,753 161163

42 0 YAĞMUR İĞİDİR 11 17 12 14,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,610 162410

43 0 KAYRA BAYDAR 12A 15 18 10,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 32 42 21,50 205,635 166707

44 0 SEDA ŞENGÜL 12A 14 20 9,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 29 32 21,00 204,340 168059

45 0 İBRAHİM UTKU FRDEĞER12A 18 17 13,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 25 24 19,00 197,593 174702

46 0 FATMANUR İNANÇ 12A 16 15 12,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 35 17,25 192,513 179521

47 0 MERT DENİZ BALCI 12 8 11 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 18 15,50 188,128 183500

48 0 DİLVİN YILDI Z 12A 15 14 11,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 26 15,50 187,325 184242

49 0 ELİF SENA ÇERTÜRK 12 14 4 13,00 14 4 13,00 179,570 190674
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 49 531 3169 222708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7810,97 19,04 2,01 1,76 1,57 2,12 1,34 1,79 2,48 1,29 2,15 3,76 0,59 3,61 0,01 0,00 0,01 7,66 3,22 6,86 1,44 0,41 1,34 1,47 1,65 1,05 1,83 0,95 1,59 1,71 1,10 1,44 46,2723,28 40,45 256,300

Okul Ortalaması 24,2710,57 21,62 2,16 2,04 1,65 2,06 1,78 1,62 3,14 1,22 2,84 3,80 0,69 3,62 0,00 0,00 0,00 3,69 2,71 3,02 0,04 0,04 0,03 0,82 1,41 0,46 0,90 0,41 0,80 1,12 0,84 0,91 42,0021,71 36,57 249,720

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 49 531 3169 222708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 11,0 19,04 10,4 5,0 9,13 9,1 3,6 8,20 5,0 3,7 4,08 46,3 23,3 40,45 256,300

Okul Ortalaması 24,3 10,6 21,62 11,2 5,7 9,73 3,7 2,8 3,05 2,8 2,7 2,17 42,0 21,7 36,57 249,720

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12A 35 5 33,75 16 3 15,25 11 1 10,75 4 2 3,50 66 11 63,25 328,768 1 1 90 566 43469

2 0 NEVA YERLİYURT 12A 33 4 32,00 18 1 17,75 8 0 8,00 3 2 2,50 62 7 60,25 319,895 2 2 113 684 49372

3 0 SUDE CEREN ÇETE 12A 37 3 36,25 14 6 12,50 5 1 4,75 4 7 2,25 60 17 55,75 305,743 3 3 141 897 60210

4 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12A 31 6 29,50 14 5 12,75 7 2 6,50 5 0 5,00 57 13 53,75 300,690 4 4 159 977 64512

5 0 ZEYNEP KARA 12 33 2 32,50 14 5 12,75 5 1 4,75 3 1 2,75 55 9 52,75 297,190 1 5 168 1021 67598

6 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12A 29 11 26,25 14 5 12,75 6 5 4,75 9 5 7,75 58 26 51,50 294,428 5 6 178 1067 70116

7 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12 31 8 29,00 15 4 14,00 5 3 4,25 4 4 3,00 55 19 50,25 290,105 2 7 191 1133 73987

8 0 ELİF BAYRAK * 12A 33 5 31,75 14 2 13,50 4 2 3,50 2 2 1,50 53 11 50,25 289,688 6 8 193 1140 74371

9 0 BADE PALABIYIK   35 4 34,00 14 6 12,50 2 2 1,50 2 4 1,00 53 16 49,00 285,600 1 9 211 1216 78280

10 0 ALANUR DEMİR 12A 31 8 29,00 14 6 12,50 3 5 1,75 4 0 4,00 52 19 47,25 281,085 7 10 234 1289 82722

11 0 GÜL EBRAR YILMAZ 12A 30 6 28,50 13 6 11,50 4 0 4,00 3 3 2,25 50 15 46,25 278,060 8 11 244 1344 85730

12 0 ELİF BULKAZ 12 28 11 25,25 13 5 11,75 8 8 6,00 2 0 2,00 51 24 45,00 274,698 3 12 255 1399 89226

13 0 ELİF AKBOĞA 12 26 11 23,25 14 6 12,50 3 5 1,75 6 3 5,25 49 25 42,75 268,293 4 13 274 1505 96001

14 0 SELİN İKİZ 12A 29 11 26,25 12 7 10,25 6 2 5,50 1 2 0,50 48 22 42,50 266,958 9 14 279 1532 97462

15 0 ELİF ASYA ŞENGÖR 12A 27 7 25,25 13 5 11,75 3 3 2,25 3 2 2,50 46 17 41,75 264,903 10 15 286 1570 99641

16 0 ORHAN EFE BODUROĞLU12A 26 11 23,25 15 5 13,75 4 5 2,75 3 6 1,50 48 27 41,25 263,613 11 16 291 1585 101063

17 0 NAZLICAN DARCAN 12A 24 13 20,75 12 7 10,25 7 6 5,50 4 2 3,50 47 28 40,00 260,243 12 17 304 1650 104690

18 0 ŞEVVAL GÜZEL 12A 25 12 22,00 12 6 10,50 7 3 6,25 1 0 1,00 45 21 39,75 259,225 13 18 305 1663 105787

19 0 İBRAHİM KAFA 12A 25 6 23,50 13 7 11,25 5 10 2,50 3 2 2,50 46 25 39,75 259,090 14 19 307 1666 105946

20 0 DENİZ GÜLER 12A 21 6 19,50 17 2 16,50 3 1 2,75 41 9 38,75 256,600 15 20 313 1712 108784

21 0 EFE EMİR GÜNDÜZ 11 23 11 20,25 14 6 12,50 5 1 4,75 2 3 1,25 44 21 38,75 256,443 1 21 315 1718 108954

22 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12A 24 14 20,50 12 7 10,25 9 5 7,75 45 26 38,50 255,605 16 22 317 1726 109937

23 0 EMİR GÖNÜL 12A 21 17 16,75 7 9 4,75 15 5 13,75 4 5 2,75 47 36 38,00 254,693 17 23 320 1743 110900

24 0 MERYEM B*UT 12A 27 9 24,75 12 2 11,50 1 2 0,50 1 1 0,75 41 14 37,50 252,063 18 24 329 1792 113876

25 0 TUĞÇE MERSİNLİ 12A 21 15 17,25 12 6 10,50 6 3 5,25 5 4 4,00 44 28 37,00 251,658 19 25 334 1801 114303

26 0 LARA SOLAK 11A 28 9 25,75 9 8 7,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 42 21 36,75 249,818 1 26 338 1819 116363

27 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12 19 16 15,00 16 4 15,00 2 0 2,00 5 4 4,00 42 24 36,00 248,930 5 27 343 1838 117439

28 0 İDİL YALÇIN 12A 24 8 22,00 12 3 11,25 2 2 1,50 1 0 1,00 39 13 35,75 247,145 20 28 351 1870 119588

29 0 HATİCE ARSLAN 12 27 10 24,50 10 7 8,25 1 3 0,25 2 1 1,75 40 21 34,75 243,830 6 29 356 1913 123473

30 0 NEHIR KİBAR 12 24 9 21,75 10 6 8,50 1 2 0,50 4 3 3,25 39 20 34,00 241,983 7 30 361 1939 125599

31 0 CANSIN UÇAR 12A 22 11 19,25 5 5 3,75 8 1 7,75 3 1 2,75 38 18 33,50 240,778 21 31 364 1961 126962

32 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12A 21 11 18,25 14 4 13,00 1 1 0,75 2 3 1,25 38 19 33,25 240,093 22 32 367 1976 127754

33 0 AHMET KAAN SESLİ 12 21 15 17,25 11 5 9,75 3 0 3,00 4 4 3,00 39 24 33,00 239,538 8 33 368 1981 128416

34 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12A 26 11 23,25 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 20 33,00 238,668 23 34 374 2002 129429

35 0 RIFAT DEMİR 12A 21 13 17,75 13 2 12,50 3 3 2,25 37 18 32,50 237,933 24 35 376 2015 130266

36 0 ELİFSU DANACI 12A 23 16 19,00 13 5 11,75 4 9 1,75 0 2 -0,50 40 32 32,00 236,150 25 36 380 2045 132306

37 0 BELİNAY KORUKMAZ 12A 22 12 19,00 8 8 6,00 4 2 3,50 2 3 1,25 36 25 29,75 229,425 26 37 396 2181 140144

38 0 İLKİM USLU 12A 24 11 21,25 6 10 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 33 23 27,25 221,603 27 38 420 2304 149195

39 0 ENİS BAYDAR 12A 19 12 16,00 8 8 6,00 2 4 1,00 5 10 2,50 34 34 25,50 217,030 28 39 428 2376 154379

40 0 SUDENAZ AKGÜN 12 23 10 20,50 2 1 1,75 2 0 2,00 27 11 24,25 212,650 9 40 436 2435 159057

41 0 MELİKE KAYMAZ 12A 23 17 18,75 2 18 -2,50 4 9 1,75 8 10 5,50 37 54 23,50 210,753 29 41 438 2455 161163

42 0 YAĞMUR İĞİDİR 11 17 12 14,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 28 20 23,00 209,610 2 42 442 2473 162410

43 0 KAYRA BAYDAR 12A 15 18 10,50 9 11 6,25 4 4 3,00 4 9 1,75 32 42 21,50 205,635 30 43 455 2555 166707

44 0 SEDA ŞENGÜL 12A 14 20 9,00 10 6 8,50 2 3 1,25 3 3 2,25 29 32 21,00 204,340 31 44 459 2574 168059

45 0 İBRAHİM UTKU FRDEĞER12A 18 17 13,75 4 6 2,50 3 1 2,75 25 24 19,00 197,593 32 45 470 2663 174702

46 0 FATMANUR İNANÇ 12A 16 15 12,25 7 12 4,00 2 5 0,75 1 3 0,25 26 35 17,25 192,513 33 46 481 2736 179521

47 0 MERT DENİZ BALCI 12 8 11 5,25 12 7 10,25 20 18 15,50 188,128 10 47 486 2779 183500

48 0 DİLVİN YILDI Z 12A 15 14 11,50 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 22 26 15,50 187,325 34 48 487 2787 184242
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 49 531 3169 222708

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 11,0 19,04 10,4 5,0 9,13 9,1 3,6 8,20 5,0 3,7 4,08 46,3 23,3 40,45 256,300

Okul Ortalaması 24,3 10,6 21,62 11,2 5,7 9,73 3,7 2,8 3,05 2,8 2,7 2,17 42,0 21,7 36,57 249,720

KATILIMLAR

49 0 ELİF SENA ÇERTÜRK 12 14 4 13,00 14 4 13,00 179,570 11 49 499 2866 190674
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BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,600 35,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
BADE PALABIYIK 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 211 1216 78280 % 35,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBcBCDECBEbDDCCEDCCDCD DAbEDBADCAeDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcdDCcDCddCAAEDaECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    dcD C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız       b     e b BAa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

256,443 48,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EFE EMİR GÜNDÜZ 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 315 1718 108954 % 48,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCBb c cCBEeDDdaEDCCaCD e Dc BbDCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCdeEeaADCaECAAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C      D     b  BC E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     C    B   e  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

209,610 72,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
YAĞMUR İĞİDİR 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 442 2473 162410 % 72,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBdDBacb    CBEeDD  Ecedc D D DbDBADCe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D eab  ADCD CeA ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e c   d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 4 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,818 52,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  0
LARA SOLAK 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 338 1819 116363 % 52,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCaAD aECBEdDDCCEaCaDCDbe DEDeADCAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aee Edd DCDaCeA ADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız            b              e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB    eC  E     a  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,538 57,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 368 1981 128416 % 57,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCaeBC ECeceaeCeEaCCDaDCDdaceBADCAa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız deED A C cCdAE DEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız      D C       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız Aca cBE       e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

290,105 33,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 191 1133 73987 % 33,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBABCbECBEADDCdEDCCDCbbDcDEbBADCA DDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EaaADCdECcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eAb  DC      aC         C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      Bc   B C  dBea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,293 43,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF AKBOĞA 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 274 1505 96001 % 43,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD CBAbEaECeEA DbbEDCaDbb eADEDBeDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCbdcebADCDECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eDd A   d    d   C                  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBA   ed    B b   BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

274,698 40,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF BULKAZ 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 255 1399 89226 % 40,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADaeECeEbaDCCEDCeDCeCcADaDBADCb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAdE c cCDaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDe bCDD    c Bd ecd     CbC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız     D              A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

179,570 85,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF SENA ÇERTÜRK 120 14 4 102 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 499 2866 190674 % 85,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABd  CBEeDeCdED                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 0 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

248,930 52,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 343 1838 117439 % 52,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBCab abEbB AaDCCEaCeDCb beDabBeD b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEbdADCDECAAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D      B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eeb   cC      Ca  BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

243,830 55,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HATİCE ARSLAN 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 356 1913 123473 % 55,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCaeDEDECBEdDD dEaCeDdD b DEbBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeeaEe A bDECcAd DEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ca   ec                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  c     C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,128 82,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 20 18 82 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 486 2779 183500 % 82,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDbBeeC  dB eacCda    C     cb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AeEaeADCd CeAEaDECeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,983 56,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHIR KİBAR 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 361 1939 125599 % 56,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aBA E  C EeDDC EbeCbCeaDcDE BADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a Ac d dDbDECcA ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  e  A                     e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB     C    B   b de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

212,650 71,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 27 11 82 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 436 2435 159057 % 71,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacABdbECBd  DCdEDCCDCb DbDEbaAD A  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      b C E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

297,190 30,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEP KARA 120 55 9 56 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 168 1021 67598 % 30,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAB DECBEAeDCCED CDbD DADE BADCABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaCADCd CeAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız c   DD      B    E          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     eB      C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,668 58,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 34 374 2002 129429 % 58,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBABdbECBde DdCEDCCDCD eeDbbBAD ABcDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EDadeb aCeAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                       c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  Ab                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

294,428 31,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 58 26 36 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 178 1067 70116 % 31,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaBABCaECBEADDCCEceCDCDaeeDEcBADdAaDDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AeEDCbDCd CdAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D bDbD    dBbBC   e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c DeeBE E a C b BADC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100

Enzimler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

281,085 37,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ALANUR DEMİR 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 234 1289 82722 % 37,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCBAeE ECBEAeDCaEDCCDCeCaADEDBbDCeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABbdacDCDECdAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a  db D    a  C           bB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     C        C  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,425 62,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 37 396 2181 140144 % 62,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCBABeDECc eDD CEDeCDdD bcDbeBADbe   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A bb cDb  CcAaDDEdAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ceD D        C          B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c   e      C   aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,778 57,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
CANSIN UÇAR 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 31 364 1961 126962 % 57,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCaADEaECe ADceCEaC DCeCecDb Bd  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  b a       dCc AADaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ACDDB      e C          BC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        Cc         BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

256,600 48,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
DENİZ GÜLER 120 41 9 70 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 20 313 1712 108784 % 48,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADEbECcEeDDC Ea CDdD Dc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABEC bDCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E     eC           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,325 82,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
DİLVİN YILDI Z 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 48 487 2787 184242 % 82,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCc eC  CBEcceCCEeCCadb beDbDB    a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      cDCadC AEb   Ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b      b d             d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d   B      d    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

264,903 44,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ELİF ASYA ŞENGÖR 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 15 286 1570 99641 % 44,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBbBC  CBEA DC daCCDCbCbdDd BADCABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEaC DCd CdAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    bD De  b   B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B    B Cc     b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

289,688 33,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ELİF BAYRAK * 120 53 11 56 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 193 1140 74371 % 33,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADEDECBEADDCdEDeCDCD DeD eBADCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCA EC A C aCcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      CDDB        d              c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     d          aA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,150 59,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ELİFSU DANACI 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 36 380 2045 132306 % 59,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacbeeb CBdeDeCCEDCCDaDaedDcDBbDCABDDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDecDeC CdAEb ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız A bbDDaC   d e  cc e  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız e          d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,693 49,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMİR GÖNÜL 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 23 320 1743 110900 % 49,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CeADbDEbBcdDDeCEDCeDaD acDbbBAceedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aeeab ab C EC AAAccC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD aACDDBa   bB BC Eb  Bc C BC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee da eC    B   b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 6 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

255,605 49,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMRE HAN GÜLMEZ 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 22 317 1726 109937 % 49,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCcA EaEacEeaDCCaaCCDdDaD DbaBADCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız adA EdcADbDaCcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CDe Aa      dEBCB  E        ab        B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,030 69,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ENİS BAYDAR 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 39 428 2376 154379 % 69,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCabaE  aB baDCbaDCCDCb bbDEDc D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCda eEeebbEC A AaE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   Aa D    a  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bBcdbeeC cb   d CcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,513 80,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
FATMANUR İNANÇ 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 46 481 2736 179521 % 80,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDea ecc  CdEA DdCEeCCadD c DbecA CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aedcEecc eDECeAdbDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız ea   a DB      e d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e     e        e B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

278,060 38,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
GÜL EBRAR YILMAZ 120 50 15 55 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 11 244 1344 85730 % 38,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCB eC  CB eDDCCEDCCaCDCDcDEDBbDCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EDCADbdaCeAEbDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DA   DC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     eB  E   C    c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

259,090 47,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
İBRAHİM KAFA 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 307 1666 105946 % 47,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CecCBABC  CBEADDCCED  DdDCD Dd BA CA  cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bBbaCcDCCaCdAEDDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  aAbDD d  aaBbeCd        ba             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız d      a  B C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

197,593 78,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
İBRAHİM UTKU FRDEĞER 120 25 24 71 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 45 470 2663 174702 % 78,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCcbBC  Cedc DdCEDeaDCbaDbbEbBAeCbda  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEebc CC        C d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CD aC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

247,145 53,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
İDİL YALÇIN 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 28 351 1870 119588 % 53,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aBAD   Ce eaDCCEDCdDCbC ADE BADCe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız De aE  A CDEC AbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız b     D     E    a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

221,603 66,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
İLKİM USLU 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 38 420 2304 149195 % 66,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CaA  bEdB  cDCCEDCCDdbCbdDEeBbDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abeaE   DbaECebAA bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     b D                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   e    C        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,635 74,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
KAYRA BAYDAR 120 32 42 46 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 43 455 2555 166707 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız beDCabdC  dBaeacbCcabCDde D Dbb ADCA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEaaeDCdECeAaDbdCAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbbaDC      B         a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ed eeaEc  a C C Bc d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,753 72,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİKE KAYMAZ 120 37 54 29 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 41 438 2455 161163 % 72,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCacBbDECBEAcDbCEaCdDCDCedDEDBebadcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dcaeecaedcCecEaaadec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız cD   ccd        BcEe   a  cd    B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız debeeeEa bB eDCEBADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

300,690 28,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİKE NAZ ARSLAN 120 57 13 50 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 159 977 64512 % 28,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaabDED CBEeDD  EDCdDCDCDADEcBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCA EdbcDCDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DAC     b a  B  E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E      C       DC  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,063 51,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MERYEM B*UT 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 24 329 1792 113876 % 51,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaBABdbECBbAaDCCEDCdDCD bADbDBADCA   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBE   DC  C AEDDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız           aa   C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C   a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,243 47,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 17 304 1650 104690 % 47,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CBd EDECB eDDCCEaCdbCeabcDEaBbDCAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abdBEda DCcECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eD DAeDDca  E B c            b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB  e eC    B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

319,895 22,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
NEVA YERLİYURT 120 62 7 51 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 113 684 49372 % 22,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaaADbDECBEA D CEDCdDCDCD DEDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DC BEdEADCDECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DAC  B   E    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     Cc     a    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

328,768 19,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 66 11 43 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 90 566 43469 % 19,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAedDECeEADDdCEDCCDCDCDADEeBADCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDC DCdcCcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DA DDDb  E   BCBE          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A  e       C e BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,613 45,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ORHAN EFE BODUROĞLU 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 16 291 1585 101063 % 45,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaBADE ECBEeaDdaEDeCDaD bADdcBADCeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABddEcDCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a   baD    adB BC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB    bd      dcb BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,933 58,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
RIFAT DEMİR 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 35 376 2015 130266 % 58,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCaABdaEdeEeaDCCEDCdDCD c eEeBAD    Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A EDCc C  CcAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   eDb b     C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,340 75,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
SEDA ŞENGÜL 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 44 459 2574 168059 % 75,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCabBeb Ce e DbbEDCeDdbebeDb BADaba  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEDe DC d AdEc ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A      D   a     a  c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      ea   B C C d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

266,958 43,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
SELİN İKİZ 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 14 279 1532 97462 % 43,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaacBdeECBEeaDCCEDCdDCDCedDEDBADCABDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eeEDaA CddCcAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Ab  DC  a   BC E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B          ae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

259,225 47,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ŞEVVAL GÜZEL 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 305 1663 105787 % 47,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBaeccaaECBE DDCCEDCCDbb bADbDcADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aa acdEADCDaC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cc  ACcDB   c B  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

305,743 27,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
SUDE CEREN ÇETE 120 60 17 43 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 141 897 60210 % 27,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCbADEaBADCcBDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEDaADCdaCeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AbD  C       C          B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ceDeDec     C   dAa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,658 51,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
TUĞÇE MERSİNLİ 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 25 334 1801 114303 % 51,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aaA ccaCBEeaDCCEDCaDdedD D bBADdAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız b baECbA CDaCcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   AbbD       C C E        a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız be A  eC       Da BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,093 57,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 32 367 1976 127754 % 57,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 49 531 3169 222708

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBa A E EaBdd DCCEDC Ddb beDbeBADaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAaEdEADCaE  AcADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      b          B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e    eC        C e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0

Enzimler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme C  

1

%2,04

27

%55,10

13

%26,53

7

%14,29

1

%2,04
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%42,86)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B  

42

%85,71
 

1

%2,04

6

%12,24
  

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam C  

1

%2,04

47

%95,92

1

%2,04
   

Doğru (%95,92)

Yanlış (%4,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D   

1

%2,04

48

%97,96
   

Doğru (%97,96)

Yanlış (%2,04)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Sözcükte Anlam B

1

%2,04

31

%63,27

1

%2,04

3

%6,12

6

%12,24

7

%14,29
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%22,45)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 İki Cümleyi Birleştirme C

16

%32,65

1

%2,04

32

%65,31
    

Doğru (%65,31)

Yanlış (%34,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Karşılaştırma B

15

%30,61

24

%48,98

6

%12,24
 

2

%4,08

2

%4,08
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%46,94)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri A

28

%57,14

10

%20,41

4

%8,16

1

%2,04

4

%8,16

2

%4,08
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%38,78)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ses Bilgisi - Karma D

1

%2,04

3

%6,12

3

%6,12

22

%44,90

1

%2,04

19

%38,78
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%16,33)

Boş (%38,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Çekim Ekleri ve Türleri E

4

%8,16

4

%8,16

5

%10,20

2

%4,08

24

%48,98

10

%20,41
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%30,61)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Fiilimsiler - Karma D

7

%14,29

9

%18,37

1

%2,04

12

%24,49

2

%4,08

18

%36,73
 

Doğru (%24,49)

Yanlış (%38,78)

Boş (%36,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma E

1

%2,04
 

1

%2,04
 

31

%63,27

16

%32,65
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%4,08)

Boş (%32,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma C

3

%6,12

2

%4,08

40

%81,63

4

%8,16
   

Doğru (%81,63)

Yanlış (%18,37)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma B  

35

%71,43

3

%6,12

1

%2,04

9

%18,37

1

%2,04
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%26,53)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

1

%2,04

1

%2,04

2

%4,08

5

%10,20

30

%61,22

10

%20,41
 

Doğru (%61,22)

Yanlış (%18,37)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Yazım Kuralları - Karma A

16

%32,65

3

%6,12

2

%4,08

4

%8,16

21

%42,86

3

%6,12
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%61,22)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI D

13

%26,53
 

3

%6,12

22

%44,90

2

%4,08

9

%18,37
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%36,73)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafa Cümle Yerleştirme D   

3

%6,12

42

%85,71

4

%8,16
  

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

4

%8,16

32

%65,31

6

%12,24

2

%4,08

5

%10,20
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%24,49)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

3

%6,12

3

%6,12

31

%63,27

6

%12,24

1

%2,04

5

%10,20
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%26,53)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Diyalogta
Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

3

%6,12
 

1

%2,04

1

%2,04

44

%89,80
  

Doğru (%89,80)

Yanlış (%10,20)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafın Yorumlanması D

11

%22,45

1

%2,04

2

%4,08

32

%65,31

2

%4,08

1

%2,04
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%32,65)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması C  

1

%2,04

36

%73,47
 

7

%14,29

5

%10,20
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%16,33)

Boş (%10,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafın Yorumlanması C

4

%8,16
 

26

%53,06

9

%18,37

5

%10,20

5

%10,20
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%36,73)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%8,16

2

%4,08

1

%2,04

40

%81,63
 

2

%4,08
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%14,29)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafın Yorumlanması C

4

%8,16

3

%6,12

28

%57,14

12

%24,49
 

2

%4,08
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%38,78)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Yardımcı Düşünceler D  

13

%26,53
 

27

%55,10

7

%14,29

2

%4,08
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%40,82)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

6

%12,24

2

%4,08

15

%30,61

1

%2,04

1

%2,04

24

%48,98
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%20,41)

Boş (%48,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Söz Öbeklerinde Anlam D

2

%4,08

14

%28,57

3

%6,12

18

%36,73

9

%18,37

3

%6,12
 

Doğru (%36,73)

Yanlış (%57,14)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) A

12

%24,49

3

%6,12

8

%16,33

6

%12,24

7

%14,29

13

%26,53
 

Doğru (%24,49)

Yanlış (%48,98)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%2,04

2

%4,08
 

42

%85,71

1

%2,04

3

%6,12
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%8,16)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafın Yorumlanması E

2

%4,08

13

%26,53

4

%8,16

3

%6,12

23

%46,94

4

%8,16
 

Doğru (%46,94)

Yanlış (%44,90)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Diyaloğun
Yorumlanması D

3

%6,12

10

%20,41

3

%6,12

15

%30,61

8

%16,33

10

%20,41
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%48,98)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafın Konusu B

1

%2,04

40

%81,63

3

%6,12
 

1

%2,04

4

%8,16
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%10,20)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

34

%69,39

6

%12,24
 

1

%2,04

3

%6,12

5

%10,20
 

Doğru (%69,39)

Yanlış (%20,41)

Boş (%10,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması D  

1

%2,04

1

%2,04

39

%79,59

1

%2,04

7

%14,29
 

Doğru (%79,59)

Yanlış (%6,12)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme C

3

%6,12

1

%2,04

32

%65,31

2

%4,08

1

%2,04

10

%20,41
 

Doğru (%65,31)

Yanlış (%14,29)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

31

%63,27

4

%8,16

1

%2,04

1

%2,04

6

%12,24

6

%12,24
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%24,49)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması B

7

%14,29

15

%30,61

3

%6,12

3

%6,12

1

%2,04

20

%40,82
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%28,57)

Boş (%40,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması D

2

%4,08

1

%2,04

3

%6,12

24

%48,98
 

19

%38,78
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%12,24)

Boş (%38,78)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını
siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. D

18

%37,50

2

%4,17
 

22

%45,83

2

%4,17

4

%8,33
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%45,83)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. C

6

%12,50

4

%8,33

20

%41,67

1

%2,08

9

%18,75

8

%16,67
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%41,67)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı
ve yurttaş askerliğine yönelik
düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
analiz eder.

A
21

%43,75

3

%6,25
 

9

%18,75

9

%18,75

6

%12,50
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%43,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı
Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal
açılardan analiz eder.

B
16

%33,33

10

%20,83

4

%8,33

2

%4,17

5

%10,42

11

%22,92
 

Doğru (%20,83)

Yanlış (%56,25)

Boş (%22,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan
Atatürk ilkelerini kavrar. [2] Siyasi alanda
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

E
1

%2,08

5

%10,42

2

%4,17

2

%4,17

33

%68,75

5

%10,42
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%20,83)

Boş (%10,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları C

1

%2,08

1

%2,08

6

%12,50

22

%45,83

5

%10,42

13

%27,08
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%60,42)

Boş (%27,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Yeryüzündeki İklim Tipleri E

8

%16,67

3

%6,25

6

%12,50

6

%12,50

8

%16,67

17

%35,42
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%47,92)

Boş (%35,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı A

19

%39,58

4

%8,33

12

%25,00

2

%4,17

2

%4,17

9

%18,75
 

Doğru (%39,58)

Yanlış (%41,67)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri D

1

%2,08
 

1

%2,08

32

%66,67

2

%4,17

12

%25,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%8,33)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri C  

8

%16,67

36

%75,00
 

3

%6,25

1

%2,08
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%22,92)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefi Düşünce D

7

%14,58

4

%8,33

2

%4,17

28

%58,33
 

7

%14,58
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%27,08)

Boş (%14,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ahlak Felsefesi E

10

%20,83
  

1

%2,08

34

%70,83

3

%6,25
 

Doğru (%70,83)

Yanlış (%22,92)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C   

44

%91,67
  

4

%8,33
 

Doğru (%91,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sanat Felsefesi A

6

%12,50
 

14

%29,17

7

%14,58

12

%25,00

9

%18,75
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%68,75)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A

42

%87,50

1

%2,08

1

%2,08

1

%2,08
 

3

%6,25
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar A

33

%68,75

4

%8,33

2

%4,17

4

%8,33
 

5

%10,42
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%20,83)

Boş (%10,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A

42

%87,50

1

%2,08
  

2

%4,17

3

%6,25
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Allah İnsan İlişkisi D

3

%6,25

1

%2,08

1

%2,08

37

%77,08
 

6

%12,50
 

Doğru (%77,08)

Yanlış (%10,42)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Din ve İslam E

2

%4,17

1

%2,08

1

%2,08

3

%6,25

38

%79,17

3

%6,25
 

Doğru (%79,17)

Yanlış (%14,58)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar C

2

%4,17
 

36

%75,00

7

%14,58
 

3

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Bilim Felsefesi C      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü C      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Sanat Felsefesi B      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Varlık Felsefesi A      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

2

%4,55

18

%40,91

2

%4,55

6

%13,64

16

%36,36
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%22,73)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar D

6

%13,64
 

2

%4,55

16

%36,36

1

%2,27

19

%43,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%20,45)

Boş (%43,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler A

1

%2,27
 

2

%4,55

1

%2,27

2

%4,55

38

%86,36
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%11,36)

Boş (%86,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler D

2

%4,55
  

7

%15,91

1

%2,27

34

%77,27
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%6,82)

Boş (%77,27)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Dört İşlem Yeteneği A

19

%43,18

3

%6,82

1

%2,27

1

%2,27
 

20

%45,45
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%11,36)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

3

%6,82

13

%29,55

8

%18,18

1

%2,27

3

%6,82

16

%36,36
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%45,45)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar D

1

%2,27

2

%4,55

3

%6,82

16

%36,36
 

22

%50,00
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%13,64)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Rutin Olmayan Problemler D

1

%2,27

1

%2,27

1

%2,27

18

%40,91
 

23

%52,27
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%6,82)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Sayı Problemleri B  

9

%20,45

1

%2,27

1

%2,27
 

33

%75,00
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%4,55)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Fonksiyonlarda İşlemler E

2

%4,55
    

42

%95,45
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,55)

Boş (%95,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler A      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D  

2

%4,55
 

1

%2,27
 

41

%93,18
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%4,55)

Boş (%93,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 SAYILAR E

6

%13,64

2

%4,55

2

%4,55

1

%2,27

4

%9,09

29

%65,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%25,00)

Boş (%65,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları E

3

%6,82

2

%4,55
 

4

%9,09

1

%2,27

34

%77,27
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%20,45)

Boş (%77,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Basamakları B  

9

%20,45
 

1

%2,27
 

34

%77,27
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%2,27)

Boş (%77,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri C

1

%2,27

2

%4,55

3

%6,82

2

%4,55

3

%6,82

33

%75,00
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri B

1

%2,27

11

%25,00

1

%2,27
 

1

%2,27

30

%68,18
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%6,82)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri C

1

%2,27
 

17

%38,64

2

%4,55

1

%2,27

23

%52,27
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%9,09)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri B  

2

%4,55

2

%4,55

1

%2,27
 

39

%88,64
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%6,82)

Boş (%88,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Sayı Problemleri E   

2

%4,55

1

%2,27

8

%18,18

33

%75,00
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%6,82)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

1

%2,27
  

1

%2,27

42

%95,45
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%2,27)

Boş (%95,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri C

1

%2,27
   

3

%6,82

40

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri C      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

1

%2,27
   

43

%97,73
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri E

1

%2,27
 

3

%6,82
  

40

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri C

1

%2,27
 

1

%2,27
  

42

%95,45
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%2,27)

Boş (%95,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Periyodik Durumlar C

1

%2,27

1

%2,27

1

%2,27
 

2

%4,55

39

%88,64
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%88,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri C  

2

%4,55

2

%4,55
  

40

%90,91
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%4,55)

Boş (%90,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI B

3

%6,82

5

%11,36

1

%2,27

1

%2,27
 

34

%77,27
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%11,36)

Boş (%77,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 OLASILIK C  

2

%4,55

2

%4,55

1

%2,27
 

39

%88,64
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%6,82)

Boş (%88,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar A      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar C      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B   

1

%2,27
  

43

%97,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,27)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenlerin Benzerliği E      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Üçgende Alan B  

1

%2,27
   

43

%97,73
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare D      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk B   

1

%2,27
  

43

%97,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,27)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çokgenler E      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar B  

1

%2,27
   

43

%97,73
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) C      

44

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

E
1

%2,22

4

%8,89

3

%6,67
 

12

%26,67

25

%55,56
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%17,78)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen
değişkenleri analiz eder. B

1

%2,22

18

%40,00

1

%2,22
 

11

%24,44

14

%31,11
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%28,89)

Boş (%31,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. A

2

%4,44

1

%2,22

3

%6,67

2

%4,44

3

%6,67

34

%75,56
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%20,00)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar. A

3

%6,67
 

3

%6,67

4

%8,89

2

%4,44

33

%73,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

D
2

%4,44

3

%6,67
 

3

%6,67

2

%4,44

35

%77,78
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%15,56)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Akım ve Manyetik Alan D    

1

%2,22

5

%11,11

39

%86,67
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%11,11)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir. D  

2

%4,44

2

%4,44

1

%2,22

14

%31,11

26

%57,78
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%40,00)

Boş (%57,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Kimyanın Sembolik Dili C   

30

%66,67

5

%11,11

3

%6,67

7

%15,56
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%17,78)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Elementlerin Sınıflandırılması D   

3

%6,67

1

%2,22
 

41

%91,11
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%6,67)

Boş (%91,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri B

2

%4,44
 

2

%4,44
  

41

%91,11
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,89)

Boş (%91,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Sıvılar E  

1

%2,22
  

3

%6,67

41

%91,11
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%2,22)

Boş (%91,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler A  

1

%2,22
   

44

%97,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,22)

Boş (%97,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 3

Okul İlçe İl Genel

49 531 3169 222708

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Asitler ve Bazlar B

2

%4,44

10

%22,22
   

33

%73,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%4,44)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Karışımların Sınıflandırılması E    

1

%2,22
 

44

%97,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,22)

Boş (%97,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Küçük Moleküllerin Taşınması C

2

%4,44

2

%4,44

2

%4,44

4

%8,89
 

35

%77,78
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%17,78)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Enzimler D

4

%8,89
 

1

%2,22

4

%8,89
 

36

%80,00
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%11,11)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) C

2

%4,44

5

%11,11

8

%17,78
 

4

%8,89

26

%57,78
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%24,44)

Boş (%57,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mayoz E   

1

%2,22

1

%2,22

1

%2,22

42

%93,33
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%4,44)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım B

4

%8,89

13

%28,89
 

3

%6,67

1

%2,22

24

%53,33
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%17,78)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı A

27

%60,00
 

3

%6,67
 

4

%8,89

11

%24,44
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%15,56)

Boş (%24,44)
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