
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM) 89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1610,22 21,61 3,11 1,13 2,83 1,39 1,99 0,89 2,88 0,85 2,67 3,42 0,93 3,18 0,00 0,00 0,00 10,59 3,75 9,65 2,32 0,66 2,15 2,71 1,21 2,41 2,74 0,88 2,52 1,54 1,23 1,23 54,8622,85 49,14 281,760

Okul Ortalaması 24,8110,17 22,27 3,54 1,03 3,28 1,45 2,30 0,87 2,96 0,83 2,75 3,43 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 7,25 2,91 6,52 0,72 0,38 0,62 1,16 0,98 0,91 1,10 0,43 0,99 0,52 0,60 0,37 46,9420,66 41,75 265,300

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 7 1 6,75 6 1 5,75 6 0 6,00 2 3 1,25 101 13 97,75 433,013 1247

2 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 4 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 83 18 78,50 375,285 6461

3 12223 ESMA NAZ KUR T 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 8 15,00 4 0 4,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 84 23 78,25 374,823 6522

4 12036 NAZLI 12 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 4 17,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 81 21 75,75 366,840 7495

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 8 15,00 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 82 27 75,25 365,978 7611

6 12052 FATMA SELENAY VURAL12 38 2 37,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 5 16,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 78 11 75,25 364,520 7795

7 12144 BEGÜM AKPINAR 12 36 4 35,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 4 0,00 74 19 69,25 346,965 10205

8 13026 EFE GÜNAY -M 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 69 10 66,50 338,853 11443

9 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 2 33,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 3 1 2,75 4 2 3,50 6 0 6,00 2 2 1,50 71 19 66,25 338,160 11562

10 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 71 20 66,00 337,593 11663

11 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 16 12 13,00 1 2 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 1 4 0,00 74 33 65,75 336,793 11798

12 12015 ARDA KUMOVA 12A 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 8 11,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 70 21 64,75 333,295 12355

13 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 30 9 27,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 6 16,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 69 23 63,25 329,488 13014

14 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 27 10 24,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 14 2 13,50 4 2 3,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 66 20 61,00 323,435 13986

15 0 MERTCAN EVCİMEN 12 28 12 25,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 66 20 61,00 323,200 14027

16 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 65 16 61,00 322,278 14176

17 12336 KAAN ŞENGÜL 12 35 5 33,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 5 11,75 2 0 2,00 2 1 1,75 65 17 60,75 321,228 14387

18 84714 İLYAS ADIYAMAN 12 33 7 31,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 65 20 60,00 319,288 14743

19 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 31 7 29,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 7 8,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 64 20 59,00 316,508 15232

20 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 3 13,25 61 13 57,75 312,310 16021

21 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 28 4 27,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 16 1 15,75 2 1 1,75 1 0 1,00 59 10 56,50 309,230 16550

22 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 30 8 28,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 61 20 56,00 307,540 16883

23 12329 ENES AKBULUT 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 17 3 16,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 60 23 54,25 302,745 17732

24 14018 AYÇANUR KALP 12 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 14 5 12,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 2 0,50 2 3 1,25 62 32 54,00 301,918 17906

25 0 ILGIN GÖKÇE 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 7 3 6,25 56 12 53,00 297,770 18650

26 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 3 26,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 0 13,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 9 51,75 294,893 19219

27 0 ALE ** YAVU Z 12 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 8 2 7,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 56 18 51,50 293,738 19417

28 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 4 1,00 57 23 51,25 293,328 19502

29 13060 ONUR YILMAZ -M 28 12 25,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 10 3 9,25 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 56 24 50,00 289,970 20156
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM) 89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1610,22 21,61 3,11 1,13 2,83 1,39 1,99 0,89 2,88 0,85 2,67 3,42 0,93 3,18 0,00 0,00 0,00 10,59 3,75 9,65 2,32 0,66 2,15 2,71 1,21 2,41 2,74 0,88 2,52 1,54 1,23 1,23 54,8622,85 49,14 281,760

Okul Ortalaması 24,8110,17 22,27 3,54 1,03 3,28 1,45 2,30 0,87 2,96 0,83 2,75 3,43 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 7,25 2,91 6,52 0,72 0,38 0,62 1,16 0,98 0,91 1,10 0,43 0,99 0,52 0,60 0,37 46,9420,66 41,75 265,300

KATILIMLAR

30 12111 NAZ DURAN 12 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 52 12 49,00 286,330 20926

31 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 34 6 32,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 52 12 49,00 285,755 21043

32 0 DOĞA SOYLU 12 26 5 24,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 52 15 48,25 284,618 21270

33 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 32 6 30,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 52 15 48,25 283,750 21436

34 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 24 11 21,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 16 7 14,25 5 1 4,75 55 29 47,75 283,443 21506

35 99999 BEGUM ULU 12 30 9 27,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 12 2 11,50 52 17 47,75 282,598 21656

36 12181 SEDEN KUTLU 12A 26 10 23,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 51 18 46,50 279,455 22264

37 14015 FERZAN YILDIZ 12 23 13 19,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 2 7,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 49 20 44,00 272,493 23710

38 12130 SİBEL ORUCU 12 23 17 18,75 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 5 6,75 5 1 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 51 29 43,75 271,888 23830

39 12304 AHMET E YILMAZ 12 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 49 19 44,25 271,785 23847

40 14028 MISRA BETAŞ 12 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 51 32 43,00 268,920 24392

41 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 32 8 30,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 46 11 43,25 268,715 24440

42 13092 SENA KISLALI -M 29 10 26,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 9 3 8,25 48 21 42,75 267,660 24663

43 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 19 14 15,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 7 13 3,75 2 2 1,50 2 4 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 52 40 42,00 267,155 24781

44 14049 BURAK YURGA 12 24 13 20,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 48 23 42,25 267,028 24803

45 12226 YAKUP AY AÇ 12 24 12 21,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 46 18 41,50 264,660 25287

46 13110 BÜŞRA -M 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 44 17 39,75 258,308 26530

47 13049 YASEMİN TUTAL -M 27 10 24,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 44 19 39,25 257,460 26680

48 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 45 25 38,75 255,813 26988

49 13108 İREM EYİ -M 27 13 23,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 4 5,00 44 24 38,00 253,673 27422

50 13079 İLAYDA ÇINAR -M 28 9 25,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 40 11 37,25 251,188 27918

51 0 ŞEVVALSUKARAPİR 12 28 9 25,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,353 28054

52 0 ZEHRANUR BOZKURT -M 21 18 16,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 1 1 0,75 43 28 36,00 248,575 28387

53 0 SUDE KASER 12 24 11 21,25 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 41 20 36,00 247,988 28496

54 12286 ENES AKYOL 12E 23 8 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 39 14 35,50 246,480 28778

55 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 23 10 20,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 4 6,00 1 0 1,00 1 2 0,50 41 24 35,00 245,055 29005

56 17092 EMREARAS -MA 6 7 4,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 2 14,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 37 13 33,75 243,493 29268

57 14077 ELİF ARİÇ 12A 23 14 19,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 0 2,00 40 23 34,25 243,010 29349

58 0 KAYRA TADİC 12 21 17 16,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 9 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 42 38 32,50 237,963 30271
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM) 89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1610,22 21,61 3,11 1,13 2,83 1,39 1,99 0,89 2,88 0,85 2,67 3,42 0,93 3,18 0,00 0,00 0,00 10,59 3,75 9,65 2,32 0,66 2,15 2,71 1,21 2,41 2,74 0,88 2,52 1,54 1,23 1,23 54,8622,85 49,14 281,760

Okul Ortalaması 24,8110,17 22,27 3,54 1,03 3,28 1,45 2,30 0,87 2,96 0,83 2,75 3,43 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 7,25 2,91 6,52 0,72 0,38 0,62 1,16 0,98 0,91 1,10 0,43 0,99 0,52 0,60 0,37 46,9420,66 41,75 265,300

KATILIMLAR

59 0 İLAY   NUR ÇİLOĞLAN 12 21 11 18,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 19 31,25 234,023 30943

60 13064 RECEP ŞFN -M 24 11 21,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 35 20 30,00 229,838 31599

61 12390 MUSTAFA ALCEYLAN 12 20 9 17,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 16 29,00 227,313 32015

62 12227 AHMET GÜRLER 12 22 14 18,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 22 28,50 225,695 32260

63 0 ZEYNEP BAYSALLAR 12 22 12 19,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 33 18 28,50 225,600 32280

64 0 BERİL 12 18 12 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 19 28,25 225,425 32311

65 12419 ÖMER MERHAN 12C 21 18 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 38 40 28,00 224,375 32450

66 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 16 18,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 34 28 27,00 221,210 32923

67 12401 SUDENAZ YOLCU 12 21 8 19,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 31 16 27,00 221,070 32951

68 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 20 18 15,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 35 34 26,50 220,015 33119

69 0 YAĞMUR ŞEKAR 12 24 12 21,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 31 18 26,50 219,300 33216

70 0 NİL -M 22 9 19,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 32 24 26,00 217,913 33412

71 12148 İREM TÜRELİ 12 15 18 10,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 32 26 25,50 217,645 33454

72 12356 FURKAN ZENGİN 12 22 10 19,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 29 13 25,75 217,230 33505

73 12422 EKİN K* AKULLUKÇU 12 20 14 16,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,600 33898

74 13087 İBRAHİM AKAN -MA 21 11 18,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 29 22 23,50 210,618 34460

75 0 SAİME   18 10 15,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 27 18 22,50 207,935 34813

76 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 14 15 10,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 27 25 20,75 203,363 35382

77 13020 BERKAY KORKMAZ -M 14 20 9,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 29 19,75 200,455 35703

78 12310 ÖZNUR KURT 12 19 16 15,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 0 4,00 26 26 19,50 198,940 35871

79 12365 SALİH TETİK 12 16 18 11,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 30 18,50 196,375 36153

80 12294 ARDA GÜL 12 11 2 10,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 20 8 18,00 194,985 36293

81 13036 ANDAN -M 16 21 10,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 25 29 17,75 194,208 36381

82 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 13 22 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 26 34 17,50 193,875 36419

83 13143 BEYZA YILDIRIM -M 18 14 14,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 26 16,50 189,935 36779

84 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 15 13 11,75 2 2 1,50 3 0 3,00 20 15 16,25 189,548 36821

85 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 17 3 16,25 17 3 16,25 188,963 36874

86 13158 İCARDİ -M 16 17 11,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 24 32 16,00 188,793 36898

87 13115 NİL -M 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 8 13,00 181,120 37501
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM) 89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1610,22 21,61 3,11 1,13 2,83 1,39 1,99 0,89 2,88 0,85 2,67 3,42 0,93 3,18 0,00 0,00 0,00 10,59 3,75 9,65 2,32 0,66 2,15 2,71 1,21 2,41 2,74 0,88 2,52 1,54 1,23 1,23 54,8622,85 49,14 281,760

Okul Ortalaması 24,8110,17 22,27 3,54 1,03 3,28 1,45 2,30 0,87 2,96 0,83 2,75 3,43 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 7,25 2,91 6,52 0,72 0,38 0,62 1,16 0,98 0,91 1,10 0,43 0,99 0,52 0,60 0,37 46,9420,66 41,75 265,300

KATILIMLAR

88 13147 NUR KAHRAMAN -M 10 21 4,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 14 29 6,75 161,768 38713

89 0 ELİF YÜZ* ÜL N 12O 5 5 3,75 5 5 3,75 152,838 39173
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,2 21,61 10,8 4,9 9,58 12,9 4,4 11,80 7,0 3,3 6,17 54,9 22,8 49,16 281,760

Okul Ortalaması 24,8 10,2 22,27 11,4 5,2 10,07 8,0 3,3 7,14 2,8 2,0 2,28 46,9 20,7 41,76 265,300

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 16 4 15,00 34 2 33,50 14 4 13,00 101 13 97,75 433,013 1 1 16 21 1247

2 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 33 6 31,50 18 1 17,75 23 6 21,50 9 5 7,75 83 18 78,50 375,285 1 2 75 108 6461

3 12223 ESMA NAZ KUR T 12 33 7 31,25 15 5 13,75 21 8 19,00 15 3 14,25 84 23 78,25 374,823 2 3 76 110 6522

4 12036 NAZLI 12 34 6 32,50 16 4 15,00 22 5 20,75 9 6 7,50 81 21 75,75 366,840 3 4 87 132 7495

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 31 9 28,75 17 3 16,25 21 9 18,75 13 6 11,50 82 27 75,25 365,978 2 5 90 136 7611

6 12052 FATMA SELENAY VURAL12 38 2 37,50 16 2 15,50 20 5 18,75 4 2 3,50 78 11 75,25 364,520 4 6 91 139 7795

7 12144 BEGÜM AKPINAR 12 36 4 35,00 13 6 11,50 14 3 13,25 11 6 9,50 74 19 69,25 346,965 5 7 111 175 10205

8 13026 EFE GÜNAY -M 34 5 32,75 14 2 13,50 14 3 13,25 7 0 7,00 69 10 66,50 338,853 3 8 119 192 11443

9 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 2 33,50 12 7 10,25 13 6 11,50 12 4 11,00 71 19 66,25 338,160 4 9 120 193 11562

10 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 31 9 28,75 16 4 15,00 23 4 22,00 1 3 0,25 71 20 66,00 337,593 1 10 122 196 11663

11 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 33 7 31,25 15 5 13,75 17 14 13,50 9 7 7,25 74 33 65,75 336,793 6 11 124 199 11798

12 12015 ARDA KUMOVA 12A 35 4 34,00 17 3 16,25 13 11 10,25 5 3 4,25 70 21 64,75 333,295 1 12 133 216 12355

13 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 30 9 27,75 13 4 12,00 23 6 21,50 3 4 2,00 69 23 63,25 329,488 1 13 135 222 13014

14 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 27 10 24,50 11 6 9,50 18 4 17,00 10 0 10,00 66 20 61,00 323,435 7 14 141 235 13986

15 0 MERTCAN EVCİMEN 12 28 12 25,00 14 4 13,00 18 3 17,25 6 1 5,75 66 20 61,00 323,200 8 15 143 237 14027

16 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 14 5 12,75 14 0 14,00 4 4 3,00 65 16 61,00 322,278 9 16 147 241 14176

17 12336 KAAN ŞENGÜL 12 35 5 33,75 13 6 11,50 13 5 11,75 4 1 3,75 65 17 60,75 321,228 10 17 148 244 14387

18 84714 İLYAS ADIYAMAN 12 33 7 31,25 13 4 12,00 14 4 13,00 5 5 3,75 65 20 60,00 319,288 11 18 153 252 14743

19 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 31 7 29,25 17 2 16,50 12 8 10,00 4 3 3,25 64 20 59,00 316,508 1 19 156 256 15232

20 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12Y 33 6 31,50 14 4 13,00 14 3 13,25 61 13 57,75 312,310 1 20 160 266 16021

21 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 28 4 27,00 12 4 11,00 16 1 15,75 3 1 2,75 59 10 56,50 309,230 2 21 166 277 16550

22 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 30 8 28,00 12 6 10,50 17 4 16,00 2 2 1,50 61 20 56,00 307,540 2 22 172 285 16883

23 12329 ENES AKBULUT 12A 28 12 25,00 11 6 9,50 17 5 15,75 4 0 4,00 60 23 54,25 302,745 3 23 176 295 17732

24 14018 AYÇANUR KALP 12 29 11 26,25 11 8 9,00 14 6 12,50 8 7 6,25 62 32 54,00 301,918 12 24 178 298 17906

25 0 ILGIN GÖKÇE 12A 34 4 33,00 15 5 13,75 7 3 6,25 56 12 53,00 297,770 4 25 186 312 18650

26 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 27 3 26,25 13 4 12,00 13 0 13,00 1 2 0,50 54 9 51,75 294,893 13 26 190 319 19219

27 0 ALE ** YAVU Z 12 32 7 30,25 12 7 10,25 8 2 7,50 4 2 3,50 56 18 51,50 293,738 14 27 193 324 19417

28 13069 SELEN İNCEOĞLU -M 30 9 27,75 15 4 14,00 6 2 5,50 6 8 4,00 57 23 51,25 293,328 5 28 194 326 19502

29 13060 ONUR YILMAZ -M 28 12 25,00 12 7 10,25 10 3 9,25 6 2 5,50 56 24 50,00 289,970 6 29 198 334 20156

30 12111 NAZ DURAN 12 31 8 29,00 15 3 14,25 3 1 2,75 3 0 3,00 52 12 49,00 286,330 15 30 205 345 20926

31 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 34 6 32,50 17 3 16,25 1 3 0,25 52 12 49,00 285,755 16 31 206 349 21043

32 0 DOĞA SOYLU 12 26 5 24,75 14 4 13,00 8 2 7,50 4 4 3,00 52 15 48,25 284,618 17 32 208 354 21270

33 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 32 6 30,50 11 7 9,25 9 2 8,50 52 15 48,25 283,750 18 33 211 358 21436

34 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 24 11 21,25 10 10 7,50 21 8 19,00 55 29 47,75 283,443 19 34 213 361 21506

35 99999 BEGUM ULU 12 30 9 27,75 10 6 8,50 12 2 11,50 52 17 47,75 282,598 20 35 217 366 21656

36 12181 SEDEN KUTLU 12A 26 10 23,50 17 2 16,50 5 2 4,50 3 4 2,00 51 18 46,50 279,455 5 36 220 373 22264

37 14015 FERZAN YILDIZ 12 23 13 19,75 13 3 12,25 8 2 7,50 5 2 4,50 49 20 44,00 272,493 21 37 231 396 23710

38 12130 SİBEL ORUCU 12 23 17 18,75 14 3 13,25 8 5 6,75 6 4 5,00 51 29 43,75 271,888 22 38 234 399 23830

39 12304 AHMET E YILMAZ 12 32 8 30,00 13 7 11,25 2 1 1,75 2 3 1,25 49 19 44,25 271,785 23 39 235 400 23847

40 14028 MISRA BETAŞ 12 26 12 23,00 14 5 12,75 7 4 6,00 4 11 1,25 51 32 43,00 268,920 24 40 237 407 24392

41 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 32 8 30,00 13 3 12,25 1 0 1,00 46 11 43,25 268,715 25 41 238 408 24440

42 13092 SENA KISLALI -M 29 10 26,50 10 8 8,00 9 3 8,25 48 21 42,75 267,660 7 42 240 410 24663

43 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 19 14 15,50 14 4 13,00 9 15 5,25 10 7 8,25 52 40 42,00 267,155 6 43 242 412 24781

44 14049 BURAK YURGA 12 24 13 20,75 13 5 11,75 7 2 6,50 4 3 3,25 48 23 42,25 267,028 26 44 243 413 24803

45 12226 YAKUP AY AÇ 12 24 12 21,00 16 3 15,25 4 1 3,75 2 2 1,50 46 18 41,50 264,660 27 45 247 425 25287

46 13110 BÜŞRA -M 31 9 28,75 12 7 10,25 1 1 0,75 44 17 39,75 258,308 8 46 251 435 26530

47 13049 YASEMİN TUTAL -M 27 10 24,50 9 8 7,00 5 0 5,00 3 1 2,75 44 19 39,25 257,460 9 47 255 439 26680

48 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 28 11 25,25 13 5 11,75 1 4 0,00 3 5 1,75 45 25 38,75 255,813 28 48 257 443 26988
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,2 21,61 10,8 4,9 9,58 12,9 4,4 11,80 7,0 3,3 6,17 54,9 22,8 49,16 281,760

Okul Ortalaması 24,8 10,2 22,27 11,4 5,2 10,07 8,0 3,3 7,14 2,8 2,0 2,28 46,9 20,7 41,76 265,300

KATILIMLAR

49 13108 İREM EYİ -M 27 13 23,75 11 7 9,25 6 4 5,00 44 24 38,00 253,673 10 49 259 447 27422

50 13079 İLAYDA ÇINAR -M 28 9 25,75 11 2 10,50 1 0 1,00 40 11 37,25 251,188 11 50 261 451 27918

51 0 ŞEVVALSUKARAPİR 12 28 9 25,75 12 5 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 42 20 37,00 250,353 29 51 262 452 28054

52 0 ZEHRANUR BOZKURT -M 21 18 16,50 11 7 9,25 11 3 10,25 43 28 36,00 248,575 12 52 264 455 28387

53 0 SUDE KASER 12 24 11 21,25 12 6 10,50 4 2 3,50 1 1 0,75 41 20 36,00 247,988 30 53 265 459 28496

54 12286 ENES AKYOL 12E 23 8 21,00 12 5 10,75 4 1 3,75 39 14 35,50 246,480 3 54 267 464 28778

55 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 23 10 20,50 9 8 7,00 8 4 7,00 1 2 0,50 41 24 35,00 245,055 13 55 270 468 29005

56 17092 EMREARAS -MA 6 7 4,25 12 3 11,25 16 3 15,25 3 0 3,00 37 13 33,75 243,493 2 56 271 469 29268

57 14077 ELİF ARİÇ 12A 23 14 19,50 10 6 8,50 4 2 3,50 3 1 2,75 40 23 34,25 243,010 7 57 272 471 29349

58 0 KAYRA TADİC 12 21 17 16,75 15 4 14,00 5 12 2,00 1 5 -0,25 42 38 32,50 237,963 31 58 275 476 30271

59 0 İLAY   NUR ÇİLOĞLAN 12 21 11 18,25 12 4 11,00 2 2 1,50 1 2 0,50 36 19 31,25 234,023 32 59 282 484 30943

60 13064 RECEP ŞFN -M 24 11 21,25 11 6 9,50 0 3 -0,75 35 20 30,00 229,838 14 60 284 492 31599

61 12390 MUSTAFA ALCEYLAN 12 20 9 17,75 11 6 9,50 1 1 0,75 1 0 1,00 33 16 29,00 227,313 33 61 286 496 32015

62 12227 AHMET GÜRLER 12 22 14 18,50 10 5 8,75 1 2 0,50 1 1 0,75 34 22 28,50 225,695 34 62 287 497 32260

63 0 ZEYNEP BAYSALLAR 12 22 12 19,00 8 4 7,00 3 2 2,50 33 18 28,50 225,600 35 63 288 498 32280

64 0 BERİL 12 18 12 15,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 2 1,50 33 19 28,25 225,425 36 64 289 499 32311

65 12419 ÖMER MERHAN 12C 21 18 16,50 13 7 11,25 4 11 1,25 0 4 -1,00 38 40 28,00 224,375 1 65 290 501 32450

66 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 22 16 18,00 9 9 6,75 2 0 2,00 1 3 0,25 34 28 27,00 221,210 37 66 291 503 32923

67 12401 SUDENAZ YOLCU 12 21 8 19,00 8 7 6,25 2 1 1,75 31 16 27,00 221,070 38 67 292 504 32951

68 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 20 18 15,50 10 7 8,25 4 5 2,75 1 4 0,00 35 34 26,50 220,015 39 68 294 506 33119

69 0 YAĞMUR ŞEKAR 12 24 12 21,00 3 4 2,00 4 2 3,50 31 18 26,50 219,300 40 69 295 508 33216

70 0 NİL -M 22 9 19,75 10 8 8,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 32 24 26,00 217,913 15 70 297 511 33412

71 12148 İREM TÜRELİ 12 15 18 10,50 12 6 10,50 5 2 4,50 32 26 25,50 217,645 41 71 298 513 33454

72 12356 FURKAN ZENGİN 12 22 10 19,50 7 3 6,25 29 13 25,75 217,230 42 72 299 514 33505

73 12422 EKİN K* AKULLUKÇU 12 20 14 16,50 3 4 2,00 8 7 6,25 31 25 24,75 214,600 43 73 303 521 33898

74 13087 İBRAHİM AKAN -MA 21 11 18,25 5 8 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 29 22 23,50 210,618 3 74 306 529 34460

75 0 SAİME   18 10 15,50 9 8 7,00 27 18 22,50 207,935 1 75 307 531 34813

76 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 14 15 10,25 10 7 8,25 2 2 1,50 1 1 0,75 27 25 20,75 203,363 1 76 311 539 35382

77 13020 BERKAY KORKMAZ -M 14 20 9,00 11 6 9,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 27 29 19,75 200,455 16 77 314 544 35703

78 12310 ÖZNUR KURT 12 19 16 15,00 7 10 4,50 26 26 19,50 198,940 44 78 315 546 35871

79 12365 SALİH TETİK 12 16 18 11,50 9 8 7,00 1 4 0,00 26 30 18,50 196,375 45 79 317 549 36153

80 12294 ARDA GÜL 12 11 2 10,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 20 8 18,00 194,985 46 80 318 550 36293

81 13036 ANDAN -M 16 21 10,75 9 8 7,00 25 29 17,75 194,208 17 81 320 553 36381

82 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 13 22 7,50 10 8 8,00 3 4 2,00 26 34 17,50 193,875 47 82 321 554 36419

83 13143 BEYZA YILDIRIM -M 18 14 14,50 4 8 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 26 16,50 189,935 18 83 322 557 36779

84 13139 KADER ÇAĞLIYAN -M 15 13 11,75 2 2 1,50 3 0 3,00 20 15 16,25 189,548 19 84 323 558 36821

85 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 17 3 16,25 17 3 16,25 188,963 8 85 324 559 36874

86 13158 İCARDİ -M 16 17 11,75 7 10 4,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 188,793 20 86 325 560 36898

87 13115 NİL -M 1 0 1,00 7 4 6,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 15 8 13,00 181,120 21 87 327 565 37501

88 13147 NUR KAHRAMAN -M 10 21 4,75 4 5 2,75 0 3 -0,75 14 29 6,75 161,768 22 88 330 574 38713

89 0 ELİF YÜZ* ÜL N 12O 5 5 3,75 5 5 3,75 152,838 1 89 332 578 39173
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)89 335 583 41765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,2 21,61 10,8 4,9 9,58 12,9 4,4 11,80 7,0 3,3 6,17 54,9 22,8 49,16 281,760

Okul Ortalaması 24,8 10,2 22,27 11,4 5,2 10,07 8,0 3,3 7,14 2,8 2,0 2,28 46,9 20,7 41,76 265,300

KATILIMLAR
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ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

207,935 83,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  0
SAİME 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 75 307 531 34813 % 83,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bbAEaCC   ED EBECDAAeB Cb  AbCd bdDe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADbA  eCabDAaee bDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 6 6 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

194,208 87,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13036
ANDAN 120 25 29 66 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 81 320 553 36381 % 87,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDaC eB acaBadDAAeaaCDb deCbabeDAabba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAdce cD Aa BcbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 6 13 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

433,013 2,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 16 21 1247 % 2,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECECBEDDdBECDAAABBCDDEADCEBDBDABabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADcCeBdCDABADaDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECCEBDAABCCEA BABCBDDCCDCE AaDEeD B BCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECCdBEEDAB AB bbDEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 6 0 100

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 9 0 90

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

200,455 85,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 77 314 544 35703 % 85,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ecDeDECa BaaD  cCeA   BCaedADCbaeaDcddea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeadC  BADcDeCc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEb                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız      c   c          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 6 11 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

189,935 88,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 83 322 557 36779 % 88,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AeD bEba B ec B CDc dBBCbb ADCc DBDAeCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DbD aeBc   cA   e ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız  E                  c  d    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

258,308 63,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 251 435 26530 % 63,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDdCEbBEDDaBdCDAbABBCDDEdDCdBDdDABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADeAdceCBDeea BECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız   C            c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

245,055 69,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 270 468 29005 % 69,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bbAED CEd d DaBECcA bBBCDb ADC BDBDAad B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DcDd  ee BDDAccaECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CdAc c     E DCB           b       B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız        A cc         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 6 1 2 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

338,853 27,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 69 10 41 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 119 192 11443 % 27,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AeDCDECaCBEDDEBECDA ABaCDDEADCEBDBDABCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeB CD  AD DDCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC E DAcBC E  c B  c  C C  A      B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BEC  B  DA      A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

365,978 18,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 90 136 7611 % 18,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECaCBEbeEdECDAAeBBCDDEADCEeDBbAaCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACABbCaABADDDDCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECCcBDAceC EA B BeaDeCCb EeA DEDD c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECbbBEEeAB AcAdAeED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 3 3 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 4 4 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

188,793 88,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13158
İCARDİ 120 24 32 64 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 86 325 560 36898 % 88,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ebeEDCC   ceDaBECcAAbB Ce bADCc adcdaCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADbAc da bDAa aaCbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C                 c  cc  c    a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 4 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

251,188 66,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 40 11 69 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 50 261 451 27918 % 66,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbECaCB aDdBECDA bBBdD dADCEBDBDAeCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız  ADbC     eBAD DDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız          A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

253,673 65,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13108
İREM EYİ 120 44 24 52 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 49 259 447 27422 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCECBdeDaBECDAbABBCDaEADCbaaBeceCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DecCAc eacDbAB BECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C eEcd  A   cE D          C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 0 3 0

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

189,548 88,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13139
KADER ÇAĞLIYAN 120 20 15 85 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 84 323 558 36821 % 88,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bDAEDCd C  eDaBEdcA         aCddbBeABdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız                 bbDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız   CE B                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 5 6 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 0 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

181,120 89,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13115
NİL 120 15 8 97 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 87 327 565 37501 % 89,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız A                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADcbeBcC       DC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C C c  A         BC D  d    A      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 0 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

217,913 80,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
NİL 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 70 297 511 33412 % 80,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bA CbaCE B DD  aC A baBCaDEADC BDBeAaCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız bdD C BbdacBADDDeCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız  ca  d                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız c b a    b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

161,768 92,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13147
NUR KAHRAMAN 120 14 29 77 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 88 330 574 38713 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız baAdDCC   c abB CbAbbBaaDbdbbC ce   aaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız  A  dc b  c Aa    DD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız                c d           a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

PARAGRAF YORUMU 20 4 14 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

289,970 48,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 198 334 20156 % 48,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADabECaCBEDDEBECeAAeBBCbDaADCcceBDABCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız cADcCeBdCc BADDDeCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC cB AAB  E  B    D  d    d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız B C   bEDAB        a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

229,838 75,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECEP ŞFN 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 60 284 492 31599 % 75,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCC CcE bEBaCDAAbBBaD dADCcaDdbA Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAaa d beBDDAB BcCDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız      d b             e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

293,328 46,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13069
SELEN İNCEOĞLU 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 194 326 19502 % 46,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbaCdCBaDbEBECDAAbBBCDD ADCbBDBeABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBbCD cADDDeCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız e C      BCCE       cD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız Ba  aB EDcc   bCAbda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

267,660 59,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13092
SENA KISLALI 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 240 410 24663 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCEeBEDDEBadDAbABBCDDEAcCEBcdDAcC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DcDCAdedaeDDAB  cCeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız CCCEcB  A    E Ddd B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

338,160 27,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13133
YAĞMUR KAPLAN 120 71 19 30 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 120 193 11562 % 27,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AD EDCCECBEDDEBECDAAABBC DEADCEBDcbAB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA bAaceCBDaABABdCeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız CbCE e cAB   ECDe     a   C A  Bb D  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız bbB ECEABED ABDed A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 17 0 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 6 0 2 0

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

257,460 63,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 255 439 26680 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADaDECE BaDDEBECaA ABBCaD ADCbBeBDAebba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADbae ba  aADcDeCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C      A BC         D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız B C    b A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

248,575 67,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
ZEHRANUR BOZKURT 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 264 455 28387 % 67,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AeDCbECECBdeb dECDcbbdBdcedADCcBeebABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız cADAe ad eeBADDDDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC cB   BC E     e D  C    A  a   B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

243,493 70,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  17092
EMREARAS 120 37 13 70 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 271 469 29268 % 70,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız Ab E      dea  ECcA e   D     b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DbDCA  eC DDAa  ECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEABCEAB  AE D Bd  b    C A       aB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız    B  EA            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 0 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

PARAGRAF YORUMU 20 2 2 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

210,618 82,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13087
İBRAHİM AKAN 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 74 306 529 34460 % 82,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız eDAEDCC   E  a ECDAAeeBCD aADCE baDcBbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA b   ed DbAae  beD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız      B           B   e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız ed   C              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

329,488 31,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 69 23 28 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 135 222 13014 % 31,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bADCDECECabDDEeECDA ABBCDaEADCEcDBDAaCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DbDACeB C  BADbDeCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECbcBDAABCeE c  B BDb CDCEcA DE   B  CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız Bd e  EE c        d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 6 4 1 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 2 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

271,785 57,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12304
AHMET E YILMAZ 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 235 400 23847 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECECBEbcdBECbAAdBBCDDEADCEeDdDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız eADcCeBbCcABADcDDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız                     D  C    c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız a Ced    A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

225,695 77,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12227
AHMET GÜRLER 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 62 287 497 32260 % 77,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bADdDEC  BEe c ECbAdeBBCbDaADCdBDBDAedbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız  ADAbAc C  BADcDeC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   C     b                        e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız a        A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

293,738 46,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ALE ** YAVU Z 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 27 193 324 19417 % 46,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECaCBdDDEBECDcAABdCDD ADCcBeBDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBbCa cADbDDCca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız d C    AAB  E    B  c   D    E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız   C    c A  Ac  A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

255,813 64,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 48 257 443 26988 % 64,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCE BEbcbBECDAAdBBCDDaADCEeDebAeCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAcbAaDeCBDbAB  ECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız   e  d       a              b       E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız ea aaC A       D   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

194,985 86,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12294
ARDA GÜL 120 20 8 92 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 80 318 550 36293 % 86,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAED C  BaD  BE  A d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAcCAa eCB     abCDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  b                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40

PARAGRAF YORUMU 20 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

301,918 42,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 62 32 26 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 24 178 298 17906 % 42,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbECaeBEDDcBECcAcbBBCbDEADCEcDBbABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız eADACeBdae BADaDDCad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C CCcBDAABa E A  c aDD Cb   A  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECebBEdDc    ddAe D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 2 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

346,965 24,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12144
BEGÜM AKPINAR 120 74 19 27 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 111 175 10205 % 24,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECBEaDEBECDAAABBCDDEADCEBaBeAaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADeAdeed DDAcABECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CE B EABD  ECDeBd dDB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız dEBBECEcBED  BbecaA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 0 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

282,598 51,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  99999
BEGUM ULU 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 35 217 366 21656 % 51,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bDAEDCCE BEDDEBEdcAAABBCDDdcDCdBadbABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAcCAd eCaDDAa   CDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C C AB cA    a D BAB  B   C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

225,425 77,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
BERİL 120 33 19 68 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 64 289 499 32311 % 77,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bDAaaa Ee a DaBECbAAbBBCDe ADCdB     Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DcDbAd eCBb ABAB CDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız    Ba  A          c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

267,028 59,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14049
BURAK YURGA 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 44 243 413 24803 % 59,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCD aa Bd DdBECDAcABaCacEADCEdDBeAabbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADcbABECe aAD DDCcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   C c  AAB  E       D  d    A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız   CebB   A      e  D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

322,278 33,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 65 16 39 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 147 241 14176 % 33,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECEeBdDcEBECDAAbeBCbDEADCEBDBDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız eADACeedd ABADDDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC EBDAAB  E  B B  D  C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız  ad aB d A    A A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 0 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

294,893 46,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 54 9 57 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 26 190 319 19219 % 46,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCE BE DEBaC A  BBCe  ADCEB B A CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA CAb eCaDaAB BECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEAB EABD  ECD          C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız       bA b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 0 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

323,435 33,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 66 20 34 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 141 235 13986 % 33,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbEC CBEDDEdECbAAABadbDEADCd DBbe CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız cAD *ABdC  cADaeDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız  ECCc  AAB CE    BeBD  CD   A Da   a BCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız   C  BEE AB A   AD D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

193,875 87,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 82 321 554 36419 % 87,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız eADCbECa Bdcc  ECeAceedCb  ADadaDdbcadba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız ccDAeedcCD cADDDDCb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız d a    bd           D  C    A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 5 13 25

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

284,618 50,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
DOĞA SOYLU 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 32 208 354 21270 % 50,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCdCe DDEBECcA ABBCDD A      DABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA CAd eCBDaABABECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C  c B c       D B    B   C A          C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız ec aE  ABb        A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 12 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

214,600 81,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12422
EKİN K* AKULLUKÇU 120 31 25 64 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 73 303 521 33898 % 81,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bAeCDaCaCBbeDEB C c bBB be ADCE DaeABdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız bADAde d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   CCcd   BC E  B B  ce d    Ab a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20

PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

285,755 50,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 31 206 349 21043 % 50,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCEeBEbDEBECDAAABBCDDEADCEBadDABabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAEcedBDDABABECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız a    e         D          d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

336,793 28,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12192
EMRE AKÇASAYAR 120 74 33 13 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 124 199 11798 % 28,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AcDCDECbCBEaDEBECDAcABBCDDEADCEcDBDAeCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBdCcABADaeDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 12 2 13,00 % 43

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECdcB AABCdEcABeBCaDb CcedcAb c   Bc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECdaBEc A B BcdA da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 2 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 7 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

374,823 15,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12223
ESMA NAZ KUR T 120 84 23 13 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 76 110 6522 % 15,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AAcCDECECBEDDEBaCDAddBBCDDEADCEBDBbAaCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız eADACABbCeAaADDDeCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız e CbcBeAAB  EA BeBdBDDaCDCEcA  E   BBB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECaEB EDAB AdAdADED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 6 3 2 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 3 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

364,520 18,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 78 11 31 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 91 139 7795 % 18,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADcEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDcBCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAE eCBDDAB BECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız CCCEcB dAdD AECDeBAB   Ee CCA        B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız     EC A   c   a  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 3 2 50

MUTLAK DEĞER 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

268,715 58,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 46 11 63 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 41 238 408 24440 % 58,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCEedEeDaBECDAbABBCDDEADCbBbBaABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAd eC DDAB  ECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız                D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 3 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

272,493 56,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 37 231 396 23710 % 56,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bbAEDCCE BEDDEBEbcAe BBCDD bDCbab eABbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA CAE bC DeAB BECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEAB cA    b D B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız e B  C A Ea       A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 1 33

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

217,230 80,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12356
FURKAN ZENGİN 120 29 13 78 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 72 299 514 33505 % 80,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECa BEDe  cda bbBBCaD ADCE  BDAaCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız bADAC   C      D dcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

375,285 15,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12001
HASAN ÇALIŞKAN 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 75 108 6461 % 15,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECabBEDDEecCDcAABBC DEADCEBDBDABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACABbCD BADDDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C C EBDAAB CE cBABbaDD dDCEAA e  DCB e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BECe  EEDAa  B dAe a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 4 0 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 2 70

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

234,023 74,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
İLAY   NUR ÇİLOĞLAN 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 59 282 484 30943 % 74,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAE CCE  ce  eEdDA cBBCDDacDCE cBbA aaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız D DCA  baBD ABeaECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C e Ad                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  a  b  A            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

319,288 35,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  84714
İLYAS ADIYAMAN 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 18 153 252 14743 % 35,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECBEDDbBEdbAAeBBCDDEADCEBaaDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAaaA  AdcDDAB BECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEAB cABD  Eec B    B c CCA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  aB  d A dDB    d Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

217,645 80,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İREM TÜRELİ 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 71 298 513 33454 % 80,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız  DeaD C e a  aBaCaAceBaCDe ADCcBaBeccCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCc eedBDDAB BbCeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C   Ae c     E D            A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 2 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

321,228 34,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12336
KAAN ŞENGÜL 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 148 244 14387 % 34,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECaCBEDDEBECDAAABBCaDEADCEdDdDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADbCecdC bBADeDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC EBDAAd  E    Bb D  CbbEc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız  EC    d A   B      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

237,963 72,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
KAYRA TADİC 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 58 275 476 30271 % 72,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDaCEdcaea  EbDAAeBBCDeaADCEcedaABbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBbC ecADDDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   a c aAd  b  A e   D  a   e c   aeBB d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız aEded    d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 3 0

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 3 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 2 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

283,443 51,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12112
MEHMET FATİH ŞAHİN 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 34 213 361 21506 % 51,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bADCbECEeBdDDEcECDAAAcBCaD ADCEdDebc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız aADACeabdeedADDDDCbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECCEBDAABaCE dB Beace C   eA eEDD B   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 4 1 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

323,200 33,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
MERTCAN EVCİMEN 120 66 20 34 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 143 237 14027 % 33,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADeEaCCEeBEeDaBECDAAeBBCDcEADCEBbdedBCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAbbAE ACBDcAB BECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız CCCEABCEABD AEdcb AB                EB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız C   a EA E     D  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 6 0 100

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

221,210 78,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 66 291 503 32923 % 78,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADeEeCCE BcDDEBdCcAbeBBCDb ADCcdbdbAeabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAcaAb edaDDAd cdCDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C              D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  d edC              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

268,920 58,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 51 32 37 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 40 237 407 24392 % 58,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCc  EDaEcECcAbABBCDaEAbCbBaBDcBbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAebAE eCBDDAcABECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C  EAB  c    c D e       cC          B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız ecBdadbA bDBd  c ed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 0 33

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

227,313 76,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12390
MUSTAFA ALCEYLAN 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 61 286 496 32015 % 76,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AAD bEdb c D EdECDA AcBCDD ADCbBeBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADAC Bc e BADaDeaEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız     c  A                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız B                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

286,330 50,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
NAZ DURAN 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 30 205 345 20926 % 50,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbECECBE DEBECaAAABBCbDEADCbBeeDAcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeacC  BADDDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   C c  A B                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız        E A      A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

366,840 17,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12036
NAZLI 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 87 132 7495 % 17,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbECECBEDDEBECDAddaBCDDEADCEBDBbABCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız aADACABECcAaADaDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC EBDAAB CE  BABbBD  bD E caDED dB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız d C aBcbDAB A  eAbED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 0 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

220,015 79,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 68 294 506 33119 % 79,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız  DAEDCCECBabaEBbCeAAbcBCDb cDdEebabAabae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DbaCbc edBDcAB  ECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C eE B c       D a      c  d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız      b A a      dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

198,940 85,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12310
ÖZNUR KURT 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 78 315 546 35871 % 85,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAaDC  e bDDEBdC AdcBBCDb cDadBbaDAeaDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAbd d eaccaAacB CDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

196,375 86,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12365
SALİH TETİK 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 79 317 549 36153 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AeDCDEba BEec  ECDb cBaCac A CdeDcecebDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız cbDbaeBcC eB  DDDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız          B          c      bb  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 6 11 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

250,353 67,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ŞEVVALSUKARAPİR 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 51 262 452 28054 % 67,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCE BE caBdCcAbeBBCDDaADCEBbBDA CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADbAE AacDDAc  ECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız                c     D    C b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız   e be c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

271,888 57,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 38 234 399 23830 % 57,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbeEDCCbbBdacaBddDAcABBCDDEdDCaBaceABCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAa eC DDAB aECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C  E Bacc    EbD B B  c   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız CaBBEC A      abd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

247,988 68,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
SUDE KASER 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 53 265 459 28496 % 68,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCC   aDcaadCDA eBaCDD ADCEBaBDAdbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAd eCaDDAB aECec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız        b d     D  A       C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  aB                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 0 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

221,070 78,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 67 292 504 32951 % 78,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AaeEDCCE BbDcEeECcAAbeBCDD AD EB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAabAb eb D A  BaCeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız      B         c          C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 10 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 0 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

283,750 51,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 33 211 358 21436 % 51,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCEC aD aBECDAAABBCDDEADCEaDBeABCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA CAdeeCaDDAa cECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C  E B c     E D B        CCAb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

219,300 79,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
YAĞMUR ŞEKAR 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 69 295 508 33216 % 79,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADeEDCCEee DcaBECcAAABBCD  ADCb adDAebaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAabAd e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C    Bb      a D  A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

264,660 60,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12226
YAKUP AY AÇ 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 45 247 425 25287 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCE e b aBECbAAbeBCee ADCEBDBbcBCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAd eCBDDABABECDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C  E B c       D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız        A        Eac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 1 17

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

225,600 77,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 63 288 498 32280 % 77,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCE   e bBECbA eBBCDD ADCbcbdbAaCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA aA  e  D Aa  ECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C    e c       D          C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 2 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

333,295 29,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 133 216 12355 % 29,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECB DDEBaCDAbABBCDDEADCEBDBbABCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADCAaDeCBDDABABcCDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEeBacAcD  d aCBbB DB e C A be    c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız d  BECEA d   a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 2 3 33

MUTLAK DEĞER 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 4 2 40

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

243,010 70,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14077
ELİF ARİÇ 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 272 471 29349 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCdCdd edBaCaA ABaCDa ADCEaDcDAeCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DA aAcDed bDA  BECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C    d       E D d        C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  cB    A E          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

302,745 42,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12329
ENES AKBULUT 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 176 295 17732 % 42,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECaeBEcDEdcCDAAABBCaDEADCdcDdDAaCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız eADAeeBde  BADDDeCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC EBDAAB  EA BABbBDc d    A ea        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BEC      A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 0 3 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 5 0 83

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 2 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

267,155 59,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12066
HAKTAN ÇELİK 120 52 40 28 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 242 412 24781 % 59,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız beDabE E BEDD BdbDA dBBbca ADCb DBDbcaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBbd  BADDDDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 13 10 3,75 % 13

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C C cdadABd a d cdbB e dDd  A ec   BB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız BEdec cED B ABceADEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 2 0 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 3 33

MUTLAK DEĞER 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 4 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

188,963 88,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 17 3 100 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 85 324 559 36874 % 88,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECBEcDEBdCDA e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 2 1 67

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

297,770 44,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
ILGIN GÖKÇE 120 56 12 52 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 186 312 18650 % 44,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECBEDDEBECDAbABBCDDEAD cB aDABCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADaAEceCaDDABABECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C eE BabA    E D     D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 1 2 17

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

307,540 40,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12276
KEVSER TEFÇİ 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 172 285 16883 % 40,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEaCCECB DDEBECcAbABBCeD ADCbBDabABCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADeAb ed DbABABECeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız CCCEAB cA D  c DCB      D C A C   DaaB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız        A c      b A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100

SAYILAR 6 3 1 50

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 0 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

279,455 53,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12181
SEDEN KUTLU 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 220 373 22264 % 53,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbDCDECa B eDEBECDAeABaCbD ADCEce DAaCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız  ADACeBbCDABADDDDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız   C    A e     B    D       Aa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız a C   bc A     dA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

316,508 36,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 156 256 15232 % 36,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCDECECBEDDEBECb AeBBCaD ADCEcDBeABdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADACeBECeABAD DDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CECbcdDAAB  E  e eeBc  C      D e  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız   CacB cD       A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50

SAYILAR 6 3 1 50

MUTLAK DEĞER 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

224,375 77,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12C  -  12419
ÖMER MERHAN 120 38 40 42 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 65 290 501 32450 % 77,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız cbeEDaC bdcDcaBbCDAAbeBCDDEADCdBadDdBCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DcaCAEDedBDDAceBdCDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız Cde  db          Be  ba De acE      c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  b  a   e c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 3 1 2 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

SAYILAR 6 0 2 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 5 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

203,363 84,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12D  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 76 311 539 35382 % 84,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbeE bCae  DaaBaCaAcABBdD        dDcBCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADb c edcD ABbaECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C           bE c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  a B                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 1 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

246,480 68,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12286
ENES AKYOL 120 39 14 67 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 54 267 464 28778 % 68,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AeDCbECbCBED EBbCa  ABBCc  ADCEBDc A  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADbbeBaC  BA DDeCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız C      eAB       B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

PARAGRAF YORUMU 20 11 2 55

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 2 0 33

MUTLAK DEĞER 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

337,593 27,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 122 196 11663 % 27,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AbAEDCCECBEDDEBECaAAeBBCeDEADCEcbdbABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DADaAbDeCBDDABAdECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEABCcABD  ECD BAB bB DeCCA CB    aB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  c     A        a c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 6 2 60

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

309,230 39,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 59 10 51 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 166 277 16550 % 39,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız ADAEDCCECBEDDaBECaAAABBCDDEADCaa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız DAeCAd eCBD A  dECDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız C CEABCdAB   ECDC AB      C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız  b  EC A            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 3 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 3 1 50

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 3 0 30

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

152,838 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12O  -  0
ELİF YÜZ* ÜL N 120 5 5 110 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 89 332 578 39173 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız bDAaDC be Ee                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 3 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

SAYILAR 6 0 0 0

MUTLAK DEĞER 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

312,310 38,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12Y  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 61 13 46 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 160 266 16021 % 38,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 89 335 583 41765

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

Cevaplarınız AADCbECb BEbDEBECDAAABBCbDEADCEBDdDABCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

Cevaplarınız DADAbeBbC  BADDDDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

Cevaplarınız CEC cBDAAB  EA B BdaD       A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 3 1 1 33

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50

SAYILAR 6 4 1 67

MUTLAK DEĞER 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Metne Sözcük Yerleştirme A

68

%76,40

14

%15,73

1

%1,12
 

4

%4,49

2

%2,25
 

Doğru (%76,40)

Yanlış (%21,35)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

2

%2,25

33

%37,08
 

53

%59,55
 

1

%1,12
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%39,33)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM A

67

%75,28

1

%1,12

3

%3,37
 

15

%16,85

3

%3,37
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%21,35)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU E

8

%8,99
  

1

%1,12

78

%87,64

2

%2,25
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%10,11)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sözcükte Anlam D

4

%4,49
 

1

%1,12

77

%86,52

2

%2,25

5

%5,62
 

Doğru (%86,52)

Yanlış (%7,87)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

6

%6,74

1

%1,12

72

%80,90

2

%2,25

1

%1,12

7

%7,87
 

Doğru (%80,90)

Yanlış (%11,24)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma C

1

%1,12

2

%2,25

78

%87,64

2

%2,25
 

6

%6,74
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%5,62)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14 Cümlenin Ögeleri - Karma E

1

%1,12

2

%2,25

3

%3,37

6

%6,74

54

%60,67

23

%25,84
 

Doğru (%60,67)

Yanlış (%13,48)

Boş (%25,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Büyük Harflerin Yazılışı C  

4

%4,49

36

%40,45

2

%2,25

15

%16,85

32

%35,96
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%23,60)

Boş (%35,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-15 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B  

49

%55,06

2

%2,25

8

%8,99

5

%5,62

25

%28,09
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%16,85)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Virgül E

10

%11,24

4

%4,49

5

%5,62

11

%12,36

44

%49,44

15

%16,85
 

Doğru (%49,44)

Yanlış (%33,71)

Boş (%16,85)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler D

6

%6,74

7

%7,87

3

%3,37

45

%50,56

16

%17,98

12

%13,48
 

Doğru (%50,56)

Yanlış (%35,96)

Boş (%13,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Virgül D

6

%6,74

3

%3,37

13

%14,61

51

%57,30

3

%3,37

13

%14,61
 

Doğru (%57,30)

Yanlış (%28,09)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

37

%41,57

8

%8,99
 

2

%2,25

35

%39,33

7

%7,87
 

Doğru (%39,33)

Yanlış (%52,81)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-10 Paragrafı İkiye Ayırma B

2

%2,25

78

%87,64

3

%3,37
 

2

%2,25

4

%4,49
 

Doğru (%87,64)

Yanlış (%7,87)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

10

%11,24

3

%3,37

4

%4,49

8

%8,99

59

%66,29

5

%5,62
 

Doğru (%66,29)

Yanlış (%28,09)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-24 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

2

%2,25

73

%82,02

10

%11,24
 

4

%4,49
 

Doğru (%82,02)

Yanlış (%13,48)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

9

%10,11

9

%10,11

14

%15,73

46

%51,69

4

%4,49

7

%7,87
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%40,45)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

87

%97,75
    

2

%2,25
 

Doğru (%97,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

38

%42,70

13

%14,61

7

%7,87

4

%4,49

2

%2,25

25

%28,09
 

Doğru (%42,70)

Yanlış (%29,21)

Boş (%28,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

37

%41,57

17

%19,10

3

%3,37

7

%7,87

19

%21,35

6

%6,74
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%51,69)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%3,37

69

%77,53

3

%3,37

1

%1,12

6

%6,74

7

%7,87
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%14,61)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

10

%11,24

69

%77,53
 

2

%2,25
 

8

%8,99
 

Doğru (%77,53)

Yanlış (%13,48)

Boş (%8,99)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%2,25

2

%2,25

77

%86,52

2

%2,25
 

6

%6,74
 

Doğru (%86,52)

Yanlış (%6,74)

Boş (%6,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-33 Paragrafın Yorumlanması D  

1

%1,12
 

67

%75,28

14

%15,73

7

%7,87
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%16,85)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Paragrafın Yorumlanması D

5

%5,62

7

%7,87

3

%3,37

51

%57,30

7

%7,87

16

%17,98
 

Doğru (%57,30)

Yanlış (%24,72)

Boş (%17,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

7

%7,87

1

%1,12
 

6

%6,74

36

%40,45

39

%43,82
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%15,73)

Boş (%43,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-19 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

64

%71,91

3

%3,37

9

%10,11

3

%3,37
 

10

%11,24
 

Doğru (%71,91)

Yanlış (%16,85)

Boş (%11,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,12

3

%3,37

1

%1,12

75

%84,27

1

%1,12

8

%8,99
 

Doğru (%84,27)

Yanlış (%6,74)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%2,25
 

77

%86,52

1

%1,12
 

9

%10,11
 

Doğru (%86,52)

Yanlış (%3,37)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Paragrafın Yorumlanması E

2

%2,25

15

%16,85

9

%10,11

12

%13,48

42

%47,19

9

%10,11
 

Doğru (%47,19)

Yanlış (%42,70)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

9

%10,11

42

%47,19

11

%12,36

5

%5,62

5

%5,62

17

%19,10
 

Doğru (%47,19)

Yanlış (%33,71)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-25 Paragrafın Konusu D

22

%24,72

24

%26,97

5

%5,62

24

%26,97

1

%1,12

13

%14,61
 

Doğru (%26,97)

Yanlış (%58,43)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Söz Öbeklerinde Anlam B

8

%8,99

39

%43,82

5

%5,62

20

%22,47

5

%5,62

12

%13,48
 

Doğru (%43,82)

Yanlış (%42,70)

Boş (%13,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

3

%3,37

20

%22,47

1

%1,12

40

%44,94

14

%15,73

11

%12,36
 

Doğru (%44,94)

Yanlış (%42,70)

Boş (%12,36)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Paragrafın Yorumlanması A

62

%69,66

1

%1,12

11

%12,36

3

%3,37

2

%2,25

10

%11,24
 

Doğru (%69,66)

Yanlış (%19,10)

Boş (%11,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

16

%17,98

38

%42,70

4

%4,49

2

%2,25

12

%13,48

17

%19,10
 

Doğru (%42,70)

Yanlış (%38,20)

Boş (%19,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

7

%7,87

11

%12,36

52

%58,43

7

%7,87
 

12

%13,48
 

Doğru (%58,43)

Yanlış (%28,09)

Boş (%13,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

20

%22,47

39

%43,82

5

%5,62

11

%12,36

1

%1,12

13

%14,61
 

Doğru (%12,36)

Yanlış (%73,03)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

10

%11,24

48

%53,93

4

%4,49

3

%3,37

7

%7,87

17

%19,10
 

Doğru (%53,93)

Yanlış (%26,97)

Boş (%19,10)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı D    

85

%97,70
 

2

%2,30
 

Doğru (%97,70)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Tımar Sistemi A

73

%83,91

5

%5,75

5

%5,75

1

%1,15

1

%1,15

2

%2,30
 

Doğru (%83,91)

Yanlış (%13,79)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı D

8

%9,20

5

%5,75

10

%11,49

44

%50,57

7

%8,05

13

%14,94
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%34,48)

Boş (%14,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) C

10

%11,49

17

%19,54

48

%55,17

3

%3,45

6

%6,90

2

%2,30

1

%1,15

Doğru (%55,17)

Yanlış (%42,53)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri A

65

%74,71

6

%6,90

6

%6,90

1

%1,15
 

9

%10,34
 

Doğru (%74,71)

Yanlış (%14,94)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa E

6

%6,90

18

%20,69

12

%13,79

26

%29,89

11

%12,64

14

%16,09
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%71,26)

Boş (%16,09)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa D

3

%3,45
 

9

%10,34

11

%12,64

12

%13,79

52

%59,77
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%27,59)

Boş (%59,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Atmosfer ve İklim A

10

%11,49

4

%4,60
 

2

%2,30

65

%74,71

6

%6,90
 

Doğru (%11,49)

Yanlış (%81,61)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci C

8

%9,20

1

%1,15

50

%57,47

15

%17,24

2

%2,30

11

%12,64
 

Doğru (%57,47)

Yanlış (%29,89)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Yerleşmeler B

11

%12,64

47

%54,02

8

%9,20

1

%1,15

2

%2,30

18

%20,69
 

Doğru (%54,02)

Yanlış (%25,29)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Siyaset Felsefesi D  

4

%4,60

2

%2,30

72

%82,76
 

9

%10,34
 

Doğru (%82,76)

Yanlış (%6,90)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri D

10

%11,49

6

%6,90

6

%6,90

43

%49,43

3

%3,45

19

%21,84
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%28,74)

Boş (%21,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri A

79

%90,80
   

1

%1,15

7

%8,05
 

Doğru (%90,80)

Yanlış (%1,15)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Ahlak Felsefesi B

15

%17,24

49

%56,32

11

%12,64

2

%2,30
 

10

%11,49
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%32,18)

Boş (%11,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Bilgi Felsefesi A

20

%22,99

2

%2,30

3

%3,45
 

9

%10,34

53

%60,92
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%16,09)

Boş (%60,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Bilgi ve İnanç B

13

%14,94

48

%55,17

3

%3,45

5

%5,75

1

%1,15

17

%19,54
 

Doğru (%55,17)

Yanlış (%25,29)

Boş (%19,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Dünya ve Ahiret E

3

%3,45

9

%10,34

8

%9,20

5

%5,75

52

%59,77

10

%11,49
 

Doğru (%59,77)

Yanlış (%28,74)

Boş (%11,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve Bilim C

1

%1,15

4

%4,60

77

%88,51

1

%1,15
 

4

%4,60
 

Doğru (%88,51)

Yanlış (%6,90)

Boş (%4,60)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ D  

1

%1,15
 

51

%58,62

32

%36,78

3

%3,45
 

Doğru (%58,62)

Yanlış (%37,93)

Boş (%3,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Din ve Hayat D

1

%1,15
 

2

%2,30

77

%88,51

3

%3,45

4

%4,60
 

Doğru (%88,51)

Yanlış (%6,90)

Boş (%4,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin Ortaya Çıkışı A      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri C      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Sanat Felsefesi C      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları A      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Felsefenin Anlamı D      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Rasyonel Sayılar C

4

%4,94

1

%1,23

60

%74,07
  

16

%19,75
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%6,17)

Boş (%19,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Üslü ifadeler C  

4

%4,94

10

%12,35

2

%2,47
 

65

%80,25
 

Doğru (%12,35)

Yanlış (%7,41)

Boş (%80,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Ondalık Sayılar C   

38

%46,91

2

%2,47

8

%9,88

33

%40,74
 

Doğru (%46,91)

Yanlış (%12,35)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler E   

2

%2,47

1

%1,23

38

%46,91

40

%49,38
 

Doğru (%46,91)

Yanlış (%3,70)

Boş (%49,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Tek ve Çift Sayılar A

32

%39,51

1

%1,23

5

%6,17

2

%2,47

1

%1,23

40

%49,38
 

Doğru (%39,51)

Yanlış (%11,11)

Boş (%49,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri B  

49

%60,49

1

%1,23

7

%8,64

6

%7,41

18

%22,22
 

Doğru (%60,49)

Yanlış (%17,28)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-11 Sayı Basamakları C

5

%6,17

2

%2,47

13

%16,05

1

%1,23
 

60

%74,07
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%9,88)

Boş (%74,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E  

3

%3,70

32

%39,51

2

%2,47

12

%14,81

32

%39,51
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%45,68)

Boş (%39,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Mutlak Değer Özellikleri A

41

%50,62

1

%1,23

2

%2,47

1

%1,23

1

%1,23

35

%43,21
 

Doğru (%50,62)

Yanlış (%6,17)

Boş (%43,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Mutlak Değer Özellikleri B  

23

%28,40

1

%1,23

6

%7,41
 

51

%62,96
 

Doğru (%28,40)

Yanlış (%8,64)

Boş (%62,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-7 Faktöriyel Kavramı D

2

%2,47
  

21

%25,93

1

%1,23

57

%70,37
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%3,70)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

3

%3,70
 

2

%2,47

2

%2,47
 

74

%91,36
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%4,94)

Boş (%91,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Basamakları A

8

%9,88

1

%1,23

2

%2,47
  

70

%86,42
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%3,70)

Boş (%86,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

4

%4,94

1

%1,23

2

%2,47

1

%1,23

40

%49,38

33

%40,74
 

Doğru (%49,38)

Yanlış (%9,88)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C  

2

%2,47

12

%14,81

2

%2,47

2

%2,47

63

%77,78
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%7,41)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-21 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

1

%1,23
 

15

%18,52

50

%61,73
 

15

%18,52
 

Doğru (%61,73)

Yanlış (%19,75)

Boş (%18,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Fonksiyon Grafikleri C  

6

%7,41

7

%8,64

3

%3,70

8

%9,88

57

%70,37
 

Doğru (%8,64)

Yanlış (%20,99)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Verilerin Grafikle Gösterilmesi B

1

%1,23

33

%40,74

1

%1,23

4

%4,94

2

%2,47

40

%49,38
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%9,88)

Boş (%49,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri A

11

%13,58

1

%1,23

2

%2,47

2

%2,47

4

%4,94

61

%75,31
 

Doğru (%13,58)

Yanlış (%11,11)

Boş (%75,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 İşçi Problemleri B  

21

%25,93

1

%1,23
 

1

%1,23

58

%71,60
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%2,47)

Boş (%71,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%1,23
 

2

%2,47

1

%1,23
 

77

%95,06
 

Doğru (%2,47)

Yanlış (%2,47)

Boş (%95,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Sayı Problemleri D  

6

%7,41

2

%2,47

12

%14,81

2

%2,47

59

%72,84
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%12,35)

Boş (%72,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Kesir Problemleri B

8

%9,88

14

%17,28

2

%2,47
  

57

%70,37
 

Doğru (%17,28)

Yanlış (%12,35)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E    

1

%1,23

8

%9,88

72

%88,89
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%1,23)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Yaş Problemleri D  

2

%2,47

3

%3,70

8

%9,88

6

%7,41

62

%76,54
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%13,58)

Boş (%76,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-28 Hareket Problemleri A

1

%1,23

1

%1,23

6

%7,41
 

5

%6,17

68

%83,95
 

Doğru (%1,23)

Yanlış (%14,81)

Boş (%83,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Rutin Olmayan Problemler C

1

%1,23

1

%1,23

35

%43,21

9

%11,11
 

35

%43,21
 

Doğru (%43,21)

Yanlış (%13,58)

Boş (%43,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri C

1

%1,23

1

%1,23

9

%11,11

2

%2,47

1

%1,23

67

%82,72
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%6,17)

Boş (%82,72)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Permütasyon A

32

%39,51

3

%3,70

3

%3,70

1

%1,23

1

%1,23

41

%50,62
 

Doğru (%39,51)

Yanlış (%9,88)

Boş (%50,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Basit Olayların Olasılıkları E

4

%4,94

4

%4,94

1

%1,23
 

2

%2,47

70

%86,42
 

Doğru (%2,47)

Yanlış (%11,11)

Boş (%86,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C

1

%1,23

1

%1,23

3

%3,70

1

%1,23

1

%1,23

74

%91,36
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%4,94)

Boş (%91,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-37 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B  

5

%6,17

1

%1,23
 

1

%1,23

74

%91,36
 

Doğru (%6,17)

Yanlış (%2,47)

Boş (%91,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar D

1

%1,23

1

%1,23
 

4

%4,94

1

%1,23

74

%91,36
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%3,70)

Boş (%91,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi D    

3

%3,70

2

%2,47

76

%93,83
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%2,47)

Boş (%93,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Paralelkenar D    

8

%9,88

4

%4,94

69

%85,19
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%4,94)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Dörtgenler B

1

%1,23

3

%3,70
  

1

%1,23

76

%93,83
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%2,47)

Boş (%93,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Kare E

7

%8,64
 

6

%7,41
 

8

%9,88

60

%74,07
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%16,05)

Boş (%74,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen B

1

%1,23

20

%24,69

2

%2,47
  

58

%71,60
 

Doğru (%24,69)

Yanlış (%3,70)

Boş (%71,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E     

4

%4,94

77

%95,06
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar C   

6

%7,41

1

%1,23
 

74

%91,36
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%1,23)

Boş (%91,36)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Yay Dalgaları C

2

%3,33

2

%3,33

3

%5,00

3

%5,00

12

%20,00

38

%63,33
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%31,67)

Boş (%63,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Küresel Aynalar E

11

%18,33

7

%11,67

6

%10,00

5

%8,33

2

%3,33

29

%48,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%48,33)

Boş (%48,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Elektriksel Güç ve Enerji B  

20

%33,33

1

%1,67
 

1

%1,67

38

%63,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%63,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması B

6

%10,00

20

%33,33

2

%3,33

2

%3,33

1

%1,67

29

%48,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%18,33)

Boş (%48,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

7

%11,67

2

%3,33
 

2

%3,33

18

%30,00

31

%51,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%18,33)

Boş (%51,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Akışkanların Basıncı C  

2

%3,33

28

%46,67

6

%10,00

1

%1,67

23

%38,33
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%15,00)

Boş (%38,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Düzgün Doğrusal Hareket E  

4

%6,67

2

%3,33
 

12

%20,00

42

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları A

41

%68,33

1

%1,67

6

%10,00

1

%1,67
 

11

%18,33
 

Doğru (%68,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%18,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM B

1

%1,67

10

%16,67

1

%1,67
 

1

%1,67

47

%78,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%5,00)

Boş (%78,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması E

1

%1,67

5

%8,33

6

%10,00

5

%8,33

15

%25,00

28

%46,67
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%28,33)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Maddenin Fiziksel Hâlleri D

1

%1,67
 

2

%3,33

14

%23,33

1

%1,67

42

%70,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar
Kanunu B  

7

%11,67

3

%5,00

1

%1,67
 

49

%81,67
 

Doğru (%11,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%81,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

89 335 583 41765

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Çözünme Süreci A

8

%13,33
  

1

%1,67
 

51

%85,00
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%1,67)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları B

1

%1,67

3

%5,00
   

56

%93,33
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%1,67)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Enzimler D

6

%10,00

2

%3,33
 

7

%11,67
 

45

%75,00
 

Doğru (%11,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Küçük Moleküllerin Taşınması D

1

%1,67

3

%5,00

1

%1,67

6

%10,00

5

%8,33

44

%73,33
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Prokaryotik Alemler E

1

%1,67

1

%1,67

1

%1,67

7

%11,67

6

%10,00

44

%73,33
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Eşeysiz Üreme C

2

%3,33

1

%1,67

1

%1,67

7

%11,67

3

%5,00

46

%76,67
 

Doğru (%1,67)

Yanlış (%21,67)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Çaprazlamalar A

23

%38,33

1

%1,67

3

%5,00

1

%1,67

1

%1,67

31

%51,67
 

Doğru (%38,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%51,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Madde Döngüleri A

3

%5,00

1

%1,67

2

%3,33

1

%1,67

2

%3,33

51

%85,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%85,00)
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