
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI 131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 27 3 26,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 3 1 2,75 98 16 94,00 422,073 8654

2 12223 ESMA NAZ KURT 12 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 0 5,00 95 13 91,75 415,155 10473

3 12032 CEYLİN ERD OĞAN 12 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 93 9 90,75 411,965 11358

4 13142 GÖKSU CEYLAN -M 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 28 1 27,75 3 0 3,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 93 15 89,25 408,003 12459

5 12307 DİLA YÜKSEL 12 38 2 37,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 23 3 22,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 1 4,75 5 0 5,00 92 10 89,50 407,925 12474

6 12030 BERKAY ÜNAL 12 39 1 38,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 2 2 1,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 0 4,00 92 12 89,00 406,193 12974

7 12052 FATMA SELENAY VURAL12 39 1 38,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 91 8 89,00 406,133 12993

8 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 1 0 1,00 6 1 5,75 4 0 4,00 4 1 3,75 89 13 85,75 397,248 15615

9 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 4 33,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 17 3 16,25 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 4 1 3,75 87 13 83,75 391,205 17504

10 14001 ATAKAN COŞKUN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 86 16 82,00 385,723 19190

11 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 4 0 4,00 6 1 5,75 1 2 0,50 4 0 4,00 85 16 81,00 382,805 20136

12 12036 NAZLI ER 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 26 0 26,00 3 0 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 3 0 3,00 85 17 80,75 382,438 20277

13 14003 DİLVİN YEĞEN 12 32 8 30,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 4 23,00 4 0 4,00 6 1 5,75 3 1 2,75 1 3 0,25 85 20 80,00 380,050 21050

14 0 HABİL 12 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 7 0 7,00 4 2 3,50 2 0 2,00 81 13 77,75 373,048 23349

15 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 35 4 34,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 79 15 75,25 365,305 25950

16 14021 İKRA TURHAN 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 78 16 74,00 361,645 27156

17 14018 AYÇANUR KALP 12 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 6 1 5,75 2 0 2,00 3 2 2,50 76 17 71,75 354,708 29607

18 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 34 3 33,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 2 0 2,00 71 7 69,25 346,933 32463

19 13026 EFE GÜNAY -M 34 3 33,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 16 6 14,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 10 68,50 344,748 33341

20 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 5 13,75 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 0 2,00 72 17 67,75 343,215 33943

21 12336 KAAN ŞENGÜL 12 33 6 31,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 3 2 2,50 1 0 1,00 71 14 67,50 341,895 34466

22 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 72 20 67,00 341,078 34767

23 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 10 24,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 23 3 22,25 2 0 2,00 5 0 5,00 71 18 66,50 339,845 35204

24 12288 BETÜL DEMİRCİ   30 9 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 12 2 11,50 4 0 4,00 5 1 4,75 3 0 3,00 2 0 2,00 70 15 66,25 338,858 35599

25 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 3 21,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 71 19 66,25 338,073 35914

26 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 33 5 31,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 5 16,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 69 15 65,25 334,998 37106

27 84714 İLYAS A*IYAMAN 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 11 3 10,25 6 0 6,00 2 2 1,50 3 0 3,00 69 16 65,00 334,983 37113

28 12329 ENES AKBULUT 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 21 2 20,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 68 16 64,00 331,355 38577

29 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 37 1 36,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 65 4 64,00 330,663 38853
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

30 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 21 4 20,00 67 15 63,25 329,050 39538

31 14073 KABİL 12 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 67 16 63,00 328,588 39725

32 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 3 17,25 66 12 63,00 328,198 39893

33 14009 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 66 14 62,50 327,263 40271

34 0 ALEYNA YAVUZ 12 31 8 29,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 12 1 11,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 65 11 62,25 326,505 40578

35 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 2 14,50 1 1 0,75 1 0 1,00 65 14 61,50 323,738 41773

36 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 65 17 60,75 321,775 42549

37 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 2 3,50 2 1 1,75 5 1 4,75 64 15 60,25 320,130 43274

38 12255 BİRCE YILDIRIM 12 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 16 60,00 319,995 43345

39 14032 HALİL CAN KUTLU 12 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 17 59,75 318,755 43893

40 0 DOĞA SOYLU 12 35 3 34,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 2 1 1,75 3 0 3,00 62 10 59,50 317,428 44470

41 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 12 14,00 0 5 -1,25 5 2 4,50 3 1 2,75 2 4 1,00 69 42 58,50 316,238 44976

42 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 30 5 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 0 11,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 61 9 58,75 315,798 45154

43 0 CEREN YILMAZ 12A 37 2 36,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 60 10 57,50 310,895 47362

44 1601 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 0 3,00 1 0 1,00 59 8 57,00 309,913 47833

45 14015 FERZAN YILDIZ 12 27 9 24,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 59 13 55,75 307,288 48991

46 13060 ONUR YILMAZ -M 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 6 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 61 24 55,00 304,855 50086

47 0 SARP YETME Z 12 30 7 28,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 58 14 54,50 303,098 50905

48 12111 NAZ DURAN 12 31 7 29,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 14 54,50 302,818 51030

49 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 30 7 28,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 60 23 54,25 302,473 51190

50 13092 SENA KIŞLALI -M 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 16 3 15,25 58 17 53,75 300,978 51887

51 14028 MISRA BETAŞ 12 28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 1 0,75 3 0 3,00 60 27 53,25 299,895 52390

52 14079 BEGUM ULU 12 33 6 31,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 13 2 12,50 57 14 53,50 299,475 52587

53 17016 SUDENUR HAN -M 27 11 24,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 16 2 15,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 58 21 52,75 298,213 53177

54 12278 LEYLA NAZ 12 28 9 25,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 2 9,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 17 52,75 298,098 53235

55 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 29 7 27,25 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 13 1 12,75 55 9 52,75 297,763 53402

56 13063 CEM SÖZEN -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 6 8,50 57 18 52,50 296,813 53877

57 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 28 11 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 57 19 52,25 296,513 54023

58 13008 İREM EYİ -M 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 5 8,75 57 18 52,50 296,488 54034
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

59 12181 SEDEN KUTLU 12A 33 3 32,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 14 52,50 296,378 54091

60 14035 AYSİMA YOLCU 12 35 3 34,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 56 14 52,50 296,098 54213

61 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 32 4 31,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 54 10 51,50 293,480 55519

62 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 13 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 57 23 51,25 292,335 56062

63 12130 SİBEL ORUCU 12 32 8 30,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 7 3,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 57 25 50,75 291,455 56540

64 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 28 7 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 54 18 49,50 288,138 58175

65 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 25 12 22,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 12 6 10,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 55 27 48,25 284,985 59722

66 34 TUNA ÖZENÇ 12 30 6 28,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 52 14 48,50 284,765 59848

67 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 12 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 29 47,75 282,230 61161

68 14077 ELİF ARİÇ 12 34 5 32,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 51 14 47,50 281,233 61683

69 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 7 4,25 1 2 0,50 3 1 2,75 53 26 46,50 279,473 62589

70 12254 HİLAL YILMAZ 12A 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 51 18 46,50 279,285 62683

71 13012 ELA KARA -M 28 11 25,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 50 16 46,00 277,878 63435

72 12405 KAYRA TADİC 12 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 4 6,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 52 24 46,00 277,863 63446

73 13079 İLAYDA ÇINAR -M 33 4 32,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 7 46,25 277,555 63632

74 0 YAĞMUR ŞEKAR 12 31 8 29,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 7 3 6,25 49 12 46,00 277,150 63855

75 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 29 5 27,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 48 9 45,75 276,548 64155

76 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 49 13 45,75 276,395 64236

77 14017 ALEYNA ERGÜN 12 27 8 25,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 49 14 45,50 276,290 64295

78 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 21 13 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 13 9 10,75 7 0 7,00 2 3 1,25 2 1 1,75 54 36 45,00 275,993 64483

79 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 32 4 31,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 49 18 44,50 272,480 66324

80 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 47 13 43,75 270,550 67373

81 14049 BURAK YURGA 12 31 9 28,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,133 68633

82 12303 FATMA    ÖZ 12 29 9 26,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 6 1,50 47 19 42,25 266,118 69656

83 0 NESİBE UÇAR -M 19 7 17,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 10 1 9,75 44 10 41,50 265,088 70170

84 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 28 6 26,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 43 10 40,50 260,865 72421

85 12227 AHMET GÜRLER 12 27 5 25,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 4 1,00 43 11 40,25 260,208 72753

86 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 26 12 23,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 45 20 40,00 259,830 72950

87 12356 FURKAN ZENGİN 12 28 4 27,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 13 39,75 258,555 73565
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

88 12148 İR M PRO KIKBEŞ 12 25 8 23,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 43 14 39,50 258,300 73695

89 12401 SUDENAZ YOLCU 12 26 11 23,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 5 1,75 44 18 39,50 258,268 73711

90 13143 BEYZA YILDIRIM -M 24 9 21,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 2 4,50 43 17 38,75 256,198 74702

91 0 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 20 18 15,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 44 23 38,25 255,610 75026

92 0 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 11 23,25 3 1 2,75 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 8 5 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 26 38,50 255,218 75236

93 13064 RECE  ŞEN -M 26 10 23,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,195 75249

94 14063 SUDE KASER 12 25 11 22,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 15 38,25 254,613 75532

95 12347 SILA AKAR 12 24 11 21,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 6 5 4,75 42 19 37,25 251,733 76955

96 0 BERİL 12 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 42 19 37,25 251,240 77218

97 13049 YASEMİN TUTAL -M 24 14 20,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 29 36,75 250,380 77662

98 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 22 16 18,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 42 25 35,75 247,625 78985

99 0 ŞEVVALSUKARAPİR 12 24 12 21,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 40 18 35,50 246,540 79470

100 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 22 7 20,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 39 15 35,25 245,973 79717

101 12350 YUDUM DAŞ 12 22 8 20,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 39 16 35,00 245,100 80149

102 12286 ENES AK YL 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 7 3 6,25 41 24 35,00 244,840 80272

103 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 23 17 18,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 4 1,00 41 25 34,75 244,508 80454

104 12294 ARDA GÜL 12 22 11 19,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 38 14 34,50 243,718 80831

105 12419 ÖMER MERHAN 12C 24 12 21,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 6 7 4,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 31 34,25 242,655 81311

106 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 25 10 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 39 22 33,50 240,235 82399

107 13164 EDİZ BAŞARAN -M 24 9 21,75 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 37 15 33,25 239,588 82682

108 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 23 12 20,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 17 32,75 238,345 83203

109 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 16 15 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 3 0 3,00 39 30 31,50 235,888 84179

110 13020 BERKAY KORKMAZ -M 20 15 16,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 26 31,50 235,058 84508

111 12259 EMİRHAN GEDİK 12 20 18 15,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 4 4,00 38 27 31,25 234,360 84812

112 12042 ELİF AKSÖ Z 12 21 9 18,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 2 4,50 35 17 30,75 232,428 85596

113 14016 ZEYNE PBAYSALLAR 12 17 3 16,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 29 7 27,25 222,183 89309

114 13087 İBRAHİM AKAN -MA 23 12 20,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 27 26,25 218,625 90467

115 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 17 14 13,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 27 25,25 216,460 91111

116 13158 EVRAN -M 18 14 14,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 30 20 25,00 215,615 91367
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI 131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

117 0 SUDE KAYA 12 20 17 15,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 30 24,50 213,963 91875

118 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 15 11 12,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 30 26 23,50 211,488 92563

119 13136 SILA GEZEK -M 17 18 12,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 30 23,50 211,365 92595

120 13097 DAMLA -M 17 15 13,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 26 23,50 211,268 92622

121 14024 AÇELYA IŞILAK 12 8 5 6,75 1 1 0,75 5 0 5,00 10 1 9,75 24 7 22,25 208,318 93418

122 13039 BERK KARA -M 12 8 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 6 2 5,50 26 15 22,25 207,895 93519

123 13036 ANDAN -M 16 18 11,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 27 23 21,25 204,680 94383

124 13107 EFE BARBUNYA -M 15 10 12,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 4 1,00 24 17 19,75 200,020 95484

125 12365 SALİH TETİK 12 14 20 9,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 29 17,75 194,435 96736

126 13139 KADER AAĞLIYAN -M 12 20 7,00 1 2 0,50 6 3 5,25 19 25 12,75 179,595 99463

127 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 14 21 8,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 20 30 12,50 178,613 99618

128 14061 ASLI PALA 12 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 11 2 10,50 173,253 100404

129 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,120 102227

130 0 SAİ *   1 3 0,25 1 3 0,25

131 14074 CEREN ŞEKAR 12 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI 131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,03 9,15 22,74 3,82 0,55 3,68 2,15 1,62 1,74 2,12 1,46 1,75 4,15 0,35 4,06 0,00 0,00 0,00 12,14 3,20 11,34 1,40 0,38 1,31 2,48 1,12 2,20 2,46 0,78 2,26 1,89 0,59 1,74 57,6419,20 52,82 293,880

Okul Ortalaması 27,02 8,44 24,91 4,38 0,34 4,30 2,24 1,80 1,79 2,40 1,57 2,01 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 8,98 3,01 8,23 0,46 0,15 0,42 1,56 0,72 1,39 0,99 0,48 0,87 1,05 0,38 0,96 53,4717,14 49,21 285,310

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  -M -MA 12 12A 12B 12C 12E 12G 12İ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100
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400

TYT
  -M -MA 12 12A 12B 12C 12E
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,2 22,74 12,2 4,0 11,24 13,5 3,6 12,65 6,8 2,5 6,21 57,6 19,2 52,84 293,880

Okul Ortalaması 27,0 8,4 24,91 13,4 4,0 12,43 9,4 3,2 8,65 3,6 1,6 3,22 53,5 17,1 49,21 285,310

KATILIMLAR

1 13062 AZRA KAYA -M 35 5 33,75 14 6 12,50 34 3 33,25 15 2 14,50 98 16 94,00 422,073 1 1 57 167 8654

2 12223 ESMA NAZ KURT 12 36 4 35,00 17 3 16,25 26 4 25,00 16 2 15,50 95 13 91,75 415,155 1 2 65 199 10473

3 12032 CEYLİN ERD OĞAN 12 35 4 34,00 18 2 17,50 32 3 31,25 8 0 8,00 93 9 90,75 411,965 2 3 70 214 11358

4 13142 GÖKSU CEYLAN -M 33 7 31,25 15 4 14,00 31 1 30,75 14 3 13,25 93 15 89,25 408,003 2 4 80 241 12459

5 12307 DİLA YÜKSEL 12 38 2 37,50 15 4 14,00 26 3 25,25 13 1 12,75 92 10 89,50 407,925 3 5 81 242 12474

6 12030 BERKAY ÜNAL 12 39 1 38,75 16 4 15,00 25 4 24,00 12 3 11,25 92 12 89,00 406,193 4 6 83 251 12974

7 12052 FATMA SELENAY VURAL12 39 1 38,75 16 2 15,50 26 4 25,00 10 1 9,75 91 8 89,00 406,133 5 7 84 252 12993

8 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 34 5 32,75 18 2 17,50 23 4 22,00 14 2 13,50 89 13 85,75 397,248 6 8 96 308 15615

9 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 34 4 33,00 16 2 15,50 22 4 21,00 15 3 14,25 87 13 83,75 391,205 3 9 103 342 17504

10 14001 ATAKAN COŞKUN 12 35 5 33,75 16 3 15,25 22 3 21,25 13 5 11,75 86 16 82,00 385,723 7 10 112 376 19190

11 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 34 6 32,50 18 2 17,50 22 5 20,75 11 3 10,25 85 16 81,00 382,805 1 11 119 401 20136

12 12036 NAZLI ER 12 31 9 28,75 16 3 15,25 29 0 29,00 9 5 7,75 85 17 80,75 382,438 8 12 120 404 20277

13 14003 DİLVİN YEĞEN 12 32 8 30,00 15 3 14,25 28 4 27,00 10 5 8,75 85 20 80,00 380,050 9 13 121 422 21050

14 0 HABİL 12 34 5 32,75 16 3 15,25 18 3 17,25 13 2 12,50 81 13 77,75 373,048 10 14 130 476 23349

15 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 35 4 34,00 12 6 10,50 20 4 19,00 12 1 11,75 79 15 75,25 365,305 4 15 143 561 25950

16 14021 İKRA TURHAN 12 34 6 32,50 17 3 16,25 16 2 15,50 11 5 9,75 78 16 74,00 361,645 11 16 150 591 27156

17 14018 AYÇANUR KALP 12 35 5 33,75 17 3 16,25 13 6 11,50 11 3 10,25 76 17 71,75 354,708 12 17 165 657 29607

18 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 34 3 33,25 17 1 16,75 17 3 16,25 3 0 3,00 71 7 69,25 346,933 13 18 171 736 32463

19 13026 EFE GÜNAY -M 34 3 33,25 16 1 15,75 16 6 14,50 5 0 5,00 71 10 68,50 344,748 5 19 178 771 33341

20 12015 ARDA KUMOVA 12A 30 8 28,00 18 1 17,75 17 5 15,75 7 3 6,25 72 17 67,75 343,215 2 20 181 797 33943

21 12336 KAAN ŞENGÜL 12 33 6 31,50 16 4 15,00 18 2 17,50 4 2 3,50 71 14 67,50 341,895 14 21 183 811 34466

22 12253 MERTCAN EVCİMEN 12 29 11 26,25 16 4 15,00 23 4 22,00 4 1 3,75 72 20 67,00 341,078 15 22 185 815 34767

23 12112 MEHMET FATİH ŞAHİN 12 27 10 24,50 14 5 12,75 25 3 24,25 5 0 5,00 71 18 66,50 339,845 16 23 189 827 35204

24 12288 BETÜL DEMİRCİ   30 9 27,75 14 3 13,25 16 2 15,50 10 1 9,75 70 15 66,25 338,858 1 24 191 835 35599

25 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 33 7 31,25 14 6 12,50 22 4 21,00 2 2 1,50 71 19 66,25 338,073 1 25 195 846 35914

26 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 33 5 31,75 16 3 15,25 18 6 16,50 2 1 1,75 69 15 65,25 334,998 1 26 199 885 37106

27 84714 İLYAS A*IYAMAN 12 31 9 28,75 16 2 15,50 11 3 10,25 11 2 10,50 69 16 65,00 334,983 17 27 200 886 37113

28 12329 ENES AKBULUT 12A 32 6 30,50 13 4 12,00 21 2 20,50 2 4 1,00 68 16 64,00 331,355 3 28 206 931 38577

29 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 37 1 36,75 15 3 14,25 9 0 9,00 4 0 4,00 65 4 64,00 330,663 18 29 208 943 38853

30 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 32 6 30,50 14 5 12,75 21 4 20,00 67 15 63,25 329,050 19 30 210 963 39538

31 14073 KABİL 12 33 7 31,25 20 0 20,00 3 4 2,00 11 5 9,75 67 16 63,00 328,588 20 31 211 973 39725

32 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 33 7 31,25 15 2 14,50 18 3 17,25 66 12 63,00 328,198 2 32 214 981 39893

33 14009 DENİZ ŞENKAL 12 31 9 28,75 20 0 20,00 8 2 7,50 7 3 6,25 66 14 62,50 327,263 21 33 215 994 40271

34 0 ALEYNA YAVUZ 12 31 8 29,00 15 2 14,50 12 1 11,75 7 0 7,00 65 11 62,25 326,505 22 34 216 1011 40578

35 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 15 4 14,00 15 2 14,50 2 1 1,75 65 14 61,50 323,738 23 35 220 1043 41773

36 14013 HÜLYA ELİF LİMANLI 12A 32 8 30,00 17 3 16,25 10 3 9,25 6 3 5,25 65 17 60,75 321,775 4 36 225 1074 42549

37 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 15 5 13,75 4 0 4,00 11 4 10,00 64 15 60,25 320,130 5 37 229 1095 43274

38 12255 BİRCE YILDIRIM 12 29 10 26,50 17 3 16,25 12 3 11,25 6 0 6,00 64 16 60,00 319,995 24 38 230 1098 43345

39 14032 HALİL CAN KUTLU 12 31 8 29,00 15 5 13,75 16 4 15,00 2 0 2,00 64 17 59,75 318,755 25 39 233 1115 43893

40 0 DOĞA SOYLU 12 35 3 34,25 16 4 15,00 6 2 5,50 5 1 4,75 62 10 59,50 317,428 26 40 238 1147 44470

41 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 25 15 21,25 17 3 16,25 17 17 12,75 10 7 8,25 69 42 58,50 316,238 27 41 240 1167 44976

42 12276 KEVSER TEFÇİ 12A 30 5 28,75 15 3 14,25 13 0 13,00 3 1 2,75 61 9 58,75 315,798 6 42 241 1176 45154

43 0 CEREN YILMAZ 12A 37 2 36,50 16 4 15,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 60 10 57,50 310,895 7 43 246 1242 47362

44 1601 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 35 5 33,75 15 2 14,50 5 1 4,75 4 0 4,00 59 8 57,00 309,913 28 44 247 1255 47833

45 14015 FERZAN YILDIZ 12 27 9 24,75 16 2 15,50 12 0 12,00 4 2 3,50 59 13 55,75 307,288 29 45 253 1297 48991

46 13060 ONUR YILMAZ -M 30 10 27,50 15 5 13,75 7 6 5,50 9 3 8,25 61 24 55,00 304,855 6 46 258 1329 50086

47 0 SARP YETME Z 12 30 7 28,25 17 3 16,25 6 2 5,50 5 2 4,50 58 14 54,50 303,098 30 47 262 1361 50905

48 12111 NAZ DURAN 12 31 7 29,25 17 1 16,75 9 5 7,75 1 1 0,75 58 14 54,50 302,818 31 48 263 1370 51030
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,2 22,74 12,2 4,0 11,24 13,5 3,6 12,65 6,8 2,5 6,21 57,6 19,2 52,84 293,880

Okul Ortalaması 27,0 8,4 24,91 13,4 4,0 12,43 9,4 3,2 8,65 3,6 1,6 3,22 53,5 17,1 49,21 285,310

KATILIMLAR

49 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 30 7 28,25 14 5 12,75 7 6 5,50 9 5 7,75 60 23 54,25 302,473 1 49 264 1375 51190

50 13092 SENA KIŞLALI -M 28 9 25,75 14 5 12,75 16 3 15,25 58 17 53,75 300,978 7 50 265 1402 51887

51 14028 MISRA BETAŞ 12 28 12 25,00 15 5 13,75 8 7 6,25 9 3 8,25 60 27 53,25 299,895 32 51 267 1424 52390

52 14079 BEGUM ULU 12 33 6 31,50 11 6 9,50 13 2 12,50 57 14 53,50 299,475 33 52 268 1437 52587

53 17016 SUDENUR HAN -M 27 11 24,25 13 6 11,50 16 2 15,50 2 2 1,50 58 21 52,75 298,213 8 53 271 1458 53177

54 12278 LEYLA NAZ 12 28 9 25,75 15 4 14,00 10 2 9,50 4 2 3,50 57 17 52,75 298,098 34 54 272 1460 53235

55 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 29 7 27,25 13 1 12,75 13 1 12,75 55 9 52,75 297,763 9 55 274 1467 53402

56 13063 CEM SÖZEN -M 31 9 28,75 16 3 15,25 10 6 8,50 57 18 52,50 296,813 10 56 277 1479 53877

57 13089 ZEHRANUR BOZKURT -M 28 11 25,25 15 3 14,25 14 5 12,75 57 19 52,25 296,513 11 57 278 1491 54023

58 13008 İREM EYİ -M 33 7 31,25 14 6 12,50 10 5 8,75 57 18 52,50 296,488 12 58 279 1492 54034

59 12181 SEDEN KUTLU 12A 33 3 32,25 15 4 14,00 7 5 5,75 1 2 0,50 56 14 52,50 296,378 8 59 280 1494 54091

60 14035 AYSİMA YOLCU 12 35 3 34,25 15 2 14,50 5 5 3,75 1 4 0,00 56 14 52,50 296,098 35 60 281 1496 54213

61 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 32 4 31,00 15 2 14,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 54 10 51,50 293,480 9 61 289 1550 55519

62 12031 AYŞEGÜL UZUN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 3 13 -0,25 3 1 2,75 57 23 51,25 292,335 10 62 291 1569 56062

63 12130 SİBEL ORUCU 12 32 8 30,00 16 3 15,25 5 7 3,25 4 7 2,25 57 25 50,75 291,455 36 63 294 1584 56540

64 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 28 7 26,25 15 5 13,75 9 4 8,00 2 2 1,50 54 18 49,50 288,138 2 64 301 1645 58175

65 14038 EMİN EFE ALTINTAŞ 12 25 12 22,00 14 6 12,50 12 6 10,50 4 3 3,25 55 27 48,25 284,985 37 65 306 1695 59722

66 34 TUNA ÖZENÇ 12 30 6 28,50 14 5 12,75 8 3 7,25 52 14 48,50 284,765 38 66 307 1700 59848

67 12220 EYÜPCAN KARATAŞ 12 32 6 30,50 15 5 13,75 7 13 3,75 1 5 -0,25 55 29 47,75 282,230 39 67 314 1754 61161

68 14077 ELİF ARİÇ 12 34 5 32,75 12 6 10,50 4 3 3,25 1 0 1,00 51 14 47,50 281,233 40 68 316 1771 61683

69 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 27 13 23,75 16 3 15,25 6 7 4,25 4 3 3,25 53 26 46,50 279,473 41 69 319 1796 62589

70 12254 HİLAL YILMAZ 12A 27 10 24,50 14 3 13,25 9 5 7,75 1 0 1,00 51 18 46,50 279,285 11 70 320 1798 62683

71 13012 ELA KARA -M 28 11 25,25 13 4 12,00 3 1 2,75 6 0 6,00 50 16 46,00 277,878 13 71 322 1818 63435

72 12405 KAYRA TADİC 12 27 9 24,75 13 7 11,25 7 4 6,00 5 4 4,00 52 24 46,00 277,863 42 72 323 1819 63446

73 13079 İLAYDA ÇINAR -M 33 4 32,00 14 1 13,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 7 46,25 277,555 14 73 324 1828 63632

74 0 YAĞMUR ŞEKAR 12 31 8 29,00 11 1 10,75 7 3 6,25 49 12 46,00 277,150 43 74 325 1834 63855

75 14067 FATMANUR KARAÇAY 12 29 5 27,75 15 3 14,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 48 9 45,75 276,548 44 75 327 1846 64155

76 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 31 8 29,00 15 4 14,00 3 1 2,75 49 13 45,75 276,395 45 76 329 1854 64236

77 14017 ALEYNA ERGÜN 12 27 8 25,00 16 1 15,75 2 2 1,50 4 3 3,25 49 14 45,50 276,290 46 77 330 1857 64295

78 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 21 13 17,75 9 10 6,50 13 9 10,75 11 4 10,00 54 36 45,00 275,993 12 78 331 1863 64483

79 14072 ALYA ERTUĞRUL 12 32 4 31,00 12 7 10,25 1 3 0,25 4 4 3,00 49 18 44,50 272,480 47 79 336 1916 66324

80 13110 BÜŞRA ÖZDEN -M 30 10 27,50 16 3 15,25 1 0 1,00 47 13 43,75 270,550 15 80 339 1956 67373

81 14049 BURAK YURGA 12 31 9 28,75 12 5 10,75 4 3 3,25 1 3 0,25 48 20 43,00 268,133 48 81 341 1992 68633

82 12303 FATMA    ÖZ 12 29 9 26,75 15 4 14,00 3 6 1,50 47 19 42,25 266,118 49 82 344 2030 69656

83 0 NESİBE UÇAR -M 19 7 17,25 15 2 14,50 10 1 9,75 44 10 41,50 265,088 16 83 346 2043 70170

84 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 28 6 26,50 14 3 13,25 1 1 0,75 43 10 40,50 260,865 13 84 349 2110 72421

85 12227 AHMET GÜRLER 12 27 5 25,75 14 2 13,50 2 4 1,00 43 11 40,25 260,208 50 85 351 2121 72753

86 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 26 12 23,00 15 3 14,25 3 3 2,25 1 2 0,50 45 20 40,00 259,830 51 86 352 2127 72950

87 12356 FURKAN ZENGİN 12 28 4 27,00 12 6 10,50 2 1 1,75 1 2 0,50 43 13 39,75 258,555 52 87 354 2146 73565

88 12148 İR M PRO KIKBEŞ 12 25 8 23,00 14 3 13,25 4 3 3,25 43 14 39,50 258,300 53 88 355 2154 73695

89 12401 SUDENAZ YOLCU 12 26 11 23,25 15 2 14,50 3 5 1,75 44 18 39,50 258,268 54 89 356 2156 73711

90 13143 BEYZA YILDIRIM -M 24 9 21,75 14 6 12,50 5 2 4,50 43 17 38,75 256,198 17 90 362 2195 74702

91 0 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 20 18 15,50 16 2 15,50 5 2 4,50 3 1 2,75 44 23 38,25 255,610 55 91 364 2209 75026

92 0 MELİKE AKKAŞERLER 12 26 11 23,25 11 7 9,25 8 5 6,75 0 3 -0,75 45 26 38,50 255,218 56 92 366 2218 75236

93 13064 RECE  ŞEN -M 26 10 23,50 13 5 11,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 43 18 38,50 255,195 18 93 367 2219 75249

94 14063 SUDE KASER 12 25 11 22,25 15 2 14,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 15 38,25 254,613 57 94 368 2234 75532

95 12347 SILA AKAR 12 24 11 21,25 12 3 11,25 6 5 4,75 42 19 37,25 251,733 58 95 369 2283 76955

96 0 BERİL 12 28 10 25,50 11 7 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 42 19 37,25 251,240 59 96 370 2293 77218
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,2 22,74 12,2 4,0 11,24 13,5 3,6 12,65 6,8 2,5 6,21 57,6 19,2 52,84 293,880

Okul Ortalaması 27,0 8,4 24,91 13,4 4,0 12,43 9,4 3,2 8,65 3,6 1,6 3,22 53,5 17,1 49,21 285,310

KATILIMLAR

97 13049 YASEMİN TUTAL -M 24 14 20,50 10 10 7,50 8 3 7,25 2 2 1,50 44 29 36,75 250,380 19 97 371 2302 77662

98 12275 ÖMER GÜLEÇ 12 22 16 18,00 13 6 11,50 7 3 6,25 42 25 35,75 247,625 60 98 373 2349 78985

99 0 ŞEVVALSUKARAPİR 12 24 12 21,00 11 3 10,25 3 1 2,75 2 2 1,50 40 18 35,50 246,540 61 99 375 2368 79470

100 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 22 7 20,25 11 7 9,25 2 0 2,00 4 1 3,75 39 15 35,25 245,973 62 100 376 2375 79717

101 12350 YUDUM DAŞ 12 22 8 20,00 11 5 9,75 6 3 5,25 39 16 35,00 245,100 63 101 379 2383 80149

102 12286 ENES AK YL 12E 25 12 22,00 9 9 6,75 7 3 6,25 41 24 35,00 244,840 3 102 381 2386 80272

103 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 23 17 18,75 16 4 15,00 2 4 1,00 41 25 34,75 244,508 1 103 383 2390 80454

104 12294 ARDA GÜL 12 22 11 19,25 15 2 14,50 1 1 0,75 38 14 34,50 243,718 64 104 384 2402 80831

105 12419 ÖMER MERHAN 12C 24 12 21,00 12 7 10,25 6 7 4,25 0 5 -1,25 42 31 34,25 242,655 1 105 385 2412 81311

106 12183 DAMLA İZGÜ ÖZKAN 12 25 10 22,50 11 8 9,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 39 22 33,50 240,235 65 106 391 2441 82399

107 13164 EDİZ BAŞARAN -M 24 9 21,75 13 6 11,50 37 15 33,25 239,588 20 107 392 2450 82682

108 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 23 12 20,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 17 32,75 238,345 66 108 395 2466 83203

109 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12 16 15 12,25 9 5 7,75 4 5 2,75 10 5 8,75 39 30 31,50 235,888 67 109 396 2505 84179

110 13020 BERKAY KORKMAZ -M 20 15 16,25 13 6 11,50 4 5 2,75 1 0 1,00 38 26 31,50 235,058 21 110 398 2517 84508

111 12259 EMİRHAN GEDİK 12 20 18 15,50 13 5 11,75 5 4 4,00 38 27 31,25 234,360 68 111 399 2523 84812

112 12042 ELİF AKSÖ Z 12 21 9 18,75 9 6 7,50 5 2 4,50 35 17 30,75 232,428 69 112 400 2547 85596

113 14016 ZEYNE PBAYSALLAR 12 17 3 16,25 12 3 11,25 0 1 -0,25 29 7 27,25 222,183 70 113 407 2679 89309

114 13087 İBRAHİM AKAN -MA 23 12 20,00 7 9 4,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 33 27 26,25 218,625 2 114 408 2709 90467

115 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 17 14 13,50 12 6 10,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 32 27 25,25 216,460 1 115 409 2718 91111

116 13158 EVRAN -M 18 14 14,50 11 4 10,00 1 2 0,50 30 20 25,00 215,615 22 116 410 2725 91367

117 0 SUDE KAYA 12 20 17 15,75 9 10 6,50 2 1 1,75 1 2 0,50 32 30 24,50 213,963 71 117 411 2741 91875

118 0 ZEYNEP ŞİMŞEK 12 15 11 12,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 30 26 23,50 211,488 72 118 413 2757 92563

119 13136 SILA GEZEK -M 17 18 12,50 10 7 8,25 3 3 2,25 1 2 0,50 31 30 23,50 211,365 23 119 414 2759 92595

120 13097 DAMLA -M 17 15 13,25 11 6 9,50 1 3 0,25 1 2 0,50 30 26 23,50 211,268 24 120 415 2761 92622

121 14024 AÇELYA IŞILAK 12 8 5 6,75 6 1 5,75 10 1 9,75 24 7 22,25 208,318 73 121 416 2783 93418

122 13039 BERK KARA -M 12 8 10,00 8 5 6,75 6 2 5,50 26 15 22,25 207,895 25 122 418 2788 93519

123 13036 ANDAN -M 16 18 11,50 11 5 9,75 27 23 21,25 204,680 26 123 419 2812 94383

124 13107 EFE BARBUNYA -M 15 10 12,50 7 3 6,25 2 4 1,00 24 17 19,75 200,020 27 124 422 2836 95484

125 12365 SALİH TETİK 12 14 20 9,00 10 8 8,00 1 1 0,75 25 29 17,75 194,435 74 125 424 2865 96736

126 13139 KADER AAĞLIYAN -M 12 20 7,00 1 2 0,50 6 3 5,25 19 25 12,75 179,595 28 126 426 2915 99463

127 12099 ELİFNUR ŞIK 12B 14 21 8,75 6 9 3,75 20 30 12,50 178,613 3 127 427 2922 99618

128 14061 ASLI PALA 12 4 1 3,75 6 0 6,00 1 1 0,75 11 2 10,50 173,253 75 128 428 2943 100404

129 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 6 0 6,00 6 0 6,00 160,120 76 129 433 2988 102227

130 0 SAİ *   1 3 0,25 1 3 0,25

131 14074 CEREN ŞEKAR 12 0 0 0,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI131 439 3114 109233

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,0 9,2 22,74 12,2 4,0 11,24 13,5 3,6 12,65 6,8 2,5 6,21 57,6 19,2 52,84 293,880

Okul Ortalaması 27,0 8,4 24,91 13,4 4,0 12,43 9,4 3,2 8,65 3,6 1,6 3,22 53,5 17,1 49,21 285,310

KATILIMLAR
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BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

338,858 32,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  12288
BETÜL DEMİRCİ 120 70 15 35 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 191 835 35599 % 32,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACD adCBCBAbCCEBdbCBDAEaeEaBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADbB C EACbD eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEcD CC  ED  aB C  B         CCA    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A CCaEADC   D   D A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

0,000 96,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  0
SAİ * 120 1 3 116 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 435 3038 105380 % 96,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız cbe D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 3 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

204,680 86,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13036
ANDAN 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 123 419 2812 94383 % 86,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBbCEb ec bD ebBdeCabCcB dDe DBE DacBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız AC BDCac Eda e EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

422,073 7,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 98 16 6 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 57 167 8654 % 7,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCAAcCcEdCdABCDCCEBCCDAEDBEBDEDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaeaAECCBcDaeECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEcDDAaADECDDDCeBBCCBCBCEBCBCCC   ADBDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCADEACCDCAeC B d DE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

207,895 85,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13039
BERK KARA 120 26 15 79 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 122 418 2788 93519 % 85,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCEDaAAdCe aeBeBCb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız cCEBDCeaAECa e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız caAD           CBB C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

235,058 77,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 110 398 2517 84508 % 77,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbAcDCc bCc   CB dADCCEcCCbBDeEaebcBCEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBEabcACCcabAE EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız  AcE    Cc E     e        c     a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

256,198 68,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13143
BEYZA YILDIRIM 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 90 362 2195 74702 % 68,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCbcDCE A c a bdCBc CCEBCCC DAE DEbBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcCbbACCbdcAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D B  e   DD     B    c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

270,550 61,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA ÖZDEN 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 339 1956 67373 % 61,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBbCEDdbAECecceBcBCDCCEBCCDAEDBEBDdDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbaAECC cDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız                  B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

296,813 49,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13063
CEM SÖZEN 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 277 1479 53877 % 49,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCaEDCbcECcbdCBABCDCCEeCCDAEDBEaDEcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDabEAECC eDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADDc AD CcaD  cBCd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

297,763 48,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 55 9 56 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 274 1467 53402 % 48,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACc acCcCBADCCE CCC DAEaDb BCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB Ce  CC   AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADA C  E   aBB   B       B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

211,268 84,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13097
DAMLA 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 120 415 2761 92622 % 84,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBC dbbc   c   eABCbC EBCeDAEDcEdDccaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDabcA Ca e EAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız Bd     d              c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  eb          D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

239,588 75,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13164
EDİZ BAŞARAN 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 107 392 2450 82682 % 75,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız Ba   CEAACa E aBaBcDCCEBbCCBDAE eE eCdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız C DEBEaacAeCcBbAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

200,020 87,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13107
EFE BARBUNYA 120 24 17 79 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 124 422 2836 95484 % 87,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBbbEDb AbCa  CB BC           aEacbDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaacAE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız ca              acC   B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

344,748 30,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 71 10 39 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 19 178 771 33341 % 30,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDad A DEE CBeBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB C EAeCDB AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DeBaADA CeD  a  BdCC BCCB a CB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  D C E  C       D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

277,878 58,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13012
ELA KARA 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 71 322 1818 63435 % 58,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCAbDbEeA ccEcCBCBADCCEdCCCBDAEBeEcBCdDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB a EACa ceAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   Bc            B    B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A CC E  C        E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

365,305 23,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 79 15 26 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 143 561 25950 % 23,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACc EaCBCBADCCEBCbCBDAEBDEcBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaab AaCD eAEEdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DAcaADACCaa D  CBBCC BCCBEB  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız ADCC a DCA   C BDEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

215,615 83,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13158
EVRAN 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 116 410 2725 91367 % 83,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız A eaddb  c CD   ecBCDCCEeCaDAdDBE DEeB*b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız  CbBDC  AECC e dAEdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  a        e    C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

408,003 11,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 93 15 12 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 80 241 12459 % 11,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCdAECabaCdABCDCCEBbCDAEDBEBDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaecAECC ADEAdCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDACADECDcDCCBBCCBCBCEBCBC C  BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCADEbaCDaA C BAA DE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

277,555 58,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 48 7 65 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 324 1828 63632 % 58,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCE AC  cBCBCBADCCEBCCCBDAEaDEbBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB C  AaCD  AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   ea                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         C           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

296,488 49,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13008
İREM EYİ 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 58 279 1492 54034 % 49,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACcEEdCdCBADCCEebbCBDAEBDEDBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDEBcabEACCDeeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız  ABaeD dC  E    BBCC B     b e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

179,595 91,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13139
KADER AAĞLIYAN 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 126 426 2915 99463 % 91,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız ebdaeaEAACc ceaBCBcba     bcD  BaEcdCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız       ae A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DbBEAD dCb                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

265,088 64,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
NESİBE UÇAR 120 44 10 66 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 83 346 2043 70170 % 64,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız  DeC  DCcAaCD caBABbDCCE          DEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCeEbECC   EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız cE DDA  D CD D   BC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

304,855 45,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 61 24 35 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 46 258 1329 50086 % 45,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCAcaCcbBaBABCDCCEeCCDbEDcEBDEcBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaecAECaBeDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEA acaADECa        d       b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  C cEdCCDCc   B A D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

255,195 68,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECE  ŞEN 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 93 367 2219 75249 % 68,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBaC Db  ECcd CBeBCDCaEBCCDAEDBEBDccBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız cCEBDCCaA Ca AcdAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  c     A E       B  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  d     b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

300,978 47,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13092
SENA KIŞLALI 120 58 17 45 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 265 1402 51887 % 47,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız bbBaCEDC  ECc cCBABCDCCEdCCDAEDBEBDccBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDadEAECC ecdAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADDA ADECaDDCbBBC B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

211,365 84,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13136
SILA GEZEK 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 119 414 2759 92595 % 84,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCebb b  Cc dc BdcecCCEeCaCBDAEBDEcBdbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CecEBca a CCD eAEbEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız Dd a           aBB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  a      C         b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

298,213 48,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17016
SUDENUR HAN 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 271 1458 53177 % 48,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbeDDCE ACD EeCadeAbCCEeCbCBDAEcDEcBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB aeEAeCcdeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADA CbDEb   BB C B  B B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız        DCc      e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

391,205 16,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13133
YAĞMUR KAPLAN 120 87 13 20 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 103 342 17504 % 16,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBC EDCbAECD BCBABCDCCEeCCDAEDBEBDEcBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC EAECC ecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDA Ac CbaDC   CCB  C  CB CC C ADdD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız aCADEACCDCA Cee ACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

250,380 71,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 44 29 47 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 97 371 2302 77662 % 71,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCaEDCAcaCDb ad BCDCCEdbCDAaDcbaDEcBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız AdEBDCbbbcCeebcEAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  aA e        D  BB Cd      BC      D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız     Ec e        A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

296,513 49,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13089
ZEHRANUR BOZKURT 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 57 278 1491 54023 % 49,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCaEDC AbCDbdCBeeCDCCEeCCDbEDBEaDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaCEecCC A EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDA ADECb bC  Bd B      eC       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

218,625 82,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13087
İBRAHİM AKAN 120 33 27 60 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 114 408 2709 90467 % 82,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADaCd caD b  dCBcDCCEaCaCBDAE DEcBCbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız be dB abE aCD cAEdEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D B                  B      d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  c d    d      ee   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

302,473 46,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 49 264 1375 51190 % 46,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCcDC AEbD  CBcBCDCCEBCCDAEDBEcDaDBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaaaAcCC bDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BbA D   bECc  a cB  B         e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CC bE  CDCA e BeA ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

208,318 85,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14024
AÇELYA IŞILAK 120 24 7 89 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 121 416 2783 93418 % 85,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eC b C A dD   C CaAb C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız         cA     AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABE DA  D E    B    B     b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

260,208 66,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12227
AHMET GÜRLER 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 85 351 2121 72753 % 66,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBC ED  A CD   BcBCDCCEBCCDAEDBE DccBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC  A CC ecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  b Dc    a     C      e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

276,290 58,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14017
ALEYNA ERGÜN 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 77 330 1857 64295 % 58,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız  CADDCd cCa   CdCaADCCEdeCCBDAEaDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB C EACCD eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D               B    c  d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız ADC     e       D ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

326,505 37,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ALEYNA YAVUZ 120 65 11 44 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 34 216 1011 40578 % 37,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCbAECc dCBeBCbCCEBCaDAaDBEBDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC aAECC eDE ECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız B ADDA  DECe     BC B      B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız     E  CD A  D  A D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

272,480 60,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14072
ALYA ERTUĞRUL 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 79 336 1916 66324 % 60,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADaCE  Cc d CBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDaBaCedACCc eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   Bd       d    a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  aCb E  d       DEd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

243,718 74,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12294
ARDA GÜL 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 104 384 2402 80831 % 74,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCcDC  b c eCB BCbCbE*CCDAdD E DccBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaC AECC  cEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız   b   C             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

173,253 91,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14061
ASLI PALA 120 11 2 107 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 128 428 2943 100404 % 91,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız A B  E C   a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız                Ab   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

385,723 17,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14001
ATAKAN COŞKUN 120 86 16 18 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 112 376 19190 % 17,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCbAECDbdeBABCDCCEBCaDAEDBEBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDae AcCCBADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDAC DdCD   CaBCCBCd  BCBC C   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCA EAaC CAdCbecACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

354,708 27,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14018
AYÇANUR KALP 120 76 17 27 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 17 165 657 29607 % 27,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADDCEAACDEbBCBbBAbCCEeCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaCCEACCcBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DAaE D CCb E  baBBCCaBb    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız ADCCaEA CA    AeaEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

296,098 49,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14035
AYSİMA YOLCU 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 60 281 1496 54213 % 49,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBC EDCAAECDE CBcBCDCCEBCCDAEDBEaDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC E ECa AcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız ca De    ECe    aB  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  dc  d          d D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

299,475 48,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14079
BEGUM ULU 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 52 268 1437 52587 % 48,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCaEDC AECDEeaBAeCDCCEBCCDAEDcEBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız  CEBDa adECa ecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADc C  ECc    BBCCBC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

251,240 70,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
BERİL 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 96 370 2293 77218 % 70,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız  aADDCEccbc EdCdCBAbCCEeCCCBDAEcDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CAcEB CaEAeCce AEadC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız                      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  c e    C         A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

406,193 11,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 92 12 16 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 83 251 12974 % 11,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız aCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcCeEACCDeAAEEdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADACCDD a  CBBCCCBC BEBb B  CAc    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız AcCCaEADCA   d BDEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

319,995 39,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12255
BİRCE YILDIRIM 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 38 230 1098 43345 % 39,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBbCEDCAAdCD dCBcBCDCCEBCaDAEDBEaDEceCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbaAECaBADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEAD   A  C   aCBB CB  d   Be           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCA E  C        A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

268,133 62,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14049
BURAK YURGA 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 81 341 1992 68633 % 62,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAcCcEEdCaCecDCCEeCCbBDAEBDEDBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız C DEBcCCbACa  cAEdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D ca  A CD a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız Ab      e         d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

323,738 38,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 65 14 41 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 35 220 1043 41773 % 38,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEdACcEbaCBeBADCCEBCaCBDAEBDEDeCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDEBcC EACCcBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DAeEAD  Cb      BBCCCBCCB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız        De         A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

0,000 96,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14074
CEREN ŞEKAR 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 130 435 3038 105380 % 96,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 3 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

330,663 35,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 65 4 51 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 29 208 943 38853 % 35,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCAAECD cCBABCDCCEBCCDAED EBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaa AECC AcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADD     CD    B C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız C      C        A  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

411,965 10,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12032
CEYLİN ERD OĞAN 120 93 9 18 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 70 214 11358 % 10,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACD EdCBCBcDCCEBCCCBDAaBDEDBCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECaEACCDBcAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABaADACCDD DCDCBBCdCBCCBEBCCBe CAB   AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız    C E DCA      DEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

240,235 75,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12183
DAMLA İZGÜ ÖZKAN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 106 391 2441 82399 % 75,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADDCEb CD a CdCBAb bEBCCdBDAE DdDeCEaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız ecDcBaCabACCDe AEEdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız Dc a    CcD                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız                   c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

327,263 36,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14009
DENİZ ŞENKAL 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 33 215 994 40271 % 36,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCbDDCEAACDEbaCBeBADCbEebCCBDAEBDEcBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECCEACCDBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DbBaAD  C        BC  B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız    C EA dA     BaaAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

407,925 11,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12307
DİLA YÜKSEL 120 92 10 18 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 81 242 12474 % 11,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCAAECDEBCBeBCDCCEBCCDAEDBEBDEcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaC AECacAcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız cEADDAC DECDDbC B CCBCBC BCBCaC C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CC  E  CDCA CbB ACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

380,050 19,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 121 422 21050 % 19,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCEDCAAECccdCBAaCDCCEeCCDAEDdEBDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC aAECacA EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADD CbDECDDDaCaBCCBCBd BCBCCC  BA  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCADEAa DaA C e A ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

309,913 43,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  1601
DOĞA GÜNDOĞARKEN 120 59 8 53 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 44 247 1255 47833 % 43,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADeCCEDdcAECDEeCBeBCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCC A Ca eDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  EADc  A  C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız        CD A     A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

317,428 40,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
DOĞA SOYLU 120 62 10 48 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 40 238 1147 44470 % 40,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAAdDbE CBCB DCCEBCCCBDAEBDEDBCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaabEACCDBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D BE D   e     aB    B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  bC   ADC  C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

232,428 78,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12042
ELİF AKSÖ Z 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 112 400 2547 85596 % 78,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız eDBbC  C cECa  aB BCDC EdCdDAdDBE Dd  CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız AbdBDd cAc   c EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BE D      C         B       ab          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

281,233 56,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14077
ELİF ARİÇ 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 68 316 1771 61683 % 56,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADD EAACcdEBCBCBeDCbEBCCCBDAEaDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CccEB aaE CCDdeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D  a cA         BB           d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         C           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

284,985 54,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14038
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 65 306 1695 59722 % 54,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCcaCedEdabcCB BCDCCE C DAEDBEBDcaBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBbCacAcadBADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız B AD   A bb DaC B  C CeCEeCc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız C    b d C     AAa  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

276,395 58,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 76 329 1854 64236 % 58,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEbACDbb CdCBADCCEeCaCBDAEBDEcBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcaCEACaD eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   cE            B    B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

234,360 77,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12259
EMİRHAN GEDİK 120 38 27 55 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 111 399 2523 84812 % 77,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCebDbc dCe EaCdbeAbaCEdbCCBcAEaDEbBCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDEB a EACCccbAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   B   d    E b  BB   Bb     b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

316,238 41,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12192
EMRE AKÇASAYAR 120 69 42 9 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 41 240 1167 44976 % 41,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCAbDaEccacbEcCeCdeDCCEBCCCBDAEBDEbaebDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBbCbEACCDcAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 12 1 14,00 % 47

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D BaAcAbCeDEbdaCBB*CdBCCdEabCB   dcc bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız AbCdCEAD  B eCdaeEbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 2 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

415,155 9,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12223
ESMA NAZ KURT 120 95 13 12 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 65 199 10473 % 9,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEdACDEEdCBCBADCCEBCCCBDAEaDEDBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBEabEACCDBAAEcEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADACCaDEbC CBBCCCBC  E CCcaCCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız bDCCCEADCA aDCABDEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

329,050 36,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 30 210 963 39538 % 36,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCd ECab CBABCbCCEBCCDAEDBEaDdDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDabaAECa eDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDAC DEee  CCBBeCBbB EBCBC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

282,230 55,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12220
EYÜPCAN KARATAŞ 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 67 314 1754 61161 % 55,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCAaDCE cCD bdCBCBeDCCEBCCCBDAEBDEcBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBdCaEbaCDBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 12 11 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABa D b   d d  BB Caebddcc d  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız c Cdb   e         b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 1 3 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

266,118 63,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12303
FATMA    ÖZ 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 82 344 2030 69656 % 63,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEcACe EcCBC ADdCEBCCCBDAdBDEceCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcaaEACCDBeAE EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız Ddcd a  a       BB   d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

406,133 11,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 91 8 21 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 84 252 12993 % 11,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEAACDEEdCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB a EACCDBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADACCaDEbC CBBCCbcCCBEBC B  C     A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız ADCa E  C    C  DEAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

276,548 58,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14067
FATMANUR KARAÇAY 120 48 9 63 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 75 327 1846 64155 % 58,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADD E  Cc   CBCBADCCEBebCBDAEaDEDBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB d EAaCcBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D  E    C       B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         e           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

307,288 44,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14015
FERZAN YILDIZ 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 45 253 1297 48991 % 44,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCADDCE ACD EdCBaB DCCEedbCBDAE DEDeCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaC  ACCDBbAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D BE DA C  E     BC  B       B   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A    Ed C       e A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

258,555 67,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12356
FURKAN ZENGİN 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 87 354 2146 73565 % 67,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCdDC   Ca   BABCDCCEeC DAEDBE DEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACcBDa  AcCaBecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  aA  A                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız   e E             a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

373,048 21,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
HABİL 120 81 13 26 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 130 476 23349 % 21,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDdEAcCD EdCBeeADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBEa EAeCcBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D Ba DACCDbE C  BBaCCBCCB B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız ADCCCEADeAa DC  D A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

318,755 40,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14032
HALİL CAN KUTLU 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 39 233 1115 43893 % 40,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCcDd AECDEdCBAaCDCCEeCaDeEDBEaDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız cCEBDaacAECCBeDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADcACAD C    CBBCacC C  C C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  C     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

397,248 14,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12001
HASAN ÇALIŞKAN 120 89 13 18 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 96 308 15615 % 14,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDdAAECcE CBcBCbCCEBCCDAEDBEaDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCCcAECCBAcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADDA ADECb DC BBCaBCBaEBCB CC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCAbEACCD A C d ACDE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

361,645 24,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14021
İKRA TURHAN 120 78 16 26 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 16 150 591 27156 % 24,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADDCEAACDEEBCBeBADCCEeCaCBDAEBDEDaCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECbEAaCDBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D BE  ACCccE  D BBCC BCC     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A CeaEADeA  De dDEAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

255,610 68,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 91 364 2209 75026 % 68,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız dbaaaEDCcc CD dCBcBCDCeEdCbDAbDcEcDEcBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDa  AECCBAcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  cAD A   a       B  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız     Ed          A D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

334,983 33,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  84714
İLYAS A*IYAMAN 120 69 16 35 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 27 200 886 37113 % 33,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADeCCEDadcECacBCBABCDeCEBCCDbEDBEBDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC bAECC eDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BE DD          CaBaCBCBb B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCA EACC* c C   A DE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

258,300 67,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İR M PRO KIKBEŞ 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 88 355 2154 73695 % 67,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız   BCCEDCcAEC   aB BCDCCEBCCeAEccEaDdcB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDa  AcCC ADbAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  cA    A  C    C d         c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

341,895 31,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12336
KAAN ŞENGÜL 120 71 14 35 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 21 183 811 34466 % 31,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCEDCcAECa dCBABCDCCEeCCDAEDBEBDEDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCaaAECaeADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDAeADEC DDe BB  B B  B B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız dCAD d C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

328,588 36,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14073
KABİL 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 31 211 973 39725 % 36,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDaEdACDbEdCBCBADCCEdCCdBDAEBDEDBCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECCEACCDBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D Ba aA eb                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız bcCaaEAcCA C CA DEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

277,863 58,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12405
KAYRA TADİC 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 72 323 1819 63446 % 58,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbeDDaE  CD EcCB cAbCCEeCCCBDAEBDEcBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDEBcCbEAaCcdeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABaA  eC    a bBB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız AD Cdb  e   D A e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

298,098 48,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12278
LEYLA NAZ 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 54 272 1460 53235 % 48,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDC AbCD aCBABCDCCcdCeDAE aEaDEDeCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCeaA CaBeDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BE Dc bA EC    CBB  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız C A cA e        A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

339,845 32,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12112
MEHMET FATİH ŞAHİN 120 71 18 31 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 23 189 827 35204 % 32,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız bDBCCEcCdAaCD   BcBbDCCEBCaDAEDBEaDEDeeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaeEAECa ceEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BcADDA  DECeDeCCBB CBCBCEBCBC C      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCA E C             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

255,218 68,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
MELİKE AKKAŞERLER 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 92 366 2218 75236 % 68,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCbcCAcaCD cadABCDCCE C DAEDBEaDEcBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız cC BDaaabECC ADEAEed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BacDDA  DbC b   BB     d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız b  b              e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

341,078 31,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12253
MERTCAN EVCİMEN 120 72 20 28 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 22 185 815 34767 % 31,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız dDBbCEDCccECDbaeBcBCDCCEBCCDAEDBEaDEceCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDdeEAECaBAcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız cEADDACADEab b CBBCCBCB EB BC C   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  C bEA            D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

238,345 76,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 108 395 2466 83203 % 76,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCA DCd  Ca acCBaBeDCCEdCadcDAE DEDBCEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB aa ACCe eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız    d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         C           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

299,895 47,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 51 267 1424 52390 % 47,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız dDBCecDCdbaCDbdaBABCDCCEBCaDAEDBEBDEcdCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaecAECCBAcEbECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADac    Ca     BCCa aa            a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CdAbEACC  b     A DE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

245,973 72,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 100 376 2375 79717 % 72,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız dbBbCED  A  c  baABCDCCEdCCDAEDBE DE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDa aAcCaBec AdCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız B  D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız   AcEA C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

302,818 46,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
NAZ DURAN 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 48 263 1370 51030 % 46,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADD EcAda EcCdeBADCCEBCCCBDAEBDEDBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB CCEACCD eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DceEADA C b D b  B   Be                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         e         A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

382,438 18,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12036
NAZLI ER 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 120 404 20277 % 18,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCAAaCDEcCBcBCbCCEeCaDAEDBEBDdcBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbaAECa ADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 0 11 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDA ADECDDD CBBCCBCB EBCBC C   A  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CebcE  eDCA bD  ACD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

247,625 72,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12275
ÖMER GÜLEÇ 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 98 373 2349 78985 % 72,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCdDDCE cdc deCBaBcDCCEBdbCcDAEcDEcBebDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcDEBca cACCcBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız  ABa D  ee      B C  B       B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

346,933 29,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14070
R NİSA ÇAKMAK 120 71 7 42 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 18 171 736 32463 % 29,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCaDCAAECD aC ABCDCCEBCbDAED EBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC  AECCBeDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADDACbDEC b   BBCCB BC  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız     E           AC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

194,435 88,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12365
SALİH TETİK 120 25 29 66 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 125 424 2865 96736 % 88,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADaaE cac   CaCBeD Caeba cDAEdDdceddDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcaeab abe AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız                      B            a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 5 25

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

303,098 46,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
SARP YETME Z 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 47 262 1361 50905 % 46,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCEDa AECD  CBAaCDCdEdCCDAEDBEBDaDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbdAECCBcDEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEA D  b    a    B                 D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız Cd D A C     e    D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

246,540 72,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ŞEVVALSUKARAPİR 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 99 375 2368 79470 % 72,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız bbdCCEDC b Ca dedABCbCCE bCDAEDBEaDEDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDa *A CC eDEA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  c         D     B  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız C   d          eA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

291,455 51,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 63 294 1584 56540 % 51,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEcACcbbcCBCBADCCEBCbCBDAEaDEDBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcC cACCDBcAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız Dce Ac  C      a ceC  C      a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız AaCeCEc d     bce   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

251,733 70,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12347
SILA AKAR 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 95 369 2283 76955 % 70,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCebD E ACe a CBeaADCCEBeCCBDAEa EcBCEaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CA EB a EAeCc  AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız De a  b a   D   BB C B       d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

254,613 69,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14063
SUDE KASER 120 42 15 63 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 94 368 2234 75532 % 69,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCddDa cECD   dABCbCCEBCbDeEDBEBDcDeCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız  CEBDa  AECCcADEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  d               B  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız     d               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

213,963 84,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
SUDE KAYA 120 32 30 58 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 117 411 2741 91875 % 84,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbAbDaEA ac a CBCcADCCEebdbcDAEaeEbBCbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CcbEBcabEeaC ebAEdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   e        E  D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  a         b      A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

259,830 66,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 86 352 2127 72950 % 66,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBbCEDCcAdC  daceBCDdCEBCbDAEDBEBDEcBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaaEAECC eD AECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız  ae c  A         B  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız be  E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

258,268 67,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12401
SUDENAZ YOLCU 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 89 356 2156 73711 % 67,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCAaDdE cdc E CBaBbDCCEebCCBDAEBDEDBCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEB C cACCD bAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DA bba   a   b  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

284,765 54,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  34
TUNA ÖZENÇ 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 66 307 1700 59848 % 54,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız dDBCbEDC A CD  eBcBbDCCEBCCDAEDBEBDaDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız dCaBDCa AECCaAeEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BE Dac bD C     B   B    B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

160,120 93,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12160
TUNAHAN YAVAŞ 120 6 0 114 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 129 433 2988 102227 % 93,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEAD                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 3 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

279,473 57,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 69 319 1796 62589 % 57,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCaEDCdcECcbdCBABCDCCEBbbDAEDcEaDEcBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbEAECCce EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız ca Dc    E ec a BBdC  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız        C  e a  AA eE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

277,150 58,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
YAĞMUR ŞEKAR 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 74 325 1834 63855 % 58,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbBCCcDCAAaCD aCBAaCbCCEBCaDAEDBEBDEbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDC E ECa   E E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız Ba DD     C   a  BC B  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

245,100 73,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12350
YUDUM DAŞ 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 101 379 2383 80149 % 73,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız eDBCb    AECc   BeBCbCCE CCDA DcEBD cBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBca  AcCd  cEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEe ab    C        CB      B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

222,183 81,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14016
ZEYNE PBAYSALLAR 120 29 7 84 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 113 407 2679 89309 % 81,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız AbaCCEDC AaCD      CD             DEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız eCEBDCa   CC e EAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız c                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

235,888 77,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12135
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 109 396 2505 84179 % 77,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız eDBCCdDCccECDccdceBCbdCEdbaDA         Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEdDCaae      EAaCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız dceDeACc  C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCbcEAeeDeA  DB AC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

211,488 84,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEK 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 118 413 2757 92563 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 77 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BaAaD d cCe d adCBADadEBCa BDAE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CeDEBaaacA     AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız c a             dd   B  a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız bcCeCdc C          C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

PROBLEMLER 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

260,865 66,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12340
ALİRIZA TİLKAT 120 43 10 67 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 84 349 2110 72421 % 66,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEeC   C   dBcBCbCCEBCCDAEDcEBDEcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCa A CC ecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız c  D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

343,215 31,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 181 797 33943 % 31,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCADDaEcACD c CdCBeDCCEeCCCBDAEaDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaC EACCDBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABacD  CDDED  CBBed BC d    B  CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  D C  ADCe  ba  DE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

292,335 51,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12031
AYŞEGÜL UZUN 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 62 291 1569 56062 % 51,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEbCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEaDEbeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDabaAECCeAcEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 13 14 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 13 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BacDceabccCb   ddd  e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız   A    e     D  A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

310,895 43,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
CEREN YILMAZ 120 60 10 50 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 246 1242 47362 % 43,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDCdA CDEcCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaeEAECCBecEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız caADDe A  C     BB                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

320,130 39,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14010
DAMLA DİRLİKLİ 120 64 15 41 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 229 1095 43274 % 39,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDaEbACDbccCBeBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECbbACCcceAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız        CC  E               C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız AcCC EdDCc    AdDEAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

331,355 35,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12329
ENES AKBULUT 120 68 16 36 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 206 931 38577 % 35,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEbACa E aBaBADCCEBCCCBDAEBDEDeCEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CeDEBaC E CCe eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABEADACCcDE C  BBCCCB  B cC B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız   Ce Ed e       e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

275,993 59,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12066
HAKTAN ÇELİK 120 54 36 30 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 78 331 1863 64483 % 59,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBbbEbd AECc   d BCDCCEBdbDAEecE DEDead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACaBbd EdEeaeccdAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız cb aaACAbEaa   bBBCCBC C BC  b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız CCADEAC DeAaa   A aE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

382,805 18,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 85 16 19 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 119 401 20136 % 18,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDCEdACDdEaCBCBcDCCEBCaCBDAEBDEDBCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECbEAaCDBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız D BEcD CCbDE C eBBCCCd  Bd CCB  CABB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız eDCCCEA db  D   DEAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

279,285 57,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 70 320 1798 62683 % 57,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BC bDC cACc EebdCBeDCCEdCCCcDAEaDEDBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADaB a EACCc AAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DABbADA Cb     aBc  bB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

321,775 38,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14013
HÜLYA ELİF LİMANLI 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 225 1074 42549 % 38,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADDbEcACDbEcCBeBcDCCEBCdCBDAEBDEDBCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBbCbEACCcBAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DecEcD  C D      B  CB      CB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız    d d DCA  a   DEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

293,480 50,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 54 10 56 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 61 289 1550 55519 % 50,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCADD EAe DbEdCBCBADCCE CCCBDAEBDED CEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBEaC ACCD eAEE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız  ABbADA Ca           B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız         e       a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

315,798 41,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12276
KEVSER TEFÇİ 120 61 9 50 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 241 1176 45154 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADB  EDC cECD dCBcBCDCCEBCbDAEDBE DEcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCa AECa ADdAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BEADDA    CD    BB C          C   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  d     CD       A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

296,378 49,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12181
SEDEN KUTLU 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 280 1494 54091 % 49,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBCCEDC  ECD  CBcBCDCCEBCCDAEDBEBDcbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDaCEAcCC eDEAECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız caADD     CDc a  B      d   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  b     e        A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Hareket Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

334,998 33,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 199 885 37106 % 33,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız  CADDCEAACa EcCBCBcDCCEBCCCBDAEBDEDaeEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaC EAeCDBeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DcBEADA CD EbCe BBCC aeCB  C B   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız A    E  e           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

178,613 91,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12099
ELİFNUR ŞIK 120 20 30 70 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 127 427 2922 99618 % 91,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADdb baaccECD dCBdabbaCE dCDb  cEaDdeBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız  d dbabddE  e eEAECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 5 25

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

288,138 53,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  710
YAĞMUR YÖNEYER 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 64 301 1645 58175 % 53,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız eCADDCE baD    BCBAbCCEeCbCBDAEBDEDBCEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaCCceCCceAAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DccbADA C DE    BBe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız   Cd    d         A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

242,655 74,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12C  -  12419
ÖMER MERHAN 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 105 385 2412 81311 % 74,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCeDDCE  Ca E bBbceDCCEdCCbcDAEBDEbaCbDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBECecdeac eAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız b Ba  A d DE      aadB  c   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız  b e    d     d c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

244,840 73,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12286
ENES AK YL 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 102 381 2386 80272 % 73,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADBaCEcCAbECDddadABbDC Ea aDeEDBEBD DBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBcaacAaC  ecdbECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız     c CA  e  D C  CCBb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 0 1 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

338,073 32,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 71 19 30 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 195 846 35914 % 32,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız ADeCCEDCbAECcEdCBcBCDCCEBCaDAEDBEBDEcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDCbaAECCeecEAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız BaADDA ADECD  CCBBCCBC CdBCaC       d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  d  a  C        A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Hareket Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

328,198 36,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 66 12 42 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 32 214 981 39893 % 36,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BCADeCEecCDbEcCBCBADCCEeCCCBDAEBDEcBCEDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBaC EACCc  AEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız DAcEADACCb Eb   BBCC B CB  C B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

PROBLEMLER 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

244,508 73,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12G  -  14025
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 103 383 2390 80454 % 73,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BCADDCEAACDEEBCBCBADCCEBCCCBDAEBDEDBCEDE

Cevaplarınız BbADDddcAbcEaaCBeeADCCEeCbCBDAEaDEceCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEBECCEACCDBAAEEECCDACE

Cevaplarınız CADEBcCCEACeDdeAEEEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DABEADACCDDEDCDCBBCCCBCCBEBCCBDCCABBDEAD

Cevaplarınız   eacD  e D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADCCCEADCABCDCABDEAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

216,460 83,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12İ  -  14060
MUKADDES KILINÇ 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 115 409 2718 91111 % 83,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 131 439 3114 109233

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCCEDCAAECDEBCBABCDCCEBCCDAEDBEBDEDBCE

Cevaplarınız bDBbCdDCcbEbD cCdcBbDCCE  aDAEb Ede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ACEBDCCEAECCBADEAECECECAD

Cevaplarınız ACEBDab A CCaecEAECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEADDACADECDDDCCBBCCBCBCEBCBCCCDCBADBDEA

Cevaplarınız   cDc                     C   C   c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCADEACCDCABCDBAACDE

Cevaplarınız  b     e        ba  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

PROBLEMLER 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme A

101

%78,29

6

%4,65
 

7

%5,43

10

%7,75

5

%3,88
 

Doğru (%78,29)

Yanlış (%17,83)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam D

4

%3,10

25

%19,38

2

%1,55

92

%71,32
 

6

%4,65
 

Doğru (%71,32)

Yanlış (%24,03)

Boş (%4,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam B

3

%2,33

106

%82,17

1

%0,78

2

%1,55

14

%10,85

3

%2,33
 

Doğru (%82,17)

Yanlış (%15,50)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

8

%6,20

23

%17,83

96

%74,42
  

2

%1,55
 

Doğru (%74,42)

Yanlış (%24,03)

Boş (%1,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Söz Öbeklerinde Anlam C

15

%11,63

7

%5,43

85

%65,89

5

%3,88

1

%0,78

16

%12,40
 

Doğru (%65,89)

Yanlış (%21,71)

Boş (%12,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

1

%0,78

3

%2,33

8

%6,20

12

%9,30

98

%75,97

7

%5,43
 

Doğru (%75,97)

Yanlış (%18,60)

Boş (%5,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Karşılaştırma D

5

%3,88

6

%4,65

3

%2,33

107

%82,95

3

%2,33

5

%3,88
 

Doğru (%82,95)

Yanlış (%13,18)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler C

10

%7,75

5

%3,88

94

%72,87

10

%7,75
 

10

%7,75
 

Doğru (%72,87)

Yanlış (%19,38)

Boş (%7,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Karma Dil Bilgisi A

36

%27,91

10

%7,75

20

%15,50

11

%8,53

4

%3,10

48

%37,21
 

Doğru (%27,91)

Yanlış (%34,88)

Boş (%37,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Cümlenin Ögeleri - Karma A

74

%57,36

6

%4,65

27

%20,93

2

%1,55

1

%0,78

19

%14,73
 

Doğru (%57,36)

Yanlış (%27,91)

Boş (%14,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Ses Bilgisi - Karma E

17

%13,18

11

%8,53

5

%3,88

7

%5,43

70

%54,26

19

%14,73
 

Doğru (%54,26)

Yanlış (%31,01)

Boş (%14,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Virgül C

5

%3,88

6

%4,65

110

%85,27

1

%0,78
 

7

%5,43
 

Doğru (%85,27)

Yanlış (%9,30)

Boş (%5,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma D

16

%12,40
 

37

%28,68

64

%49,61

6

%4,65

6

%4,65
 

Doğru (%49,61)

Yanlış (%45,74)

Boş (%4,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Karma Dil Bilgisi E  

20

%15,50

5

%3,88

4

%3,10

22

%17,05

78

%60,47
 

Doğru (%17,05)

Yanlış (%22,48)

Boş (%60,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 EKLER VE SÖZCÜK YAPISI B

12

%9,30

10

%7,75

23

%17,83

30

%23,26

8

%6,20

46

%35,66
 

Doğru (%7,75)

Yanlış (%56,59)

Boş (%35,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

16

%12,40

5

%3,88

75

%58,14

4

%3,10

16

%12,40

13

%10,08
 

Doğru (%58,14)

Yanlış (%31,78)

Boş (%10,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafın Yorumlanması B

4

%3,10

93

%72,09

3

%2,33

21

%16,28

3

%2,33

5

%3,88
 

Doğru (%72,09)

Yanlış (%24,03)

Boş (%3,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

69

%53,49

1

%0,78

27

%20,93

2

%1,55

18

%13,95

12

%9,30
 

Doğru (%53,49)

Yanlış (%37,21)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI B

8

%6,20

103

%79,84

4

%3,10

2

%1,55

8

%6,20

4

%3,10
 

Doğru (%79,84)

Yanlış (%17,05)

Boş (%3,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

9

%6,98

116

%89,92

1

%0,78
 

3

%2,33
 

Doğru (%89,92)

Yanlış (%7,75)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%0,78

24

%18,60

1

%0,78

99

%76,74
 

4

%3,10
 

Doğru (%76,74)

Yanlış (%20,16)

Boş (%3,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%3,10

1

%0,78

112

%86,82

3

%2,33

1

%0,78

8

%6,20
 

Doğru (%86,82)

Yanlış (%6,98)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

1

%0,78

8

%6,20

102

%79,07

4

%3,10

4

%3,10

10

%7,75
 

Doğru (%79,07)

Yanlış (%13,18)

Boş (%7,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,78
 

2

%1,55
 

119

%92,25

7

%5,43
 

Doğru (%92,25)

Yanlış (%2,33)

Boş (%5,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

2

%1,55

66

%51,16

1

%0,78

15

%11,63

28

%21,71

16

%12,40

1

%0,78

Doğru (%51,16)

Yanlış (%36,43)

Boş (%12,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

10

%7,75

102

%79,07

5

%3,88
 

12

%9,30
 

Doğru (%79,07)

Yanlış (%11,63)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafın Yorumlanması C

22

%17,05

17

%13,18

73

%56,59

4

%3,10

2

%1,55

11

%8,53
 

Doğru (%56,59)

Yanlış (%34,88)

Boş (%8,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D   

1

%0,78

120

%93,02

1

%0,78

7

%5,43
 

Doğru (%93,02)

Yanlış (%1,55)

Boş (%5,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

112

%86,82

4

%3,10
  

5

%3,88

8

%6,20
 

Doğru (%86,82)

Yanlış (%6,98)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%2,33

1

%0,78
 

4

%3,10

109

%84,50

12

%9,30
 

Doğru (%84,50)

Yanlış (%6,20)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%0,78

1

%0,78

1

%0,78

108

%83,72

6

%4,65

12

%9,30
 

Doğru (%83,72)

Yanlış (%6,98)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%1,55

95

%73,64

18

%13,95

1

%0,78
 

13

%10,08
 

Doğru (%73,64)

Yanlış (%16,28)

Boş (%10,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

3

%2,33
 

2

%1,55

116

%89,92

8

%6,20
 

Doğru (%89,92)

Yanlış (%3,88)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

33

%25,58

65

%50,39

5

%3,88

3

%2,33
 

23

%17,83
 

Doğru (%50,39)

Yanlış (%31,78)

Boş (%17,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam D

4

%3,10
 

1

%0,78

117

%90,70

1

%0,78

6

%4,65
 

Doğru (%90,70)

Yanlış (%4,65)

Boş (%4,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

5

%3,88

1

%0,78

24

%18,60

14

%10,85

76

%58,91

9

%6,98
 

Doğru (%58,91)

Yanlış (%34,11)

Boş (%6,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması D

2

%1,55

9

%6,98

41

%31,78

64

%49,61

2

%1,55

11

%8,53
 

Doğru (%49,61)

Yanlış (%41,86)

Boş (%8,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması B

5

%3,88

92

%71,32
 

2

%1,55

20

%15,50

10

%7,75
 

Doğru (%71,32)

Yanlış (%20,93)

Boş (%7,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

4

%3,10
 

102

%79,07

3

%2,33

11

%8,53

8

%6,20

1

%0,78

Doğru (%79,07)

Yanlış (%14,73)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

2

%1,55

46

%35,66
 

5

%3,88

69

%53,49

7

%5,43
 

Doğru (%53,49)

Yanlış (%41,09)

Boş (%5,43)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 TARİH VE ZAMAN A

101

%78,91
 

13

%10,16

1

%0,78

5

%3,91

8

%6,25
 

Doğru (%78,91)

Yanlış (%14,84)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Avrasya’da İlk Türk İzleri C  

2

%1,56

121

%94,53

2

%1,56

1

%0,78

2

%1,56
 

Doğru (%94,53)

Yanlış (%3,91)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Anadolu’da Moğol İstilası E

4

%3,13

2

%1,56

2

%1,56

2

%1,56

113

%88,28

5

%3,91
 

Doğru (%88,28)

Yanlış (%7,81)

Boş (%3,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) B  

124

%96,88
 

2

%1,56
 

2

%1,56
 

Doğru (%96,88)

Yanlış (%1,56)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI D  

4

%3,13

5

%3,91

115

%89,84
 

4

%3,13
 

Doğru (%89,84)

Yanlış (%7,03)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Bir Bilim Olarak Coğrafya C

58

%45,31
 

65

%50,78

4

%3,13
 

1

%0,78
 

Doğru (%50,78)

Yanlış (%48,44)

Boş (%0,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Atmosfer ve İklim C

24

%18,75

27

%21,09

16

%12,50

1

%0,78

18

%14,06

42

%32,81
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%54,69)

Boş (%32,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Harita Okuryazarlığı E

30

%23,44

4

%3,13

25

%19,53

3

%2,34

26

%20,31

39

%30,47

1

%0,78

Doğru (%20,31)

Yanlış (%49,22)

Boş (%30,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Doğal Ortamda İnsan Etkileri A

105

%82,03

5

%3,91
 

4

%3,13

4

%3,13

10

%7,81
 

Doğru (%82,03)

Yanlış (%10,16)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Nüfus Piramitleri E

3

%2,34

4

%3,13

20

%15,63

1

%0,78

82

%64,06

18

%14,06
 

Doğru (%64,06)

Yanlış (%21,88)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 FELSEFE İLE DÜŞÜNME C

6

%4,69

1

%0,78

110

%85,94

1

%0,78

2

%1,56

8

%6,25
 

Doğru (%85,94)

Yanlış (%7,81)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bilgi Felsefesi C

31

%24,22
 

76

%59,38

2

%1,56

9

%7,03

10

%7,81
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%32,81)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

3

%2,34

38

%29,69

8

%6,25

5

%3,91

13

%10,16

61

%47,66
 

Doğru (%29,69)

Yanlış (%22,66)

Boş (%47,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Siyaset Felsefesi A

34

%26,56

8

%6,25

11

%8,59
 

56

%43,75

19

%14,84
 

Doğru (%26,56)

Yanlış (%58,59)

Boş (%14,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D  

2

%1,56

43

%33,59

57

%44,53

5

%3,91

21

%16,41
 

Doğru (%44,53)

Yanlış (%39,06)

Boş (%16,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Din ve İslam E

2

%1,56

2

%1,56

1

%0,78

9

%7,03

106

%82,81

8

%6,25
 

Doğru (%82,81)

Yanlış (%10,94)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet A

119

%92,97

2

%1,56
  

1

%0,78

6

%4,69
 

Doğru (%92,97)

Yanlış (%2,34)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Hz. Muhammed ve Gençlik E

1

%0,78
  

2

%1,56

120

%93,75

5

%3,91
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%2,34)

Boş (%3,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Kur'an'da Bazı Kavramlar C  

1

%0,78

119

%92,97

1

%0,78

1

%0,78

6

%4,69
 

Doğru (%92,97)

Yanlış (%2,34)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar E  

2

%1,56
 

8

%6,25

111

%86,72

7

%5,47
 

Doğru (%86,72)

Yanlış (%7,81)

Boş (%5,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Felsefi Metin Analizi C      

128

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Varlık Felsefesi E      

128

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Ahlak Felsefesi C      

128

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Varlık Felsefesi A      

128

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Varlık Felsefesi D      

128

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Rasyonel Sayılar B

2

%1,61

70

%56,45

20

%16,13

1

%0,81

6

%4,84

25

%20,16
 

Doğru (%56,45)

Yanlış (%23,39)

Boş (%20,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Dört İşlem Yeteneği E

39

%31,45

7

%5,65

7

%5,65

5

%4,03

48

%38,71

18

%14,52
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%46,77)

Boş (%14,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Tek ve Çift Sayılar A

58

%46,77

2

%1,61

9

%7,26

2

%1,61

6

%4,84

47

%37,90
 

Doğru (%46,77)

Yanlış (%15,32)

Boş (%37,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Asal Çarpanlara Ayırma D

1

%0,81

1

%0,81

1

%0,81

89

%71,77
 

32

%25,81
 

Doğru (%71,77)

Yanlış (%2,42)

Boş (%25,81)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Köklü ifadeler D

8

%6,45
 

13

%10,48

60

%48,39

4

%3,23

39

%31,45
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%20,16)

Boş (%31,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

46

%37,10

2

%1,61

9

%7,26
 

3

%2,42

64

%51,61
 

Doğru (%37,10)

Yanlış (%11,29)

Boş (%51,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Sayı Basamakları C

3

%2,42

3

%2,42

25

%20,16

2

%1,61

2

%1,61

89

%71,77
 

Doğru (%20,16)

Yanlış (%8,06)

Boş (%71,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Bölünebilme Kuralları A

47

%37,90

6

%4,84

1

%0,81

2

%1,61
 

68

%54,84
 

Doğru (%37,90)

Yanlış (%7,26)

Boş (%54,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

1

%0,81

4

%3,23

3

%2,42

38

%30,65
 

78

%62,90
 

Doğru (%30,65)

Yanlış (%6,45)

Boş (%62,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 SAYILAR E

3

%2,42

2

%1,61

1

%0,81

3

%2,42

46

%37,10

69

%55,65
 

Doğru (%37,10)

Yanlış (%7,26)

Boş (%55,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler C

4

%3,23

1

%0,81

73

%58,87

1

%0,81

6

%4,84

39

%31,45
 

Doğru (%58,87)

Yanlış (%9,68)

Boş (%31,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 MANTIK D

9

%7,26

13

%10,48

7

%5,65

20

%16,13

9

%7,26

66

%53,23
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%30,65)

Boş (%53,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

4

%3,23

4

%3,23

3

%2,42

11

%8,87

1

%0,81

101

%81,45
 

Doğru (%8,87)

Yanlış (%9,68)

Boş (%81,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Fonksiyon Grafikleri D

2

%1,61

9

%7,26
 

18

%14,52

1

%0,81

94

%75,81
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%9,68)

Boş (%75,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Fonksiyonlarda İşlemler C

13

%10,48

1

%0,81

18

%14,52
 

2

%1,61

90

%72,58
 

Doğru (%14,52)

Yanlış (%12,90)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Hareket Problemleri C

2

%1,61

4

%3,23

24

%19,35

3

%2,42

1

%0,81

90

%72,58
 

Doğru (%19,35)

Yanlış (%8,06)

Boş (%72,58)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri B

5

%4,03

56

%45,16

4

%3,23

3

%2,42

1

%0,81

55

%44,35
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%10,48)

Boş (%44,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 PROBLEMLER B

1

%0,81

79

%63,71

1

%0,81

3

%2,42
 

40

%32,26
 

Doğru (%63,71)

Yanlış (%4,03)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Kesir Problemleri C

2

%1,61
 

42

%33,87

4

%3,23

1

%0,81

75

%60,48
 

Doğru (%33,87)

Yanlış (%5,65)

Boş (%60,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

4

%3,23
 

42

%33,87

1

%0,81

3

%2,42

73

%58,87

1

%0,81

Doğru (%33,87)

Yanlış (%7,26)

Boş (%58,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Yaş Problemleri B

2

%1,61

69

%55,65

4

%3,23

4

%3,23

2

%1,61

43

%34,68
 

Doğru (%55,65)

Yanlış (%9,68)

Boş (%34,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sayı Problemleri C

2

%1,61

4

%3,23

23

%18,55

2

%1,61
 

93

%75,00
 

Doğru (%18,55)

Yanlış (%6,45)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-27 Kesir Problemleri B

3

%2,42

20

%16,13

4

%3,23

1

%0,81

2

%1,61

94

%75,81
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%8,06)

Boş (%75,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Karışım Problemleri C

2

%1,61

4

%3,23

22

%17,74

4

%3,23

2

%1,61

90

%72,58
 

Doğru (%17,74)

Yanlış (%9,68)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Hareket Problemleri E   

1

%0,81

3

%2,42

14

%11,29

106

%85,48
 

Doğru (%11,29)

Yanlış (%3,23)

Boş (%85,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Sayı Problemleri B

1

%0,81

27

%21,77

1

%0,81

4

%3,23

1

%0,81

90

%72,58
 

Doğru (%21,77)

Yanlış (%5,65)

Boş (%72,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Sayı Problemleri C   

26

%20,97

1

%0,81
 

97

%78,23
 

Doğru (%20,97)

Yanlış (%0,81)

Boş (%78,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

2

%1,61

32

%25,81

3

%2,42

2

%1,61

2

%1,61

83

%66,94
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%7,26)

Boş (%66,94)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Permütasyon C

1

%0,81

5

%4,03

23

%18,55
 

1

%0,81

94

%75,81
 

Doğru (%18,55)

Yanlış (%5,65)

Boş (%75,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 OLASILIK C

1

%0,81

3

%2,42

11

%8,87

2

%1,61
 

107

%86,29
 

Doğru (%8,87)

Yanlış (%4,84)

Boş (%86,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Üçgende Açılar C

1

%0,81
 

19

%15,32
 

1

%0,81

103

%83,06
 

Doğru (%15,32)

Yanlış (%1,61)

Boş (%83,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri D

1

%0,81
   

1

%0,81

122

%98,39
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,61)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C   

4

%3,23
 

1

%0,81

119

%95,97
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%0,81)

Boş (%95,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR B  

3

%2,42

1

%0,81
  

120

%96,77
 

Doğru (%2,42)

Yanlış (%0,81)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Çokgenler A

16

%12,90

1

%0,81

1

%0,81

1

%0,81
 

105

%84,68
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%2,42)

Boş (%84,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Yamuk D    

4

%3,23
 

120

%96,77
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Dikdörtgen B

2

%1,61

3

%2,42

2

%1,61

3

%2,42
 

114

%91,94
 

Doğru (%2,42)

Yanlış (%5,65)

Boş (%91,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Kare D   

1

%0,81

6

%4,84
 

117

%94,35
 

Doğru (%4,84)

Yanlış (%0,81)

Boş (%94,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Prizmalar E  

1

%0,81
  

1

%0,81

122

%98,39
 

Doğru (%0,81)

Yanlış (%0,81)

Boş (%98,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar A

4

%3,23

1

%0,81
   

119

%95,97
 

Doğru (%3,23)

Yanlış (%0,81)

Boş (%95,97)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 MADDE VE ÖZELLİKLERİ C

1

%1,09

2

%2,17

40

%43,48

1

%1,09
 

48

%52,17
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%4,35)

Boş (%52,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 HAREKET VE KUVVET C

2

%2,17

3

%3,26

31

%33,70

11

%11,96

9

%9,78

36

%39,13
 

Doğru (%33,70)

Yanlış (%27,17)

Boş (%39,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 ENERJİ A

33

%35,87

7

%7,61

2

%2,17
 

2

%2,17

48

%52,17
 

Doğru (%35,87)

Yanlış (%11,96)

Boş (%52,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA D

4

%4,35

9

%9,78

10

%10,87

17

%18,48
 

52

%56,52
 

Doğru (%18,48)

Yanlış (%25,00)

Boş (%56,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E

2

%2,17

1

%1,09

1

%1,09

4

%4,35

44

%47,83

40

%43,48
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%8,70)

Boş (%43,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Yay Dalgaları A

25

%27,17

2

%2,17

3

%3,26

7

%7,61
 

55

%59,78
 

Doğru (%27,17)

Yanlış (%13,04)

Boş (%59,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mercekler C

8

%8,70

1

%1,09

15

%16,30

1

%1,09

1

%1,09

66

%71,74
 

Doğru (%16,30)

Yanlış (%11,96)

Boş (%71,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları C  

1

%1,09

43

%46,74

8

%8,70

20

%21,74

20

%21,74
 

Doğru (%46,74)

Yanlış (%31,52)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Periyodik Özellikler D   

1

%1,09

28

%30,43
 

62

%67,39

1

%1,09

Doğru (%30,43)

Yanlış (%2,17)

Boş (%67,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER C

3

%3,26

1

%1,09

10

%10,87
 

2

%2,17

76

%82,61
 

Doğru (%10,87)

Yanlış (%6,52)

Boş (%82,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Sıvılar A

23

%25,00

2

%2,17

4

%4,35
 

2

%2,17

61

%66,30
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%8,70)

Boş (%66,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler B

2

%2,17

1

%1,09
 

1

%1,09

1

%1,09

87

%94,57
 

Doğru (%1,09)

Yanlış (%4,35)

Boş (%94,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE BRANŞLAR KARMASI YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

131 439 3114 109233

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 KARIŞIMLAR C

3

%3,26

1

%1,09

14

%15,22

1

%1,09

2

%2,17

71

%77,17
 

Doğru (%15,22)

Yanlış (%7,61)

Boş (%77,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL
HESAPLAMALAR D

1

%1,09

3

%3,26
 

11

%11,96

3

%3,26

74

%80,43
 

Doğru (%11,96)

Yanlış (%7,61)

Boş (%80,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Mantarlar B

1

%1,09

10

%10,87

1

%1,09

3

%3,26

5

%5,43

72

%78,26
 

Doğru (%10,87)

Yanlış (%10,87)

Boş (%78,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Madde Döngüleri A

9

%9,78

1

%1,09

1

%1,09

2

%2,17

2

%2,17

77

%83,70
 

Doğru (%9,78)

Yanlış (%6,52)

Boş (%83,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Mitoz A

48

%52,17

6

%6,52

1

%1,09

4

%4,35
 

33

%35,87
 

Doğru (%52,17)

Yanlış (%11,96)

Boş (%35,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Soyağaçları (Otozomal) C

3

%3,26
 

14

%15,22
  

75

%81,52
 

Doğru (%15,22)

Yanlış (%3,26)

Boş (%81,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Canlılardaki Temel Bileşikler D

5

%5,43
 

1

%1,09

31

%33,70

11

%11,96

44

%47,83
 

Doğru (%33,70)

Yanlış (%18,48)

Boş (%47,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hücre Zarından Madde Geçişleri E

2

%2,17
 

1

%1,09
 

26

%28,26

63

%68,48
 

Doğru (%28,26)

Yanlış (%3,26)

Boş (%68,48)
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