
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 97 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 27,40 9,24 25,09 3,33 1,32 3,00 1,71 2,43 1,10 3,69 0,71 3,51 3,90 0,38 3,80 0,00 0,00 0,00 9,54 2,87 8,82 1,11 0,31 1,04 1,14 0,69 0,97 0,94 0,67 0,77 1,53 0,56 1,39 54,2919,18 49,49 288,340

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL  ÇİFTÇİ 12İ 33 6 31,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 8 2 7,50 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 105 14 101,50 445,135 282

2 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 8 2 7,50 5 1 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 101 17 96,75 429,993 663

3 12005 ECE SUDE ASLAN 12 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 6 2 5,50 3 1 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 94 17 89,75 408,500 1492

4 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 36 1 35,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 19 5 17,75 7 0 7,00 4 1 3,75 3 3 2,25 5 0 5,00 91 11 88,25 404,308 1685

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 24 5 22,75 6 4 5,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 94 24 88,00 403,823 1701

6 12052 FATMA SELENAY VURAL12 39 1 38,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 89 10 86,50 398,533 1990

7 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 23 3 22,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 89 19 84,25 393,075 2256

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 6 0 6,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 88 18 83,50 390,863 2380

9 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 21 3 20,25 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 86 15 82,25 386,428 2607

10 14003 DİLVİN YEĞEN 12 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 24 4 23,00 5 0 5,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 87 21 81,75 385,253 2674

11 12036 NAZLI ER 12 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 5 1 4,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 85 16 81,00 382,653 2814

12 12223 ESMA NAZ KURT 12 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 20 6 18,50 2 2 1,50 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 86 21 80,75 382,288 2835

13 0 İKSKRALTR 12 37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 6 0 6,00 4 3 3,25 5 0 5,00 82 14 78,50 374,928 3221

14 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 0 21,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 81 16 77,00 371,415 3392

15 12030 BERKAY ÜNAL 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 78 21 72,75 358,188 4213

16 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 20 1 19,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 75 22 69,50 349,405 4793

17 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 6 1 5,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 74 22 68,50 345,345 5066

18 12015 ARDA KUMOVA 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 73 21 67,75 342,338 5264

19 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 23 14 19,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 24 2 23,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 70 20 65,00 335,905 5748

20 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 27 13 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 70 20 65,00 335,363 5783

21 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 69 15 65,25 335,070 5802

22 13026 EFE GÜNAY -M 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 69 17 64,75 333,460 5918

23 12262 ASLI NAZ ABALI 12 28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 12 2 11,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 69 19 64,25 333,215 5941

24 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 1 0 1,00 2 1 1,75 66 12 63,00 328,308 6274

25 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 15 5 13,75 2 0 2,00 2 1 1,75 67 17 62,75 327,350 6341

26 0 YELDA İŞBİLİR 12A 36 4 35,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 67 17 62,75 327,085 6360

27 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 28 12 25,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 6 21,50 0 4 -1,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 71 37 61,75 325,385 6501

28 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 34 3 33,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 17 2 16,50 3 0 3,00 64 12 61,00 322,018 6767

29 14073 ŞÜHEDA GİREN 12S 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 0 6,00 2 2 1,50 4 2 3,50 3 3 2,25 64 18 59,50 317,918 7090
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 27,40 9,24 25,09 3,33 1,32 3,00 1,71 2,43 1,10 3,69 0,71 3,51 3,90 0,38 3,80 0,00 0,00 0,00 9,54 2,87 8,82 1,11 0,31 1,04 1,14 0,69 0,97 0,94 0,67 0,77 1,53 0,56 1,39 54,2919,18 49,49 288,340

KATILIMLAR

30 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 64 18 59,50 317,745 7102

31 14028 MISRA BETAŞ 12 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 65 25 58,75 316,888 7171

32 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 32 3 31,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 0 9,00 3 1 2,75 60 6 58,50 314,608 7350

33 14049 BURAK YURGA 12 32 7 30,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 13 2 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 62 18 57,50 311,938 7563

34 12111 NAZ DURAN 12 31 7 29,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 4 0 4,00 61 15 57,25 311,253 7613

35 14032 HALİL CAN KUTLU 12 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 61 17 56,75 309,465 7767

36 13060 ONUR YILMAZ -M 36 3 35,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 60 20 55,00 303,548 8245

37 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 11 6,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 63 34 54,50 303,183 8283

38 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 27 11 24,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 17 5 15,75 0 1 -0,25 59 20 54,00 301,918 8414

39 14014 PELİN BAYZİT 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 57 12 54,00 300,883 8503

40 0 FERZAN YILDIZ 12 29 10 26,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 58 19 53,25 299,600 8645

41 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 2 0 2,00 56 17 51,75 294,725 9101

42 12130 SİBEL ORUCU 12 32 8 30,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 56 20 51,00 292,120 9355

43 12181 SEDEN K TLU 12A 28 10 25,50 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 4 8,00 2 0 2,00 2 2 1,50 55 20 50,00 289,825 9580

44 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 27 12 24,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 7 9 4,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 56 30 48,50 285,680 10002

45 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 6 9 3,75 2 1 1,75 54 21 48,75 285,363 10034

46 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 7 3 6,25 1 0 1,00 52 18 47,50 281,753 10419

47 12286 ENES AKYOL 12E 29 9 26,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 2 5,50 5 0 5,00 2 0 2,00 52 19 47,25 281,298 10467

48 0 CEREN YILMAZ 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 52 20 47,00 280,768 10515

49 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 31 4 30,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 49 8 47,00 280,080 10603

50 14077 ELİF ARİÇ 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 49 11 46,25 277,905 10825

51 0 ZEHRANUR BOZ -M 27 10 24,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 11 5 9,75 51 21 45,75 276,980 10926

52 14019 HİLALNUR 12 33 6 31,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 48 13 44,75 273,100 11352

53 13079 İLAYDA ÇINAR -M 33 3 32,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 46 6 44,50 272,238 11442

54 13108 İREM EYİ -M 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 50 25 43,75 270,713 11589

55 13063 CEM SÖZEN 12 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 49 22 43,50 270,283 11648

56 0 DOĞA SOYLU 12 19 4 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 1 7,75 1 0 1,00 3 0 3,00 45 9 42,75 268,925 11804

57 13110 BÜŞRA -M 30 6 28,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 45 10 42,50 266,645 12073

58 12042 ELİF AKSÖZ 12 29 9 26,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 3 3,25 46 16 42,00 265,363 12243
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 27,40 9,24 25,09 3,33 1,32 3,00 1,71 2,43 1,10 3,69 0,71 3,51 3,90 0,38 3,80 0,00 0,00 0,00 9,54 2,87 8,82 1,11 0,31 1,04 1,14 0,69 0,97 0,94 0,67 0,77 1,53 0,56 1,39 54,2919,18 49,49 288,340

KATILIMLAR

59 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 7 30,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 45 12 42,00 264,908 12290

60 16012 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 30 7 28,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 46 17 41,75 264,473 12351

61 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 27 11 24,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 46 21 40,75 261,943 12614

62 13012 ELA KARA -M 28 8 26,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 44 14 40,50 260,970 12741

63 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 28 12 25,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 45 21 39,75 258,785 12991

64 12350 YUDUM DAŞ 12 24 9 21,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 44 18 39,50 258,463 13039

65 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 27 13 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 47 31 39,25 257,468 13154

66 13049 YASEMİN TUTAL -M 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 45 26 38,50 255,635 13385

67 12227 AHMET GÜRLER 12 30 8 28,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 18 37,50 251,640 13853

68 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 27 10 24,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 44 27 37,25 251,370 13879

69 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 23 5 21,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 9 1 8,75 39 10 36,50 249,403 14082

70 13064 RECEP ŞEN -M 24 9 21,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 39 12 36,00 247,893 14272

71 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 21 11 18,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 41 21 35,75 247,583 14317

72 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 16 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 26 35,50 246,860 14413

73 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 12 22,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 41 25 34,75 244,085 14741

74 12148 İREM TÜR 12 22 12 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,445 15043

75 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 23 8 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 38 17 33,75 241,185 15078

76 0 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 22 16 18,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 7 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 40 28 33,00 239,390 15299

77 12347 SILA AKAR 12 22 13 18,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 39 24 33,00 239,223 15315

78 0 ŞEVVALSUKAPİR 12 25 10 22,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 37 17 32,75 237,960 15493

79 12303 FATMAÖZE 12 22 12 19,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 38 25 31,75 235,415 15783

80 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 21 9 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 36 19 31,25 233,958 15953

81 0 RÜMEYSA KAYA 12 24 12 21,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,880 16081

82 12294 ARDA GÜL 12 19 15 15,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 18 30,50 232,118 16174

83 13164 EDİZ BAŞARAN -M 19 10 16,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 33 13 29,75 229,700 16428

84 10413 AZRA AKIN -M 22 17 17,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 39 38 29,50 228,813 16521

85 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 21 9 18,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 22 28,50 225,643 16885

86 13034 ALİME DÜZGÜN -M 21 17 16,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 5 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 34 27 27,25 222,088 17239

87 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 21 7 19,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 29 10 26,50 219,528 17492
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,8211,21 21,02 2,65 1,48 2,28 1,45 2,21 0,90 3,15 0,87 2,93 3,62 0,56 3,47 0,01 0,00 0,01 10,44 3,44 9,58 1,78 0,47 1,66 1,94 0,94 1,71 2,02 0,93 1,79 1,92 0,76 1,73 52,8022,87 47,08 278,760

Okul Ortalaması 27,40 9,24 25,09 3,33 1,32 3,00 1,71 2,43 1,10 3,69 0,71 3,51 3,90 0,38 3,80 0,00 0,00 0,00 9,54 2,87 8,82 1,11 0,31 1,04 1,14 0,69 0,97 0,94 0,67 0,77 1,53 0,56 1,39 54,2919,18 49,49 288,340

KATILIMLAR

88 13136 SILA GEZEK -M 24 12 21,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 23 26,25 218,525 17592

89 13087 İBRAHİM AKAN -MA 20 18 15,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 28 23,00 209,485 18435

90 13097 DAMLA -M 13 19 8,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 27 33 18,75 197,553 19355

91 13147 NUR KAHRAMAN -M 15 16 11,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 23 19 18,25 195,685 19481

92 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 15 10 12,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 22 15 18,25 195,490 19490

93 13126 SAİME   15 15 11,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 24 24 18,00 194,898 19537

94 0 FATMAN R KARAÇAY 12 15 5 13,75 4 1 3,75 19 6 17,50 193,063 19675

95 13036 ANDAN -M 10 23 4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 31 13,25 181,463 20405

96 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 10 19 5,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 16 32 8,00 165,478 21177

97 13111 SILA -M 8 12 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 18 5,50 157,960 21466
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 97 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 27,4 9,2 25,09 12,6 4,9 11,42 10,7 3,2 9,86 3,6 1,9 3,13 54,3 19,2 49,50 288,340

KATILIMLAR

1 12085 BİLAL  ÇİFTÇİ 12İ 33 6 31,50 17 3 16,25 37 3 36,25 18 2 17,50 105 14 101,50 445,135 1 1 19 31 282

2 13062 AZRA KAYA -M 37 3 36,25 15 5 13,75 35 5 33,75 14 4 13,00 101 17 96,75 429,993 1 2 32 58 663

3 12005 ECE SUDE ASLAN 12 38 2 37,50 16 4 15,00 30 4 29,00 10 7 8,25 94 17 89,75 408,500 1 3 54 116 1492

4 13133 YAĞMUR KAPLAN -M 36 1 35,75 17 1 16,75 26 5 24,75 12 4 11,00 91 11 88,25 404,308 2 4 58 121 1685

5 13142 GÖKSU CEYLAN -M 35 5 33,75 16 3 15,25 30 9 27,75 13 7 11,25 94 24 88,00 403,823 3 5 59 123 1701

6 12052 FATMA SELENAY VURAL12 39 1 38,75 17 3 16,25 24 4 23,00 9 2 8,50 89 10 86,50 398,533 2 6 65 140 1990

7 12001 HASAN ÇALIŞKAN 12 32 8 30,00 15 5 13,75 28 4 27,00 14 2 13,50 89 19 84,25 393,075 3 7 73 155 2256

8 16004 NURGÜL ARGÜN 12 31 9 28,75 16 4 15,00 30 4 29,00 11 1 10,75 88 18 83,50 390,863 4 8 75 160 2380

9 12032 CEYLİN ERDOĞAN 12 35 5 33,75 15 3 14,25 25 5 23,75 11 2 10,50 86 15 82,25 386,428 5 9 77 168 2607

10 14003 DİLVİN YEĞEN 12 33 7 31,25 13 5 11,75 29 4 28,00 12 5 10,75 87 21 81,75 385,253 6 10 83 176 2674

11 12036 NAZLI ER 12 34 5 32,75 18 2 17,50 25 6 23,50 8 3 7,25 85 16 81,00 382,653 7 11 90 191 2814

12 12223 ESMA NAZ KURT 12 33 5 31,75 16 3 15,25 22 8 20,00 15 5 13,75 86 21 80,75 382,288 8 12 93 194 2835

13 0 İKSKRALTR 12 37 3 36,25 15 5 13,75 15 3 14,25 15 3 14,25 82 14 78,50 374,928 9 13 100 207 3221

14 14007 İLYAS ADIYAMAN 12 30 10 27,50 17 3 16,25 22 0 22,00 12 3 11,25 81 16 77,00 371,415 10 14 105 216 3392

15 12030 BERKAY ÜNAL 12 31 9 28,75 16 3 15,25 24 3 23,25 7 6 5,50 78 21 72,75 358,188 11 15 124 244 4213

16 13011 EREN AKGÜMÜŞ -M 25 14 21,50 16 2 15,50 25 1 24,75 9 5 7,75 75 22 69,50 349,405 4 16 137 268 4793

17 94386 HAMZA SAMET TURAN 12A 30 10 27,50 16 4 15,00 26 5 24,75 2 3 1,25 74 22 68,50 345,345 1 17 142 279 5066

18 12015 ARDA KUMOVA 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 18 8 16,00 4 4 3,00 73 21 67,75 342,338 2 18 146 284 5264

19 13024 MUSTAFA YAMAN -MA 23 14 19,50 15 2 14,50 28 2 27,50 4 2 3,50 70 20 65,00 335,905 1 19 155 299 5748

20 12269 EREN ALP TANIŞ 12E 27 13 23,75 17 3 16,25 22 3 21,25 4 1 3,75 70 20 65,00 335,363 1 20 157 302 5783

21 12166 BEYZA ÇİÇEK 12B 33 6 31,50 16 4 15,00 17 4 16,00 3 1 2,75 69 15 65,25 335,070 1 21 158 303 5802

22 13026 EFE GÜNAY -M 33 6 31,50 14 5 12,75 21 3 20,25 1 3 0,25 69 17 64,75 333,460 5 22 162 310 5918

23 12262 ASLI NAZ ABALI 12 28 12 25,00 15 4 14,00 15 2 14,50 11 1 10,75 69 19 64,25 333,215 12 23 163 311 5941

24 12308 BÜŞRA KOCABAŞ 12 33 7 31,25 16 4 15,00 14 0 14,00 3 1 2,75 66 12 63,00 328,308 13 24 168 321 6274

25 12086 ESRA ÇATALBAŞ 12 34 6 32,50 14 5 12,75 17 5 15,75 2 1 1,75 67 17 62,75 327,350 14 25 171 324 6341

26 0 YELDA İŞBİLİR 12A 36 4 35,00 14 5 12,75 13 5 11,75 4 3 3,25 67 17 62,75 327,085 3 26 172 325 6360

27 12192 EMRE AKÇASAYAR 12 28 12 25,00 14 6 12,50 23 10 20,50 6 9 3,75 71 37 61,75 325,385 15 27 177 331 6501

28 14070 R NİSA ÇAKMAK 12 34 3 33,25 10 7 8,25 17 2 16,50 3 0 3,00 64 12 61,00 322,018 16 28 183 340 6767

29 14073 ŞÜHEDA GİREN 12S 33 7 31,25 16 4 15,00 6 0 6,00 9 7 7,25 64 18 59,50 317,918 1 29 189 349 7090

30 14010 DAMLA DİRLİKLİ 12A 34 6 32,50 14 6 12,50 8 2 7,50 8 4 7,00 64 18 59,50 317,745 4 30 190 350 7102

31 14028 MISRA BETAŞ 12 26 13 22,75 14 6 12,50 14 4 13,00 11 2 10,50 65 25 58,75 316,888 17 31 191 352 7171

32 12373 CEYLİN ÇİLİNGİR 12 32 3 31,25 16 2 15,50 12 1 11,75 60 6 58,50 314,608 18 32 196 361 7350

33 14049 BURAK YURGA 12 32 7 30,25 11 7 9,25 13 2 12,50 6 2 5,50 62 18 57,50 311,938 19 33 202 372 7563

34 12111 NAZ DURAN 12 31 7 29,25 13 5 11,75 13 3 12,25 4 0 4,00 61 15 57,25 311,253 20 34 203 374 7613

35 14032 HALİL CAN KUTLU 12 32 8 30,00 17 3 16,25 12 4 11,00 0 2 -0,50 61 17 56,75 309,465 21 35 209 383 7767

36 13060 ONUR YILMAZ -M 36 3 35,25 11 9 8,75 11 3 10,25 2 5 0,75 60 20 55,00 303,548 6 36 217 396 8245

37 12135 ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 12A 31 9 28,75 13 7 11,25 9 11 6,25 10 7 8,25 63 34 54,50 303,183 5 37 220 399 8283

38 12022 YİĞİT SAVUNMUŞ 12E 27 11 24,25 15 3 14,25 17 5 15,75 0 1 -0,25 59 20 54,00 301,918 2 38 222 402 8414

39 14014 PELİN BAYZİT 12 35 5 33,75 14 5 12,75 3 1 2,75 5 1 4,75 57 12 54,00 300,883 22 39 225 406 8503

40 0 FERZAN YILDIZ 12 29 10 26,50 11 5 9,75 12 3 11,25 6 1 5,75 58 19 53,25 299,600 23 40 229 415 8645

41 0 VOLKAN GÖKTAŞ 12 30 8 28,00 13 7 11,25 11 2 10,50 2 0 2,00 56 17 51,75 294,725 24 41 235 429 9101

42 12130 SİBEL ORUCU 12 32 8 30,00 13 6 11,50 11 6 9,50 56 20 51,00 292,120 25 42 240 439 9355

43 12181 SEDEN K TLU 12A 28 10 25,50 14 4 13,00 9 4 8,00 4 2 3,50 55 20 50,00 289,825 6 43 245 446 9580

44 13114 METİN ÇAĞLAR -MA 27 12 24,00 13 5 11,75 7 10 4,50 9 3 8,25 56 30 48,50 285,680 2 44 254 461 10002

45 710 YAĞMUR YÖNEYER 12B 32 7 30,25 14 4 13,00 6 9 3,75 2 1 1,75 54 21 48,75 285,363 2 45 256 463 10034

46 12265 ILGIN GÖKÇE 12A 31 9 28,75 13 6 11,50 7 3 6,25 1 0 1,00 52 18 47,50 281,753 7 46 263 476 10419

47 12286 ENES AKYOL 12E 29 9 26,75 10 8 8,00 11 2 10,50 2 0 2,00 52 19 47,25 281,298 3 47 265 480 10467

48 0 CEREN YILMAZ 12A 28 11 25,25 15 3 14,25 6 5 4,75 3 1 2,75 52 20 47,00 280,768 8 48 266 482 10515
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 97 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 27,4 9,2 25,09 12,6 4,9 11,42 10,7 3,2 9,86 3,6 1,9 3,13 54,3 19,2 49,50 288,340

KATILIMLAR

49 12340 ALİRIZA TİLKAT 12A 31 4 30,00 13 3 12,25 4 1 3,75 1 0 1,00 49 8 47,00 280,080 9 49 267 483 10603

50 14077 ELİF ARİÇ 12A 31 8 29,00 13 3 12,25 5 0 5,00 49 11 46,25 277,905 10 50 268 486 10825

51 0 ZEHRANUR BOZ -M 27 10 24,50 13 6 11,50 11 5 9,75 51 21 45,75 276,980 7 51 272 491 10926

52 14019 HİLALNUR 12 33 6 31,50 12 4 11,00 1 0 1,00 2 3 1,25 48 13 44,75 273,100 26 52 279 509 11352

53 13079 İLAYDA ÇINAR -M 33 3 32,25 12 3 11,25 1 0 1,00 46 6 44,50 272,238 8 53 281 512 11442

54 13108 İREM EYİ -M 29 11 26,25 11 9 8,75 10 5 8,75 50 25 43,75 270,713 9 54 283 518 11589

55 13063 CEM SÖZEN 12 27 13 23,75 14 5 12,75 8 4 7,00 49 22 43,50 270,283 27 55 284 521 11648

56 0 DOĞA SOYLU 12 19 4 18,00 14 4 13,00 8 1 7,75 4 0 4,00 45 9 42,75 268,925 28 56 285 528 11804

57 13110 BÜŞRA -M 30 6 28,50 15 4 14,00 45 10 42,50 266,645 10 57 288 541 12073

58 12042 ELİF AKSÖZ 12 29 9 26,75 13 4 12,00 4 3 3,25 46 16 42,00 265,363 29 58 290 546 12243

59 12382 EMİRHAN AKGÜN 12 32 7 30,25 13 5 11,75 45 12 42,00 264,908 30 59 293 551 12290

60 16012 DOĞA GÜNDOĞARKEN 12 30 7 28,25 10 8 8,00 4 0 4,00 2 2 1,50 46 17 41,75 264,473 31 60 295 556 12351

61 12026 MİLAY GAMZE KURU 12 27 11 24,25 11 8 9,00 7 1 6,75 1 1 0,75 46 21 40,75 261,943 32 61 300 564 12614

62 13012 ELA KARA -M 28 8 26,00 14 2 13,50 2 4 1,00 44 14 40,50 260,970 11 62 302 569 12741

63 14033 SUDENAZ YILMAZ 12 28 12 25,00 12 5 10,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 45 21 39,75 258,785 33 63 304 582 12991

64 12350 YUDUM DAŞ 12 24 9 21,75 9 7 7,25 11 2 10,50 44 18 39,50 258,463 34 64 305 584 13039

65 14025 CEYLİN ÖZCEYLAN 12G 27 13 23,75 13 6 11,50 5 6 3,50 2 6 0,50 47 31 39,25 257,468 1 65 307 589 13154

66 13049 YASEMİN TUTAL -M 24 14 20,50 13 6 11,50 7 5 5,75 1 1 0,75 45 26 38,50 255,635 12 66 311 605 13385

67 12227 AHMET GÜRLER 12 30 8 28,00 11 5 9,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 42 18 37,50 251,640 35 67 316 625 13853

68 13113 BERKE GÜMÜŞ -M 27 10 24,50 11 8 9,00 3 3 2,25 3 6 1,50 44 27 37,25 251,370 13 68 317 626 13879

69 14016 ZEYNEP BAYSALLAR 12 23 5 21,75 7 4 6,00 9 1 8,75 39 10 36,50 249,403 36 69 319 630 14082

70 13064 RECEP ŞEN -M 24 9 21,75 13 3 12,25 2 0 2,00 39 12 36,00 247,893 14 70 320 637 14272

71 17014 CEYDA BOZTAŞ -M 21 11 18,25 10 6 8,50 10 3 9,25 0 1 -0,25 41 21 35,75 247,583 15 71 321 642 14317

72 13020 BERKAY KORKMAZ -M 22 16 18,00 15 4 14,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 42 26 35,50 246,860 16 72 325 656 14413

73 12254 HİLAL YILMAZ 12A 25 12 22,00 8 11 5,25 8 2 7,50 41 25 34,75 244,085 11 73 332 670 14741

74 12148 İREM TÜR 12 22 12 19,00 13 4 12,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,445 37 74 335 682 15043

75 12395 MUSTAFA ALCEYLAN 12 23 8 21,00 12 5 10,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 38 17 33,75 241,185 38 75 336 683 15078

76 0 İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 12 22 16 18,00 14 4 13,00 2 7 0,25 2 1 1,75 40 28 33,00 239,390 39 76 342 693 15299

77 12347 SILA AKAR 12 22 13 18,75 11 6 9,50 6 5 4,75 39 24 33,00 239,223 40 77 344 695 15315

78 0 ŞEVVALSUKAPİR 12 25 10 22,50 10 4 9,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 37 17 32,75 237,960 41 78 346 700 15493

79 12303 FATMAÖZE 12 22 12 19,00 11 9 8,75 5 4 4,00 38 25 31,75 235,415 42 79 347 708 15783

80 12082 GÖKÇE OĞUL 12D 21 9 18,75 13 7 11,25 1 1 0,75 1 2 0,50 36 19 31,25 233,958 1 80 350 720 15953

81 0 RÜMEYSA KAYA 12 24 12 21,00 9 6 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 232,880 43 81 351 725 16081

82 12294 ARDA GÜL 12 19 15 15,25 15 2 14,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 18 30,50 232,118 44 82 352 728 16174

83 13164 EDİZ BAŞARAN -M 19 10 16,50 14 3 13,25 33 13 29,75 229,700 17 83 354 736 16428

84 10413 AZRA AKIN -M 22 17 17,75 10 6 8,50 4 6 2,50 3 9 0,75 39 38 29,50 228,813 18 84 355 740 16521

85 14060 MUKADDES KILINÇ 12İ 21 9 18,75 11 7 9,25 1 3 0,25 1 3 0,25 34 22 28,50 225,643 2 85 360 754 16885

86 13034 ALİME DÜZGÜN -M 21 17 16,75 9 2 8,50 4 5 2,75 0 3 -0,75 34 27 27,25 222,088 19 86 361 768 17239

87 12160 TUNAHAN YAVAŞ 12 21 7 19,25 7 3 6,25 1 0 1,00 29 10 26,50 219,528 45 87 363 778 17492

88 13136 SILA GEZEK -M 24 12 21,00 8 7 6,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 23 26,25 218,525 20 88 365 784 17592

89 13087 İBRAHİM AKAN -MA 20 18 15,50 9 8 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 28 23,00 209,485 3 89 370 820 18435

90 13097 DAMLA -M 13 19 8,25 11 7 9,25 2 3 1,25 1 4 0,00 27 33 18,75 197,553 21 90 372 854 19355

91 13147 NUR KAHRAMAN -M 15 16 11,00 6 1 5,75 2 2 1,50 23 19 18,25 195,685 22 91 373 859 19481

92 12311 CEYDA DEMİRHAN 12 15 10 12,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 22 15 18,25 195,490 46 92 374 860 19490

93 13126 SAİME   15 15 11,25 7 9 4,75 2 0 2,00 24 24 18,00 194,898 1 93 375 862 19537

94 0 FATMAN R KARAÇAY 12 15 5 13,75 4 1 3,75 19 6 17,50 193,063 47 94 377 873 19675

95 13036 ANDAN -M 10 23 4,25 11 8 9,00 21 31 13,25 181,463 23 95 383 919 20405

96 13013 MİRKAN ERDEMİR -M 10 19 5,25 3 7 1,25 3 6 1,50 16 32 8,00 165,478 24 96 390 963 21177
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2 97 394 1006 22521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 11,2 21,02 10,9 5,1 9,59 12,2 3,9 11,24 5,9 2,6 5,22 52,8 22,9 47,07 278,760

Okul Ortalaması 27,4 9,2 25,09 12,6 4,9 11,42 10,7 3,2 9,86 3,6 1,9 3,13 54,3 19,2 49,50 288,340

KATILIMLAR

97 13111 SILA -M 8 12 5,00 2 6 0,50 10 18 5,50 157,960 25 97 391 976 21466

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
  -M -MA 12 12A 12B 12D 12E 12G 12İ 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  -M -MA 12 12A 12B



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

194,898 86,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

    -  13126
SAİME 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 93 375 862 19537 % 86,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız eAEE Ea eE c C ABB CeDddbEDd    dbeCcdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bc Cbee ddCCBdECbC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız    D     A                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 6 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

222,088 76,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13034
ALİME DÜZGÜN 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 86 361 768 17239 % 76,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AaCbCaEBaAAEDEcb AcecbDcAE EDCDCdceCdAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE  AB daD     ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız    dA  ec   B     a   C      cC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız acc                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 5 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

181,463 90,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13036
ANDAN 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 95 383 919 20405 % 90,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 23 7 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEc de dcc  bcba caaDAdDbcCa ac beCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız cdAbEcbeAc CBEcCECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 5 10 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

228,813 73,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  10413
AZRA AKIN 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 84 355 740 16521 % 73,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbECeEeB AcDEEbbeBaDCDDAdaEedbCBeCCcAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız bcd dB c DdECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız e   beb dEAbBE                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBdccB Ac    aed  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 8 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

429,993 2,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13062
AZRA KAYA 120 101 17 2 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 32 58 663 % 2,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECbEBBAAEDEbCEABBDCDDAEDEDCDCBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAedBAcabEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDaEADACaEdABEDAECDCCACAADCDCDCDDcAEAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBe EBDAECEDeCCEBcd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

246,860 64,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13020
BERKAY KORKMAZ 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 72 325 656 14413 % 64,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbaCadB  AEecbCcABBebDDAdDEDCDCBeeCBecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEABABABCbccCCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız d a A c     B     D   C   a  aC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız                   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

251,370 61,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13113
BERKE GÜMÜŞ 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 317 626 13879 % 61,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbECecB  AED ECEABdDCaDAEDEDCDeBeeCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CdAcAeAdCbcbCCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız aD  A        c   Ca                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  ed   DA  b   b Bca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

266,645 53,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13110
BÜŞRA 120 45 10 65 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 288 541 12073 % 53,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEcdAAEDEbCEABBeCDDAEDEDCDCaDCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBABAcCbEEdC ACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

247,583 63,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  17014
CEYDA BOZTAŞ 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 71 321 642 14317 % 63,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAbE ECAeED BCdABB   DdE EDdbCBecECb  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dAbd ac dCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız d DDe  E ABE   CD   CA  e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız              b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 5 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

197,553 85,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13097
DAMLA 120 27 33 60 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 90 372 854 19355 % 85,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcbbCac d A  EdCbeeBcbeDAdbaD D  cCaB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdaAdbaCbE CdBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız e B c        b      C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız Cec c            d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 5 8 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

229,700 72,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13164
EDİZ BAŞARAN 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 83 354 736 16428 % 72,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcC C dc  AEDEECEA BD eDbdDdDb    C BddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABA Ad cEEbCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 5 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

333,460 26,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13026
EFE GÜNAY 120 69 17 34 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 162 310 5918 % 26,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEbECAAcDBBCEABBDbDDAEDEDdbCBDEECC BAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEabDe CCBEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDAC  EABE  ECDCCcCAAD bC b        E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız e    a       b     C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

260,970 56,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13012
ELA KARA 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 62 302 569 12741 % 56,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECaE   AEDEbCdABBeC DAEDEeCDCaDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBA A a EECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız d   cBa       Cd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

349,405 21,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13011
EREN AKGÜMÜŞ 120 75 22 23 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 137 268 4793 % 21,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEcbdCcAcD BbEABBDbDDAEDEDdDdBeEECCcBed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bBACEBCbAB CBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDD C EEABEA EC C  CAAD  CbA   ECEA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız  C EBac Abe E E BCeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

403,823 7,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13142
GÖKSU CEYLAN 120 94 24 2 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 59 123 1701 % 7,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECDEBBAAEDEECEABBDbDDAEDEDCDCBceCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABABabEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız bDBaADACcEAABEDAECDCCACAADb CbCDcbAcAEeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBeDEceAbCaDaCCEBBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

272,238 50,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13079
İLAYDA ÇINAR 120 46 6 68 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 281 512 11442 % 50,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAE DECAAED BCEAeBDCbDAEDEDCDCBDEEC  BAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız daACEdC    CBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

270,713 51,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13108
İREM EYİ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 283 518 11589 % 51,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbDECcdcDBBCEABBDbDDAEDEDCbCBDEbCecBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ddAbEcaDAdbCdEECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  Cc A B  AdE  cCD   C   e CD e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

165,478 94,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13013
MİRKAN ERDEMİR 120 16 32 72 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 96 390 963 21177 % 94,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 19 11 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AaCEeDbeebebDaEbdAcaDCaebEcdb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEABcadceb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız eacEbDAbc                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 2 6 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

195,685 86,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13147
NUR KAHRAMAN 120 23 19 78 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 91 373 859 19481 % 86,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECDcB   d EdbaAadb eDdd  DCb eeCCB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız  E   a B     C  CEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız               b       C A   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 5 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

303,548 36,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13060
ONUR YILMAZ 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 217 396 8245 % 36,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEB AAEDEECEABBDCDDAEDEDCbCBDCCcAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAdAdbaacEEdCdACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  c  C    BE   eD eACAAD  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  e     ec     C dBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

247,893 63,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13064
RECEP ŞEN 120 39 12 69 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 320 637 14272 % 63,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAbEbEC A b  acABBD  DAdDaDCDC DEECeAeAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız Aa CEBCb  CCBc CECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız                     CA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

157,960 95,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13111
SILA 120 10 18 92 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 97 391 976 21466 % 95,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  AEbD C c     E cB   b Ec aea  e  dCca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız d  b db    a   CcC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 3 8 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

218,525 78,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13136
SILA GEZEK 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 88 365 784 17592 % 78,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAbEeEC dED  CEAcBeebDAdDEDdDeBcEbCC BAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız de dEBab   CccECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          b      e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                d b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

404,308 7,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13133
YAĞMUR KAPLAN 120 91 11 18 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 58 121 1685 % 7,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEaECAAED BCEABB CDDAEDEDCDCBDEECC BAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCbABCCBEECEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACdEEABEdbECD   CAADd  e DD  CEAAE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BCcE D CAcedE EBBC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 0 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

255,635 59,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  13049
YASEMİN TUTAL 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 66 311 605 13385 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAbEbEC AcDBaCEABBedaDAED DCDdaeEbCCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdeCEdCb BaCBcECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız c    C   Aa e cCb   CA      A    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                B   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

276,980 48,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-M  -  0
ZEHRANUR BOZ 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 51 272 491 10926 % 48,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDEC cEe BCdABBb DDAEcEDCDCacEbCCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABeCEBeDdaCCdEECEC b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız cCDb CaEEA EA EC   eeA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

209,485 81,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13087
İBRAHİM AKAN 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 89 370 820 18435 % 81,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECcEcd AEc bCEAeBedecAEcEcdaeBcCeBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAc acd  dECCBdCECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız ac                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

285,680 44,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13114
METİN ÇAĞLAR 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 254 461 10002 % 44,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbEC AEDBBCEAdBDCDDdEbEDdaCacdbCCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEdCcAa CddECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız    b  BE AadA  Ce   Cdced C  b   e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız d  EBaB AE  E  BcC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

335,905 25,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

-MA  -  13024
MUSTAFA YAMAN 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 155 299 5748 % 25,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbbdC AcDcaCEAeBDb DAdDEDCDCBeEbCb BAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEc bAB CBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız eCDDACB EABEc ECDC ACAADC CDAD   C  AEC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B  E  c  c  ED      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

251,640 61,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12227
AHMET GÜRLER 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 67 316 625 13853 % 61,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEaDEC  EDBdCEAeBDCbDdEDEDdbCBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  dACEdacA CCdEECEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          c      e            ca         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                  C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

232,118 71,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12294
ARDA GÜL 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 82 352 728 16174 % 71,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEcbEd dcaBBbE Bacb DAdDEDCDC edbCC  AE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız dBACEBCbA CCB ECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız                               D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız      b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

333,215 26,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12262
ASLI NAZ ABALI 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 163 311 5941 % 26,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECaEdBAAEDEdCEAeBeCDDAEDEDdDeBeeCBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAdAdCbEEdCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBEAD CdEAABE    D           CDD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız C   E DAc E  CCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

358,188 18,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12030
BERKAY ÜNAL 120 78 21 21 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 15 124 244 4213 % 18,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbcECAAEDBBCEAeBeCDDAEDEDdDCBeEECeABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEdCbABCCBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CDDACB EcBEAA CD aACAAD  CD  D  CE   eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B    aBedbeCE EBd  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

311,938 33,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14049
BURAK YURGA 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 33 202 372 7563 % 33,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECcAd BBCEABBDCDDAdcEDCDdBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AddCEdabAa CdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDD CB  AeEA cC    CA  C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız dC   D  A B   E  a C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

328,308 27,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12308
BÜŞRA KOCABAŞ 120 66 12 42 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 168 321 6274 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECaEcBAAEDEbCEABBDCDDAEDEDCDCBcCCBbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABedCcEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEA  CB  AB   E  CC CA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  B            b BB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

270,283 51,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  13063
CEM SÖZEN 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 55 284 521 11648 % 51,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAdbacCAcEeBBCEABaDCeDAEcEDCDbdDEECaABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız eaACEcCbABCCBdECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CDD C  aAe dA C     A      b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

195,490 86,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12311
CEYDA DEMİRHAN 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 92 374 860 19490 % 86,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız  AE bEC dcb BCEABd  b A aEDd  a EE d  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız   edE  b   CdE CEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız                      b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 6 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

314,608 32,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12373
CEYLİN ÇİLİNGİR 120 60 6 54 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 196 361 7350 % 32,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECDE BAA DEbCEABBDCDDA DEDCDCBDCCB  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAB dCbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A  C  AA E        CA    C C  c E   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

386,428 11,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12032
CEYLİN ERDOĞAN 120 86 15 19 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 77 168 2607 % 11,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbdECDEBBAAEDEECEABBDbDDAdDEDCDCBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAB aCbEECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB ADAC EAABE AE DCaAbAADa C CD   Ed eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  BB  BD b ED CCEBBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

385,253 11,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14003
DİLVİN YEĞEN 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 83 176 2674 % 11,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbaECAAEDBBCEAcBDCeDAEDEDCDCBcEECCbBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaeCEdaD BCCdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEEABEAAEaDCCACAeDC C daD  C A E E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBDe dEeCEaEBcC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

264,473 54,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16012
DOĞA GÜNDOĞARKEN 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 60 295 556 12351 % 54,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEbEC AED BCEABBebcDAbDEDCDCBDEbCeAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız b AdceaabeCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız      C    BE         A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız         A  d D     b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

268,925 52,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
DOĞA SOYLU 120 45 9 66 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 56 285 528 11804 % 52,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAE DECdA D       ebDDAEDEDCDCBD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AddCEBCbA CCBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDD C   A Ec    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız      D CA  C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 0 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

408,500 6,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12005
ECE SUDE ASLAN 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 54 116 1492 % 6,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEABBDbDDAEcEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABdBAdCbEECCBACECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADeCBEA BEDAECDC ACAAD bC CD cAEAa E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eB   BDAcbEDebCdBBCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

265,363 54,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12042
ELİF AKSÖZ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 58 290 546 12243 % 54,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaEC EBccAEDdE EABBDbDDAEDEDeDCdeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdAe Be EE CBcCECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız         c   B    C    C   d Cc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

264,908 54,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12382
EMİRHAN AKGÜN 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 59 293 551 12290 % 54,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDECAAEDBBCEAeBDCcDAdD DdDCBcEECCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEaeab CCdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

Üçgende Açıortay 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

325,385 28,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12192
EMRE AKÇASAYAR 120 71 37 12 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 27 177 331 6501 % 28,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDEBcAcEDcECEABBeCDDAEcEDdDedDeCBcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABcdeacECCBACECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDBEADACBEd BEcAECDCCACAADbeCad     cbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eBBcEdDb  Eb dCdd a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

382,288 12,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12223
ESMA NAZ KURT 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 93 194 2835 % 12,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEbECAAEDBBCEABBD DDAEDEDCDCBeE CCbBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABeCEeCbABCCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDDAC EbABEAAEC CCACbADd Cb a aECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BeDdBDBCAceeEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

327,350 28,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12086
ESRA ÇATALBAŞ 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 171 324 6341 % 28,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECDEBBdAEDEbCEABBDbDDAEDEDCDCBDeCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdBABAdaDEEbCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDadAD CB e BE ddCD C CAA   C C    E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız               e B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

398,533 8,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12052
FATMA SELENAY VURAL 120 89 10 21 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 65 140 1990 % 8,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEcEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABbdCbEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBbADcbe AABEDAECDCCACAAD  CDC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eB   B A   b CCEB CD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

193,063 87,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
FATMAN R KARAÇAY 120 19 6 95 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 94 377 873 19675 % 87,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDdBa AEDcEbEABaD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A        E  aC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 3 0 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

235,415 70,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12303
FATMAÖZE 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 79 347 708 15783 % 70,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEabCad BAd DdbCEAeB  DDAEDEDCb  cbCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CcABdBbdaDcEbCdACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  aB A  Ce        e        bD D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

299,600 38,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
FERZAN YILDIZ 120 58 19 43 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 40 229 415 8645 % 38,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AaaEC EcBAAEDEECEABBebDDAdbEDdDCaDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CE cdaAd  EECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  AD C    aE b CD C CAcD  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız       DAE   B  EB e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

309,465 34,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14032
HALİL CAN KUTLU 120 61 17 42 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 35 209 383 7767 % 34,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECaEBeAAEDEECEABBebDDAEaEDCDCBDCCBeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABbaCcEECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dDaaADACB   Ba AEC  C  A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız        e          b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

393,075 10,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12001
HASAN ÇALIŞKAN 120 89 19 12 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 73 155 2256 % 10,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEbDECAAEDdBCEABBDbcDAEDEDCDCBDcECCcBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEaCcABCCBEECECbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız aCDDACBEEABEA EC  CAbAADC CbADD  C AAE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC dBD  A eCEDEBBCDC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

273,100 50,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14019
HİLALNUR 120 48 13 59 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 52 279 509 11352 % 50,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECEbDEB AAEDEECEABBDbeDAEDEDdDCBDeCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdB   dC bECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız                   D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  e     b  b     B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

374,928 14,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
İKSKRALTR 120 82 14 24 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 100 207 3221 % 14,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAcEDEECEcBBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAeABedaDEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACaEA  EDbEdDC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBB EBDAbaEDeCCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,390 67,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
İLAYDA NUR ÇİLOĞLAN 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 76 342 693 15299 % 67,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAbEDEC eEbBeCEAcBeCeDAED DdDeBebbCecBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız baA EdCDcB CBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          bBc   ae   C c b    c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız  e    B        B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 5 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

371,415 15,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14007
İLYAS ADIYAMAN 120 81 16 23 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 105 216 3392 % 15,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECDdBcAAcDEECEABaDbDDAEaEDdDCBDeCBdEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAdCbEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 0 18 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CD EADAC  A BEDAE D CACAADC   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız eB  EBDA  EDebCEBBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

241,445 66,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12148
İREM TÜR 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 74 335 682 15043 % 66,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız A bdCDd d  cDEECdAeB b DddaEDCDCBaCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEbBABA aadE CBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız     b   c   a   ECa   C   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız       a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

261,943 56,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12026
MİLAY GAMZE KURU 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 61 300 564 12614 % 56,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAbcbEC AcDBaCEABBDC DAdaEDCeCaDEECCbBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AddCEaacbabCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          A  d       CA  C C A    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                  e C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

316,888 31,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14028
MISRA BETAŞ 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 31 191 352 7171 % 31,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEaDEbAAdD BCEccBbCeDAEbEDdaCcDEECeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACdeebABCCBEdCECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B   ACdE ABEA Ed C  CAe e C      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC aBDB A B d EB C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 6 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

241,185 66,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12395
MUSTAFA ALCEYLAN 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 75 336 683 15078 % 66,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız A aECDE d d  EECEAcBDCDDAcDEDdbdBDCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdABAa abEbC ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız e   Ab          E c C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız       b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 4 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

311,253 33,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12111
NAZ DURAN 120 61 15 44 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 203 374 7613 % 33,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEcDEC AEDB bEABBaCDDAEDEDCDCBeEbCeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcACd CD dCCBcECECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  CDD C EbABE   Ca    AAD bC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız               EB C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

382,653 12,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12036
NAZLI ER 120 85 16 19 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 90 191 2814 % 12,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEABBDbDDAED DCDCBeEECecBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEaCDABCCBEECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCD AC EaABEcAEaDeCeCAADC C A D cCE AE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B    D  Acee  EBBC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

390,863 10,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  16004
NURGÜL ARGÜN 120 88 18 14 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 75 160 2380 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDbaecbCeceAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bBeCEaCDbBCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdDDACBEEABEAAE cCCACAADbeC ADD  CE AE E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız BC EBa  A   EDEBB  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

300,883 37,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14014
PELİN BAYZİT 120 57 12 51 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 39 225 406 8503 % 37,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEDECAAEDBBCEABBDCaDAEDEDdDeBDEbCCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACcaCbcBeCBEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdD A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız      D  A     EB e C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

322,018 30,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14070
R NİSA ÇAKMAK 120 64 12 44 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 28 183 340 6767 % 30,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECDE B AEDE CEABBDbDDAEDEDCDCBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız Cc dAd eabEECCdACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  DBEADAC     EDbECaCCACAA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız                EB C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

232,880 71,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 81 351 725 16081 % 71,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAb DEC A DBdeEAeBDbeDAEDEDCbCceEECC Bec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız  aAdEd ceB CB ECEC d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          A E   e    C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 4 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

237,960 68,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
ŞEVVALSUKAPİR 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 78 346 700 15493 % 68,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAEE EC dcD aCE BBDbDDAdDED bCBedbCCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACdBac   CBcECEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız       B   B     c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                  b b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 2 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

292,120 41,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12130
SİBEL ORUCU 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 42 240 439 9355 % 41,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDEBBAcEDEECEABaDbDDAEDEDdDCBDeCBAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABeda EECCdACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız bDBaAD CB e Bc  Ed    CAd   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

239,223 68,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12347
SILA AKAR 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 77 344 695 15315 % 68,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbaCeEcB AE EbCdABB  eDAdDEDabCBebCB dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız bE BAccdecEE CBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D     b    BE  b   e CAe   C e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 6 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 0 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

258,785 57,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14033
SUDENAZ YILMAZ 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 63 304 582 12991 % 57,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAabDECAddDcBCEeBBbeeDAdDEDCDCBDEbCCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız A ACEBacb  CBcECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız          AdE   dD  eCA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

219,528 77,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12160
TUNAHAN YAVAŞ 120 29 10 81 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 87 363 778 17492 % 77,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEbECDEc  AEDcbbEABd    A D DC  a CCB EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CaAaA Ae    CC  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

294,725 40,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 41 235 429 9101 % 40,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEEbEC AcDBBC AeBDCDDAEDEbdbCBeEECCABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız bBAdEeCbAdCCBcECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdD  C     EA  CD CAC e   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                  C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 5 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

258,463 57,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  12350
YUDUM DAŞ 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 64 305 584 13039 % 57,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız bAE DEC dED  CEABaeb DdEc DCDCaDEECe BAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız baedEBe    CBcECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız   DD     Adc  EC   ACAA   C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 2 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

249,403 62,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12  -  14016
ZEYNEP BAYSALLAR 120 39 10 71 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 69 319 630 14082 % 62,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 47 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBBAAEDEcaEA B b D E E dD  c C   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdcA  ca      ACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB AD Cc     D EC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 1 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

280,080 47,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12340
ALİRIZA TİLKAT 120 49 8 63 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 49 267 483 10603 % 47,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAbbDEC  ED  CEABBDC DAEDEDCDCBeEECCABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEdCb   CdEECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  dD      A E        C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 15 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

342,338 23,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12015
ARDA KUMOVA 120 73 21 26 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 146 284 5264 % 23,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AabECDEBBAAEDEbCEABBDCDDAdcEDCDCBDCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAdABbeEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDaE D CBEeABE b dDC ACAcD ad Ca    A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  Bd    Ab Eb  C  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

280,768 46,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
CEREN YILMAZ 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 266 482 10515 % 46,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEbbcCAAEDB CEABBabbDAEDEDdDCBDdEeCcBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AcACE CbABCCBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız  dD  C a cBE   eD   Ce                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız     dD  A          C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

317,745 31,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14010
DAMLA DİRLİKLİ 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 30 190 350 7102 % 31,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcCECbEBBAAEDEEbEABBDCaDAEDEDCDCBeCCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAaABbdCDcECCdACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A   a AdBE A CD                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBe   Db  E  CCEBeb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 14 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

277,905 48,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  14077
ELİF ARİÇ 120 49 11 60 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 50 268 486 10825 % 48,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECaEBBAAEDEECEABBcC DAEbEDCDCBDebBbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEA d  cCbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız     A  C     E        CA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

345,345 22,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  94386
HAMZA SAMET TURAN 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 142 279 5066 % 22,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbDdCAAEDBBCEABBDeaDAEDEDdDCacEECebBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AaACEdCbdBCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BCDDACBEaABEA aCaCCdCA D  CD    ECEAAEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız Be d    c          C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

244,085 65,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12254
HİLAL YILMAZ 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 73 332 670 14741 % 65,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbbbCaEB bAc EbCEABBD DDAEDEDCbCdeCCBcEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEdadB dabEbdCdACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız     A  CB   dE A C    CA e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

281,753 46,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12265
ILGIN GÖKÇE 120 52 18 50 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 263 476 10419 % 46,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAdEDECAAEDdBaEABBDCaDAEDEDdbCBbEbCeABAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız AdACEBaDbe CBEECEecA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız B Da C  a BE  c  C   A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                  C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

289,825 42,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12181
SEDEN K TLU 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 245 446 9580 % 42,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaECbEB AAEDEbCdABBDbcDAEeEDCDCaeeCB EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız  EABAcbaC EECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız d   AD dc d BE AEC     AA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız C B           CE ae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 3 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

327,085 28,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 172 325 6360 % 28,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbCECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDdbCBDeCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdaABe CbEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBcA  CcE  dE AEC    CA e  Cc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız e      A      CdBcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 3 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

303,183 36,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12A  -  12135
ZEYNEP İDİL ÇİÇEK 120 63 34 23 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 220 399 8283 % 36,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız CAEbbECcAEDBBCEABBDbaDAEcEDCbCBDEECCeBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız dBACEdabbcCCBEECECcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 11 10 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız dde  C cEcaEdbECDC caAAa                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız eCDbBbcCb  CEbEBcC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

335,070 25,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  12166
BEYZA ÇİÇEK 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 158 303 5802 % 25,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEEDECAAEDBBCEABBDbDDAdDEDCDCBcEcCC BAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABdCdcCbABCCBEECECEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BaDD CBEEABEAAE     C   e C   D  b  eE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız B          e D B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 12 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

285,363 44,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12B  -  710
YAĞMUR YÖNEYER 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 45 256 463 10034 % 44,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDEBd AcDEECEABBDCeDAEDdDCDCBDCaBcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEAdA ceCbEECCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız ee cADbCB   d     b   Cc  d dD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız               C Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

233,958 70,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12D  -  12082
GÖKÇE OĞUL 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 80 350 720 15953 % 70,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECcEBB AEDEECEAcB   DA   D  a eeCabEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdaAdeaaDdECCBACECE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız dD                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  aa   D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 3 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

281,298 46,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12286
ENES AKYOL 120 52 19 49 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 265 480 10467 % 46,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbaECDE  AAEDEbCccBBDbDDAEDEDdDCBDCCBccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dcbcA ABCcEE adACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız  D  A  Cda       C    C     C C    E ECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız               C   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 10 5 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

335,363 25,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12269
EREN ALP TANIŞ 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 157 302 5783 % 25,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECbEBBAAcDEbCEAeBeCDDAdDEcCbeBceCBecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAcCbEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBaAcACa A BEDAEC CC CAADCDC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  e         D  CE  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 8 7 53

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

301,918 37,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12E  -  12022
YİĞİT SAVUNMUŞ 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 38 222 402 8414 % 37,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEEDECAAEDBBCEABBDCDDAEDEDCDCBDEECCABAE

Cevaplarınız aAEcDECcAEDBBCdbcBebDDAEcEDCDCBeEECC  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABACEBCDABCCBEECECEABDAAB

Cevaplarınız ABACEBCbA eCBcECEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCDDACBEEABEAAECDCCACAADCDCDADDDECEAAECE

Cevaplarınız BdD  C  dABEAbEC  CACAAeeDC A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCDEBDBCAEBCEDEBBCDC

Cevaplarınız                    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 9 5 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

257,468 58,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12G  -  14025
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 65 307 589 13154 % 58,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AbeECbccBcAbDEECdAcBDbeDAcDEDCDCBDCeBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız dEAadBAdaDEEdCBACEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız a B Aa       E bECb          ca         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CecbaBbb            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 11 4 73

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

445,135 1,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12İ  -  12085
BİLAL  ÇİFTÇİ 120 105 14 1 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 19 31 282 % 1,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AECECDd BAAEDEbCdABBDCDDbEDEDCDCBceCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABAaABCbEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDBEADACaEAABEDAECDCCACAADCDCDCDbEAaAECE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız CBBDEBDAECEDceCEBBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayma Yöntemleri 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

225,643 74,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12İ  -  14060
MUKADDES KILINÇ 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 85 360 754 16885 % 74,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AEaEbDdBecAEeEECEbeB bD A DEDC   DCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEdadaedC  ECCBACECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız     e          b       d        D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız        c   b    B e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 7 2 47

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 0 1 0

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Karbohidratlar 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

317,918 31,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK

12S  -  14073
ŞÜHEDA GİREN 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 29 189 349 7090 % 31,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 97 394 1006 22521

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AECECDEBBAAEDEECEABBDCDDAEDEDCDCBDCCBAEA

Cevaplarınız AcaECbEBBAdEDEECEABBDCDDAdDEDCbCBeCCBAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEABABABCDEECCBACECEDBABA

Cevaplarınız CEABABAabcEECCBACECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBEADACBEAABEDAECDCCACAADCDCDCDDEAEAECE

Cevaplarınız CDB A  C         C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBBDEBDAECEDBCCEBBCD

Cevaplarınız  e  aBDAE EbeCbdaBCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Özne ve Yüklem 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 15 13 2 87

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Karaların ve Denizlerin Hâkimi 1 1 0 100

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

97

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam E

6

%6,19

27

%27,84

19

%19,59
 

38

%39,18

7

%7,22
 

Doğru (%39,18)

Yanlış (%53,61)

Boş (%7,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam C

32

%32,99

18

%18,56

42

%43,30

1

%1,03

2

%2,06

2

%2,06
 

Doğru (%43,30)

Yanlış (%54,64)

Boş (%2,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Sözcükte Anlam E

3

%3,09

12

%12,37
 

3

%3,09

78

%80,41

1

%1,03
 

Doğru (%80,41)

Yanlış (%18,56)

Boş (%1,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%1,03

3

%3,09

90

%92,78

1

%1,03

2

%2,06
  

Doğru (%92,78)

Yanlış (%7,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cümlede Kavramlar D

13

%13,40

20

%20,62

3

%3,09

50

%51,55

4

%4,12

7

%7,22
 

Doğru (%51,55)

Yanlış (%41,24)

Boş (%7,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E  

1

%1,03

6

%6,19

12

%12,37

77

%79,38

1

%1,03
 

Doğru (%79,38)

Yanlış (%19,59)

Boş (%1,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma B  

56

%57,73

11

%11,34

3

%3,09

2

%2,06

25

%25,77
 

Doğru (%57,73)

Yanlış (%16,49)

Boş (%25,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Özne ve Yüklem B

6

%6,19

55

%56,70

3

%3,09

8

%8,25

4

%4,12

21

%21,65
 

Doğru (%56,70)

Yanlış (%21,65)

Boş (%21,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Karma Dil Bilgisi A

48

%49,48

2

%2,06

8

%8,25

2

%2,06
 

37

%38,14
 

Doğru (%49,48)

Yanlış (%12,37)

Boş (%38,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

72

%74,23
 

6

%6,19

11

%11,34

4

%4,12

4

%4,12
 

Doğru (%74,23)

Yanlış (%21,65)

Boş (%4,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Büyük Harflerin Yazılışı E  

2

%2,06

17

%17,53

4

%4,12

66

%68,04

8

%8,25
 

Doğru (%68,04)

Yanlış (%23,71)

Boş (%8,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Virgül D

1

%1,03

3

%3,09

2

%2,06

79

%81,44

4

%4,12

8

%8,25
 

Doğru (%81,44)

Yanlış (%10,31)

Boş (%8,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-33 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

1

%1,03

1

%1,03

7

%7,22

7

%7,22

76

%78,35

5

%5,15
 

Doğru (%78,35)

Yanlış (%16,49)

Boş (%5,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-34 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E  

34

%35,05

3

%3,09

3

%3,09

53

%54,64

4

%4,12
 

Doğru (%54,64)

Yanlış (%41,24)

Boş (%4,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafı İkiye Ayırma C

3

%3,09

11

%11,34

79

%81,44
 

1

%1,03

3

%3,09
 

Doğru (%81,44)

Yanlış (%15,46)

Boş (%3,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%1,03

2

%2,06

4

%4,12

10

%10,31

76

%78,35

4

%4,12
 

Doğru (%78,35)

Yanlış (%17,53)

Boş (%4,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

84

%86,60

3

%3,09

3

%3,09
 

3

%3,09

4

%4,12
 

Doğru (%86,60)

Yanlış (%9,28)

Boş (%4,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%2,06

66

%68,04

11

%11,34

1

%1,03

14

%14,43

3

%3,09
 

Doğru (%68,04)

Yanlış (%28,87)

Boş (%3,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

8

%8,25

82

%84,54
 

4

%4,12

1

%1,03

2

%2,06
 

Doğru (%84,54)

Yanlış (%13,40)

Boş (%2,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

2

%2,06

4

%4,12

5

%5,15

57

%58,76

17

%17,53

12

%12,37
 

Doğru (%58,76)

Yanlış (%28,87)

Boş (%12,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme C

1

%1,03

36

%37,11

41

%42,27

2

%2,06

3

%3,09

14

%14,43
 

Doğru (%42,27)

Yanlış (%43,30)

Boş (%14,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

9

%9,28

5

%5,15

4

%4,12

49

%50,52

15

%15,46

15

%15,46
 

Doğru (%50,52)

Yanlış (%34,02)

Boş (%15,46)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

1

%1,03

2

%2,06

89

%91,75

1

%1,03

4

%4,12
 

Doğru (%91,75)

Yanlış (%4,12)

Boş (%4,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

84

%86,60

3

%3,09
 

7

%7,22
 

3

%3,09
 

Doğru (%86,60)

Yanlış (%10,31)

Boş (%3,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%1,03

2

%2,06

24

%24,74

64

%65,98

6

%6,19
 

Doğru (%65,98)

Yanlış (%27,84)

Boş (%6,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

6

%6,19

6

%6,19

13

%13,40

65

%67,01

1

%1,03

6

%6,19
 

Doğru (%67,01)

Yanlış (%26,80)

Boş (%6,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%2,06

1

%1,03
 

3

%3,09

81

%83,51

10

%10,31
 

Doğru (%83,51)

Yanlış (%6,19)

Boş (%10,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,03

2

%2,06

3

%3,09

87

%89,69

2

%2,06

2

%2,06
 

Doğru (%89,69)

Yanlış (%8,25)

Boş (%2,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,03

1

%1,03

59

%60,82

29

%29,90

2

%2,06

5

%5,15
 

Doğru (%60,82)

Yanlış (%34,02)

Boş (%5,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%5,15

19

%19,59
 

64

%65,98

1

%1,03

8

%8,25
 

Doğru (%65,98)

Yanlış (%25,77)

Boş (%8,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,03

2

%2,06

69

%71,13

4

%4,12

8

%8,25

13

%13,40
 

Doğru (%71,13)

Yanlış (%15,46)

Boş (%13,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

14

%14,43

63

%64,95

2

%2,06

5

%5,15

1

%1,03

12

%12,37
 

Doğru (%64,95)

Yanlış (%22,68)

Boş (%12,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%1,03

1

%1,03

17

%17,53

41

%42,27

31

%31,96

6

%6,19
 

Doğru (%42,27)

Yanlış (%51,55)

Boş (%6,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,03

4

%4,12

53

%54,64

1

%1,03

33

%34,02

5

%5,15
 

Doğru (%54,64)

Yanlış (%40,21)

Boş (%5,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,06

1

%1,03

83

%85,57

1

%1,03

5

%5,15

5

%5,15
 

Doğru (%85,57)

Yanlış (%9,28)

Boş (%5,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%2,06

78

%80,41

2

%2,06

2

%2,06

2

%2,06

11

%11,34
 

Doğru (%80,41)

Yanlış (%8,25)

Boş (%11,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

39

%40,21

7

%7,22

19

%19,59

2

%2,06

5

%5,15

25

%25,77
 

Doğru (%40,21)

Yanlış (%34,02)

Boş (%25,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%4,12

1

%1,03

12

%12,37

23

%23,71

47

%48,45

10

%10,31
 

Doğru (%48,45)

Yanlış (%41,24)

Boş (%10,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

81

%83,51
 

1

%1,03

3

%3,09

4

%4,12

8

%8,25
 

Doğru (%83,51)

Yanlış (%8,25)

Boş (%8,25)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Boylardan Devlete C  

6

%6,25

74

%77,08

13

%13,54
 

3

%3,13
 

Doğru (%77,08)

Yanlış (%19,79)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Anadolu’nun İlk Fatihleri E

1

%1,04

1

%1,04

6

%6,25

6

%6,25

81

%84,38

1

%1,04
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%14,58)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Karaların ve Denizlerin Hâkimi A

59

%61,46

11

%11,46

1

%1,04

15

%15,63

1

%1,04

9

%9,38
 

Doğru (%61,46)

Yanlış (%29,17)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Mudanya’dan Lozan’a B

20

%20,83

41

%42,71

8

%8,33

15

%15,63

3

%3,13

9

%9,38
 

Doğru (%42,71)

Yanlış (%47,92)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti A

68

%70,83
 

1

%1,04

13

%13,54

7

%7,29

7

%7,29
 

Doğru (%70,83)

Yanlış (%21,88)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Haritalarda Temel Kavramlar B

10

%10,42

44

%45,83

4

%4,17

11

%11,46

4

%4,17

23

%23,96
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%30,21)

Boş (%23,96)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Bölge ve Bölge Türleri A

41

%42,71

14

%14,58

6

%6,25

4

%4,17

8

%8,33

23

%23,96
 

Doğru (%42,71)

Yanlış (%33,33)

Boş (%23,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Göçler ve Göçlerin Nedenleri B

15

%15,63

19

%19,79

12

%12,50

35

%36,46

8

%8,33

7

%7,29
 

Doğru (%19,79)

Yanlış (%72,92)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri C

27

%28,13

5

%5,21

45

%46,88
 

9

%9,38

10

%10,42
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%42,71)

Boş (%10,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Türkiye'de İklim D

5

%5,21

42

%43,75

15

%15,63

17

%17,71

2

%2,08

15

%15,63
 

Doğru (%17,71)

Yanlış (%66,67)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 FELSEFEYİ TANIMA E  

2

%2,08

17

%17,71

7

%7,29

61

%63,54

9

%9,38
 

Doğru (%63,54)

Yanlış (%27,08)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları E  

2

%2,08

2

%2,08

1

%1,04

82

%85,42

9

%9,38
 

Doğru (%85,42)

Yanlış (%5,21)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bilgi Felsefesi C

1

%1,04

6

%6,25

58

%60,42

5

%5,21

2

%2,08

24

%25,00
 

Doğru (%60,42)

Yanlış (%14,58)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C

2

%2,08
 

90

%93,75

1

%1,04
 

3

%3,13
 

Doğru (%93,75)

Yanlış (%3,13)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B  

67

%69,79

1

%1,04

20

%20,83
 

8

%8,33
 

Doğru (%69,79)

Yanlış (%21,88)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Bilgi ve İnanç A

83

%86,46

1

%1,04

1

%1,04

3

%3,13
 

8

%8,33
 

Doğru (%86,46)

Yanlış (%5,21)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C   

95

%98,96
  

1

%1,04
 

Doğru (%98,96)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Din ve İslam E  

1

%1,04

1

%1,04
 

92

%95,83

2

%2,08
 

Doğru (%95,83)

Yanlış (%2,08)

Boş (%2,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Din ve Hayat C   

93

%96,88
 

1

%1,04

2

%2,08
 

Doğru (%96,88)

Yanlış (%1,04)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 İnançla İlgili Meseleler E

1

%1,04

12

%12,50

14

%14,58

2

%2,08

15

%15,63

52

%54,17
 

Doğru (%15,63)

Yanlış (%30,21)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Varlık Felsefesi D      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları B      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri A      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Bilim Felsefesi B      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Ahlak Felsefesi A      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

4

%4,44

2

%2,22

29

%32,22

14

%15,56

5

%5,56

36

%40,00
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%27,78)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Dört İşlem Yeteneği D

2

%2,22
 

2

%2,22

55

%61,11

2

%2,22

29

%32,22
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%6,67)

Boş (%32,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Rasyonel Sayılar B

6

%6,67

34

%37,78

3

%3,33

2

%2,22

1

%1,11

44

%48,89
 

Doğru (%37,78)

Yanlış (%13,33)

Boş (%48,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-9 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

8

%8,89

3

%3,33

2

%2,22

3

%3,33

22

%24,44

52

%57,78
 

Doğru (%24,44)

Yanlış (%17,78)

Boş (%57,78)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

62

%68,89

5

%5,56

6

%6,67
 

1

%1,11

16

%17,78
 

Doğru (%68,89)

Yanlış (%13,33)

Boş (%17,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Karışım Problemleri D

2

%2,22

3

%3,33

1

%1,11

38

%42,22

1

%1,11

45

%50,00
 

Doğru (%42,22)

Yanlış (%7,78)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar A

24

%26,67

2

%2,22

2

%2,22
 

2

%2,22

60

%66,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C  

3

%3,33

52

%57,78

1

%1,11

1

%1,11

33

%36,67
 

Doğru (%57,78)

Yanlış (%5,56)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sayma Yöntemleri B

6

%6,67

20

%22,22

8

%8,89

5

%5,56

2

%2,22

49

%54,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%23,33)

Boş (%54,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler E

2

%2,22
 

1

%1,11
 

25

%27,78

62

%68,89
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%3,33)

Boş (%68,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Mutlak Değerli Denklemler A

26

%28,89
 

3

%3,33

7

%7,78

4

%4,44

50

%55,56
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%15,56)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Fonksiyonlarda İşlemler A

16

%17,78

4

%4,44
 

1

%1,11
 

69

%76,67
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%5,56)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları B

5

%5,56

44

%48,89
 

6

%6,67

2

%2,22

33

%36,67
 

Doğru (%48,89)

Yanlış (%14,44)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları E

1

%1,11

1

%1,11

4

%4,44

1

%1,11

54

%60,00

29

%32,22
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%7,78)

Boş (%32,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-28 Sayı Basamakları D  

4

%4,44

1

%1,11

14

%15,56

1

%1,11

70

%77,78
 

Doğru (%15,56)

Yanlış (%6,67)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-29 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

23

%25,56

8

%8,89
 

2

%2,22
 

57

%63,33
 

Doğru (%25,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%63,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Rutin Olmayan Problemler E

2

%2,22

1

%1,11

4

%4,44

1

%1,11

35

%38,89

47

%52,22
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%8,89)

Boş (%52,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Rutin Olmayan Problemler C

3

%3,33
 

43

%47,78

5

%5,56

4

%4,44

35

%38,89
 

Doğru (%47,78)

Yanlış (%13,33)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Rutin Olmayan Problemler D

6

%6,67

3

%3,33

3

%3,33

29

%32,22

4

%4,44

45

%50,00
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%17,78)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

23

%25,56
 

1

%1,11

66

%73,33
 

Doğru (%25,56)

Yanlış (%1,11)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

2

%2,22
 

23

%25,56
 

2

%2,22

63

%70,00
 

Doğru (%25,56)

Yanlış (%4,44)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A

20

%22,22
 

2

%2,22

1

%1,11

3

%3,33

64

%71,11
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%6,67)

Boş (%71,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Periyodik Durumlar C

1

%1,11

2

%2,22

54

%60,00
 

1

%1,11

32

%35,56
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%4,44)

Boş (%35,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bölünebilme Kuralları A

48

%53,33

2

%2,22

1

%1,11

2

%2,22

1

%1,11

36

%40,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

27

%30,00
 

4

%4,44

1

%1,11

4

%4,44

54

%60,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

1

%1,11
  

24

%26,67

4

%4,44

61

%67,78
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%5,56)

Boş (%67,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayma Yöntemleri C

2

%2,22

5

%5,56

11

%12,22

5

%5,56

5

%5,56

62

%68,89
 

Doğru (%12,22)

Yanlış (%18,89)

Boş (%68,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri D

1

%1,11

3

%3,33
 

5

%5,56

2

%2,22

79

%87,78
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%6,67)

Boş (%87,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Grafik Problemleri C

1

%1,11
 

36

%40,00

2

%2,22
 

51

%56,67
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Basit Olayların Olasılıkları D

4

%4,44

2

%2,22

6

%6,67

9

%10,00

1

%1,11

68

%75,56
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%14,44)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Üçgende Açılar C

1

%1,11

1

%1,11

27

%30,00

1

%1,11

2

%2,22

58

%64,44
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%5,56)

Boş (%64,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgenlerin Benzerliği D

2

%2,22
  

14

%15,56
 

74

%82,22
 

Doğru (%15,56)

Yanlış (%2,22)

Boş (%82,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgende Kenarortay D

1

%1,11

1

%1,11

1

%1,11

3

%3,33
 

84

%93,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Üçgende Açıortay E  

1

%1,11

4

%4,44
 

4

%4,44

81

%90,00
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%5,56)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Çokgenler A

10

%11,11
   

1

%1,11

79

%87,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%1,11)

Boş (%87,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Dikdörtgen E

2

%2,22
 

1

%1,11
 

12

%13,33

75

%83,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen A

10

%11,11
 

1

%1,11

1

%1,11
 

78

%86,67
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%2,22)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Prizmalar E

1

%1,11

1

%1,11

1

%1,11
 

8

%8,89

79

%87,78
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%3,33)

Boş (%87,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Prizmalar C  

1

%1,11

3

%3,33
 

5

%5,56

81

%90,00
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Deltoid E     

17

%18,89

73

%81,11
 

Doğru (%18,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,11)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kütle, Hacim ve Özkütle C

1

%1,37
 

17

%23,29

1

%1,37

9

%12,33

45

%61,64
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%15,07)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

1

%1,37

25

%34,25

1

%1,37

2

%2,74

9

%12,33

35

%47,95
 

Doğru (%34,25)

Yanlış (%17,81)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı B

1

%1,37

10

%13,70

6

%8,22

3

%4,11

4

%5,48

49

%67,12
 

Doğru (%13,70)

Yanlış (%19,18)

Boş (%67,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Elektrik Devreleri D  

1

%1,37

3

%4,11

4

%5,48
 

65

%89,04
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%5,48)

Boş (%89,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan E

3

%4,11

1

%1,37

3

%4,11

3

%4,11

13

%17,81

50

%68,49
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%13,70)

Boş (%68,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kuvvet ve Özellikleri B  

19

%26,03

1

%1,37

2

%2,74
 

51

%69,86
 

Doğru (%26,03)

Yanlış (%4,11)

Boş (%69,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Gölge D

7

%9,59

4

%5,48
 

23

%31,51

1

%1,37

38

%52,05
 

Doğru (%31,51)

Yanlış (%16,44)

Boş (%52,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Kimyanın Sembolik Dili A

27

%36,99

5

%6,85

2

%2,74

2

%2,74

2

%2,74

35

%47,95
 

Doğru (%36,99)

Yanlış (%15,07)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik
Tabloda Yer Bulma E  

6

%8,22

8

%10,96
 

6

%8,22

53

%72,60
 

Doğru (%8,22)

Yanlış (%19,18)

Boş (%72,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ C

1

%1,37

1

%1,37

7

%9,59
 

1

%1,37

63

%86,30
 

Doğru (%9,59)

Yanlış (%4,11)

Boş (%86,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Sıvılar E

1

%1,37

2

%2,74
 

1

%1,37

21

%28,77

48

%65,75
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%5,48)

Boş (%65,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu D

1

%1,37

8

%10,96
 

14

%19,18
 

50

%68,49
 

Doğru (%19,18)

Yanlış (%12,33)

Boş (%68,49)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.EŞİT AĞIRLIK
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 2

Okul İlçe İl Genel

97 394 1006 22521

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Çözeltilerde Derişim B

1

%1,37

3

%4,11

1

%1,37
 

12

%16,44

56

%76,71
 

Doğru (%4,11)

Yanlış (%19,18)

Boş (%76,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Nötralleşme Tepkimeleri C

1

%1,37

2

%2,74

13

%17,81

3

%4,11

4

%5,48

50

%68,49
 

Doğru (%17,81)

Yanlış (%13,70)

Boş (%68,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı C  

6

%8,22

40

%54,79
 

6

%8,22

21

%28,77
 

Doğru (%54,79)

Yanlış (%16,44)

Boş (%28,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E    

6

%8,22

26

%35,62

41

%56,16
 

Doğru (%35,62)

Yanlış (%8,22)

Boş (%56,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Mitoz B

1

%1,37

34

%46,58
 

3

%4,11
 

35

%47,95
 

Doğru (%46,58)

Yanlış (%5,48)

Boş (%47,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Karbohidratlar B

1

%1,37

16

%21,92

7

%9,59

2

%2,74

2

%2,74

45

%61,64
 

Doğru (%21,92)

Yanlış (%16,44)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Ökaryotik Alemler C

3

%4,11

4

%5,48

27

%36,99

1

%1,37

9

%12,33

29

%39,73
 

Doğru (%36,99)

Yanlış (%23,29)

Boş (%39,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Küçük Moleküllerin Taşınması D   

1

%1,37

5

%6,85

2

%2,74

65

%89,04
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%4,11)

Boş (%89,04)
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