
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU2 FULL GERİ SAYIM 131 131 255 2796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,58 7 3 5,74 7 2 6,65 5 3 4,34 8 5 6,46 11 7 8,48 51 26 42,25 331,640

Okul Ortalaması 16 3 14,62 8 1 7,80 9 1 8,62 7 2 6,49 12 3 11,00 14 5 12,25 66 15 60,78 394,390

KATILIMLAR

1 0 EYMEN ALPTEKİN 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 1 1 1 3 16
% 0,57

2 0 DAĞHAN TUNCALI 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 1 1 1 3 16
% 0,57

3 0 ÇAĞAN DEMİR 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 1 1 1 3 16
% 0,57

4 0 FEVZİ YETİM 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,347 2 4 4 6 23
% 0,82

5 0 MERT KILIÇ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 87 3 86,01 486,331 3 5 5 7 26
% 0,93

6 0 GÜL YAREN BOZKURT 8B 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 18 2 17,33 87 2 86,33 484,994 1 6 6 8 29
% 1,04

7 0 KEREM MERT YILMAZ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 3 7 7 9 32
% 1,14

8 0 METE ÖZKAN 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 4 7 7 9 32
% 1,14

9 0 FİLİZ MALKOÇ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 87 3 86,01 483,160 4 9 9 11 35
% 1,25

10 0 ALEYNA IŞIK 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 87 3 86,00 482,460 5 10 10 12 39
% 1,39

11 0 MELİH SERDAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 482,109 5 11 11 13 42
% 1,50

12 0 İBRAHİM MERT ALEVLİ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 481,144 6 12 12 14 46
% 1,65

13 0 URAS AYDOĞ 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 478,549 7 13 13 16 59
% 2,11

14 0 ALİ DUMANLI 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,67 477,683 6 14 14 17 62
% 2,22

15 0 HAKTAN ULU 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 86 4 84,66 477,273 8 15 15 18 68
% 2,43

16 0 YAREN ONAY 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 86 4 84,66 477,273 7 15 15 18 68
% 2,43

17 0 BERİL YARDIM  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,34 476,658 1 17 17 20 73
% 2,61

18 0 DENİZ KOCAAYAN 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 86 4 84,67 476,283 9 18 18 21 75
% 2,68

19 0 KUZEY UTKAN GÜL 8C 20 0 20,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 0 19,00 17 3 16,00 84 4 82,67 476,037 1 19 19 22 77
% 2,75

20 0 E ERVA GÜNER 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 85 5 83,34 475,958 10 20 20 23 78
% 2,79

21 0 ÖMER FARUK KAYGISIZ8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,01 473,627 11 21 21 25 88
% 3,15

22 0 YİĞİT KILIÇ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,33 472,497 8 22 22 28 95
% 3,40

23 0 GÖKÇE GÖKGÜN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 19 1 18,67 84 5 82,34 471,445 12 23 23 29 103
% 3,68

24 0 MERT ZEYLAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 83 7 80,67 465,994 13 24 24 32 127
% 4,54

25 0 KIVANÇ KAYA 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 83 6 81,00 465,559 9 25 25 34 132
% 4,72

26 0 FATİH BAŞARAN 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 20 0 20,00 19 1 18,67 79 10 75,67 464,817 2 26 26 36 140
% 5,01

27 0 ECE KOTLUCA 8B 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 20 0 20,00 18 1 17,67 81 7 78,67 464,263 3 27 27 37 144
% 5,15

28 0 M RÜZGAR ALKAN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 83 7 80,67 462,533 10 28 28 38 158
% 5,65

29 0 ELİF ÖZER 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 83 7 80,67 459,444 11 29 29 41 184
% 6,58

30 0 BEYZANUR BOZDAĞ 8 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 19 1 18,67 80 10 76,67 459,372 14 30 30 42 185
% 6,62

31 0 AHMET TALHA ALKAN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 457,838 4 31 31 47 199
% 7,12

32 31478 AHMET EMİR G 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 81 7 78,67 457,154 12 32 32 48 204
% 7,30

33 0 EYLÜL YONTAR 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 17 3 16,00 81 7 78,67 455,739 5 33 33 49 216
% 7,73
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,58 7 3 5,74 7 2 6,65 5 3 4,34 8 5 6,46 11 7 8,48 51 26 42,25 331,640

Okul Ortalaması 16 3 14,62 8 1 7,80 9 1 8,62 7 2 6,49 12 3 11,00 14 5 12,25 66 15 60,78 394,390

KATILIMLAR

34 0 ELİF NAYAN 8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 80 9 77,00 455,352 15 34 34 51 226
% 8,08

35 0 İBRAHİM YILMAZ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 80 10 76,68 455,352 13 34 34 51 226
% 8,08

36 0 ŞİMAL ÖCAL 8 19 0 19,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 18 0 18,00 15 3 14,00 78 7 75,67 454,859 16 36 36 53 237
% 8,48

37 0 BATURAP ARMAĞAN 8 16 2 15,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 80 8 77,32 454,023 17 37 37 54 246
% 8,80

38 0 CANSU YAZ UNUK 8B 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 17 3 16,00 80 7 77,67 450,932 6 38 38 58 275
% 9,84

39 0 ELİF ULUKAN 8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 18 2 17,33 80 9 77,00 449,646 18 39 39 60 289
% 10

40 0 BEREN YETMİŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 16 4 14,67 80 8 77,34 449,034 19 40 40 61 296
% 11

41 0 HALİL İBRAHİM GÜNEŞ8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 18 2 17,33 16 4 14,67 77 13 72,68 448,529 14 41 41 62 300
% 11

42 0 FURKAN ALİ ACAR 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 80 9 77,00 445,838 7 42 42 64 320
% 11

43 0 AYDIN GİRAY ZEYTİNS 8C 17 1 16,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 17 0 17,00 17 3 16,00 76 9 73,00 445,733 2 43 43 65 322
% 12

44 0 EMİRHAN YENİGÜN  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 18 2 17,33 18 2 17,33 76 14 71,33 445,644 2 44 44 66 324
% 12

45 0 SERTAÇ BÜLBÜL 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 18 2 17,33 79 10 75,67 441,817 20 45 45 68 359
% 13

46 0 EMİR ARAS 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 440,145 8 46 46 70 380
% 14

47 0 FİRDEVS NİL KARA 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 17 1 16,67 77 5 75,34 439,368 3 47 47 72 389
% 14

48 0 RUMEYSA GÜRBÜZ 8B 18 1 17,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 1 7,67 18 1 17,67 13 6 11,00 75 10 71,68 436,901 9 48 48 76 414
% 15

49 0 ALMİLA TUĞÇE KOÇAK8 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 18 2 17,33 15 4 13,67 73 12 69,00 434,545 21 49 49 79 445
% 16

50 0 EYLÜL BATGİ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 77 10 73,67 432,167 22 50 50 80 465
% 17

51 0 AZRA ZEYNEP ÖZOCAK8D 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 18 2 17,33 14 6 12,00 73 16 67,67 431,149 1 51 51 82 471
% 17

52 0 DENİZ ÖZŞEN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 4 13,67 77 11 73,34 429,594 23 52 52 83 490
% 18

53 0 POYRAZ BAYSAL 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 16 3 15,00 17 3 16,00 74 15 69,01 428,783 24 53 53 85 498
% 18

54 0 EGE ERSOY 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 14 3 13,00 17 2 16,33 74 12 70,00 428,715 10 54 54 86 499
% 18

55 0 BELİNAY ÇETİN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 76 14 71,34 428,200 11 55 55 87 507
% 18

56 0 MERT TABAK 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 19 1 18,67 77 13 72,67 426,929 25 56 56 89 517
% 18

57 0 NEHİR UZUN 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 14 6 12,00 74 16 68,67 426,508 4 57 57 90 521
% 19

58 0 İREM KOCABAŞ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 17 3 16,00 16 4 14,67 73 17 67,35 425,923 26 58 58 91 525
% 19

59 0 YAĞIZ EFE SOY * Ş 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 15 3 14,00 16 3 15,00 73 14 68,34 422,684 12 59 59 94 545
% 19

60 0 ERDEM KARARMAZ 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 15 5 13,33 18 2 17,33 71 18 65,00 420,371 5 60 60 96 570
% 20

61 0 MASAL TOKER 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 74 13 69,67 418,500 27 61 61 100 588
% 21

62 0 MERT KANAŞ 8 18 2 17,33 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 14 2 13,33 72 10 68,67 418,433 28 62 62 101 589
% 21

63 0 EYMEN ÜRAL  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 1 5,67 16 1 15,67 13 3 12,00 70 10 66,68 417,960 3 63 63 103 596
% 21

64 0 ELA EYLÜL KAŞDAŞ 8 16 3 15,00 9 0 9,00 9 0 9,00 9 1 8,67 15 2 14,33 13 3 12,00 71 9 68,00 416,503 29 64 64 106 609
% 22

65 0 SELİN KOÇ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 16 3 15,00 14 6 12,00 70 19 63,67 414,617 30 65 65 108 624
% 22

66 0 ŞİRİNYAZGI AKMAN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 74 15 69,00 414,220 31 66 66 110 631
% 23
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,58 7 3 5,74 7 2 6,65 5 3 4,34 8 5 6,46 11 7 8,48 51 26 42,25 331,640

Okul Ortalaması 16 3 14,62 8 1 7,80 9 1 8,62 7 2 6,49 12 3 11,00 14 5 12,25 66 15 60,78 394,390

KATILIMLAR

67 0 DOĞAY YILMAZ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 17 3 16,00 73 17 67,33 413,874 32 67 67 111 633
% 23

68 0 EGE ORÇUN BOZOK  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 16 4 14,67 71 19 64,68 413,569 4 68 68 112 637
% 23

69 0 ERVA ÇAKMAK 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 15 4 13,67 14 6 12,00 71 18 65,00 412,377 33 69 69 115 654
% 23

70 0 ASEL YILMAZER 8 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 13 5 11,33 16 3 15,00 70 16 64,66 411,508 34 70 70 117 664
% 24

71 0 ONAT ONAĞ 8C 15 3 14,00 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 14 6 12,00 71 13 66,66 411,407 6 71 71 118 666
% 24

72 0 UTKU KAHYA 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 4 9,67 17 3 16,00 71 14 66,34 411,329 35 72 72 119 668
% 24

73 0 OSMAN ENES KULLE 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 5 13,33 12 7 9,67 70 19 63,67 407,114 36 73 73 124 724
% 26

74 0 İSMAİL YEKTA 8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 14 6 12,00 72 18 66,01 406,967 37 74 74 125 727
% 26

75 0 GÜLCE İ ŞLK 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 2 12,33 12 3 11,00 68 12 64,00 404,880 13 75 75 126 748
% 27

76 0 D O R U K 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 6 10,00 15 5 13,33 70 18 63,99 402,619 38 76 76 129 770
% 28

77 0 LEYLİFER SEZEN 8B 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 4 11,67 13 7 10,67 69 17 63,34 400,542 14 77 77 131 786
% 28

78 0 ÖZÜM AKSÜT 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 14 4 12,67 70 11 66,34 400,381 39 78 78 132 787
% 28

79 0 EMRE ALKAN  16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 13 4 11,67 14 6 12,00 68 17 62,34 399,108 5 79 79 134 799
% 29

80 0 BEYZA FERT B 8B 16 4 14,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 8 7,33 15 5 13,33 69 18 63,00 389,447 15 80 80 142 886
% 32

81 0 MİRAY KAYA 8 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 6 9,00 16 3 15,00 64 22 56,66 384,202 40 81 81 147 930
% 33

82 0 ZELAL GÜNEŞ 8 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 13 7 10,67 64 17 58,35 380,965 41 82 82 151 961
% 34

83 0 FATIMA ZÜLAL TAŞ  İ 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 6 9,00 11 9 8,00 65 22 57,67 380,940 1 83 83 152 962
% 34

84 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 8G 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 10 2 9,33 14 6 12,00 62 20 55,33 380,438 1 84 84 154 971
% 35

85 0 MERT   AKINLI 8C 13 3 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 6 6,00 16 3 15,00 65 14 60,34 378,489 7 85 85 156 993
% 36

86 0 CEMRE ÖZEP 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 4 7,67 14 6 12,00 64 19 57,67 375,286 8 86 86 157 1015
% 36

87 0 MENES ÇAKICI 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 9 2 8,33 13 5 11,33 61 17 55,33 372,857 42 87 87 160 1040
% 37

88 777 BATIN BÜYÜKKAYA 8B 14 4 12,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 8 7,33 15 5 13,33 63 23 55,34 371,579 16 88 88 162 1055
% 38

89 0 FURKAN ALACAN 8 13 3 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 8 4 6,67 15 3 14,00 61 14 56,33 371,522 43 89 89 163 1058
% 38

90 0 EMİR BAHADIR 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 12 7 9,67 60 22 52,66 371,282 2 90 90 164 1062
% 38

91 0 EYLÜL GÜL 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 14 6 12,00 65 20 58,34 370,751 3 91 91 165 1065
% 38

92 0 DORUK YENİGELEN 8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 14 6 12,00 63 22 55,67 367,369 44 92 92 169 1098
% 39

93 0 İCLAL ARDIÇ 8Z 14 6 12,00 9 0 9,00 10 0 10,00 4 5 2,33 7 4 5,67 16 4 14,67 60 19 53,67 366,529 1 93 93 170 1111
% 40

94 0 AHMET TALHA BİLİR 8 14 5 12,33 9 0 9,00 9 0 9,00 10 0 10,00 8 1 7,67 11 5 9,33 61 11 57,33 366,335 45 94 94 171 1114
% 40

95 0 BERİL MALKOÇ 8 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 14 5 12,33 62 22 54,67 361,577 46 95 95 173 1156
% 41

96 0 ZEHRANUR K* UÇ 8Z 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 5 6,33 9 9 6,00 59 22 51,66 355,065 2 96 96 177 1215
% 43

97 0 EGE TURGUT 8Z 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 4 5,67 8 2 7,33 56 15 51,00 350,920 3 97 97 178 1259
% 45

98 0 MALİK T*ĞRUL 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 5 4 3,67 14 6 12,00 55 20 48,34 349,240 47 98 98 180 1274
% 46

99 0 CEM EGE ART 8B 14 3 13,00 9 1 8,67 10 0 10,00 1 3 0,00 4 3 3,00 15 5 13,33 53 15 48,00 348,949 17 99 99 181 1280
% 46
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Genel Ortalama 13 6 10,58 7 3 5,74 7 2 6,65 5 3 4,34 8 5 6,46 11 7 8,48 51 26 42,25 331,640

Okul Ortalaması 16 3 14,62 8 1 7,80 9 1 8,62 7 2 6,49 12 3 11,00 14 5 12,25 66 15 60,78 394,390

KATILIMLAR

100 0 EFE BEŞİNCİ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 8 2,33 12 8 9,33 60 23 52,33 341,501 48 100 100 185 1348
% 48

101 0 ŞEVVAL ERGÜL 8F 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 5 1,33 6 5 4,33 11 7 8,67 53 22 45,66 340,815 1 101 101 186 1353
% 48

102 0 BERFE ANGÜN 8Ü 15 2 14,33 4 2 3,33 9 0 9,00 8 2 7,33 2 1 1,67 10 7 7,67 48 14 43,33 326,390 1 102 102 194 1491
% 53

103 0 YAREN  *ŞİLYURT 8 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 7 1,67 13 7 10,67 53 28 43,68 325,493 49 103 103 195 1495
% 53

104 0 NİHAL YILMAZ 8F 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 1 2 0,33 7 8 4,33 52 15 47,00 323,067 2 104 104 196 1520
% 54

105 0 RANA ÇALTI 8 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 3 5,00 4 9 1,00 47 22 39,66 320,857 50 105 105 197 1539
% 55

106 0 DAVUT BOZYİĞİT 8E 13 2 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 1 0 1,00 2 4 0,67 13 4 11,67 43 16 37,67 318,328 1 106 106 198 1559
% 56

107 0 NAZLI ÇAKMAK 8F 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 10 9 7,00 49 27 39,99 314,226 3 107 107 201 1596
% 57

108 0 AYŞE NAZ YAVUZ 8 14 5 12,33 5 2 4,33 6 2 5,33 4 3 3,00 5 6 3,00 9 4 7,67 43 22 35,66 312,781 51 108 108 202 1609
% 58

109 0 EREN SARICAN B 8 14 6 12,00 6 1 5,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 11 8 8,33 44 24 36,00 312,126 52 109 109 203 1621
% 58

110 0 KADİR GÜRLE 8E 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 48 31 37,68 307,982 2 110 110 207 1668
% 60

111 0 DEVİN SAVUNMUŞ 8F 13 6 11,00 5 4 3,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 7 6,67 46 28 36,68 306,241 4 111 111 209 1685
% 60

112 0 SAİD HAMZA SARP 8F 11 3 10,00 9 1 8,67 7 1 6,67 2 4 0,67 2 3 1,00 10 5 8,33 41 17 35,34 302,871 5 112 112 211 1722
% 62

113 0 RM N VİCTOR OSİMHEN8* 13 7 10,67 8 1 7,67 5 1 4,67 1 1 0,67 4 3 3,00 7 4 5,67 38 17 32,35 299,136 1 113 113 213 1754
% 63

114 0 CEREN VURGUN 8F 9 7 6,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 0 3,00 8 5 6,33 43 19 36,67 298,237 6 114 114 214 1765
% 63

115 0 OSMAN UTKULU 8 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 3 3,00 8 8 5,33 7 11 3,33 43 35 31,33 294,156 53 115 115 215 1804
% 65

116 0 YUSUF DEMİR 8 12 8 9,33 7 3 6,00 7 1 6,67 3 5 1,33 10 8 7,33 0 1 -0,33 39 26 30,33 292,168 54 116 116 216 1815
% 65

117 0 HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ8G 10 6 8,00 4 3 3,00 8 2 7,33 2 1 1,67 2 1 1,67 11 8 8,33 37 21 30,00 290,688 2 117 117 218 1826
% 65

118 0 SALİH CAN ARİÇ 8G 13 3 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 46 40 32,68 290,027 3 118 118 219 1834
% 66

119 349 UTKUHAN YUR 8E 13 5 11,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 1 0,67 11 9 8,00 33 26 24,34 283,130 3 119 119 221 1879
% 67

120 0 AHMET EYMEN UYGUN8E 9 11 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 45 45 30,01 265,210 4 120 120 229 2039
% 73

121 0 GÖKTÜRK Ç* DARLI 8K 12 4 10,67 4 1 3,67 7 3 6,00 4 5 2,33 0 1 -0,33 2 3 1,00 29 17 23,34 263,599 1 121 121 231 2053
% 73

122 0 GÖKHAN ÖZEN  7 4 5,67 2 4 0,67 3 3 2,00 2 3 1,00 8 2 7,33 22 16 16,67 254,741 6 122 122 238 2115
% 76

123 0 AHMET TALHA KÖROGLU8G 8 10 4,67 3 1 2,67 9 1 8,67 3 7 0,67 1 0 1,00 1 1 0,67 25 20 18,35 244,402 4 123 123 241 2170
% 78

124 0 BURHAN EFE AKGÖR 8D 1 5 -0,67 3 5 1,33 7 1 6,67 3 4 1,67 0 4 -1,33 11 5 9,33 25 24 17,00 240,988 4 124 124 242 2181
% 78

125 0 ZÜLAL KOÇİ 8G 10 8 7,33 1 8 -1,67 7 3 6,00 2 5 0,33 3 8 0,33 4 15 -1,00 27 47 11,32 232,932 5 125 125 247 2229
% 80

126 0 MERT GÜVEN 8 6 8 3,33 4 4 2,67 1 2 0,33 5 1 4,67 4 10 0,67 20 25 11,67 225,264 55 126 126 249 2273
% 81

127 0 HÜSEYİN GÖKTÜRK 8G 9 8 6,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 5 2,33 5 10 1,67 2 16 -3,33 26 52 8,66 224,048 6 127 127 250 2279
% 82

128 0 ÖZGÜR AYTAÇ 8G 6 9 3,00 6 4 4,67 0 8 -2,67 3 5 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 21 40 7,67 219,885 7 128 128 251 2313
% 83

129 0 AZRA BERİLĞEN 8F 8 11 4,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 1 1 0,67 4 4 2,67 1 11 -2,67 19 39 6,00 219,118 7 129 129 252 2322
% 83

130 0 ENSAR BALTA 8C 2 15 -3,00 4 5 2,33 3 6 1,00 2 1 1,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 15 41 1,33 189,364 9 130 130 254 2687
% 96

131 0 TAHA ARİÇ  3 10 -0,33 1 5 -0,67 2 6 0,00 1 7 -1,33 1 9 -2,00 8 37 -4,33 180,140 7 131 131 255 2768
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU2 FULL GERİ SAYIM 131 131 255 2796

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,58 7 3 5,74 7 2 6,65 5 3 4,34 8 5 6,46 11 7 8,48 51 26 42,25 331,640

Okul Ortalaması 16 3 14,62 8 1 7,80 9 1 8,62 7 2 6,49 12 3 11,00 14 5 12,25 66 15 60,78 394,390

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2 FULL GERİ SAYIM

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(131)

14,62 7,80 8,62 6,49 11,00 12,25 60,78 394,390

İlçe
(131)

14,62 (1) 7,80 (1) 8,62 (1) 6,49 (1) 11,00 (1) 12,25 (1) 60,78 (1) 394,390
İl

(255)
14,19 (1) 7,70 (1) 8,25 (1) 6,04 (1) 10,06 (1) 11,68 (1) 57,92 (1) 384,500

Genel
(2796)

10,58 (10) 5,74 (17) 6,65 (13) 4,34 (11) 6,46 (11) 8,48 (11) 42,25 (9) 331,640
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(7)
12,05 6,00 6,72 4,76 10,95 11,05 51,53 369,690

 İ
(1)

17,33 8,67 10,00 4,67 9,00 8,00 57,67 380,940
8

(55)
15,78 8,41 9,09 7,30 12,06 13,65 66,29 412,640

8*
(1)

10,67 7,67 4,67 0,67 3,00 5,67 32,35 299,140
8A
(14)

18,57 9,53 9,74 9,43 18,05 17,14 82,46 471,800
8B
(17)

15,94 8,86 9,55 7,47 14,22 14,69 70,73 429,200
8C
(9)

13,30 7,89 8,11 7,04 11,81 13,04 61,19 395,840
8D
(4)

11,83 6,84 8,17 4,08 7,25 10,75 48,92 353,540
8E
(4)

10,00 5,67 6,75 2,75 2,00 5,25 32,42 293,660
8F
(7)

10,48 6,14 7,67 3,43 2,09 5,52 35,33 300,650
8G
(7)

8,00 3,24 5,76 1,48 2,48 2,48 23,44 268,920
8K
(1)

10,67 3,67 6,00 2,33 -0,33 1,00 23,34 263,600
8Ü
(1)

14,33 3,33 9,00 7,33 1,67 7,67 43,33 326,390
8Z
(3)

14,22 7,89 9,11 5,67 5,89 9,33 52,11 357,500
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 131 14

YUNUSEMRE ilçesinde 131 14 1
MANİSA ilinde 255 29 2 2

Genelde 2796 395 94 56 29

DERECELER

Genelde sınava 94 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 9. oldu

MANİSA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2 FULL GERİ SAYIM
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,46 0,08 46

[-] Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü
kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

1 0,40 0,15 40

[-] Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0,30 0,53 30

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık
değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.

1 0,17 0,74 17

[-] Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama
örnekleri ile açıklar.

1 0,44 0,44 44



2 FULL GERİ SAYIM

476,658 2,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BERİL YARDIM 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 17 20 73 % 2,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAdCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

413,569 22,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EGE ORÇUN BOZOK 90 71 19 0 64 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 68 68 112 637 % 22,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBdAbaBcBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCdADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBcdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbDDcBCCACDdBCDaADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDcCCDAbDCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

445,644 11,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EMİRHAN YENİGÜN 90 76 14 0 71 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 44 66 324 % 11,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADB*BBAABBdcCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBdDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız AacADBcCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBCCACDCBaDB*DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

399,108 28,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EMRE ALKAN 90 68 17 5 62 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 79 79 134 799 % 28,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız A BBbdCCDDaCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CAD CDCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBAdCDBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız  bC CDCBaDB bCAAADDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CbAADCABCddBcABdDDcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

417,960 21,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EYMEN ÜRAL 90 70 10 10 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 63 63 103 596 % 21,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBcdCCDbaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız B BAbB  CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DD BCCACDCBbDB DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız Bd D CCDAbDC BCAdBB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

254,741 75,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
GÖKHAN ÖZEN 90 22 16 52 16 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 122 122 238 2115 % 75,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız A Dd   cAB b Cb D  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız b c aD  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız c CA B a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız B  d  bC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B  D CCaAADb   A    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

180,140 99,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
TAHA ARİÇ 90 8 37 45 -4 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 131 131 255 2768 % 99,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AdadAcbdbcDa b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız c db Db d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız dcddCdb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız d dAdcdad           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız dbdcadAda d         

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

380,940 34,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

 İ  -  0
FATIMA ZÜLAL TAŞ 90 65 22 3 57 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 83 83 152 962 % 34,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAbBdABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDdDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBdaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcaCC CDdBbDad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDaCaccAbdAcCAdaBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

366,335 39,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET TALHA BİLİR 90 61 11 18 57 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 94 94 171 1114 % 39,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBbBdCDaDC AADBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAC ADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CAD CDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDDBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 1 11 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız B C  D BCD   CAc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAb CcBCAd dAB aD C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

482,460 1,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALEYNA IŞIK 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 10 12 39 % 1,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACbCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCABBBABbDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

434,545 15,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALMİLA TUĞÇE KOÇAK 90 73 12 5 69 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 49 49 79 445 % 15,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBbBCCD DCAAdDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADcCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AbB  CbB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAB AdBcABdbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

411,508 23,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ASEL YILMAZER 90 70 16 4 64 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 70 70 117 664 % 23,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDaCAAdDBdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAC ADcCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AaBAaCbDBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC CDbBCbaAbCAA DDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CbAADCAB ABBdABCDDdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

312,781 57,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞE NAZ YAVUZ 90 43 22 25 35 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 108 108 202 1609 % 57,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBaBdAABc BaCbDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız C AAC b Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız cCCAD C Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız C BA Bb bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız A  ccaaCC  D  a a  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B aD bC b DCAc A BB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

454,023 8,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BATURAP ARMAĞAN 90 80 8 2 77 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 37 37 54 246 % 8,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABB BdbD DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcaCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCbDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

449,034 10,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEREN YETMİŞ 90 80 8 2 77 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 40 40 61 296 % 10,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCbCDb aDBAD AAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDcADCABCAdBBABdDDBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

361,577 41,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERİL MALKOÇ 90 62 22 6 54 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 95 95 173 1156 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbcBCBBAABcdBbCDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACaADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız ABBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbDDd CCA ad ab b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B bDdCCbAADCABCddBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

459,372 6,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYZANUR BOZDAĞ 90 80 10 0 76 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 30 30 42 185 % 6,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız dAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBcaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcaCCACDCBCDaADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

488,637 0,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇAĞAN DEMİR 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 3 16 % 0,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

402,619 27,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
D O R U K 90 70 18 2 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 76 76 129 770 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız cADBCBBAAB*cBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbAD*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBACCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbDDcabC CbCBCbB DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdbDdCCDAADCcBCABaBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

476,283 2,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DENİZ KOCAAYAN 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 18 21 75 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA*DDcBCCACbCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

429,594 17,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DENİZ ÖZŞEN 90 77 11 2 73 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 52 52 83 490 % 17,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBbBCCDcDCAAADBbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDdBCDBADCAc Dcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAaCAdBaABdDD C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

413,874 22,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DOĞAY YILMAZ 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 67 67 111 633 % 22,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AdDBCBaAdadABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız ABcADBbCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAAbDcaCCAbDCBaDaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BbDDBCCDAADCAdCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

367,369 39,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK YENİGELEN 90 63 22 5 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 92 92 169 1098 % 39,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AdDBbBBAABdbBdCDDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BcBADBAaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDc CC CDdBab bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BbDDcCCcAADCABbAdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

475,958 2,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
E ERVA GÜNER 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 20 23 78 % 2,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBcBdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

341,501 48,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EFE BEŞİNCİ 90 60 23 7 52 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 100 100 185 1348 % 48,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbcBCBcAABabBCCDbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAb bdda  bD Bb   bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBdCbAbDCbdCcBdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

416,503 21,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA EYLÜL KAŞDAŞ 90 71 9 10 68 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 64 64 106 609 % 21,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAAcBb CCDDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız C AACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCAD CDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADaACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDcBCC CDCBCbB DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B DDBCC AADCA  cdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

455,352 8,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF NAYAN 90 80 9 1 77 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 34 34 51 226 % 8,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAdaBABCCDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CdAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDBdCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

449,646 10,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF ULUKAN 90 80 9 1 77 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 39 39 60 289 % 10,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCcCDbBbDBAa AAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

312,126 57,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN SARICAN B 90 44 24 22 36 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 109 109 203 1621 % 57,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDBCBBAABcbBdaDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACD  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız cCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız  a   ad db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız Ac   c  C  b B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BC DBCaDdAcCA*CcaBcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

412,377 23,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERVA ÇAKMAK 90 71 18 1 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 69 69 115 654 % 23,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABddBCCDDDCAAdDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBAaCbDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CcbBCDacDCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CcAADCABbAdBBABCbDdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

432,167 16,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL BATGİ 90 77 10 3 73 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 50 50 80 465 % 16,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC CDdBCDaA CbA DDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCddBBABdbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

488,347 0,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FEVZİ YETİM 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 4 6 23 % 0,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABdCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCABBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

483,160 1,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FİLİZ MALKOÇ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 11 35 % 1,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABaABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

371,522 37,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN ALACAN 90 61 14 15 56 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 89 89 163 1058 % 37,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız A DBCBcAAB  BdCc DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAAC*ADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADB DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BccADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA  bB  C  DdBCb  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDaCCcAADCAB ABBB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

471,445 3,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKÇE GÖKGÜN 90 84 5 1 82 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 23 29 103 % 3,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBdAABaABCCDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CbAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDBBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

477,273 2,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAKTAN ULU 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 15 18 68 % 2,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBbDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

481,144 1,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İBRAHİM MERT ALEVLİ 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 12 14 46 % 1,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBCCACDCBCDaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCbDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

425,923 18,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM KOCABAŞ 90 73 17 0 67 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 58 58 91 525 % 18,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCaDcDCAAcDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBdDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBcaaDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDbBbDBADCAAADDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADacBCAdBdABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

406,967 26,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İSMAİL YEKTA 90 72 18 0 66 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 74 74 125 727 % 26,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBcAABacabCDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBAbBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbDDcBCCACDbBCDaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCaDBaCbcADCABCAdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

483,450 1,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KEREM MERT YILMAZ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 9 32 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBCCACDCBbDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCABcdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

349,240 45,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MALİK T*ĞRUL 90 55 20 15 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 98 98 180 1274 % 45,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDBCBBAABcbBCaDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız A B   dabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız Ac    abC  D BCb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCaDBCaaAADCABCcdBBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

418,500 21,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MASAL TOKER 90 74 13 3 69 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 61 61 100 588 % 21,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABaccCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BbCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDcaCC CDCBaDa Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDcCCDAADCABCbdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

372,857 37,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MENES ÇAKICI 90 61 17 12 55 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 87 87 160 1040 % 37,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AdBBABdCDaDCAAADBdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBbaCbB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız  CC CDdBb   D AA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDcADCdc  dBdABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

225,264 81,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT GÜVEN 90 20 25 45 11 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 126 126 249 2273 % 81,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız bcccdabCDDaC A D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaAbcd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız C    bd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız  D AbC  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız dcAdcCcdbAa B cb    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

418,433 21,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT KANAŞ 90 72 10 8 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 62 62 101 589 % 21,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBbBdCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAC ADcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AbBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC CDCBbDBbD AA cDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAB AdBBA dDD  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

426,929 18,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT TABAK 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 56 56 89 517 % 18,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABcbdCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCCbCDdBCbaAbCAAdcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

465,994 4,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MERT ZEYLAN 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 24 32 127 % 4,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCCDDaCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBadBdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

384,202 33,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
MİRAY KAYA 90 64 22 4 56 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 81 81 147 930 % 33,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AbaBbBC*DDDCAAdDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbADACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADcaDCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBcCCbDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCCACDCBbDa b AA Dcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CbcADCABCABcBABCDDB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

473,627 3,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖMER FARUK KAYGISIZ 90 84 6 0 82 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 21 25 88 % 3,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABaABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADaACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCABaBABaDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

407,114 25,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
OSMAN ENES KULLE 90 70 19 1 63 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 73 73 124 724 % 25,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABdABCCDDDCAAADBCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBbaCDDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BaCACDCBbDabDCAAcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDdAbCcdCbda ABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

294,156 64,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
OSMAN UTKULU 90 43 35 12 31 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 115 115 215 1804 % 64,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız A ccaBBAdaBddCCD DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbd cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız dCdADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız D Bd BAa b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAdccBabC CDb b B aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cdDDabab AbCcddc BBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

400,381 28,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÖZÜM AKSÜT 90 70 11 9 66 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 78 78 132 787 % 28,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBbBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız ABBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA   c CC  cbBCDa Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCbD CCcAADC BCAdBcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

428,783 17,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
POYRAZ BAYSAL 90 74 15 1 69 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 53 53 85 498 % 17,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AcaBdBdCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCaCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AaBdaCbBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACD*BCDBAbCAA DDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CcAADCABCAdBBABCbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

320,857 55,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
RANA ÇALTI 90 47 22 21 39 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 105 105 197 1539 % 55,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCC DDCAAADBaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaADACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBdcCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız A dbaCbC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC  D  d a   Ac D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız  adbcb cd aB AB  D d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

414,617 22,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SELİN KOÇ 90 70 19 1 63 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 65 65 108 624 % 22,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABadBCdDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADcCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBdaBbaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDcBCCACbCBC*BADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdbDcCCDAAbCAdCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

441,817 12,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
SERTAÇ BÜLBÜL 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 45 45 68 359 % 12,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AAaBbBCCDDDCAAADB*BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCbBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC bDCBCbBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

454,859 8,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ŞİMAL ÖCAL 90 78 7 5 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 36 36 53 237 % 8,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABB BCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CcAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBddCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDBBCCACDC CDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBCCDAADCcBCAdB  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

414,220 22,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ŞİRİNYAZGI AKMAN 90 74 15 1 69 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 66 66 110 631 % 22,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBcBCCbDDCAAdDBbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCbCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCdCDCBCDa DCAAdDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBdABCbDcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

478,549 2,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
URAS AYDOĞ 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 16 59 % 2,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBdBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACaADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBCCDAADCABCABBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

411,329 23,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
UTKU KAHYA 90 71 14 5 66 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 72 72 119 668 % 23,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCaBAABcbBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBAbBAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA cDcaCC CDCBbD  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDcADCABCAdBaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

325,493 53,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YAREN  *ŞİLYURT 90 53 28 9 43 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 103 103 195 1495 % 53,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AdDBdBBAbBBcBdbDDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BbCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız DacAbBdaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız bc  aBabCbdD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDabCDAADCABCcdaaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

292,168 64,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
YUSUF DEMİR 90 39 26 25 30 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 116 116 216 1815 % 64,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDdCBcAcBcdBdaDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CdAACDADbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCC DdCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız  dab Bd Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbccBBCC CDdcbDaAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız a                   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

380,965 34,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ZELAL GÜNEŞ 90 64 17 9 58 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 82 82 151 961 % 34,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 55 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBAcCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBaDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AaBAbCDBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız   C CDd d  AD Ac D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAdDCABCAdadABaaDBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

299,136 62,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8*  -  0
RM N VİCTOR OSİMHEN 90 38 17 35 32 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 113 113 213 1754 % 62,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDBCBBAABcbBd**cDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDA bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BC    CaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız       c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız Ac    abC    BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B*   CaDAA C B c  c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

457,154 7,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  31478
AHMET EMİR G 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 32 48 204 % 7,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACcADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CDCBdDBcDCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCbdBBABCbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

477,683 2,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ALİ DUMANLI 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 14 17 62 % 2,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABcABCCDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBCCDAADCABCABBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

488,637 0,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
DAĞHAN TUNCALI 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 3 16 % 0,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

459,444 6,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
ELİF ÖZER 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 29 41 184 % 6,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCCACbbBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

488,637 0,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
EYMEN ALPTEKİN 90 88 2 0 87 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 3 16 % 0,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBB*CACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

448,529 10,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
HALİL İBRAHİM GÜNEŞ 90 77 13 0 72 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 41 41 62 300 % 10,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCdDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADcCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BacADBAabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcaCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBCCbAADCAdCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

455,352 8,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
İBRAHİM YILMAZ 90 80 10 0 76 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 34 34 51 226 % 8,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBbdCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACcADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADaCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBaADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cbDDBCCDAADCAdCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

465,559 4,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
KIVANÇ KAYA 90 83 6 1 81 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 25 34 132 % 4,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCcDDCAAdDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBAD AAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABbAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

462,533 5,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
M RÜZGAR ALKAN 90 83 7 0 80 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 28 38 158 % 5,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AAacbBCCDDDCAAdDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDcADCABCAdBcABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

482,109 1,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
MELİH SERDAR 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 13 42 % 1,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABdCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBAbBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCAdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

486,331 0,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
MERT KILIÇ 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 5 7 26 % 0,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

483,450 1,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
METE ÖZKAN 90 87 3 0 86 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 9 32 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

477,273 2,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YAREN ONAY 90 86 4 0 84 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 15 18 68 % 2,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDcCCDAADCABbABBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

472,497 3,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8A  -  0
YİĞİT KILIÇ 90 85 5 0 83 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 22 28 95 % 3,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABdbDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCbAADCABCABBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

457,838 7,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
AHMET TALHA ALKAN 90 82 8 0 79 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 31 47 199 % 7,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABcbBCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız abCACDCBCDBADCAAADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

371,579 37,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  777
BATIN BÜYÜKKAYA 90 63 23 4 55 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 88 88 162 1055 % 37,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AbBdAB CDcDCAAdDBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbdDcCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCA DdBbDBdc AdbbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCbdadbBCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

428,200 18,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
BELİNAY ÇETİN 90 76 14 0 71 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 55 87 507 % 18,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABacBCCDDDCAAbDBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız dADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDbBCDBADCAbcDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CcAAcCABCAdBdABbDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

389,447 31,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
BEYZA FERT B 90 69 18 3 63 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 80 142 886 % 31,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AdDBCBcAbBdABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAAC ADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AdbbDaBCCA DdBbDBdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCDDBCCDAADCABCbdadb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

450,932 9,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
CANSU YAZ UNUK 90 80 7 3 77 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 38 58 275 % 9,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AdDBCBBAABB BCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DacBCC CDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdDDBbCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

348,949 45,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
CEM EGE ART 90 53 15 22 48 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 99 99 181 1280 % 45,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız cbDBCBBA Ba BCCD DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız Baa      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız A      CC  D  d a  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdbDBCCcAADdABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

464,263 5,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
ECE KOTLUCA 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 27 37 144 % 5,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCaBAbBB BCCDDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBAaBAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BC DBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

428,715 17,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EGE ERSOY 90 74 12 4 70 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 54 86 499 % 17,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AbBBbdCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AaBbaCDBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC CDCBCDBADaAA  Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABdDD C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

440,145 13,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EMİR ARAS 90 78 12 0 74 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 46 70 380 % 13,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABabBCaDcDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCAabCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDdADCABbAdBBABCDDdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

455,739 7,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
EYLÜL YONTAR 90 81 7 2 78 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 33 49 216 % 7,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBbdCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcBCC CDCBCDBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdcDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

464,817 5,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
FATİH BAŞARAN 90 79 10 1 75 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 26 36 140 % 5,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABB BCC*aDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACbADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCbCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AaBcdCbBaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

445,838 11,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
FURKAN ALİ ACAR 90 80 9 1 77 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 42 64 320 % 11,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABcddCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBdDBADCAAA Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CbAA*CABCAdBBABCDDcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

484,994 1,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
GÜL YAREN BOZKURT 90 87 2 1 86 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 8 29 % 1,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBABCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CDCBCDBADCAAADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBBABCbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

404,880 26,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
GÜLCE İ ŞLK 90 68 12 10 64 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 75 126 748 % 26,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCaBAdBBbBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBAaBbaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAA D  CC CDCBC*B Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız  CDD CCD AbC c AdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

400,542 28,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
LEYLİFER SEZEN 90 69 17 4 63 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 77 77 131 786 % 28,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBbaBAABBdBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız C AACaADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBbCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDaBCC CDdBCDB ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cCbcBCCbdADCABCABBad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

436,901 14,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
RUMEYSA GÜRBÜZ 90 75 10 5 71 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 48 48 76 414 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBC BAABBdBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCAD CDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBA BAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDBaCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B bDaCCDAADCABbddBBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

422,684 19,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8B  -  0
YAĞIZ EFE SOY * Ş 90 73 14 3 68 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 59 59 94 545 % 19,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBC*BAbBacBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBAcadCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbD cBCCACDC CDBAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BaDDBCCDAADC BCAdBdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

445,733 11,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
AYDIN GİRAY ZEYTİNS 90 76 9 5 73 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 43 65 322 % 11,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız A aB BCCDDDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CAaBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AbBdCCDDBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CDCBC BADCAA DDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCABCAdBdABbDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

375,286 36,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
CEMRE ÖZEP 90 64 19 7 57 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 86 86 157 1015 % 36,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBCCDcDCAAADBbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBaDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBAaCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız cCC  D  aDa D AAd DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CbAADCAcbAdBdABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

189,364 96,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ENSAR BALTA 90 15 41 34 1 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 130 130 254 2687 % 96,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 15 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız cAdab adb cacbcD bad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız dAbDA caCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CdaaCbCc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız   B      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız c  b  d   a cC     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız C bca cB  B   a cb d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

420,371 20,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ERDEM KARARMAZ 90 71 18 1 65 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 60 60 96 570 % 20,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABdbBdCDcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CcAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBdDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız  aBAbBdb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDcaCCACDbBdDaADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cCDDBCCDAADCABCAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

439,368 13,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
FİRDEVS NİL KARA 90 77 5 8 75 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 47 72 389 % 13,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBbBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDcBCC CcC  DB  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cCDD CCDAADCAB ABBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

476,037 2,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
KUZEY UTKAN GÜL 90 84 4 2 82 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 19 22 77 % 2,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBABCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDAD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BBBADBACCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AA DDBBCCACDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCbDBCCDAADCABCAdBcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

378,489 35,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
MERT   AKINLI 90 65 14 11 60 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 85 85 156 993 % 35,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız A BB BdCD DCAA DBbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACaADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBAaCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız aCC CDbBb B  Cdc  cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAB AdBdABdDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

426,508 18,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
NEHİR UZUN 90 74 16 0 68 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 57 57 90 521 % 18,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AAaBbBCdDaDCAAADBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CAaBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBAaCbDBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCCACDCBCDBADCAAADDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDAADCAcCcdBdABdbDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

411,407 23,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8C  -  0
ONAT ONAĞ 90 71 13 6 66 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 71 71 118 666 % 23,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABc c CDcDCAAADBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAC ADACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CDCBaDBAD AA DcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CDcADCABCAdadABbaDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

431,149 16,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
AZRA ZEYNEP ÖZOCAK 90 73 16 1 67 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 51 51 82 471 % 16,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAABBdBCCDaDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADdCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBA BbbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAADDBBbCdCDCBCDBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCaDBCCacbDCABCcdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

240,988 78,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
BURHAN EFE AKGÖR 90 25 24 41 17 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 124 124 242 2181 % 78,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız     A b ac ac       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAbDdacb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CA  CDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız A Bbadb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 4 16 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız      a  b c a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız bcAADCAdCAB aAB  D d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

371,282 37,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
EMİR BAHADIR 90 60 22 8 52 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 90 90 164 1062 % 37,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADcCBBAABBdBCCDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CdAACDADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız dCCADdCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız DaBAbBca a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAbccBBCC CDdBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BaaDBdCcAbDCABCdaB A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

370,751 38,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8D  -  0
EYLÜL GÜL 90 65 20 5 58 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 91 91 165 1065 % 38,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABaABdCDcDCAAAbBCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız AbBACCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCC CDa dbcdb AA  Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CcAADCABCAdBdABdDDcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

265,210 72,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
AHMET EYMEN UYGUN 90 45 45 0 30 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 120 120 229 2039 % 72,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBdBdcdaaABCCbccac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CdAACbdDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaBADBACCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız AAdcaBcaCdbcaBbacdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BbDDabbcAdcabcdbcadd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

318,328 55,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
DAVUT BOZYİĞİT 90 43 16 31 37 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 106 106 198 1559 % 55,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız A DB   AABBcBbCD DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız ddbADBaaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız Ac        d    c  aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cCDD CC AAca BCAaBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

307,982 59,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  0
KADİR GÜRLE 90 48 31 11 37 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 110 110 207 1668 % 59,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdcbCDDDCAA DddBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDAcACCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız dacdCCbCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız   C CcC CDa    c  cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CccADdbaa*dBdAcdDaaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

283,130 67,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8E  -  349
UTKUHAN YUR 90 33 26 31 24 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 119 221 1879 % 67,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBcBdCb DCAA DBCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız dACadDcdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız C cdCaCABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız CcdADdbcabdBBABaDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

219,118 83,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
AZRA BERİLĞEN 90 19 39 32 6 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 129 129 252 2322 % 83,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AdBB BCaDabCdAcbdaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız  db AcbdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız bcbaCbC ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BCab D B a d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 11 8 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız dabcadbB     bda c  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

298,237 63,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
CEREN VURGUN 90 43 19 28 36 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 114 114 214 1765 % 63,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDB B Abcd ddCD DCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CcAACaADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BaaADBAabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız      B  C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız B DD b ccADC  dA Ba 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

306,241 60,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
DEVİN SAVUNMUŞ 90 46 28 16 36 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 111 111 209 1685 % 60,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABcddbCDcaCAA DBCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AAC AbcdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADcCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız baBAaCaDBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız abC bD   DB   cd   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız C  Acd caAdBBA CDDca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

314,226 57,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
NAZLI ÇAKMAK 90 49 27 14 40 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 107 107 201 1596 % 57,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AADBCBBAdBB ddCabDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CbAACDADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BacAaBdaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız  c  acBdC  D   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız cbDDBCbacADd cbAdBBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



2 FULL GERİ SAYIM

323,067 54,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
NİHAL YILMAZ 90 52 15 23 47 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 104 104 196 1520 % 54,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız AABBdBdCD DCAAADBCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız AACDADbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız CADBCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız ADBcCCDBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız Bad                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız bc  DC B c BcABdcaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

302,871 61,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
SAİD HAMZA SARP 90 41 17 32 35 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 112 112 211 1722 % 61,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız A Dd B A Bc BbCD DCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız d CAD CDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız  a b   dCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız dd      C         bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdbD  abAADb B ABB A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

340,815 48,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8F  -  0
ŞEVVAL ERGÜL 90 53 22 15 45 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 101 101 186 1353 % 48,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız cADBCBBAABBb  aDDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CdAACbADAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız DBaba  aCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız Ac   BabC bD  bDB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BdbDBaabdA C BCABBcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 1 0 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

244,402 77,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
AHMET TALHA KÖROGLU 90 25 20 45 18 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 123 123 241 2170 % 77,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız AbDB*Bcb BB *dbccDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CAAc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BCCADBCD*A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız BcBcbddbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız Bd                  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



2 FULL GERİ SAYIM

224,048 81,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
HÜSEYİN GÖKTÜRK 90 26 52 12 8 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 127 127 250 2279 % 81,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A AABBABCCDDDCAAADBCBB

Cevaplarınız d BBdBCda DCAA Dcbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AACDADACCA

Cevaplarınız bACadbcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CADBCDCABC

Cevaplarınız C bcCbCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADBACCD4BB

Cevaplarınız cc AddD Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCCACDCBCDBADCAAADDB

Cevaplarınız BdC bD aac bbb  ADcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 16 2 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDAADCABCABBBABCDDBC

Cevaplarınız bbbbaddca BBac baacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



2 FULL GERİ SAYIM

290,688 65,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8G  -  0
HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ 90 37 21 32 30 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 117 117 218 1826 % 65,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 131 131 255 2796

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBCBBAABBABCCDDDCA

Cevaplarınız c DBC cAdaB c CaDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CAAACDADAC

Cevaplarınız CcAb  A dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCCADBCDCA

Cevaplarınız BbCADdCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B 4BBADBACCD

Cevaplarınız      B   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B AAADDBBCCACDCBCDBADC

Cevaplarınız  d    B C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BCDDBCCDAADCABCABBBA

Cevaplarınız BCbD bCDcADCcBd*BBcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to present information about scientific achievements in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
