
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa ŞEHZADELER MANİSA KEP ÇINAR 2024-25 LGS D.SINAVI-2 11237 560 158 158

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.41 4.96 11.75 5.71 3.33 4.60 6.43 2.88 5.48 5.91 2.42 5.10 8.12 6.06 6.10 11.27 6.33 9.16 50.84 25.97 42.19 335.332

İl Ortalaması 15.50 3.40 14.36 6.90 2.52 6.06 7.08 2.24 6.34 7.46 1.52 6.96 10.12 4.70 8.56 13.91 4.49 12.42 60.98 18.86 54.69 377.436
Okul Ortalaması 14.91 3.71 13.68 6.46 2.77 5.53 6.43 2.32 5.66 6.75 2.08 6.06 8.87 5.32 7.09 12.94 5.15 11.23 56.36 21.34 49.25 359.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ARDA ÖZEN 8 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 87.00 3.00 86.01 489.600 46 4 1 1
2 0 - BERRA TİLKAT 8 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 20 0 20.00 85.00 5.00 83.33 481.666 185 20 2 2
3 0 - NEŞE DEMİRTAŞ 8 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 83.00 7.00 80.67 476.685 290 27 3 3
4 0 - BERİL ONAR 8 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 18 2 17.33 20 0 20.00 83.00 7.00 80.66 476.595 291 28 4 4
5 0 - AHMET BURAK KUMOVA 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 475.158 339 32 5 5
6 0 - POYRAZ ÖZDEMİR 8 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 19 1 18.67 83.00 6.00 81.01 475.091 344 34 6 6
7 0 - UMUT KESKİN 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 83.00 7.00 80.68 470.802 448 44 7 7
8 0 - METE SEVERLER 8 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 20 0 20.00 82.00 7.00 79.67 469.742 491 48 8 8
9 0 - MELEKNUR ÇİFTÇİ 8 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 18 1 17.67 83.00 3.00 82.00 466.274 588 57 9 9

10 0 - İPEK ATLAY 8 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 465.000 619 59 10 10
11 0 - ECRİN ALAY 8 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 82.00 8.00 79.33 464.881 624 60 11 11
12 0 - KAAN KOCABAŞ 8 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 15 4 13.67 19 1 18.67 80.00 9.00 77.01 457.775 878 75 12 12
13 0 - NEJAT ERCAN 8 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 5 13.33 20 0 20.00 81.00 8.00 78.34 456.751 903 76 13 13
14 0 - FATMA ECRİN ATIK 8 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 1 14.67 20 0 20.00 79.00 7.00 76.67 456.523 913 78 14 14
15 0 - EYLÜL YILDIRIM 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 81.00 9.00 78.00 455.496 948 80 15 15
16 0 - ERDEM TOPUZ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 453.732 1001 84 16 16
17 0 - MEHMET ÇELİKTEN 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 79.00 11.00 75.33 451.361 1067 89 17 17
18 0 - ELİF GÜLCE AKMAN 8 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 3 13.00 17 2 16.33 79.00 7.00 76.67 450.348 1099 93 18 18
19 0 - IŞIL ERDOĞAN 8 / 0 19 1 18.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 1 6.67 17 1 16.67 18 2 17.33 75.00 11.00 71.34 450.068 1107 95 19 19
20 0 - EGE SONKAN 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 15 1 14.67 17 3 16.00 78.00 7.00 75.67 448.080 1173 102 20 20
21 0 - TESLİME ÇETİN 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 17 1 16.67 16 4 14.67 77.00 11.00 73.35 447.302 1204 104 21 21
22 0 - BUĞRA CANSU 8 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 16 1 15.67 17 3 16.00 77.00 10.00 73.67 447.257 1212 105 22 22
23 0 - ÇAĞLA SARTIK 8 / 0 18 2 17.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 2 13.33 19 1 18.67 76.00 10.00 72.67 443.644 1312 113 23 23
24 0 - ERDEM KORKMAZ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 17 2 16.33 19 1 18.67 75.00 14.00 70.33 440.175 1429 124 24 24
25 0 - UMUT AKAN 8 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 16 3 15.00 18 2 17.33 76.00 13.00 71.66 439.636 1451 126 25 25
26 0 - GİRAY DENKTAŞ 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 17 1 16.67 15 5 13.33 75.00 12.00 71.00 439.337 1458 127 26 26
27 0 - ELİF NİHAL ŞEVİK 8 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 4 13.67 15 5 13.33 77.00 12.00 73.00 438.596 1480 129 27 27
28 0 - ECRİN KAPLAN 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 3 12.00 16 4 14.67 76.00 10.00 72.68 433.678 1682 144 28 28
29 0 - ECE ERDİL 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 5 13.33 15 5 13.33 77.00 13.00 72.67 433.599 1685 145 29 29
30 0 - EYMEN ÖZTAŞ 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 16 3 15.00 16 2 15.33 74.00 13.00 69.66 430.033 1807 155 30 30
31 0 - TUĞBA KARİPOĞLU 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 17 2 16.33 15 5 13.33 72.00 17.00 66.32 423.420 2025 170 31 31
32 0 - TALHA MANDALI 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 14 6 12.00 17 3 16.00 73.00 17.00 67.33 420.555 2138 181 32 32
33 0 - HACER SARI 8 / 0 20 0 20.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 0 8.00 9 7 6.67 17 3 16.00 71.00 12.00 67.01 417.379 2263 190 33 33
34 0 - UMUT ÖZTÜRK 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 13 2 12.33 15 5 13.33 71.00 14.00 66.32 416.213 2304 194 34 34
35 0 - HÜMEYSA KIR 8 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 18 2 17.33 72.00 14.00 67.34 413.549 2414 203 35 35
36 0 - HANİFE ERDOĞDU 8 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 16 2 15.33 70.00 13.00 65.66 413.327 2428 204 36 36
37 0 - ESRA NAZ HANGÜL 8 / 0 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 5 4.33 19 1 18.67 70.00 11.00 66.34 412.881 2448 205 37 37
38 0 - ENES ŞAHİN 8 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 13 5 11.33 15 5 13.33 69.00 19.00 62.66 411.756 2492 209 38 38
39 0 - ÖMER BERK DOBURLU 8 / 0 17 3 16.00 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 7 7.67 19 1 18.67 70.00 16.00 64.68 411.185 2514 210 39 39
40 0 - DENİZ EFE DÖNERTAŞ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 6 9.00 17 3 16.00 71.00 16.00 65.67 409.506 2590 217 40 40
41 0 - ALPARSLAN KASIMOĞLU 8 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 3 10.00 17 2 16.33 68.00 15.00 62.99 409.172 2607 219 41 41
42 0 - DERİN POYRAZ 8 / 0 17 3 16.00 7 1 6.67 6 3 5.00 8 2 7.33 10 5 8.33 19 1 18.67 67.00 15.00 62.00 408.407 2626 220 42 42
43 0 - ALPEREN İBA 8 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 11 8 8.33 17 3 16.00 72.00 15.00 67.00 408.397 2629 221 43 43
44 0 - FURKAN EGE UZUN 8 / 0 20 0 20.00 6 3 5.00 8 1 7.67 3 3 2.00 12 2 11.33 14 4 12.67 63.00 13.00 58.67 408.078 2637 222 44 44
45 0 - GÖKÇE BUĞLEM GÖÇEN 8 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 15 3 14.00 17 3 16.00 69.00 18.00 63.00 408.051 2639 223 45 45
46 0 - ELİF AKGÜN 8 / 0 15 2 14.33 7 2 6.33 7 2 6.33 10 0 10.00 11 4 9.67 18 2 17.33 68.00 12.00 63.99 407.304 2675 225 46 46
47 0 - ASYA AYAZ 8 / 0 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 5 8.33 16 4 14.67 69.00 16.00 63.67 405.361 2745 229 47 47
48 0 - HAKTAN KILIÇASLAN 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 10 2 9.33 17 2 16.33 65.00 11.00 61.33 405.254 2751 230 48 48
49 0 - BATURALP AKYÜZ 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 4 11.67 15 5 13.33 69.00 18.00 63.00 405.096 2754 231 49 49
50 0 - AYŞE NAZ YANIK 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 10 8 7.33 16 4 14.67 68.00 19.00 61.67 402.996 2843 236 50 50
51 0 - ESİLA NİŞLİ 8 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 11 6 9.00 16 4 14.67 68.00 19.00 61.67 402.830 2850 237 51 51
52 0 - EGEHAN KAYABAŞI 8 / 0 17 3 16.00 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 13 4 11.67 16 4 14.67 66.00 21.00 59.01 401.949 2872 239 52 52
53 0 - EMİR FURKAN BAL 8 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 10 3.67 16 3 15.00 69.00 17.00 63.34 401.362 2894 243 53 53
54 0 - YUSUF ÇARIKÇI 8 / 0 17 2 16.33 5 5 3.33 8 1 7.67 10 0 10.00 10 3 9.00 16 3 15.00 66.00 14.00 61.33 401.090 2908 244 54 54
55 0 - AYÇA DÖNER 8 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 12 3 11.00 14 6 12.00 68.00 16.00 62.67 400.951 2917 246 55 55
56 0 - CEMRE APAYDIN 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 7 6.67 16 4 14.67 68.00 18.00 62.01 397.889 3050 252 56 56
57 0 - ELA AYDIN 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 4 8.67 14 5 12.33 67.00 16.00 61.66 397.567 3069 253 57 57
58 0 - ZEYNEP SOYÇEK 8 / 0 17 3 16.00 6 4 4.67 7 2 6.33 9 1 8.67 12 4 10.67 15 5 13.33 66.00 19.00 59.67 397.556 3070 254 58 58
59 0 - ECRİN ÇALIŞKAN 8 / 0 16 2 15.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 0 9.00 9 5 7.33 16 2 15.33 67.00 12.00 62.99 397.435 3077 255 59 59
60 0 - BERRİN POLAT 8 / 0 16 3 15.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 0 9.00 10 6 8.00 17 2 16.33 66.00 17.00 60.33 396.928 3098 258 60 60
61 0 - ZEYNEP GÜRBÜZ 8 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 3 2 2.33 5 2 4.33 7 1 6.67 19 1 18.67 59.00 11.00 55.33 396.418 3122 260 61 61
62 0 - ERDEM CAN 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 12 4 10.67 14 6 12.00 63.00 20.00 56.33 393.115 3256 267 62 62
63 0 - KAAN TUNÇDEMİR 8 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 0 9.00 9 1 8.67 12 6 10.00 14 6 12.00 68.00 19.00 61.67 392.943 3262 268 63 63
64 0 - ÖMER KURŞUN 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 9 5.00 15 4 13.67 68.00 18.00 62.01 391.733 3316 271 64 64
65 0 - SEMRA KULA 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 4 10.67 13 7 10.67 68.00 18.00 62.01 391.376 3339 273 65 65
66 0 - HAKAN SEVİM 8 / 0 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 5 12.33 15 5 13.33 67.00 22.00 59.66 391.339 3343 274 66 66
67 0 - ZEKİ BUĞRA COŞAN 8 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 3 7.00 15 3 14.00 65.00 14.00 60.33 390.828 3367 275 67 67
68 0 - GÖKAY KAPLAN 8 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 6 6.00 17 3 16.00 66.00 18.00 60.00 389.773 3414 280 68 68
69 0 - ALİ CANCILLI KİNG 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 7 3.67 16 4 14.67 65.00 17.00 59.33 385.918 3576 287 69 69
70 0 - ESRA POTUROĞLU 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 11 5.33 15 5 13.33 68.00 22.00 60.66 385.411 3596 290 70 70
71 0 - ELVİN ÜNAL 8 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 12 7 9.67 15 5 13.33 66.00 23.00 58.33 385.286 3604 291 71 71
72 0 - KEREM KİRAY 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 8 7.33 14 6 12.00 68.00 20.00 61.34 385.197 3607 292 72 72
73 0 - ENES KAYRA ACAR 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 9 5.00 15 5 13.33 67.00 20.00 60.33 385.054 3614 294 73 73
74 0 - NİSANUR SABANCI 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 8 5.33 15 4 13.67 66.00 19.00 59.67 384.808 3627 295 74 74
75 0 - DURSUN AHMET TUNÇ 8 / 0 16 4 14.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 14 5 12.33 14 6 12.00 61.00 28.00 51.67 381.723 3735 304 75 75
76 0 - ELİF TANIN 8 / B 17 3 16.00 5 4 3.67 7 3 6.00 3 6 1.00 11 3 10.00 14 4 12.67 57.00 23.00 49.34 378.129 3870 313 76 76
77 0 - ŞİRİN GÜRB ÜZ 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 8 1 7.67 10 0 10.00 5 7 2.67 14 5 12.33 63.00 17.00 57.33 374.169 4022 317 77 77
78 0 - NİSA ASYA SAPMAZ 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 0 0 0.00 7 5 5.33 13 5 11.33 56.00 14.00 51.33 373.392 4057 319 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa ŞEHZADELER MANİSA KEP ÇINAR 2024-25 LGS D.SINAVI-2 11237 560 158 158

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.41 4.96 11.75 5.71 3.33 4.60 6.43 2.88 5.48 5.91 2.42 5.10 8.12 6.06 6.10 11.27 6.33 9.16 50.84 25.97 42.19 335.332

İl Ortalaması 15.50 3.40 14.36 6.90 2.52 6.06 7.08 2.24 6.34 7.46 1.52 6.96 10.12 4.70 8.56 13.91 4.49 12.42 60.98 18.86 54.69 377.436
Okul Ortalaması 14.91 3.71 13.68 6.46 2.77 5.53 6.43 2.32 5.66 6.75 2.08 6.06 8.87 5.32 7.09 12.94 5.15 11.23 56.36 21.34 49.25 359.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - YAĞMUR ERDEMİR 8 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 6 6.00 14 5 12.33 63.00 20.00 56.33 370.623 4155 327 79 79
80 0 - MENES EKEN 8 / 0 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 10 4.67 14 6 12.00 62.00 25.00 53.67 365.432 4358 337 80 80
81 0 - AZRA AKBULUT 8 / 0 16 3 15.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 6 9.00 12 8 9.33 59.00 27.00 50.00 364.960 4384 341 81 81
82 0 - İSMAİL DEDELER 8 / 0 16 4 14.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 9 4.00 16 4 14.67 58.00 28.00 48.67 361.418 4510 350 82 82
83 0 - BURAK HASAN KAYGISI 8 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 7 5.67 14 5 12.33 60.00 24.00 51.99 359.082 4604 352 83 83
84 0 - HÜSEYİN SARIKAYA 8 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 7 12 3.00 15 5 13.33 59.00 30.00 49.00 357.968 4658 356 84 84
85 0 - BEREN YALÇI N 8 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 6 9.00 13 7 10.67 60.00 27.00 51.01 357.896 4661 357 85 85
86 0 - EBRAR NİŞLİ 8 / 0 15 3 14.00 7 2 6.33 7 2 6.33 6 3 5.00 5 7 2.67 16 4 14.67 56.00 21.00 49.00 357.587 4677 358 86 86
87 0 - EZGİ TÜZÜNER 8 / 0 15 4 13.67 3 4 1.67 8 2 7.33 4 4 2.67 5 2 4.33 16 4 14.67 51.00 20.00 44.34 353.834 4809 361 87 87
88 0 - SUDE NAZ ERSİN 8 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 7 8 4.33 12 7 9.67 57.00 25.00 48.67 352.176 4866 365 88 88
89 0 - TAHİR EFE AKAN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 4 1 3.67 7 3 6.00 5 9 2.00 13 5 11.33 55.00 22.00 47.67 350.018 4955 372 89 89
90 0 - BELİNAY ÇALGIN 8 / 0 17 3 16.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 6 8.00 10 10 6.67 55.00 31.00 44.66 348.787 5007 374 90 90
91 0 - TUANA ÖZCAN 8 / 0 15 2 14.33 5 5 3.33 8 0 8.00 5 3 4.00 2 6 0.00 15 2 14.33 50.00 18.00 43.99 342.927 5284 386 91 91
92 0 - MARYA FARİS 0 / 0 11 6 9.00 3 6 1.00 6 2 5.33 10 0 10.00 10 6 8.00 13 4 11.67 53.00 24.00 45.00 342.902 5286 388 92 92
93 0 - MELİS PEKDÜZ 8 / 0 13 4 11.67 6 3 5.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 10 6 8.00 12 5 10.33 49.00 25.00 40.66 341.469 5347 389 93 93
94 0 - BATUHAN BULUT 8 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 10 5.67 11 9 8.00 56.00 33.00 45.00 339.218 5429 390 94 94
95 0 - YAĞMUR SENA ERDOĞDU 8 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 4 6.67 8 9 5.00 53.00 26.00 44.34 337.667 5493 394 95 95
96 0 - BELİNAY BOZDEMİR 8 / 0 17 2 16.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 3 5 1.33 13 6 11.00 48.00 27.00 38.99 335.329 5585 396 96 96
97 0 - FEYZA GÜNAY 0 / 0 14 5 12.33 7 3 6.00 3 1 2.67 0 0 0.00 6 5 4.33 14 5 12.33 44.00 19.00 37.66 332.699 5702 399 97 97
98 0 - ELİF ECE KAYHAN 8 / 0 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 10 6.67 11 9 8.00 52.00 38.00 39.34 330.488 5792 403 98 98
99 0 - EMİR BANDIRMACI 8 / 0 11 6 9.00 3 3 2.00 6 3 5.00 3 6 1.00 13 4 11.67 10 7 7.67 46.00 29.00 36.34 329.494 5842 406 99 99

100 0 - DENİZ YASADUR 8 / 0 16 3 15.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 5 9 2.00 13 7 10.67 49.00 34.00 37.67 328.350 5890 409 100 100
101 0 - İBRAHİM AVUCİ 8 / 0 11 3 10.00 6 2 5.33 7 1 6.67 4 3 3.00 7 4 5.67 11 6 9.00 46.00 19.00 39.67 325.540 6015 416 101 101
102 0 - ZEYNEP FADİME 8 / 0 14 2 13.33 6 2 5.33 7 3 6.00 7 1 6.67 3 4 1.67 10 5 8.33 47.00 17.00 41.33 324.503 6074 419 102 102
103 0 - HURİYE NAZ ÇELTİK 8 / 0 14 4 12.67 2 7 -0.33 7 1 6.67 7 2 6.33 5 5 3.33 11 5 9.33 46.00 24.00 38.00 324.145 6088 421 103 103
104 0 - GÜLAFER İREM ÇAVDAR 8 / 0 12 5 10.33 8 2 7.33 3 6 1.00 4 5 2.33 7 5 5.33 12 5 10.33 46.00 28.00 36.65 322.566 6156 423 104 104
105 0 - ZEYNEP FİDAN 8 / 0 15 4 13.67 0 7 -2.33 5 4 3.67 9 1 8.67 6 6 4.00 11 8 8.33 46.00 30.00 36.01 321.716 6187 425 105 105
106 0 - EZGİ DEMİREL 8 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 1 0 1.00 4 4 2.67 4 2 3.33 12 8 9.33 43.00 22.00 35.66 321.277 6213 426 106 106
107 0 - BEGÜM GÜL 8 / 0 13 2 12.33 4 4 2.67 5 3 4.00 3 4 1.67 3 6 1.00 14 3 13.00 42.00 22.00 34.67 320.790 6237 427 107 107
108 0 - KADİR KAAN KILIÇ 8 / 0 13 6 11.00 8 2 7.33 5 2 4.33 5 3 4.00 5 4 3.67 11 7 8.67 47.00 24.00 39.00 320.416 6260 428 108 108
109 0 - BERİL DEMİR 8 / 0 15 5 13.33 3 5 1.33 4 3 3.00 8 2 7.33 3 7 0.67 13 6 11.00 46.00 28.00 36.66 319.888 6285 429 109 109
110 0 - ELİF UGEY 8 / 0 18 2 17.33 5 4 3.67 6 4 4.67 4 4 2.67 5 9 2.00 9 11 5.33 47.00 34.00 35.67 319.610 6303 431 110 110
111 0 - MUHAMMED AKBULUT 8 / 0 16 4 14.67 6 2 5.33 3 5 1.33 3 2 2.33 10 7 7.67 6 9 3.00 44.00 29.00 34.33 318.465 6362 432 111 111
112 0 - NİSA BODUROĞLU 8 / 0 15 4 13.67 3 6 1.00 0 0 0.00 9 0 9.00 8 3 7.00 6 4 4.67 41.00 17.00 35.34 318.464 6363 433 112 112
113 0 - SÜLEYMAN ŞENER 8 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 9 5.00 9 10 5.67 52.00 34.00 40.68 317.739 6392 435 113 113
114 0 - MERYEM ADİL JASIM 8 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 10 0.67 11 8 8.33 52.00 30.00 42.00 316.465 6447 437 114 114
115 0 - YUSUF EGE TÜRKOĞLU 8 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 5 1.33 7 9 4.00 12 7 9.67 48.00 35.00 36.33 315.302 6482 440 115 115
116 0 - CEYLİN APAYDIN 8 / 0 14 4 12.67 2 4 0.67 1 2 0.33 8 2 7.33 9 4 7.67 6 5 4.33 40.00 21.00 33.00 313.123 6563 442 116 116
117 0 - AZMİ CAN AÇIKDİL 8 / 0 11 7 8.67 8 1 7.67 4 2 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 7 5.67 46.00 22.00 38.67 311.513 6613 444 117 117
118 0 - BULUT AKDAĞ 0 / 0 15 3 14.00 6 1 5.67 7 3 6.00 4 0 4.00 3 5 1.33 8 9 5.00 43.00 21.00 36.00 308.782 6715 447 118 118
119 0 - ERDEM DURUR 8 / 0 7 2 6.33 7 2 6.33 0 0 0.00 9 1 8.67 2 3 1.00 15 4 13.67 40.00 12.00 36.00 306.515 6807 451 119 119
120 0 - SEVİM DEMİRTAŞ 8 / C 14 6 12.00 6 3 5.00 7 1 6.67 7 3 6.00 3 10 -0.33 9 7 6.67 46.00 30.00 36.01 303.080 6954 456 120 120
121 0 - BETÜL AKSOY 8 / 0 11 5 9.33 3 1 2.67 7 2 6.33 4 4 2.67 6 8 3.33 10 6 8.00 41.00 26.00 32.33 302.973 6961 458 121 121
122 0 - FURKAN ÜŞENMEZ 8 / 0 14 4 12.67 8 2 7.33 5 4 3.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 11 8 8.33 42.00 31.00 31.67 301.978 7009 460 122 122
123 0 - ELİFSU BARSLIER 8 / 0 7 6 5.00 5 5 3.33 4 1 3.67 4 3 3.00 7 3 6.00 10 2 9.33 37.00 20.00 30.33 297.529 7225 467 123 123
124 0 - GÖKSU M 8 / 0 15 4 13.67 4 5 2.33 0 0 0.00 8 2 7.33 4 8 1.33 9 11 5.33 40.00 30.00 29.99 296.765 7258 470 124 124
125 0 - ZEHRA CANDAN 8 / 0 10 5 8.33 4 4 2.67 6 2 5.33 5 4 3.67 3 8 0.33 11 4 9.67 39.00 27.00 30.00 292.356 7433 477 125 125
126 0 - CAN ALEV 8 / 0 13 5 11.33 5 4 3.67 4 4 2.67 2 2 1.33 5 10 1.67 9 7 6.67 38.00 32.00 27.34 291.820 7458 479 126 126
127 0 - NİLSU ERHAN 8 / 0 13 4 11.67 3 5 1.33 4 2 3.33 9 1 8.67 3 6 1.00 7 9 4.00 39.00 27.00 30.00 287.858 7636 483 127 127
128 0 - DURU MERŞİNLİ 8 / 0 16 2 15.33 6 2 5.33 2 5 0.33 7 3 6.00 4 9 1.00 4 10 0.67 39.00 31.00 28.66 286.988 7672 485 128 128
129 0 - FATMA ELA AKCAN 8 / 0 15 3 14.00 5 4 3.67 5 3 4.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 7 11 3.33 38.00 30.00 28.00 286.693 7686 487 129 129
130 0 - KUZEY EKER 8 / 0 12 7 9.67 6 4 4.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 10 -0.33 10 7 7.67 41.00 37.00 28.68 286.272 7700 488 130 130
131 0 - CANAN ABDULLAHOĞLU 8 / 0 11 6 9.00 7 2 6.33 7 2 6.33 4 5 2.33 5 11 1.33 8 9 5.00 42.00 35.00 30.32 286.248 7701 489 131 131
132 0 - MÜRÜVVET ARAPOĞLU 8 / 0 15 4 13.67 6 3 5.00 5 3 4.00 9 1 8.67 1 2 0.33 3 10 -0.33 39.00 23.00 31.34 283.242 7835 491 132 132
133 0 - NAZİRE ÇELTİK 8 / 0 9 8 6.33 3 5 1.33 5 1 4.67 4 3 3.00 5 9 2.00 10 8 7.33 36.00 34.00 24.66 276.618 8114 503 133 133
134 0 - ŞEVVALÇAĞLIYAN 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 5 1.33 3 9 0.00 10 7 7.67 38.00 38.00 25.33 271.578 8310 508 134 134
135 0 - ELİF ECRİN GÖKDENİZ 8 / 0 9 10 5.67 4 5 2.33 6 3 5.00 5 5 3.33 5 9 2.00 8 6 6.00 37.00 38.00 24.33 271.055 8328 509 135 135
136 0 - SILA ŞENGÜL 8 / 0 11 7 8.67 6 3 5.00 6 2 5.33 0 6 -2.00 6 8 3.33 5 10 1.67 34.00 36.00 22.00 268.947 8404 513 136 136
137 0 - ENES ÇAKIR 8 / 0 9 9 6.00 3 7 0.67 1 1 0.67 2 7 -0.33 7 8 4.33 9 7 6.67 31.00 39.00 18.01 268.655 8413 514 137 137
138 0 - SACİDEECRİN FİLİZOĞ 0 / 0 13 3 12.00 6 3 5.00 8 1 7.67 2 4 0.67 0 8 -2.67 4 6 2.00 33.00 25.00 24.67 267.735 8467 516 138 138
139 0 - MEHMET HAKAN AVCI 8 / 0 11 9 8.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 8 12 4.00 35.00 48.00 18.99 264.283 8607 517 139 139
140 0 - HİRASU ÖZEN 8 / 0 10 8 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 12 0.00 9 10 5.67 37.00 46.00 21.67 264.177 8612 518 140 140
141 0 - EBRU AKSÖZ 8 / 0 11 8 8.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 12 3.00 31.00 37.00 18.66 260.418 8746 520 141 141
142 0 - MERVE DEDELER 8 / 0 10 5 8.33 3 7 0.67 5 1 4.67 3 1 2.67 2 2 1.33 4 6 2.00 27.00 22.00 19.67 258.891 8802 522 142 142
143 0 - ÖYKÜ NAZ OBUZ 8 / 0 12 5 10.33 0 2 -0.67 4 2 3.33 1 5 -0.67 1 3 0.00 6 8 3.33 24.00 25.00 15.65 257.601 8854 524 143 143
144 0 - BETÜL ERVA KÖSE 8 / 0 10 5 8.33 2 3 1.00 4 5 2.33 5 2 4.33 1 1 0.67 6 10 2.67 28.00 26.00 19.33 257.454 8856 525 144 144
145 0 - BEYZA SELEK 8 / 0 12 6 10.00 5 4 3.67 6 3 5.00 3 5 1.33 0 4 -1.33 5 10 1.67 31.00 32.00 20.34 257.084 8870 526 145 145
146 0 - YAĞIZ TÜRELİK 8 / 0 8 10 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 2 6 0.00 7 11 3.33 34.00 33.00 23.00 255.754 8921 528 146 146
147 0 - BEREN ALMAZ 8 / 0 6 8 3.33 3 4 1.67 3 6 1.00 1 7 -1.33 4 7 1.67 10 6 8.00 27.00 38.00 14.34 251.999 9056 531 147 147
148 0 - FURKAN YAŞAYAN 8 / 0 9 3 8.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 11 -2.67 7 4 5.67 29.00 36.00 16.99 251.494 9081 532 148 148
149 0 - HATİCENAZ ÇAMOGLU 8 / B 8 4 6.67 0 2 -0.67 6 1 5.67 0 4 -1.33 4 10 0.67 5 6 3.00 23.00 27.00 14.01 246.624 9252 535 149 149
150 0 - SALİM SEFA ŞAHİN 8 / 0 8 7 5.67 5 4 3.67 6 3 5.00 1 3 0.00 2 4 0.67 4 7 1.67 26.00 28.00 16.68 244.757 9322 537 150 150
151 0 - M MİRAÇ DEDEOĞLU 8 / 0 14 5 12.33 1 9 -2.00 0 8 -2.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 3 13 -1.33 25.00 51.00 7.99 243.384 9368 539 151 151
152 0 - MÜNEVVER KAR 8 / 0 6 8 3.33 2 5 0.33 5 3 4.00 2 2 1.33 2 7 -0.33 8 8 5.33 25.00 33.00 13.99 239.957 9494 541 152 152
153 0 - DİLARA ÇİTÇİ 8 / D 6 9 3.00 2 2 1.33 4 5 2.33 1 2 0.33 1 3 0.00 8 8 5.33 22.00 29.00 12.32 236.913 9584 544 153 153
154 0 - EMRE IŞIK 8 / 0 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 13 -0.33 27.00 50.00 10.33 230.553 9820 548 154 154
155 0 - EROL TALHA KULA 8 / 0 4 6 2.00 0 6 -2.00 3 4 1.67 4 2 3.33 3 4 1.67 5 6 3.00 19.00 28.00 9.67 227.780 9892 550 155 155
156 0 - E* ** 8 / 0 3 6 1.00 1 2 0.33 3 1 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 11.00 12.00 7.00 217.090 10219 554 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa ŞEHZADELER MANİSA KEP ÇINAR 2024-25 LGS D.SINAVI-2 11237 560 158 158

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.41 4.96 11.75 5.71 3.33 4.60 6.43 2.88 5.48 5.91 2.42 5.10 8.12 6.06 6.10 11.27 6.33 9.16 50.84 25.97 42.19 335.332

İl Ortalaması 15.50 3.40 14.36 6.90 2.52 6.06 7.08 2.24 6.34 7.46 1.52 6.96 10.12 4.70 8.56 13.91 4.49 12.42 60.98 18.86 54.69 377.436
Okul Ortalaması 14.91 3.71 13.68 6.46 2.77 5.53 6.43 2.32 5.66 6.75 2.08 6.06 8.87 5.32 7.09 12.94 5.15 11.23 56.36 21.34 49.25 359.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 0 - RÜZGAR KAYRA 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 0 0 0.00 7 3 6.00 1 10 -2.33 4 12 0.00 23.00 44.00 8.33 205.218 10598 557 157 157
158 0 - KEREM TAŞER 0 / 0 0 7 -2.33 0 0 0.00 1 0 1.00 1 3 0.00 1 6 -1.00 2 3 1.00 5.00 19.00 -1.33 186.387 11016 559 158 158


