
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 33 33 87 11954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,90 8,75 10,71 5,49 2,51 4,87 4,74 2,30 4,17 1,49 1,70 1,06 3,00 1,01 2,75 7,78 4,46 6,66 3,08 2,89 2,36 3,30 2,16 2,76 4,20 2,58 3,55 45,98 28,36 38,89 257,880

Okul Ortalaması 14,94 7,97 12,95 6,39 1,73 5,96 5,27 1,91 4,80 2,09 1,67 1,67 3,67 0,73 3,48 12,15 5,12 10,87 4,70 2,82 3,99 5,58 2,15 5,04 6,15 2,18 5,61 60,94 26,28 54,37 304,340

KATILIMLAR

1 0 CEYLİN YAREN KARADAĞ 10 24 6 22,50 7 3 6,25 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 7 3 6,25 9 1 8,75 10 0 10,00 101 19 96,25 429,403 77

2 0 BÜŞRA UZUN 10 21 3 20,25 9 1 8,75 7 1 6,75 2 1 1,75 5 0 5,00 20 3 19,25 5 3 4,25 9 1 8,75 10 0 10,00 88 13 84,75 395,046 290

3 0 SAMED KOCABAŞ 10 18 12 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 7 18,25 7 2 6,50 6 4 5,00 10 0 10,00 89 27 82,25 388,154 367

4 0 PELİN EVREN 10 19 1 18,75 10 0 10,00 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10,00 84 8 82,00 387,155 379

5 0 IŞIL KILIÇ 10 18 8 16,00 9 1 8,75 7 2 6,50 1 2 0,50 3 1 2,75 24 4 23,00 6 3 5,25 10 0 10,00 8 2 7,50 86 23 80,25 382,062 439

6 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN 10 17 3 16,25 10 0 10,00 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 18 2 17,50 9 1 8,75 8 2 7,50 5 4 4,00 82 17 77,75 374,414 559

7 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 10 18 8 16,00 9 1 8,75 8 1 7,75 2 1 1,75 3 2 2,50 19 6 17,50 5 4 4,00 9 1 8,75 10 0 10,00 83 24 77,00 372,292 593

8 0 MÜNİR KİBAR 10 19 8 17,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 8 14,00 8 2 7,50 6 2 5,50 7 3 6,25 83 26 76,50 370,519 631

9 0 SELİN 10 22 7 20,25 10 0 10,00 6 1 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 3 13,25 7 3 6,25 6 4 5,00 9 1 8,75 81 22 75,50 367,121 697

10 0 CEYLİN YILMAZ 10 15 5 13,75 7 2 6,50 6 3 5,25 2 0 2,00 4 1 3,75 20 3 19,25 8 1 7,75 9 1 8,75 7 3 6,25 78 19 73,25 361,312 847

11 0 EMRE GÜR 10 18 12 15,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 10 14,50 5 4 4,00 5 5 3,75 7 3 6,25 74 42 63,50 331,491 1658

12 0 FİKRİ ERCAN 10 17 6 15,50 7 3 6,25 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 8 10,00 3 4 2,00 6 4 5,00 8 2 7,50 67 32 59,00 317,919 2197

13 0 EYLÜL KIRBAŞ 10 6 5 4,75 5 5 3,75 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 15 7 13,25 7 2 6,50 8 2 7,50 9 1 8,75 64 26 57,50 315,138 2325

14 0 NİDA AYDOĞAN 10 14 12 11,00 8 1 7,75 6 3 5,25 2 2 1,50 4 1 3,75 10 5 8,75 5 4 4,00 7 2 6,50 9 1 8,75 65 31 57,25 313,434 2407

15 0 NİHAL ZEYNEP KAZAK 10 15 11 12,25 10 0 10,00 7 2 6,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 8 6,00 3 4 2,00 6 2 5,50 7 3 6,25 65 31 57,25 313,051 2427

16 0 ÖMÜR GEDİK 10 18 12 15,00 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 14 3,50 5 5 3,75 6 3 5,25 6 4 5,00 65 45 53,75 302,183 2967

17 0 ZEHRA AYDIN 10 20 8 18,00 6 4 5,00 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 7 5,25 5 3 4,25 2 4 1,00 4 4 3,00 60 34 51,50 294,799 3359

18 0 EKİN KÜTÜK   13 8 11,00 7 1 6,75 5 1 4,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 9 4 8,00 3 5 1,75 6 1 5,75 8 1 7,75 56 26 49,50 289,977 3649

19 0 NEHİR BODUR 10 14 10 11,50 4 3 3,25 5 1 4,75 1 2 0,50 4 1 3,75 11 7 9,25 4 2 3,50 7 1 6,75 7 3 6,25 57 30 49,50 289,962 3651

20 0 TUANA GÜNDOĞDU 10 16 6 14,50 4 0 4,00 2 4 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 16 2 15,50 4 2 3,50 4 0 4,00 2 4 1,00 53 20 48,00 284,743 3965

21 0 MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ   14 6 12,50 6 1 5,75 1 0 1,00 4 0 4,00 10 2 9,50 4 2 3,50 4 2 3,50 6 1 5,75 49 14 45,50 277,658 4393

22 0 DOĞA URAL 10 13 12 10,00 3 6 1,50 5 4 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 12 10 9,50 4 5 2,75 7 2 6,50 7 3 6,25 56 47 44,25 274,336 4598

23 0 KAYRA POLAT KARATAŞ 10 11 13 7,75 5 3 4,25 6 1 5,75 1 4 0,00 3 2 2,50 13 6 11,50 7 3 6,25 3 3 2,25 5 5 3,75 54 40 44,00 273,747 4633

24 0 FURKAN ÇİFTÇİ 10 15 12 12,00 8 2 7,50 5 3 4,25 2 3 1,25 3 2 2,50 12 2 11,50 3 3 2,25 1 2 0,50 3 2 2,50 52 31 44,25 273,666 4640

25 0 BATUHAN ÖZER 10 11 8 9,00 5 1 4,75 6 1 5,75 2 1 1,75 3 2 2,50 8 2 7,50 3 1 2,75 6 2 5,50 4 4 3,00 48 22 42,50 269,035 4943

26 0 EYMEN EFEOĞLU 10 14 11 11,25 7 2 6,50 3 7 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 7 3,25 3 5 1,75 7 1 6,75 1 5 -0,25 47 40 37,00 252,090 6130

27 0 SELİN NARİN 10 8 7 6,25 7 1 6,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 6 2 5,50 4 2 3,50 39 23 33,25 241,607 6893

28 0 FERDA EC * NKIZIL   C 14 12 11,00 2 5 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 7 5 5,75 4 0 4,00 4 1 3,75 38 25 31,75 236,321 7273

29 0 KAAN DAĞ 10 9 1 8,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 8 4 7,00 3 4 2,00 4 6 2,50 4 5 2,75 35 21 29,75 230,581 7661
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 33 33 87 11954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,90 8,75 10,71 5,49 2,51 4,87 4,74 2,30 4,17 1,49 1,70 1,06 3,00 1,01 2,75 7,78 4,46 6,66 3,08 2,89 2,36 3,30 2,16 2,76 4,20 2,58 3,55 45,98 28,36 38,89 257,880

Okul Ortalaması 14,94 7,97 12,95 6,39 1,73 5,96 5,27 1,91 4,80 2,09 1,67 1,67 3,67 0,73 3,48 12,15 5,12 10,87 4,70 2,82 3,99 5,58 2,15 5,04 6,15 2,18 5,61 60,94 26,28 54,37 304,340

KATILIMLAR

30 0 ELİF CEYLAN 10 12 5 10,75 1 0 1,00 7 1 6,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 7 2 6,50 31 15 27,25 222,866 8193

31 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ   11 15 7,25 4 4 3,00 8 1 7,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 6 3 5,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 35 32 27,00 222,270 8235

32 0 ÇAĞAN EGE TOPUZ 10 14 0 14,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 20 3 19,25 198,186 9658

33 0 NİSA BAYGELDİ   5 10 2,50 1 4 0,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 11 1,25 5 4 4,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 39 16,25 190,763 10038
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 33 33 87 11954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 8,8 10,71 14,7 7,5 12,85 7,8 4,5 6,66 10,6 7,6 8,67 46,0 28,4 38,89 257,880

Okul Ortalaması 14,9 8,0 12,95 17,4 6,0 15,92 12,2 5,1 10,87 16,4 7,2 14,64 60,9 26,3 54,38 304,340

KATILIMLAR

1 0 CEYLİN YAREN KARADAĞ10 24 6 22,50 23 7 21,25 28 2 27,50 26 4 25,00 101 19 96,25 429,403 1 1 1 1 77

2 0 BÜŞRA UZUN 10 21 3 20,25 23 3 22,25 20 3 19,25 24 4 23,00 88 13 84,75 395,046 2 2 2 2 290

3 0 SAMED KOCABAŞ 10 18 12 15,00 28 2 27,50 20 7 18,25 23 6 21,50 89 27 82,25 388,154 3 3 3 3 367

4 0 PELİN EVREN 10 19 1 18,75 26 3 25,25 11 2 10,50 28 2 27,50 84 8 82,00 387,155 4 4 4 4 379

5 0 IŞIL KILIÇ 10 18 8 16,00 20 6 18,50 24 4 23,00 24 5 22,75 86 23 80,25 382,062 5 5 5 5 439

6 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN10 17 3 16,25 25 5 23,75 18 2 17,50 22 7 20,25 82 17 77,75 374,414 6 6 6 6 559

7 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ10 18 8 16,00 22 5 20,75 19 6 17,50 24 5 22,75 83 24 77,00 372,292 7 7 7 7 593

8 0 MÜNİR KİBAR 10 19 8 17,00 27 3 26,25 16 8 14,00 21 7 19,25 83 26 76,50 370,519 8 8 8 8 631

9 0 SELİN 10 22 7 20,25 23 4 22,00 14 3 13,25 22 8 20,00 81 22 75,50 367,121 9 9 9 9 697

10 0 CEYLİN YILMAZ 10 15 5 13,75 19 6 17,50 20 3 19,25 24 5 22,75 78 19 73,25 361,312 10 10 10 10 847

11 0 EMRE GÜR 10 18 12 15,00 22 8 20,00 17 10 14,50 17 12 14,00 74 42 63,50 331,491 11 11 11 12 1658

12 0 FİKRİ ERCAN 10 17 6 15,50 21 8 19,00 12 8 10,00 17 10 14,50 67 32 59,00 317,919 12 12 12 13 2197

13 0 EYLÜL KIRBAŞ 10 6 5 4,75 19 9 16,75 15 7 13,25 24 5 22,75 64 26 57,50 315,138 13 13 13 14 2325

14 0 NİDA AYDOĞAN 10 14 12 11,00 20 7 18,25 10 5 8,75 21 7 19,25 65 31 57,25 313,434 14 14 14 15 2407

15 0 NİHAL ZEYNEP KAZAK 10 15 11 12,25 26 3 25,25 8 8 6,00 16 9 13,75 65 31 57,25 313,051 15 15 15 16 2427

16 0 ÖMÜR GEDİK 10 18 12 15,00 23 7 21,25 7 14 3,50 17 12 14,00 65 45 53,75 302,183 16 16 16 17 2967

17 0 ZEHRA AYDIN 10 20 8 18,00 22 8 20,00 7 7 5,25 11 11 8,25 60 34 51,50 294,799 17 17 17 18 3359

18 0 EKİN KÜTÜK   13 8 11,00 17 7 15,25 9 4 8,00 17 7 15,25 56 26 49,50 289,977 1 18 18 21 3649

19 0 NEHİR BODUR 10 14 10 11,50 14 7 12,25 11 7 9,25 18 6 16,50 57 30 49,50 289,962 18 19 19 22 3651

20 0 TUANA GÜNDOĞDU 10 16 6 14,50 11 6 9,50 16 2 15,50 10 6 8,50 53 20 48,00 284,743 19 20 20 24 3965

21 0 MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ  14 6 12,50 11 1 10,75 10 2 9,50 14 5 12,75 49 14 45,50 277,658 2 21 21 28 4393

22 0 DOĞA URAL 10 13 12 10,00 13 15 9,25 12 10 9,50 18 10 15,50 56 47 44,25 274,336 20 22 22 30 4598

23 0 KAYRA POLAT KARATAŞ10 11 13 7,75 15 10 12,50 13 6 11,50 15 11 12,25 54 40 44,00 273,747 21 23 23 31 4633

24 0 FURKAN ÇİFTÇİ 10 15 12 12,00 18 10 15,50 12 2 11,50 7 7 5,25 52 31 44,25 273,666 22 24 24 32 4640

25 0 BATUHAN ÖZER 10 11 8 9,00 16 5 14,75 8 2 7,50 13 7 11,25 48 22 42,50 269,035 23 25 25 35 4943

26 0 EYMEN EFEOĞLU 10 14 11 11,25 17 11 14,25 5 7 3,25 11 11 8,25 47 40 37,00 252,090 24 26 26 44 6130

27 0 SELİN NARİN 10 8 7 6,25 12 8 10,00 6 3 5,25 13 5 11,75 39 23 33,25 241,607 25 27 27 49 6893

28 0 FERDA EC * NKIZIL   C 14 12 11,00 9 7 7,25 7 5 5,75 8 1 7,75 38 25 31,75 236,321 1 28 28 52 7273

29 0 KAAN DAĞ 10 9 1 8,75 7 1 6,75 8 4 7,00 11 15 7,25 35 21 29,75 230,581 26 29 29 56 7661

30 0 ELİF CEYLAN 10 12 5 10,75 1 0 1,00 7 1 6,75 11 9 8,75 31 15 27,25 222,866 27 30 30 60 8193

31 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ  11 15 7,25 15 7 13,25 6 3 5,25 3 7 1,25 35 32 27,00 222,270 3 31 31 61 8235

32 0 ÇAĞAN EGE TOPUZ 10 14 0 14,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 2 3,50 20 3 19,25 198,186 28 32 32 73 9658

33 0 NİSA BAYGELDİ   5 10 2,50 9 10 6,50 4 11 1,25 8 8 6,00 26 39 16,25 190,763 4 33 33 75 10038
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 33 33 87 11954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 8,8 10,71 14,7 7,5 12,85 7,8 4,5 6,66 10,6 7,6 8,67 46,0 28,4 38,89 257,880

Okul Ortalaması 14,9 8,0 12,95 17,4 6,0 15,92 12,2 5,1 10,87 16,4 7,2 14,64 60,9 26,3 54,38 304,340

KATILIMLAR
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10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

289,977 30,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
EKİN KÜTÜK 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 18 21 3649 % 30,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED  baEEde    D D AdCdCAa aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CdEADCAD    CE  dEBEcacbaCBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız d CCB C  Da A  D      bb D B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DddDcc d ECa  CE EDCDDEECD CdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

277,658 36,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
MUSA KAĞAN ALTUNTAŞ 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 21 28 4393 % 36,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED b B   bAcA D D AcC CAe eCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 1 18 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EA CcDDE               B  BACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBCC  e     D C    C  D B c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Fen 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız dDB   A Da  CEaEDe  EECD C  bD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

190,763 83,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
NİSA BAYGELDİ 120 26 39 55 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 75 10038 % 83,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız  b b d c  AB    a A Cddea  b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız  beCc   e e B CE d e cEcDCBAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız a  e   b dbB ceC   C   Dd eed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız daBBeBAEe b aEa    dEE        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

222,270 68,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
OKYANUS EGE GÜNDÜZ 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 31 61 8235 % 68,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız bD abadc aAce D DBAECbdAccaCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EA CceDae CEBaCEBE Ca   a  ACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız C dC       B D C    a    B  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız eaad    Db             c CAc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 1 0



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

236,321 60,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

  C  -  0
FERDA EC * NKIZIL 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 28 52 7273 % 60,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED dbdE bcAcca EDBbd dCAaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız e EAe c ca         EB ccEC CBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız d CC e   D   Bb  C    Ce  c  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 1 21 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız              CCE E     E D CAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 1 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 0 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

372,292 4,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 120 83 24 13 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 7 593 % 4,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED CcBEEdDAB EDED AceddAD eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCADDbbCCEB CEBE D cEaBbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız cabCBCCbAaCCAB DDC  B CDdDABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız bCeDaBDa ECEDCCEBEDdDDEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

269,035 41,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BATUHAN ÖZER 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 25 25 35 4943 % 41,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız dD dbc E  dcA D bBA C CAc  C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EA C D  CaCE bCEBE   AE aCBAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 2 20 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız C BCd  D  Ad D      C  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız  DBB c     CCEBaeCC c CD CeEca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

395,046 2,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
BÜŞRA UZUN 120 88 13 19 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 290 % 2,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 3 6 20,25 % 68

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED C  E ADAc aDEDcAECACAD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 3 4 22,25 % 74

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCADDcACCE  dEBE D cECBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız c CCBCCAcDC AB DDC AB eD DABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız cCADaBD  cCEDCCEeEDCDDEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

198,186 80,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ÇAĞAN EGE TOPUZ 120 20 3 97 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 32 32 73 9658 % 80,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 0 16 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED          A DEDBA CA A A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız   E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız                  d         B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız          E    eE  D  a  C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

429,403 0,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
CEYLİN YAREN KARADAĞ 120 101 19 0 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 77 % 0,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCEDCbDaEEdDAcAcDEDBAEeACADABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız bBEAeCeDDEACCEBEdEdEBDacECBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız BECCBCCAbDCCABCDDCCABCCDBDABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DebDcBDBAECEDCCEaEDCDDEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 3 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

361,312 7,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
CEYLİN YILMAZ 120 78 19 23 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 10 10 847 % 7,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız dD Cbc E D cA D D AcCACA  BC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız bA CcDDECBdEBEdEcE C A  DCBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBCC caaCAB DDCC BC D DABB B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 1 1 7,75 % 78

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız dDBBDBAE CDCCEBcDCCEEbCeBCAEaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

274,336 38,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
DOĞA URAL 120 56 47 17 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 22 22 30 4598 % 38,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız aDCbDB cce ce Dbb AECACAD ddcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız bdcCcDDbb CEc dEBdcCeAEaDCeAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBCC cadaAB c C   bdb D BBcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız dDaBDa Ebdb CEBEDCdEEECcBCdEDe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

222,866 68,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ELİF CEYLAN 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 30 30 60 8193 % 68,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED    E d ea  D DB bCACAa BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız    C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız C BCd  D     D         D B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız bDcB   E   bCb  cee E CDBCAcDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 0 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

331,491 13,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
EMRE GÜR 120 74 42 4 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 11 12 1658 % 13,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BeEDaCbaEEcDAadbDEDaAECACADbed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CaEADCADcEeCCEBbbEBdBDBcEaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız BECCBeCbcaeCAB DDeb BCbb DdBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız bCbaBBDBd bdDCbEccDCcDEECDBadE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

315,138 19,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
EYLÜL KIRBAŞ 120 64 26 30 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 13 14 2325 % 19,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız ceEDb              BAdCd    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CdbAeCcDaEcCCEB bEBEaDaAECB BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız cECCBCe bDa AB     AcCbD DdBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DC DcBeBAECbeCCEBEDCDDEECDdCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

252,090 51,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
EYMEN EFEOĞLU 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 26 26 44 6130 % 51,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCbDCbba c e cd DdDBAECAdAe BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEA CcDDbbbCEdEbbedBb AbCBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız  c  Bd b   e   D bdA    dD B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız b  DacDBca E CCEcEDCcaE   c dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

317,919 18,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
FİKRİ ERCAN 120 67 32 21 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 12 13 2197 % 18,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED bcB   DbcA D DBAdCACAD BCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EADCAaaaCBCEc bEBEACccEBDCBAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBeC ce  A bDDCd B aD D B b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız bDBBe   eeDdCdaEDdCEEECDBadEDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

273,666 38,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
FURKAN ÇİFTÇİ 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 24 24 32 4640 % 38,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED bcBEEcacac DbDBAcddCAD eC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CaEADCcDDEbCaE  eEBEBDcbcbBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 2 16 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız  dCC     aCCAB DDC        ABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız D  DaB a c    bE  b bDEE     c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

382,062 3,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
IŞIL KILIÇ 120 86 23 11 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 439 % 3,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED CD EEdDd AdDbDcAEaACAD ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız eBEADCADDE CaEBEbEBE b cEaB BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız cECCBCCAeDd AB DDCCABCCDBDABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 10 0 0 10,00 % 100

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız eCdD BDBcECEDCCEBEDCcDEECDdCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

230,581 64,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
KAAN DAĞ 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 29 29 56 7661 % 64,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 1 20 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED CDBE   Ac      A   C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız   D A                cE D  ACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız C Be   b C   D e    C   ABB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız daBB a Eb DCaEabcdCbEbCb CdaeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

273,747 38,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
KAYRA POLAT KARATAŞ 120 54 40 26 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 23 23 31 4633 % 38,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED e e cdeABd DcDcAdCce e eCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız bAeCADc C CEBEe BE  ccEeabBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBCC  bCdA  DDb   Cb  DbBa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız dDcBDBAEcC  dEBEc e EbCbdCdEDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

374,414 4,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
MUHAMMED ALİ DOĞAN 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 6 559 % 4,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED     E aAcd D D AECACAD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCADDEbCCEBEbEBEdbBbECBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız c CCBCC  DCCA bDD    CCD DABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DCcDBBDBAECEDCCEBEcdeaEECbB dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

370,519 5,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
MÜNİR KİBAR 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 8 631 % 5,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız EDCbeaE dDAcA DEDBbdCACAD eCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EADCADDECBCEBEaEBEACBcEBDbBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBCCe DC eBaDDC A bCe DABced 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız bDaBDBAEDC CCEaED dEEbCDdCAEDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

289,962 30,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
NEHİR BODUR 120 57 30 33 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 19 19 22 3651 % 30,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız Eb bea c DAc ED D AaaACAcABCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EbDCce  C CEB  EBd   c BaCBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBed cD  AabD      CD DdBBb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız bDBB    Db  CEaEDCCEEECDddAEcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Fiilimsiler 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

313,434 20,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
NİDA AYDOĞAN 120 65 31 24 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 14 15 2407 % 20,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız ceED deaEccDABc D DBAdCdCADbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEA CADDbeCCEB bEdEcD cEaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız c CdBC   a a  CD e    CD DAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız e bDcBeBAECE CCEccDCDaEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

313,051 20,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
NİHAL ZEYNEP KAZAK 120 65 31 24 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 15 16 2427 % 20,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız EDeCbcdc DAc  DbDBAECAbAD Bdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EADCADDECBbEBECEdE CBAEBDCBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CdBeCd D a   aD  d  CD b B   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız bD cDeA  a CCEBcD CdEbCDdCAEDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

302,183 24,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ÖMÜR GEDİK 120 65 45 10 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 16 17 2967 % 24,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız cCEbCCbcdceaABAbDEDBAECdCADcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCeDDEbbCEcECEBdBDccECBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız adaC Cd  c eeB aDbCA  a  bcBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız adbDBBDdAcCEc CEcaDCDaEbCDBadE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 2 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

387,155 3,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
PELİN EVREN 120 84 8 28 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 379 % 3,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 1 10 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCED b  EE DA A D D AECACA  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCADDEACCEBE EBdBDBbEaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 2 17 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız B CCBCC  DC  B      Bb    d B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DCbDBBDBAECEDCCEaEDCDDEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 0 33

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

388,154 3,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SAMED KOCABAŞ 120 89 27 4 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 367 % 3,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız EDCbbBEEbedcAbDcDaAECACADdedBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EADCADDECBCEBECEBEACBdEdDCBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBeCAcaCCAdbDDCCAdCbD D BB BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız ADBBDd EeCeCaEcEDdCEEECDBCAEDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

367,121 5,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SELİN 120 81 22 17 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 9 697 % 5,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız BCEDCCcBEcdDABA DEcBAdCACADbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CBEADCADDE CCEcE  BEaDBcECBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız a CCBCC  aCCAB D    B  b DAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız bCbDaBDBAECEDdaEcEDeDaEECDBCAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

241,607 57,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
SELİN NARİN 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 27 27 49 6893 % 57,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız E         Ac  D ecA CeCAD  dca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız EcDCADD C C   bddd   c  aCBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CCBdC  a     D         b B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız  DaB B      CEaEDCeEEE    dEcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Fiilimsiler 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

284,743 33,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
TUANA GÜNDOĞDU 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 20 20 24 3965 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

Cevaplarınız ED bDaEE  Ac cDEDcA CACA A C d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

Cevaplarınız E  C DD      EbbddA  cE aC ACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 2 12 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

Cevaplarınız CC d  b C  B D CCA C D DABB BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Cevaplarınız  D cDBAa    CE  DC    Cee Acc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

294,799 28,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

10  -  0
ZEHRA AYDIN 120 60 34 26 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 17 18 3359 % 28,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 33 33 87 11954

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

Cevaplarınız aeEDbCDaEE DccAaD DBAECACADAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

Cevaplarınız CdEeDCdDDbdCCEBbCEBEBDBcEaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

Cevaplarınız BECC  C de b ce  C A  b   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Cevaplarınız DCAeBB e b d  CEcab  aEEaD adE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar. B

1

%3,03

19

%57,58

7

%21,21
  

6

%18,18
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%24,24)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30 Noktalama İşaretleri C

2

%6,06
 

22

%66,67

2

%6,06

5

%15,15

2

%6,06
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%27,27)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar. E

1

%3,03

2

%6,06
 

2

%6,06

27

%81,82

1

%3,03
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%15,15)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Fiilimsiler D  

3

%9,09
 

29

%87,88
 

1

%3,03
 

Doğru (%87,88)

Yanlış (%9,09)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Şiirde ahengi sağlayan
özellikleri/unsurları belirler. [2] Şiirdeki
mazmun, imge ve edebî sanatları
belirleyerek bunların anlama katkısını
değerlendirir.

C
1

%3,03

2

%6,06

7

%21,21
 

1

%3,03

22

%66,67
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%12,12)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Noktalama İşaretleri C

1

%3,03

12

%36,36

10

%30,30

3

%9,09

1

%3,03

6

%18,18
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%51,52)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini
açıklar. D  

10

%30,30

4

%12,12

6

%18,18

3

%9,09

10

%30,30
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%51,52)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yazım Kuralları B

10

%30,30

8

%24,24

4

%12,12

2

%6,06

1

%3,03

8

%24,24
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%51,52)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. E    

3

%9,09

17

%51,52

13

%39,39
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%9,09)

Boş (%39,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Sıfat Tamlamaları E   

10

%30,30
 

13

%39,39

10

%30,30
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%30,30)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. A

1

%3,03

2

%6,06

4

%12,12

8

%24,24

1

%3,03

17

%51,52
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%45,45)

Boş (%51,52)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 İsim Tamlamaları D

4

%12,12

1

%3,03

1

%3,03

14

%42,42

5

%15,15

8

%24,24
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%33,33)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma A

20

%60,61

1

%3,03

2

%6,06

3

%9,09

1

%3,03

6

%18,18
 

Doğru (%60,61)

Yanlış (%21,21)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları B

3

%9,09

6

%18,18

19

%57,58
  

5

%15,15
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%66,67)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Tasavvuf şairlerini tanır. A

13

%39,39
 

3

%9,09

4

%12,12

2

%6,06

11

%33,33
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%27,27)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. E

3

%9,09

3

%9,09

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06

22

%66,67
 

Doğru (%6,06)

Yanlış (%27,27)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Deyimler ve Atasözleri D    

29

%87,88
 

4

%12,12
 

Doğru (%87,88)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. E  

4

%12,12

2

%6,06

1

%3,03

10

%30,30

16

%48,48
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%21,21)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri D

1

%3,03

2

%6,06

1

%3,03

26

%78,79

1

%3,03

2

%6,06
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%15,15)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman B

2

%6,06

16

%48,48

5

%15,15
  

10

%30,30
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%21,21)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Metne Sözcük Yerleştirme A

30

%90,91

2

%6,06
   

1

%3,03
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%6,06)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini
bilir. E

1

%3,03

1

%3,03

4

%12,12

8

%24,24

13

%39,39

6

%18,18
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%42,42)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Söz Öbeklerinde Anlam C

2

%6,06
 

26

%78,79

1

%3,03

2

%6,06

2

%6,06
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%15,15)

Boş (%6,06)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Tanzimat Dönemi'nde Roman A

19

%57,58

1

%3,03

1

%3,03

8

%24,24

1

%3,03

3

%9,09
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını
belirler. C  

1

%3,03

25

%75,76

4

%12,12

1

%3,03

2

%6,06
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%18,18)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI A

29

%87,88
   

1

%3,03

3

%9,09
 

Doğru (%87,88)

Yanlış (%3,03)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 İki Cümleyi Karşılaştırma D

4

%12,12
 

3

%9,09

17

%51,52

3

%9,09

6

%18,18
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%30,30)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Tasavvuf şairlerini tanır. A

6

%18,18

3

%9,09

2

%6,06

1

%3,03
 

21

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. B

2

%6,06

13

%39,39
 

3

%9,09

9

%27,27

6

%18,18
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%42,42)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

3

%9,09

20

%60,61

6

%18,18
 

4

%12,12
 

Doğru (%60,61)

Yanlış (%27,27)

Boş (%12,12)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

C  
2

%6,06

22

%66,67
 

4

%12,12

5

%15,15
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%18,18)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

B
3

%9,09

15

%45,45
 

3

%9,09
 

12

%36,36
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%18,18)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü
oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. E  

4

%12,12
  

26

%78,79

3

%9,09
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%12,12)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. A

24

%72,73

2

%6,06

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%15,15)

Boş (%12,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra
devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir
kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz
eder.

D   
1

%3,03

18

%54,55

5

%15,15

9

%27,27
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%18,18)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin
Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. C   

30

%90,91
  

3

%9,09
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat
ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak
sosyal hayatta meydana gelen değişimleri
analiz eder.

A
16

%48,48
 

10

%30,30

1

%3,03

2

%6,06

4

%12,12
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%39,39)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

D
1

%3,03
  

25

%75,76

2

%6,06

5

%15,15
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%9,09)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

1453-1520 yılları arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

D
2

%6,06
 

3

%9,09

21

%63,64
 

7

%21,21
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%15,15)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında
hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası
üzerindeki etkilerini analiz eder.

E
3

%9,09

5

%15,15

1

%3,03
 

14

%42,42

10

%30,30
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%27,27)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. A

7

%21,21

5

%15,15

2

%6,06

1

%3,03

2

%6,06

16

%48,48
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%30,30)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin
oluşum süreçlerini ilişkilendirir. C  

2

%6,06

19

%57,58
 

1

%3,03

11

%33,33
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%9,09)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Türkiye'deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar. C

2

%6,06

1

%3,03

22

%66,67

1

%3,03

1

%3,03

6

%18,18
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%15,15)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine
göre sınıflandırır. E     

25

%75,76

8

%24,24
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%0,00)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum
süreçleri ile ilişkilendirir. B  

17

%51,52

4

%12,12

1

%3,03
 

11

%33,33
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%15,15)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen
faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. E

1

%3,03

3

%9,09
  

13

%39,39

16

%48,48
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%12,12)

Boş (%48,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer
şekillerini ilişkilendirir. C

1

%3,03

9

%27,27

8

%24,24

5

%15,15

2

%6,06

8

%24,24
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%51,52)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus
özellikleri ve nüfusun önemi hakkında
çıkarımlarda bulunur.

E  
2

%6,06
 

1

%3,03

23

%69,70

7

%21,21
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%9,09)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus
özellikleri ve nüfusun önemi hakkında
çıkarımlarda bulunur.

B  
20

%60,61

1

%3,03

5

%15,15

1

%3,03

6

%18,18
 

Doğru (%60,61)

Yanlış (%21,21)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun
yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. E    

9

%27,27

20

%60,61

4

%12,12
 

Doğru (%60,61)

Yanlış (%27,27)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

3

%9,09

13

%39,39

3

%9,09

2

%6,06

1

%3,03

11

%33,33
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%27,27)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. D

7

%21,21

3

%9,09
 

19

%57,58
 

4

%12,12
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%30,30)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

3

%9,09

8

%24,24

6

%18,18
 

1

%3,03

15

%45,45
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%30,30)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

6

%18,18

4

%12,12

18

%54,55

1

%3,03
 

4

%12,12
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%69,70)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03
 

23

%69,70

7

%21,21
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%9,09)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 DİN VE HAYAT C

14

%42,42

1

%3,03

15

%45,45
 

1

%3,03

2

%6,06
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%48,48)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 DİN VE HAYAT B  

27

%81,82
 

2

%6,06
 

4

%12,12
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%6,06)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR C  

3

%9,09

21

%63,64

2

%6,06
 

7

%21,21
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%15,15)

Boş (%21,21)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR B  

27

%81,82
  

1

%3,03

5

%15,15
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%3,03)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 DİN VE HAYAT A

31

%93,94
    

2

%6,06
 

Doğru (%93,94)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,06)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B

2

%6,06

9

%27,27

7

%21,21

5

%15,15
 

10

%30,30
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%42,42)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. E

1

%3,03
 

1

%3,03

5

%15,15

7

%21,21

19

%57,58
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%21,21)

Boş (%57,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C

2

%6,06

1

%3,03

28

%84,85
  

2

%6,06
 

Doğru (%84,85)

Yanlış (%9,09)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C   

24

%72,73

2

%6,06
 

7

%21,21
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%6,06)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. B  

25

%75,76
 

1

%3,03
 

7

%21,21
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%3,03)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili
uygulamalar yapar. C   

18

%54,55

3

%9,09

8

%24,24

4

%12,12
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%33,33)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar. C   

19

%57,58

4

%12,12

1

%3,03

9

%27,27
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%15,15)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar. A

4

%12,12

3

%9,09
 

1

%3,03

1

%3,03

24

%72,73
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%15,15)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. A

1

%3,03

3

%9,09

7

%21,21

1

%3,03

1

%3,03

20

%60,61
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%36,36)

Boş (%60,61)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. D

9

%27,27

3

%9,09

1

%3,03

13

%39,39

3

%9,09

4

%12,12
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%48,48)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. C

3

%9,09
 

11

%33,33

2

%6,06

1

%3,03

16

%48,48
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%18,18)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. C

3

%9,09

1

%3,03

9

%27,27

2

%6,06

2

%6,06

16

%48,48
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%24,24)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. A

17

%51,52

1

%3,03
  

2

%6,06

13

%39,39
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%9,09)

Boş (%39,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. B

1

%3,03

17

%51,52

1

%3,03

2

%6,06
 

12

%36,36
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%12,12)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. C

1

%3,03

5

%15,15

2

%6,06
 

1

%3,03

24

%72,73
 

Doğru (%6,06)

Yanlış (%21,21)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. D

2

%6,06
 

2

%6,06

24

%72,73
 

5

%15,15
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%12,12)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. D    

14

%42,42

1

%3,03

18

%54,55
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%3,03)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. C  

3

%9,09

16

%48,48

1

%3,03

3

%9,09

10

%30,30
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%21,21)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. C  

1

%3,03

6

%18,18

2

%6,06
 

24

%72,73
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. A

10

%30,30
  

1

%3,03
 

22

%66,67
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%3,03)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade
edildiğini açıklar. B  

9

%27,27

1

%3,03

1

%3,03
 

22

%66,67
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%6,06)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin
kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri
kullanarak işlemler yapar.

C  
3

%9,09

10

%30,30
  

20

%60,61
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%9,09)

Boş (%60,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. C

3

%9,09

6

%18,18

12

%36,36

1

%3,03

1

%3,03

10

%30,30
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%33,33)

Boş (%30,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. D  

4

%12,12
 

13

%39,39

2

%6,06

14

%42,42
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%18,18)

Boş (%42,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin
kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri
kullanarak işlemler yapar.

B  
2

%6,06
 

2

%6,06
 

29

%87,88
 

Doğru (%6,06)

Yanlış (%6,06)

Boş (%87,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler
yapar. D  

3

%9,09
 

23

%69,70
 

7

%21,21
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%9,09)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler
yapar. A

12

%36,36

1

%3,03

2

%6,06

6

%18,18
 

12

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler
yapar. B  

28

%84,85
   

5

%15,15
 

Doğru (%84,85)

Yanlış (%0,00)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini
açıklayarak problemler çözer. B

1

%3,03

15

%45,45

1

%3,03
 

2

%6,06

14

%42,42
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%12,12)

Boş (%42,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini
açıklayarak problemler çözer. D

1

%3,03

4

%12,12

2

%6,06

3

%9,09

2

%6,06

21

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı
kavramlarını açıklar. D

1

%3,03

6

%18,18

2

%6,06

11

%33,33

5

%15,15

8

%24,24
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%42,42)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı
arasındaki ilişkiyi analiz eder. C

2

%6,06

2

%6,06

13

%39,39

3

%9,09

2

%6,06

11

%33,33
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%27,27)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma
gerekçelerini açıklar. A

3

%9,09

11

%33,33

1

%3,03

8

%24,24

2

%6,06

8

%24,24
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%66,67)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
4

%12,12
  

26

%78,79

1

%3,03

2

%6,06
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%15,15)

Boş (%6,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden
kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından
kaynaklandığını açıklar.

B
9

%27,27

13

%39,39

6

%18,18
  

5

%15,15
 

Doğru (%39,39)

Yanlış (%45,45)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve
dalga çukuru kavramlarını açıklar. B  

25

%75,76

4

%12,12

1

%3,03
 

3

%9,09
 

Doğru (%75,76)

Yanlış (%15,15)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini
analiz eder. D    

17

%51,52

4

%12,12

12

%36,36
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%12,12)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti
kavramları arasında ilişki kurar. B

4

%12,12

15

%45,45

1

%3,03

3

%9,09

2

%6,06

8

%24,24
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%30,30)

Boş (%24,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan
maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. A

14

%42,42
 

2

%6,06

1

%3,03
 

16

%48,48
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%9,09)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. E

2

%6,06

1

%3,03

3

%9,09
 

18

%54,55

9

%27,27
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%18,18)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. C  

1

%3,03

18

%54,55

2

%6,06

3

%9,09

9

%27,27
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%18,18)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20 Kimyasal tepkimeleri açıklar. E

1

%3,03

2

%6,06
 

4

%12,12

17

%51,52

9

%27,27
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%21,21)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

D  
2

%6,06

1

%3,03

11

%33,33

2

%6,06

17

%51,52
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%15,15)

Boş (%51,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Çözünme sürecini moleküler düzeyde
açıklar. C  

1

%3,03

17

%51,52

2

%6,06
 

13

%39,39
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%9,09)

Boş (%39,39)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. C

4

%12,12

2

%6,06

24

%72,73

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%24,24)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. E  

1

%3,03
 

1

%3,03

30

%90,91

1

%3,03
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%6,06)

Boş (%3,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. B

9

%27,27

9

%27,27

7

%21,21
 

1

%3,03

7

%21,21
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%51,52)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. E

3

%9,09

1

%3,03

4

%12,12
 

19

%57,58

6

%18,18
 

Doğru (%57,58)

Yanlış (%24,24)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri
yardımıyla ayırt eder. D  

2

%6,06

4

%12,12

23

%69,70

1

%3,03

3

%9,09
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%21,21)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. C   

16

%48,48

5

%15,15

3

%9,09

9

%27,27
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%24,24)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-29 Mitozu açıklar. D

1

%3,03

2

%6,06

7

%21,21

16

%48,48

2

%6,06

5

%15,15
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%36,36)

Boş (%15,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-30 Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. D

12

%36,36
  

16

%48,48

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%48,48)

Yanlış (%39,39)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Mayozu açıklar. E   

1

%3,03
 

28

%84,85

4

%12,12
 

Doğru (%84,85)

Yanlış (%3,03)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Gamet oluşumlarını açıklar. E  

6

%18,18
  

21

%63,64

6

%18,18
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%18,18)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Monohibrit, dipibrit ve kontrol
çaprazlamalarını yapar. C

1

%3,03
 

26

%78,79
  

6

%18,18
 

Doğru (%78,79)

Yanlış (%3,03)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Monohibrit, dipibrit ve kontrol
çaprazlamalarını yapar. D  

3

%9,09

2

%6,06

21

%63,64

2

%6,06

5

%15,15
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%21,21)

Boş (%15,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

33 33 87 11954

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Çok alellilik durumunu açıklar. B  

14

%42,42

1

%3,03

6

%18,18

1

%3,03

11

%33,33
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%24,24)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin
aktarımını gösterir. C

4

%12,12
 

21

%63,64

1

%3,03
 

7

%21,21
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%15,15)

Boş (%21,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin
aktarımını gösterir. A

17

%51,52
  

11

%33,33

1

%3,03

4

%12,12
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%36,36)

Boş (%12,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği
açıklamadaki rolünü sorgular. E

1

%3,03
 

6

%18,18
 

23

%69,70

3

%9,09
 

Doğru (%69,70)

Yanlış (%21,21)

Boş (%9,09)
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