
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 90 105 196 6400

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,11 4,98 9,86 2,18 1,73 1,75 2,69 1,40 2,34 1,35 0,53 1,22 1,52 0,69 1,34 9,50 4,25 8,43 1,62 1,96 1,13 2,75 1,35 2,41 2,68 2,10 2,16 35,40 18,99 30,64 229,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,59 5,83 16,13 2,04 1,14 1,76 2,27 1,26 1,95 1,13 0,33 1,05 1,04 0,52 0,91 11,28 3,70 10,35 1,46 1,86 0,99 2,81 1,12 2,53 2,47 2,00 1,97 42,09 17,76 37,64 253,580 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 İREM KUL 11E 27 3 26,25 8 2 7,50 10 0 10,00 4 0 4,00 3 2 2,50 22 4 21,00 74 11 71,25 351,749 114 436,461 10 248,516 1838 420,255 33

2 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 26 4 25,00 6 3 5,25 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 27 1 26,75 73 14 69,50 346,618 137 387,551 142 285,696 1316 446,313 5

3 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 27 1 26,75 9 1 8,75 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 7 18,25 72 12 69,00 345,205 144 439,513 6 230,735 2163 407,124 59

4 0 ELANUR ORUÇ 11E 26 4 25,00 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 19 5 17,75 68 16 64,00 330,679 240 410,833 51 227,502 2213 392,169 95

5 0 ELİF SOFUOĞLU 11E 22 5 20,75 6 0 6,00 8 1 7,75 4 0 4,00 4 1 3,75 20 1 19,75 64 8 62,00 324,944 289 384,340 158 240,434 1981 375,186 178

6 0 GÜLZEHRA UYSAL 11E 25 4 24,00 8 2 7,50 8 2 7,50 4 1 3,75 2 2 1,50 17 5 15,75 64 16 60,00 319,065 347 398,087 91 214,570 2449 373,310 191

7 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 27 3 26,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 7 3,25 59 13 55,75 306,747 487 452,140 2 133,745 4460 313,471 711

8 0 DİLEM KARAKAYA 11E 25 5 23,75 5 4 4,00 7 3 6,25 5 0 5,00 4 0 4,00 14 6 12,50 60 18 55,50 305,986 499 390,035 129 193,555 2853 352,051 292

9 0 METİN ALMACIK 11E 23 6 21,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 60 19 55,25 305,347 512 405,375 65 177,390 3225 321,651 607

10 0 IRMAK DEMİR 11E 22 7 20,25 5 1 4,75 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 10 14,50 60 21 54,75 303,875 536 370,857 245 206,487 2588 340,189 391

11 0 NURİYE ÖZCAN 11E 24 4 23,00 7 2 6,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 58 13 54,75 303,847 537 400,497 86 177,390 3225 331,891 491

12 0 H BEDİRHAN ALACA 11E 21 8 19,00 8 2 7,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 9 8,75 56 22 50,50 291,580 786 381,497 173 169,308 3417 297,063 981

13 0 CEYDA KAYNAR 11E 24 5 22,75 4 4 3,00 8 2 7,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 5 4,75 49 18 44,50 274,023 1297 365,806 327 143,444 4115 298,600 953

14 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 24 6 22,50 5 5 3,75 8 2 7,50 3 1 2,75 2 3 1,25 7 4 6,00 49 21 43,75 271,829 1386 354,176 483 151,526 3883 304,414 857

15 0 BADE NURY AMAN 11E 25 5 23,75 6 3 5,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 7 3,25 49 22 43,50 271,096 1415 369,728 272 133,745 4460 296,403 993

16 0 KEREM DEMİREL 11E 22 5 20,75 8 1 7,75 7 3 6,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 43 10 40,50 262,459 1792 366,200 322 117,580 5307 260,882 2024

17 0 ZEYNEP KİRLİ 11E 27 1 26,75 4 4 3,00 4 5 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 44 15 40,25 261,526 1845 344,124 639 138,594 4267 321,396 612

18 0 ECRİN KIZILKA * 11E 24 6 22,50 6 3 5,25 6 4 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 44 17 39,75 260,215 1901 354,887 470 122,429 4996 277,342 1466

19 0 ZEYNEP T 11E 21 7 19,25 2 3 1,25 6 3 5,25 1 1 0,75 1 1 0,75 7 2 6,50 38 17 33,75 242,755 2769 283,631 1780 154,759 3783 285,234 1265

20 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 11E 20 8 18,00 6 3 5,25 4 5 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 37 20 32,00 237,736 3035 304,479 1360 125,662 4832 249,628 2456

21 0 AYŞEN AYVA 11E 17 6 15,50 4 3 3,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 34 11 31,25 235,608 3139 295,775 1542 132,128 4529 238,577 2925

22 0 EGE KAHVECİ 11E 18 6 16,50 8 1 7,75 7 2 6,50 1 4 0,00 34 13 30,75 234,155 3222 306,834 1309 112,730 5554 227,356 3401

23 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 19 11 16,25 6 4 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 2 7 0,25 36 28 29,00 229,057 3488 296,964 1515 114,347 5508 227,153 3409

24 0 CEMRE KAYA 11E 13 8 11,00 6 2 5,50 5 4 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 30 15 26,25 221,187 3868 280,670 1843 112,730 5554 189,807 4745

25 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 19 7 17,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 1 5,75 28 10 25,50 218,762 3986 234,462 2784 149,910 3925 267,068 1803

26 0 HİRANUR GÜLÜMSER 11E 16 12 13,00 4 6 2,50 6 4 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 8 0,00 32 34 23,50 213,112 4207 262,954 2231 112,730 5554 203,461 4289

27 0 IRMAK ŞATIR 11E 17 3 16,25 2 3 1,25 2 5 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 27 14 23,50 213,021 4215 264,132 2203 112,730 5554 225,649 3452

28 0 BİRÇE ERMU 11E 16 11 13,25 2 7 0,25 4 6 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 28 29 20,75 205,078 4580 237,320 2737 117,580 5307 209,680 4077

29 0 PINAR KARAKAŞ 11E 15 13 11,75 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 25 33 16,75 193,464 5049 217,377 3135 112,730 5554 194,927 4579
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 90 105 196 6400

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,11 4,98 9,86 2,18 1,73 1,75 2,69 1,40 2,34 1,35 0,53 1,22 1,52 0,69 1,34 9,50 4,25 8,43 1,62 1,96 1,13 2,75 1,35 2,41 2,68 2,10 2,16 35,40 18,99 30,64 229,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,59 5,83 16,13 2,04 1,14 1,76 2,27 1,26 1,95 1,13 0,33 1,05 1,04 0,52 0,91 11,28 3,70 10,35 1,46 1,86 0,99 2,81 1,12 2,53 2,47 2,00 1,97 42,09 17,76 37,64 253,580 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 0 EYLÜL KURTKAN 11E 12 11 9,25 1 6 -0,50 2 8 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 5 0,75 19 32 11,00 176,759 5581 174,308 3907 117,580 5307 182,372 4986

31 0 YAĞIZ ATAŞ 11E 5 11 2,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 4 7 2,25 11 36 2,00 150,695 6047 106,377 6264 127,279 4757 143,607 5758

32 0 HELİN ZORBAY 11E 4 16 0,00 2 2 1,50 3 5 1,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 11 28 4,00 131,293 4357 112,730 5554 114,710 6155
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 90 105 196 6400

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,1 5,0 9,86 7,7 4,4 6,65 9,5 4,3 8,43 7,1 5,4 5,70 35,4 19,0 30,64 229,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,6 5,8 16,13 6,5 3,3 5,68 11,3 3,7 10,35 6,7 5,0 5,49 42,1 17,8 37,65 253,580 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 İREM KUL 11E 27 3 26,25 25 4 24,00 22 4 21,00 74 11 71,25 351,749 1 4 114 436,461 3 3 10 248,516 2 26 1838 420,255 2 6 33

2 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 26 4 25,00 20 9 17,75 27 1 26,75 73 14 69,50 346,618 2 5 137 387,551 9 9 142 285,696 1 18 1316 446,313 1 2 5

3 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 27 1 26,75 25 4 24,00 20 7 18,25 72 12 69,00 345,205 3 6 144 439,513 2 2 6 230,735 4 34 2163 407,124 3 8 59

4 0 ELANUR ORUÇ 11E 26 4 25,00 23 7 21,25 19 5 17,75 68 16 64,00 330,679 4 12 240 410,833 4 4 51 227,502 5 35 2213 392,169 4 10 95

5 0 ELİF SOFUOĞLU 11E 22 5 20,75 22 2 21,50 20 1 19,75 64 8 62,00 324,944 5 13 289 384,340 10 10 158 240,434 3 28 1981 375,186 5 15 178

6 0 GÜLZEHRA UYSAL 11E 25 4 24,00 22 7 20,25 17 5 15,75 64 16 60,00 319,065 6 15 347 398,087 7 7 91 214,570 6 40 2449 373,310 6 16 191

7 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 27 3 26,25 27 3 26,25 5 7 3,25 59 13 55,75 306,747 7 17 487 452,140 1 1 2 133,745 17 70 4460 313,471 12 32 711

8 0 DİLEM KARAKAYA 11E 25 5 23,75 21 7 19,25 14 6 12,50 60 18 55,50 305,986 8 18 499 390,035 8 8 129 193,555 8 49 2853 352,051 7 21 292

9 0 METİN ALMACIK 11E 23 6 21,50 25 5 23,75 12 8 10,00 60 19 55,25 305,347 9 19 512 405,375 5 5 65 177,390 9 51 3225 321,651 10 28 607

10 0 IRMAK DEMİR 11E 22 7 20,25 21 4 20,00 17 10 14,50 60 21 54,75 303,875 10 20 536 370,857 12 12 245 206,487 7 42 2588 340,189 8 24 391

11 0 NURİYE ÖZCAN 11E 24 4 23,00 23 5 21,75 11 4 10,00 58 13 54,75 303,847 11 21 537 400,497 6 6 86 177,390 9 51 3225 331,891 9 25 491

12 0 H BEDİRHAN ALACA 11E 21 8 19,00 24 5 22,75 11 9 8,75 56 22 50,50 291,580 12 24 786 381,497 11 11 173 169,308 11 56 3417 297,063 15 39 981

13 0 CEYDA KAYNAR 11E 24 5 22,75 19 8 17,00 6 5 4,75 49 18 44,50 274,023 13 33 1297 365,806 15 15 327 143,444 15 64 4115 298,600 14 37 953

14 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 24 6 22,50 18 11 15,25 7 4 6,00 49 21 43,75 271,829 14 35 1386 354,176 17 17 483 151,526 13 60 3883 304,414 13 35 857

15 0 BADE NURY AMAN 11E 25 5 23,75 19 10 16,50 5 7 3,25 49 22 43,50 271,096 15 36 1415 369,728 13 13 272 133,745 17 70 4460 296,403 16 40 993

16 0 KEREM DEMİREL 11E 22 5 20,75 20 4 19,00 1 1 0,75 43 10 40,50 262,459 16 37 1792 366,200 14 14 322 117,580 23 79 5307 260,882 20 57 2024

17 0 ZEYNEP KİRLİ 11E 27 1 26,75 13 14 9,50 4 0 4,00 44 15 40,25 261,526 17 38 1845 344,124 18 19 639 138,594 16 68 4267 321,396 11 29 612

18 0 ECRİN KIZILKA * 11E 24 6 22,50 18 9 15,75 2 2 1,50 44 17 39,75 260,215 18 40 1901 354,887 16 16 470 122,429 22 77 4996 277,342 18 50 1466

19 0 ZEYNEP T 11E 21 7 19,25 10 8 8,00 7 2 6,50 38 17 33,75 242,755 19 51 2769 283,631 23 25 1780 154,759 12 59 3783 285,234 17 49 1265

20 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 11E 20 8 18,00 15 12 12,00 2 0 2,00 37 20 32,00 237,736 20 54 3035 304,479 20 21 1360 125,662 21 75 4832 249,628 21 59 2456

21 0 AYŞEN AYVA 11E 17 6 15,50 14 5 12,75 3 0 3,00 34 11 31,25 235,608 21 56 3139 295,775 22 23 1542 132,128 19 73 4529 238,577 22 65 2925

22 0 EGE KAHVECİ 11E 18 6 16,50 15 3 14,25 1 4 0,00 34 13 30,75 234,155 22 57 3222 306,834 19 20 1309 112,730 27 84 5554 227,356 23 67 3401

23 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 19 11 16,25 15 10 12,50 2 7 0,25 36 28 29,00 229,057 23 60 3488 296,964 21 22 1515 114,347 26 83 5508 227,153 24 68 3409

24 0 CEMRE KAYA 11E 13 8 11,00 17 7 15,25 30 15 26,25 221,187 24 63 3868 280,670 24 26 1843 112,730 27 84 5554 189,807 29 80 4745

25 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 19 7 17,25 3 2 2,50 6 1 5,75 28 10 25,50 218,762 25 65 3986 234,462 28 44 2784 149,910 14 62 3925 267,068 19 54 1803

26 0 HİRANUR GÜLÜMSER 11E 16 12 13,00 14 14 10,50 2 8 0,00 32 34 23,50 213,112 26 67 4207 262,954 26 30 2231 112,730 27 84 5554 203,461 27 77 4289

27 0 IRMAK ŞATIR 11E 17 3 16,25 10 11 7,25 27 14 23,50 213,021 27 68 4215 264,132 25 29 2203 112,730 27 84 5554 225,649 25 69 3452

28 0 BİRÇE ERMU 11E 16 11 13,25 11 17 6,75 1 1 0,75 28 29 20,75 205,078 28 69 4580 237,320 27 42 2737 117,580 23 79 5307 209,680 26 75 4077

29 0 PINAR KARAKAŞ 11E 15 13 11,75 10 20 5,00 25 33 16,75 193,464 29 78 5049 217,377 29 54 3135 112,730 27 84 5554 194,927 28 78 4579

30 0 EYLÜL KURTKAN 11E 12 11 9,25 5 16 1,00 2 5 0,75 19 32 11,00 176,759 30 85 5581 174,308 30 77 3907 117,580 23 79 5307 182,372 30 82 4986
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 90 105 196 6400

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,1 5,0 9,86 7,7 4,4 6,65 9,5 4,3 8,43 7,1 5,4 5,70 35,4 19,0 30,64 229,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,6 5,8 16,13 6,5 3,3 5,68 11,3 3,7 10,35 6,7 5,0 5,49 42,1 17,8 37,65 253,580 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 YAĞIZ ATAŞ 11E 5 11 2,25 2 18 -2,50 4 7 2,25 11 36 2,00 150,695 31 89 6047 106,377 32 90 6264 127,279 20 74 4757 143,607 31 88 5758

32 0 HELİN ZORBAY 11E 4 16 0,00 7 12 4,00 11 28 4,00 131,293 31 85 4357 112,730 27 84 5554 114,710 32 90 6155
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11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

235,608 49,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞEN AYVA 120 34 11 75 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 56 67 120 3139 % 49,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A eeECBbAdECD Ca  A  C DdDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız  eAeEB C d d   aE  ADEEBAACA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız       B  C              C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

271,096 22,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BADE NURY AMAN 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 36 39 63 1415 % 22,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDECBCABECDACdBDABbCBedDEEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EeA bBCCEdeBAaaCEBEADadBAACdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız     D B    D aaaC    eaa b  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 0 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 3 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

205,078 71,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BİRÇE ERMU 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 69 82 150 4580 % 71,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız e e deebABEbDAeac AaACBDEDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EecaEdea deBdDcbEcdADca AACAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız       e                     A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 0 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

221,187 60,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEMRE KAYA 120 30 15 75 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 63 75 137 3868 % 60,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız c CD CB  BaCee  B AcbCB  eaEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız  eA EBCaECaBdaaCE EA E BAACcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

274,023 20,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYDA KAYNAR 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 33 36 57 1297 % 20,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDdCedABECDACdBDAB CBbEDEEBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız beEBaCE b ADeCEBEADd BAaEAADAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   c B  a   C  d    Db  C CA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 2 1 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

305,986 7,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DİLEM KARAKAYA 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 19 20 499 % 7,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDECBdABECDACdBDABeCBDaDEEdAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız ADbBCa daDebBaEBEADBEBADEA DAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız C D BC C D CbebB b DbBCC CAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 1 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 3 2 50

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

346,618 2,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 73 14 33 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 6 6 137 % 2,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDcCBbABECDACdBDABACBDEDEEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız b ADEBCdEdaBADabEBEADEcBAACccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 27 1 2 26,75 % 89

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız DCCCDBBCEC DDCCBCBDD DCBCCaCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 2 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 3 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 5 1 83

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

260,215 29,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN KIZILKA * 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 40 45 75 1901 % 29,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDECBbABECDACdBcABACBDdcEEBAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız AaEBCCE bbcbeCEBEAeBbBA cAA AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız e   c                    C   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 0 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

237,736 47,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN ÖMÜR ESİN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 54 65 116 3035 % 47,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDEbBbAB CbAaaBbAB CBDdDaEBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız AebBCCa EDbeeaEBaA BbcADEAc Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız     B                    C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

234,155 50,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EGE KAHVECİ 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 57 68 122 3222 % 50,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız C b BCABECDAbEBDABAdB  ca BAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız AD BCCECbDADeaEBEA B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   e c      C  e         a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

330,679 3,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 68 16 36 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 13 13 240 % 3,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCbECBCABECDACddcABACBDEDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EDADEBCCEecBdaBCEBEADEcBAAaAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız DaC D BCbC DDbC CBDD DbaCC CAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 0 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 3 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 3 2 50

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

324,944 4,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELİF SOFUOĞLU 120 64 8 48 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 14 15 289 % 4,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A CDdCBbABEC eCdB ABACBDEDEEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 2 6 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız E ADEB C  Dd DBCEBEADE BAACAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 1 9 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız DC CD BCEC DDCCeCB   DCBCC C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 2 0 67

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 3 0 50

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

218,762 62,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 28 10 82 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 65 77 140 3986 % 62,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDb e dBECbdCdB ABACBD DaEBAAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız     a       eCEB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 1 23 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   D BC b   C       D         C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 0 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

176,759 87,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EYLÜL KURTKAN 120 19 32 69 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 85 100 180 5581 % 87,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A eDd Bbe E  A aBaABdCBad aEBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız be  Ede ddeddeebdBdA c  AA  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız           da C     b   a  Ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 1 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

319,065 5,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
GÜLZEHRA UYSAL 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 16 17 347 % 5,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDEdBCABECDACEBDeB CBDdDEEBAAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız AbEBbCECEDcDBCEBEAeBdBADEdc AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   D BCaCBDbCCdeBD  DCBCC eA  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 4 0 67

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

291,580 12,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
H BEDİRHAN ALACA 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 24 25 34 786 % 12,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDdCeCAB CbAeaBaABACBbEDdEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EDADEBCCadDBdaBCEBEADE BAACAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız  C  DBB  CBDb bed    DbaCCaaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 2 4 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

0,000 96,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
HELİN ZORBAY 120 11 28 81 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 90 105 191 6173 % 96,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız eDadeCbeEd  b c b A  e bba  ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız b   Cd C    BCaadAeadadbaA D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 0 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

213,112 65,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
HİRANUR GÜLÜMSER 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 67 80 147 4207 % 65,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız eDaDECBbABbCeeCcB Ac CBebeEEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız bcdebBaCECaBdDBCEadADEc AAac b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız  be cac b d    a  D         A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 0 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

351,749 1,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İREM KUL 120 74 11 35 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 114 % 1,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız AeCbECBCABECDACEBDABACBDaDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız bbADEBCCECDBADBCEBEAD EBAACAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız DC CcBeCEC DDCCBCBe ADbBCC CAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 0 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 2 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 4 1 67

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

303,875 8,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
IRMAK DEMİR 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 21 22 536 % 8,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CbECBbABECD CdBeABACBDEDEEBecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız A EBCC  b ADe EBEADBbBADEAdDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız C D BCbCcDDCbBCBDccDCcCCaaAa b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 3 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 3 3 50

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

213,021 65,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
IRMAK ŞATIR 120 27 14 79 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 68 81 148 4215 % 65,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A CDE BbABEC  CEB A   BDac  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız ae  bB C   deaBdE  eDE BAAaAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 1 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 0 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

345,205 2,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 72 12 36 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 7 7 144 % 2,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 1 2 26,75 % 89

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A CDECBCABECDACdBDABACB EDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EDADEBCCbCDBAbBbEBEADE BAACAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız Dae DBBC CcDDCCBCBDDADa CCaaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 2 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 2 0 100

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 3 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 2 3 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

262,459 28,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KEREM DEMİREL 120 43 10 67 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 37 42 71 1792 % 28,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDECBbABECDACEBDABACB d dEBce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız ADEBCC dEDeDBCEBEbeB   DEA  AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız     B  e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

305,347 8,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
METİN ALMACIK 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 19 20 21 512 % 8,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDdCBCABbCDACcBDABeCB dDEEBAeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız ADEBCCadEDeDeCEBEADBEBADEAcDAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   D B ECBaDeaBCBa  Dba C eAd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 3 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 2 1 67

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 2 3 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

303,847 8,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
NURİYE ÖZCAN 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 22 23 537 % 8,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız A CDECBbABECDAaEBDABACB dDdEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız aDADEBCC deBeDBCEBEADE BAACAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız  C  D B be D   BC    D aCC CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 0 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 2 2 33

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

193,464 78,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
PINAR KARAKAŞ 120 25 33 62 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 78 91 162 5049 % 78,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDEaebABbCc eEB ABebBcEDaaeAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız cabddCEdEbdDebEBceeBceAbEdcbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

229,057 54,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SEDEF NAZ BURDUR 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 60 72 131 3488 % 54,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADbDECebAcECbACaBbABdCBDdbEdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız bedaEBCCECDBcaBbEBEbDEbcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız  bb   BC e   a          dd  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 0 1 0

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

271,829 21,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 49 21 50 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 35 38 62 1386 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı B CDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBAAD

Cevaplarınız CDECBbABECDAaEBDABACBDcDdEBAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADEBCCECEDADBCEBEADBEBADEAADAC

Cevaplarınız ADbcCCEdbeADeCEBEADd BAbEAeaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCACDC

Cevaplarınız   eBB  C D CCdb       C a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEEBECABDBDCCABBCEADBCBACCAED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 2 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 1 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

150,695 94,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 11 36 73 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 89 104 187 6047 % 94,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız eadabaeCdBECDeac              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EadcbdeacCbcdbaebadb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız edea BB  Ca   eaC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 1 0 33

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 0 0 0

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

306,747 7,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 18 19 487 % 7,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDdCeCABECDACEBDAdACBDEDEEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız EeADEBCCECeBADBCEBEADEEBAACAeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız b   DBebEaab    C    b      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 3 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 1 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

261,526 28,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP KİRLİ 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 38 43 72 1845 % 28,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 1 2 26,75 % 89

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDECBCABECDAC BDABACBDdDE BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız a bDbBaCE cdbD aEBEeDcdBAAaAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız       B      C  C    D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 0 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

242,755 43,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP T 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 51 62 109 2769 % 43,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 32 90 105 196 6400

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A ADCDECBCABECDACEBDABACBDEDEEBA

Cevaplarınız ADCDEeBbABECDAbdB eBbCBDEbEE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A EDADEBCCECDBADBCEBEADEEBAACAAD

Cevaplarınız be a B C   dceBCEBEAcE   A   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DCCCDBBCECBDDCCBCBDDADCBCCCCAC

Cevaplarınız     D B bb D C  C     C C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBEEEBECAEABDCCABBCEDDBCBACCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 1 1 0 100

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0

1950-1980 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

1923-1950 arasında eser veren roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 4 1 1 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 2 1 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 3 1 0 33

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 6 1 0 17

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0

Basit Makineler 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0

Elektriksel Potansiyel 2 0 0 0

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. 1 0 0 0

Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0

Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 1 0 0 0

Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0

Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29 Metne Sözcük Yerleştirme A

21

%65,63

2

%6,25

3

%9,38
 

6

%18,75
  

Doğru (%65,63)

Yanlış (%34,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30 Sözcükte Anlam D

2

%6,25

1

%3,13

3

%9,38

15

%46,88

1

%3,13

10

%31,25
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%21,88)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%3,13

1

%3,13

25

%78,13

1

%3,13

4

%12,50
  

Doğru (%78,13)

Yanlış (%21,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

1

%3,13

3

%9,38
 

25

%78,13

1

%3,13

2

%6,25
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%15,63)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

1

%3,13

3

%9,38

1

%3,13

7

%21,88

19

%59,38

1

%3,13
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%37,50)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümlelerden Paragraf Oluşturma C

2

%6,25

1

%3,13

21

%65,63

2

%6,25

2

%6,25

4

%12,50
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%21,88)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar B  

23

%71,88
  

9

%28,13
  

Doğru (%71,88)

Yanlış (%28,13)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Yazım Kuralları C  

16

%50,00

12

%37,50

2

%6,25
 

2

%6,25
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%56,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Noktalama İşaretleri A

27

%84,38

1

%3,13
 

2

%6,25

1

%3,13

1

%3,13
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%12,50)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI B  

28

%87,50

1

%3,13

1

%3,13

1

%3,13

1

%3,13
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%9,38)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Cümlenin Ögeleri E

1

%3,13

3

%9,38
  

26

%81,25

2

%6,25
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri C  

1

%3,13

29

%90,63

1

%3,13
 

1

%3,13
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%6,25)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi D  

4

%12,50

1

%3,13

21

%65,63

2

%6,25

4

%12,50
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%21,88)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin
özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser
veren yazarları bilir.

A
22

%68,75
  

1

%3,13

4

%12,50

5

%15,63
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%15,63)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Yazım Kuralları C

4

%12,50

3

%9,38

20

%62,50
 

3

%9,38

2

%6,25
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%31,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları
belirler. E

6

%18,75
 

3

%9,38

11

%34,38

9

%28,13

3

%9,38
 

Doğru (%28,13)

Yanlış (%62,50)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve
bilimsel makalenin bölümlerini bilir. B  

27

%84,38

2

%6,25

1

%3,13
 

2

%6,25
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%9,38)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. D

2

%6,25

2

%6,25

2

%6,25

14

%43,75

1

%3,13

11

%34,38
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%21,88)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve
bilimsel makalenin bölümlerini bilir. A

28

%87,50

1

%3,13
  

2

%6,25

1

%3,13
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%9,38)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

1950-1980 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. B

1

%3,13

24

%75,00

2

%6,25

1

%3,13
 

4

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

1923-1950 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. A

17

%53,13

3

%9,38
 

2

%6,25

3

%9,38

7

%21,88
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%25,00)

Boş (%21,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. C  

1

%3,13

27

%84,38

1

%3,13
 

3

%9,38
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%6,25)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Tanzimat Dönemi'nde Şiir B  

29

%90,63
   

3

%9,38
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

1

%3,13

2

%6,25

1

%3,13

18

%56,25

3

%9,38

7

%21,88
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%21,88)

Boş (%21,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Cümlenin Ögeleri E

3

%9,38

1

%3,13

1

%3,13

11

%34,38

11

%34,38

5

%15,63
 

Doğru (%34,38)

Yanlış (%50,00)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

3

%9,38

3

%9,38

21

%65,63

2

%6,25

3

%9,38
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%25,00)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Cümlenin Ögeleri E

6

%18,75

1

%3,13
 

4

%12,50

19

%59,38

2

%6,25
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%34,38)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 ANLATIM BOZUKLUKLARI E

2

%6,25
  

1

%3,13

25

%78,13

4

%12,50
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%9,38)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

25

%78,13
 

1

%3,13

3

%9,38

3

%9,38
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%12,50)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

25

%78,13

1

%3,13

2

%6,25
 

2

%6,25

2

%6,25
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%15,63)

Boş (%6,25)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı
Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü
rekabeti ve bu rekabette uyguladığı
stratejileri analiz eder.

E
4

%12,50

11

%34,38
  

13

%40,63

4

%12,50
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%46,88)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

D
1

%3,13

3

%9,38

1

%3,13

10

%31,25

10

%31,25

7

%21,88
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%46,88)

Boş (%21,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

A
20

%62,50

3

%9,38

2

%6,25

3

%9,38
 

4

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği
sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel
etkilerini analiz eder.

D
5

%15,63

1

%3,13

1

%3,13

14

%43,75

4

%12,50

7

%21,88
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%34,38)

Boş (%21,88)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde
endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu
süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.

E  
9

%28,13
  

19

%59,38

4

%12,50
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%28,13)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  
25

%78,13

1

%3,13

4

%12,50
 

2

%6,25
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%15,63)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. C

4

%12,50

1

%3,13

19

%59,38

1

%3,13

3

%9,38

4

%12,50
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%28,13)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

C
4

%12,50
 

24

%75,00

2

%6,25
 

2

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. E

3

%9,38

1

%3,13

1

%3,13

1

%3,13

15

%46,88

11

%34,38
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%18,75)

Boş (%34,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. C   

10

%31,25

12

%37,50

1

%3,13

9

%28,13
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%40,63)

Boş (%28,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. D

3

%9,38

1

%3,13

2

%6,25

10

%31,25

10

%31,25

6

%18,75
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%50,00)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus
politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. B

1

%3,13

21

%65,63

1

%3,13

8

%25,00
 

1

%3,13
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%31,25)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. A

9

%28,13

2

%6,25

4

%12,50

8

%25,00

5

%15,63

4

%12,50
 

Doğru (%28,13)

Yanlış (%59,38)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini
açıklar. D

6

%18,75

4

%12,50
 

16

%50,00

3

%9,38

3

%9,38
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%40,63)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının
dağılışını açıklar. B

4

%12,50

15

%46,88

1

%3,13
 

10

%31,25

2

%6,25
 

Doğru (%46,88)

Yanlış (%46,88)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini
açıklar. C

5

%15,63

6

%18,75

18

%56,25

1

%3,13

1

%3,13

1

%3,13
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%40,63)

Boş (%3,13)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı
ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. E

1

%3,13

1

%3,13
 

1

%3,13

29

%90,63
  

Doğru (%90,63)

Yanlış (%9,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde
yayılışına etki eden faktörleri açıklar. B

3

%9,38

25

%78,13

1

%3,13
  

3

%9,38
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%12,50)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham
madde, üretim ve pazar alanlarını
ilişkilendirir.

E
1

%3,13
 

1

%3,13

5

%15,63

22

%68,75

3

%9,38
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%21,88)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Ülkeler arası etkileşimde turizm
faaliyetlerinin rolünü açıklar. A

25

%78,13

3

%9,38
  

3

%9,38

1

%3,13
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%18,75)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. D

1

%3,13

3

%9,38

1

%3,13

21

%65,63
 

6

%18,75
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%15,63)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan
düşünce ortamını açıklar. E

2

%6,25
 

4

%12,50
 

22

%68,75

4

%12,50
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E

1

%3,13

4

%12,50

4

%12,50

4

%12,50

5

%15,63

14

%43,75
 

Doğru (%15,63)

Yanlış (%40,63)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B
1

%3,13

20

%62,50

2

%6,25
 

1

%3,13

8

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A
26

%81,25
  

1

%3,13
 

5

%15,63
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%3,13)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED A

27

%84,38
    

5

%15,63
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%0,00)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED C

7

%21,88
 

17

%53,13

1

%3,13
 

7

%21,88
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%25,00)

Boş (%21,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR A

20

%62,50
 

3

%9,38

3

%9,38
 

6

%18,75
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%18,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR A

3

%9,38

4

%12,50

10

%31,25

2

%6,25

3

%9,38

10

%31,25
 

Doğru (%9,38)

Yanlış (%59,38)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 İNANÇLA İLGİLİ MESELELER D

3

%9,38

4

%12,50

1

%3,13

13

%40,63
 

11

%34,38
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%25,00)

Boş (%34,38)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile
ilişkilendirir. D  

1

%3,57
 

5

%17,86

1

%3,57

21

%75,00
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

3

%10,71

3

%10,71

8

%28,57

1

%3,57
 

13

%46,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%25,00)

Boş (%46,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C  

1

%3,57

4

%14,29
 

4

%14,29

19

%67,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%17,86)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

1

%3,57
 

3

%10,71
  

24

%85,71
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%3,57)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D   

3

%10,71

14

%50,00

2

%7,14

9

%32,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%17,86)

Boş (%32,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. B

1

%3,57

7

%25,00
   

20

%71,43
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%3,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

B  
21

%75,00

3

%10,71
 

3

%10,71

1

%3,57
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

C  
1

%3,57

10

%35,71
  

17

%60,71
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%3,57)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten
veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını
hesaplar.

E
1

%3,57

5

%17,86
  

5

%17,86

17

%60,71
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%60,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. C

2

%7,14

2

%7,14

13

%46,43
 

3

%10,71

8

%28,57
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%25,00)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. B

2

%7,14

3

%10,71

2

%7,14

2

%7,14
 

19

%67,86
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%21,43)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. D

2

%7,14

1

%3,57
 

13

%46,43
 

12

%42,86
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%10,71)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. D  

2

%7,14
 

7

%25,00
 

19

%67,86
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%7,14)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. C

2

%7,14

1

%3,57

14

%50,00
 

1

%3,57

10

%35,71
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler
yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. C

2

%7,14

3

%10,71

7

%25,00
 

1

%3,57

15

%53,57
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler
yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. B

3

%10,71

6

%21,43
 

2

%7,14

3

%10,71

14

%50,00
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C  

2

%7,14

13

%46,43

2

%7,14

2

%7,14

9

%32,14
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%32,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. B  

9

%32,14
   

19

%67,86
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%67,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. D

1

%3,57
  

6

%21,43

1

%3,57

20

%71,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%7,14)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini
kullanarak problem çözer. D  

2

%7,14

1

%3,57

3

%10,71
 

22

%78,57
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%10,71)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek yorumlar. A

2

%7,14
 

1

%3,57
  

25

%89,29
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%3,57)

Boş (%89,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. D  

1

%3,57
 

14

%50,00

1

%3,57

12

%42,86
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%7,14)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

2

%7,14

6

%21,43

5

%17,86
  

15

%53,57
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. B

6

%21,43

5

%17,86

1

%3,57
  

16

%57,14
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%25,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. C   

13

%46,43

1

%3,57
 

14

%50,00
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%3,57)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. C  

1

%3,57

12

%42,86

1

%3,57
 

14

%50,00
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

6

%21,43
 

1

%3,57
  

21

%75,00
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. C

4

%14,29
 

9

%32,14
 

2

%7,14

13

%46,43
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%21,43)

Boş (%46,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. A

15

%53,57

1

%3,57
   

12

%42,86
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%3,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İkinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. C

2

%7,14

1

%3,57

3

%10,71

1

%3,57

2

%7,14

19

%67,86
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%21,43)

Boş (%67,86)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 Newton'ın Hareket Yasaları D        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Denge ve Denge Şartları B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Basit Makineler E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 İtme ve Çizgisel Momentum E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

[1] Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan [2]
Elektriksel Potansiyel E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Elektriksel Potansiyel B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Düzgün Elektrik Alan ve Sığa E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

Tepkimelerde meydana gelen enerji
değişimlerini açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Standart oluşum entalpileri üzerinden
tepkime entalpilerini hesaplar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Hess Yasasını açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki
ilişkiyi açıklar. D        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde
sınıflandırır. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri
arasında ilişki kurar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük
hayattan örneklerle açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gaz yasalarını açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-29

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları
hormonları açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Sindirim organlarının görev ve işleyişini
açıklar. B        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

Okul İlçe İl Genel

90 105 196 6400

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini
açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal
savunma mekanizmalarını açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Alveollerden dokulara ve dokulardan
alveollere gaz taşınmasını açıklar. A        
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