
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

1 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 93 20 88,00 404,704 27

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 6 28,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 21 0 21,00 5 0 5,00 2 0 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 87 9 84,75 395,906 37

3 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 32 7 30,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 4 0 4,00 3 0 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 87 11 84,25 394,193 40

4 0 SİNEM SUCU 12E 28 12 25,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 2 18,50 5 1 4,75 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 83 20 78,00 375,843 66

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 23 5 21,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 1 4,75 79 21 73,75 362,503 78

6 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 29 9 26,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 3 21,25 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 77 15 73,25 360,500 85

7 0 GÜLÜ M*R 12E 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 3 21,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 76 18 71,50 355,414 91

8 0 ELA NAZ DEMİR 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 75 18 70,50 352,989 96

9 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 74 15 70,25 352,387 97

10 0 SÜEDA COŞAN 12E 24 15 20,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 4 3 3,25 5 0 5,00 6 0 6,00 73 22 67,50 345,443 114

11 0 ELİF SU ÖZALP 12E 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 4 8,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 68 13 64,75 336,090 137

12 0 ELA YILDIZ 12E 27 11 24,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 67 17 62,75 330,229 143

13 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 26 10 23,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 1 7,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 0 6,00 65 14 61,50 327,762 149

14 0 ADA YALÇIN 12E 30 8 28,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 1 0 1,00 1 0 1,00 66 14 62,50 327,733 150

15 0 ELİFSU ZORBA 12E 28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 66 22 60,50 323,720 161

16 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 24 16 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 16 3 15,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 63 24 57,00 312,795 179

17 0 ZEYNEP AYDIN 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 2 0 2,00 3 0 3,00 61 16 57,00 312,603 180

18 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 26 8 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 4 12,00 4 0 4,00 1 0 1,00 61 15 57,25 312,426 181

19 0 CEYLİN ÇETİN 12E 28 5 26,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 59 11 56,25 310,227 189

20 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 27 8 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 3 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 59 13 55,75 309,348 192

21 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 25 4 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 59 11 56,25 309,292 193

22 0 DİLVİN AVCAN 12E 23 15 19,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 2 9,50 3 0 3,00 2 1 1,75 6 0 6,00 60 21 54,75 307,353 198

23 0 ZEYNEP NUR KOCAGÖBEK12E 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 6 0 6,00 59 21 53,75 304,144 211

24 0 BELEN SARI 12E 26 12 23,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 59 22 53,50 302,435 216

25 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 24 12 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 1 4,75 58 21 52,75 301,163 222

26 0 EMİNE GÜL BATI 12E 23 14 19,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 58 22 52,50 300,524 223

27 0 BEYZA ORTA 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 4 11,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 58 22 52,50 299,131 232

28 0 SERRA ÖZMEN 12E 18 8 16,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 56 16 52,00 298,734 233

29 0 ORHAN BAYKAL 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 57 22 51,50 296,501 237
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

30 0 ECEM ARSLAN 12E 24 14 20,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 15 2 14,50 3 2 2,50 57 22 51,50 295,416 240

31 0 EKİN ERİŞ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 56 18 51,50 295,407 241

32 0 ELİF AYDIN 12E 25 12 22,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 55 15 51,25 295,291 242

33 0 DOĞA AYAR 12E 26 14 22,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 57 26 50,50 293,250 252

34 0 ELA SEVER 12E 23 15 19,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 6 10,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 57 27 50,25 293,047 253

35 0 CEYLİN KIZIL 12E 21 12 18,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 12 3 11,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 55 20 50,00 292,668 256

36 0 EGE YAYMACI 12E 26 13 22,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 55 19 50,25 292,150 259

37 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 13 18,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 12 3 11,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 55 21 49,75 292,112 260

38 0 KEMAL HORUZ 12E 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 9 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 57 29 49,75 292,030 261

39 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 23 16 19,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 8 6,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 56 29 48,75 288,925 274

40 0 BEGÜM KIRTOK 12E 18 21 12,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 3 12,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 55 31 47,25 284,840 288

41 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 14 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 2 4 1,00 3 0 3,00 6 0 6,00 52 23 46,25 282,264 297

42 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 13 20,75 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 2 0 2,00 2 0 2,00 52 27 45,25 278,769 309

43 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 20 18 15,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 5 11,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 53 31 45,25 278,678 310

44 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 24 16 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 14 10 11,50 52 31 44,25 274,200 325

45 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 18 19 13,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 6 11,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 51 35 42,25 269,617 340

46 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 22 12 19,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 5 5,75 1 2 0,50 4 0 4,00 48 24 42,00 268,637 346

47 0 SUDENAZ YALI 12E 24 15 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 4 1 3,75 48 24 42,00 268,463 347

48 0 ZEHRA İKAN 12E 22 16 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 49 30 41,50 267,359 352

49 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 23 12 20,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 46 19 41,25 266,237 355

50 0 UMUT EGE ERBİL 12E 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 2 0 2,00 5 1 4,75 48 29 40,75 265,501 359

51 0 BEYZA ÖZCAN 12E 23 13 19,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 6 5,50 46 23 40,25 262,528 368

52 0 ÖZGE PA AN 12E 21 19 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 29 38,75 258,394 381

53 0 ASLI OSMANBEY 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 8 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 32 36,00 250,696 421

54 0 ALPEREN SARP 12E 11 14 7,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 41 24 35,00 248,199 431

55 0 HİRANUR YAZICI 12E 20 12 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 40 21 34,75 247,706 433

56 0 NAZ OKKA 12E 16 21 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 42 31 34,25 246,358 441

57 0 SİMA YILDIZ 12E 20 17 15,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 3 5,25 39 24 33,00 241,353 456

58 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 17 20 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 42 38 32,50 240,477 459
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

59 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 18 16 14,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 8 11 5,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 42 41 31,75 238,419 465

60 0 ECRİN YILDIZ 12E 17 14 13,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 38 25 31,75 237,726 469

61 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 16 14 12,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 2 6,50 37 22 31,50 237,026 472

62 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 23 17 18,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 6 3,50 38 31 30,25 233,212 481

63 0 EZGİ KARACA 12E 19 20 14,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 29 29,75 232,052 488

64 0 ECE CİHANKAYA 12E 11 24 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 2 4 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 38 35 29,25 231,379 491

65 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 35 22 29,50 231,063 496

66 0 GÖZDE KAÇİRE 12E 21 5 19,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 33 16 29,00 230,344 497

67 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 16 22 10,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 37 37 27,75 227,592 506

68 0 SUDE DÜZGÜN 12E 18 12 15,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 227,024 508

69 0 SUDE KELEŞ 12E 12 8 10,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 7 5 5,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 33 24 27,00 225,422 514

70 0 CEMRE EKER 12E 15 12 12,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 15 27,25 225,224 516

71 0 ŞURA ARSLAN 12E 16 18 11,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 34 29 26,75 223,107 527

72 0 DİLAY YÜKSEL 12E 19 19 14,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 35 34 26,50 223,091 529

73 0 NİSANUR TUTAR 12E 18 13 14,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 32 22 26,50 222,340 535

74 0 GİZEMNUR ER 12E 11 13 7,75 5 0 5,00 1 4 0,00 7 10 4,50 1 3 0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 4 2 3,50 34 37 24,75 218,890 550

75 0 YİĞİT MERCAN 12E 11 8 9,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 28 13 24,75 218,855 551

76 0 MELİSA POLAT 12E 13 17 8,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 21 24,75 217,729 552

77 0 AYLİN ÖNİZ 12E 14 18 9,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 10 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 33 35 24,25 216,891 555

78 0 HALİME KA * 12E 15 19 10,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 33 36 24,00 216,188 556

79 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 18 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 31 27 24,25 215,808 559

80 0 SILA AKSOY 12E 15 19 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 30 31 22,25 209,933 578

81 0 İREM YALÇIN 12E 14 19 9,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 28 27 21,25 207,478 588

82 0 ARDA BİLİR 12E 17 16 13,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 28 21,00 206,624 591

83 0 İLAYDA YAKŞE 12E 19 20 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 29 32 21,00 206,218 593

84 0 BEYZA ÇETİN 12E 11 19 6,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 10 4 9,00 28 29 20,75 205,604 596

85 0 RECEP ÖZKAN 12E 14 12 11,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 21 19,75 203,013 603

86 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 6 10 3,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 3 2,25 23 14 19,50 202,087 607

87 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 12 16 8,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 2 3,50 24 23 18,25 198,275 612
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

88 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 13 14 9,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 24 25 17,75 197,101 617

89 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 9 23 3,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 20 35 11,25 178,248 641

90 0 SAYRAÖZÇİL 12E 6 11 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 11 23 5,25 160,488 651
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

1 12111 BERFİN İDİL YEGÜL 12E 32 8 30,00 19 1 18,75 29 6 27,50 13 5 11,75 93 20 88,00 404,704 1 27 27 27 27

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 6 28,50 16 3 15,25 26 0 26,00 15 0 15,00 87 9 84,75 395,906 2 35 35 35 37

3 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 32 7 30,25 16 2 15,50 25 2 24,50 14 0 14,00 87 11 84,25 394,193 3 38 38 38 40

4 0 SİNEM SUCU 12E 28 12 25,00 17 2 16,50 24 3 23,25 14 3 13,25 83 20 78,00 375,843 4 64 64 64 66

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 29 9 26,75 14 5 12,75 26 5 24,75 10 2 9,50 79 21 73,75 362,503 5 76 76 76 78

6 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 29 9 26,75 15 3 14,25 26 3 25,25 7 0 7,00 77 15 73,25 360,500 6 81 81 81 85

7 0 GÜLÜ M*R 12E 28 11 25,25 16 4 15,00 25 3 24,25 7 0 7,00 76 18 71,50 355,414 7 87 87 87 91

8 0 ELA NAZ DEMİR 12E 31 9 28,75 16 3 15,25 18 4 17,00 10 2 9,50 75 18 70,50 352,989 8 92 92 92 96

9 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 32 8 30,00 19 1 18,75 13 6 11,50 10 0 10,00 74 15 70,25 352,387 9 93 93 93 97

10 0 SÜEDA COŞAN 12E 24 15 20,25 18 1 17,75 16 3 15,25 15 3 14,25 73 22 67,50 345,443 10 107 107 107 114

11 0 ELİF SU ÖZALP 12E 30 7 28,25 18 2 17,50 11 4 10,00 9 0 9,00 68 13 64,75 336,090 11 123 123 123 137

12 0 ELA YILDIZ 12E 27 11 24,25 16 2 15,50 15 3 14,25 9 1 8,75 67 17 62,75 330,229 12 129 129 129 143

13 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 26 10 23,50 17 3 16,25 8 1 7,75 14 0 14,00 65 14 61,50 327,762 13 134 134 134 149

14 0 ADA YALÇIN 12E 30 8 28,00 18 1 17,75 17 5 15,75 1 0 1,00 66 14 62,50 327,733 14 135 135 135 150

15 0 ELİFSU ZORBA 12E 28 10 25,50 15 4 14,00 13 5 11,75 10 3 9,25 66 22 60,50 323,720 15 146 146 146 161

16 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 24 16 20,00 15 4 14,00 18 3 17,25 6 1 5,75 63 24 57,00 312,795 16 162 162 162 179

17 0 ZEYNEP AYDIN 12E 27 13 23,75 18 2 17,50 11 1 10,75 5 0 5,00 61 16 57,00 312,603 17 163 163 163 180

18 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 26 8 24,00 17 3 16,25 17 4 16,00 1 0 1,00 61 15 57,25 312,426 18 164 164 164 181

19 0 CEYLİN ÇETİN 12E 28 5 26,75 16 1 15,75 10 3 9,25 5 2 4,50 59 11 56,25 310,227 19 169 169 169 189

20 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 27 8 25,00 16 2 15,50 9 3 8,25 7 0 7,00 59 13 55,75 309,348 20 171 171 171 192

21 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 25 4 24,00 18 2 17,50 16 5 14,75 59 11 56,25 309,292 21 172 172 172 193

22 0 DİLVİN AVCAN 12E 23 15 19,25 16 3 15,25 10 2 9,50 11 1 10,75 60 21 54,75 307,353 22 176 176 176 198

23 0 ZEYNEP NUR KOCAGÖBEK12E 26 12 23,00 16 2 15,50 7 6 5,50 10 1 9,75 59 21 53,75 304,144 23 188 188 188 211

24 0 BELEN SARI 12E 26 12 23,00 14 5 12,75 13 3 12,25 6 2 5,50 59 22 53,50 302,435 24 191 191 191 216

25 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 24 12 21,00 18 2 17,50 6 4 5,00 10 3 9,25 58 21 52,75 301,163 25 196 196 196 222

26 0 EMİNE GÜL BATI 12E 23 14 19,50 14 2 13,50 11 5 9,75 10 1 9,75 58 22 52,50 300,524 26 197 197 197 223

27 0 BEYZA ORTA 12E 26 12 23,00 15 5 13,75 13 4 12,00 4 1 3,75 58 22 52,50 299,131 27 204 204 204 232

28 0 SERRA ÖZMEN 12E 18 8 16,00 15 5 13,75 15 3 14,25 8 0 8,00 56 16 52,00 298,734 28 205 205 205 233

29 0 ORHAN BAYKAL 12E 28 11 25,25 15 5 13,75 8 3 7,25 6 3 5,25 57 22 51,50 296,501 29 208 208 208 237

30 0 ECEM ARSLAN 12E 24 14 20,50 15 4 14,00 18 4 17,00 57 22 51,50 295,416 30 211 211 211 240

31 0 EKİN ERİŞ 12E 26 14 22,50 17 3 16,25 13 1 12,75 56 18 51,50 295,407 31 212 212 212 241

32 0 ELİF AYDIN 12E 25 12 22,00 16 1 15,75 11 1 10,75 3 1 2,75 55 15 51,25 295,291 32 213 213 213 242

33 0 DOĞA AYAR 12E 26 14 22,50 16 3 15,25 11 7 9,25 4 2 3,50 57 26 50,50 293,250 33 221 221 221 252

34 0 ELA SEVER 12E 23 15 19,25 14 5 12,75 14 6 12,50 6 1 5,75 57 27 50,25 293,047 34 222 222 222 253

35 0 CEYLİN KIZIL 12E 21 12 18,00 13 2 12,50 13 3 12,25 8 3 7,25 55 20 50,00 292,668 35 225 225 225 256

36 0 EGE YAYMACI 12E 26 13 22,75 18 2 17,50 9 3 8,25 2 1 1,75 55 19 50,25 292,150 36 227 227 227 259

37 0 CEYLİN BİLGİN 12E 22 13 18,75 10 2 9,50 14 3 13,25 9 3 8,25 55 21 49,75 292,112 37 228 228 228 260

38 0 KEMAL HORUZ 12E 25 14 21,50 17 3 16,25 7 11 4,25 8 1 7,75 57 29 49,75 292,030 38 229 229 229 261

39 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 23 16 19,00 17 3 16,25 9 9 6,75 7 1 6,75 56 29 48,75 288,925 39 240 240 240 274

40 0 BEGÜM KIRTOK 12E 18 21 12,75 15 4 14,00 14 5 12,75 8 1 7,75 55 31 47,25 284,840 40 249 249 249 288

41 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 14 21,50 15 5 13,75 1 0 1,00 11 4 10,00 52 23 46,25 282,264 41 256 256 256 297

42 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 13 20,75 13 6 11,50 7 6 5,50 8 2 7,50 52 27 45,25 278,769 42 266 266 266 309

43 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 20 18 15,50 12 7 10,25 14 5 12,75 7 1 6,75 53 31 45,25 278,678 43 267 267 267 310

44 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 24 16 20,00 14 5 12,75 14 10 11,50 52 31 44,25 274,200 44 277 277 277 325

45 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 18 19 13,25 13 7 11,25 14 6 12,50 6 3 5,25 51 35 42,25 269,617 45 291 291 291 340

46 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 22 12 19,00 14 5 12,75 7 5 5,75 5 2 4,50 48 24 42,00 268,637 46 297 297 297 346

47 0 SUDENAZ YALI 12E 24 15 20,25 15 4 14,00 5 4 4,00 4 1 3,75 48 24 42,00 268,463 47 298 298 298 347

48 0 ZEHRA İKAN 12E 22 16 18,00 14 5 12,75 7 6 5,50 6 3 5,25 49 30 41,50 267,359 48 303 303 303 352
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

49 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 23 12 20,00 12 5 10,75 7 1 6,75 4 1 3,75 46 19 41,25 266,237 49 305 305 305 355

50 0 UMUT EGE ERBİL 12E 21 16 17,00 13 6 11,50 7 6 5,50 7 1 6,75 48 29 40,75 265,501 50 308 308 308 359

51 0 BEYZA ÖZCAN 12E 23 13 19,75 16 4 15,00 7 6 5,50 46 23 40,25 262,528 51 314 314 314 368

52 0 ÖZGE PA AN 12E 21 19 16,25 14 6 12,50 10 4 9,00 1 0 1,00 46 29 38,75 258,394 52 321 321 321 381

53 0 ASLI OSMANBEY 12E 23 17 18,75 14 6 12,50 4 8 2,00 3 1 2,75 44 32 36,00 250,696 53 346 346 347 421

54 0 ALPEREN SARP 12E 11 14 7,50 15 5 13,75 11 4 10,00 4 1 3,75 41 24 35,00 248,199 54 352 352 353 431

55 0 HİRANUR YAZICI 12E 20 12 17,00 11 5 9,75 3 3 2,25 6 1 5,75 40 21 34,75 247,706 55 354 354 355 433

56 0 NAZ OKKA 12E 16 21 10,75 12 6 10,50 8 3 7,25 6 1 5,75 42 31 34,25 246,358 56 360 360 361 441

57 0 SİMA YILDIZ 12E 20 17 15,75 13 4 12,00 6 3 5,25 39 24 33,00 241,353 57 371 371 372 456

58 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 17 20 12,00 11 8 9,00 10 4 9,00 4 6 2,50 42 38 32,50 240,477 58 373 373 374 459

59 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 18 16 14,00 11 7 9,25 8 11 5,25 5 7 3,25 42 41 31,75 238,419 59 376 376 378 465

60 0 ECRİN YILDIZ 12E 17 14 13,50 13 7 11,25 8 4 7,00 38 25 31,75 237,726 60 380 380 382 469

61 0 NAZ TÜRKOĞLU 12E 16 14 12,50 14 6 12,50 7 2 6,50 37 22 31,50 237,026 61 382 382 384 472

62 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 23 17 18,75 10 8 8,00 5 6 3,50 38 31 30,25 233,212 62 390 390 392 481

63 0 EZGİ KARACA 12E 19 20 14,00 9 4 8,00 8 5 6,75 1 0 1,00 37 29 29,75 232,052 63 394 394 396 488

64 0 ECE CİHANKAYA 12E 11 24 5,00 16 4 15,00 6 1 5,75 5 6 3,50 38 35 29,25 231,379 64 396 396 399 491

65 0 YİĞİT ÖZSOYLU 12E 22 15 18,25 13 7 11,25 35 22 29,50 231,063 65 401 401 404 496

66 0 GÖZDE KAÇİRE 12E 21 5 19,75 3 10 0,50 5 1 4,75 4 0 4,00 33 16 29,00 230,344 66 402 402 405 497

67 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 16 22 10,50 14 6 12,50 0 8 -2,00 7 1 6,75 37 37 27,75 227,592 67 409 409 412 506

68 0 SUDE DÜZGÜN 12E 18 12 15,00 9 5 7,75 4 1 3,75 2 2 1,50 33 20 28,00 227,024 68 411 411 414 508

69 0 SUDE KELEŞ 12E 12 8 10,00 6 8 4,00 7 5 5,75 8 3 7,25 33 24 27,00 225,422 69 412 412 415 514

70 0 CEMRE EKER 12E 15 12 12,00 9 2 8,50 4 1 3,75 3 0 3,00 31 15 27,25 225,224 70 413 413 416 516

71 0 ŞURA ARSLAN 12E 16 18 11,50 11 8 9,00 7 3 6,25 34 29 26,75 223,107 71 423 423 426 527

72 0 DİLAY YÜKSEL 12E 19 19 14,25 10 10 7,50 2 3 1,25 4 2 3,50 35 34 26,50 223,091 72 425 425 428 529

73 0 NİSANUR TUTAR 12E 18 13 14,75 12 5 10,75 2 4 1,00 32 22 26,50 222,340 73 429 429 433 535

74 0 GİZEMNUR ER 12E 11 13 7,75 6 4 5,00 8 13 4,75 9 7 7,25 34 37 24,75 218,890 74 438 438 442 550

75 0 YİĞİT MERCAN 12E 11 8 9,00 10 5 8,75 7 0 7,00 28 13 24,75 218,855 75 439 439 443 551

76 0 MELİSA POLAT 12E 13 17 8,75 8 3 7,25 7 1 6,75 2 0 2,00 30 21 24,75 217,729 76 440 440 444 552

77 0 AYLİN ÖNİZ 12E 14 18 9,50 11 6 9,50 3 10 0,50 5 1 4,75 33 35 24,25 216,891 77 442 442 446 555

78 0 HALİME KA * 12E 15 19 10,25 10 7 8,25 2 6 0,50 6 4 5,00 33 36 24,00 216,188 78 443 443 447 556

79 0 DERİN YETİŞEN 12E 16 18 11,50 12 7 10,25 3 2 2,50 31 27 24,25 215,808 79 446 446 450 559

80 0 SILA AKSOY 12E 15 19 10,25 9 11 6,25 6 1 5,75 30 31 22,25 209,933 80 456 456 460 578

81 0 İREM YALÇIN 12E 14 19 9,25 8 4 7,00 3 0 3,00 3 4 2,00 28 27 21,25 207,478 81 461 461 465 588

82 0 ARDA BİLİR 12E 17 16 13,00 9 9 6,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 28 28 21,00 206,624 82 463 463 467 591

83 0 İLAYDA YAKŞE 12E 19 20 14,00 9 9 6,75 1 3 0,25 29 32 21,00 206,218 83 465 465 469 593

84 0 BEYZA ÇETİN 12E 11 19 6,25 7 6 5,50 10 4 9,00 28 29 20,75 205,604 84 467 467 471 596

85 0 RECEP ÖZKAN 12E 14 12 11,00 9 5 7,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 25 21 19,75 203,013 85 471 471 475 603

86 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 6 10 3,50 14 1 13,75 3 3 2,25 23 14 19,50 202,087 86 475 475 479 607

87 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 12 16 8,00 8 5 6,75 4 2 3,50 24 23 18,25 198,275 87 478 478 482 612

88 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 13 14 9,50 7 8 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 24 25 17,75 197,101 88 481 481 485 617

89 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 9 23 3,25 7 8 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 20 35 11,25 178,248 89 493 493 497 641

90 0 SAYRAÖZÇİL 12E 6 11 3,25 4 10 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 11 23 5,25 160,488 90 498 498 502 651
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR
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TÜMLER TYT

327,733 22,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 135 135 135 150 % 22,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BbBCEEBDAb CDAEDACABdCBAdCbcbAEBDeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBb ACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AcaDCDDDBCa B  EA CbCB C  C a      E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız                   A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 2 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

266,237 54,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 305 305 305 355 % 54,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBbEEB d CaeA bAC BdCBdCCeeDbEBDCAD eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız cBBCCc bC  AbABCBcDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D DB      dA C   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D b          CD  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 0 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

202,087 92,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 23 14 83 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 475 475 479 607 % 92,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BdBdEa cbbbC A cde   C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız E BCCDBACA c  BCBB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  Ab c D D     b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 20 2 0 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

248,199 65,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 352 352 353 431 % 65,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBCEEBDbC dabEc C dbCe a e       ec   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBbCebADcBdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA  D e D C  B   b CD B   eC e   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D   D C    c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 2 6 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 3 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

206,624 89,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 463 463 467 591 % 89,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdebcBBaccec  CeBAeECDcDDb CECdBAAde    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcbd DAB eaBacCBda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   ac                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          C      e  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

268,637 52,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI ELİF ELBİRLER 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 297 297 297 346 % 52,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız C BEbBBEc aDc CABdcEC D  eebECBBdACDdDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA cABAeaBDDCBda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız Cb B CAe    a De   c   C  D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          C ec  AD AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

250,696 64,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 346 346 347 421 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBCEEBecbCeDcdDAeAdACBAddbeeAEBDecDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBebCDBACAbADcBCcBbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız ab  Dbb D ba Bb    C         a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız     E      D Ce     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 5 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

216,891 84,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 442 442 446 555 % 84,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız b CBa aB cC dcAdcAe cc BAd bbDAEB CcDdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BBeCDBb A ebABCBBeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bbc a c D  c ab  e ab      C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   a  D   D C   A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 7 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

360,500 12,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 77 15 28 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 81 81 81 85 % 12,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBE BBEAAeDDbCAcd ECbDDDeeCECBBAACDcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BC ECAC bBAcCBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CADBECb DDBDCAb B b BDBAAAB EE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D       CCD  B   AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

240,477 69,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 373 373 374 459 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCdEeBBdAceabCCAcdecdebDDbe  CBB ACeccAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız eCBEbb cABAebBeDCBCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız b bBCCAD    c DB     B Ca D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aD   acd  Cce   D  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 1 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

284,840 43,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 249 249 249 288 % 43,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ad EaBBbcAbabCCABAedCaDDeDeCbbeBdbbeEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA DbeAcCBcDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C Ed CAeB C aDD  C     C  DB Ac   aE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   E A   DD Bb C A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 2 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

302,435 32,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 191 191 191 216 % 32,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CeBEaBBEcAeDDCCABAA dcDbDceCECBBdACD ecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACD dAeeBcDCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C    CADB  c  e  C     C aDB AAB    A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E     DD  dDdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 3 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

404,704 4,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  12111
BERFİN İDİL YEGÜL 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 27 27 27 27 % 4,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBdBaEEBeAbCdDAEDACABcCBACdDDDAEBDCADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDdACACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cADaaCDDDBCBCBAEEADCDCdCe  CDBEAcE BE  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAbdEa DCA DaCeABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 15 5 68

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

205,604 90,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 467 467 471 596 % 90,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 19 10 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız Cdc aBBdcbdc   AcAb eDD eeeCECeBd  e  eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız   e    D BAcaBDDbedB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    B CAaB   e DB C      aBD bA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 1 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

299,131 35,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 204 204 204 232 % 35,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız adCBaEEBDAC CDA DeeABACeACdDeebEBDCcDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBaCDBACAbADeBCBBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A  D D DBbd B  EA CaC  C  C e A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D c E  D     C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

262,528 56,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 314 314 314 368 % 56,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBCEEBe  bCaccDdCAcACBACdaeeAEB CAD aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBAabCADedCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bb  e D D a  Bb  A eDC      c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

362,503 11,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 76 76 76 78 % 11,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBCEEBbACCCDc DACABACBdCdDDeAEBDeADaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBb AbcDAdCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAbaDCDDDebBCB EEADCDCBCC ACcB A   BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DA  E  e A   CeABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 4 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

225,224 78,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE EKER 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 413 413 416 516 % 78,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  dBEcBBEAc cD adcd E  cc e CECB  bC   AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeE     B   Bb CBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb       D  C        D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E     D       A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 4 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

238,419 70,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEREN ÜÇKUŞ 120 42 41 37 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 376 376 378 465 % 70,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CadEeBBEcbaceCCAadAEC ce eCbECBdAA    eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCB bAacbBAea eDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 11 11 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C  a CbDB d aDccea    Dba D bA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız bacd E   C bD ecD  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 8 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

292,112 39,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN BİLGİN 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 228 228 228 260 % 39,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız e CBdEEBbcCCeDAED CeccbBAa eDDA  DeADEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BB CDdA AbA   CBB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A dDCD DBCa B EEA         Ca  A E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e EbED e D  D BAA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

310,227 28,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 59 11 50 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 169 169 169 189 % 28,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  B BCEEBDACCeD  DACABcCBAC DDeAEBDe DdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCD   ACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AD   D DcCB     A   bB C  C   b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D   D   ABdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 2 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

292,668 38,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN KIZIL 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 225 225 225 256 % 38,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız d BEaBBEAd DbaCAcdcECDD D CC CBacACa  cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACD e  d DD BCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C Ea CAaa     DB C    DC  DB AA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EAAB  c  e cCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 2 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

215,808 85,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 446 446 450 559 % 85,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  CBEaBBEbdecbbCdBd daDD e ebcCaBAA eE cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız dCBEaeCceBcdCBDD BCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    c Cb                  B B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

223,091 80,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 425 425 428 529 % 80,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bbcEbBBEcce DCCcBAdECDbDD eCECBBeddeccea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız eCBEbAebeBAeaBbDCBda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a  B Cd    b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız       bA     DBcD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

307,353 30,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLVİN AVCAN 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 176 176 176 198 % 30,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız C BEaBBEcceDDCCABdAdCeceD CCECBdcbCaEccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA DbBAeCBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   b  CADB     eB C     C B B A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EA  C bD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 1 41

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

293,250 38,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 221 221 221 252 % 38,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBaEEBDACCCDcdDAeABcbBAdCaeeAEBDCcDcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EaBbCDBA AaADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BbcBDCD DBCa B  E  Ca        dcc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız b   b      D CD   A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 2 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

231,379 74,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 38 35 47 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 396 396 399 491 % 74,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 24 5 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bdcbDBBEc ee dCAcbc eaceDebbbeBBdd  EccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız dCeECACDbBAACBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    B  AD      D        C  D b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız cDa eEc     D Bc  cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 13 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

295,416 36,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 211 211 211 240 % 36,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aCBEaBBbAcaDDCaABdccCDcDDDeC CBBAbCe DcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECbCDABAeCBcD BCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CADB     DB C D     BDdbAAabEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

237,726 71,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN YILDIZ 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 380 380 382 469 % 71,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBdcEBDbbCeDbEDdb BAbedC eD AE   eD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDdeCeCAbeBaBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA  b D D    Bb    CDCc a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 6 6 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

292,150 39,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 227 227 227 259 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBdBCEEBccCb DcccACeBcCBACCeeDAEBDeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACACdDeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cb  DCD D C    E   C Ca            B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D d          C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

295,407 36,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 212 212 212 241 % 36,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdBCEEBDACddDAEDdCdBeCBAdaeDcdEdDeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBaCDBbCACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADBa D DBC  B  EA C   C     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

352,989 14,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA NAZ DEMİR 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 92 92 92 96 % 14,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEDBBaAACDDCCABAeEdDDeDDeCECBBAACbcacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECbCDbBAcCB DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız  CEB CAeB a cDDBD   Ce C BDB A B   E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  DE    A CeDD BeDC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

293,047 38,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 222 222 222 253 % 38,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBEcBBEbAdDbC ABAbEe DeDbeCECBceACbcDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCcECdec BAACBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E  CADB    DDB C a  eCbcDB eA   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E A    a  A CAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 4 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

330,229 21,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA YILDIZ 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 129 129 129 143 % 21,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEcBBEcA DbCCABAAdaDDeDceCECBBAA edDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECb D BAdCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   EB CADc C  bDB C   B C  DBbA B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EAA C Da B  C A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 1 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

278,678 47,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 53 31 36 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 267 267 267 310 % 47,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBaBaEEBbcC dDbaDA ABbCBAeCbeeAEcDecDcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EcBbCcB edbAbABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAD DaD DBCB B  E  Cb c  d Ca       E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız     E    A a  DA AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 3 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

295,291 36,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 213 213 213 242 % 36,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aC EaBBEcbdDDCCABdc C cDDDeCECBBeACbcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEC  D BAeCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C  B CA B     D        C  DBAeA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız             D   e AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

394,193 6,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 87 11 22 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 38 38 40 % 6,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBaBCEEBDACC DAdDACABcCBACCDbeAEBDecDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBB CD ACACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCDaDBCaC AEE  C CBCCE C  EA    E  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A E  DCADD C ABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 1 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

278,769 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 266 266 266 309 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBabEB A beDAdDAC BbeBAdCeeDAbBDCADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCedbCbaA eBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAeaede   C  B          C   D     A    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAdEe D   D   AB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

336,090 20,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF SU ÖZALP 120 68 13 39 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 123 123 123 137 % 20,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBccBBEAAeDDCCABA dCDDc DeCECBB ACeEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDABAACaDDCcCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E    aa     DB C   B C BDc AAB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    A  C DD  ADC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

323,720 24,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİFSU ZORBA 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 146 146 146 161 % 24,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bCBEbBBdbACDcCbABAAECDDcDeeCECBBAACeED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA cbBAAbBDcCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C EBCCA a   cDeBaC cCB    DB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EAA   DDaBcbCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 2 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

300,524 33,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE GÜL BATI 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 197 197 197 223 % 33,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEceBdcACDDCCeBAbd DDcDee ECeBAAC cccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBE A DbBAAdB  CBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız b E  CA  cb  eDB C   d    DB A   EE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   E ABCC D B Dd A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

227,592 77,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİR BOZTOPRAK 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 409 409 412 506 % 77,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DcdBCEdc bdebcccbACdBcbBACCeecAE DCeDdee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACAaAbdadBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 8 32 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  cb           b    e     b a   c c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D b E  D       ABA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 5 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

274,200 49,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 277 277 277 325 % 49,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CeBEeBBEceaDcCCABAeEaeDeDeeCEeBBbACDaDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA DbBcACBbDCBea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 10 6 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız e bBCCAD ECdBeD  d caa bDBDBbA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

232,052 74,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EZGİ KARACA 120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 394 394 396 488 % 74,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bddEbBBEAdeD dCABbbaeDcDDcCbEeBBbACeaccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız  CBE e a BAd BD  BdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız     CCA     a DB C    b e Dc Ac         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

352,387 14,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 74 15 31 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 93 93 93 97 % 14,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBEbBBEAAdDDCCABAAECeDeDDCCECBBAAbeEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDABAeCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E  CbaB  c cDB C  CB   BDaAAA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D      BC DD BA CAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 6 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

218,890 83,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GİZEMNUR ER 120 34 37 49 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 438 438 442 550 % 83,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBaBaEbBDcdedDccDcC cbC d              D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCcebCe               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız aeceDCD DcCc Bba    D       be e Ec  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız beA EbcDeA   CDABAbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

230,344 75,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÖZDE KAÇİRE 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 402 402 405 497 % 75,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBdEEBDACCCDAd       ad     AEBDCADd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBcedbac       baBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız B    C                   E   B  c     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        D AD        C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 3 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 2 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

197,101 93,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 24 25 71 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 481 481 485 617 % 93,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız   CBe d  cC eac D C BcbBd aeeDA   CADEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBeaDcb e  De aBBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A      D     b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      e   a C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

355,414 13,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜ M*R 120 76 18 26 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 87 87 87 91 % 13,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bCBEcBBEcAdbDCCABdAECDDeDDeCECBBAAde DcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECAeDABAeaBaDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CADBECb DDBDCAb B b BDBAAAB E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E     DD BAD  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

216,188 84,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KA * 120 33 36 51 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 443 443 447 556 % 84,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DdCBCEde bCee b cbCAcACBAabeeDd B ecD cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EcdeCaB CcaA e CBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız abc     D    db            C     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız e c    D   D Cc BAAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 9 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

312,795 27,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 162 162 162 179 % 27,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEeBBaAcdDcCCeBAcECaceDbeCbCBBAACedDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACD dAeCdbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   E CCADa C c DB C  CB Cb DBAAA   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız D    E      D BcD  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 0 59

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

301,163 33,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 196 196 196 222 % 33,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBdBCEEB   eeDAcDeCddACdACCeD AEBDecDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBbCACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA  e D D C     b  C  c a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e E   b  DBCDeBAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

288,925 41,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 240 240 240 274 % 41,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CadEaBBaccCcDbCdBAAEdDceDDeeECBBAA ecDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDbBAdaBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   b   bD     cDBeC D c CccD eAc        A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız D    EA  CeDD      A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 5 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

247,706 65,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR YAZICI 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 354 354 355 433 % 65,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BCBCEdB    e b DbCdBcCddCdDeDAb DeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBeCDBb b   dBCBcDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b  a b D C        C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D d E  D A   C   A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

206,218 90,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA YAKŞE 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 465 465 469 593 % 90,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız baBEbBB cbaaeCCABdbcCDcDDeeCEbBdeACbaDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız eCBcaA Ded ebBbDCBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   b d      E    c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

309,348 29,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İPEK NADİDE ACAR 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 171 171 171 192 % 29,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cB BCEEBD    acEDdCABcCBACCDDDAEcDecDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCD bCACADcBC BDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A d CD  BCa     A C  B  d       E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D      DABA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 2 36

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

207,478 89,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 461 461 465 588 % 89,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBCEaB babaccabbb BACeA Ce e b  eADcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  cB CDdA   Ac  aBBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız B  B                       C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız   A a      cB   B ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

292,030 39,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 229 229 229 261 % 39,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBdB EEBDbabCeAEDeCAccCBACCeDDAbcDeeDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBbCACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  bca bDaDBba B E A C   d     a d    b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   E      D CDABAe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 7 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

217,729 84,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİSA POLAT 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 440 440 444 552 % 84,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız a eBaE BDd  eec bA cBcCBde c cAadDCAD  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBa De        CcBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D D     e  A C       C       B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız              C   A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

282,264 45,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 256 256 256 297 % 45,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBCEEBbbe eaAdDACABACBACdDacAbBDeADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBebCDBbCACAbeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DdddEa D   D CDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

395,906 5,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 87 9 24 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 35 35 35 37 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız C BE BBEAA DDCCABAbcCDD DDeCECBcAACecDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeECACDABce BDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 0 14 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCE  CADB CE DDB CA  B C BDBAAAB EE  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    AABCCDDDBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 0 73

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

246,358 67,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 360 360 361 441 % 67,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBeBbEEB bC daccDAeAceCBbedeaccEceCAD cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBdCDBe Aacb BdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA  D D D           D B     ae A  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D   D  DcBA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

237,026 71,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 382 382 384 472 % 71,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CC bc BEAbecDCedBdAECDD  D bEbe  b e  eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECeCDedAACBbDbBaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    BCCAb      DB         cD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

222,340 81,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSANUR TUTAR 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 429 429 433 535 % 81,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BdBeE B   e DA DbbABebBACCeeeA B CeDEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BBCCadA baADABaBB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız    ab   D b   A                  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

296,501 36,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 208 208 208 237 % 36,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aCcEbBBEAACDDCCAcAcdCDbeDDCecCBBAA bEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcCACDAccddBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C  B     E     BcC     b BDc  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız    aAa   C D   AeC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

198,275 93,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 478 478 482 612 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız D eBd dB   aCcA Dd  eACBd debaA dD cDde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCaeb c AD  Cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız     D D D    B   b d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

258,394 57,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZGE PA AN 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 321 321 321 381 % 57,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bcdBCdaBDcCCdccEDdeABcCBACCDeebEBDecDEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBdCDeAddCADcBdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AcB CD D bB B  bA C        D  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız              C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

269,617 51,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 51 35 34 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 291 291 291 340 % 51,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DeCBbbEBbbCbCaccbdC dbCBAdCDaedEBDCcD  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBeCCDBbeAbAbeBdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA  DCD DcCe Bb dA Cb B d AC           E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DcA E  a   D  e BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 2 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

203,013 91,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RECEP ÖZKAN 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 471 471 475 603 % 91,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEaea c b D CA Abd D D c C eBe  db  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCB ddacbBAA  D  B B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    d db                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  DE         a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 20 8 5 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

160,488 99,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SAYRAÖZÇİL 120 11 23 86 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 498 498 502 651 % 99,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CC  D  bceea  ec   b         d B c e  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız  Cda d ceB ba ba BCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız       c         e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

233,212 73,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEMANUR KÜÇÜK 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 390 390 392 481 % 73,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aaCBeEEBaAdabDcdaACcBACBcaCDbeAEBDCADaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  aeCCDBe eCAccBCBBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız aA eaeD D bc B     C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

298,734 35,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 205 205 205 233 % 35,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBeEEB d C DAaDee BACBbC  eb     AD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBabCDdACAbADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A   aD DBC  B EaA C CB    C a A  AB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D     CDABAA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 1 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

178,248 97,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 20 35 65 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 493 493 497 641 % 97,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 23 8 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DddBaEEB  a   cbceeAdcedd daeedbBDeAc  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dB baDBbCcaAb B cB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  c e      b         D B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        e   D     A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 4 13 20

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

209,933 87,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 456 456 460 578 % 87,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBaEbdDddedDcEDACeBbbBdaec bAc  CeD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız daaCbcdbbACAbeBCBBaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D D   b      C C     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

241,353 69,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 371 371 372 456 % 69,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cB BCdEBDdaedDcccACAcbCBdeCeeeAEBDCcD D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EaB CDBe AaADcB BBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D DBbB    E  d         a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

375,843 10,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİNEM SUCU 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 64 64 64 66 % 10,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ddBEbBBEccCDbCCdBAAECDDeDceCECBBAdCeEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACD BAAbBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C EB CADB   eD B CA C DCbBDBAAAB  EEA d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D  AEAAdCCDDcBAbCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 15 0 68

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

227,024 77,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE DÜZGÜN 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 411 411 414 508 % 77,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız C BdaBBEAcec  CAdAcdaeDDD  C CBe A e  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCaEa  D e e  bDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C    CA               a   D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  e   EA     e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

225,422 78,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE KELEŞ 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 412 412 415 514 % 78,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCcd   EcACDDCC   eE   D   b        EcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdCe cdebd   D c B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C    CAD      D  C a   bbdeB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   Eb  C DDaB b AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

PARAGRAF YORUMU 20 3 5 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

268,463 52,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 298 298 298 347 % 52,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız eCBdeBBEcdaD CCAcdAcCDDeDDeCEeeBAACaEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCaECb DbBAACBcDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E  CA a     D        C ce             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız                eDCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

345,443 17,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 107 107 107 114 % 17,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBabEBDcC eDAdbACABcCdACdacDAEBDecDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBA ACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADaDCDbDBCa B  EA CDCB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAdEedD A DBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 2 59

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

223,107 80,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞURA ARSLAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 423 423 426 527 % 80,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bdcEeBBEAcdc CbABAAddcDecDaCECeBcbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız eCdcbA DbBAeaBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a    CAa      DB C     C B e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

309,292 29,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 59 11 50 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 172 172 172 193 % 29,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BdBCEEBDb d Dc DACABACBACCDDDA    AD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBACACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADBcCDDDcC  B bEAbbDCBC   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 0 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 5 59

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

265,501 54,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 308 308 308 359 % 54,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBE BBEAbCce  dBddddabDDDCbECaBdACcEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdCA DbdAdaBDDCBaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   baCCdD c  d  B C c B   B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          C  D BcDCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

327,762 22,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EREN ÖZERDEN 120 65 14 41 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 134 134 134 149 % 22,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ddcE BBE AeDDC ABAcdCbDcDDeCECBB ACDEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDbdAcCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E CCADB C   D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EAABC DD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 1 27

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

218,855 83,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 28 13 79 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 439 439 443 551 % 83,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBEcBBEAc     AB b  Db          A a  cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeECA DbB e   aCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          C DD B DC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 3 4 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

231,063 75,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT ÖZSOYLU 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 401 401 404 496 % 75,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBbEEB   CeDbcDAedBAeBAeaecDbEdDCADdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBdCDBAedbADdBbBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

267,359 53,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 49 30 41 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 303 303 303 352 % 53,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız c CBbEEBedCCdDA DACcccCBAaCceeAEBeecDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBeCDBd AaADcBaBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A  DaD DBb  B   e  e B        e c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız Dcb Ec   A    D BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

312,603 27,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 163 163 163 180 % 27,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız adBEbBBEAACDDCbABdecCDbeeDeCECBBAbCeEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCaECACDABcACBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   E CCA B     DB C  d  C  DB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız            DD   DC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 1 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

312,426 27,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 61 15 44 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 164 164 164 181 % 27,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cB BCEEBbAC eDAEDdCABdCBAC Dee   DCADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDdbCACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AD  aDDDBC CBA   cC  B db C  EAA   E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 4 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

304,144 32,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP NUR KOCAGÖBEK 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 188 188 188 211 % 32,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 90 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız b dBCEdBDb CCDcdcACAceCBAbCDDDAEBDeADEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBb ACA ABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız ab  a DDD C  B   A  b    c     c E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D b E  D   D  DABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Metne Sözcük Yerleştirme D

19

%21,11

13

%14,44

23

%25,56

14

%15,56

9

%10,00

12

%13,33
 

Doğru (%15,56)

Yanlış (%71,11)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Söz Öbeklerinde Anlam B

1

%1,11

60

%66,67

9

%10,00

7

%7,78

2

%2,22

11

%12,22
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%21,11)

Boş (%12,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Sözcükte Anlam C

8

%8,89

2

%2,22

35

%38,89

31

%34,44

5

%5,56

9

%10,00
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%51,11)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B  

85

%94,44
  

2

%2,22

3

%3,33
 

Doğru (%94,44)

Yanlış (%2,22)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 İki Cümleyi Karşılaştırma C

16

%17,78

12

%13,33

43

%47,78

11

%12,22

5

%5,56

3

%3,33
 

Doğru (%47,78)

Yanlış (%48,89)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Paragrafın Yorumlanması E  

6

%6,67

2

%2,22

5

%5,56

72

%80,00

5

%5,56
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%14,44)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

8

%8,89

5

%5,56
 

10

%11,11

63

%70,00

4

%4,44
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%25,56)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri B

1

%1,11

82

%91,11

1

%1,11

1

%1,11

1

%1,11

4

%4,44
 

Doğru (%91,11)

Yanlış (%4,44)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 CÜMLENİN ÖGELERİ D

1

%1,11

13

%14,44

6

%6,67

39

%43,33

7

%7,78

24

%26,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%30,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Karma Dil Bilgisi A

28

%31,11

18

%20,00

21

%23,33

10

%11,11

2

%2,22

11

%12,22
 

Doğru (%31,11)

Yanlış (%56,67)

Boş (%12,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 AD SOYLU SÖZCÜKLER C

5

%5,56

8

%8,89

48

%53,33

6

%6,67

1

%1,11

22

%24,44
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%24,44)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Büyük Harflerin Yazılışı C

4

%4,44

10

%11,11

46

%51,11

2

%2,22

9

%10,00

19

%21,11
 

Doğru (%51,11)

Yanlış (%27,78)

Boş (%21,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler C

8

%8,89

4

%4,44

20

%22,22

18

%20,00

28

%31,11

12

%13,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%64,44)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Virgül D

11

%12,22

1

%1,11

15

%16,67

52

%57,78

4

%4,44

7

%7,78
 

Doğru (%57,78)

Yanlış (%34,44)

Boş (%7,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

38

%42,22

9

%10,00

41

%45,56
  

2

%2,22
 

Doğru (%42,22)

Yanlış (%55,56)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

4

%4,44

2

%2,22

15

%16,67

22

%24,44

29

%32,22

18

%20,00
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%47,78)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-23 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,11

12

%13,33

19

%21,11

54

%60,00
 

4

%4,44
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%35,56)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

55

%61,11

4

%4,44

3

%3,33

15

%16,67

8

%8,89

5

%5,56
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%33,33)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-30 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

6

%6,67

62

%68,89

1

%1,11

15

%16,67

6

%6,67
 

Doğru (%68,89)

Yanlış (%24,44)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-33 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

41

%45,56

2

%2,22

6

%6,67

11

%12,22

7

%7,78

23

%25,56
 

Doğru (%45,56)

Yanlış (%28,89)

Boş (%25,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

1

%1,11

59

%65,56

18

%20,00

6

%6,67

1

%1,11

5

%5,56
 

Doğru (%65,56)

Yanlış (%28,89)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

26

%28,89

15

%16,67

26

%28,89

5

%5,56

11

%12,22

7

%7,78
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%63,33)

Boş (%7,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

15

%16,67

64

%71,11
 

5

%5,56

6

%6,67
 

Doğru (%71,11)

Yanlış (%22,22)

Boş (%6,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-31 Paragrafın Yorumlanması B

3

%3,33

67

%74,44
 

5

%5,56

10

%11,11

5

%5,56
 

Doğru (%74,44)

Yanlış (%20,00)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

52

%57,78

4

%4,44

1

%1,11

28

%31,11
 

5

%5,56
 

Doğru (%57,78)

Yanlış (%36,67)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

10

%11,11

1

%1,11

44

%48,89

13

%14,44

9

%10,00

13

%14,44
 

Doğru (%48,89)

Yanlış (%36,67)

Boş (%14,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-35 Paragrafın Yorumlanması C

3

%3,33

3

%3,33

44

%48,89

16

%17,78

1

%1,11

23

%25,56
 

Doğru (%48,89)

Yanlış (%25,56)

Boş (%25,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-36 Paragrafın Yorumlanması D

8

%8,89

10

%11,11

4

%4,44

19

%21,11

39

%43,33

10

%11,11
 

Doğru (%21,11)

Yanlış (%67,78)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-22 Paragrafın Yorumlanması D

7

%7,78

6

%6,67

5

%5,56

34

%37,78

24

%26,67

14

%15,56
 

Doğru (%37,78)

Yanlış (%46,67)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Paragrafın Yorumlanması D

1

%1,11

4

%4,44

10

%11,11

28

%31,11

33

%36,67

14

%15,56
 

Doğru (%31,11)

Yanlış (%53,33)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Paragrafın Konusu A

61

%67,78

11

%12,22

2

%2,22

7

%7,78
 

9

%10,00
 

Doğru (%67,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,11

9

%10,00

3

%3,33
 

58

%64,44

19

%21,11
 

Doğru (%64,44)

Yanlış (%14,44)

Boş (%21,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Paragrafın Yorumlanması B

1

%1,11

57

%63,33

6

%6,67

7

%7,78

2

%2,22

17

%18,89
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%17,78)

Boş (%18,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-25 Paragrafın Yorumlanması D   

1

%1,11

61

%67,78

6

%6,67

22

%24,44
 

Doğru (%67,78)

Yanlış (%7,78)

Boş (%24,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-27 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,11

1

%1,11

26

%28,89
 

47

%52,22

15

%16,67
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%54,44)

Boş (%16,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

39

%43,33
 

31

%34,44

1

%1,11

13

%14,44

6

%6,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%50,00)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%1,11

1

%1,11

3

%3,33

79

%87,78

1

%1,11

5

%5,56
 

Doğru (%87,78)

Yanlış (%6,67)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

5

%5,56
 

14

%15,56

12

%13,33

30

%33,33

29

%32,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%34,44)

Boş (%32,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%2,22
 

14

%15,56

45

%50,00

6

%6,67

23

%25,56
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%24,44)

Boş (%25,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%2,22

8

%8,89

8

%8,89

38

%42,22

15

%16,67

19

%21,11
 

Doğru (%42,22)

Yanlış (%36,67)

Boş (%21,11)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin
kapsamını, metodunu ve diğer bilim
dallarıyla ilişkisini açıklar.

E
1

%1,11
 

5

%5,56

10

%11,11

66

%73,33

8

%8,89
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%17,78)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi
yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. B

7

%7,78

69

%76,67

4

%4,44

2

%2,22

6

%6,67

2

%2,22
 

Doğru (%76,67)

Yanlış (%21,11)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

B
2

%2,22

72

%80,00

1

%1,11

3

%3,33

8

%8,89

4

%4,44
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%15,56)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında
Osmanlı Siyaseti C

6

%6,67

11

%12,22

54

%60,00

4

%4,44

6

%6,67

9

%10,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı
Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal
açılardan analiz eder.

C
2

%2,22

1

%1,11

84

%93,33

1

%1,11
 

2

%2,22
 

Doğru (%93,33)

Yanlış (%4,44)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa D

4

%4,44

2

%2,22

13

%14,44

68

%75,56

1

%1,11

2

%2,22
 

Doğru (%75,56)

Yanlış (%22,22)

Boş (%2,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri B

1

%1,11

60

%66,67

2

%2,22

15

%16,67

8

%8,89

4

%4,44
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%28,89)

Boş (%4,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

A
27

%30,00

36

%40,00

1

%1,11

2

%2,22

9

%10,00

15

%16,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%53,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. C

3

%3,33

1

%1,11

39

%43,33

1

%1,11

6

%6,67

40

%44,44
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%12,22)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını
açıklar. A

54

%60,00

9

%10,00

3

%3,33

7

%7,78

9

%10,00

8

%8,89
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%31,11)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

19

%21,11

13

%14,44

37

%41,11

3

%3,33

1

%1,11

17

%18,89
 

Doğru (%41,11)

Yanlış (%40,00)

Boş (%18,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

67

%74,44

1

%1,11

8

%8,89

1

%1,11

1

%1,11

12

%13,33
 

Doğru (%74,44)

Yanlış (%12,22)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

2

%2,22

24

%26,67

6

%6,67

43

%47,78

2

%2,22

13

%14,44
 

Doğru (%47,78)

Yanlış (%37,78)

Boş (%14,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. A

21

%23,33

1

%1,11

16

%17,78

10

%11,11

31

%34,44

11

%12,22
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%64,44)

Boş (%12,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. B

2

%2,22

70

%77,78
 

3

%3,33
 

15

%16,67
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%5,56)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. C

7

%7,78

2

%2,22

63

%70,00

12

%13,33

1

%1,11

5

%5,56
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%24,44)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki
değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. B

7

%7,78

75

%83,33

5

%5,56

1

%1,11
 

2

%2,22
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%14,44)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. B  

83

%92,22

4

%4,44
 

1

%1,11

2

%2,22
 

Doğru (%92,22)

Yanlış (%5,56)

Boş (%2,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Kaynağı ve unsurları bakımından din
tanımlarını karşılaştırır. D

6

%6,67

1

%1,11

2

%2,22

70

%77,78

1

%1,11

10

%11,11
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları
analiz eder. C  

9

%10,00

68

%75,56
  

13

%14,44
 

Doğru (%75,56)

Yanlış (%10,00)

Boş (%14,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. A      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. B

8

%9,09

31

%35,23

4

%4,55

2

%2,27
 

43

%48,86
 

Doğru (%35,23)

Yanlış (%15,91)

Boş (%48,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

59

%67,05

15

%17,05

3

%3,41

2

%2,27

1

%1,14

8

%9,09
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%23,86)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D  

4

%4,55

9

%10,23

17

%19,32

3

%3,41

55

%62,50
 

Doğru (%19,32)

Yanlış (%18,18)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-22 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

8

%9,09

16

%18,18

1

%1,14

3

%3,41

4

%4,55

56

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

11

%12,50

3

%3,41

2

%2,27

34

%38,64

6

%6,82

32

%36,36
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%25,00)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

C
11

%12,50

4

%4,55

29

%32,95

1

%1,14

2

%2,27

41

%46,59
 

Doğru (%32,95)

Yanlış (%20,45)

Boş (%46,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D  

2

%2,27

2

%2,27

61

%69,32

5

%5,68

18

%20,45
 

Doğru (%69,32)

Yanlış (%10,23)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

3

%3,41

2

%2,27
 

9

%10,23

1

%1,14

73

%82,95
 

Doğru (%10,23)

Yanlış (%6,82)

Boş (%82,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-27

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. D    

69

%78,41

2

%2,27

17

%19,32
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%2,27)

Boş (%19,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-28 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

1

%1,14

35

%39,77

7

%7,95

1

%1,14

2

%2,27

42

%47,73
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%12,50)

Boş (%47,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-24 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

1

%1,14

16

%18,18

40

%45,45
  

31

%35,23
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%19,32)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. B

13

%14,77

22

%25,00

4

%4,55

1

%1,14

1

%1,14

47

%53,41
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%21,59)

Boş (%53,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-2 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C  

2

%2,27

9

%10,23
  

77

%87,50
 

Doğru (%10,23)

Yanlış (%2,27)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B

1

%1,14

49

%55,68

1

%1,14

1

%1,14

1

%1,14

35

%39,77
 

Doğru (%55,68)

Yanlış (%4,55)

Boş (%39,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-29 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. A

11

%12,50

16

%18,18
  

2

%2,27

59

%67,05
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%20,45)

Boş (%67,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E

1

%1,14

1

%1,14

2

%2,27
 

11

%12,50

73

%82,95
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%4,55)

Boş (%82,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-3

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. E

2

%2,27

8

%9,09
 

2

%2,27

30

%34,09

46

%52,27
 

Doğru (%34,09)

Yanlış (%13,64)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-30 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

38

%43,18

2

%2,27
  

4

%4,55

44

%50,00
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%6,82)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

1

%1,14

1

%1,14

3

%3,41

5

%5,68

3

%3,41

75

%85,23
 

Doğru (%5,68)

Yanlış (%9,09)

Boş (%85,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-6

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,14

1

%1,14

59

%67,05

3

%3,41

2

%2,27

22

%25,00
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%7,95)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
5

%5,68

9

%10,23

1

%1,14

11

%12,50

2

%2,27

60

%68,18
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%19,32)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C  

1

%1,14

21

%23,86

1

%1,14
 

65

%73,86
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%2,27)

Boş (%73,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. B

2

%2,27

29

%32,95

7

%7,95

2

%2,27
 

48

%54,55
 

Doğru (%32,95)

Yanlış (%12,50)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-11

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,14

1

%1,14

14

%15,91

2

%2,27
 

70

%79,55
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%4,55)

Boş (%79,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

3

%3,41
 

11

%12,50

3

%3,41

1

%1,14

70

%79,55
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%7,95)

Boş (%79,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-12

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E  

5

%5,68

3

%3,41

3

%3,41

4

%4,55

73

%82,95
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%12,50)

Boş (%82,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

6

%6,82
   

1

%1,14

81

%92,05
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%1,14)

Boş (%92,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

2

%2,27
 

43

%48,86

1

%1,14
 

42

%47,73
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%3,41)

Boş (%47,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
5

%5,68

3

%3,41

6

%6,82

5

%5,68
 

69

%78,41
 

Doğru (%5,68)

Yanlış (%15,91)

Boş (%78,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-13 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B

9

%10,23

5

%5,68

4

%4,55

2

%2,27

6

%6,82

62

%70,45
 

Doğru (%5,68)

Yanlış (%23,86)

Boş (%70,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi E   

1

%1,14
 

8

%9,09

79

%89,77
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%1,14)

Boş (%89,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgenlerin Benzerliği A

21

%23,86

1

%1,14

6

%6,82

1

%1,14

3

%3,41

56

%63,64
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%12,50)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri A

2

%2,27
 

2

%2,27
  

84

%95,45
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%2,27)

Boş (%95,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-38 Dikdörtgen E

1

%1,14
 

3

%3,41
 

7

%7,95

77

%87,50
 

Doğru (%7,95)

Yanlış (%4,55)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Üçgenlerin Benzerliği A

4

%4,55
 

1

%1,14
 

1

%1,14

82

%93,18
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%2,27)

Boş (%93,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-32 Silindir B

1

%1,14

13

%14,77
   

74

%84,09
 

Doğru (%14,77)

Yanlış (%1,14)

Boş (%84,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler E

1

%1,14

1

%1,14
  

13

%14,77

73

%82,95
 

Doğru (%14,77)

Yanlış (%2,27)

Boş (%82,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C  

1

%1,14
 

1

%1,14
 

86

%97,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,27)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-33 Piramitler C  

1

%1,14

1

%1,14
  

86

%97,73
 

Doğru (%1,14)

Yanlış (%1,14)

Boş (%97,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Dikdörtgen E    

1

%1,14

6

%6,82

81

%92,05
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%1,14)

Boş (%92,05)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynaklarını avantaj ve dezavantajları
açısından değerlendirir.

D
1

%1,39

2

%2,78
 

43

%59,72

2

%2,78

24

%33,33
 

Doğru (%59,72)

Yanlış (%6,94)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

6

%8,33
 

2

%2,78

1

%1,39

2

%2,78

61

%84,72
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%6,94)

Boş (%84,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. A

16

%22,22

7

%9,72

4

%5,56

3

%4,17

2

%2,78

40

%55,56
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%22,22)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. C

1

%1,39
  

5

%6,94
 

66

%91,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. E

4

%5,56

1

%1,39
  

36

%50,00

31

%43,06
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%6,94)

Boş (%43,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir. D

3

%4,17

3

%4,17

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78

60

%83,33
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%13,89)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. E

1

%1,39
 

2

%2,78

1

%1,39

3

%4,17

65

%90,28
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%5,56)

Boş (%90,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

D
1

%1,39

2

%2,78

2

%2,78

37

%51,39

4

%5,56

26

%36,11
 

Doğru (%51,39)

Yanlış (%12,50)

Boş (%36,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim
esaslarını açıklar. C  

1

%1,39

7

%9,72
 

3

%4,17

61

%84,72
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%5,56)

Boş (%84,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası
etkileşimler ile ilişkilendirir. A

20

%27,78
  

1

%1,39

1

%1,39

50

%69,44
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%2,78)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında
ilişki kurar. D

2

%2,78
 

1

%1,39

4

%5,56
 

65

%90,28
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%4,17)

Boş (%90,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan
karışım ayırma tekniklerini açıklar. D

5

%6,94
 

2

%2,78

39

%54,17

2

%2,78

24

%33,33
 

Doğru (%54,17)

Yanlış (%12,50)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri
yardımıyla ayırt eder. B

1

%1,39

8

%11,11
 

1

%1,39
 

62

%86,11
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%2,78)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına
örnekler verir. C   

39

%54,17
  

33

%45,83
 

Doğru (%54,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%45,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. D  

3

%4,17

2

%2,78

31

%43,06

7

%9,72

29

%40,28
 

Doğru (%43,06)

Yanlış (%16,67)

Boş (%40,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler A

29

%40,28
 

2

%2,78
 

1

%1,39

40

%55,56
 

Doğru (%40,28)

Yanlış (%4,17)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri B  

39

%54,17
  

2

%2,78

31

%43,06
 

Doğru (%54,17)

Yanlış (%2,78)

Boş (%43,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. A

54

%75,00
  

1

%1,39
 

17

%23,61
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%1,39)

Boş (%23,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

23

%31,94

3

%4,17

8

%11,11

1

%1,39

3

%4,17

34

%47,22
 

Doğru (%31,94)

Yanlış (%20,83)

Boş (%47,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler C   

28

%38,89

3

%4,17

2

%2,78

39

%54,17
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%6,94)

Boş (%54,17)
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