
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

1 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 37 2 36,50 16 4 15,00 35 3 34,25 18 2 17,50 39 0 39,00 34 5 32,75 179 16 175,00 230,745 62 205 426,055 1 1 309,535 10 13

2 0 CELAL SERDAR 12S 34 5 32,75 16 2 15,50 32 4 31,00 18 2 17,50 35 4 34,00 34 6 32,50 169 23 163,25 223,263 75 246 408,383 2 2 291,368 20 25

3 0 SEZGİN  M 33 7 31,25 17 3 16,25 31 6 29,50 13 6 11,50 37 3 36,25 38 2 37,50 169 27 162,25 213,543 90 293 407,903 3 3 284,098 25 32

4 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 16 4 15,00 36 4 35,00 18 2 17,50 35 5 33,75 28 12 25,00 167 33 158,75 227,110 65 219 400,920 4 4 298,125 14 18

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 35 5 33,75 31 9 28,75 171 29 163,75 228,510 64 210 398,283 5 5 296,100 16 20

6 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 18 2 17,50 33 5 31,75 18 1 17,75 36 4 35,00 25 15 21,25 167 30 159,50 230,760 61 204 385,418 6 6 301,905 12 16

7 0 NUR ALTUNTAŞ  M 30 8 28,00 13 6 11,50 32 5 30,75 15 3 14,25 30 4 29,00 33 6 31,50 153 32 145,00 209,013 106 331 381,760 7 8 273,848 35 52

8 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 8 30,00 16 4 15,00 36 4 35,00 13 7 11,25 34 5 32,75 31 9 28,75 162 37 152,75 216,848 82 270 379,900 8 9 284,733 24 31

9 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 33 6 31,50 13 5 11,75 31 7 29,25 15 4 14,00 35 2 34,50 28 8 26,00 155 32 147,00 211,195 97 308 373,715 9 10 285,840 23 30

10 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 14 6 12,50 34 3 33,25 16 4 15,00 32 5 30,75 31 9 28,75 158 36 149,00 214,883 88 284 372,058 10 11 275,748 31 45

11 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 39 1 38,75 35 5 33,75 137 27 129,46 176,552 174 544 368,470 11 12 252,795 71 125

12 0 BERRAK ŞEKER 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 40 0 40,00 33 7 31,25 136 28 128,21 176,552 174 544 368,320 12 13 256,270 66 113

13 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 33 7 31,25 13 7 11,25 34 6 32,50 28 12 25,00 154 46 142,50 209,410 104 326 366,683 13 14 272,875 37 55

14 0 BEYZANUR YAMAN 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 34 4 33,00 18 1 17,75 31 6 29,50 26 12 23,00 160 32 152,00 226,523 66 221 364,365 14 15 294,043 18 22

15 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 18 2 17,50 32 8 30,00 13 7 11,25 31 7 29,25 29 10 26,50 154 43 143,25 212,485 94 300 361,818 15 16 269,795 42 66

16 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 15 3 14,25 33 4 32,00 12 7 10,25 33 5 31,75 24 13 20,75 153 36 144,00 216,883 81 269 358,975 16 17 284,083 26 33

17 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 38 2 37,50 32 8 30,00 133 31 124,46 176,552 174 544 357,195 17 18 249,320 77 138

18 0 BELİNAY 12S 32 7 30,25 15 5 13,75 31 7 29,25 16 4 15,00 29 4 28,00 24 16 20,00 147 43 136,25 213,333 91 294 347,748 18 21 267,893 46 74

19 0 YİĞİT USTA 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 33 6 31,50 34 6 32,50 130 33 120,96 176,552 174 544 345,340 19 22 242,370 86 160

20 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 12 6 10,50 33 7 31,25 13 6 11,50 31 6 29,50 21 15 17,25 144 45 132,75 210,518 100 313 344,008 20 23 274,718 32 48

21 0 ARDA K  MS 33 5 31,75 16 2 15,50 30 4 29,00 13 6 11,50 25 4 24,00 27 11 24,25 144 32 136,00 212,633 93 298 341,643 21 25 268,563 43 71

22 0 ARDA PALALI 12S 32 8 30,00 15 5 13,75 32 8 30,00 15 5 13,75 29 8 27,00 24 14 20,50 147 48 135,00 212,448 95 302 341,430 22 26 265,588 50 80

23 0 FERAYE UYAR 12 31 7 29,25 15 3 14,25 30 6 28,50 14 4 13,00 28 6 26,50 24 11 21,25 142 37 132,75 209,528 103 325 340,003 23 28 270,908 40 62

24 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 3 35,25 16 2 15,50 33 3 32,25 15 3 14,25 26 9 23,75 23 10 20,50 149 30 141,50 223,695 73 241 339,563 24 29 274,445 34 51

25 0 İREM ÇELİK 12S 31 9 28,75 17 3 16,25 32 3 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 25 14 21,50 144 37 134,75 215,460 87 283 329,868 25 38 261,055 58 93

26 0 DAMLA KİŞİN  M 37 3 36,25 14 5 12,75 32 4 31,00 14 4 13,00 25 2 24,50 19 18 14,50 141 36 132,00 218,618 79 264 329,843 26 39 262,248 55 88

27 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 4 33,00 13 4 12,00 25 7 23,25 14 4 13,00 25 2 24,50 22 10 19,50 133 31 125,25 204,915 116 357 327,730 27 42 259,890 59 96

28 0 IŞIL ELMAS  M 34 5 32,75 9 7 7,25 30 6 28,50 10 8 8,00 31 7 29,25 19 14 15,50 133 47 121,25 199,273 129 386 323,688 28 44 252,668 72 126

29 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 11 5 9,75 24 5 22,75 14 2 13,50 22 6 20,50 28 7 26,25 132 30 124,50 200,853 127 379 322,743 29 45 250,823 74 132

30 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 17 3 16,25 30 5 28,75 8 4 7,00 32 7 30,25 32 4 31,00 155 26 148,50 303,918 9 34 319,218 30 46 378,410 2 2
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

31 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 15 3 14,25 30 1 29,75 9 4 8,00 27 11 24,25 33 1 32,75 147 27 140,25 281,328 16 60 318,903 31 47 355,733 6 6

32 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 18 2 17,50 32 3 31,25 15 3 14,25 18 6 16,50 24 13 20,75 140 34 131,50 220,355 77 256 318,458 32 48 252,915 70 123

33 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 34 3 33,25 18 1 17,75 19 12 16,00 23 12 20,00 142 37 132,75 223,278 74 245 318,450 33 49 264,973 51 81

34 0 ALİ YASİN 12C 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 0 1,00 29 3 28,25 26 14 22,50 119 38 108,71 179,582 170 528 318,310 34 50 240,645 89 164

35 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 16 3 15,25 28 2 27,50 16 3 15,25 23 5 21,75 18 16 14,00 135 35 126,25 215,878 84 279 316,395 35 51 268,443 44 72

36 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 28 7 26,25 29 10 26,50 120 38 109,71 176,552 174 544 315,725 36 52 227,080 112 235

37 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 31 8 29,00 16 3 15,25 28 6 26,50 14 5 12,75 23 3 22,25 15 17 10,75 127 42 116,50 207,768 109 337 313,480 37 53 258,663 62 102

38 0 BURCU CEYHAN 12S 38 2 37,50 13 4 12,00 27 2 26,50 15 1 14,75 19 2 18,50 17 11 14,25 129 22 123,50 215,918 83 278 309,685 38 55 257,373 63 108

39 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 17 2 16,50 28 2 27,50 15 2 14,50 18 3 17,25 20 11 17,25 133 24 127,00 218,155 80 266 309,040 39 56 261,070 57 92

40 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 34 2 33,50 14 2 13,50 27 7 25,25 12 4 11,00 22 2 21,50 18 10 15,50 127 27 120,25 207,230 110 340 308,650 40 57 258,810 61 101

41 0 İDİL Y 12E 35 5 33,75 19 1 18,75 33 7 31,25 10 5 8,75 36 4 35,00 27 12 24,00 160 34 151,50 324,803 5 20 305,843 41 58 378,470 1 1

42 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 30 5 28,75 21 18 16,50 114 44 102,21 176,552 174 544 303,975 42 59 230,555 106 211

43 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 22 3 21,25 14 4 13,00 17 9 14,75 26 10 23,50 126 37 116,75 201,808 124 375 303,218 43 60 239,298 92 173

44 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 16 4 15,00 35 3 34,25 9 4 8,00 33 7 31,25 24 5 22,75 153 27 146,25 313,163 6 23 302,440 44 62 367,115 3 3

45 0 SUDE KÜÇÜK 12S 35 4 34,00 9 7 7,25 27 8 25,00 13 3 12,25 18 6 16,50 20 12 17,00 122 40 112,00 201,613 125 377 301,870 45 64 236,323 94 182

46 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 7 2 6,50 9 0 9,00 33 5 31,75 8 1 7,75 26 4 25,00 26 12 23,00 109 24 103,00 175,213 212 591 301,525 46 65 230,528 107 212

47 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 14 6 12,50 26 10 23,50 17 3 16,25 22 13 18,75 21 17 16,75 126 62 110,50 198,085 132 396 300,223 47 68 236,130 96 185

48 0 EMİR YALÇIN 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 16 3 15,25 16 3 15,25 12 4 11,00 29 8 27,00 120 31 112,25 196,890 137 405 298,588 48 70 224,480 122 253

49 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 27 1 26,75 9 3 8,25 19 4 18,00 16 6 14,50 119 23 113,25 204,303 117 358 296,510 49 71 248,833 78 139

50 0 HAVİN İREM CURKA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 10 23,50 24 12 21,00 113 43 101,46 176,552 174 544 296,235 50 72 224,995 118 246

51 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 4 35,00 15 4 14,00 32 8 30,00 11 4 10,00 33 6 31,50 23 7 21,25 150 33 141,75 309,605 7 28 294,220 51 74 359,260 5 5

52 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 34 5 32,75 15 2 14,50 23 4 22,00 10 4 9,00 20 4 19,00 15 13 11,75 117 32 109,00 201,348 126 378 291,023 52 77 242,998 85 158

53 0 ÖMER ÜNSAL 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 6 23,50 23 13 19,75 111 40 100,21 176,552 174 544 290,940 53 78 224,300 123 256

54 0 SİDRE KIZILT*  MS 27 13 23,75 14 4 13,00 20 10 17,50 13 7 11,25 20 11 17,25 23 12 20,00 117 57 102,75 186,775 158 477 290,858 54 79 225,135 117 245

55 0 HATİCE ERGÜNEN   33 5 31,75 14 4 13,00 22 3 21,25 14 2 13,50 20 4 19,00 14 11 11,25 117 29 109,75 202,918 122 368 290,498 55 80 252,958 69 122

56 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 30 9 27,75 18 2 17,50 21 0 21,00 7 3 6,25 34 6 32,50 26 0 26,00 136 20 131,00 293,578 11 43 288,038 56 84 360,765 4 4

57 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 5 33,75 14 5 12,75 23 5 21,75 15 5 13,75 14 5 12,75 22 13 18,75 123 38 113,50 205,770 111 347 285,748 57 87 233,670 100 194

58 0 SÜEDA COŞAN 12 38 1 37,75 17 2 16,50 24 3 23,25 10 4 9,00 31 7 29,25 20 4 19,00 140 21 134,75 300,293 10 36 285,553 58 88 351,025 7 7

59 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 12 22,00 12 4 11,00 29 3 28,25 15 5 13,75 20 5 18,75 16 17 11,75 117 46 105,50 198,098 131 395 285,415 59 89 239,618 90 167

60 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 11 24,25 11 6 9,50 31 5 29,75 16 1 15,75 21 7 19,25 11 16 7,00 117 46 105,50 203,020 120 366 284,243 60 90 249,575 75 136
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

61 0 ESMA TOPTAŞ 12S 35 5 33,75 9 9 6,75 23 6 21,50 11 9 8,75 23 6 21,50 14 14 10,50 115 49 102,75 192,445 148 443 282,088 61 94 238,660 93 175

62 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 28 11 25,25 14 4 13,00 21 6 19,50 11 6 9,50 19 4 18,00 17 13 13,75 110 44 99,00 188,748 153 462 281,538 62 95 233,433 101 196

63 0 BERAT AK 12B 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 14 22,50 19 20 14,00 108 55 93,46 176,552 174 544 280,270 63 98 228,470 111 225

64 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 27 5 25,75 9 8 7,00 12 4 11,00 17 14 13,50 119 36 110,00 209,645 102 323 273,925 64 103 234,905 97 190

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 8 28,00 14 5 12,75 29 5 27,75 14 5 12,75 14 6 12,50 14 17 9,75 115 46 103,50 205,163 113 352 272,485 65 105 232,338 104 203

66 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 14 4 13,00 24 11 21,25 9 8 7,00 16 10 13,50 18 15 14,25 113 56 99,00 193,205 146 432 271,820 66 107 226,930 113 236

67 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 11 25,25 11 6 9,50 23 7 21,25 12 4 11,00 19 5 17,75 11 12 8,00 104 45 92,75 188,468 155 466 271,723 67 108 226,888 114 237

68 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 28 12 25,00 11 7 9,25 30 3 29,25 11 6 9,50 21 11 18,25 15 19 10,25 116 58 101,50 195,545 138 421 271,365 68 109 226,560 116 239

69 0 TALHA GÜRCAN  M 30 9 27,75 14 5 12,75 23 9 20,75 10 5 8,75 19 4 18,00 15 9 12,75 111 41 100,75 191,860 149 447 271,083 69 110 224,840 121 250

70 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 30 8 28,00 12 3 11,25 24 7 22,25 12 5 10,75 20 7 18,25 13 18 8,50 111 48 99,00 194,523 143 428 269,090 70 112 234,543 98 192

71 0 EMİR GÜNEŞ 12S 31 5 29,75 15 4 14,00 23 7 21,25 9 5 7,75 14 6 12,50 9 7 7,25 101 34 92,50 194,995 142 427 267,498 71 114 226,695 115 238

72 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 27 4 26,00 12 5 10,75 16 10 13,50 13 17 8,75 114 50 101,50 202,620 123 370 266,103 72 116 224,850 120 249

73 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 4 16,00 20 19 15,25 100 44 88,21 176,552 174 544 265,665 73 117 206,230 152 387

74 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 11 25,25 13 6 11,50 16 5 14,75 13 1 12,75 13 1 12,75 16 12 13,00 99 36 90,00 185,240 163 493 263,848 74 122 214,515 130 324

75 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 12 23,00 10 8 8,00 16 16 12,00 18 2 17,50 17 8 15,00 17 10 14,50 104 56 90,00 180,975 167 517 263,360 75 123 208,710 143 363

76 11208 AZRA MOLLA 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 3 9,25 26 13 22,75 99 37 88,96 176,552 174 544 262,890 76 126 198,585 165 438

77 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 20 11 17,25 17 12 14,00 100 44 88,21 176,552 174 544 262,385 77 128 218,740 127 288

78 0 RABİA Fİ AN  MS 32 8 30,00 12 7 10,25 30 6 28,50 12 5 10,75 19 15 15,25 10 24 4,00 115 65 98,75 202,978 121 367 261,470 78 129 234,253 99 193

79 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 26 6 24,50 6 3 5,25 19 11 16,25 7 11 4,25 100 49 87,75 188,593 154 465 260,680 79 130 224,938 119 247

80 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 15 6 13,50 12 6 10,50 12 6 10,50 17 14 13,50 106 40 96,00 193,938 145 431 260,028 80 132 215,183 128 313

81 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 7 25,25 15 2 14,50 18 5 16,75 12 4 11,00 13 4 12,00 16 12 13,00 101 34 92,50 189,058 152 460 258,833 81 135 214,293 132 326

82 0 MUSTAFA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 5 15,75 17 14 13,50 97 40 86,21 176,552 174 544 255,025 82 143 208,315 145 367

83 0 SILA DİLBAZ  MS 32 7 30,25 11 4 10,00 23 3 22,25 11 2 10,50 14 4 13,00 11 8 9,00 102 28 95,00 195,293 139 423 250,408 83 152 222,833 125 270

84 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 0 3,00 12 6 10,50 20 11 17,25 98 38 87,71 185,642 161 489 248,530 84 154 208,700 144 364

85 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 18 8 16,00 7 12 4,00 88 41 76,96 176,552 174 544 247,765 85 156 209,010 142 362

86 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 33 5 31,75 19 2 18,50 115 28 107,21 273,717 23 78 247,725 86 157 319,372 9 11

87 0 MUSTAFA KÖSE  MS 30 9 27,75 11 8 9,00 22 8 20,00 14 5 12,75 8 8 6,00 13 22 7,50 98 60 83,00 191,310 150 451 246,768 87 158 202,725 157 413

88 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 10 27,50 12 4 11,00 13 1 12,75 14 3 13,25 11 4 10,00 14 6 12,50 94 28 87,00 185,428 162 492 246,025 88 161 207,068 149 377

89 0 CANSU EREN  MS 35 5 33,75 12 1 11,75 18 3 17,25 11 3 10,25 7 1 6,75 9 5 7,75 13 11 10,25 105 29 97,75 215,525 85 281 245,403 89 164 232,668 103 202

90 0 ERSİN AKKOÇ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 1 6,75 17 13 13,75 87 35 77,46 176,552 174 544 243,025 90 170 191,635 174 488
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

91 0 ARDA YILDIRIM   27 9 24,75 8 8 6,00 14 3 13,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 15 2 14,50 9 15 5,25 86 42 75,50 174,765 213 595 242,708 91 171 211,328 137 348

92 0 FULYA TOPRAKÇI 12 34 5 32,75 18 1 17,75 19 6 17,50 8 4 7,00 36 3 35,25 10 6 8,50 125 25 118,75 304,975 8 32 242,233 92 174 329,475 8 8

93 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 7 30,25 17 2 16,50 22 6 20,50 10 8 8,00 8 4 7,00 4 8 2,00 93 35 84,25 197,923 133 397 241,318 93 176 214,433 131 325

94 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 10 7 8,25 22 7 20,25 11 7 9,25 13 14 9,50 13 21 7,75 99 65 82,75 186,555 159 480 240,548 94 178 200,590 161 425

95 0 HATİCE ATASOY  MS 33 5 31,75 9 6 7,50 23 1 22,75 12 4 11,00 8 5 6,75 9 22 3,50 94 43 83,25 195,223 141 425 239,823 95 181 206,778 150 380

96 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 6 32,50 14 6 12,50 21 8 19,00 7 3 6,25 28 9 25,75 11 6 9,50 115 38 105,50 270,553 24 88 238,905 96 184 294,535 17 21

97 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 14 21,50 12 6 10,50 21 6 19,50 13 3 12,25 13 10 10,50 10 19 5,25 94 58 79,50 184,833 164 495 238,595 97 186 202,273 159 417

98 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 26 9 23,75 14 5 12,75 14 1 13,75 6 6 4,50 15 2 14,50 6 11 3,25 81 34 72,50 174,023 214 598 237,808 98 190 196,663 168 454

99 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 14 3 13,25 9 2 8,50 12 7 10,25 12 4 11,00 15 17 10,75 91 43 80,25 178,368 172 533 237,525 99 192 205,328 153 394

100 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 13 6 11,50 17 10 14,50 12 4 11,00 15 7 13,25 5 12 2,00 85 55 71,25 175,800 211 585 236,065 100 194 200,575 162 426

101 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 12 7,00 19 16 15,00 92 49 78,96 176,552 174 544 236,000 101 195 187,465 183 528

102 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 30 9 27,75 14 6 12,50 13 6 11,50 14 3 13,25 6 0 6,00 13 15 9,25 90 39 80,25 186,005 160 487 235,693 102 196 199,325 164 436

103 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 13 21,75 12 6 10,50 17 8 15,00 9 8 7,00 16 7 14,25 7 16 3,00 86 58 71,50 173,558 216 604 234,398 103 201 206,603 151 382

104 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 12 24,00 15 5 13,75 22 4 21,00 6 1 5,75 29 10 26,50 11 2 10,50 110 34 101,50 266,098 28 100 233,905 104 204 283,668 27 34

105 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 24 8 22,00 6 1 5,75 23 15 19,25 10 8 8,00 108 47 96,25 249,385 38 136 233,705 105 205 271,215 39 61

106 0 İREMNAZ  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 3 11,25 10 10 7,50 85 34 75,71 176,552 174 544 232,370 106 209 204,145 156 400

107 0 ECEM ARSLAN 12E 30 9 27,75 13 7 11,25 17 4 16,00 7 3 6,25 34 6 32,50 11 3 10,25 112 32 104,00 280,215 18 64 230,013 107 217 305,935 11 15

108 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 10 23,50 11 3 10,25 23 8 21,00 7 6 5,50 10 6 8,50 11 18 6,50 88 51 75,25 180,535 168 522 228,920 108 218 195,055 170 467

109 0 EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 13 4 12,00 24 6 22,50 11 7 9,25 5 7 3,25 3 4 2,00 85 35 76,25 193,070 147 434 228,288 109 222 196,205 169 459

110 0 BEYZA ORTA 12E 35 5 33,75 16 4 15,00 23 2 22,50 4 1 3,75 31 7 29,25 6 10 3,50 115 29 107,75 286,563 14 52 228,273 110 223 298,613 13 17

111 0 FEYZA ERGÜL  MS 30 9 27,75 11 3 10,25 18 5 16,75 13 6 11,50 7 4 6,00 9 10 6,50 88 37 78,75 187,463 156 473 227,983 111 225 192,493 173 482

112 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 2 6,50 5 4 4,00 75 27 67,46 176,552 174 544 225,565 112 235 185,380 189 554

113 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 32 8 30,00 12 8 10,00 19 10 16,50 6 14 2,50 23 17 18,75 13 13 9,75 105 70 87,50 235,760 56 185 225,455 113 236 257,123 64 109

114 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 8 9 5,75 9 14 5,50 80 44 68,21 176,552 174 544 224,450 114 239 188,855 178 513

115 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 29 11 26,25 13 6 11,50 19 2 18,50 2 2 1,50 23 14 19,50 10 2 9,50 96 37 86,75 237,073 55 181 223,283 115 245 257,103 65 110

116 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 16 3 15,25 18 8 16,00 4 4 3,00 26 10 23,50 9 7 7,25 103 42 92,50 253,853 33 123 222,545 116 248 273,763 36 53

117 0 TUBA YAKIN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 30 7 28,25 10 5 8,75 103 33 93,96 262,924 30 111 220,910 117 261 286,665 21 28

118 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 10 20,50 13 6 11,50 23 5 21,75 6 4 5,00 6 5 4,75 6 13 2,75 77 43 66,25 178,910 171 531 220,600 118 262 185,725 188 549

119 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 16 4 15,00 25 5 23,75 6 14 2,50 10 18 5,50 10 22 4,50 90 74 71,50 182,143 166 508 219,778 119 264 186,983 186 535

120 0 SERRA ÖZMEN 12E 33 7 31,25 11 6 9,50 18 4 17,00 5 2 4,50 23 15 19,25 7 3 6,25 97 37 87,75 240,895 50 166 219,763 120 265 254,115 68 119
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

121 0 BELEN SARI 12E 30 9 27,75 11 5 9,75 15 0 15,00 6 1 5,75 29 5 27,75 5 1 4,75 8 1 7,75 104 22 98,50 277,343 22 73 219,318 121 266 281,133 28 37

122 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 24 16 20,00 10 9 7,75 17 9 14,75 11 4 10,00 8 2 7,50 5 4 4,00 14 13 10,75 89 57 74,75 194,405 144 429 219,205 122 267 178,870 200 605

123 0 ÇINAR BİRCAN 12 21 12 18,00 12 8 10,00 26 6 24,50 11 9 8,75 7 18 2,50 77 53 63,75 171,610 219 614 218,205 123 269 190,685 175 491

124 0 EMİR ÜRAL 12S 31 6 29,50 10 8 8,00 15 9 12,75 7 3 6,25 9 2 8,50 3 10 0,50 75 38 65,50 175,818 210 584 217,210 124 276 190,188 176 499

125 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 5 2 4,50 13 9 10,75 81 32 72,21 176,552 174 544 216,675 125 282 185,380 189 554

126 0 ECE BİNGÖL 12S 29 7 27,25 10 6 8,50 14 5 12,75 6 6 4,50 8 3 7,25 13 7 11,25 80 34 71,50 171,783 218 612 216,143 126 285 188,098 179 520

127 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 35 4 34,00 9 8 7,00 107 33 97,96 280,447 17 63 215,720 127 288 297,842 15 19

128 0 GÜLÜMSE R 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 32 7 30,25 7 3 6,25 102 31 93,46 269,027 25 92 213,860 128 299 286,025 22 29

129 0 AZRA GÜNAL 12 31 9 28,75 14 6 12,50 13 5 11,75 5 4 4,00 30 10 27,50 7 4 6,00 8 7 6,25 108 45 96,75 278,523 20 69 213,708 129 301 277,100 30 43

130 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 9 26,75 17 3 16,25 11 6 9,50 4 0 4,00 35 5 33,75 30 10 27,50 7 3 6,25 133 36 124,00 362,900 1 1 212,848 130 303 293,560 19 23

131 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 1 3,75 11 13 7,75 78 35 68,46 176,552 174 544 211,930 131 306 177,735 201 618

132 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 13 7 11,25 11 6 9,50 9 2 8,50 29 11 26,25 8 3 7,25 8 7 6,25 107 47 95,25 277,435 21 72 211,893 132 307 270,288 41 63

133 0 ATAKAN ATEŞ 12S 22 10 19,50 9 4 8,00 16 10 13,50 11 9 8,75 8 14 4,50 14 22 8,50 80 69 62,75 168,378 227 636 211,315 133 315 165,798 228 725

134 0 EA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 7 5,25 2 18 -2,50 72 46 59,71 176,552 174 544 211,280 134 316 187,465 183 528

135 0 DİLVİN AVCAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 8 24,00 6 4 5,00 95 33 85,96 249,849 37 134 210,335 135 322 262,692 53 86

136 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 33 6 31,50 7 9 4,75 16 4 15,00 7 5 5,75 8 7 6,25 9 10 6,50 80 41 69,75 176,303 208 581 210,130 136 326 187,913 180 521

137 0 ESRA AKSU 12S 27 9 24,75 9 7 7,25 13 6 11,50 11 5 9,75 2 1 1,75 6 3 5,25 9 22 3,50 77 53 63,75 177,558 173 537 209,693 137 329 186,430 187 542

138 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 11 3 10,25 15 1 14,75 5 1 4,75 5 4 4,00 9 5 7,75 74 22 68,50 176,223 209 582 209,480 138 331 183,653 194 568

139 0 NAZ OKKA 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 27 11 24,25 6 5 4,75 96 37 85,96 250,879 36 131 209,460 139 332 261,657 56 90

140 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 28 12 25,00 5 2 4,50 96 35 86,46 253,207 34 126 208,925 140 339 264,775 52 83

141 0 TAN ŞENER 12 26 9 23,75 7 11 4,25 13 5 11,75 12 5 10,75 6 6 4,50 10 21 4,75 74 57 59,75 169,070 224 633 208,488 141 343 177,640 204 624

142 0 UMUT EGE * BİL 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 13 20,75 6 7 4,25 93 41 81,96 239,742 52 170 207,965 142 346 248,025 80 145

143 0 RÜMEYSA K   25 14 21,50 9 10 6,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 30 9 27,75 11 4 10,00 92 43 81,25 245,713 41 151 207,820 143 347 272,323 38 58

144 0 BEGÜM KIRTOK 12E 26 13 22,75 13 7 11,25 14 9 11,75 4 3 3,25 24 12 21,00 4 2 3,50 9 6 7,50 94 52 81,00 242,253 46 162 207,683 144 348 251,493 73 129

145 0 SILA   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 10 22,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 93 36 83,21 244,369 43 157 207,515 145 352 254,960 67 118

146 0 NİL TURBİL  M 24 12 21,00 12 4 11,00 20 3 19,25 3 0 3,00 29 10 26,50 5 4 4,00 7 8 5,00 100 41 89,75 266,103 27 99 207,225 146 353 267,648 47 75

147 0 KEMAL HORUZ 12E 32 8 30,00 17 2 16,50 12 6 10,50 3 0 3,00 29 9 26,75 4 9 1,75 3 7 1,25 100 41 89,75 261,510 31 113 206,860 147 356 265,723 49 77

148 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 8 27,00 15 5 13,75 5 2 4,50 9 5 7,75 3 3 2,25 10 8 8,00 71 31 63,25 171,828 217 611 206,550 148 360 169,378 219 694

149 0 MERT ARSLAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 16 20,00 6 9 3,75 93 46 80,71 237,394 54 180 206,300 149 361 242,132 87 161

150 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 5 1,75 7 10 4,50 4 2 3,50 3 10 0,50 80 48 67,21 195,264 140 424 206,150 150 364 188,945 177 512
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

151 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 23 10 20,50 4 3 3,25 90 34 80,71 238,909 53 174 205,400 151 372 246,515 83 150

152 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 27 10 24,50 5 8 3,00 95 39 84,46 251,619 35 129 204,695 152 377 258,947 60 99

153 0 ELA SEVER 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 11 21,25 4 4 3,00 91 36 81,21 241,024 48 164 204,695 152 377 247,995 81 146

154 0 KADİR ATA  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 5 7 3,25 2 7 0,25 70 35 60,46 176,552 174 544 204,665 154 379 181,905 196 581

155 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 8 27,00 12 4 11,00 9 5 7,75 6 6 4,50 4 3 3,25 8 7 6,25 68 33 59,75 168,550 226 635 204,285 155 382 173,635 211 666

156 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 25 12 22,00 12 7 10,25 17 10 14,50 8 10 5,50 8 7 6,25 11 16 7,00 81 62 65,50 171,170 220 618 204,005 156 384 181,200 197 588

157 0 ALİ BİNİCİ 12S 9 2 8,50 22 3 21,25 8 3 7,25 9 3 8,25 7 7 5,25 55 18 50,50 154,293 236 810 203,455 157 388 167,188 225 710

158 0 YASİN Y  MS 29 7 27,25 14 6 12,50 18 4 17,00 7 6 5,50 68 23 62,25 182,708 165 505 202,698 158 393 179,238 199 601

159 0 ESMA  KARA  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 13 11 10,25 4 7 2,25 80 39 69,46 207,782 108 336 202,580 159 394 211,470 136 345

160 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 19 15 15,25 11 4 10,00 13 6 11,50 5 9 2,75 2 6 0,50 10 6 8,50 12 21 6,75 72 67 55,25 158,115 231 726 202,423 160 398 177,425 205 628

161 0 HİLAL YILMAZ  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 10 22,50 3 4 2,00 91 35 81,46 245,234 42 153 201,875 161 401 249,562 76 137

162 0 İRFAN KABAŞ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 2 2 1,50 4 9 1,75 69 32 60,21 176,552 174 544 201,680 162 402 174,955 209 659

163 8 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 12 7 10,25 15 1 14,75 4 0 4,00 32 6 30,50 24 8 22,00 121 28 114,00 340,263 4 8 201,475 163 404 274,543 33 50

164 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 9 1,75 5 13 1,75 72 43 60,46 176,552 174 544 201,255 164 406 170,785 216 684

165 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 5 1,75 2 13 -1,25 68 39 57,46 176,552 174 544 200,435 165 408 177,735 201 618

166 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 23 9 20,75 10 5 8,75 18 3 17,25 6 5 4,75 3 7 1,25 6 9 3,75 66 38 56,50 170,340 222 623 200,163 166 410 165,745 229 726

167 0 SILA SÜZ  ME 25 9 22,75 12 3 11,25 10 6 8,50 4 2 3,50 30 9 27,75 8 7 6,25 89 36 80,00 248,095 40 145 200,103 167 412 262,283 54 87

168 0 SUDE DİNÇ  MS 31 4 30,00 8 6 6,50 4 0 4,00 7 4 6,00 4 5 2,75 6 8 4,00 60 27 53,25 163,990 230 665 199,860 168 414 168,230 222 701

169 0 GÜLSEN ATAMAL  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 3 0,25 2 7 0,25 66 31 57,46 176,552 174 544 199,305 169 419 173,565 212 667

170 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 31 4 30,00 9 5 7,75 16 2 15,50 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 7 2,25 68 23 62,25 179,875 169 527 198,820 170 423 183,973 193 565

171 0 ONUR SEVGİ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 9 12,75 17 3 16,25 2 8 0,00 5 10 2,50 102 51 88,46 266,192 26 98 198,485 171 425 213,922 133 330

172 0 GÜL BATI 12E 31 7 29,25 10 5 8,75 16 4 15,00 3 2 2,50 25 10 22,50 3 6 1,50 88 34 79,50 243,193 44 159 198,483 172 426 246,758 82 149

173 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 18 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 84 47 71,46 218,814 78 263 198,350 173 427 208,007 147 370

174 0 İPEK GÜNBAY  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 19 12,25 3 9 0,75 83 49 69,96 213,907 89 290 198,350 173 427 213,645 134 334

175 0 EFE ALTAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 3 3,25 17 12 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 86 42 74,71 230,982 60 202 197,705 175 431 183,042 195 573

176 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 8 1,00 3 16 -1,00 69 45 56,96 176,552 174 544 197,220 176 432 177,040 206 630

177 0 HİLAL TEKİN  MS 29 9 26,75 11 7 9,25 7 4 6,00 6 5 4,75 5 6 3,50 11 12 8,00 69 43 58,25 164,435 229 662 197,113 177 433 170,075 218 688

178 0 METE BİÇİCİ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 16 -1,00 9 24 3,00 75 61 58,96 176,552 174 544 197,080 178 434 168,700 220 698

179 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 27 8 25,00 19 1 18,75 4 4 3,00 7 6 5,50 32 5 30,75 28 4 27,00 3 2 2,50 120 30 112,50 348,238 3 4 196,780 179 438 265,853 48 76

180 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 24 6,00 11 9 8,75 2 8 0,00 88 62 71,71 221,119 76 254 196,405 180 443 192,695 172 480
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

181 0 ELİF SU ÖZALP 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 32 7 30,25 29 10 26,50 124 38 113,71 349,194 2 3 196,235 181 444 268,025 45 73

182 0 BEYZA ÖZCAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 19 13 15,75 24 12 21,00 106 46 93,71 288,722 12 48 196,235 181 444 222,335 126 274

183 0 FATİH KURT  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 35 5 33,75 98 26 90,71 279,619 19 66 196,235 181 444 279,602 29 40

184 0 MELİSA POLAT 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 14 20 9,00 16 15 12,25 93 56 78,21 241,937 47 163 196,235 181 444 201,030 160 423

185 0 İREM CANBAZ 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 22 14 18,50 85 35 75,46 232,807 58 197 196,235 181 444 231,137 105 208

186 0 FATMA ESER 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 15 11,25 9 11 6,25 87 47 74,46 230,697 63 206 196,235 181 444 207,915 148 371

187 0 ARDA BİLİR 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 3 11,25 75 24 68,21 210,794 98 311 196,235 181 444 208,302 146 368

188 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 13 3,75 10 11 7,25 80 45 67,96 209,352 105 327 196,235 181 444 184,722 191 558

189 0 YAĞMUR ASLAN  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 8 1,00 13 14 9,50 79 43 67,46 209,909 101 320 196,235 181 444 176,002 208 646

190 0 ŞURA ARSLAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 5 8,75 73 26 65,71 203,064 119 365 196,235 181 444 200,345 163 429

191 0 SALİH KARAKOÇ  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 9 9 6,75 72 30 63,71 196,972 136 404 196,235 181 444 194,032 171 472

192 0 KAAN ARIKAN  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 6 5 4,75 69 26 61,71 190,839 151 452 196,235 181 444 187,665 181 524

193 0 EDHEM GÖRAL  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 63 21 56,96 176,552 174 544 196,235 181 444 172,870 214 671

194 0 ÖZNUR SALTIK  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 22 15 18,25 13 7 11,25 2 9 -0,25 100 52 86,21 265,752 29 101 195,530 194 461 229,867 108 216

195 0 ZEYNEP B  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 20 15 16,25 0 1 -0,25 83 37 72,96 226,237 68 224 195,530 194 461 223,632 124 261

196 0 KADİR DENİZLİ   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 14 15 10,25 0 1 -0,25 77 37 66,96 208,217 107 334 195,530 194 461 204,980 154 396

197 0 ADA ÖLMEZ   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 6 33 -2,25 4 17 -0,25 73 71 54,46 169,752 223 626 195,530 194 461 165,130 230 731

198 0 UĞUR BATU KATIL  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 8 10,00 9 11 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 86 46 73,71 225,672 71 230 195,000 198 469 204,402 155 398

199 0 FATMA ÇEŞMECI  ME 33 7 31,25 15 5 13,75 6 10 3,50 8 2 7,50 15 21 9,75 77 45 65,75 205,103 114 353 194,788 199 471 202,458 158 416

200 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 30 4 29,00 10 2 9,50 6 3 5,25 4 0 4,00 24 7 22,25 3 0 3,00 5 6 3,50 82 22 76,50 242,285 45 161 194,470 200 475 241,248 88 162

201 0 EFE NAYAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 0 2 -0,50 0 1 -0,25 63 24 56,21 176,552 174 544 194,090 201 477 171,480 215 681

202 0 ELİF AYDIN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 23 8 21,00 1 8 -1,00 87 37 76,96 240,332 51 167 193,415 202 481 236,155 95 184

203 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 10 23,50 11 4 10,00 7 1 6,75 8 2 7,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 9 20 4,00 68 41 57,75 176,508 207 577 193,075 203 482 167,585 224 708

204 0 ELİF AN  ME 33 7 31,25 15 5 13,75 6 10 3,50 8 2 7,50 27 12 24,00 12 3 11,25 1 7 -0,75 102 46 90,50 282,010 15 58 192,673 204 485 244,753 84 155

205 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 7 26,25 10 5 8,75 13 3 12,25 6 4 5,00 1 2 0,50 4 8 2,00 62 29 54,75 170,953 221 622 191,748 205 495 168,473 221 699

206 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 35 5 33,75 9 6 7,50 9 1 8,75 1 1 0,75 17 8 15,00 4 1 3,75 1 0 1,00 76 22 70,50 225,808 70 228 190,838 206 508 214,948 129 317

207 0 ZEHRA İKAN 12E 30 10 27,50 13 7 11,25 10 7 8,25 7 2 6,50 24 14 20,50 2 9 -0,25 86 49 73,75 234,858 57 188 190,810 207 509 229,795 109 218

208 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 8 28,00 12 6 10,50 6 4 5,00 23 8 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 78 29 70,75 231,920 59 200 189,875 208 516 232,905 102 199

209 0 BEYZA ÇETİN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 25 8,75 10 10 7,50 6 34 -2,50 94 90 70,71 226,399 67 222 189,610 209 522 196,790 167 453

210 0 EMİRHAN AKIN  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 3 0,25 3 17 -1,25 67 41 55,96 176,552 174 544 188,735 210 527 173,565 212 667
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

211 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 9 25,75 12 7 10,25 4 2 3,50 4 3 3,25 29 10 26,50 4 3 3,25 81 34 72,50 240,950 49 165 187,713 211 539 248,640 79 142

212 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 7 13 3,75 9 9 6,75 1 1 0,75 5 5 3,75 2 6 0,50 54 44 43,00 154,918 234 804 187,660 212 540 160,933 232 774

213 0 ELİF YILDIRIM  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 7 -0,75 3 20 -2,00 67 48 54,21 176,552 174 544 186,530 213 550 170,785 216 684

214 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 7 26,25 12 4 11,00 10 1 9,75 2 0 2,00 17 6 15,50 12 2 11,50 81 20 76,00 249,225 39 139 186,248 214 553 211,748 135 344

215 0 BAŞAK UYAN 12S 17 4 16,00 7 3 6,25 10 4 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 4 8 2,00 48 27 41,25 151,395 238 820 185,520 215 558 157,965 234 791

216 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 16 4 15,00 7 2 6,50 13 4 12,00 6 2 5,50 1 5 -0,25 43 17 38,75 149,340 239 831 183,060 216 584 160,010 233 779

217 0 MİLAY GAMZE KURU  M 29 11 26,25 16 4 15,00 5 4 4,00 5 4 4,00 27 12 24,00 19 15 15,25 1 3 0,25 6 34 -2,50 108 87 86,25 286,600 13 51 182,038 217 598 239,575 91 168

218 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 8 8 6,00 10 5 8,75 4 3 3,25 20 13 16,75 1 4 0,00 71 41 60,75 212,285 96 305 180,085 218 622 209,918 139 354

219 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 10 27,50 12 6 10,50 7 6 5,50 1 0 1,00 20 13 16,75 0 1 -0,25 70 36 61,00 212,965 92 296 179,880 219 627 209,908 140 356

220 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 27 13 23,75 15 5 13,75 3 1 2,75 2 4 1,00 18 20 13,00 1 0 1,00 66 43 55,25 197,378 134 400 179,563 220 632 197,268 166 447

221 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 30 10 27,50 11 6 9,50 6 3 5,25 13 15 9,25 10 8 8,00 70 42 59,50 210,538 99 312 177,880 221 651 184,188 192 561

222 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 13 21,75 10 5 8,75 3 5 1,75 4 0 4,00 4 4 3,00 5 15 1,25 51 42 40,50 152,288 237 817 176,893 222 658 150,558 236 845

223 0 BERAT DEMİRCAN  ME 29 11 26,25 12 6 10,50 3 2 2,50 2 1 1,75 13 18 8,50 18 17 13,75 77 55 63,25 226,160 69 225 176,323 223 666 179,705 198 596

224 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 8 25,00 8 6 6,50 4 9 1,75 8 6 6,50 3 10 0,50 7 16 3,00 57 55 43,25 156,280 233 748 175,680 224 678 150,520 237 846

225 0 MELİH  M 32 6 30,50 3 0 3,00 3 2 2,50 26 8 24,00 2 0 2,00 66 16 62,00 224,965 72 234 175,515 225 681 228,610 110 223

226 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 20 11 17,25 8 7 6,25 8 2 7,50 3 3 2,25 3 3 2,25 4 8 2,00 46 34 37,50 148,955 240 833 175,293 226 687 146,410 239 865

227 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 13 14,75 9 3 8,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 21 10 18,50 6 2 5,50 58 31 50,25 196,990 135 403 174,078 227 704 209,393 141 358

228 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 17 18,75 12 8 10,00 4 7 2,25 1 0 1,00 23 16 19,00 3 1 2,75 66 49 53,75 204,968 115 355 173,278 228 710 210,000 138 353

229 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 17 13 13,75 8 7 6,25 6 6 4,50 5 11 2,25 1 2 0,50 9 17 4,75 46 56 32,00 141,460 243 907 169,478 229 749 137,960 243 904

230 0 DİCLE KAYA  MS 27 7 25,25 5 5 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 0 2 -0,50 4 9 1,75 47 30 39,50 154,500 235 807 169,368 230 750 148,680 238 860

231 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 21 18 16,50 11 9 8,75 7 2 6,50 3 9 0,75 2 7 0,25 9 19 4,25 53 64 37,00 148,093 241 839 166,960 231 769 144,823 240 874

232 0 BEDRİYEASLAN  ME 24 11 21,25 10 5 8,75 2 0 2,00 11 12 8,00 13 11 10,25 60 39 50,25 203,393 118 363 165,378 232 788 167,755 223 705

233 0 DERİN YETİŞEN 12S 25 11 22,25 7 10 4,50 6 3 5,25 18 16 14,00 24 9 21,75 80 49 67,75 257,200 32 117 165,328 233 789 187,058 185 534

234 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 13 7 11,25 8 8 6,00 6 2 5,50 6 6 4,50 3 2 2,50 5 16 1,00 41 41 30,75 142,198 242 905 164,148 234 830 144,278 241 876

235 0 ASYA SU YAVUZ 12E 20 11 17,25 11 5 9,75 2 4 1,00 2 2 1,50 13 9 10,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 6 0,50 56 43 45,25 187,260 157 474 163,518 235 833 173,805 210 665

236 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 4 8 2,00 9 4 8,00 2 4 1,00 9 4 8,00 2 8 0,00 3 15 -0,75 50 52 37,00 169,055 225 634 160,573 236 861 165,853 227 723

237 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 10 2 9,50 10 3 9,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 4 2,00 28 13 24,75 133,400 246 928 160,045 237 865 131,010 246 924

238 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 8 4 7,00 5 2 4,50 15 9 12,75 4 8 2,00 3 3 2,25 3 10 0,50 38 36 29,00 141,205 244 909 159,520 238 868 136,990 244 908

239 0 NAZ METİN 12 22 13 18,75 6 10 3,50 2 0 2,00 15 22 9,50 1 1 0,75 46 46 34,50 167,278 228 643 158,093 239 873 166,103 226 720

240 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 5 3 4,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 15 8 13,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 56 41 45,75 198,930 130 389 158,050 240 874 176,980 207 631
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

241 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 10 10 7,50 6 4 5,00 7 4 6,00 6 9 3,75 7 9 4,75 36 36 27,00 136,478 245 923 155,600 241 885 131,408 245 922

242 0 SAİME GÖVŞEN  M 17 10 14,50 8 6 6,50 3 3 2,25 12 16 8,00 8 14 4,50 1 4 0,00 49 53 35,75 174,003 215 599 154,910 242 888 157,800 235 792

243 0 ECE CİHANKAYA 12E 23 12 20,00 6 9 3,75 2 5 0,75 1 2 0,50 13 11 10,25 11 4 10,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 56 48 44,00 200,630 128 380 153,215 243 898 163,420 231 753

244 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 19 12,25 11 9 8,75 6 18 1,50 20 19 15,25 17 23 11,25 0 2 -0,50 71 90 48,50 215,498 86 282 152,638 244 902 177,653 203 620

245 0 HALİME KAYA 12E 18 10 15,50 5 9 2,75 1 3 0,25 3 3 2,25 22 14 18,50 10 20 5,00 59 59 44,25 205,540 112 350 151,760 245 904 187,593 182 525

246 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 10 4 9,00 11 12 8,00 1 7 -0,75 3 11 0,25 4 16 0,00 29 50 16,50 129,728 247 930 151,275 246 905 125,113 247 930

247 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 18 15 14,25 6 9 3,75 10 17 5,75 9 26 2,50 43 67 26,25 156,788 232 743 148,368 247 910 144,208 242 877

248 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 0 0,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

1 0 İDİL Y 12E 35 5 33,75 19 1 18,75 33 7 31,25 10 5 8,75 36 4 35,00 27 12 24,00 160 34 151,50 324,803 5 20 305,843 41 58 378,470 1 1

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 17 3 16,25 30 5 28,75 8 4 7,00 32 7 30,25 32 4 31,00 155 26 148,50 303,918 9 34 319,218 30 46 378,410 2 2

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 16 4 15,00 35 3 34,25 9 4 8,00 33 7 31,25 24 5 22,75 153 27 146,25 313,163 6 23 302,440 44 62 367,115 3 3

4 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 30 9 27,75 18 2 17,50 21 0 21,00 7 3 6,25 34 6 32,50 26 0 26,00 136 20 131,00 293,578 11 43 288,038 56 84 360,765 4 4

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 4 35,00 15 4 14,00 32 8 30,00 11 4 10,00 33 6 31,50 23 7 21,25 150 33 141,75 309,605 7 28 294,220 51 74 359,260 5 5

6 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 15 3 14,25 30 1 29,75 9 4 8,00 27 11 24,25 33 1 32,75 147 27 140,25 281,328 16 60 318,903 31 47 355,733 6 6

7 0 SÜEDA COŞAN 12 38 1 37,75 17 2 16,50 24 3 23,25 10 4 9,00 31 7 29,25 20 4 19,00 140 21 134,75 300,293 10 36 285,553 58 88 351,025 7 7

8 0 FULYA TOPRAKÇI 12 34 5 32,75 18 1 17,75 19 6 17,50 8 4 7,00 36 3 35,25 10 6 8,50 125 25 118,75 304,975 8 32 242,233 92 174 329,475 8 8

9 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 33 5 31,75 19 2 18,50 115 28 107,21 273,717 23 78 247,725 86 157 319,372 9 11

10 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 37 2 36,50 16 4 15,00 35 3 34,25 18 2 17,50 39 0 39,00 34 5 32,75 179 16 175,00 230,745 62 205 426,055 1 1 309,535 10 13

11 0 ECEM ARSLAN 12E 30 9 27,75 13 7 11,25 17 4 16,00 7 3 6,25 34 6 32,50 11 3 10,25 112 32 104,00 280,215 18 64 230,013 107 217 305,935 11 15

12 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 18 2 17,50 33 5 31,75 18 1 17,75 36 4 35,00 25 15 21,25 167 30 159,50 230,760 61 204 385,418 6 6 301,905 12 16

13 0 BEYZA ORTA 12E 35 5 33,75 16 4 15,00 23 2 22,50 4 1 3,75 31 7 29,25 6 10 3,50 115 29 107,75 286,563 14 52 228,273 110 223 298,613 13 17

14 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 16 4 15,00 36 4 35,00 18 2 17,50 35 5 33,75 28 12 25,00 167 33 158,75 227,110 65 219 400,920 4 4 298,125 14 18

15 0 ADA YALÇIN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 35 4 34,00 9 8 7,00 107 33 97,96 280,447 17 63 215,720 127 288 297,842 15 19

16 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 35 5 33,75 31 9 28,75 171 29 163,75 228,510 64 210 398,283 5 5 296,100 16 20

17 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 6 32,50 14 6 12,50 21 8 19,00 7 3 6,25 28 9 25,75 11 6 9,50 115 38 105,50 270,553 24 88 238,905 96 184 294,535 17 21

18 0 BEYZANUR YAMAN 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 34 4 33,00 18 1 17,75 31 6 29,50 26 12 23,00 160 32 152,00 226,523 66 221 364,365 14 15 294,043 18 22

19 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 9 26,75 17 3 16,25 11 6 9,50 4 0 4,00 35 5 33,75 30 10 27,50 7 3 6,25 133 36 124,00 362,900 1 1 212,848 130 303 293,560 19 23

20 0 CELAL SERDAR 12S 34 5 32,75 16 2 15,50 32 4 31,00 18 2 17,50 35 4 34,00 34 6 32,50 169 23 163,25 223,263 75 246 408,383 2 2 291,368 20 25

21 0 TUBA YAKIN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 30 7 28,25 10 5 8,75 103 33 93,96 262,924 30 111 220,910 117 261 286,665 21 28

22 0 GÜLÜMSE R 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 32 7 30,25 7 3 6,25 102 31 93,46 269,027 25 92 213,860 128 299 286,025 22 29

23 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 33 6 31,50 13 5 11,75 31 7 29,25 15 4 14,00 35 2 34,50 28 8 26,00 155 32 147,00 211,195 97 308 373,715 9 10 285,840 23 30

24 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 8 30,00 16 4 15,00 36 4 35,00 13 7 11,25 34 5 32,75 31 9 28,75 162 37 152,75 216,848 82 270 379,900 8 9 284,733 24 31

25 0 SEZGİN  M 33 7 31,25 17 3 16,25 31 6 29,50 13 6 11,50 37 3 36,25 38 2 37,50 169 27 162,25 213,543 90 293 407,903 3 3 284,098 25 32

26 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 15 3 14,25 33 4 32,00 12 7 10,25 33 5 31,75 24 13 20,75 153 36 144,00 216,883 81 269 358,975 16 17 284,083 26 33

27 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 12 24,00 15 5 13,75 22 4 21,00 6 1 5,75 29 10 26,50 11 2 10,50 110 34 101,50 266,098 28 100 233,905 104 204 283,668 27 34

28 0 BELEN SARI 12E 30 9 27,75 11 5 9,75 15 0 15,00 6 1 5,75 29 5 27,75 5 1 4,75 8 1 7,75 104 22 98,50 277,343 22 73 219,318 121 266 281,133 28 37

29 0 FATİH KURT  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 35 5 33,75 98 26 90,71 279,619 19 66 196,235 181 444 279,602 29 40

30 0 AZRA GÜNAL 12 31 9 28,75 14 6 12,50 13 5 11,75 5 4 4,00 30 10 27,50 7 4 6,00 8 7 6,25 108 45 96,75 278,523 20 69 213,708 129 301 277,100 30 43
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

31 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 14 6 12,50 34 3 33,25 16 4 15,00 32 5 30,75 31 9 28,75 158 36 149,00 214,883 88 284 372,058 10 11 275,748 31 45

32 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 12 6 10,50 33 7 31,25 13 6 11,50 31 6 29,50 21 15 17,25 144 45 132,75 210,518 100 313 344,008 20 23 274,718 32 48

33 8 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 12 7 10,25 15 1 14,75 4 0 4,00 32 6 30,50 24 8 22,00 121 28 114,00 340,263 4 8 201,475 163 404 274,543 33 50

34 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 3 35,25 16 2 15,50 33 3 32,25 15 3 14,25 26 9 23,75 23 10 20,50 149 30 141,50 223,695 73 241 339,563 24 29 274,445 34 51

35 0 NUR ALTUNTAŞ  M 30 8 28,00 13 6 11,50 32 5 30,75 15 3 14,25 30 4 29,00 33 6 31,50 153 32 145,00 209,013 106 331 381,760 7 8 273,848 35 52

36 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 16 3 15,25 18 8 16,00 4 4 3,00 26 10 23,50 9 7 7,25 103 42 92,50 253,853 33 123 222,545 116 248 273,763 36 53

37 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 33 7 31,25 13 7 11,25 34 6 32,50 28 12 25,00 154 46 142,50 209,410 104 326 366,683 13 14 272,875 37 55

38 0 RÜMEYSA K   25 14 21,50 9 10 6,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 30 9 27,75 11 4 10,00 92 43 81,25 245,713 41 151 207,820 143 347 272,323 38 58

39 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 24 8 22,00 6 1 5,75 23 15 19,25 10 8 8,00 108 47 96,25 249,385 38 136 233,705 105 205 271,215 39 61

40 0 FERAYE UYAR 12 31 7 29,25 15 3 14,25 30 6 28,50 14 4 13,00 28 6 26,50 24 11 21,25 142 37 132,75 209,528 103 325 340,003 23 28 270,908 40 62

41 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 13 7 11,25 11 6 9,50 9 2 8,50 29 11 26,25 8 3 7,25 8 7 6,25 107 47 95,25 277,435 21 72 211,893 132 307 270,288 41 63

42 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 18 2 17,50 32 8 30,00 13 7 11,25 31 7 29,25 29 10 26,50 154 43 143,25 212,485 94 300 361,818 15 16 269,795 42 66

43 0 ARDA K  MS 33 5 31,75 16 2 15,50 30 4 29,00 13 6 11,50 25 4 24,00 27 11 24,25 144 32 136,00 212,633 93 298 341,643 21 25 268,563 43 71

44 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 16 3 15,25 28 2 27,50 16 3 15,25 23 5 21,75 18 16 14,00 135 35 126,25 215,878 84 279 316,395 35 51 268,443 44 72

45 0 ELİF SU ÖZALP 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 32 7 30,25 29 10 26,50 124 38 113,71 349,194 2 3 196,235 181 444 268,025 45 73

46 0 BELİNAY 12S 32 7 30,25 15 5 13,75 31 7 29,25 16 4 15,00 29 4 28,00 24 16 20,00 147 43 136,25 213,333 91 294 347,748 18 21 267,893 46 74

47 0 NİL TURBİL  M 24 12 21,00 12 4 11,00 20 3 19,25 3 0 3,00 29 10 26,50 5 4 4,00 7 8 5,00 100 41 89,75 266,103 27 99 207,225 146 353 267,648 47 75

48 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 27 8 25,00 19 1 18,75 4 4 3,00 7 6 5,50 32 5 30,75 28 4 27,00 3 2 2,50 120 30 112,50 348,238 3 4 196,780 179 438 265,853 48 76

49 0 KEMAL HORUZ 12E 32 8 30,00 17 2 16,50 12 6 10,50 3 0 3,00 29 9 26,75 4 9 1,75 3 7 1,25 100 41 89,75 261,510 31 113 206,860 147 356 265,723 49 77

50 0 ARDA PALALI 12S 32 8 30,00 15 5 13,75 32 8 30,00 15 5 13,75 29 8 27,00 24 14 20,50 147 48 135,00 212,448 95 302 341,430 22 26 265,588 50 80

51 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 34 3 33,25 18 1 17,75 19 12 16,00 23 12 20,00 142 37 132,75 223,278 74 245 318,450 33 49 264,973 51 81

52 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 28 12 25,00 5 2 4,50 96 35 86,46 253,207 34 126 208,925 140 339 264,775 52 83

53 0 DİLVİN AVCAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 8 24,00 6 4 5,00 95 33 85,96 249,849 37 134 210,335 135 322 262,692 53 86

54 0 SILA SÜZ  ME 25 9 22,75 12 3 11,25 10 6 8,50 4 2 3,50 30 9 27,75 8 7 6,25 89 36 80,00 248,095 40 145 200,103 167 412 262,283 54 87

55 0 DAMLA KİŞİN  M 37 3 36,25 14 5 12,75 32 4 31,00 14 4 13,00 25 2 24,50 19 18 14,50 141 36 132,00 218,618 79 264 329,843 26 39 262,248 55 88

56 0 NAZ OKKA 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 27 11 24,25 6 5 4,75 96 37 85,96 250,879 36 131 209,460 139 332 261,657 56 90

57 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 17 2 16,50 28 2 27,50 15 2 14,50 18 3 17,25 20 11 17,25 133 24 127,00 218,155 80 266 309,040 39 56 261,070 57 92

58 0 İREM ÇELİK 12S 31 9 28,75 17 3 16,25 32 3 31,25 15 5 13,75 24 3 23,25 25 14 21,50 144 37 134,75 215,460 87 283 329,868 25 38 261,055 58 93

59 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 4 33,00 13 4 12,00 25 7 23,25 14 4 13,00 25 2 24,50 22 10 19,50 133 31 125,25 204,915 116 357 327,730 27 42 259,890 59 96

60 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 27 10 24,50 5 8 3,00 95 39 84,46 251,619 35 129 204,695 152 377 258,947 60 99
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

61 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 34 2 33,50 14 2 13,50 27 7 25,25 12 4 11,00 22 2 21,50 18 10 15,50 127 27 120,25 207,230 110 340 308,650 40 57 258,810 61 101

62 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 31 8 29,00 16 3 15,25 28 6 26,50 14 5 12,75 23 3 22,25 15 17 10,75 127 42 116,50 207,768 109 337 313,480 37 53 258,663 62 102

63 0 BURCU CEYHAN 12S 38 2 37,50 13 4 12,00 27 2 26,50 15 1 14,75 19 2 18,50 17 11 14,25 129 22 123,50 215,918 83 278 309,685 38 55 257,373 63 108

64 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 32 8 30,00 12 8 10,00 19 10 16,50 6 14 2,50 23 17 18,75 13 13 9,75 105 70 87,50 235,760 56 185 225,455 113 236 257,123 64 109

65 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 29 11 26,25 13 6 11,50 19 2 18,50 2 2 1,50 23 14 19,50 10 2 9,50 96 37 86,75 237,073 55 181 223,283 115 245 257,103 65 110

66 0 BERRAK ŞEKER 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 40 0 40,00 33 7 31,25 136 28 128,21 176,552 174 544 368,320 12 13 256,270 66 113

67 0 SILA   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 10 22,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 93 36 83,21 244,369 43 157 207,515 145 352 254,960 67 118

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 33 7 31,25 11 6 9,50 18 4 17,00 5 2 4,50 23 15 19,25 7 3 6,25 97 37 87,75 240,895 50 166 219,763 120 265 254,115 68 119

69 0 HATİCE ERGÜNEN   33 5 31,75 14 4 13,00 22 3 21,25 14 2 13,50 20 4 19,00 14 11 11,25 117 29 109,75 202,918 122 368 290,498 55 80 252,958 69 122

70 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 18 2 17,50 32 3 31,25 15 3 14,25 18 6 16,50 24 13 20,75 140 34 131,50 220,355 77 256 318,458 32 48 252,915 70 123

71 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 39 1 38,75 35 5 33,75 137 27 129,46 176,552 174 544 368,470 11 12 252,795 71 125

72 0 IŞIL ELMAS  M 34 5 32,75 9 7 7,25 30 6 28,50 10 8 8,00 31 7 29,25 19 14 15,50 133 47 121,25 199,273 129 386 323,688 28 44 252,668 72 126

73 0 BEGÜM KIRTOK 12E 26 13 22,75 13 7 11,25 14 9 11,75 4 3 3,25 24 12 21,00 4 2 3,50 9 6 7,50 94 52 81,00 242,253 46 162 207,683 144 348 251,493 73 129

74 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 11 5 9,75 24 5 22,75 14 2 13,50 22 6 20,50 28 7 26,25 132 30 124,50 200,853 127 379 322,743 29 45 250,823 74 132

75 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 11 24,25 11 6 9,50 31 5 29,75 16 1 15,75 21 7 19,25 11 16 7,00 117 46 105,50 203,020 120 366 284,243 60 90 249,575 75 136

76 0 HİLAL YILMAZ  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 10 22,50 3 4 2,00 91 35 81,46 245,234 42 153 201,875 161 401 249,562 76 137

77 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 38 2 37,50 32 8 30,00 133 31 124,46 176,552 174 544 357,195 17 18 249,320 77 138

78 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 27 1 26,75 9 3 8,25 19 4 18,00 16 6 14,50 119 23 113,25 204,303 117 358 296,510 49 71 248,833 78 139

79 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 9 25,75 12 7 10,25 4 2 3,50 4 3 3,25 29 10 26,50 4 3 3,25 81 34 72,50 240,950 49 165 187,713 211 539 248,640 79 142

80 0 UMUT EGE * BİL 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 13 20,75 6 7 4,25 93 41 81,96 239,742 52 170 207,965 142 346 248,025 80 145

81 0 ELA SEVER 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 11 21,25 4 4 3,00 91 36 81,21 241,024 48 164 204,695 152 377 247,995 81 146

82 0 GÜL BATI 12E 31 7 29,25 10 5 8,75 16 4 15,00 3 2 2,50 25 10 22,50 3 6 1,50 88 34 79,50 243,193 44 159 198,483 172 426 246,758 82 149

83 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 23 10 20,50 4 3 3,25 90 34 80,71 238,909 53 174 205,400 151 372 246,515 83 150

84 0 ELİF AN  ME 33 7 31,25 15 5 13,75 6 10 3,50 8 2 7,50 27 12 24,00 12 3 11,25 1 7 -0,75 102 46 90,50 282,010 15 58 192,673 204 485 244,753 84 155

85 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 34 5 32,75 15 2 14,50 23 4 22,00 10 4 9,00 20 4 19,00 15 13 11,75 117 32 109,00 201,348 126 378 291,023 52 77 242,998 85 158

86 0 YİĞİT USTA 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 33 6 31,50 34 6 32,50 130 33 120,96 176,552 174 544 345,340 19 22 242,370 86 160

87 0 MERT ARSLAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 24 16 20,00 6 9 3,75 93 46 80,71 237,394 54 180 206,300 149 361 242,132 87 161

88 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 30 4 29,00 10 2 9,50 6 3 5,25 4 0 4,00 24 7 22,25 3 0 3,00 5 6 3,50 82 22 76,50 242,285 45 161 194,470 200 475 241,248 88 162

89 0 ALİ YASİN 12C 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 0 1,00 29 3 28,25 26 14 22,50 119 38 108,71 179,582 170 528 318,310 34 50 240,645 89 164

90 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 12 22,00 12 4 11,00 29 3 28,25 15 5 13,75 20 5 18,75 16 17 11,75 117 46 105,50 198,098 131 395 285,415 59 89 239,618 90 167
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

91 0 MİLAY GAMZE KURU  M 29 11 26,25 16 4 15,00 5 4 4,00 5 4 4,00 27 12 24,00 19 15 15,25 1 3 0,25 6 34 -2,50 108 87 86,25 286,600 13 51 182,038 217 598 239,575 91 168

92 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 22 3 21,25 14 4 13,00 17 9 14,75 26 10 23,50 126 37 116,75 201,808 124 375 303,218 43 60 239,298 92 173

93 0 ESMA TOPTAŞ 12S 35 5 33,75 9 9 6,75 23 6 21,50 11 9 8,75 23 6 21,50 14 14 10,50 115 49 102,75 192,445 148 443 282,088 61 94 238,660 93 175

94 0 SUDE KÜÇÜK 12S 35 4 34,00 9 7 7,25 27 8 25,00 13 3 12,25 18 6 16,50 20 12 17,00 122 40 112,00 201,613 125 377 301,870 45 64 236,323 94 182

95 0 ELİF AYDIN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 23 8 21,00 1 8 -1,00 87 37 76,96 240,332 51 167 193,415 202 481 236,155 95 184

96 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 14 6 12,50 26 10 23,50 17 3 16,25 22 13 18,75 21 17 16,75 126 62 110,50 198,085 132 396 300,223 47 68 236,130 96 185

97 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 27 5 25,75 9 8 7,00 12 4 11,00 17 14 13,50 119 36 110,00 209,645 102 323 273,925 64 103 234,905 97 190

98 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 30 8 28,00 12 3 11,25 24 7 22,25 12 5 10,75 20 7 18,25 13 18 8,50 111 48 99,00 194,523 143 428 269,090 70 112 234,543 98 192

99 0 RABİA Fİ AN  MS 32 8 30,00 12 7 10,25 30 6 28,50 12 5 10,75 19 15 15,25 10 24 4,00 115 65 98,75 202,978 121 367 261,470 78 129 234,253 99 193

100 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 5 33,75 14 5 12,75 23 5 21,75 15 5 13,75 14 5 12,75 22 13 18,75 123 38 113,50 205,770 111 347 285,748 57 87 233,670 100 194

101 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 28 11 25,25 14 4 13,00 21 6 19,50 11 6 9,50 19 4 18,00 17 13 13,75 110 44 99,00 188,748 153 462 281,538 62 95 233,433 101 196

102 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 8 28,00 12 6 10,50 6 4 5,00 23 8 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 78 29 70,75 231,920 59 200 189,875 208 516 232,905 102 199

103 0 CANSU EREN  MS 35 5 33,75 12 1 11,75 18 3 17,25 11 3 10,25 7 1 6,75 9 5 7,75 13 11 10,25 105 29 97,75 215,525 85 281 245,403 89 164 232,668 103 202

104 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 8 28,00 14 5 12,75 29 5 27,75 14 5 12,75 14 6 12,50 14 17 9,75 115 46 103,50 205,163 113 352 272,485 65 105 232,338 104 203

105 0 İREM CANBAZ 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 22 14 18,50 85 35 75,46 232,807 58 197 196,235 181 444 231,137 105 208

106 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 30 5 28,75 21 18 16,50 114 44 102,21 176,552 174 544 303,975 42 59 230,555 106 211

107 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 7 2 6,50 9 0 9,00 33 5 31,75 8 1 7,75 26 4 25,00 26 12 23,00 109 24 103,00 175,213 212 591 301,525 46 65 230,528 107 212

108 0 ÖZNUR SALTIK  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 22 15 18,25 13 7 11,25 2 9 -0,25 100 52 86,21 265,752 29 101 195,530 194 461 229,867 108 216

109 0 ZEHRA İKAN 12E 30 10 27,50 13 7 11,25 10 7 8,25 7 2 6,50 24 14 20,50 2 9 -0,25 86 49 73,75 234,858 57 188 190,810 207 509 229,795 109 218

110 0 MELİH  M 32 6 30,50 3 0 3,00 3 2 2,50 26 8 24,00 2 0 2,00 66 16 62,00 224,965 72 234 175,515 225 681 228,610 110 223

111 0 BERAT AK 12B 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 14 22,50 19 20 14,00 108 55 93,46 176,552 174 544 280,270 63 98 228,470 111 225

112 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 28 7 26,25 29 10 26,50 120 38 109,71 176,552 174 544 315,725 36 52 227,080 112 235

113 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 14 4 13,00 24 11 21,25 9 8 7,00 16 10 13,50 18 15 14,25 113 56 99,00 193,205 146 432 271,820 66 107 226,930 113 236

114 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 11 25,25 11 6 9,50 23 7 21,25 12 4 11,00 19 5 17,75 11 12 8,00 104 45 92,75 188,468 155 466 271,723 67 108 226,888 114 237

115 0 EMİR GÜNEŞ 12S 31 5 29,75 15 4 14,00 23 7 21,25 9 5 7,75 14 6 12,50 9 7 7,25 101 34 92,50 194,995 142 427 267,498 71 114 226,695 115 238

116 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 28 12 25,00 11 7 9,25 30 3 29,25 11 6 9,50 21 11 18,25 15 19 10,25 116 58 101,50 195,545 138 421 271,365 68 109 226,560 116 239

117 0 SİDRE KIZILT*  MS 27 13 23,75 14 4 13,00 20 10 17,50 13 7 11,25 20 11 17,25 23 12 20,00 117 57 102,75 186,775 158 477 290,858 54 79 225,135 117 245

118 0 HAVİN İREM CURKA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 26 10 23,50 24 12 21,00 113 43 101,46 176,552 174 544 296,235 50 72 224,995 118 246

119 0 EGE GÜVEN 12S 30 10 27,50 12 8 10,00 26 6 24,50 6 3 5,25 19 11 16,25 7 11 4,25 100 49 87,75 188,593 154 465 260,680 79 130 224,938 119 247

120 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 27 4 26,00 12 5 10,75 16 10 13,50 13 17 8,75 114 50 101,50 202,620 123 370 266,103 72 116 224,850 120 249
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

121 0 TALHA GÜRCAN  M 30 9 27,75 14 5 12,75 23 9 20,75 10 5 8,75 19 4 18,00 15 9 12,75 111 41 100,75 191,860 149 447 271,083 69 110 224,840 121 250

122 0 EMİR YALÇIN 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 16 3 15,25 16 3 15,25 12 4 11,00 29 8 27,00 120 31 112,25 196,890 137 405 298,588 48 70 224,480 122 253

123 0 ÖMER ÜNSAL 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 25 6 23,50 23 13 19,75 111 40 100,21 176,552 174 544 290,940 53 78 224,300 123 256

124 0 ZEYNEP B  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 20 15 16,25 0 1 -0,25 83 37 72,96 226,237 68 224 195,530 194 461 223,632 124 261

125 0 SILA DİLBAZ  MS 32 7 30,25 11 4 10,00 23 3 22,25 11 2 10,50 14 4 13,00 11 8 9,00 102 28 95,00 195,293 139 423 250,408 83 152 222,833 125 270

126 0 BEYZA ÖZCAN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 19 13 15,75 24 12 21,00 106 46 93,71 288,722 12 48 196,235 181 444 222,335 126 274

127 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 20 11 17,25 17 12 14,00 100 44 88,21 176,552 174 544 262,385 77 128 218,740 127 288

128 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 15 6 13,50 12 6 10,50 12 6 10,50 17 14 13,50 106 40 96,00 193,938 145 431 260,028 80 132 215,183 128 313

129 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 35 5 33,75 9 6 7,50 9 1 8,75 1 1 0,75 17 8 15,00 4 1 3,75 1 0 1,00 76 22 70,50 225,808 70 228 190,838 206 508 214,948 129 317

130 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 11 25,25 13 6 11,50 16 5 14,75 13 1 12,75 13 1 12,75 16 12 13,00 99 36 90,00 185,240 163 493 263,848 74 122 214,515 130 324

131 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 7 30,25 17 2 16,50 22 6 20,50 10 8 8,00 8 4 7,00 4 8 2,00 93 35 84,25 197,923 133 397 241,318 93 176 214,433 131 325

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 7 25,25 15 2 14,50 18 5 16,75 12 4 11,00 13 4 12,00 16 12 13,00 101 34 92,50 189,058 152 460 258,833 81 135 214,293 132 326

133 0 ONUR SEVGİ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 9 12,75 17 3 16,25 2 8 0,00 5 10 2,50 102 51 88,46 266,192 26 98 198,485 171 425 213,922 133 330

134 0 İPEK GÜNBAY  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 19 12,25 3 9 0,75 83 49 69,96 213,907 89 290 198,350 173 427 213,645 134 334

135 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 7 26,25 12 4 11,00 10 1 9,75 2 0 2,00 17 6 15,50 12 2 11,50 81 20 76,00 249,225 39 139 186,248 214 553 211,748 135 344

136 0 ESMA  KARA  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 13 11 10,25 4 7 2,25 80 39 69,46 207,782 108 336 202,580 159 394 211,470 136 345

137 0 ARDA YILDIRIM   27 9 24,75 8 8 6,00 14 3 13,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 15 2 14,50 9 15 5,25 86 42 75,50 174,765 213 595 242,708 91 171 211,328 137 348

138 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 17 18,75 12 8 10,00 4 7 2,25 1 0 1,00 23 16 19,00 3 1 2,75 66 49 53,75 204,968 115 355 173,278 228 710 210,000 138 353

139 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 8 8 6,00 10 5 8,75 4 3 3,25 20 13 16,75 1 4 0,00 71 41 60,75 212,285 96 305 180,085 218 622 209,918 139 354

140 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 10 27,50 12 6 10,50 7 6 5,50 1 0 1,00 20 13 16,75 0 1 -0,25 70 36 61,00 212,965 92 296 179,880 219 627 209,908 140 356

141 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 13 14,75 9 3 8,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 21 10 18,50 6 2 5,50 58 31 50,25 196,990 135 403 174,078 227 704 209,393 141 358

142 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 18 8 16,00 7 12 4,00 88 41 76,96 176,552 174 544 247,765 85 156 209,010 142 362

143 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 12 23,00 10 8 8,00 16 16 12,00 18 2 17,50 17 8 15,00 17 10 14,50 104 56 90,00 180,975 167 517 263,360 75 123 208,710 143 363

144 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 0 3,00 12 6 10,50 20 11 17,25 98 38 87,71 185,642 161 489 248,530 84 154 208,700 144 364

145 0 MUSTAFA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 5 15,75 17 14 13,50 97 40 86,21 176,552 174 544 255,025 82 143 208,315 145 367

146 0 ARDA BİLİR 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 3 11,25 75 24 68,21 210,794 98 311 196,235 181 444 208,302 146 368

147 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 18 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 84 47 71,46 218,814 78 263 198,350 173 427 208,007 147 370

148 0 FATMA ESER 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 15 11,25 9 11 6,25 87 47 74,46 230,697 63 206 196,235 181 444 207,915 148 371

149 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 10 27,50 12 4 11,00 13 1 12,75 14 3 13,25 11 4 10,00 14 6 12,50 94 28 87,00 185,428 162 492 246,025 88 161 207,068 149 377

150 0 HATİCE ATASOY  MS 33 5 31,75 9 6 7,50 23 1 22,75 12 4 11,00 8 5 6,75 9 22 3,50 94 43 83,25 195,223 141 425 239,823 95 181 206,778 150 380
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

151 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 13 21,75 12 6 10,50 17 8 15,00 9 8 7,00 16 7 14,25 7 16 3,00 86 58 71,50 173,558 216 604 234,398 103 201 206,603 151 382

152 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 17 4 16,00 20 19 15,25 100 44 88,21 176,552 174 544 265,665 73 117 206,230 152 387

153 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 14 3 13,25 9 2 8,50 12 7 10,25 12 4 11,00 15 17 10,75 91 43 80,25 178,368 172 533 237,525 99 192 205,328 153 394

154 0 KADİR DENİZLİ   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 14 15 10,25 0 1 -0,25 77 37 66,96 208,217 107 334 195,530 194 461 204,980 154 396

155 0 UĞUR BATU KATIL  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 8 10,00 9 11 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 86 46 73,71 225,672 71 230 195,000 198 469 204,402 155 398

156 0 İREMNAZ  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 3 11,25 10 10 7,50 85 34 75,71 176,552 174 544 232,370 106 209 204,145 156 400

157 0 MUSTAFA KÖSE  MS 30 9 27,75 11 8 9,00 22 8 20,00 14 5 12,75 8 8 6,00 13 22 7,50 98 60 83,00 191,310 150 451 246,768 87 158 202,725 157 413

158 0 FATMA ÇEŞMECI  ME 33 7 31,25 15 5 13,75 6 10 3,50 8 2 7,50 15 21 9,75 77 45 65,75 205,103 114 353 194,788 199 471 202,458 158 416

159 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 14 21,50 12 6 10,50 21 6 19,50 13 3 12,25 13 10 10,50 10 19 5,25 94 58 79,50 184,833 164 495 238,595 97 186 202,273 159 417

160 0 MELİSA POLAT 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 14 20 9,00 16 15 12,25 93 56 78,21 241,937 47 163 196,235 181 444 201,030 160 423

161 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 10 7 8,25 22 7 20,25 11 7 9,25 13 14 9,50 13 21 7,75 99 65 82,75 186,555 159 480 240,548 94 178 200,590 161 425

162 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 13 6 11,50 17 10 14,50 12 4 11,00 15 7 13,25 5 12 2,00 85 55 71,25 175,800 211 585 236,065 100 194 200,575 162 426

163 0 ŞURA ARSLAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 5 8,75 73 26 65,71 203,064 119 365 196,235 181 444 200,345 163 429

164 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 30 9 27,75 14 6 12,50 13 6 11,50 14 3 13,25 6 0 6,00 13 15 9,25 90 39 80,25 186,005 160 487 235,693 102 196 199,325 164 436

165 11208 AZRA MOLLA 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 3 9,25 26 13 22,75 99 37 88,96 176,552 174 544 262,890 76 126 198,585 165 438

166 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 27 13 23,75 15 5 13,75 3 1 2,75 2 4 1,00 18 20 13,00 1 0 1,00 66 43 55,25 197,378 134 400 179,563 220 632 197,268 166 447

167 0 BEYZA ÇETİN 12E 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 15 25 8,75 10 10 7,50 6 34 -2,50 94 90 70,71 226,399 67 222 189,610 209 522 196,790 167 453

168 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 26 9 23,75 14 5 12,75 14 1 13,75 6 6 4,50 15 2 14,50 6 11 3,25 81 34 72,50 174,023 214 598 237,808 98 190 196,663 168 454

169 0 EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 13 4 12,00 24 6 22,50 11 7 9,25 5 7 3,25 3 4 2,00 85 35 76,25 193,070 147 434 228,288 109 222 196,205 169 459

170 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 10 23,50 11 3 10,25 23 8 21,00 7 6 5,50 10 6 8,50 11 18 6,50 88 51 75,25 180,535 168 522 228,920 108 218 195,055 170 467

171 0 SALİH KARAKOÇ  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 9 9 6,75 72 30 63,71 196,972 136 404 196,235 181 444 194,032 171 472

172 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 12 24 6,00 11 9 8,75 2 8 0,00 88 62 71,71 221,119 76 254 196,405 180 443 192,695 172 480

173 0 FEYZA ERGÜL  MS 30 9 27,75 11 3 10,25 18 5 16,75 13 6 11,50 7 4 6,00 9 10 6,50 88 37 78,75 187,463 156 473 227,983 111 225 192,493 173 482

174 0 ERSİN AKKOÇ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 1 6,75 17 13 13,75 87 35 77,46 176,552 174 544 243,025 90 170 191,635 174 488

175 0 ÇINAR BİRCAN 12 21 12 18,00 12 8 10,00 26 6 24,50 11 9 8,75 7 18 2,50 77 53 63,75 171,610 219 614 218,205 123 269 190,685 175 491

176 0 EMİR ÜRAL 12S 31 6 29,50 10 8 8,00 15 9 12,75 7 3 6,25 9 2 8,50 3 10 0,50 75 38 65,50 175,818 210 584 217,210 124 276 190,188 176 499

177 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 5 1,75 7 10 4,50 4 2 3,50 3 10 0,50 80 48 67,21 195,264 140 424 206,150 150 364 188,945 177 512

178 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 8 9 5,75 9 14 5,50 80 44 68,21 176,552 174 544 224,450 114 239 188,855 178 513

179 0 ECE BİNGÖL 12S 29 7 27,25 10 6 8,50 14 5 12,75 6 6 4,50 8 3 7,25 13 7 11,25 80 34 71,50 171,783 218 612 216,143 126 285 188,098 179 520

180 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 33 6 31,50 7 9 4,75 16 4 15,00 7 5 5,75 8 7 6,25 9 10 6,50 80 41 69,75 176,303 208 581 210,130 136 326 187,913 180 521
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

181 0 KAAN ARIKAN  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 6 5 4,75 69 26 61,71 190,839 151 452 196,235 181 444 187,665 181 524

182 0 HALİME KAYA 12E 18 10 15,50 5 9 2,75 1 3 0,25 3 3 2,25 22 14 18,50 10 20 5,00 59 59 44,25 205,540 112 350 151,760 245 904 187,593 182 525

183 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 10 12 7,00 19 16 15,00 92 49 78,96 176,552 174 544 236,000 101 195 187,465 183 528

184 0 EA  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 7 5,25 2 18 -2,50 72 46 59,71 176,552 174 544 211,280 134 316 187,465 183 528

185 0 DERİN YETİŞEN 12S 25 11 22,25 7 10 4,50 6 3 5,25 18 16 14,00 24 9 21,75 80 49 67,75 257,200 32 117 165,328 233 789 187,058 185 534

186 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 16 4 15,00 25 5 23,75 6 14 2,50 10 18 5,50 10 22 4,50 90 74 71,50 182,143 166 508 219,778 119 264 186,983 186 535

187 0 ESRA AKSU 12S 27 9 24,75 9 7 7,25 13 6 11,50 11 5 9,75 2 1 1,75 6 3 5,25 9 22 3,50 77 53 63,75 177,558 173 537 209,693 137 329 186,430 187 542

188 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 10 20,50 13 6 11,50 23 5 21,75 6 4 5,00 6 5 4,75 6 13 2,75 77 43 66,25 178,910 171 531 220,600 118 262 185,725 188 549

189 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 5 2 4,50 13 9 10,75 81 32 72,21 176,552 174 544 216,675 125 282 185,380 189 554

190 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 2 6,50 5 4 4,00 75 27 67,46 176,552 174 544 225,565 112 235 185,380 189 554

191 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 7 13 3,75 10 11 7,25 80 45 67,96 209,352 105 327 196,235 181 444 184,722 191 558

192 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 30 10 27,50 11 6 9,50 6 3 5,25 13 15 9,25 10 8 8,00 70 42 59,50 210,538 99 312 177,880 221 651 184,188 192 561

193 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 31 4 30,00 9 5 7,75 16 2 15,50 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 7 2,25 68 23 62,25 179,875 169 527 198,820 170 423 183,973 193 565

194 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 11 3 10,25 15 1 14,75 5 1 4,75 5 4 4,00 9 5 7,75 74 22 68,50 176,223 209 582 209,480 138 331 183,653 194 568

195 0 EFE ALTAN  ME 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 3 3,25 17 12 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 86 42 74,71 230,982 60 202 197,705 175 431 183,042 195 573

196 0 KADİR ATA  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 5 7 3,25 2 7 0,25 70 35 60,46 176,552 174 544 204,665 154 379 181,905 196 581

197 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 25 12 22,00 12 7 10,25 17 10 14,50 8 10 5,50 8 7 6,25 11 16 7,00 81 62 65,50 171,170 220 618 204,005 156 384 181,200 197 588

198 0 BERAT DEMİRCAN  ME 29 11 26,25 12 6 10,50 3 2 2,50 2 1 1,75 13 18 8,50 18 17 13,75 77 55 63,25 226,160 69 225 176,323 223 666 179,705 198 596

199 0 YASİN Y  MS 29 7 27,25 14 6 12,50 18 4 17,00 7 6 5,50 68 23 62,25 182,708 165 505 202,698 158 393 179,238 199 601

200 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 24 16 20,00 10 9 7,75 17 9 14,75 11 4 10,00 8 2 7,50 5 4 4,00 14 13 10,75 89 57 74,75 194,405 144 429 219,205 122 267 178,870 200 605

201 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 1 3,75 11 13 7,75 78 35 68,46 176,552 174 544 211,930 131 306 177,735 201 618

202 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 5 1,75 2 13 -1,25 68 39 57,46 176,552 174 544 200,435 165 408 177,735 201 618

203 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 19 12,25 11 9 8,75 6 18 1,50 20 19 15,25 17 23 11,25 0 2 -0,50 71 90 48,50 215,498 86 282 152,638 244 902 177,653 203 620

204 0 TAN ŞENER 12 26 9 23,75 7 11 4,25 13 5 11,75 12 5 10,75 6 6 4,50 10 21 4,75 74 57 59,75 169,070 224 633 208,488 141 343 177,640 204 624

205 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 19 15 15,25 11 4 10,00 13 6 11,50 5 9 2,75 2 6 0,50 10 6 8,50 12 21 6,75 72 67 55,25 158,115 231 726 202,423 160 398 177,425 205 628

206 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 8 1,00 3 16 -1,00 69 45 56,96 176,552 174 544 197,220 176 432 177,040 206 630

207 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 5 3 4,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 15 8 13,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 56 41 45,75 198,930 130 389 158,050 240 874 176,980 207 631

208 0 YAĞMUR ASLAN  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 8 1,00 13 14 9,50 79 43 67,46 209,909 101 320 196,235 181 444 176,002 208 646

209 0 İRFAN KABAŞ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 2 2 1,50 4 9 1,75 69 32 60,21 176,552 174 544 201,680 162 402 174,955 209 659

210 0 ASYA SU YAVUZ 12E 20 11 17,25 11 5 9,75 2 4 1,00 2 2 1,50 13 9 10,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 6 0,50 56 43 45,25 187,260 157 474 163,518 235 833 173,805 210 665
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

211 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 8 27,00 12 4 11,00 9 5 7,75 6 6 4,50 4 3 3,25 8 7 6,25 68 33 59,75 168,550 226 635 204,285 155 382 173,635 211 666

212 0 GÜLSEN ATAMAL  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 3 0,25 2 7 0,25 66 31 57,46 176,552 174 544 199,305 169 419 173,565 212 667

213 0 EMİRHAN AKIN  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 3 0,25 3 17 -1,25 67 41 55,96 176,552 174 544 188,735 210 527 173,565 212 667

214 0 EDHEM GÖRAL  M 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 63 21 56,96 176,552 174 544 196,235 181 444 172,870 214 671

215 0 EFE NAYAN 12 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 0 2 -0,50 0 1 -0,25 63 24 56,21 176,552 174 544 194,090 201 477 171,480 215 681

216 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 4 9 1,75 5 13 1,75 72 43 60,46 176,552 174 544 201,255 164 406 170,785 216 684

217 0 ELİF YILDIRIM  MS 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 1 7 -0,75 3 20 -2,00 67 48 54,21 176,552 174 544 186,530 213 550 170,785 216 684

218 0 HİLAL TEKİN  MS 29 9 26,75 11 7 9,25 7 4 6,00 6 5 4,75 5 6 3,50 11 12 8,00 69 43 58,25 164,435 229 662 197,113 177 433 170,075 218 688

219 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 8 27,00 15 5 13,75 5 2 4,50 9 5 7,75 3 3 2,25 10 8 8,00 71 31 63,25 171,828 217 611 206,550 148 360 169,378 219 694

220 0 METE BİÇİCİ 12S 28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 3 16 -1,00 9 24 3,00 75 61 58,96 176,552 174 544 197,080 178 434 168,700 220 698

221 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 7 26,25 10 5 8,75 13 3 12,25 6 4 5,00 1 2 0,50 4 8 2,00 62 29 54,75 170,953 221 622 191,748 205 495 168,473 221 699

222 0 SUDE DİNÇ  MS 31 4 30,00 8 6 6,50 4 0 4,00 7 4 6,00 4 5 2,75 6 8 4,00 60 27 53,25 163,990 230 665 199,860 168 414 168,230 222 701

223 0 BEDRİYEASLAN  ME 24 11 21,25 10 5 8,75 2 0 2,00 11 12 8,00 13 11 10,25 60 39 50,25 203,393 118 363 165,378 232 788 167,755 223 705

224 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 10 23,50 11 4 10,00 7 1 6,75 8 2 7,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 9 20 4,00 68 41 57,75 176,508 207 577 193,075 203 482 167,585 224 708

225 0 ALİ BİNİCİ 12S 9 2 8,50 22 3 21,25 8 3 7,25 9 3 8,25 7 7 5,25 55 18 50,50 154,293 236 810 203,455 157 388 167,188 225 710

226 0 NAZ METİN 12 22 13 18,75 6 10 3,50 2 0 2,00 15 22 9,50 1 1 0,75 46 46 34,50 167,278 228 643 158,093 239 873 166,103 226 720

227 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 4 8 2,00 9 4 8,00 2 4 1,00 9 4 8,00 2 8 0,00 3 15 -0,75 50 52 37,00 169,055 225 634 160,573 236 861 165,853 227 723

228 0 ATAKAN ATEŞ 12S 22 10 19,50 9 4 8,00 16 10 13,50 11 9 8,75 8 14 4,50 14 22 8,50 80 69 62,75 168,378 227 636 211,315 133 315 165,798 228 725

229 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 23 9 20,75 10 5 8,75 18 3 17,25 6 5 4,75 3 7 1,25 6 9 3,75 66 38 56,50 170,340 222 623 200,163 166 410 165,745 229 726

230 0 ADA ÖLMEZ   28 8 25,63 12 5 10,51 15 4 14,23 8 4 6,59 6 33 -2,25 4 17 -0,25 73 71 54,46 169,752 223 626 195,530 194 461 165,130 230 731

231 0 ECE CİHANKAYA 12E 23 12 20,00 6 9 3,75 2 5 0,75 1 2 0,50 13 11 10,25 11 4 10,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 56 48 44,00 200,630 128 380 153,215 243 898 163,420 231 753

232 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 7 13 3,75 9 9 6,75 1 1 0,75 5 5 3,75 2 6 0,50 54 44 43,00 154,918 234 804 187,660 212 540 160,933 232 774

233 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 16 4 15,00 7 2 6,50 13 4 12,00 6 2 5,50 1 5 -0,25 43 17 38,75 149,340 239 831 183,060 216 584 160,010 233 779

234 0 BAŞAK UYAN 12S 17 4 16,00 7 3 6,25 10 4 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 4 8 2,00 48 27 41,25 151,395 238 820 185,520 215 558 157,965 234 791

235 0 SAİME GÖVŞEN  M 17 10 14,50 8 6 6,50 3 3 2,25 12 16 8,00 8 14 4,50 1 4 0,00 49 53 35,75 174,003 215 599 154,910 242 888 157,800 235 792

236 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 13 21,75 10 5 8,75 3 5 1,75 4 0 4,00 4 4 3,00 5 15 1,25 51 42 40,50 152,288 237 817 176,893 222 658 150,558 236 845

237 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 8 25,00 8 6 6,50 4 9 1,75 8 6 6,50 3 10 0,50 7 16 3,00 57 55 43,25 156,280 233 748 175,680 224 678 150,520 237 846

238 0 DİCLE KAYA  MS 27 7 25,25 5 5 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 0 2 -0,50 4 9 1,75 47 30 39,50 154,500 235 807 169,368 230 750 148,680 238 860

239 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 20 11 17,25 8 7 6,25 8 2 7,50 3 3 2,25 3 3 2,25 4 8 2,00 46 34 37,50 148,955 240 833 175,293 226 687 146,410 239 865

240 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 21 18 16,50 11 9 8,75 7 2 6,50 3 9 0,75 2 7 0,25 9 19 4,25 53 64 37,00 148,093 241 839 166,960 231 769 144,823 240 874
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,9 9,7 21,50 10,7 4,8 9,49 11,1 4,7 9,99 5,6 3,6 4,69 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 78,2 40,8 67,99 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 28,2 8,1 26,04 12,1 5,0 10,83 17,2 4,6 16,16 8,4 3,8 7,28 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 96,9 39,8 86,69 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

241 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 13 7 11,25 8 8 6,00 6 2 5,50 6 6 4,50 3 2 2,50 5 16 1,00 41 41 30,75 142,198 242 905 164,148 234 830 144,278 241 876

242 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 18 15 14,25 6 9 3,75 10 17 5,75 9 26 2,50 43 67 26,25 156,788 232 743 148,368 247 910 144,208 242 877

243 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 17 13 13,75 8 7 6,25 6 6 4,50 5 11 2,25 1 2 0,50 9 17 4,75 46 56 32,00 141,460 243 907 169,478 229 749 137,960 243 904

244 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 8 4 7,00 5 2 4,50 15 9 12,75 4 8 2,00 3 3 2,25 3 10 0,50 38 36 29,00 141,205 244 909 159,520 238 868 136,990 244 908

245 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 10 10 7,50 6 4 5,00 7 4 6,00 6 9 3,75 7 9 4,75 36 36 27,00 136,478 245 923 155,600 241 885 131,408 245 922

246 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 10 2 9,50 10 3 9,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 4 2,00 28 13 24,75 133,400 246 928 160,045 237 865 131,010 246 924

247 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 10 4 9,00 11 12 8,00 1 7 -0,75 3 11 0,25 4 16 0,00 29 50 16,50 129,728 247 930 151,275 246 905 125,113 247 930

248 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 0 0,00
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

1 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 39 0 39,00 34 5 32,75 73 5 71,75 230,745 3 62 205 426,055 1 1 1 309,535 1 10 13

2 0 CELAL SERDAR 12S 35 4 34,00 34 6 32,50 69 10 66,50 223,263 7 75 246 408,383 2 2 2 291,368 4 20 25

3 0 SEZGİN  M 37 3 36,25 38 2 37,50 75 5 73,75 213,543 9 90 293 407,903 1 3 3 284,098 2 25 32

4 0 NEHİR BAHRİŞ 12 35 5 33,75 28 12 25,00 63 17 58,75 227,110 6 65 219 400,920 1 4 4 298,125 3 14 18

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 31 9 28,75 66 14 62,50 228,510 4 64 210 398,283 3 5 5 296,100 2 16 20

6 0 IRMAK GÜNER  M 36 4 35,00 25 15 21,25 61 19 56,25 230,760 5 61 204 385,418 2 6 6 301,905 1 12 16

7 0 NUR ALTUNTAŞ  M 30 4 29,00 33 6 31,50 63 10 60,50 209,013 12 106 331 381,760 3 7 8 273,848 5 35 52

8 0 M TAHA KARAKÖSE 12 34 5 32,75 31 9 28,75 65 14 61,50 216,848 7 82 270 379,900 2 8 9 284,733 4 24 31

9 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 35 2 34,50 28 8 26,00 63 10 60,50 211,195 14 97 308 373,715 4 9 10 285,840 5 23 30

10 0 ARDA EKEN  MS 32 5 30,75 31 9 28,75 63 14 59,50 214,883 6 88 284 372,058 1 10 11 275,748 1 31 45

11 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 39 1 38,75 35 5 33,75 74 6 72,50 176,552 44 174 544 368,470 5 11 12 252,795 16 71 125

12 0 BERRAK ŞEKER 12S 40 0 40,00 33 7 31,25 73 7 71,25 176,552 44 174 544 368,320 6 12 13 256,270 14 66 113

13 0 ÖMER SALİH 12S 34 6 32,50 28 12 25,00 62 18 57,50 209,410 16 104 326 366,683 7 13 14 272,875 6 37 55

14 0 BEYZANUR YAMAN 12S 31 6 29,50 26 12 23,00 57 18 52,50 226,523 5 66 221 364,365 8 14 15 294,043 3 18 22

15 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 7 29,25 29 10 26,50 60 17 55,75 212,485 12 94 300 361,818 9 15 16 269,795 7 42 66

16 0 MELİS SOLAK 12A 33 5 31,75 24 13 20,75 57 18 52,50 216,883 1 81 269 358,975 1 16 17 284,083 1 26 33

17 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 38 2 37,50 32 8 30,00 70 10 67,50 176,552 44 174 544 357,195 10 17 18 249,320 18 77 138

18 0 BELİNAY 12S 29 4 28,00 24 16 20,00 53 20 48,00 213,333 11 91 294 347,748 11 18 21 267,893 8 46 74

19 0 YİĞİT USTA 12 33 6 31,50 34 6 32,50 67 12 64,00 176,552 12 174 544 345,340 3 19 22 242,370 9 86 160

20 0 AYBERK ŞAM  M 31 6 29,50 21 15 17,25 52 21 46,75 210,518 10 100 313 344,008 4 20 23 274,718 4 32 48

21 0 ARDA K  MS 25 4 24,00 27 11 24,25 52 15 48,25 212,633 7 93 298 341,643 2 21 25 268,563 3 43 71

22 0 ARDA PALALI 12S 29 8 27,00 24 14 20,50 53 22 47,50 212,448 13 95 302 341,430 12 22 26 265,588 9 50 80

23 0 FERAYE UYAR 12 28 6 26,50 24 11 21,25 52 17 47,75 209,528 8 103 325 340,003 4 23 28 270,908 6 40 62

24 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 9 23,75 23 10 20,50 49 19 44,25 223,695 2 73 241 339,563 3 24 29 274,445 2 34 51

25 0 İREM ÇELİK 12S 24 3 23,25 25 14 21,50 49 17 44,75 215,460 10 87 283 329,868 13 25 38 261,055 11 58 93

26 0 DAMLA KİŞİN  M 25 2 24,50 19 18 14,50 44 20 39,00 218,618 8 79 264 329,843 5 26 39 262,248 7 55 88

27 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 25 2 24,50 22 10 19,50 47 12 44,00 204,915 9 116 357 327,730 4 27 42 259,890 6 59 96

28 0 IŞIL ELMAS  M 31 7 29,25 19 14 15,50 50 21 44,75 199,273 16 129 386 323,688 6 28 44 252,668 8 72 126

29 0 BEYZANUR AYDIN  M 22 6 20,50 28 7 26,25 50 13 46,75 200,853 15 127 379 322,743 7 29 45 250,823 9 74 132

30 0 NACİYE YÜKSEL 12E 32 7 30,25 32 4 31,00 64 11 61,25 303,918 7 9 34 319,218 1 30 46 378,410 2 2 2

                                                1 / 8



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

31 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 27 11 24,25 33 1 32,75 60 12 57,00 281,328 11 16 60 318,903 2 31 47 355,733 6 6 6

32 0 PINAR YILMAZ 12S 18 6 16,50 24 13 20,75 42 19 37,25 220,355 8 77 256 318,458 14 32 48 252,915 15 70 123

33 0 SENA ŞENKUL 12S 19 12 16,00 23 12 20,00 42 24 36,00 223,278 6 74 245 318,450 15 33 49 264,973 10 51 81

34 0 ALİ YASİN 12C 1 0 1,00 29 3 28,25 26 14 22,50 56 17 51,75 179,582 1 170 528 318,310 1 34 50 240,645 1 89 164

35 0 İCLAL SEVER  MS 23 5 21,75 18 16 14,00 41 21 35,75 215,878 4 84 279 316,395 5 35 51 268,443 4 44 72

36 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 28 7 26,25 29 10 26,50 57 17 52,75 176,552 44 174 544 315,725 16 36 52 227,080 28 112 235

37 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 23 3 22,25 15 17 10,75 38 20 33,00 207,768 17 109 337 313,480 17 37 53 258,663 12 62 102

38 0 BURCU CEYHAN 12S 19 2 18,50 17 11 14,25 36 13 32,75 215,918 9 83 278 309,685 18 38 55 257,373 13 63 108

39 0 ZEYNEP ERBAY  MS 18 3 17,25 20 11 17,25 38 14 34,50 218,155 3 80 266 309,040 6 39 56 261,070 5 57 92

40 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 22 2 21,50 18 10 15,50 40 12 37,00 207,230 8 110 340 308,650 7 40 57 258,810 7 61 101

41 0 İDİL Y 12E 36 4 35,00 27 12 24,00 63 16 59,00 324,803 4 5 20 305,843 3 41 58 378,470 1 1 1

42 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 30 5 28,75 21 18 16,50 51 23 45,25 176,552 24 174 544 303,975 8 42 59 230,555 11 106 211

43 0 BERK ÖZYÜREK 12S 17 9 14,75 26 10 23,50 43 19 38,25 201,808 22 124 375 303,218 19 43 60 239,298 22 92 173

44 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 24 5 22,75 57 12 54,00 313,163 5 6 23 302,440 4 44 62 367,115 3 3 3

45 0 SUDE KÜÇÜK 12S 18 6 16,50 20 12 17,00 38 18 33,50 201,613 23 125 377 301,870 20 45 64 236,323 24 94 182

46 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 26 4 25,00 26 12 23,00 52 16 48,00 175,213 35 212 591 301,525 9 46 65 230,528 12 107 212

47 0 ALPER ARSLAN 12S 22 13 18,75 21 17 16,75 43 30 35,50 198,085 26 132 396 300,223 21 47 68 236,130 25 96 185

48 0 EMİR YALÇIN 12S 12 4 11,00 29 8 27,00 41 12 38,00 196,890 27 137 405 298,588 22 48 70 224,480 33 122 253

49 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 19 4 18,00 16 6 14,50 35 10 32,50 204,303 19 117 358 296,510 23 49 71 248,833 19 78 139

50 0 HAVİN İREM CURKA  MS 26 10 23,50 24 12 21,00 50 22 44,50 176,552 24 174 544 296,235 10 50 72 224,995 16 118 246

51 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 6 31,50 23 7 21,25 56 13 52,75 309,605 6 7 28 294,220 5 51 74 359,260 5 5 5

52 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 20 4 19,00 15 13 11,75 35 17 30,75 201,348 24 126 378 291,023 24 52 77 242,998 20 85 158

53 0 ÖMER ÜNSAL 12 25 6 23,50 23 13 19,75 48 19 43,25 176,552 12 174 544 290,940 5 53 78 224,300 11 123 256

54 0 SİDRE KIZILT*  MS 20 11 17,25 23 12 20,00 43 23 37,25 186,775 18 158 477 290,858 11 54 79 225,135 15 117 245

55 0 HATİCE ERGÜNEN   20 4 19,00 14 11 11,25 34 15 30,25 202,918 4 122 368 290,498 1 55 80 252,958 3 69 122

56 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 34 6 32,50 26 0 26,00 60 6 58,50 293,578 8 11 43 288,038 6 56 84 360,765 4 4 4

57 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 14 5 12,75 22 13 18,75 36 18 31,50 205,770 18 111 347 285,748 25 57 87 233,670 27 100 194

58 0 SÜEDA COŞAN 12 31 7 29,25 20 4 19,00 51 11 48,25 300,293 3 10 36 285,553 6 58 88 351,025 1 7 7

59 0 NURSEL KILIÇ 12S 20 5 18,75 16 17 11,75 36 22 30,50 198,098 25 131 395 285,415 26 59 89 239,618 21 90 167

60 0 ŞEVVAL SARA 12S 21 7 19,25 11 16 7,00 32 23 26,25 203,020 20 120 366 284,243 27 60 90 249,575 17 75 136
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

61 0 ESMA TOPTAŞ 12S 23 6 21,50 14 14 10,50 37 20 32,00 192,445 32 148 443 282,088 28 61 94 238,660 23 93 175

62 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 19 4 18,00 17 13 13,75 36 17 31,75 188,748 11 153 462 281,538 7 62 95 233,433 10 101 196

63 0 BERAT AK 12B 26 14 22,50 19 20 14,00 45 34 36,50 176,552 1 174 544 280,270 1 63 98 228,470 1 111 225

64 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 12 4 11,00 17 14 13,50 29 18 24,50 209,645 15 102 323 273,925 29 64 103 234,905 26 97 190

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 14 6 12,50 14 17 9,75 28 23 22,25 205,163 14 113 352 272,485 8 65 105 232,338 12 104 203

66 0 EMİN PALA  MS 16 10 13,50 18 15 14,25 34 25 27,75 193,205 15 146 432 271,820 12 66 107 226,930 13 113 236

67 0 BELİNAY DAĞLI 12S 19 5 17,75 11 12 8,00 30 17 25,75 188,468 35 155 466 271,723 30 67 108 226,888 29 114 237

68 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 21 11 18,25 15 19 10,25 36 30 28,50 195,545 11 138 421 271,365 13 68 109 226,560 14 116 239

69 0 TALHA GÜRCAN  M 19 4 18,00 15 9 12,75 34 13 30,75 191,860 19 149 447 271,083 9 69 110 224,840 14 121 250

70 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 20 7 18,25 13 18 8,50 33 25 26,75 194,523 14 143 428 269,090 14 70 112 234,543 8 98 192

71 0 EMİR GÜNEŞ 12S 14 6 12,50 9 7 7,25 23 13 19,75 194,995 28 142 427 267,498 31 71 114 226,695 30 115 238

72 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 16 10 13,50 13 17 8,75 29 27 22,25 202,620 21 123 370 266,103 32 72 116 224,850 32 120 249

73 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 17 4 16,00 20 19 15,25 37 23 31,25 176,552 1 174 544 265,665 1 73 117 206,230 1 152 387

74 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 13 1 12,75 16 12 13,00 29 13 25,75 185,240 21 163 493 263,848 15 74 122 214,515 18 130 324

75 0 AYŞE KAVKACI 12S 17 8 15,00 17 10 14,50 34 18 29,50 180,975 39 167 517 263,360 33 75 123 208,710 39 143 363

76 11208 AZRA MOLLA 12S 10 3 9,25 26 13 22,75 36 16 32,00 176,552 44 174 544 262,890 34 76 126 198,585 42 165 438

77 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 20 11 17,25 17 12 14,00 37 23 31,25 176,552 44 174 544 262,385 35 77 128 218,740 34 127 288

78 0 RABİA Fİ AN  MS 19 15 15,25 10 24 4,00 29 39 19,25 202,978 10 121 367 261,470 16 78 129 234,253 9 99 193

79 0 EGE GÜVEN 12S 19 11 16,25 7 11 4,25 26 22 20,50 188,593 34 154 465 260,680 36 79 130 224,938 31 119 247

80 0 SUDE TEPECİK 12S 12 6 10,50 17 14 13,50 29 20 24,00 193,938 30 145 431 260,028 37 80 132 215,183 35 128 313

81 0 EMİNE AKKOYUN 12S 13 4 12,00 16 12 13,00 29 16 25,00 189,058 33 152 460 258,833 38 81 135 214,293 36 132 326

82 0 MUSTAFA  MS 17 5 15,75 17 14 13,50 34 19 29,25 176,552 24 174 544 255,025 17 82 143 208,315 19 145 367

83 0 SILA DİLBAZ  MS 14 4 13,00 11 8 9,00 25 12 22,00 195,293 12 139 423 250,408 18 83 152 222,833 17 125 270

84 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 3 0 3,00 12 6 10,50 20 11 17,25 35 17 30,75 185,642 37 161 489 248,530 39 84 154 208,700 40 144 364

85 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 18 8 16,00 7 12 4,00 25 20 20,00 176,552 44 174 544 247,765 40 85 156 209,010 38 142 362

86 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 33 5 31,75 19 2 18,50 52 7 50,25 273,717 15 23 78 247,725 7 86 157 319,372 7 9 11

87 0 MUSTAFA KÖSE  MS 8 8 6,00 13 22 7,50 21 30 13,50 191,310 16 150 451 246,768 19 87 158 202,725 25 157 413

88 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 11 4 10,00 14 6 12,50 25 10 22,50 185,428 20 162 492 246,025 20 88 161 207,068 20 149 377

89 0 CANSU EREN  MS 7 1 6,75 9 5 7,75 13 11 10,25 29 17 24,75 215,525 5 85 281 245,403 21 89 164 232,668 10 103 202

90 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 17 13 13,75 24 14 20,50 176,552 44 174 544 243,025 41 90 170 191,635 45 174 488
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

91 0 ARDA YILDIRIM   0 1 -0,25 15 2 14,50 9 15 5,25 24 18 19,50 174,765 5 213 595 242,708 2 91 171 211,328 4 137 348

92 0 FULYA TOPRAKÇI 12 36 3 35,25 10 6 8,50 46 9 43,75 304,975 2 8 32 242,233 8 92 174 329,475 2 8 8

93 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 8 4 7,00 4 8 2,00 12 12 9,00 197,923 17 133 397 241,318 10 93 176 214,433 15 131 325

94 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 13 14 9,50 13 21 7,75 26 35 17,25 186,555 36 159 480 240,548 42 94 178 200,590 41 161 425

95 0 HATİCE ATASOY  MS 8 5 6,75 9 22 3,50 17 27 10,25 195,223 13 141 425 239,823 22 95 181 206,778 21 150 380

96 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 28 9 25,75 11 6 9,50 39 15 35,25 270,553 16 24 88 238,905 8 96 184 294,535 11 17 21

97 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 10 10,50 10 19 5,25 23 29 15,75 184,833 22 164 495 238,595 23 97 186 202,273 26 159 417

98 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 15 2 14,50 6 11 3,25 21 13 17,75 174,023 26 214 598 237,808 11 98 190 196,663 19 168 454

99 0 FETTUMA GÜLEL  M 12 4 11,00 15 17 10,75 27 21 21,75 178,368 21 172 533 237,525 12 99 192 205,328 18 153 394

100 0 EMİRHAN BOZ  MS 15 7 13,25 5 12 2,00 20 19 15,25 175,800 34 211 585 236,065 24 100 194 200,575 27 162 426

101 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 10 12 7,00 19 16 15,00 29 28 22,00 176,552 24 174 544 236,000 25 101 195 187,465 30 183 528

102 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 6 0 6,00 13 15 9,25 19 15 15,25 186,005 19 160 487 235,693 26 102 196 199,325 28 164 436

103 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 16 7 14,25 7 16 3,00 23 23 17,25 173,558 36 216 604 234,398 27 103 201 206,603 22 151 382

104 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 29 10 26,50 11 2 10,50 40 12 37,00 266,098 3 28 100 233,905 1 104 204 283,668 2 27 34

105 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 23 15 19,25 10 8 8,00 33 23 27,25 249,385 22 38 136 233,705 9 105 205 271,215 17 39 61

106 0 İREMNAZ  MS 12 3 11,25 10 10 7,50 22 13 18,75 176,552 24 174 544 232,370 28 106 209 204,145 24 156 400

107 0 ECEM ARSLAN 12E 34 6 32,50 11 3 10,25 45 9 42,75 280,215 13 18 64 230,013 10 107 217 305,935 8 11 15

108 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 10 6 8,50 11 18 6,50 21 24 15,00 180,535 40 168 522 228,920 43 108 218 195,055 44 170 467

109 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 7 3,25 3 4 2,00 8 11 5,25 193,070 31 147 434 228,288 44 109 222 196,205 43 169 459

110 0 BEYZA ORTA 12E 31 7 29,25 6 10 3,50 37 17 32,75 286,563 10 14 52 228,273 11 110 223 298,613 9 13 17

111 0 FEYZA ERGÜL  MS 7 4 6,00 9 10 6,50 16 14 12,50 187,463 17 156 473 227,983 29 111 225 192,493 29 173 482

112 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 7 2 6,50 5 4 4,00 12 6 10,50 176,552 44 174 544 225,565 45 112 235 185,380 53 189 554

113 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 17 18,75 13 13 9,75 36 30 28,50 235,760 32 56 185 225,455 12 113 236 257,123 22 64 109

114 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 8 9 5,75 9 14 5,50 17 23 11,25 176,552 44 174 544 224,450 46 114 239 188,855 47 178 513

115 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 23 14 19,50 10 2 9,50 33 16 29,00 237,073 1 55 181 223,283 1 115 245 257,103 1 65 110

116 0 DOĞA AYAR 12E 26 10 23,50 9 7 7,25 35 17 30,75 253,853 19 33 123 222,545 13 116 248 273,763 16 36 53

117 0 TUBA YAKIN  ME 30 7 28,25 10 5 8,75 40 12 37,00 262,924 5 30 111 220,910 2 117 261 286,665 1 21 28

118 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 6 5 4,75 6 13 2,75 12 18 7,50 178,910 42 171 531 220,600 47 118 262 185,725 52 188 549

119 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 10 18 5,50 10 22 4,50 20 40 10,00 182,143 38 166 508 219,778 48 119 264 186,983 50 186 535

120 0 SERRA ÖZMEN 12E 23 15 19,25 7 3 6,25 30 18 25,50 240,895 28 50 166 219,763 14 120 265 254,115 23 68 119
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

121 0 BELEN SARI 12E 29 5 27,75 5 1 4,75 8 1 7,75 42 7 40,25 277,343 14 22 73 219,318 15 121 266 281,133 14 28 37

122 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 8 2 7,50 5 4 4,00 14 13 10,75 27 19 22,25 194,405 29 144 429 219,205 49 122 267 178,870 57 200 605

123 0 ÇINAR BİRCAN 12 11 9 8,75 7 18 2,50 18 27 11,25 171,610 15 219 614 218,205 9 123 269 190,685 13 175 491

124 0 EMİR ÜRAL 12S 9 2 8,50 3 10 0,50 12 12 9,00 175,818 60 210 584 217,210 50 124 276 190,188 46 176 499

125 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 5 2 4,50 13 9 10,75 18 11 15,25 176,552 44 174 544 216,675 51 125 282 185,380 53 189 554

126 0 ECE BİNGÖL 12S 8 3 7,25 13 7 11,25 21 10 18,50 171,783 62 218 612 216,143 52 126 285 188,098 48 179 520

127 0 ADA YALÇIN 12E 35 4 34,00 9 8 7,00 44 12 41,00 280,447 12 17 63 215,720 16 127 288 297,842 10 15 19

128 0 GÜLÜMSE R 12E 32 7 30,25 7 3 6,25 39 10 36,50 269,027 17 25 92 213,860 17 128 299 286,025 13 22 29

129 0 AZRA GÜNAL 12 30 10 27,50 7 4 6,00 8 7 6,25 45 21 39,75 278,523 4 20 69 213,708 10 129 301 277,100 5 30 43

130 0 ARDA ÇEKİM 12E 35 5 33,75 30 10 27,50 7 3 6,25 72 18 67,50 362,900 1 1 1 212,848 18 130 303 293,560 12 19 23

131 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 4 1 3,75 11 13 7,75 15 14 11,50 176,552 2 174 544 211,930 2 131 306 177,735 2 201 618

132 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 8 3 7,25 8 7 6,25 45 21 39,75 277,435 2 21 72 211,893 3 132 307 270,288 3 41 63

133 0 ATAKAN ATEŞ 12S 8 14 4,50 14 22 8,50 22 36 13,00 168,378 68 227 636 211,315 53 133 315 165,798 68 228 725

134 0 EA  MS 7 7 5,25 2 18 -2,50 9 25 2,75 176,552 24 174 544 211,280 30 134 316 187,465 30 183 528

135 0 DİLVİN AVCAN 12 26 8 24,00 6 4 5,00 32 12 29,00 249,849 5 37 134 210,335 11 135 322 262,692 8 53 86

136 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 8 7 6,25 9 10 6,50 17 17 12,75 176,303 25 208 581 210,130 13 136 326 187,913 21 180 521

137 0 ESRA AKSU 12S 2 1 1,75 6 3 5,25 9 22 3,50 17 26 10,50 177,558 43 173 537 209,693 54 137 329 186,430 51 187 542

138 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 4 4,00 9 5 7,75 14 9 11,75 176,223 33 209 582 209,480 31 138 331 183,653 32 194 568

139 0 NAZ OKKA 12E 27 11 24,25 6 5 4,75 33 16 29,00 250,879 21 36 131 209,460 19 139 332 261,657 21 56 90

140 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 12 25,00 5 2 4,50 33 14 29,50 253,207 20 34 126 208,925 20 140 339 264,775 20 52 83

141 0 TAN ŞENER 12 6 6 4,50 10 21 4,75 16 27 9,25 169,070 16 224 633 208,488 12 141 343 177,640 15 204 624

142 0 UMUT EGE * BİL 12E 24 13 20,75 6 7 4,25 30 20 25,00 239,742 30 52 170 207,965 21 142 346 248,025 25 80 145

143 0 RÜMEYSA K   30 9 27,75 11 4 10,00 41 13 37,75 245,713 1 41 151 207,820 3 143 347 272,323 1 38 58

144 0 BEGÜM KIRTOK 12E 24 12 21,00 4 2 3,50 9 6 7,50 37 20 32,00 242,253 25 46 162 207,683 22 144 348 251,493 24 73 129

145 0 SILA   25 10 22,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 30 15 26,25 244,369 2 43 157 207,515 4 145 352 254,960 2 67 118

146 0 NİL TURBİL  M 29 10 26,50 5 4 4,00 7 8 5,00 41 22 35,50 266,103 3 27 99 207,225 14 146 353 267,648 6 47 75

147 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 4 9 1,75 3 7 1,25 36 25 29,75 261,510 18 31 113 206,860 23 147 356 265,723 19 49 77

148 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 3 3 2,25 10 8 8,00 13 11 10,25 171,828 61 217 611 206,550 55 148 360 169,378 62 219 694

149 0 MERT ARSLAN  ME 24 16 20,00 6 9 3,75 30 25 23,75 237,394 10 54 180 206,300 4 149 361 242,132 8 87 161

150 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 3 5 1,75 7 10 4,50 4 2 3,50 3 10 0,50 17 27 10,25 195,264 10 140 424 206,150 13 150 364 188,945 14 177 512
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

151 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 23 10 20,50 4 3 3,25 27 13 23,75 238,909 31 53 174 205,400 24 151 372 246,515 28 83 150

152 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 27 10 24,50 5 8 3,00 32 18 27,50 251,619 6 35 129 204,695 5 152 377 258,947 5 60 99

153 0 ELA SEVER 12E 24 11 21,25 4 4 3,00 28 15 24,25 241,024 27 48 164 204,695 25 152 377 247,995 26 81 146

154 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 2 7 0,25 7 14 3,50 176,552 22 174 544 204,665 15 154 379 181,905 23 196 581

155 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 3 3,25 8 7 6,25 12 10 9,50 168,550 67 226 635 204,285 56 155 382 173,635 60 211 666

156 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 8 7 6,25 11 16 7,00 19 23 13,25 171,170 63 220 618 204,005 57 156 384 181,200 56 197 588

157 0 ALİ BİNİCİ 12S 9 3 8,25 7 7 5,25 16 10 13,50 154,293 70 236 810 203,455 58 157 388 167,188 66 225 710

158 0 ESMA  KARA  M 13 11 10,25 4 7 2,25 17 18 12,50 207,782 13 108 336 202,580 16 159 394 211,470 16 136 345

159 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 2 6 0,50 10 6 8,50 12 21 6,75 24 33 15,75 158,115 18 231 726 202,423 14 160 398 177,425 16 205 628

160 0 HİLAL YILMAZ  M 25 10 22,50 3 4 2,00 28 14 24,50 245,234 4 42 153 201,875 17 161 401 249,562 10 76 137

161 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 2 1,50 4 9 1,75 6 11 3,25 176,552 44 174 544 201,680 59 162 402 174,955 59 209 659

162 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 4 9 1,75 5 13 1,75 9 22 3,50 176,552 44 174 544 201,255 60 164 406 170,785 61 216 684

163 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 3 5 1,75 2 13 -1,25 5 18 0,50 176,552 24 174 544 200,435 33 165 408 177,735 34 201 618

164 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 3 7 1,25 6 9 3,75 9 16 5,00 170,340 65 222 623 200,163 61 166 410 165,745 69 229 726

165 0 SILA SÜZ  ME 30 9 27,75 8 7 6,25 38 16 34,00 248,095 8 40 145 200,103 6 167 412 262,283 4 54 87

166 0 SUDE DİNÇ  MS 4 5 2,75 6 8 4,00 10 13 6,75 163,990 38 230 665 199,860 34 168 414 168,230 38 222 701

167 0 GÜLSEN ATAMAL  M 1 3 0,25 2 7 0,25 3 10 0,50 176,552 22 174 544 199,305 18 169 419 173,565 25 212 667

168 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 2 1 1,75 3 1 2,75 4 7 2,25 9 9 6,75 179,875 41 169 527 198,820 62 170 423 183,973 55 193 565

169 0 ONUR SEVGİ 12S 15 9 12,75 17 3 16,25 2 8 0,00 5 10 2,50 39 30 31,50 266,192 1 26 98 198,485 63 171 425 213,922 37 133 330

170 0 GÜL BATI 12E 25 10 22,50 3 6 1,50 28 16 24,00 243,193 23 44 159 198,483 27 172 426 246,758 27 82 149

171 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 15 18 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 26 14,50 218,814 7 78 263 198,350 19 173 427 208,007 17 147 370

172 0 İPEK GÜNBAY  ME 17 19 12,25 3 9 0,75 20 28 13,00 213,907 17 89 290 198,350 7 173 427 213,645 13 134 334

173 0 EFE ALTAN  ME 4 3 3,25 17 12 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 23 21 17,75 230,982 12 60 202 197,705 8 175 431 183,042 22 195 573

174 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 3 8 1,00 3 16 -1,00 6 24 0,00 176,552 44 174 544 197,220 64 176 432 177,040 58 206 630

175 0 HİLAL TEKİN  MS 5 6 3,50 11 12 8,00 16 18 11,50 164,435 37 229 662 197,113 35 177 433 170,075 37 218 688

176 0 METE BİÇİCİ 12S 3 16 -1,00 9 24 3,00 12 40 2,00 176,552 44 174 544 197,080 65 178 434 168,700 63 220 698

177 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 32 5 30,75 28 4 27,00 3 2 2,50 63 11 60,25 348,238 1 3 4 196,780 15 179 438 265,853 7 48 76

178 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 12 24 6,00 11 9 8,75 2 8 0,00 25 41 14,75 221,119 16 76 254 196,405 9 180 443 192,695 19 172 480

179 0 ÖZNUR SALTIK  ME 22 15 18,25 13 7 11,25 2 9 -0,25 37 31 29,25 265,752 4 29 101 195,530 11 194 461 229,867 10 108 216

180 0 ZEYNEP B  ME 20 15 16,25 0 1 -0,25 20 16 16,00 226,237 13 68 224 195,530 11 194 461 223,632 11 124 261
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

181 0 KADİR DENİZLİ   14 15 10,25 0 1 -0,25 14 16 10,00 208,217 3 107 334 195,530 5 194 461 204,980 5 154 396

182 0 ADA ÖLMEZ   6 33 -2,25 4 17 -0,25 10 50 -2,50 169,752 6 223 626 195,530 5 194 461 165,130 6 230 731

183 0 UĞUR BATU KATIL  MS 12 8 10,00 9 11 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 23 25 16,75 225,672 1 71 230 195,000 36 198 469 204,402 23 155 398

184 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 7 22,25 3 0 3,00 5 6 3,50 32 13 28,75 242,285 24 45 161 194,470 34 200 475 241,248 29 88 162

185 0 EFE NAYAN 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 176,552 12 174 544 194,090 17 201 477 171,480 17 215 681

186 0 ELİF AYDIN 12E 23 8 21,00 1 8 -1,00 24 16 20,00 240,332 29 51 167 193,415 35 202 481 236,155 30 95 184

187 0 BEYZANUR AĞIR 12S 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 9 20 4,00 16 24 10,00 176,508 59 207 577 193,075 66 203 482 167,585 65 224 708

188 0 ELİF AN  ME 27 12 24,00 12 3 11,25 1 7 -0,75 40 22 34,50 282,010 1 15 58 192,673 14 204 485 244,753 7 84 155

189 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 1 2 0,50 4 8 2,00 5 10 2,50 170,953 64 221 622 191,748 67 205 495 168,473 64 221 699

190 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 17 8 15,00 4 1 3,75 1 0 1,00 22 9 19,75 225,808 15 70 228 190,838 15 206 508 214,948 12 129 317

191 0 ZEHRA İKAN 12E 24 14 20,50 2 9 -0,25 26 23 20,25 234,858 33 57 188 190,810 36 207 509 229,795 32 109 218

192 0 IRMAK SEMERCİ  ME 23 8 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 30 11 27,25 231,920 11 59 200 189,875 16 208 516 232,905 9 102 199

193 0 BEYZA ÇETİN 12E 15 25 8,75 10 10 7,50 6 34 -2,50 31 69 13,75 226,399 36 67 222 189,610 37 209 522 196,790 39 167 453

194 0 EMİRHAN AKIN  MS 1 3 0,25 3 17 -1,25 4 20 -1,00 176,552 24 174 544 188,735 37 210 527 173,565 35 212 667

195 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 10 26,50 4 3 3,25 33 13 29,75 240,950 9 49 165 187,713 17 211 539 248,640 6 79 142

196 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 5 5 3,75 2 6 0,50 7 11 4,25 154,918 39 234 804 187,660 38 212 540 160,933 39 232 774

197 0 ELİF YILDIRIM  MS 1 7 -0,75 3 20 -2,00 4 27 -2,75 176,552 24 174 544 186,530 39 213 550 170,785 36 216 684

198 0 BAŞAK UYAN 12S 5 4 4,00 4 8 2,00 9 12 6,00 151,395 72 238 820 185,520 68 215 558 157,965 71 234 791

199 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 6 2 5,50 1 5 -0,25 7 7 5,25 149,340 73 239 831 183,060 69 216 584 160,010 70 233 779

200 0 MİLAY GAMZE KURU  M 27 12 24,00 19 15 15,25 1 3 0,25 6 34 -2,50 53 64 37,00 286,600 1 13 51 182,038 25 217 598 239,575 11 91 168

201 0 EYLÜL TEZER 12E 20 13 16,75 1 4 0,00 21 17 16,75 212,285 38 96 305 180,085 38 218 622 209,918 34 139 354

202 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 20 13 16,75 0 1 -0,25 20 14 16,50 212,965 18 92 296 179,880 19 219 627 209,908 16 140 356

203 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 18 20 13,00 1 0 1,00 19 20 14,00 197,378 24 134 400 179,563 20 220 632 197,268 18 166 447

204 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 4 4 3,00 5 15 1,25 9 19 4,25 152,288 71 237 817 176,893 70 222 658 150,558 72 236 845

205 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 3 10 0,50 7 16 3,00 10 26 3,50 156,280 69 233 748 175,680 71 224 678 150,520 73 237 846

206 0 MELİH  M 26 8 24,00 2 0 2,00 28 8 26,00 224,965 6 72 234 175,515 26 225 681 228,610 13 110 223

207 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 3 3 2,25 4 8 2,00 7 11 4,25 148,955 74 240 833 175,293 72 226 687 146,410 74 239 865

208 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 10 18,50 6 2 5,50 27 12 24,00 196,990 43 135 403 174,078 39 227 704 209,393 35 141 358

209 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 16 19,00 3 1 2,75 26 17 21,75 204,968 22 115 355 173,278 23 228 710 210,000 15 138 353

210 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 2 0,50 9 17 4,75 10 19 5,25 141,460 28 243 907 169,478 27 229 749 137,960 28 243 904
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

211 0 DİCLE KAYA  MS 0 2 -0,50 4 9 1,75 4 11 1,25 154,500 40 235 807 169,368 40 230 750 148,680 40 238 860

212 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 2 7 0,25 9 19 4,25 11 26 4,50 148,093 20 241 839 166,960 18 231 769 144,823 19 240 874

213 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 3 2 2,50 5 16 1,00 8 18 3,50 142,198 75 242 905 164,148 74 234 830 144,278 75 241 876

214 0 ASYA SU YAVUZ 12E 13 9 10,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 6 0,50 21 21 15,75 187,260 44 157 474 163,518 40 235 833 173,805 43 210 665

215 0 CEYLİN İBAR 12S 9 4 8,00 2 8 0,00 3 15 -0,75 14 27 7,25 169,055 66 225 634 160,573 75 236 861 165,853 67 227 723

216 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 3 0 3,00 3 4 2,00 6 4 5,00 133,400 78 246 928 160,045 76 237 865 131,010 78 246 924

217 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 3 3 2,25 3 10 0,50 6 13 2,75 141,205 76 244 909 159,520 77 238 868 136,990 76 244 908

218 0 NAZ METİN 12 15 22 9,50 1 1 0,75 16 23 10,25 167,278 17 228 643 158,093 19 239 873 166,103 18 226 720

219 0 DİLAY YÜKSEL 12E 15 8 13,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 22 18 17,50 198,930 42 130 389 158,050 41 240 874 176,980 42 207 631

220 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 7 9 4,75 7 9 4,75 136,478 77 245 923 155,600 78 241 885 131,408 77 245 922

221 0 SAİME GÖVŞEN  M 12 16 8,00 8 14 4,50 1 4 0,00 21 34 12,50 174,003 27 215 599 154,910 28 242 888 157,800 27 235 792

222 0 ECE CİHANKAYA 12E 13 11 10,25 11 4 10,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 24 20 19,00 200,630 41 128 380 153,215 42 243 898 163,420 44 231 753

223 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 20 19 15,25 17 23 11,25 0 2 -0,50 37 44 26,00 215,498 37 86 282 152,638 43 244 902 177,653 41 203 620

224 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 3 11 0,25 4 16 0,00 7 27 0,25 129,728 2 247 930 151,275 2 246 905 125,113 2 247 930
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

1 0 İDİL Y 12E 36 4 35,00 27 12 24,00 63 16 59,00 324,803 4 5 20 305,843 3 41 58 378,470 1 1 1

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 32 7 30,25 32 4 31,00 64 11 61,25 303,918 7 9 34 319,218 1 30 46 378,410 2 2 2

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 24 5 22,75 57 12 54,00 313,163 5 6 23 302,440 4 44 62 367,115 3 3 3

4 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 34 6 32,50 26 0 26,00 60 6 58,50 293,578 8 11 43 288,038 6 56 84 360,765 4 4 4

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 6 31,50 23 7 21,25 56 13 52,75 309,605 6 7 28 294,220 5 51 74 359,260 5 5 5

6 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 27 11 24,25 33 1 32,75 60 12 57,00 281,328 11 16 60 318,903 2 31 47 355,733 6 6 6

7 0 SÜEDA COŞAN 12 31 7 29,25 20 4 19,00 51 11 48,25 300,293 3 10 36 285,553 6 58 88 351,025 1 7 7

8 0 FULYA TOPRAKÇI 12 36 3 35,25 10 6 8,50 46 9 43,75 304,975 2 8 32 242,233 8 92 174 329,475 2 8 8

9 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 33 5 31,75 19 2 18,50 52 7 50,25 273,717 15 23 78 247,725 7 86 157 319,372 7 9 11

10 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 39 0 39,00 34 5 32,75 73 5 71,75 230,745 3 62 205 426,055 1 1 1 309,535 1 10 13

11 0 ECEM ARSLAN 12E 34 6 32,50 11 3 10,25 45 9 42,75 280,215 13 18 64 230,013 10 107 217 305,935 8 11 15

12 0 IRMAK GÜNER  M 36 4 35,00 25 15 21,25 61 19 56,25 230,760 5 61 204 385,418 2 6 6 301,905 1 12 16

13 0 BEYZA ORTA 12E 31 7 29,25 6 10 3,50 37 17 32,75 286,563 10 14 52 228,273 11 110 223 298,613 9 13 17

14 0 NEHİR BAHRİŞ 12 35 5 33,75 28 12 25,00 63 17 58,75 227,110 6 65 219 400,920 1 4 4 298,125 3 14 18

15 0 ADA YALÇIN 12E 35 4 34,00 9 8 7,00 44 12 41,00 280,447 12 17 63 215,720 16 127 288 297,842 10 15 19

16 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 31 9 28,75 66 14 62,50 228,510 4 64 210 398,283 3 5 5 296,100 2 16 20

17 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 28 9 25,75 11 6 9,50 39 15 35,25 270,553 16 24 88 238,905 8 96 184 294,535 11 17 21

18 0 BEYZANUR YAMAN 12S 31 6 29,50 26 12 23,00 57 18 52,50 226,523 5 66 221 364,365 8 14 15 294,043 3 18 22

19 0 ARDA ÇEKİM 12E 35 5 33,75 30 10 27,50 7 3 6,25 72 18 67,50 362,900 1 1 1 212,848 18 130 303 293,560 12 19 23

20 0 CELAL SERDAR 12S 35 4 34,00 34 6 32,50 69 10 66,50 223,263 7 75 246 408,383 2 2 2 291,368 4 20 25

21 0 TUBA YAKIN  ME 30 7 28,25 10 5 8,75 40 12 37,00 262,924 5 30 111 220,910 2 117 261 286,665 1 21 28

22 0 GÜLÜMSE R 12E 32 7 30,25 7 3 6,25 39 10 36,50 269,027 17 25 92 213,860 17 128 299 286,025 13 22 29

23 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 35 2 34,50 28 8 26,00 63 10 60,50 211,195 14 97 308 373,715 4 9 10 285,840 5 23 30

24 0 M TAHA KARAKÖSE 12 34 5 32,75 31 9 28,75 65 14 61,50 216,848 7 82 270 379,900 2 8 9 284,733 4 24 31

25 0 SEZGİN  M 37 3 36,25 38 2 37,50 75 5 73,75 213,543 9 90 293 407,903 1 3 3 284,098 2 25 32

26 0 MELİS SOLAK 12A 33 5 31,75 24 13 20,75 57 18 52,50 216,883 1 81 269 358,975 1 16 17 284,083 1 26 33

27 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 29 10 26,50 11 2 10,50 40 12 37,00 266,098 3 28 100 233,905 1 104 204 283,668 2 27 34

28 0 BELEN SARI 12E 29 5 27,75 5 1 4,75 8 1 7,75 42 7 40,25 277,343 14 22 73 219,318 15 121 266 281,133 14 28 37

29 0 FATİH KURT  M 35 5 33,75 35 5 33,75 279,619 2 19 66 196,235 20 181 444 279,602 3 29 40

30 0 AZRA GÜNAL 12 30 10 27,50 7 4 6,00 8 7 6,25 45 21 39,75 278,523 4 20 69 213,708 10 129 301 277,100 5 30 43
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

31 0 ARDA EKEN  MS 32 5 30,75 31 9 28,75 63 14 59,50 214,883 6 88 284 372,058 1 10 11 275,748 1 31 45

32 0 AYBERK ŞAM  M 31 6 29,50 21 15 17,25 52 21 46,75 210,518 10 100 313 344,008 4 20 23 274,718 4 32 48

33 8 ZEYNEP AYDIN 12E 32 6 30,50 24 8 22,00 56 14 52,50 340,263 3 4 8 201,475 26 163 404 274,543 15 33 50

34 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 9 23,75 23 10 20,50 49 19 44,25 223,695 2 73 241 339,563 3 24 29 274,445 2 34 51

35 0 NUR ALTUNTAŞ  M 30 4 29,00 33 6 31,50 63 10 60,50 209,013 12 106 331 381,760 3 7 8 273,848 5 35 52

36 0 DOĞA AYAR 12E 26 10 23,50 9 7 7,25 35 17 30,75 253,853 19 33 123 222,545 13 116 248 273,763 16 36 53

37 0 ÖMER SALİH 12S 34 6 32,50 28 12 25,00 62 18 57,50 209,410 16 104 326 366,683 7 13 14 272,875 6 37 55

38 0 RÜMEYSA K   30 9 27,75 11 4 10,00 41 13 37,75 245,713 1 41 151 207,820 3 143 347 272,323 1 38 58

39 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 23 15 19,25 10 8 8,00 33 23 27,25 249,385 22 38 136 233,705 9 105 205 271,215 17 39 61

40 0 FERAYE UYAR 12 28 6 26,50 24 11 21,25 52 17 47,75 209,528 8 103 325 340,003 4 23 28 270,908 6 40 62

41 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 8 3 7,25 8 7 6,25 45 21 39,75 277,435 2 21 72 211,893 3 132 307 270,288 3 41 63

42 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 7 29,25 29 10 26,50 60 17 55,75 212,485 12 94 300 361,818 9 15 16 269,795 7 42 66

43 0 ARDA K  MS 25 4 24,00 27 11 24,25 52 15 48,25 212,633 7 93 298 341,643 2 21 25 268,563 3 43 71

44 0 İCLAL SEVER  MS 23 5 21,75 18 16 14,00 41 21 35,75 215,878 4 84 279 316,395 5 35 51 268,443 4 44 72

45 0 ELİF SU ÖZALP 12E 32 7 30,25 29 10 26,50 61 17 56,75 349,194 2 2 3 196,235 28 181 444 268,025 18 45 73

46 0 BELİNAY 12S 29 4 28,00 24 16 20,00 53 20 48,00 213,333 11 91 294 347,748 11 18 21 267,893 8 46 74

47 0 NİL TURBİL  M 29 10 26,50 5 4 4,00 7 8 5,00 41 22 35,50 266,103 3 27 99 207,225 14 146 353 267,648 6 47 75

48 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 32 5 30,75 28 4 27,00 3 2 2,50 63 11 60,25 348,238 1 3 4 196,780 15 179 438 265,853 7 48 76

49 0 KEMAL HORUZ 12E 29 9 26,75 4 9 1,75 3 7 1,25 36 25 29,75 261,510 18 31 113 206,860 23 147 356 265,723 19 49 77

50 0 ARDA PALALI 12S 29 8 27,00 24 14 20,50 53 22 47,50 212,448 13 95 302 341,430 12 22 26 265,588 9 50 80

51 0 SENA ŞENKUL 12S 19 12 16,00 23 12 20,00 42 24 36,00 223,278 6 74 245 318,450 15 33 49 264,973 10 51 81

52 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 28 12 25,00 5 2 4,50 33 14 29,50 253,207 20 34 126 208,925 20 140 339 264,775 20 52 83

53 0 DİLVİN AVCAN 12 26 8 24,00 6 4 5,00 32 12 29,00 249,849 5 37 134 210,335 11 135 322 262,692 8 53 86

54 0 SILA SÜZ  ME 30 9 27,75 8 7 6,25 38 16 34,00 248,095 8 40 145 200,103 6 167 412 262,283 4 54 87

55 0 DAMLA KİŞİN  M 25 2 24,50 19 18 14,50 44 20 39,00 218,618 8 79 264 329,843 5 26 39 262,248 7 55 88

56 0 NAZ OKKA 12E 27 11 24,25 6 5 4,75 33 16 29,00 250,879 21 36 131 209,460 19 139 332 261,657 21 56 90

57 0 ZEYNEP ERBAY  MS 18 3 17,25 20 11 17,25 38 14 34,50 218,155 3 80 266 309,040 6 39 56 261,070 5 57 92

58 0 İREM ÇELİK 12S 24 3 23,25 25 14 21,50 49 17 44,75 215,460 10 87 283 329,868 13 25 38 261,055 11 58 93

59 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 25 2 24,50 22 10 19,50 47 12 44,00 204,915 9 116 357 327,730 4 27 42 259,890 6 59 96

60 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 27 10 24,50 5 8 3,00 32 18 27,50 251,619 6 35 129 204,695 5 152 377 258,947 5 60 99
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

61 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 22 2 21,50 18 10 15,50 40 12 37,00 207,230 8 110 340 308,650 7 40 57 258,810 7 61 101

62 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 23 3 22,25 15 17 10,75 38 20 33,00 207,768 17 109 337 313,480 17 37 53 258,663 12 62 102

63 0 BURCU CEYHAN 12S 19 2 18,50 17 11 14,25 36 13 32,75 215,918 9 83 278 309,685 18 38 55 257,373 13 63 108

64 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 17 18,75 13 13 9,75 36 30 28,50 235,760 32 56 185 225,455 12 113 236 257,123 22 64 109

65 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 23 14 19,50 10 2 9,50 33 16 29,00 237,073 1 55 181 223,283 1 115 245 257,103 1 65 110

66 0 BERRAK ŞEKER 12S 40 0 40,00 33 7 31,25 73 7 71,25 176,552 44 174 544 368,320 6 12 13 256,270 14 66 113

67 0 SILA   25 10 22,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 30 15 26,25 244,369 2 43 157 207,515 4 145 352 254,960 2 67 118

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 23 15 19,25 7 3 6,25 30 18 25,50 240,895 28 50 166 219,763 14 120 265 254,115 23 68 119

69 0 HATİCE ERGÜNEN   20 4 19,00 14 11 11,25 34 15 30,25 202,918 4 122 368 290,498 1 55 80 252,958 3 69 122

70 0 PINAR YILMAZ 12S 18 6 16,50 24 13 20,75 42 19 37,25 220,355 8 77 256 318,458 14 32 48 252,915 15 70 123

71 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 39 1 38,75 35 5 33,75 74 6 72,50 176,552 44 174 544 368,470 5 11 12 252,795 16 71 125

72 0 IŞIL ELMAS  M 31 7 29,25 19 14 15,50 50 21 44,75 199,273 16 129 386 323,688 6 28 44 252,668 8 72 126

73 0 BEGÜM KIRTOK 12E 24 12 21,00 4 2 3,50 9 6 7,50 37 20 32,00 242,253 25 46 162 207,683 22 144 348 251,493 24 73 129

74 0 BEYZANUR AYDIN  M 22 6 20,50 28 7 26,25 50 13 46,75 200,853 15 127 379 322,743 7 29 45 250,823 9 74 132

75 0 ŞEVVAL SARA 12S 21 7 19,25 11 16 7,00 32 23 26,25 203,020 20 120 366 284,243 27 60 90 249,575 17 75 136

76 0 HİLAL YILMAZ  M 25 10 22,50 3 4 2,00 28 14 24,50 245,234 4 42 153 201,875 17 161 401 249,562 10 76 137

77 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 38 2 37,50 32 8 30,00 70 10 67,50 176,552 44 174 544 357,195 10 17 18 249,320 18 77 138

78 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 19 4 18,00 16 6 14,50 35 10 32,50 204,303 19 117 358 296,510 23 49 71 248,833 19 78 139

79 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 29 10 26,50 4 3 3,25 33 13 29,75 240,950 9 49 165 187,713 17 211 539 248,640 6 79 142

80 0 UMUT EGE * BİL 12E 24 13 20,75 6 7 4,25 30 20 25,00 239,742 30 52 170 207,965 21 142 346 248,025 25 80 145

81 0 ELA SEVER 12E 24 11 21,25 4 4 3,00 28 15 24,25 241,024 27 48 164 204,695 25 152 377 247,995 26 81 146

82 0 GÜL BATI 12E 25 10 22,50 3 6 1,50 28 16 24,00 243,193 23 44 159 198,483 27 172 426 246,758 27 82 149

83 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 23 10 20,50 4 3 3,25 27 13 23,75 238,909 31 53 174 205,400 24 151 372 246,515 28 83 150

84 0 ELİF AN  ME 27 12 24,00 12 3 11,25 1 7 -0,75 40 22 34,50 282,010 1 15 58 192,673 14 204 485 244,753 7 84 155

85 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 20 4 19,00 15 13 11,75 35 17 30,75 201,348 24 126 378 291,023 24 52 77 242,998 20 85 158

86 0 YİĞİT USTA 12 33 6 31,50 34 6 32,50 67 12 64,00 176,552 12 174 544 345,340 3 19 22 242,370 9 86 160

87 0 MERT ARSLAN  ME 24 16 20,00 6 9 3,75 30 25 23,75 237,394 10 54 180 206,300 4 149 361 242,132 8 87 161

88 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 24 7 22,25 3 0 3,00 5 6 3,50 32 13 28,75 242,285 24 45 161 194,470 34 200 475 241,248 29 88 162

89 0 ALİ YASİN 12C 1 0 1,00 29 3 28,25 26 14 22,50 56 17 51,75 179,582 1 170 528 318,310 1 34 50 240,645 1 89 164

90 0 NURSEL KILIÇ 12S 20 5 18,75 16 17 11,75 36 22 30,50 198,098 25 131 395 285,415 26 59 89 239,618 21 90 167
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

91 0 MİLAY GAMZE KURU  M 27 12 24,00 19 15 15,25 1 3 0,25 6 34 -2,50 53 64 37,00 286,600 1 13 51 182,038 25 217 598 239,575 11 91 168

92 0 BERK ÖZYÜREK 12S 17 9 14,75 26 10 23,50 43 19 38,25 201,808 22 124 375 303,218 19 43 60 239,298 22 92 173

93 0 ESMA TOPTAŞ 12S 23 6 21,50 14 14 10,50 37 20 32,00 192,445 32 148 443 282,088 28 61 94 238,660 23 93 175

94 0 SUDE KÜÇÜK 12S 18 6 16,50 20 12 17,00 38 18 33,50 201,613 23 125 377 301,870 20 45 64 236,323 24 94 182

95 0 ELİF AYDIN 12E 23 8 21,00 1 8 -1,00 24 16 20,00 240,332 29 51 167 193,415 35 202 481 236,155 30 95 184

96 0 ALPER ARSLAN 12S 22 13 18,75 21 17 16,75 43 30 35,50 198,085 26 132 396 300,223 21 47 68 236,130 25 96 185

97 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 12 4 11,00 17 14 13,50 29 18 24,50 209,645 15 102 323 273,925 29 64 103 234,905 26 97 190

98 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 20 7 18,25 13 18 8,50 33 25 26,75 194,523 14 143 428 269,090 14 70 112 234,543 8 98 192

99 0 RABİA Fİ AN  MS 19 15 15,25 10 24 4,00 29 39 19,25 202,978 10 121 367 261,470 16 78 129 234,253 9 99 193

100 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 14 5 12,75 22 13 18,75 36 18 31,50 205,770 18 111 347 285,748 25 57 87 233,670 27 100 194

101 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 19 4 18,00 17 13 13,75 36 17 31,75 188,748 11 153 462 281,538 7 62 95 233,433 10 101 196

102 0 IRMAK SEMERCİ  ME 23 8 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 30 11 27,25 231,920 11 59 200 189,875 16 208 516 232,905 9 102 199

103 0 CANSU EREN  MS 7 1 6,75 9 5 7,75 13 11 10,25 29 17 24,75 215,525 5 85 281 245,403 21 89 164 232,668 10 103 202

104 0 SUDE ŞEŞEN  M 14 6 12,50 14 17 9,75 28 23 22,25 205,163 14 113 352 272,485 8 65 105 232,338 12 104 203

105 0 İREM CANBAZ 12E 22 14 18,50 22 14 18,50 232,807 34 58 197 196,235 28 181 444 231,137 31 105 208

106 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 30 5 28,75 21 18 16,50 51 23 45,25 176,552 24 174 544 303,975 8 42 59 230,555 11 106 211

107 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 26 4 25,00 26 12 23,00 52 16 48,00 175,213 35 212 591 301,525 9 46 65 230,528 12 107 212

108 0 ÖZNUR SALTIK  ME 22 15 18,25 13 7 11,25 2 9 -0,25 37 31 29,25 265,752 4 29 101 195,530 11 194 461 229,867 10 108 216

109 0 ZEHRA İKAN 12E 24 14 20,50 2 9 -0,25 26 23 20,25 234,858 33 57 188 190,810 36 207 509 229,795 32 109 218

110 0 MELİH  M 26 8 24,00 2 0 2,00 28 8 26,00 224,965 6 72 234 175,515 26 225 681 228,610 13 110 223

111 0 BERAT AK 12B 26 14 22,50 19 20 14,00 45 34 36,50 176,552 1 174 544 280,270 1 63 98 228,470 1 111 225

112 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 28 7 26,25 29 10 26,50 57 17 52,75 176,552 44 174 544 315,725 16 36 52 227,080 28 112 235

113 0 EMİN PALA  MS 16 10 13,50 18 15 14,25 34 25 27,75 193,205 15 146 432 271,820 12 66 107 226,930 13 113 236

114 0 BELİNAY DAĞLI 12S 19 5 17,75 11 12 8,00 30 17 25,75 188,468 35 155 466 271,723 30 67 108 226,888 29 114 237

115 0 EMİR GÜNEŞ 12S 14 6 12,50 9 7 7,25 23 13 19,75 194,995 28 142 427 267,498 31 71 114 226,695 30 115 238

116 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 21 11 18,25 15 19 10,25 36 30 28,50 195,545 11 138 421 271,365 13 68 109 226,560 14 116 239

117 0 SİDRE KIZILT*  MS 20 11 17,25 23 12 20,00 43 23 37,25 186,775 18 158 477 290,858 11 54 79 225,135 15 117 245

118 0 HAVİN İREM CURKA  MS 26 10 23,50 24 12 21,00 50 22 44,50 176,552 24 174 544 296,235 10 50 72 224,995 16 118 246

119 0 EGE GÜVEN 12S 19 11 16,25 7 11 4,25 26 22 20,50 188,593 34 154 465 260,680 36 79 130 224,938 31 119 247

120 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 16 10 13,50 13 17 8,75 29 27 22,25 202,620 21 123 370 266,103 32 72 116 224,850 32 120 249
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

121 0 TALHA GÜRCAN  M 19 4 18,00 15 9 12,75 34 13 30,75 191,860 19 149 447 271,083 9 69 110 224,840 14 121 250

122 0 EMİR YALÇIN 12S 12 4 11,00 29 8 27,00 41 12 38,00 196,890 27 137 405 298,588 22 48 70 224,480 33 122 253

123 0 ÖMER ÜNSAL 12 25 6 23,50 23 13 19,75 48 19 43,25 176,552 12 174 544 290,940 5 53 78 224,300 11 123 256

124 0 ZEYNEP B  ME 20 15 16,25 0 1 -0,25 20 16 16,00 226,237 13 68 224 195,530 11 194 461 223,632 11 124 261

125 0 SILA DİLBAZ  MS 14 4 13,00 11 8 9,00 25 12 22,00 195,293 12 139 423 250,408 18 83 152 222,833 17 125 270

126 0 BEYZA ÖZCAN 12E 19 13 15,75 24 12 21,00 43 25 36,75 288,722 9 12 48 196,235 28 181 444 222,335 33 126 274

127 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 20 11 17,25 17 12 14,00 37 23 31,25 176,552 44 174 544 262,385 35 77 128 218,740 34 127 288

128 0 SUDE TEPECİK 12S 12 6 10,50 17 14 13,50 29 20 24,00 193,938 30 145 431 260,028 37 80 132 215,183 35 128 313

129 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 17 8 15,00 4 1 3,75 1 0 1,00 22 9 19,75 225,808 15 70 228 190,838 15 206 508 214,948 12 129 317

130 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 13 1 12,75 16 12 13,00 29 13 25,75 185,240 21 163 493 263,848 15 74 122 214,515 18 130 324

131 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 8 4 7,00 4 8 2,00 12 12 9,00 197,923 17 133 397 241,318 10 93 176 214,433 15 131 325

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 13 4 12,00 16 12 13,00 29 16 25,00 189,058 33 152 460 258,833 38 81 135 214,293 36 132 326

133 0 ONUR SEVGİ 12S 15 9 12,75 17 3 16,25 2 8 0,00 5 10 2,50 39 30 31,50 266,192 1 26 98 198,485 63 171 425 213,922 37 133 330

134 0 İPEK GÜNBAY  ME 17 19 12,25 3 9 0,75 20 28 13,00 213,907 17 89 290 198,350 7 173 427 213,645 13 134 334

135 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 17 6 15,50 12 2 11,50 29 8 27,00 249,225 7 39 139 186,248 18 214 553 211,748 14 135 344

136 0 ESMA  KARA  M 13 11 10,25 4 7 2,25 17 18 12,50 207,782 13 108 336 202,580 16 159 394 211,470 16 136 345

137 0 ARDA YILDIRIM   0 1 -0,25 15 2 14,50 9 15 5,25 24 18 19,50 174,765 5 213 595 242,708 2 91 171 211,328 4 137 348

138 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 16 19,00 3 1 2,75 26 17 21,75 204,968 22 115 355 173,278 23 228 710 210,000 15 138 353

139 0 EYLÜL TEZER 12E 20 13 16,75 1 4 0,00 21 17 16,75 212,285 38 96 305 180,085 38 218 622 209,918 34 139 354

140 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 20 13 16,75 0 1 -0,25 20 14 16,50 212,965 18 92 296 179,880 19 219 627 209,908 16 140 356

141 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 10 18,50 6 2 5,50 27 12 24,00 196,990 43 135 403 174,078 39 227 704 209,393 35 141 358

142 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 18 8 16,00 7 12 4,00 25 20 20,00 176,552 44 174 544 247,765 40 85 156 209,010 38 142 362

143 0 AYŞE KAVKACI 12S 17 8 15,00 17 10 14,50 34 18 29,50 180,975 39 167 517 263,360 33 75 123 208,710 39 143 363

144 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 3 0 3,00 12 6 10,50 20 11 17,25 35 17 30,75 185,642 37 161 489 248,530 39 84 154 208,700 40 144 364

145 0 MUSTAFA  MS 17 5 15,75 17 14 13,50 34 19 29,25 176,552 24 174 544 255,025 17 82 143 208,315 19 145 367

146 0 ARDA BİLİR 12E 12 3 11,25 12 3 11,25 210,794 39 98 311 196,235 28 181 444 208,302 36 146 368

147 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 15 18 10,50 5 6 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 26 14,50 218,814 7 78 263 198,350 19 173 427 208,007 17 147 370

148 0 FATMA ESER 12E 15 15 11,25 9 11 6,25 24 26 17,50 230,697 35 63 206 196,235 28 181 444 207,915 37 148 371

149 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 11 4 10,00 14 6 12,50 25 10 22,50 185,428 20 162 492 246,025 20 88 161 207,068 20 149 377

150 0 HATİCE ATASOY  MS 8 5 6,75 9 22 3,50 17 27 10,25 195,223 13 141 425 239,823 22 95 181 206,778 21 150 380
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

151 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 16 7 14,25 7 16 3,00 23 23 17,25 173,558 36 216 604 234,398 27 103 201 206,603 22 151 382

152 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 17 4 16,00 20 19 15,25 37 23 31,25 176,552 1 174 544 265,665 1 73 117 206,230 1 152 387

153 0 FETTUMA GÜLEL  M 12 4 11,00 15 17 10,75 27 21 21,75 178,368 21 172 533 237,525 12 99 192 205,328 18 153 394

154 0 KADİR DENİZLİ   14 15 10,25 0 1 -0,25 14 16 10,00 208,217 3 107 334 195,530 5 194 461 204,980 5 154 396

155 0 UĞUR BATU KATIL  MS 12 8 10,00 9 11 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 23 25 16,75 225,672 1 71 230 195,000 36 198 469 204,402 23 155 398

156 0 İREMNAZ  MS 12 3 11,25 10 10 7,50 22 13 18,75 176,552 24 174 544 232,370 28 106 209 204,145 24 156 400

157 0 MUSTAFA KÖSE  MS 8 8 6,00 13 22 7,50 21 30 13,50 191,310 16 150 451 246,768 19 87 158 202,725 25 157 413

158 0 FATMA ÇEŞMECI  ME 15 21 9,75 15 21 9,75 205,103 21 114 353 194,788 13 199 471 202,458 17 158 416

159 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 10 10,50 10 19 5,25 23 29 15,75 184,833 22 164 495 238,595 23 97 186 202,273 26 159 417

160 0 MELİSA POLAT 12E 14 20 9,00 16 15 12,25 30 35 21,25 241,937 26 47 163 196,235 28 181 444 201,030 38 160 423

161 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 13 14 9,50 13 21 7,75 26 35 17,25 186,555 36 159 480 240,548 42 94 178 200,590 41 161 425

162 0 EMİRHAN BOZ  MS 15 7 13,25 5 12 2,00 20 19 15,25 175,800 34 211 585 236,065 24 100 194 200,575 27 162 426

163 0 ŞURA ARSLAN 12 10 5 8,75 10 5 8,75 203,064 9 119 365 196,235 16 181 444 200,345 12 163 429

164 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 6 0 6,00 13 15 9,25 19 15 15,25 186,005 19 160 487 235,693 26 102 196 199,325 28 164 436

165 11208 AZRA MOLLA 12S 10 3 9,25 26 13 22,75 36 16 32,00 176,552 44 174 544 262,890 34 76 126 198,585 42 165 438

166 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 18 20 13,00 1 0 1,00 19 20 14,00 197,378 24 134 400 179,563 20 220 632 197,268 18 166 447

167 0 BEYZA ÇETİN 12E 15 25 8,75 10 10 7,50 6 34 -2,50 31 69 13,75 226,399 36 67 222 189,610 37 209 522 196,790 39 167 453

168 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 15 2 14,50 6 11 3,25 21 13 17,75 174,023 26 214 598 237,808 11 98 190 196,663 19 168 454

169 0 EYLÜL ERDEM 12S 5 7 3,25 3 4 2,00 8 11 5,25 193,070 31 147 434 228,288 44 109 222 196,205 43 169 459

170 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 10 6 8,50 11 18 6,50 21 24 15,00 180,535 40 168 522 228,920 43 108 218 195,055 44 170 467

171 0 SALİH KARAKOÇ  M 9 9 6,75 9 9 6,75 196,972 18 136 404 196,235 20 181 444 194,032 20 171 472

172 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 12 24 6,00 11 9 8,75 2 8 0,00 25 41 14,75 221,119 16 76 254 196,405 9 180 443 192,695 19 172 480

173 0 FEYZA ERGÜL  MS 7 4 6,00 9 10 6,50 16 14 12,50 187,463 17 156 473 227,983 29 111 225 192,493 29 173 482

174 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 17 13 13,75 24 14 20,50 176,552 44 174 544 243,025 41 90 170 191,635 45 174 488

175 0 ÇINAR BİRCAN 12 11 9 8,75 7 18 2,50 18 27 11,25 171,610 15 219 614 218,205 9 123 269 190,685 13 175 491

176 0 EMİR ÜRAL 12S 9 2 8,50 3 10 0,50 12 12 9,00 175,818 60 210 584 217,210 50 124 276 190,188 46 176 499

177 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 3 5 1,75 7 10 4,50 4 2 3,50 3 10 0,50 17 27 10,25 195,264 10 140 424 206,150 13 150 364 188,945 14 177 512

178 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 8 9 5,75 9 14 5,50 17 23 11,25 176,552 44 174 544 224,450 46 114 239 188,855 47 178 513

179 0 ECE BİNGÖL 12S 8 3 7,25 13 7 11,25 21 10 18,50 171,783 62 218 612 216,143 52 126 285 188,098 48 179 520

180 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 8 7 6,25 9 10 6,50 17 17 12,75 176,303 25 208 581 210,130 13 136 326 187,913 21 180 521
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

181 0 KAAN ARIKAN  M 6 5 4,75 6 5 4,75 190,839 20 151 452 196,235 20 181 444 187,665 22 181 524

182 0 HALİME KAYA 12E 22 14 18,50 10 20 5,00 32 34 23,50 205,540 40 112 350 151,760 44 245 904 187,593 40 182 525

183 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 10 12 7,00 19 16 15,00 29 28 22,00 176,552 24 174 544 236,000 25 101 195 187,465 30 183 528

184 0 EA  MS 7 7 5,25 2 18 -2,50 9 25 2,75 176,552 24 174 544 211,280 30 134 316 187,465 30 183 528

185 0 DERİN YETİŞEN 12S 18 16 14,00 24 9 21,75 42 25 35,75 257,200 2 32 117 165,328 73 233 789 187,058 49 185 534

186 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 10 18 5,50 10 22 4,50 20 40 10,00 182,143 38 166 508 219,778 48 119 264 186,983 50 186 535

187 0 ESRA AKSU 12S 2 1 1,75 6 3 5,25 9 22 3,50 17 26 10,50 177,558 43 173 537 209,693 54 137 329 186,430 51 187 542

188 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 6 5 4,75 6 13 2,75 12 18 7,50 178,910 42 171 531 220,600 47 118 262 185,725 52 188 549

189 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 5 2 4,50 13 9 10,75 18 11 15,25 176,552 44 174 544 216,675 51 125 282 185,380 53 189 554

190 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 7 2 6,50 5 4 4,00 12 6 10,50 176,552 44 174 544 225,565 45 112 235 185,380 53 189 554

191 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 7 13 3,75 10 11 7,25 17 24 11,00 209,352 20 105 327 196,235 10 181 444 184,722 20 191 558

192 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 13 15 9,25 10 8 8,00 23 23 17,25 210,538 19 99 312 177,880 21 221 651 184,188 21 192 561

193 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 2 1 1,75 3 1 2,75 4 7 2,25 9 9 6,75 179,875 41 169 527 198,820 62 170 423 183,973 55 193 565

194 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 4 4,00 9 5 7,75 14 9 11,75 176,223 33 209 582 209,480 31 138 331 183,653 32 194 568

195 0 EFE ALTAN  ME 4 3 3,25 17 12 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 23 21 17,75 230,982 12 60 202 197,705 8 175 431 183,042 22 195 573

196 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 2 7 0,25 7 14 3,50 176,552 22 174 544 204,665 15 154 379 181,905 23 196 581

197 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 8 7 6,25 11 16 7,00 19 23 13,25 171,170 63 220 618 204,005 57 156 384 181,200 56 197 588

198 0 BERAT DEMİRCAN  ME 13 18 8,50 18 17 13,75 31 35 22,25 226,160 14 69 225 176,323 22 223 666 179,705 23 198 596

199 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 8 2 7,50 5 4 4,00 14 13 10,75 27 19 22,25 194,405 29 144 429 219,205 49 122 267 178,870 57 200 605

200 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 4 1 3,75 11 13 7,75 15 14 11,50 176,552 2 174 544 211,930 2 131 306 177,735 2 201 618

201 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 3 5 1,75 2 13 -1,25 5 18 0,50 176,552 24 174 544 200,435 33 165 408 177,735 34 201 618

202 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 20 19 15,25 17 23 11,25 0 2 -0,50 37 44 26,00 215,498 37 86 282 152,638 43 244 902 177,653 41 203 620

203 0 TAN ŞENER 12 6 6 4,50 10 21 4,75 16 27 9,25 169,070 16 224 633 208,488 12 141 343 177,640 15 204 624

204 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 2 6 0,50 10 6 8,50 12 21 6,75 24 33 15,75 158,115 18 231 726 202,423 14 160 398 177,425 16 205 628

205 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 3 8 1,00 3 16 -1,00 6 24 0,00 176,552 44 174 544 197,220 64 176 432 177,040 58 206 630

206 0 DİLAY YÜKSEL 12E 15 8 13,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 22 18 17,50 198,930 42 130 389 158,050 41 240 874 176,980 42 207 631

207 0 YAĞMUR ASLAN  M 3 8 1,00 13 14 9,50 16 22 10,50 209,909 11 101 320 196,235 20 181 444 176,002 24 208 646

208 0 İRFAN KABAŞ 12S 2 2 1,50 4 9 1,75 6 11 3,25 176,552 44 174 544 201,680 59 162 402 174,955 59 209 659

209 0 ASYA SU YAVUZ 12E 13 9 10,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 6 0,50 21 21 15,75 187,260 44 157 474 163,518 40 235 833 173,805 43 210 665

210 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 3 3,25 8 7 6,25 12 10 9,50 168,550 67 226 635 204,285 56 155 382 173,635 60 211 666
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

211 0 GÜLSEN ATAMAL  M 1 3 0,25 2 7 0,25 3 10 0,50 176,552 22 174 544 199,305 18 169 419 173,565 25 212 667

212 0 EMİRHAN AKIN  MS 1 3 0,25 3 17 -1,25 4 20 -1,00 176,552 24 174 544 188,735 37 210 527 173,565 35 212 667

213 0 EFE NAYAN 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 176,552 12 174 544 194,090 17 201 477 171,480 17 215 681

214 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 4 9 1,75 5 13 1,75 9 22 3,50 176,552 44 174 544 201,255 60 164 406 170,785 61 216 684

215 0 ELİF YILDIRIM  MS 1 7 -0,75 3 20 -2,00 4 27 -2,75 176,552 24 174 544 186,530 39 213 550 170,785 36 216 684

216 0 HİLAL TEKİN  MS 5 6 3,50 11 12 8,00 16 18 11,50 164,435 37 229 662 197,113 35 177 433 170,075 37 218 688

217 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 3 3 2,25 10 8 8,00 13 11 10,25 171,828 61 217 611 206,550 55 148 360 169,378 62 219 694

218 0 METE BİÇİCİ 12S 3 16 -1,00 9 24 3,00 12 40 2,00 176,552 44 174 544 197,080 65 178 434 168,700 63 220 698

219 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 1 2 0,50 4 8 2,00 5 10 2,50 170,953 64 221 622 191,748 67 205 495 168,473 64 221 699

220 0 SUDE DİNÇ  MS 4 5 2,75 6 8 4,00 10 13 6,75 163,990 38 230 665 199,860 34 168 414 168,230 38 222 701

221 0 BEDRİYEASLAN  ME 11 12 8,00 13 11 10,25 24 23 18,25 203,393 23 118 363 165,378 24 232 788 167,755 24 223 705

222 0 BEYZANUR AĞIR 12S 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 9 20 4,00 16 24 10,00 176,508 59 207 577 193,075 66 203 482 167,585 65 224 708

223 0 ALİ BİNİCİ 12S 9 3 8,25 7 7 5,25 16 10 13,50 154,293 70 236 810 203,455 58 157 388 167,188 66 225 710

224 0 NAZ METİN 12 15 22 9,50 1 1 0,75 16 23 10,25 167,278 17 228 643 158,093 19 239 873 166,103 18 226 720

225 0 CEYLİN İBAR 12S 9 4 8,00 2 8 0,00 3 15 -0,75 14 27 7,25 169,055 66 225 634 160,573 75 236 861 165,853 67 227 723

226 0 ATAKAN ATEŞ 12S 8 14 4,50 14 22 8,50 22 36 13,00 168,378 68 227 636 211,315 53 133 315 165,798 68 228 725

227 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 3 7 1,25 6 9 3,75 9 16 5,00 170,340 65 222 623 200,163 61 166 410 165,745 69 229 726

228 0 ADA ÖLMEZ   6 33 -2,25 4 17 -0,25 10 50 -2,50 169,752 6 223 626 195,530 5 194 461 165,130 6 230 731

229 0 ECE CİHANKAYA 12E 13 11 10,25 11 4 10,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 24 20 19,00 200,630 41 128 380 153,215 42 243 898 163,420 44 231 753

230 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 5 5 3,75 2 6 0,50 7 11 4,25 154,918 39 234 804 187,660 38 212 540 160,933 39 232 774

231 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 6 2 5,50 1 5 -0,25 7 7 5,25 149,340 73 239 831 183,060 69 216 584 160,010 70 233 779

232 0 BAŞAK UYAN 12S 5 4 4,00 4 8 2,00 9 12 6,00 151,395 72 238 820 185,520 68 215 558 157,965 71 234 791

233 0 SAİME GÖVŞEN  M 12 16 8,00 8 14 4,50 1 4 0,00 21 34 12,50 174,003 27 215 599 154,910 28 242 888 157,800 27 235 792

234 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 4 4 3,00 5 15 1,25 9 19 4,25 152,288 71 237 817 176,893 70 222 658 150,558 72 236 845

235 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 3 10 0,50 7 16 3,00 10 26 3,50 156,280 69 233 748 175,680 71 224 678 150,520 73 237 846

236 0 DİCLE KAYA  MS 0 2 -0,50 4 9 1,75 4 11 1,25 154,500 40 235 807 169,368 40 230 750 148,680 40 238 860

237 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 3 3 2,25 4 8 2,00 7 11 4,25 148,955 74 240 833 175,293 72 226 687 146,410 74 239 865

238 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 2 7 0,25 9 19 4,25 11 26 4,50 148,093 20 241 839 166,960 18 231 769 144,823 19 240 874

239 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 3 2 2,50 5 16 1,00 8 18 3,50 142,198 75 242 905 164,148 74 234 830 144,278 75 241 876

240 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 10 17 5,75 9 26 2,50 19 43 8,25 156,788 19 232 743 148,368 20 247 910 144,208 20 242 877
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,2 5,0 7,99 3,7 2,1 3,17 7,6 4,1 6,57 6,3 7,0 4,59 26,9 18,1 22,32 196,290 205,660 198,530

Okul Ortalaması 8,7 4,4 7,56 2,0 1,4 1,65 11,3 4,8 10,09 9,0 7,8 7,08 31,0 18,4 26,38 208,150 238,540 223,570

KATILIMLAR

241 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 2 0,50 9 17 4,75 10 19 5,25 141,460 28 243 907 169,478 27 229 749 137,960 28 243 904

242 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 3 3 2,25 3 10 0,50 6 13 2,75 141,205 76 244 909 159,520 77 238 868 136,990 76 244 908

243 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 3 0 3,00 3 4 2,00 6 4 5,00 133,400 78 246 928 160,045 76 237 865 131,010 78 246 924

244 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 3 11 0,25 4 16 0,00 7 27 0,25 129,728 2 247 930 151,275 2 246 905 125,113 2 247 930

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

1 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 29 0 29,00 10 0 10,00 13 1 12,75 10 3 9,25 11 1 10,75 73 5 71,75 230,7 205 426,1 1 309,5 13

2 0 CELAL SERDAR 12S 26 3 25,25 9 1 8,75 13 1 12,75 11 2 10,50 10 3 9,25 69 10 66,50 223,3 246 408,4 2 291,4 25

3 0 SEZGİN  M 27 3 26,25 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 13 0 13,00 75 5 73,75 213,5 293 407,9 3 284,1 32

4 0 NEHİR BAHRİŞ 12 27 3 26,25 8 2 7,50 11 3 10,25 10 3 9,25 7 6 5,50 63 17 58,75 227,1 219 400,9 4 298,1 18

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 26 4 25,00 9 1 8,75 10 4 9,00 10 3 9,25 11 2 10,50 66 14 62,50 228,5 210 398,3 5 296,1 20

6 0 IRMAK GÜNER  M 27 3 26,25 9 1 8,75 7 7 5,25 8 5 6,75 10 3 9,25 61 19 56,25 230,8 204 385,4 6 301,9 16

7 0 NUR ALTUNTAŞ  M 25 3 24,25 5 1 4,75 11 2 10,50 13 0 13,00 9 4 8,00 63 10 60,50 209,0 331 381,8 8 273,8 52

8 0 M TAHA KARAKÖSE 12 26 3 25,25 8 2 7,50 9 5 7,75 10 3 9,25 12 1 11,75 65 14 61,50 216,8 270 379,9 9 284,7 31

9 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 28 1 27,75 7 1 6,75 9 4 8,00 8 3 7,25 11 1 10,75 63 10 60,50 211,2 308 373,7 10 285,8 30

10 0 ARDA EKEN  MS 24 5 22,75 8 0 8,00 9 5 7,75 10 3 9,25 12 1 11,75 63 14 59,50 214,9 284 372,1 11 275,7 45

11 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 29 1 28,75 10 0 10,00 12 2 11,50 11 2 10,50 12 1 11,75 74 6 72,50 176,6 544 368,5 12 252,8 125

12 0 BERRAK ŞEKER 12S 30 0 30,00 10 0 10,00 11 3 10,25 11 2 10,50 11 2 10,50 73 7 71,25 176,6 544 368,3 13 256,3 113

13 0 ÖMER SALİH 12S 25 5 23,75 9 1 8,75 11 3 10,25 7 6 5,50 10 3 9,25 62 18 57,50 209,4 326 366,7 14 272,9 55

14 0 BEYZANUR YAMAN 12S 26 4 25,00 5 2 4,50 8 6 6,50 6 5 4,75 12 1 11,75 57 18 52,50 226,5 221 364,4 15 294,0 22

15 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 23 6 21,50 8 1 7,75 11 2 10,50 7 6 5,50 11 2 10,50 60 17 55,75 212,5 300 361,8 16 269,8 66

16 0 MELİS SOLAK 12A 26 4 25,00 7 1 6,75 8 6 6,50 6 6 4,50 10 1 9,75 57 18 52,50 216,9 269 359,0 17 284,1 33

17 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 12 2 11,50 9 4 8,00 11 2 10,50 70 10 67,50 176,6 544 357,2 18 249,3 138

18 0 BELİNAY 12S 21 2 20,50 8 2 7,50 7 7 5,25 8 5 6,75 9 4 8,00 53 20 48,00 213,3 294 347,7 21 267,9 74

19 0 YİĞİT USTA 12 26 4 25,00 7 2 6,50 12 2 11,50 10 3 9,25 12 1 11,75 67 12 64,00 176,6 544 345,3 22 242,4 160

20 0 AYBERK ŞAM  M 25 4 24,00 6 2 5,50 8 5 6,75 5 6 3,50 8 4 7,00 52 21 46,75 210,5 313 344,0 23 274,7 48

21 0 ARDA K  MS 22 4 21,00 3 0 3,00 8 5 6,75 8 5 6,75 11 1 10,75 52 15 48,25 212,6 298 341,6 25 268,6 71

22 0 ARDA PALALI 12S 22 8 20,00 7 0 7,00 9 5 7,75 5 6 3,50 10 3 9,25 53 22 47,50 212,4 302 341,4 26 265,6 80

23 0 FERAYE UYAR 12 24 4 23,00 4 2 3,50 7 5 5,75 7 4 6,00 10 2 9,50 52 17 47,75 209,5 325 340,0 28 270,9 62

24 0 BEREN ŞAHİN  MS 21 8 19,00 5 1 4,75 8 4 7,00 4 6 2,50 11 0 11,00 49 19 44,25 223,7 241 339,6 29 274,4 51

25 0 İREM ÇELİK 12S 18 3 17,25 6 0 6,00 8 5 6,75 5 8 3,00 12 1 11,75 49 17 44,75 215,5 283 329,9 38 261,1 93

26 0 DAMLA KİŞİN  M 17 2 16,50 8 0 8,00 8 5 6,75 3 8 1,00 8 5 6,75 44 20 39,00 218,6 264 329,8 39 262,2 88

27 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 21 1 20,75 4 1 3,75 8 5 6,75 5 2 4,50 9 3 8,25 47 12 44,00 204,9 357 327,7 42 259,9 96

28 0 IŞIL ELMAS  M 22 7 20,25 9 0 9,00 6 7 4,25 5 5 3,75 8 2 7,50 50 21 44,75 199,3 386 323,7 44 252,7 126

29 0 BEYZANUR AYDIN  M 20 4 19,00 2 2 1,50 9 2 8,50 7 4 6,00 12 1 11,75 50 13 46,75 200,9 379 322,7 45 250,8 132
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

30 0 NACİYE YÜKSEL 12E 27 2 26,50 5 2 4,50 32 4 31,00 303,9 34 319,2 46 378,4 2

31 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 27 1 26,75 6 0 6,00 33 1 32,75 281,3 60 318,9 47 355,7 6

32 0 PINAR YILMAZ 12S 14 6 12,50 4 0 4,00 7 7 5,25 6 4 5,00 11 2 10,50 42 19 37,25 220,4 256 318,5 48 252,9 123

33 0 SENA ŞENKUL 12S 17 5 15,75 2 7 0,25 6 6 4,50 6 5 4,75 11 1 10,75 42 24 36,00 223,3 245 318,5 49 265,0 81

34 0 ALİ YASİN 12C 24 3 23,25 5 0 5,00 7 7 5,25 10 3 9,25 9 4 8,00 55 17 50,75 179,6 528 318,3 50 240,6 164

35 0 İCLAL SEVER  MS 21 5 19,75 2 0 2,00 5 7 3,25 4 5 2,75 9 4 8,00 41 21 35,75 215,9 279 316,4 51 268,4 72

36 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 21 6 19,50 7 1 6,75 12 2 11,50 6 6 4,50 11 2 10,50 57 17 52,75 176,6 544 315,7 52 227,1 235

37 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 20 3 19,25 3 0 3,00 5 5 3,75 5 5 3,75 5 7 3,25 38 20 33,00 207,8 337 313,5 53 258,7 102

38 0 BURCU CEYHAN 12S 16 1 15,75 3 1 2,75 7 4 6,00 2 4 1,00 8 3 7,25 36 13 32,75 215,9 278 309,7 55 257,4 108

39 0 ZEYNEP ERBAY  MS 17 3 16,25 1 0 1,00 3 6 1,50 6 3 5,25 11 2 10,50 38 14 34,50 218,2 266 309,0 56 261,1 92

40 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 20 2 19,50 2 0 2,00 6 5 4,75 3 4 2,00 9 1 8,75 40 12 37,00 207,2 340 308,7 57 258,8 101

41 0 İDİL Y 12E 21 9 18,75 6 3 5,25 27 12 24,00 324,8 20 305,8 58 378,5 1

42 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 22 5 20,75 8 0 8,00 7 7 5,25 6 6 4,50 8 5 6,75 51 23 45,25 176,6 544 304,0 59 230,6 211

43 0 BERK ÖZYÜREK 12S 16 6 14,50 1 3 0,25 10 4 9,00 5 4 4,00 11 2 10,50 43 19 38,25 201,8 375 303,2 60 239,3 173

44 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 20 4 19,00 4 1 3,75 24 5 22,75 313,2 23 302,4 62 367,1 3

45 0 SUDE KÜÇÜK 12S 15 6 13,50 3 0 3,00 8 3 7,25 5 4 4,00 7 5 5,75 38 18 33,50 201,6 377 301,9 64 236,3 182

46 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 22 3 21,25 4 1 3,75 9 5 7,75 6 5 4,75 11 2 10,50 52 16 48,00 175,2 591 301,5 65 230,5 212

47 0 ALPER ARSLAN 12S 17 9 14,75 5 4 4,00 9 5 7,75 4 7 2,25 8 5 6,75 43 30 35,50 198,1 396 300,2 68 236,1 185

48 0 EMİR YALÇIN 12S 12 4 11,00 9 4 8,00 9 2 8,50 11 2 10,50 41 12 38,00 196,9 405 298,6 70 224,5 253

49 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 18 4 17,00 1 0 1,00 7 2 6,50 1 2 0,50 8 2 7,50 35 10 32,50 204,3 358 296,5 71 248,8 139

50 0 HAVİN İREM CURKA  MS 21 9 18,75 5 1 4,75 8 5 6,75 6 4 5,00 10 3 9,25 50 22 44,50 176,6 544 296,2 72 225,0 246

51 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 19 6 17,50 4 1 3,75 23 7 21,25 309,6 28 294,2 74 359,3 5

52 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 17 4 16,00 3 0 3,00 7 5 5,75 1 5 -0,25 7 3 6,25 35 17 30,75 201,3 378 291,0 77 243,0 158

53 0 ÖMER ÜNSAL 12 20 6 18,50 5 0 5,00 11 3 10,25 2 8 0,00 10 2 9,50 48 19 43,25 176,6 544 290,9 78 224,3 256

54 0 SİDRE KIZILT*  MS 17 8 15,00 3 3 2,25 9 5 7,75 5 3 4,25 9 4 8,00 43 23 37,25 186,8 477 290,9 79 225,1 245

55 0 HATİCE ERGÜNEN   20 4 19,00 3 5 1,75 3 2 2,50 8 4 7,00 34 15 30,25 202,9 368 290,5 80 253,0 122

56 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 24 0 24,00 2 0 2,00 26 0 26,00 293,6 43 288,0 84 360,8 4

57 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 12 4 11,00 2 1 1,75 10 4 9,00 1 8 -1,00 11 1 10,75 36 18 31,50 205,8 347 285,7 87 233,7 194

58 0 SÜEDA COŞAN 12 19 4 18,00 1 0 1,00 20 4 19,00 300,3 36 285,6 88 351,0 7
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

59 0 NURSEL KILIÇ 12S 17 4 16,00 3 1 2,75 7 4 6,00 1 8 -1,00 8 5 6,75 36 22 30,50 198,1 395 285,4 89 239,6 167

60 0 ŞEVVAL SARA 12S 19 5 17,75 2 2 1,50 6 8 4,00 0 7 -1,75 5 1 4,75 32 23 26,25 203,0 366 284,2 90 249,6 136

61 0 ESMA TOPTAŞ 12S 19 5 17,75 4 1 3,75 3 4 2,00 3 7 1,25 8 3 7,25 37 20 32,00 192,4 443 282,1 94 238,7 175

62 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 18 3 17,25 1 1 0,75 5 7 3,25 5 4 4,00 7 2 6,50 36 17 31,75 188,7 462 281,5 95 233,4 196

63 0 BERAT AK 12B 22 8 20,00 4 6 2,50 8 6 6,50 3 9 0,75 8 5 6,75 45 34 36,50 176,6 544 280,3 98 228,5 225

64 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 11 4 10,00 1 0 1,00 3 7 1,25 4 5 2,75 10 2 9,50 29 18 24,50 209,6 323 273,9 103 234,9 190

65 0 SUDE ŞEŞEN  M 12 5 10,75 2 1 1,75 3 8 1,00 4 5 2,75 7 4 6,00 28 23 22,25 205,2 352 272,5 105 232,3 203

66 0 EMİN PALA  MS 15 7 13,25 1 3 0,25 7 7 5,25 3 6 1,50 8 2 7,50 34 25 27,75 193,2 432 271,8 107 226,9 236

67 0 BELİNAY DAĞLI 12S 16 4 15,00 3 1 2,75 6 1 5,75 0 4 -1,00 5 7 3,25 30 17 25,75 188,5 466 271,7 108 226,9 237

68 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 15 11 12,25 6 0 6,00 5 8 3,00 1 8 -1,00 9 3 8,25 36 30 28,50 195,5 421 271,4 109 226,6 239

69 0 TALHA GÜRCAN  M 14 4 13,00 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 10 2 9,50 34 13 30,75 191,9 447 271,1 110 224,8 250

70 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 17 6 15,50 3 1 2,75 5 8 3,00 0 7 -1,75 8 3 7,25 33 25 26,75 194,5 428 269,1 112 234,5 192

71 0 EMİR GÜNEŞ 12S 14 6 12,50 4 5 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 23 13 19,75 195,0 427 267,5 114 226,7 238

72 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 11 8 9,00 5 2 4,50 3 4 2,00 2 8 0,00 8 5 6,75 29 27 22,25 202,6 370 266,1 116 224,9 249

73 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 13 4 12,00 4 0 4,00 6 7 4,25 6 7 4,25 8 5 6,75 37 23 31,25 176,6 544 265,7 117 206,2 387

74 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 12 1 11,75 1 0 1,00 4 5 2,75 5 1 4,75 7 6 5,50 29 13 25,75 185,2 493 263,8 122 214,5 324

75 0 AYŞE KAVKACI 12S 13 7 11,25 4 1 3,75 8 4 7,00 1 3 0,25 8 3 7,25 34 18 29,50 181,0 517 263,4 123 208,7 363

76 11208 AZRA MOLLA 12S 10 3 9,25 9 4 8,00 7 6 5,50 10 3 9,25 36 16 32,00 176,6 544 262,9 126 198,6 438

77 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 19 10 16,50 1 1 0,75 6 3 5,25 2 5 0,75 9 4 8,00 37 23 31,25 176,6 544 262,4 128 218,7 288

78 0 RABİA Fİ AN  MS 15 11 12,25 4 4 3,00 2 10 -0,50 1 8 -1,00 7 6 5,50 29 39 19,25 203,0 367 261,5 129 234,3 193

79 0 EGE GÜVEN 12S 17 11 14,25 2 0 2,00 4 8 2,00 1 3 0,25 2 0 2,00 26 22 20,50 188,6 465 260,7 130 224,9 247

80 0 SUDE TEPECİK 12S 10 5 8,75 2 1 1,75 5 5 3,75 3 5 1,75 9 4 8,00 29 20 24,00 193,9 431 260,0 132 215,2 313

81 0 EMİNE AKKOYUN 12S 11 3 10,25 2 1 1,75 7 6 5,50 1 4 0,00 8 2 7,50 29 16 25,00 189,1 460 258,8 135 214,3 326

82 0 MUSTAFA  MS 14 5 12,75 3 0 3,00 7 6 5,50 1 5 -0,25 9 3 8,25 34 19 29,25 176,6 544 255,0 143 208,3 367

83 0 SILA DİLBAZ  MS 12 4 11,00 2 0 2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 10 2 9,50 25 12 22,00 195,3 423 250,4 152 222,8 270

84 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 11 6 9,50 1 0 1,00 7 3 6,25 3 6 1,50 10 2 9,50 32 17 27,75 185,6 489 248,5 154 208,7 364

85 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 15 8 13,00 3 0 3,00 3 4 2,00 1 2 0,50 3 6 1,50 25 20 20,00 176,6 544 247,8 156 209,0 362

86 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 17 2 16,50 2 0 2,00 19 2 18,50 273,7 78 247,7 157 319,4 11

87 0 MUSTAFA KÖSE  MS 7 7 5,25 1 1 0,75 8 5 6,75 2 10 -0,50 3 7 1,25 21 30 13,50 191,3 451 246,8 158 202,7 413
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

88 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 10 4 9,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 3 0,25 9 3 8,25 25 10 22,50 185,4 492 246,0 161 207,1 377

89 0 CANSU EREN  MS 8 4 7,00 1 1 0,75 5 7 3,25 0 2 -0,50 8 2 7,50 22 16 18,00 215,5 281 245,4 164 232,7 202

90 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 7 5 5,75 4 2 3,50 6 6 4,50 24 14 20,50 176,6 544 243,0 170 191,6 488

91 0 ARDA YILDIRIM   15 2 14,50 4 7 2,25 1 4 0,00 4 4 3,00 24 17 19,75 174,8 595 242,7 171 211,3 348

92 0 FULYA TOPRAKÇI 12 10 6 8,50 10 6 8,50 305,0 32 242,2 174 329,5 8

93 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 8 4 7,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 12 12 9,00 197,9 397 241,3 176 214,4 325

94 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 9 11 6,25 4 3 3,25 5 9 2,75 2 8 0,00 6 4 5,00 26 35 17,25 186,6 480 240,5 178 200,6 425

95 0 HATİCE ATASOY  MS 6 3 5,25 2 2 1,50 2 7 0,25 3 6 1,50 4 9 1,75 17 27 10,25 195,2 425 239,8 181 206,8 380

96 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 10 5 8,75 1 1 0,75 11 6 9,50 270,6 88 238,9 184 294,5 21

97 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 10 10 7,50 3 0 3,00 4 6 2,50 1 7 -0,75 5 6 3,50 23 29 15,75 184,8 495 238,6 186 202,3 417

98 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 10 2 9,50 5 0 5,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 21 13 17,75 174,0 598 237,8 190 196,7 454

99 0 FETTUMA GÜLEL  M 12 4 11,00 3 7 1,25 3 6 1,50 9 4 8,00 27 21 21,75 178,4 533 237,5 192 205,3 394

100 0 EMİRHAN BOZ  MS 12 7 10,25 3 0 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 6 0,50 20 19 15,25 175,8 585 236,1 194 200,6 426

101 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 8 11 5,25 2 1 1,75 8 5 6,75 2 7 0,25 9 4 8,00 29 28 22,00 176,6 544 236,0 195 187,5 528

102 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 6 0 6,00 6 8 4,00 1 3 0,25 6 4 5,00 19 15 15,25 186,0 487 235,7 196 199,3 436

103 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 15 7 13,25 1 0 1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 4 6 2,50 23 23 17,25 173,6 604 234,4 201 206,6 382

104 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 7 2 6,50 4 0 4,00 11 2 10,50 266,1 100 233,9 204 283,7 34

105 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 10 7 8,25 0 1 -0,25 10 8 8,00 249,4 136 233,7 205 271,2 61

106 0 İREMNAZ  MS 12 3 11,25 2 2 1,50 1 4 0,00 7 4 6,00 22 13 18,75 176,6 544 232,4 209 204,1 400

107 0 ECEM ARSLAN 12E 10 3 9,25 1 0 1,00 11 3 10,25 280,2 64 230,0 217 305,9 15

108 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 8 6 6,50 2 0 2,00 3 7 1,25 2 6 0,50 6 5 4,75 21 24 15,00 180,5 522 228,9 218 195,1 467

109 0 EYLÜL ERDEM 12S 4 7 2,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 8 11 5,25 193,1 434 228,3 222 196,2 459

110 0 BEYZA ORTA 12E 6 7 4,25 0 3 -0,75 6 10 3,50 286,6 52 228,3 223 298,6 17

111 0 FEYZA ERGÜL  MS 4 4 3,00 3 0 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 6 4 5,00 16 14 12,50 187,5 473 228,0 225 192,5 482

112 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 5 2 4,50 2 0 2,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 12 6 10,50 176,6 544 225,6 235 185,4 554

113 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 11 11 8,25 2 2 1,50 13 13 9,75 235,8 185 225,5 236 257,1 109

114 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 8 9 5,75 3 2 2,50 3 6 1,50 3 6 1,50 17 23 11,25 176,6 544 224,5 239 188,9 513

115 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 8 1 7,75 2 1 1,75 10 2 9,50 237,1 181 223,3 245 257,1 110

116 0 DOĞA AYAR 12E 9 6 7,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 253,9 123 222,5 248 273,8 53
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

117 0 TUBA YAKIN  ME 10 5 8,75 10 5 8,75 262,9 111 220,9 261 286,7 28

118 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 5 5 3,75 1 0 1,00 4 5 2,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 12 18 7,50 178,9 531 220,6 262 185,7 549

119 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 7 16 3,00 3 2 2,50 3 11 0,25 2 5 0,75 5 6 3,50 20 40 10,00 182,1 508 219,8 264 187,0 535

120 0 SERRA ÖZMEN 12E 6 3 5,25 1 0 1,00 7 3 6,25 240,9 166 219,8 265 254,1 119

121 0 BELEN SARI 12E 7 0 7,00 1 1 0,75 8 1 7,75 277,3 73 219,3 266 281,1 37

122 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 5 4 4,00 7 4 6,00 1 5 -0,25 6 4 5,00 19 17 14,75 194,4 429 219,2 267 178,9 605

123 0 ÇINAR BİRCAN 12 10 7 8,25 1 2 0,50 4 7 2,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 18 27 11,25 171,6 614 218,2 269 190,7 491

124 0 EMİR ÜRAL 12S 7 2 6,50 2 0 2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 12 12 9,00 175,8 584 217,2 276 190,2 499

125 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 5 2 4,50 4 6 2,50 9 3 8,25 18 11 15,25 176,6 544 216,7 282 185,4 554

126 0 ECE BİNGÖL 12S 8 3 7,25 2 4 1,00 1 2 0,50 10 1 9,75 21 10 18,50 171,8 612 216,1 285 188,1 520

127 0 ADA YALÇIN 12E 8 7 6,25 1 1 0,75 9 8 7,00 280,4 63 215,7 288 297,8 19

128 0 GÜLÜMSE R 12E 7 3 6,25 7 3 6,25 269,0 92 213,9 299 286,0 29

129 0 AZRA GÜNAL 12 8 7 6,25 8 7 6,25 278,5 69 213,7 301 277,1 43

130 0 ARDA ÇEKİM 12E 6 3 5,25 1 0 1,00 7 3 6,25 362,9 1 212,8 303 293,6 23

131 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 2 1 1,75 2 0 2,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 7 5 5,75 15 14 11,50 176,6 544 211,9 306 177,7 618

132 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 7 5 5,75 1 2 0,50 8 7 6,25 277,4 72 211,9 307 270,3 63

133 0 ATAKAN ATEŞ 12S 4 14 0,50 4 0 4,00 7 7 5,25 1 8 -1,00 6 7 4,25 22 36 13,00 168,4 636 211,3 315 165,8 725

134 0 EA  MS 7 7 5,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 0 10 -2,50 9 25 2,75 176,6 544 211,3 316 187,5 528

135 0 DİLVİN AVCAN 12 6 4 5,00 6 4 5,00 249,8 134 210,3 322 262,7 86

136 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 7 6 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 8 2 7,50 17 17 12,75 176,3 581 210,1 326 187,9 521

137 0 ESRA AKSU 12S 5 2 4,50 1 1 0,75 5 8 3,00 0 7 -1,75 4 7 2,25 15 25 8,75 177,6 537 209,7 329 186,4 542

138 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 4 4,00 1 1 0,75 8 4 7,00 14 9 11,75 176,2 582 209,5 331 183,7 568

139 0 NAZ OKKA 12E 5 3 4,25 1 2 0,50 6 5 4,75 250,9 131 209,5 332 261,7 90

140 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 5 2 4,50 5 2 4,50 253,2 126 208,9 339 264,8 83

141 0 TAN ŞENER 12 6 6 4,50 4 7 2,25 2 7 0,25 4 7 2,25 16 27 9,25 169,1 633 208,5 343 177,6 624

142 0 UMUT EGE * BİL 12E 5 6 3,50 1 1 0,75 6 7 4,25 239,7 170 208,0 346 248,0 145

143 0 RÜMEYSA K   11 4 10,00 11 4 10,00 245,7 151 207,8 347 272,3 58

144 0 BEGÜM KIRTOK 12E 9 5 7,75 0 1 -0,25 9 6 7,50 242,3 162 207,7 348 251,5 129

145 0 SILA   5 4 4,00 5 4 4,00 244,4 157 207,5 352 255,0 118
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

146 0 NİL TURBİL  M 7 7 5,25 0 1 -0,25 7 8 5,00 266,1 99 207,2 353 267,6 75

147 0 KEMAL HORUZ 12E 4 9 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 7 16 3,00 261,5 113 206,9 356 265,7 77

148 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 1 2 0,50 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 6 5 4,75 13 11 10,25 171,8 611 206,6 360 169,4 694

149 0 MERT ARSLAN  ME 4 7 2,25 2 2 1,50 6 9 3,75 237,4 180 206,3 361 242,1 161

150 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 7 12 4,00 195,3 424 206,2 364 188,9 512

151 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 4 3 3,25 4 3 3,25 238,9 174 205,4 372 246,5 150

152 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 5 8 3,00 5 8 3,00 251,6 129 204,7 377 258,9 99

153 0 ELA SEVER 12E 4 4 3,00 4 4 3,00 241,0 164 204,7 377 248,0 146

154 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 7 14 3,50 176,6 544 204,7 379 181,9 581

155 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 3 3,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 12 10 9,50 168,6 635 204,3 382 173,6 666

156 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 6 4 5,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 6 -0,50 9 3 8,25 19 23 13,25 171,2 618 204,0 384 181,2 588

157 0 ALİ BİNİCİ 12S 7 3 6,25 2 0 2,00 4 5 2,75 3 2 2,50 16 10 13,50 154,3 810 203,5 388 167,2 710

158 0 ESMA  KARA  M 4 7 2,25 4 7 2,25 207,8 336 202,6 394 211,5 345

159 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 10 6 8,50 1 12 -2,00 4 4 3,00 7 5 5,75 22 27 15,25 158,1 726 202,4 398 177,4 628

160 0 HİLAL YILMAZ  M 3 4 2,00 3 4 2,00 245,2 153 201,9 401 249,6 137

161 0 İRFAN KABAŞ 12S 1 1 0,75 1 1 0,75 2 6 0,50 2 3 1,25 6 11 3,25 176,6 544 201,7 402 175,0 659

162 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 1 7 -0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 6 1,50 9 22 3,50 176,6 544 201,3 406 170,8 684

163 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 8 -1,00 5 18 0,50 176,6 544 200,4 408 177,7 618

164 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 9 16 5,00 170,3 623 200,2 410 165,7 726

165 0 SILA SÜZ  ME 7 6 5,50 1 1 0,75 8 7 6,25 248,1 145 200,1 412 262,3 87

166 0 SUDE DİNÇ  MS 4 4 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 10 13 6,75 164,0 665 199,9 414 168,2 701

167 0 GÜLSEN ATAMAL  M 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 10 0,50 176,6 544 199,3 419 173,6 667

168 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 7 8 5,00 179,9 527 198,8 423 184,0 565

169 0 ONUR SEVGİ 12S 2 7 0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 7 18 2,50 266,2 98 198,5 425 213,9 330

170 0 GÜL BATI 12E 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 243,2 159 198,5 426 246,8 149

171 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 218,8 263 198,4 427 208,0 370

172 0 İPEK GÜNBAY  ME 3 9 0,75 3 9 0,75 213,9 290 198,4 427 213,6 334

173 0 EFE ALTAN  ME 1 4 0,00 1 2 0,50 2 6 0,50 231,0 202 197,7 431 183,0 573

174 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 8 -2,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 6 24 0,00 176,6 544 197,2 432 177,0 630
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

175 0 HİLAL TEKİN  MS 5 6 3,50 2 5 0,75 1 2 0,50 8 5 6,75 16 18 11,50 164,4 662 197,1 433 170,1 688

176 0 METE BİÇİCİ 12S 2 14 -1,50 1 2 0,50 3 11 0,25 3 8 1,00 3 5 1,75 12 40 2,00 176,6 544 197,1 434 168,7 698

177 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 348,2 4 196,8 438 265,9 76

178 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 8 0,00 221,1 254 196,4 443 192,7 480

179 0 ÖZNUR SALTIK  ME 2 9 -0,25 2 9 -0,25 265,8 101 195,5 461 229,9 216

180 0 ZEYNEP B  ME 0 1 -0,25 0 1 -0,25 226,2 224 195,5 461 223,6 261

181 0 KADİR DENİZLİ   0 1 -0,25 0 1 -0,25 208,2 334 195,5 461 205,0 396

182 0 ADA ÖLMEZ   4 17 -0,25 4 17 -0,25 169,8 626 195,5 461 165,1 731

183 0 UĞUR BATU KATIL  MS 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 225,7 230 195,0 469 204,4 398

184 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 5 6 3,50 5 6 3,50 242,3 161 194,5 475 241,2 162

185 0 EFE NAYAN 12 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 176,6 544 194,1 477 171,5 681

186 0 ELİF AYDIN 12E 1 8 -1,00 1 8 -1,00 240,3 167 193,4 481 236,2 184

187 0 BEYZANUR AĞIR 12S 2 3 1,25 1 0 1,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 5 7 3,25 12 23 6,25 176,5 577 193,1 482 167,6 708

188 0 ELİF AN  ME 1 7 -0,75 1 7 -0,75 282,0 58 192,7 485 244,8 155

189 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 1 2 0,50 1 4 0,00 3 4 2,00 5 10 2,50 171,0 622 191,7 495 168,5 699

190 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 1 0 1,00 1 0 1,00 225,8 228 190,8 508 214,9 317

191 0 ZEHRA İKAN 12E 1 9 -1,25 1 0 1,00 2 9 -0,25 234,9 188 190,8 509 229,8 218

192 0 IRMAK SEMERCİ  ME 4 1 3,75 4 1 3,75 231,9 200 189,9 516 232,9 199

193 0 BEYZA ÇETİN 12E 5 25 -1,25 1 9 -1,25 6 34 -2,50 226,4 222 189,6 522 196,8 453

194 0 EMİRHAN AKIN  MS 1 3 0,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 3 6 1,50 4 20 -1,00 176,6 544 188,7 527 173,6 667

195 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 4 3 3,25 4 3 3,25 241,0 165 187,7 539 248,6 142

196 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 5 5 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 7 11 4,25 154,9 804 187,7 540 160,9 774

197 0 ELİF YILDIRIM  MS 1 7 -0,75 0 4 -1,00 0 6 -1,50 3 10 0,50 4 27 -2,75 176,6 544 186,5 550 170,8 684

198 0 BAŞAK UYAN 12S 5 4 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 9 12 6,00 151,4 820 185,5 558 158,0 791

199 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 6 2 5,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 7 7 5,25 149,3 831 183,1 584 160,0 779

200 0 MİLAY GAMZE KURU  M 1 3 0,25 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 7 37 -2,25 286,6 51 182,0 598 239,6 168

201 0 EYLÜL TEZER 12E 1 4 0,00 1 4 0,00 212,3 305 180,1 622 209,9 354

202 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 0 1 -0,25 0 1 -0,25 213,0 296 179,9 627 209,9 356

203 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 1 0 1,00 1 0 1,00 197,4 400 179,6 632 197,3 447

                                                7 / 9



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

204 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 2 4 1,00 2 0 2,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 9 19 4,25 152,3 817 176,9 658 150,6 845

205 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 2 10 -0,50 1 0 1,00 3 4 2,00 0 8 -2,00 4 4 3,00 10 26 3,50 156,3 748 175,7 678 150,5 846

206 0 MELİH  M 2 0 2,00 2 0 2,00 225,0 234 175,5 681 228,6 223

207 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 7 11 4,25 149,0 833 175,3 687 146,4 865

208 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 6 2 5,50 6 2 5,50 197,0 403 174,1 704 209,4 358

209 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 3 1 2,75 3 1 2,75 205,0 355 173,3 710 210,0 353

210 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 2 0,50 5 7 3,25 0 1 -0,25 4 9 1,75 10 19 5,25 141,5 907 169,5 749 138,0 904

211 0 DİCLE KAYA  MS 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 6 2,50 4 11 1,25 154,5 807 169,4 750 148,7 860

212 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 2 6 0,50 0 1 -0,25 3 10 0,50 0 2 -0,50 6 7 4,25 11 26 4,50 148,1 839 167,0 769 144,8 874

213 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 4 8 2,00 8 18 3,50 142,2 905 164,1 830 144,3 876

214 0 ASYA SU YAVUZ 12E 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 6 1,50 187,3 474 163,5 833 173,8 665

215 0 CEYLİN İBAR 12S 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 2 8 0,00 5 23 -0,75 169,1 634 160,6 861 165,9 723

216 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 6 4 5,00 133,4 928 160,0 865 131,0 924

217 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 1 3 0,25 2 0 2,00 0 7 -1,75 3 3 2,25 6 13 2,75 141,2 909 159,5 868 137,0 908

218 0 NAZ METİN 12 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 167,3 643 158,1 873 166,1 720

219 0 DİLAY YÜKSEL 12E 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 198,9 389 158,1 874 177,0 631

220 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 1 2 0,50 6 7 4,25 7 9 4,75 136,5 923 155,6 885 131,4 922

221 0 SAİME GÖVŞEN  M 1 4 0,00 1 4 0,00 174,0 599 154,9 888 157,8 792

222 0 ECE CİHANKAYA 12E 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 200,6 380 153,2 898 163,4 753

223 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 0 2 -0,50 0 2 -0,50 215,5 282 152,6 902 177,7 620

224 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 3 11 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 9 -1,25 7 27 0,25 129,7 930 151,3 905 125,1 930

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 2,2 2,8 1,49 1,2 2,1 0,64 3,0 2,1 2,46 13,9 11,1 11,16 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 3,1 3,0 2,35 1,9 2,4 1,25 4,1 2,4 3,48 20,3 12,6 17,18 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20
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80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C 12E 12F 12S 12Y

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0
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300

400

SÖZ SAY EA
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

1 0 İDİL Y 12E 5 1 4,75 18 0 18,00 8 2 7,50 5 1 4,75 21 9 18,75 6 3 5,25 63 16 59,00 324,8 20 305,8 58 378,5 1

2 0 NACİYE YÜKSEL 12E 5 1 4,75 17 1 16,75 6 3 5,25 4 2 3,50 27 2 26,50 5 2 4,50 64 11 61,25 303,9 34 319,2 46 378,4 2

3 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 4 2 3,50 20 4 19,00 4 1 3,75 57 12 54,00 313,2 23 302,4 62 367,1 3

4 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 5 1 4,75 18 0 18,00 6 4 5,00 5 1 4,75 24 0 24,00 2 0 2,00 60 6 58,50 293,6 43 288,0 84 360,8 4

5 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 6 4 5,00 6 0 6,00 19 6 17,50 4 1 3,75 56 13 52,75 309,6 28 294,2 74 359,3 5

6 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 27 1 26,75 6 0 6,00 60 12 57,00 281,3 60 318,9 47 355,7 6

7 0 SÜEDA COŞAN 12 5 1 4,75 15 3 14,25 8 1 7,75 3 2 2,50 19 4 18,00 1 0 1,00 51 11 48,25 300,3 36 285,6 88 351,0 7

8 0 FULYA TOPRAKÇI 12 5 1 4,75 18 0 18,00 8 1 7,75 5 1 4,75 10 6 8,50 46 9 43,75 305,0 32 242,2 174 329,5 8

9 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 3 2 2,50 17 2 16,50 2 0 2,00 52 7 50,25 273,7 78 247,7 157 319,4 11

10 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 29 0 29,00 10 0 10,00 39 0 39,00 230,7 205 426,1 1 309,5 13

11 0 ECEM ARSLAN 12E 6 0 6,00 16 2 15,50 6 4 5,00 6 0 6,00 10 3 9,25 1 0 1,00 45 9 42,75 280,2 64 230,0 217 305,9 15

12 0 IRMAK GÜNER  M 27 3 26,25 9 1 8,75 36 4 35,00 230,8 204 385,4 6 301,9 16

13 0 BEYZA ORTA 12E 5 1 4,75 17 0 17,00 6 3 5,25 3 3 2,25 6 7 4,25 0 3 -0,75 37 17 32,75 286,6 52 228,3 223 298,6 17

14 0 NEHİR BAHRİŞ 12 27 3 26,25 8 2 7,50 35 5 33,75 227,1 219 400,9 4 298,1 18

15 0 ADA YALÇIN 12E 6 0 6,00 16 2 15,50 9 1 8,75 4 1 3,75 8 7 6,25 1 1 0,75 44 12 41,00 280,4 63 215,7 288 297,8 19

16 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 26 4 25,00 9 1 8,75 35 5 33,75 228,5 210 398,3 5 296,1 20

17 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 3 2 2,50 10 5 8,75 1 1 0,75 39 15 35,25 270,6 88 238,9 184 294,5 21

18 0 BEYZANUR YAMAN 12S 26 4 25,00 5 2 4,50 31 6 29,50 226,5 221 364,4 15 294,0 22

19 0 ARDA ÇEKİM 12E 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 6 3 5,25 1 0 1,00 42 8 40,00 362,9 1 212,8 303 293,6 23

20 0 CELAL SERDAR 12S 26 3 25,25 9 1 8,75 35 4 34,00 223,3 246 408,4 2 291,4 25

21 0 TUBA YAKIN  ME 5 1 4,75 16 0 16,00 7 2 6,50 2 4 1,00 10 5 8,75 40 12 37,00 262,9 111 220,9 261 286,7 28

22 0 GÜLÜMSE R 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 8 2 7,50 3 3 2,25 7 3 6,25 39 10 36,50 269,0 92 213,9 299 286,0 29

23 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 28 1 27,75 7 1 6,75 35 2 34,50 211,2 308 373,7 10 285,8 30

24 0 M TAHA KARAKÖSE 12 26 3 25,25 8 2 7,50 34 5 32,75 216,8 270 379,9 9 284,7 31

25 0 SEZGİN  M 27 3 26,25 10 0 10,00 37 3 36,25 213,5 293 407,9 3 284,1 32

26 0 MELİS SOLAK 12A 26 4 25,00 7 1 6,75 33 5 31,75 216,9 269 359,0 17 284,1 33

27 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 5 1 4,75 15 3 14,25 5 4 4,00 4 2 3,50 7 2 6,50 4 0 4,00 40 12 37,00 266,1 100 233,9 204 283,7 34

28 0 BELEN SARI 12E 5 1 4,75 12 1 11,75 6 3 5,25 6 0 6,00 7 0 7,00 1 1 0,75 37 6 35,50 277,3 73 219,3 266 281,1 37

29 0 FATİH KURT  M 5 1 4,75 16 2 15,50 9 1 8,75 5 1 4,75 35 5 33,75 279,6 66 196,2 444 279,6 40
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

30 0 AZRA GÜNAL 12 5 1 4,75 15 3 14,25 7 3 6,25 3 3 2,25 8 7 6,25 38 17 33,75 278,5 69 213,7 301 277,1 43

31 0 ARDA EKEN  MS 24 5 22,75 8 0 8,00 32 5 30,75 214,9 284 372,1 11 275,7 45

32 0 AYBERK ŞAM  M 25 4 24,00 6 2 5,50 31 6 29,50 210,5 313 344,0 23 274,7 48

33 8 ZEYNEP AYDIN 12E 5 1 4,75 15 2 14,50 8 1 7,75 4 2 3,50 32 6 30,50 340,3 8 201,5 404 274,5 50

34 0 BEREN ŞAHİN  MS 21 8 19,00 5 1 4,75 26 9 23,75 223,7 241 339,6 29 274,4 51

35 0 NUR ALTUNTAŞ  M 25 3 24,25 5 1 4,75 30 4 29,00 209,0 331 381,8 8 273,8 52

36 0 DOĞA AYAR 12E 6 0 6,00 9 5 7,75 7 3 6,25 4 2 3,50 9 6 7,50 0 1 -0,25 35 17 30,75 253,9 123 222,5 248 273,8 53

37 0 ÖMER SALİH 12S 25 5 23,75 9 1 8,75 34 6 32,50 209,4 326 366,7 14 272,9 55

38 0 RÜMEYSA K   4 2 3,50 15 2 14,50 8 2 7,50 3 3 2,25 11 4 10,00 41 13 37,75 245,7 151 207,8 347 272,3 58

39 0 HAVVA SENAY TURH* 12E 5 1 4,75 10 8 8,00 5 3 4,25 3 3 2,25 10 7 8,25 0 1 -0,25 33 23 27,25 249,4 136 233,7 205 271,2 61

40 0 FERAYE UYAR 12 24 4 23,00 4 2 3,50 28 6 26,50 209,5 325 340,0 28 270,9 62

41 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 4 2 3,50 14 4 13,00 8 2 7,50 3 3 2,25 7 5 5,75 1 2 0,50 37 18 32,50 277,4 72 211,9 307 270,3 63

42 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 23 6 21,50 8 1 7,75 31 7 29,25 212,5 300 361,8 16 269,8 66

43 0 ARDA K  MS 22 4 21,00 3 0 3,00 25 4 24,00 212,6 298 341,6 25 268,6 71

44 0 İCLAL SEVER  MS 21 5 19,75 2 0 2,00 23 5 21,75 215,9 279 316,4 51 268,4 72

45 0 ELİF SU ÖZALP 12E 5 1 4,75 15 2 14,50 6 4 5,00 6 0 6,00 32 7 30,25 349,2 3 196,2 444 268,0 73

46 0 BELİNAY 12S 21 2 20,50 8 2 7,50 29 4 28,00 213,3 294 347,7 21 267,9 74

47 0 NİL TURBİL  M 4 2 3,50 17 1 16,75 4 5 2,75 4 2 3,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 36 18 31,50 266,1 99 207,2 353 267,6 75

48 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 4 2 3,50 14 1 13,75 9 1 8,75 5 1 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 35 7 33,25 348,2 4 196,8 438 265,9 76

49 0 KEMAL HORUZ 12E 5 1 4,75 13 3 12,25 7 3 6,25 4 2 3,50 4 9 1,75 33 18 28,50 261,5 113 206,9 356 265,7 77

50 0 ARDA PALALI 12S 22 8 20,00 7 0 7,00 29 8 27,00 212,4 302 341,4 26 265,6 80

51 0 SENA ŞENKUL 12S 17 5 15,75 2 7 0,25 19 12 16,00 223,3 245 318,5 49 265,0 81

52 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 5 1 4,75 13 5 11,75 8 2 7,50 2 4 1,00 5 2 4,50 33 14 29,50 253,2 126 208,9 339 264,8 83

53 0 DİLVİN AVCAN 12 6 0 6,00 12 3 11,25 6 3 5,25 2 2 1,50 6 4 5,00 32 12 29,00 249,8 134 210,3 322 262,7 86

54 0 SILA SÜZ  ME 5 1 4,75 16 2 15,50 5 4 4,00 4 2 3,50 7 6 5,50 1 1 0,75 38 16 34,00 248,1 145 200,1 412 262,3 87

55 0 DAMLA KİŞİN  M 17 2 16,50 8 0 8,00 25 2 24,50 218,6 264 329,8 39 262,2 88

56 0 NAZ OKKA 12E 2 4 1,00 14 3 13,25 8 1 7,75 3 3 2,25 5 3 4,25 1 2 0,50 33 16 29,00 250,9 131 209,5 332 261,7 90

57 0 ZEYNEP ERBAY  MS 17 3 16,25 1 0 1,00 18 3 17,25 218,2 266 309,0 56 261,1 92

58 0 İREM ÇELİK 12S 18 3 17,25 6 0 6,00 24 3 23,25 215,5 283 329,9 38 261,1 93
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

59 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 21 1 20,75 4 1 3,75 25 2 24,50 204,9 357 327,7 42 259,9 96

60 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 4 2 3,50 12 5 10,75 8 1 7,75 3 2 2,50 5 8 3,00 32 18 27,50 251,6 129 204,7 377 258,9 99

61 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 20 2 19,50 2 0 2,00 22 2 21,50 207,2 340 308,7 57 258,8 101

62 0 NEHİ RGÖKCEN 12S 20 3 19,25 3 0 3,00 23 3 22,25 207,8 337 313,5 53 258,7 102

63 0 BURCU CEYHAN 12S 16 1 15,75 3 1 2,75 19 2 18,50 215,9 278 309,7 55 257,4 108

64 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 5 1 4,75 9 9 6,75 5 5 3,75 4 2 3,50 11 11 8,25 2 2 1,50 36 30 28,50 235,8 185 225,5 236 257,1 109

65 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 5 1 4,75 10 5 8,75 6 4 5,00 2 4 1,00 8 1 7,75 2 1 1,75 33 16 29,00 237,1 181 223,3 245 257,1 110

66 0 BERRAK ŞEKER 12S 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 176,6 544 368,3 13 256,3 113

67 0 SILA   4 1 3,75 13 3 12,25 5 4 4,00 3 2 2,50 5 4 4,00 30 14 26,50 244,4 157 207,5 352 255,0 118

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 5 1 4,75 12 6 10,50 3 5 1,75 3 3 2,25 6 3 5,25 1 0 1,00 30 18 25,50 240,9 166 219,8 265 254,1 119

69 0 HATİCE ERGÜNEN   20 4 19,00 20 4 19,00 202,9 368 290,5 80 253,0 122

70 0 PINAR YILMAZ 12S 14 6 12,50 4 0 4,00 18 6 16,50 220,4 256 318,5 48 252,9 123

71 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 176,6 544 368,5 12 252,8 125

72 0 IŞIL ELMAS  M 22 7 20,25 9 0 9,00 31 7 29,25 199,3 386 323,7 44 252,7 126

73 0 BEGÜM KIRTOK 12E 5 1 4,75 10 4 9,00 7 3 6,25 2 4 1,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 33 18 28,50 242,3 162 207,7 348 251,5 129

74 0 BEYZANUR AYDIN  M 20 4 19,00 2 2 1,50 22 6 20,50 200,9 379 322,7 45 250,8 132

75 0 ŞEVVAL SARA 12S 19 5 17,75 2 2 1,50 21 7 19,25 203,0 366 284,2 90 249,6 136

76 0 HİLAL YILMAZ  M 5 1 4,75 11 4 10,00 6 3 5,25 3 2 2,50 3 4 2,00 28 14 24,50 245,2 153 201,9 401 249,6 137

77 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 176,6 544 357,2 18 249,3 138

78 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 18 4 17,00 1 0 1,00 19 4 18,00 204,3 358 296,5 71 248,8 139

79 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 4 2 3,50 15 2 14,50 8 2 7,50 2 4 1,00 4 3 3,25 33 13 29,75 241,0 165 187,7 539 248,6 142

80 0 UMUT EGE * BİL 12E 4 2 3,50 9 6 7,50 6 4 5,00 5 1 4,75 5 6 3,50 1 1 0,75 30 20 25,00 239,7 170 208,0 346 248,0 145

81 0 ELA SEVER 12E 5 1 4,75 13 4 12,00 3 4 2,00 3 2 2,50 4 4 3,00 28 15 24,25 241,0 164 204,7 377 248,0 146

82 0 GÜL BATI 12E 4 2 3,50 11 2 10,50 6 4 5,00 4 2 3,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 28 16 24,00 243,2 159 198,5 426 246,8 149

83 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 5 1 4,75 14 2 13,50 3 4 2,00 1 3 0,25 4 3 3,25 27 13 23,75 238,9 174 205,4 372 246,5 150

84 0 ELİF AN  ME 5 1 4,75 14 3 13,25 4 6 2,50 4 2 3,50 1 7 -0,75 28 19 23,25 282,0 58 192,7 485 244,8 155

85 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 17 4 16,00 3 0 3,00 20 4 19,00 201,3 378 291,0 77 243,0 158

86 0 YİĞİT USTA 12 26 4 25,00 7 2 6,50 33 6 31,50 176,6 544 345,3 22 242,4 160

87 0 MERT ARSLAN  ME 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 2 3,50 4 7 2,25 2 2 1,50 30 25 23,75 237,4 180 206,3 361 242,1 161

                                                3 / 9



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

88 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 4 1 3,75 12 3 11,25 4 1 3,75 4 2 3,50 5 6 3,50 29 13 25,75 242,3 161 194,5 475 241,2 162

89 0 ALİ YASİN 12C 1 0 1,00 24 3 23,25 5 0 5,00 30 3 29,25 179,6 528 318,3 50 240,6 164

90 0 NURSEL KILIÇ 12S 17 4 16,00 3 1 2,75 20 5 18,75 198,1 395 285,4 89 239,6 167

91 0 MİLAY GAMZE KURU  M 2 4 1,00 15 2 14,50 5 5 3,75 5 1 4,75 1 3 0,25 28 15 24,25 286,6 51 182,0 598 239,6 168

92 0 BERK ÖZYÜREK 12S 16 6 14,50 1 3 0,25 17 9 14,75 201,8 375 303,2 60 239,3 173

93 0 ESMA TOPTAŞ 12S 19 5 17,75 4 1 3,75 23 6 21,50 192,4 443 282,1 94 238,7 175

94 0 SUDE KÜÇÜK 12S 15 6 13,50 3 0 3,00 18 6 16,50 201,6 377 301,9 64 236,3 182

95 0 ELİF AYDIN 12E 4 2 3,50 13 2 12,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 8 -1,00 24 16 20,00 240,3 167 193,4 481 236,2 184

96 0 ALPER ARSLAN 12S 17 9 14,75 5 4 4,00 22 13 18,75 198,1 396 300,2 68 236,1 185

97 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 11 4 10,00 1 0 1,00 12 4 11,00 209,6 323 273,9 103 234,9 190

98 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 17 6 15,50 3 1 2,75 20 7 18,25 194,5 428 269,1 112 234,5 192

99 0 RABİA Fİ AN  MS 15 11 12,25 4 4 3,00 19 15 15,25 203,0 367 261,5 129 234,3 193

100 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 12 4 11,00 2 1 1,75 14 5 12,75 205,8 347 285,7 87 233,7 194

101 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 18 3 17,25 1 1 0,75 19 4 18,00 188,7 462 281,5 95 233,4 196

102 0 IRMAK SEMERCİ  ME 5 0 5,00 12 2 11,50 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 27 9 24,75 231,9 200 189,9 516 232,9 199

103 0 CANSU EREN  MS 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 8 4 7,00 1 1 0,75 16 6 14,50 215,5 281 245,4 164 232,7 202

104 0 SUDE ŞEŞEN  M 12 5 10,75 2 1 1,75 14 6 12,50 205,2 352 272,5 105 232,3 203

105 0 İREM CANBAZ 12E 5 1 4,75 10 5 8,75 4 5 2,75 3 3 2,25 22 14 18,50 232,8 197 196,2 444 231,1 208

106 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 22 5 20,75 8 0 8,00 30 5 28,75 176,6 544 304,0 59 230,6 211

107 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 22 3 21,25 4 1 3,75 26 4 25,00 175,2 591 301,5 65 230,5 212

108 0 ÖZNUR SALTIK  ME 4 2 3,50 11 5 9,75 5 5 3,75 2 3 1,25 2 9 -0,25 24 24 18,00 265,8 101 195,5 461 229,9 216

109 0 ZEHRA İKAN 12E 4 2 3,50 12 5 10,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 9 -1,25 1 0 1,00 26 23 20,25 234,9 188 190,8 509 229,8 218

110 0 MELİH  M 5 1 4,75 9 3 8,25 8 2 7,50 4 2 3,50 2 0 2,00 28 8 26,00 225,0 234 175,5 681 228,6 223

111 0 BERAT AK 12B 22 8 20,00 4 6 2,50 26 14 22,50 176,6 544 280,3 98 228,5 225

112 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 21 6 19,50 7 1 6,75 28 7 26,25 176,6 544 315,7 52 227,1 235

113 0 EMİN PALA  MS 15 7 13,25 1 3 0,25 16 10 13,50 193,2 432 271,8 107 226,9 236

114 0 BELİNAY DAĞLI 12S 16 4 15,00 3 1 2,75 19 5 17,75 188,5 466 271,7 108 226,9 237

115 0 EMİR GÜNEŞ 12S 14 6 12,50 14 6 12,50 195,0 427 267,5 114 226,7 238

116 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 15 11 12,25 6 0 6,00 21 11 18,25 195,5 421 271,4 109 226,6 239
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

117 0 SİDRE KIZILT*  MS 17 8 15,00 3 3 2,25 20 11 17,25 186,8 477 290,9 79 225,1 245

118 0 HAVİN İREM CURKA  MS 21 9 18,75 5 1 4,75 26 10 23,50 176,6 544 296,2 72 225,0 246

119 0 EGE GÜVEN 12S 17 11 14,25 2 0 2,00 19 11 16,25 188,6 465 260,7 130 224,9 247

120 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 11 8 9,00 5 2 4,50 16 10 13,50 202,6 370 266,1 116 224,9 249

121 0 TALHA GÜRCAN  M 14 4 13,00 5 0 5,00 19 4 18,00 191,9 447 271,1 110 224,8 250

122 0 EMİR YALÇIN 12S 12 4 11,00 12 4 11,00 196,9 405 298,6 70 224,5 253

123 0 ÖMER ÜNSAL 12 20 6 18,50 5 0 5,00 25 6 23,50 176,6 544 290,9 78 224,3 256

124 0 ZEYNEP B  ME 5 1 4,75 8 9 5,75 5 3 4,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 20 16 16,00 226,2 224 195,5 461 223,6 261

125 0 SILA DİLBAZ  MS 12 4 11,00 2 0 2,00 14 4 13,00 195,3 423 250,4 152 222,8 270

126 0 BEYZA ÖZCAN 12E 3 3 2,25 7 5 5,75 4 4 3,00 5 1 4,75 19 13 15,75 288,7 48 196,2 444 222,3 274

127 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 19 10 16,50 1 1 0,75 20 11 17,25 176,6 544 262,4 128 218,7 288

128 0 SUDE TEPECİK 12S 10 5 8,75 2 1 1,75 12 6 10,50 193,9 431 260,0 132 215,2 313

129 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 4 2 3,50 9 2 8,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 18 8 16,00 225,8 228 190,8 508 214,9 317

130 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 12 1 11,75 1 0 1,00 13 1 12,75 185,2 493 263,8 122 214,5 324

131 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 8 4 7,00 8 4 7,00 197,9 397 241,3 176 214,4 325

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 11 3 10,25 2 1 1,75 13 4 12,00 189,1 460 258,8 135 214,3 326

133 0 ONUR SEVGİ 12S 5 1 4,75 4 2 3,50 4 3 3,25 2 3 1,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 17 17 12,75 266,2 98 198,5 425 213,9 330

134 0 İPEK GÜNBAY  ME 4 2 3,50 7 8 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 3 9 0,75 20 28 13,00 213,9 290 198,4 427 213,6 334

135 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 4 2 3,50 10 3 9,25 1 0 1,00 2 1 1,75 17 6 15,50 249,2 139 186,2 553 211,7 344

136 0 ESMA  KARA  M 2 1 1,75 6 3 5,25 3 4 2,00 2 3 1,25 4 7 2,25 17 18 12,50 207,8 336 202,6 394 211,5 345

137 0 ARDA YILDIRIM   0 1 -0,25 15 2 14,50 15 3 14,25 174,8 595 242,7 171 211,3 348

138 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 4 2 3,50 13 4 12,00 3 7 1,25 3 3 2,25 3 1 2,75 26 17 21,75 205,0 355 173,3 710 210,0 353

139 0 EYLÜL TEZER 12E 5 1 4,75 9 4 8,00 4 4 3,00 2 4 1,00 1 4 0,00 21 17 16,75 212,3 305 180,1 622 209,9 354

140 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 4 2 3,50 7 6 5,50 6 3 5,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 20 14 16,50 213,0 296 179,9 627 209,9 356

141 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 4 1 3,75 12 1 11,75 3 5 1,75 2 3 1,25 6 2 5,50 27 12 24,00 197,0 403 174,1 704 209,4 358

142 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 15 8 13,00 3 0 3,00 18 8 16,00 176,6 544 247,8 156 209,0 362

143 0 AYŞE KAVKACI 12S 13 7 11,25 4 1 3,75 17 8 15,00 181,0 517 263,4 123 208,7 363

144 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 2 0 2,00 1 0 1,00 11 6 9,50 1 0 1,00 15 6 13,50 185,6 489 248,5 154 208,7 364

145 0 MUSTAFA  MS 14 5 12,75 3 0 3,00 17 5 15,75 176,6 544 255,0 143 208,3 367
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

146 0 ARDA BİLİR 12E 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 12 3 11,25 210,8 311 196,2 444 208,3 368

147 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 3 1 2,75 7 6 5,50 3 7 1,25 2 4 1,00 1 1 0,75 16 19 11,25 218,8 263 198,4 427 208,0 370

148 0 FATMA ESER 12E 3 3 2,25 6 2 5,50 2 8 0,00 4 2 3,50 15 15 11,25 230,7 206 196,2 444 207,9 371

149 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 10 4 9,00 1 0 1,00 11 4 10,00 185,4 492 246,0 161 207,1 377

150 0 HATİCE ATASOY  MS 6 3 5,25 2 2 1,50 8 5 6,75 195,2 425 239,8 181 206,8 380

151 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 15 7 13,25 1 0 1,00 16 7 14,25 173,6 604 234,4 201 206,6 382

152 0 BAŞAKUKESKİN 12Y 13 4 12,00 4 0 4,00 17 4 16,00 176,6 544 265,7 117 206,2 387

153 0 FETTUMA GÜLEL  M 12 4 11,00 12 4 11,00 178,4 533 237,5 192 205,3 394

154 0 KADİR DENİZLİ   5 1 4,75 4 5 2,75 5 4 4,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 14 16 10,00 208,2 334 195,5 461 205,0 396

155 0 UĞUR BATU KATIL  MS 1 3 0,25 6 2 5,50 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 13 8 11,00 225,7 230 195,0 469 204,4 398

156 0 İREMNAZ  MS 12 3 11,25 12 3 11,25 176,6 544 232,4 209 204,1 400

157 0 MUSTAFA KÖSE  MS 7 7 5,25 1 1 0,75 8 8 6,00 191,3 451 246,8 158 202,7 413

158 0 FATMA ÇEŞMECI  ME 0 6 -1,50 10 6 8,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 15 21 9,75 205,1 353 194,8 471 202,5 416

159 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 10 10 7,50 3 0 3,00 13 10 10,50 184,8 495 238,6 186 202,3 417

160 0 MELİSA POLAT 12E 4 2 3,50 6 7 4,25 2 8 0,00 2 3 1,25 14 20 9,00 241,9 163 196,2 444 201,0 423

161 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 9 11 6,25 4 3 3,25 13 14 9,50 186,6 480 240,5 178 200,6 425

162 0 EMİRHAN BOZ  MS 12 7 10,25 3 0 3,00 15 7 13,25 175,8 585 236,1 194 200,6 426

163 0 ŞURA ARSLAN 12 5 1 4,75 5 4 4,00 10 5 8,75 203,1 365 196,2 444 200,3 429

164 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 6 0 6,00 6 0 6,00 186,0 487 235,7 196 199,3 436

165 11208 AZRA MOLLA 12S 10 3 9,25 10 3 9,25 176,6 544 262,9 126 198,6 438

166 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 4 2 3,50 10 6 8,50 2 8 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 19 20 14,00 197,4 400 179,6 632 197,3 447

167 0 BEYZA ÇETİN 12E 3 3 2,25 8 10 5,50 2 8 0,00 2 4 1,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 21 59 6,25 226,4 222 189,6 522 196,8 453

168 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 10 2 9,50 5 0 5,00 15 2 14,50 174,0 598 237,8 190 196,7 454

169 0 EYLÜL ERDEM 12S 4 7 2,25 1 0 1,00 5 7 3,25 193,1 434 228,3 222 196,2 459

170 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 8 6 6,50 2 0 2,00 10 6 8,50 180,5 522 228,9 218 195,1 467

171 0 SALİH KARAKOÇ  M 4 2 3,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 9 9 6,75 197,0 404 196,2 444 194,0 472

172 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 4 2 3,50 6 8 4,00 0 10 -2,50 2 4 1,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 14 32 6,00 221,1 254 196,4 443 192,7 480

173 0 FEYZA ERGÜL  MS 4 4 3,00 3 0 3,00 7 4 6,00 187,5 473 228,0 225 192,5 482

174 0 ERSİN AKKOÇ 12S 7 1 6,75 7 1 6,75 176,6 544 243,0 170 191,6 488
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

175 0 ÇINAR BİRCAN 12 10 7 8,25 1 2 0,50 11 9 8,75 171,6 614 218,2 269 190,7 491

176 0 EMİR ÜRAL 12S 7 2 6,50 2 0 2,00 9 2 8,50 175,8 584 217,2 276 190,2 499

177 0 HALİL CAN ORTAÇ 12 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 7 7 5,25 195,3 424 206,2 364 188,9 512

178 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 8 9 5,75 8 9 5,75 176,6 544 224,5 239 188,9 513

179 0 ECE BİNGÖL 12S 8 3 7,25 8 3 7,25 171,8 612 216,1 285 188,1 520

180 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 7 6 5,50 1 1 0,75 8 7 6,25 176,3 581 210,1 326 187,9 521

181 0 KAAN ARIKAN  M 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 5 4,75 190,8 452 196,2 444 187,7 524

182 0 HALİME KAYA 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 5 4 4,00 3 3 2,25 22 14 18,50 205,5 350 151,8 904 187,6 525

183 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 8 11 5,25 2 1 1,75 10 12 7,00 176,6 544 236,0 195 187,5 528

184 0 EA  MS 7 7 5,25 7 7 5,25 176,6 544 211,3 316 187,5 528

185 0 DERİN YETİŞEN 12S 3 3 2,25 7 5 5,75 6 4 5,00 2 4 1,00 18 16 14,00 257,2 117 165,3 789 187,1 534

186 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 7 16 3,00 3 2 2,50 10 18 5,50 182,1 508 219,8 264 187,0 535

187 0 ESRA AKSU 12S 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 8 4 7,00 177,6 537 209,7 329 186,4 542

188 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 5 5 3,75 1 0 1,00 6 5 4,75 178,9 531 220,6 262 185,7 549

189 0 RAVZANUR KARABACAK 12S 5 2 4,50 5 2 4,50 176,6 544 216,7 282 185,4 554

190 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 5 2 4,50 2 0 2,00 7 2 6,50 176,6 544 225,6 235 185,4 554

191 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 2 3 1,25 2 2 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 7 13 3,75 209,4 327 196,2 444 184,7 558

192 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 3 3 2,25 7 5 5,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 13 15 9,25 210,5 312 177,9 651 184,2 561

193 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 2 1 1,75 3 1 2,75 5 2 4,50 179,9 527 198,8 423 184,0 565

194 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 4 4,00 5 4 4,00 176,2 582 209,5 331 183,7 568

195 0 EFE ALTAN  ME 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 5 7 3,25 231,0 202 197,7 431 183,0 573

196 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 5 7 3,25 176,6 544 204,7 379 181,9 581

197 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 6 4 5,00 2 3 1,25 8 7 6,25 171,2 618 204,0 384 181,2 588

198 0 BERAT DEMİRCAN  ME 5 1 4,75 4 6 2,50 1 8 -1,00 3 3 2,25 13 18 8,50 226,2 225 176,3 666 179,7 596

199 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 5 4 4,00 5 4 4,00 194,4 429 219,2 267 178,9 605

200 0 SAVAŞ SATIŞ 12F 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 176,6 544 211,9 306 177,7 618

201 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 3 5 1,75 3 5 1,75 176,6 544 200,4 408 177,7 618

202 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 4 2 3,50 10 7 8,25 2 8 0,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 20 21 14,75 215,5 282 152,6 902 177,7 620

203 0 TAN ŞENER 12 6 6 4,50 6 6 4,50 169,1 633 208,5 343 177,6 624
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

204 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 1 4 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 10 6 8,50 12 12 9,00 158,1 726 202,4 398 177,4 628

205 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 3 6 1,50 0 2 -0,50 3 8 1,00 176,6 544 197,2 432 177,0 630

206 0 DİLAY YÜKSEL 12E 4 2 3,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 12 12,00 198,9 389 158,1 874 177,0 631

207 0 YAĞMUR ASLAN  M 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 8 1,00 209,9 320 196,2 444 176,0 646

208 0 İRFAN KABAŞ 12S 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 176,6 544 201,7 402 175,0 659

209 0 ASYA SU YAVUZ 12E 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 14 9 11,75 187,3 474 163,5 833 173,8 665

210 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 3 3,25 4 3 3,25 168,6 635 204,3 382 173,6 666

211 0 GÜLSEN ATAMAL  M 1 3 0,25 1 3 0,25 176,6 544 199,3 419 173,6 667

212 0 EMİRHAN AKIN  MS 1 3 0,25 1 3 0,25 176,6 544 188,7 527 173,6 667

213 0 EFE NAYAN 12 0 2 -0,50 0 2 -0,50 176,6 544 194,1 477 171,5 681

214 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 1 7 -0,75 3 2 2,50 4 9 1,75 176,6 544 201,3 406 170,8 684

215 0 ELİF YILDIRIM  MS 1 7 -0,75 1 7 -0,75 176,6 544 186,5 550 170,8 684

216 0 HİLAL TEKİN  MS 5 6 3,50 5 6 3,50 164,4 662 197,1 433 170,1 688

217 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 1 2 0,50 2 1 1,75 3 3 2,25 171,8 611 206,6 360 169,4 694

218 0 METE BİÇİCİ 12S 2 14 -1,50 1 2 0,50 3 16 -1,00 176,6 544 197,1 434 168,7 698

219 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 1 2 0,50 1 2 0,50 171,0 622 191,7 495 168,5 699

220 0 SUDE DİNÇ  MS 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 164,0 665 199,9 414 168,2 701

221 0 BEDRİYEASLAN  ME 2 4 1,00 7 5 5,75 1 1 0,75 1 2 0,50 11 12 8,00 203,4 363 165,4 788 167,8 705

222 0 BEYZANUR AĞIR 12S 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 4 3,00 176,5 577 193,1 482 167,6 708

223 0 ALİ BİNİCİ 12S 7 3 6,25 2 0 2,00 9 3 8,25 154,3 810 203,5 388 167,2 710

224 0 NAZ METİN 12 4 2 3,50 5 10 2,50 4 6 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 23 10,25 167,3 643 158,1 873 166,1 720

225 0 CEYLİN İBAR 12S 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 11 12 8,00 169,1 634 160,6 861 165,9 723

226 0 ATAKAN ATEŞ 12S 4 14 0,50 4 0 4,00 8 14 4,50 168,4 636 211,3 315 165,8 725

227 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 7 1,25 170,3 623 200,2 410 165,7 726

228 0 ADA ÖLMEZ   2 4 1,00 1 16 -3,00 2 8 0,00 1 5 -0,25 4 17 -0,25 10 50 -2,50 169,8 626 195,5 461 165,1 731

229 0 ECE CİHANKAYA 12E 3 3 2,25 5 3 4,25 2 4 1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 13 15 9,25 200,6 380 153,2 898 163,4 753

230 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 5 5 3,75 5 5 3,75 154,9 804 187,7 540 160,9 774

231 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 6 2 5,50 6 2 5,50 149,3 831 183,1 584 160,0 779

232 0 BAŞAK UYAN 12S 5 4 4,00 5 4 4,00 151,4 820 185,5 558 158,0 791
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK AYT 1 248 273 273 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,9 0,8 1,70 4,0 1,6 3,60 2,1 1,5 1,76 1,2 1,1 0,93 6,3 3,5 5,44 1,3 0,6 1,13 16,8 9,1 14,56 196,3 205,7 198,5

Okul Ortalaması 1,7 0,7 1,51 4,0 1,5 3,64 1,9 1,4 1,52 1,1 0,9 0,90 9,4 4,2 8,34 1,9 0,6 1,76 19,9 9,2 17,67 208,2 238,5 223,6

KATILIMLAR

233 0 SAİME GÖVŞEN  M 3 3 2,25 5 5 3,75 4 5 2,75 0 3 -0,75 12 16 8,00 174,0 599 154,9 888 157,8 792

234 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 2 4 1,00 2 0 2,00 4 4 3,00 152,3 817 176,9 658 150,6 845

235 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 2 10 -0,50 1 0 1,00 3 10 0,50 156,3 748 175,7 678 150,5 846

236 0 DİCLE KAYA  MS 0 2 -0,50 0 2 -0,50 154,5 807 169,4 750 148,7 860

237 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 149,0 833 175,3 687 146,4 865

238 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 148,1 839 167,0 769 144,8 874

239 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 3 2 2,50 3 2 2,50 142,2 905 164,1 830 144,3 876

240 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 4 2 3,50 2 10 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 10 17 5,75 156,8 743 148,4 910 144,2 877

241 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 2 0,50 1 2 0,50 141,5 907 169,5 749 138,0 904

242 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 141,2 909 159,5 868 137,0 908

243 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 133,4 928 160,0 865 131,0 924

244 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 3 11 0,25 3 11 0,25 129,7 930 151,3 905 125,1 930
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SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,752 196,290 6 223 240 240 626

SAY 195,530 205,660 5 194 202 202 461

EA 165,130 198,530 6 230 247 247 731

Katılımlar: 6 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,12 1,51 1,70

Edebiyat 18 1 16 -3,00 -17 4,42 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,58 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,54 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 33 -2,25 -6 9,67 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 17 -0,25 -1 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 4 17 -0,25 -1 7,83 10,09 6,57

Toplam: 280 72 72 54,46 19 78,52 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCdAcdaaaeaebecbAceaec aeAebccaedECebdcd

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cbbeaacDecaAbdcDcCbae                   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 3 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,765 196,290 5 213 230 230 595

SAY 242,708 205,660 2 91 96 96 171

EA 211,328 198,530 4 137 150 150 348

Katılımlar: 6 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 2,12 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,42 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,58 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,54 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 9,67 7,56 7,99

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 15 2 14,50 36 7,83 10,09 6,57

Fizik 14 4 7 2,25 16 0,67 2,35 1,49

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,42 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 1,67 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 2,75 7,08 4,59

Toplam: 280 86 42 75,50 27 78,52 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 c                                       

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik BDBE  EbDb  BEBAE CD  DB                

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bbADc BCeeb b b e A d   a  Aad  eE Dc  B

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERGÜNEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,918 196,290 4 122 135 135 368

SAY 290,498 205,660 1 55 56 56 80

EA 252,958 198,530 3 69 71 71 122

Katılımlar: 6 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 20 4 19,00 48 7,83 10,09 6,57

Fizik 14 3 5 1,75 13 0,67 2,35 1,49

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,42 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 1,67 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 2,75 7,08 4,59

Toplam: 280 117 29 109,75 39 78,52 86,70 67,98

Matematik cEADBB D DacEBB  CAEBDE DB ECc          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AD cc   ddd  Db   C Aa  B  eAEEdeABdAD B

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DENİZLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,217 196,290 3 107 119 119 334

SAY 195,530 205,660 5 194 202 202 461

EA 204,980 198,530 5 154 168 168 396

Katılımlar: 6 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,12 1,51 1,70

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 4,42 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,58 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,54 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 15 10,25 26 9,67 7,56 7,99

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,83 10,09 6,57

Toplam: 280 76 38 66,96 24 78,52 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCEAEBE  eeCb DEc  a    ce acEBACEabc cb

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  c                                      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 1 33
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,713 196,290 1 41 47 47 151

SAY 207,820 205,660 3 143 151 151 347

EA 272,323 198,530 1 38 38 38 58

Katılımlar: 6 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,12 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 4,42 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,58 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,54 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 9,67 7,56 7,99

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 11 4 10,00 25 7,83 10,09 6,57

Toplam: 280 92 43 81,25 29 78,52 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEdEBEDEcdCCBDEADDEBB BcADdEEBACECccBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  bA B  D cE EBB    EB  Cc bE            

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,369 196,290 2 43 49 49 157

SAY 207,515 205,660 4 145 153 153 352

EA 254,960 198,530 2 67 69 69 118

Katılımlar: 6 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,12 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 4,42 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,58 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,54 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 9,67 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,04 1,65 3,17

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 7,83 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,13

Matematik 40 5 4 4,00 10 7,83 10,09 6,57

Toplam: 280 92 37 83,21 30 78,52 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aC EBED EbECBCBCDADaaEE AdEC abCbAdCcEB 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2                                 a             

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik   BE c  Dc      c      BEe              

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 141,460 196,290 28 243 267 267 907

SAY 169,478 205,660 27 229 250 250 749

EA 137,960 198,530 28 243 267 267 904

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 1 2 0,50 1 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 17 4,75 12 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 46 56 32,00 11 88,39 86,70 67,98

Matematik     A                      bb           

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bEdacDBeCCe a      b       eadAcdEBacedB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,518 196,290 10 100 111 111 313

SAY 344,008 205,660 4 20 20 20 23

EA 274,718 198,530 4 32 32 32 48

Katılımlar: 28 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 31 6 29,50 74 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 5 6 3,50 27 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 144 45 132,75 47 88,39 86,70 67,98

Matematik cEcDBBbD DaAEBBDDCAEBDECDBAECDB ABcdC DB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDb aBaCDADEb BCEead aBcaAEEdAA CeDDc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SOYUTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,023 196,290 26 214 231 231 598

SAY 237,808 205,660 11 98 103 103 190

EA 196,663 198,530 19 168 182 182 454

Katılımlar: 28 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 8 0 8,00 27

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 15 2 14,50 36 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 81 34 72,50 26 88,39 86,70 67,98

Matematik AdAD     DEAE B DC           e  ABDC   B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri    c   C eCb Dbb           eA EdcAea  e 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,853 196,290 15 127 140 140 379

SAY 322,743 205,660 7 29 30 30 45

EA 250,823 198,530 9 74 77 77 132

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 22 6 20,50 51 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 9 2 8,50 61 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 7 4 6,00 46 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 132 30 124,50 44 88,39 86,70 67,98

Matematik AEADBBAD Da EBB   dEBDECeBAE cde B     B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri A EEc  CBCCDAedbbBCE EBAaB BAEEdAABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,618 196,290 8 79 90 90 264

SAY 329,843 205,660 5 26 26 26 39

EA 262,248 198,530 7 55 55 55 88

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 25 2 24,50 61 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 3 8 1,00 8 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 141 36 132,00 47 88,39 86,70 67,98

Matematik cEAD   D DaAEBBD C EBD  DB   D CABD CDDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri cbcEaC CBCCcADEAaBe edd aedeAEEdcABCdDDa

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDHEM GÖRAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 22 174 191 191 544

SAY 196,235 205,660 20 181 189 189 444

EA 172,870 198,530 26 214 231 231 671

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Toplam: 280 62 22 56,96 20 88,39 86,70 67,98

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ERSAYIM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,814 196,290 7 78 89 89 263

SAY 198,350 205,660 19 173 181 181 427

EA 208,007 198,530 17 147 161 161 370

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 6,14 7,56 7,99

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,38 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,22 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,29 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 6 3,50 9 1,31 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 1 1 0,75 2 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 83 48 71,46 26 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCE  BE bBdC BbEAcDc  c eAbbdbeACbCbecEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 bbcBEE a                          BaEb        

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik A b                                     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri                                     d   

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA  KARA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,782 196,290 13 108 120 120 336

SAY 202,580 205,660 16 159 167 167 394

EA 211,470 198,530 16 136 149 149 345

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 6,14 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 4 7 2,25 6 10,34 10,09 6,57

Toplam: 280 79 40 69,46 25 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BdE    DbB Ca DE    d E de  EbcA ECAccd 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik e A      bE   B   c B   badc            

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 279,619 196,290 2 19 24 24 66

SAY 196,235 205,660 20 181 189 189 444

EA 279,602 198,530 3 29 29 29 40

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 6,14 7,56 7,99

Toplam: 280 97 27 90,71 32 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEEDECBCdCDADBBcEBABEdDBECEAACcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA GÜLEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,368 196,290 21 172 189 189 533

SAY 237,525 205,660 12 99 104 104 192

EA 205,328 198,530 18 153 167 167 394

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 12 4 11,00 28 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 15 17 10,75 27 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 91 43 80,25 29 88,39 86,70 67,98

Matematik aaBEAAa b   BEBAEAC    B                

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdAbc eCe d D EbeB da e bE bBCAEAEeDcDeB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEN ATAMAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 22 174 191 191 544

SAY 199,305 205,660 18 169 177 177 419

EA 173,565 198,530 25 212 229 229 667

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 1 3 0,25 1 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 65 32 57,46 21 88,39 86,70 67,98

Matematik ed   c              B                   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri A dc   ea d   E                dc       

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,234 196,290 4 42 48 48 153

SAY 201,875 205,660 17 161 169 169 401

EA 249,562 198,530 10 76 79 79 137

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 6,14 7,56 7,99

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 3 4 2,00 5 10,34 10,09 6,57

Toplam: 280 90 36 81,46 29 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBED dDbCBCBCDADB cd AeEC cEaEAbCcEB 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik   Bb  E ca c           B                

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,760 196,290 5 61 70 70 204

SAY 385,418 205,660 2 6 6 6 6

EA 301,905 198,530 1 12 12 12 16

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 36 4 35,00 88 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 8 5 6,75 52 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 167 30 159,50 57 88,39 86,70 67,98

Matematik AEADBBADCDEcEBBDDCAaBDECcBAECDBCABaCCDDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri cbEcDCebdCCeADEbCdeEAaaABBEBAEECcABCcDeB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,273 196,290 16 129 142 142 386

SAY 323,688 205,660 6 28 29 29 44

EA 252,668 198,530 8 72 75 75 126

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 22 7 20,25 68 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 9 0 9,00 90 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 31 7 29,25 73 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 133 47 121,25 43 88,39 86,70 67,98

Matematik BaBEAcaaDDAcBEBcEAC aEDBEABDDCBACCCBDBD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bEADccBCedb Db  bBb eBABEddA dAEAEeD DC 

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARIKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,839 196,290 20 151 165 165 452

SAY 196,235 205,660 20 181 189 189 444

EA 187,665 198,530 22 181 196 196 524

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 4,75 12 6,14 7,56 7,99

Toplam: 280 68 27 61,71 22 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cC dBE    E  d                    dCdE  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 22 174 191 191 544

SAY 204,665 205,660 15 154 162 162 379

EA 181,905 198,530 23 196 212 212 581

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 5 7 3,25 8 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 69 36 60,46 22 88,39 86,70 67,98

Matematik  d    bc  E     eCcEBD aa               

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri   Ec   bd b  c              e   c  C    

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,965 196,290 6 72 82 82 234

SAY 175,515 205,660 26 225 246 246 681

EA 228,610 198,530 13 110 120 120 223

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 6,14 7,56 7,99

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 2 0 2,00 5 10,34 10,09 6,57

Toplam: 280 66 16 62,00 22 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBaDEBCCaBDEd  E    BAbdEEBACECdDBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  E                  B                   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 286,600 196,290 1 13 18 18 51

SAY 182,038 205,660 25 217 231 231 598

EA 239,575 198,530 11 91 95 95 168

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 5 4 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 6,14 7,56 7,99

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,38 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 0,22 0,41 0,81

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,17 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,26 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,29 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 15 15,25 38 1,31 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 1 3 0,25 1 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 108 87 86,25 31 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cdEcEaEDEBCCCBDEAaDEBdE cAbdEbBAaECAcBEA

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 CA daE DaEebEdE CdeeC CeEaeCAe E CBDEceE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik cc      Cb                              

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri ccdEaeabBeeccbbeacdccceABdaaAabbbbeeAacc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,103 196,290 3 27 32 32 99

SAY 207,225 205,660 14 146 154 154 353

EA 267,648 198,530 6 47 47 47 75

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 17 2 16,50 55

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 6,14 7,56 7,99

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,38 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,22 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,17 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,29 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 1,31 1,65 3,17

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 7 8 5,00 13 10,34 10,09 6,57

Toplam: 280 100 41 89,75 32 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEdEBEDEBCCCBbEADDEBBEBeA dEbaAeECAaBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 b cB  AD a b BE                               

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik  dd B  a  Ecd e DCA a     AE           c

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,013 196,290 12 106 118 118 331

SAY 381,760 205,660 3 7 7 7 8

EA 273,848 198,530 5 35 35 35 52

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 30 4 29,00 73 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 11 2 10,50 75 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 13 0 13,00 100 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 153 32 145,00 52 88,39 86,70 67,98

Matematik AEADBBAb DEAdBBDDCAEBDECaBA CD CABD d  B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEEDe CBCCDADEACBCEAEBABBEBAEEdAABCdcDe

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,003 196,290 27 215 232 232 599

SAY 154,910 205,660 28 242 266 266 888

EA 157,800 198,530 27 235 257 257 792

Katılımlar: 28 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 16 8,00 20 6,14 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,38 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,22 0,41 0,81

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 0,17 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,26 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,29 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 14 4,50 11 1,31 1,65 3,17

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 49 53 35,75 13 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCcEBdaEE da CBd A    c eeEbb EaEA a bc 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bd c  e dCc EEBb ed   baa  d C  b  ED B       

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Fen Bilimleri                            A de b c     

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,972 196,290 18 136 149 149 404

SAY 196,235 205,660 20 181 189 189 444

EA 194,032 198,530 20 171 185 185 472

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 9 6,75 17 6,14 7,56 7,99

Toplam: 280 71 31 63,71 23 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAce bb aC BeEAcDb             c      

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 1 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ÖZTEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,923 196,290 17 133 146 146 397

SAY 241,318 205,660 10 93 98 98 176

EA 214,433 198,530 15 131 144 144 325

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 8 4 7,00 18 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 93 35 84,25 30 88,39 86,70 67,98

Matematik cb  B  D cE cBB    EB   D               

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri Abdcbe bB C   bb                  B     

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,543 196,290 9 90 101 101 293

SAY 407,903 205,660 1 3 3 3 3

EA 284,098 198,530 2 25 25 25 32

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 37 3 36,25 91 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 13 1 12,75 91 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 12 1 11,75 90 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 169 27 162,25 58 88,39 86,70 67,98

Matematik AEADBBcDCDEcdBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri ADEEDCDCBCeDADEACBCEAEBABBcBAEECAABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,163 196,290 14 113 126 126 352

SAY 272,485 205,660 8 65 66 66 105

EA 232,338 198,530 12 104 112 112 203

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 14 6 12,50 31 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 3 8 1,00 7 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 115 46 103,50 37 88,39 86,70 67,98

Matematik Ba EAca DD DB BcE C  d B    D      BDc  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri Ddba cd eCbAa d CBbd  A EddAcCAEcE  cDdB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,860 196,290 19 149 163 163 447

SAY 271,083 205,660 9 69 70 70 110

EA 224,840 198,530 14 121 131 131 250

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 17 7 15,25 51

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 19 4 18,00 45 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 111 41 100,75 36 88,39 86,70 67,98

Matematik cdAD BAb  EAE B  C EB  CbB   D   BDC D B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEc   Cd Cace    b A      BAEEacABCADD 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ASLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,909 196,290 11 101 112 112 320

SAY 196,235 205,660 20 181 189 189 444

EA 176,002 198,530 24 208 224 224 646

Katılımlar: 28 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 1 1 0,75 13 1,15 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 2,97 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,21 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,80 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 8 1,00 3 6,14 7,56 7,99

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,38 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 0,22 0,41 0,81

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,17 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,26 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,29 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 14 9,50 24 1,31 1,65 3,17

Toplam: 280 78 44 67,46 24 88,39 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  C   d   e          d   A  b a   edC d  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 eBCbE Dca adcEc  ee c CeaEACaCA EB            

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,303 196,290 25 208 225 225 581

SAY 210,130 205,660 13 136 144 144 326

EA 187,913 198,530 21 180 195 195 521

Katılımlar: 28 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 8,21 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,13 1,76 1,13

Matematik 40 8 7 6,25 16 10,34 10,09 6,57

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,35 2,35 1,49

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 1,71 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,48 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 7,54 7,08 4,59

Toplam: 280 80 41 69,75 25 88,39 86,70 67,98

Matematik cE  B bD   bEB  eC  e    B   c    e    B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri             bDbbb ed b    bBAcEaAABCA   

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,393 196,290 23 118 131 131 363

SAY 165,378 205,660 24 232 253 253 788

EA 167,755 198,530 24 223 240 240 705

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 12 8,00 20 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 11 10,25 26 4,56 1,65 3,17

Toplam: 280 60 39 50,25 18 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCddBcDcbbEC dd DAD   E A     b   d  cB 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 eBCDb   da  EbBd eC  aCDaE b     BcED B       

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,160 196,290 14 69 79 79 225

SAY 176,323 205,660 22 223 243 243 666

EA 179,705 198,530 23 198 214 214 596

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 18 8,50 21 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 17 13,75 34 4,56 1,65 3,17

Toplam: 280 77 55 63,25 23 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCAEBc b aE BC e A cc d Aebb ebabecCcEBc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bdbD Ec EC dEEcAaeebaCCDaE CDCAdbBdE aBe      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 0 2 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,982 196,290 12 60 69 69 202

SAY 197,705 205,660 8 175 183 183 431

EA 183,042 198,530 22 195 211 211 573

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 12 14,00 35 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,06 10,09 6,57

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,02 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,02 7,08 4,59

Toplam: 280 85 43 74,71 27 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  CEAdB         c        e               

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 aADBb eeCbcAEBE ebd  aCAEaDC      BDEAa       

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik cbAed                                   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri       D   d  e                          

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,378 196,290 24 134 147 147 400

SAY 179,563 205,660 20 220 236 236 632

EA 197,268 198,530 18 166 180 180 447

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 3 1 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 20 13,00 33 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 66 43 55,25 20 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 eCAEBcDcbDECBCeC AaBebE cebCbcbabAdCccBe

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik       E                                 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 282,010 196,290 1 15 20 20 58

SAY 192,673 205,660 14 204 214 214 485

EA 244,753 198,530 7 84 88 88 155

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 6 10 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 3 11,25 28 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 7 -0,75 -3 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 102 46 90,50 32 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDbbDECBCBCDADd EEBcccdbdECEAACcEBc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bBaD EDAEa  EEB B C  C                        

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik e Ba bc                  bca            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN EFE ALTINTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,965 196,290 18 92 103 103 296

SAY 179,880 205,660 19 219 235 235 627

EA 209,908 198,530 16 140 154 154 356

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 7 6 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 70 36 61,00 22 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEbEBEDbeeCCd EA cE d  ee CbEBACECAc Ec

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik      a                                  

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECI 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,103 196,290 21 114 127 127 353

SAY 194,788 205,660 13 199 208 208 471

EA 202,458 198,530 17 158 172 172 416

Katılımlar: 24 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 6 10 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 21 9,75 24 16,64 7,56 7,99

Toplam: 280 77 45 65,75 23 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cdcdacDEaDEdBCcdDADa bE Ae C aEdcAcCcbca

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK GÜNBAY 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,907 196,290 17 89 100 100 290

SAY 198,350 205,660 7 173 181 181 427

EA 213,645 198,530 13 134 147 147 334

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 19 12,25 31 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 3 9 0,75 2 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 82 50 69,96 25 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 adEAEBdDEcdCbd EAaDc  EaecbbEEaAaECd Bcc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  dbcB c  a cc    C   b  Dc              

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK SEMERCİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,920 196,290 11 59 68 68 200

SAY 189,875 205,660 16 208 218 218 516

EA 232,905 198,530 9 102 110 110 199

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 2 11,50 64 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 2 2,50 6 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 4 1 3,75 9 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 78 29 70,75 25 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  CEAEB DEB CCBDEAaaEBB  de  cEBACbCe  Ec

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 Cb d       A  E                               

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik  E        E E    C   b                  

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,538 196,290 19 99 110 110 312

SAY 177,880 205,660 21 221 239 239 651

EA 184,188 198,530 21 192 208 208 561

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 8 8,00 20 4,56 1,65 3,17

Toplam: 280 70 42 59,50 21 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEdcd Da dC BaEA Dc  cBeA bEb e E d d c

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 db Ba  Ddbc  dE   BA              BDEAcE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 0 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,394 196,290 10 54 60 60 180

SAY 206,300 205,660 4 149 157 157 361

EA 242,132 198,530 8 87 91 91 161

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 6 9 3,75 9 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 92 47 80,71 29 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBEcEBdCCBbEcDDEadbeeAbbEcBAaECAcBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik dbd BB   D b    cC          ecB b     Da

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TAŞKIRAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,119 196,290 16 76 87 87 254

SAY 196,405 205,660 9 180 188 188 443

EA 192,695 198,530 19 172 186 186 480

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 24 6,00 15 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 9 8,75 22 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 2 8 0,00 0 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 87 63 71,71 26 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCcEBEb dbEacCBCec*B  E ccbdbabebedCccBb

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 cBac b  b   E B     D    E C   cEBaEaaBA      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik     A b bD    c         ab  e       ce  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,950 196,290 9 49 55 55 165

SAY 187,713 205,660 17 211 222 222 539

EA 248,640 198,530 6 79 82 82 142

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 4 3 3,25 8 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 81 34 72,50 26 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCEdEBED BCCCBbEADDEBBcBBAeCbEBACECcceEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  dbDB    D        c       A             

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 265,752 196,290 4 29 34 34 101

SAY 195,530 205,660 11 194 202 202 461

EA 229,867 198,530 10 108 117 117 216

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 7 11,25 28 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 99 53 86,21 31 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCcAEBdD BCCbBDEAbcEBBc eAbbEEcAdECdccE 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 Cb B   DCEc EBE daBdCe            BaE  E      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik dbc     bad     eC   bE      a          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALTUK KIRKPINAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,098 196,290 3 28 33 33 100

SAY 233,905 205,660 1 104 109 109 204

EA 283,668 198,530 2 27 27 27 34

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 11 2 10,50 26 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 110 34 101,50 36 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEEDECBCBCDADcdbEBAecd aECEAeCcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  DBb cE DD  BE                    CB B D

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 277,435 196,290 2 21 26 26 72

SAY 211,893 205,660 3 132 137 137 307

EA 270,288 198,530 3 41 41 41 63

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 9 5 7,75 26

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 8 7 6,25 16 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 107 47 95,25 34 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAcBbDEcCCbBDEADaEBBEBcAbCEEBACECcbBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 abDBEEADCaB                                   

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik  dADB    c  Eea DC   c       D   c  d  B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN NUR ŞİMŞEK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,808 196,290 15 70 80 80 228

SAY 190,838 205,660 15 206 216 216 508

EA 214,948 198,530 12 129 141 141 317

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15,00 38 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 4,56 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 76 22 70,50 25 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCbEBEDEEbcC CB DAD     cdE    bEAbC    

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bBC          E A                              

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik       E                                 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,095 196,290 8 40 46 46 145

SAY 200,103 205,660 6 167 175 175 412

EA 262,283 198,530 4 54 54 54 87

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 8 7 6,25 16 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 89 36 80,00 29 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBEDEBCCCBDEADDEBcbBccDC bBAaECcDBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik c    c a  EA BB  aA Be     a D  eB      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,924 196,290 5 30 35 35 111

SAY 220,910 205,660 2 117 122 122 261

EA 286,665 198,530 1 21 21 21 28

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 0 16,00 89 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 10 5 8,75 22 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 102 34 93,96 34 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCAEBED EDECBCBCDADBBEE ABEe BEaEAdeccBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  aBEAc   D  BEB  dC CdbB                

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,225 196,290 7 39 45 45 139

SAY 186,248 205,660 18 214 226 226 553

EA 211,748 198,530 14 135 148 148 344

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 15,50 39 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 2 11,50 29 4,56 1,65 3,17

Toplam: 280 81 20 76,00 27 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCcEBE caDECB B DAD BbE A          CcE  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2              b b  C  CC   AC     BBEDEBA      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 1 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,352 196,290 20 105 117 117 327

SAY 196,235 205,660 10 181 189 189 444

EA 184,722 198,530 20 191 207 207 558

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 13 3,75 9 16,64 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,11 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,28 0,41 0,81

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,70 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,33 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,14 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 11 7,25 18 4,56 1,65 3,17

Toplam: 280 79 46 67,96 24 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 dCE aa ad  C   E          De baAdbCb  cd

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 ab  a  eaE e  E ebB C C  a   B b  BDE aE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 1 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,968 196,290 22 115 128 128 355

SAY 173,278 205,660 23 228 249 249 710

EA 210,000 198,530 15 138 151 151 353

Katılımlar: 24 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 3 7 1,25 4

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 3 1 2,75 7 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 66 49 53,75 19 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCdAEBEDbBCCaBDEADDEeBb ccadcEcAdECdbBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik        D Db      C                      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP B 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,237 196,290 13 68 78 78 224

SAY 195,530 205,660 11 194 202 202 461

EA 223,632 198,530 11 124 134 134 261

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 82 38 72,96 26 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDE DEdeCcdDcecBEaaddEdD E EA C Ecb

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik a                                       

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 1 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,619 196,290 6 35 41 41 129

SAY 204,695 205,660 5 152 160 160 377

EA 258,947 198,530 5 60 60 60 99

Katılımlar: 24 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,48 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 8,70 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,90 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,56 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 16,64 7,56 7,99

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 1,80 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,26 1,76 1,13

Matematik 40 5 8 3,00 8 2,06 10,09 6,57

Toplam: 280 94 40 84,46 30 73,68 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEdEBEDEeCC BDEAeDEBdbdBA dEEBACEaA BEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  d  B c  Dd      Ceaa   beAE            

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,240 196,290 21 163 177 177 493

SAY 263,848 205,660 15 74 75 75 122

EA 214,515 198,530 18 130 143 143 324

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 13 1 12,75 32 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 5 1 4,75 37 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 99 36 90,00 32 87,92 86,70 67,98

Matematik B B A E  D  B B E C   DBa  D     C      

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdA c Bd e  DDb C  ABB   E ABdAEcEcacDaB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,005 196,290 19 160 174 174 487

SAY 235,693 205,660 26 102 107 107 196

EA 199,325 198,530 28 164 178 178 436

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 6 0 6,00 15 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 13 15 9,25 23 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 90 39 80,25 29 87,92 86,70 67,98

Matematik   BE  E       B        B  B             

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri babDcaBCCCbAeeE e b c      AaeA cE  cDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,883 196,290 6 88 99 99 284

SAY 372,058 205,660 1 10 10 10 11

EA 275,748 198,530 1 31 31 31 45

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 32 5 30,75 77 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 158 36 149,00 53 87,92 86,70 67,98

Matematik BcBEAAEaDDADBdcAEAC CEDBaABDDCB CCCBDB D

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdADcDBCeCbADDbaCBbABBABEEEABCAEAEBDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA K 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,633 196,290 7 93 104 104 298

SAY 341,643 205,660 2 21 21 21 25

EA 268,563 198,530 3 43 43 43 71

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 25 4 24,00 60 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 8 5 6,75 52 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 144 32 136,00 49 87,92 86,70 67,98

Matematik  EADBebD Da EBBD CAEBDECeBAECD   BD    B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri  bEcDeDCBbCDbDdbbBCEdEBABBdBAEECcA CADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,695 196,290 2 73 83 83 241

SAY 339,563 205,660 3 24 24 24 29

EA 274,445 198,530 2 34 34 34 51

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 21 8 19,00 63 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 26 9 23,75 59 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 4 7,00 50 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 4 6 2,50 19 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 149 30 141,50 51 87,92 86,70 67,98

Matematik BDBEdcadDDcc EBcEACDCEDBEABcDCBA b BDB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdADcDBCC bAD E  BbAaeAdaa AB AEAEB ADCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,525 196,290 5 85 96 96 281

SAY 245,403 205,660 21 89 93 93 164

EA 232,668 198,530 10 103 111 111 202

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 4 0 4,00 67 0,11 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,14 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,08 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,10 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 1 6,75 17 0,42 7,56 7,99

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 9 5 7,75 19 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 105 29 97,75 35 87,92 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  C EBE                  c        A C E  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik   B  eb DD   EBA  C   bB    c      B c  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri adADc BCeda De   cb        ABdAE E D eCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE KAYA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,500 196,290 40 235 259 259 807

SAY 169,368 205,660 40 230 251 251 750

EA 148,680 198,530 40 238 262 262 860

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

Matematik-1 30 3 2 2,50 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 47 30 39,50 14 87,92 86,70 67,98

Matematik e d                                     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri              cdb           ee Eac BdADe 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,915 196,290 9 116 129 129 357

SAY 327,730 205,660 4 27 28 28 42

EA 259,890 198,530 6 59 59 59 96

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 25 2 24,50 61 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 5 2 4,50 35 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 133 31 125,25 45 87,92 86,70 67,98

Matematik AEA  BAD DaAE BDD  EB ECDBAE DcCAB     B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDC bBbCDAabA BCE d  B  aAEEC ABdADDd

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 211,280 205,660 30 134 139 139 316

EA 187,465 198,530 30 183 198 198 528

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 7 7 5,25 13 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 10 -2,50 -19 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 18 -2,50 -6 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 71 47 59,71 21 87,92 86,70 67,98

Matematik b A cBbbCD b a D C b         D          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri b  ca   c a  c   B  A e   ddd dec adc bc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 186,530 205,660 39 213 225 225 550

EA 170,785 198,530 36 216 233 233 684

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 1 7 -0,75 -3 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 3 20 -2,00 -5 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 66 49 54,21 19 87,92 86,70 67,98

Matematik cbdbdd                      bC          

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri b      d   bc d bce     db ecddcbEcDcedB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,205 196,290 15 146 159 159 432

SAY 271,820 205,660 12 66 67 67 107

EA 226,930 198,530 13 113 123 123 236

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 20 8 18,00 60

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 24 11 21,25 53

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 16 10 13,50 34 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 113 56 99,00 35 87,92 86,70 67,98

Matematik c AD cADaDEeEBB DCc Bc  cBA  De   e   Dc

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbdcDeDCBCaabDb   ebAbBbcB BA ECcABCcD  

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 188,735 205,660 37 210 220 220 527

EA 173,565 198,530 35 212 229 229 667

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 1 3 0,25 1 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 3 17 -1,25 -3 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 66 42 55,96 20 87,92 86,70 67,98

Matematik          bE b                c          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri b dcc  bd e  cd a    d     B  bdc aCAbe 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,800 196,290 34 211 228 228 585

SAY 236,065 205,660 24 100 105 105 194

EA 200,575 198,530 27 162 176 176 426

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 15 9 12,75 43

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 15 7 13,25 33 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 85 55 71,25 25 87,92 86,70 67,98

Matematik caA  aA  DE  aB  CeaBDE DB  Cc   B    DB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri A bc      C  Dbea   d      eeE dc    eDc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,463 196,290 17 156 170 170 473

SAY 227,983 205,660 29 111 116 116 225

EA 192,493 198,530 29 173 187 187 482

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 7 4 6,00 15 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 88 37 78,75 28 87,92 86,70 67,98

Matematik  aAa   D b   B      Be          A D    B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri A  c   CdaC  e b     c     aA aCcABC De 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,918 196,290 39 234 258 258 804

SAY 187,660 205,660 38 212 223 223 540

EA 160,933 198,530 39 232 254 254 774

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19

Matematik-1 30 9 8 7,00 23

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 5 5 3,75 9 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 54 44 43,00 15 87,92 86,70 67,98

Matematik BcBd Aa  a a   A  C                     

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  EA   d     c b              b     ec   

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,223 196,290 13 141 154 154 425

SAY 239,823 205,660 22 95 100 100 181

EA 206,778 198,530 21 150 164 164 380

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 19 1 18,75 63

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 8 5 6,75 17 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 22 3,50 9 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 94 43 83,25 30 87,92 86,70 67,98

Matematik cE       DEcEBB              c   B dC  c

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri c dbD  bdbC  ebbCde Ad d B addEdcdBCAaee

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 296,235 205,660 10 50 51 51 72

EA 224,995 198,530 16 118 128 128 246

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 21 9 18,75 63 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 26 10 23,50 59 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 6 4 5,00 38 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 112 44 101,46 36 87,92 86,70 67,98

Matematik cDBEAcaaDDAcBEBcEcCDbEDBEABDcC  Cb BDBD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri b ADccBCeCCADeECb  AceABEa AaCAEdEBDAeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,435 196,290 37 229 246 246 662

SAY 197,113 205,660 35 177 185 185 433

EA 170,075 198,530 37 218 235 235 688

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 5 6 3,50 9 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 69 43 58,25 21 87,92 86,70 67,98

Matematik  a b cE DDcbB     Cc                    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  E  E de dd c   e b     E  AabAcdEBDADdB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,833 196,290 22 164 178 178 495

SAY 238,595 205,660 23 97 102 102 186

EA 202,273 198,530 26 159 173 173 417

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 13 10 10,50 26 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 10 19 5,25 13 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 94 58 79,50 28 87,92 86,70 67,98

Matematik aDBbAcEdD c BE A  ae Ec    bDa A    DB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bcADc dC Cb b dad cAd  eb  Aad dcE cADdB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,878 196,290 4 84 95 95 279

SAY 316,395 205,660 5 35 36 36 51

EA 268,443 198,530 4 44 44 44 72

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 23 5 21,75 54 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 18 16 14,00 35 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 135 35 126,25 45 87,92 86,70 67,98

Matematik    EAcEaDccDBEBAEACD EDBEABDcC     B B  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  bADc BaedbAaDd eBbA   cEdEAaCAEdEcDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 232,370 205,660 28 106 111 111 209

EA 204,145 198,530 24 156 170 170 400

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 12 3 11,25 28 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 84 35 75,71 27 87,92 86,70 67,98

Matematik  DBEec  DD  BEBAE C    B   c            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  dA   B   b   a  e    Ac d  BdAE aBDcDeB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,545 196,290 11 138 151 151 421

SAY 271,365 205,660 13 68 69 69 109

EA 226,560 198,530 14 116 126 126 239

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 15 11 12,25 41 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 6 0 6,00 60 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 21 11 18,25 46 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 5 8 3,00 21 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 15 19 10,25 26 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 116 58 101,50 36 87,92 86,70 67,98

Matematik dDBbAeaaDDAcBEBdd   CED dABbcC A   BDBDD

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri aEAcccdd eCADcbae bea  cEd AaaAEAE DAeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,230 196,290 8 110 122 122 340

SAY 308,650 205,660 7 40 41 41 57

EA 258,810 198,530 7 61 61 61 101

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 22 2 21,50 54 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 6 5 4,75 34 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 3 4 2,00 15 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 127 27 120,25 43 87,92 86,70 67,98

Matematik cEAD  AD Da EBB DCAEB  CDBA CD   B     B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEca ebB C ADE   bE aBda  aAEECAA CA D 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,223 196,290 33 209 226 226 582

SAY 209,480 205,660 31 138 146 146 331

EA 183,653 198,530 32 194 210 210 568

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 5 4 4,00 10 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 74 22 68,50 24 87,92 86,70 67,98

Matematik AcA B  D cae  B                         

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri                  Be        eAEbCcABCADe 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 255,025 205,660 17 82 84 84 143

EA 208,315 198,530 19 145 159 159 367

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 17 5 15,75 39 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 7 6 5,50 39 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 96 41 86,21 31 87,92 86,70 67,98

Matematik c  DBBeDaDE E B  C E   CcBcE D  ABD     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri cbEcc eCBCCeADdba   Ac c   aAdECcABCADD 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,310 196,290 16 150 164 164 451

SAY 246,768 205,660 19 87 91 91 158

EA 202,725 198,530 25 157 171 171 413

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 17 7 15,25 51

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 7 7 5,25 18 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 8 8 6,00 15 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 2 10 -0,50 -4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 13 22 7,50 19 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 98 60 83,00 30 87,92 86,70 67,98

Matematik  d     DdbEcc    CA B E be E    eB      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbbEcCDeB CeADbbadedAdBd edcecEbAe d De 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,523 196,290 14 143 156 156 428

SAY 269,090 205,660 14 70 71 71 112

EA 234,543 198,530 8 98 105 105 192

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 21 6 19,50 65

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 20 7 18,25 46 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 5 8 3,00 21 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 111 48 99,00 35 87,92 86,70 67,98

Matematik cEA BBA acacEBBD C EBe CDBA  D   BD  e B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri b ccbeDCBbCDbcbc  e  daba   AEEdcABCAaD 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA Fİ AN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,978 196,290 10 121 134 134 367

SAY 261,470 205,660 16 78 79 79 129

EA 234,253 198,530 9 99 106 106 193

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 15 11 12,25 41 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 4 3,00 30 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 19 15 15,25 38 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 10 24 4,00 10 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 115 65 98,75 35 87,92 86,70 67,98

Matematik  DBEddaaDDc cEB EbCDCEbeEAecD cA bbBDBe 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bEAcbadddbe e E bdcdc ced  AaCddAEBbcDCa

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 236,000 205,660 25 101 106 106 195

EA 187,465 198,530 30 183 198 198 528

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 8 11 5,25 18 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 10 12 7,00 18 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 91 50 78,96 28 87,92 86,70 67,98

Matematik cbdDBB adbE E B  aedB   a   bDd  BD     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AaEcae CBaCDADEba b dbabB  BAEECAAedADbc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILT* 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,775 196,290 18 158 172 172 477

SAY 290,858 205,660 11 54 55 55 79

EA 225,135 198,530 15 117 127 127 245

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 16 8 14,00 47

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 3 2,25 23 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 20 11 17,25 43 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 5 3 4,25 33 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 117 57 102,75 37 87,92 86,70 67,98

Matematik cEAD B D cdeEBBc CAEB EeeBAEeDB bBcaC   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbbEDeDdcCCDADEb  dE dBAB  aAEEaceBCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,293 196,290 12 139 152 152 423

SAY 250,408 205,660 18 83 87 87 152

EA 222,833 198,530 17 125 135 135 270

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 14 4 13,00 33 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 102 28 95,00 34 87,92 86,70 67,98

Matematik BDBEdca DDA B B      E B   bD       DB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  d  c dC  e   b   b        A aAEAEBcADCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,990 196,290 38 230 247 247 665

SAY 199,860 205,660 34 168 176 176 414

EA 168,230 198,530 38 222 239 239 701

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 4 0 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 4 5 2,75 7 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 60 27 53,25 19 87,92 86,70 67,98

Matematik  d       DE c       B   be E    e       

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri c E DC  d b  c      A       A  dcA   ee 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,558 196,290 36 216 233 233 604

SAY 234,398 205,660 27 103 108 108 201

EA 206,603 198,530 22 151 165 165 382

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 17 7 15,25 51

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 16 7 14,25 36 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 86 58 71,50 26 87,92 86,70 67,98

Matematik cDBEdAEaDDAD EBAccC  EaB b         B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri aEe c dC e  c a d cdB      Aad bAE bc eB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,213 196,290 35 212 229 229 591

SAY 301,525 205,660 9 46 47 47 65

EA 230,528 198,530 12 107 116 116 212

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 2 6,50 16

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 8 1 7,75 39

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 26 4 25,00 63 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 6 5 4,75 37 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 109 24 103,00 37 87,92 86,70 67,98

Matematik BDBEAca DDAcBEBAEACD   BE BDDC A   BaB D

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri DdbDceBCeCCADDb eBbAd ABEEcABaAEAEBaADCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BATU KATIL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,672 196,290 1 71 81 81 230

SAY 195,000 205,660 36 198 207 207 469

EA 204,402 198,530 23 155 169 169 398

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,11 1,51 1,70

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 0,14 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,08 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,10 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 10,00 25 0,42 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,02 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 0,03 0,41 0,81

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,03 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,02 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,09 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 0,16 1,65 3,17

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 85 47 73,71 26 87,92 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 ad  aE E cE BC C dD     Ae b dE  A C E  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 e db        dc  dA   CCDac a a   B EaEBA      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik                                    B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  d    de    c    c                  c  B

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 200,435 205,660 33 165 173 173 408

EA 177,735 198,530 34 201 217 217 618

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 3 5 1,75 4 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 67 40 57,46 21 87,92 86,70 67,98

Matematik d  aAe   b       A D    b               

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  E  c aae   e              eade da  ce B

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN Y 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,708 196,290 23 165 179 179 505

SAY 202,698 205,660 32 158 166 166 393

EA 179,238 198,530 33 199 215 215 601

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Toplam: 280 68 23 62,25 22 87,92 86,70 67,98

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 24 174 191 191 544

SAY 303,975 205,660 8 42 43 43 59

EA 230,555 198,530 11 106 115 115 211

Katılımlar: 40 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 30 5 28,75 72 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 6 6 4,50 35 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 113 45 102,21 37 87,92 86,70 67,98

Matematik cEAaBBAcdD AEBBDDC EBDECDBc CDB  BDCCDDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcabDCBbCeAabAaBCbAaeeBB aAdECAABCbaeB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,428 196,290 20 162 176 176 492

SAY 246,025 205,660 20 88 92 92 161

EA 207,068 198,530 20 149 163 163 377

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 11 4 10,00 25 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 4 0 4,00 29 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 94 28 87,00 31 87,92 86,70 67,98

Matematik  bA      DE E d    EB   cBbECDB         

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri         B C ADE   ed   b   aAEE cABCeDDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,155 196,290 3 80 91 91 266

SAY 309,040 205,660 6 39 40 40 56

EA 261,070 198,530 5 57 57 57 92

Katılımlar: 40 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 10,17 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,94 1,76 1,13

Matematik 40 18 3 17,25 43 12,11 10,09 6,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,91 2,35 1,49

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,32 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,51 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 9,74 7,08 4,59

Toplam: 280 133 24 127,00 45 87,92 86,70 67,98

Matematik B  EA E Dcc BEB E   CEDBEA DDaB         

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bd Dc BdeCb   E eBb BBd EE ABdAEAEBDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,748 196,290 11 153 167 167 462

SAY 281,538 205,660 7 62 63 63 95

EA 233,433 198,530 10 101 108 108 196

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 19 6 17,50 58

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 19 4 18,00 45 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 110 44 99,00 35 84,70 86,70 67,98

Matematik BD EAcE D   BEBAEeCDCE B bB D eA        

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bd ac BCeCbAbDECbBb BBb  d A  A dE DeDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 278,523 196,290 4 20 25 25 69

SAY 213,708 205,660 10 129 134 134 301

EA 277,100 198,530 5 30 30 30 43

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 8,24 7,56 7,99

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,62 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,55 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,30 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,18 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 4 6,00 15 1,90 1,65 3,17

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 8 7 6,25 16 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 108 45 96,75 35 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCbEBEDbdDECBCBCDADBdEEBcdECbBECEAdCcEaD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2  BC E DA ae E     e a           E             

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik acBd  E Db   EBc  b  E B  Ba            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,610 196,290 15 219 236 236 614

SAY 218,205 205,660 9 123 128 128 269

EA 190,685 198,530 13 175 189 189 491

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 11 9 8,75 22 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 77 53 63,75 23 84,70 86,70 67,98

Matematik ea  AA bD cD E c  CD  DB  ebD e   bB    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri aEADbcdCeed   d   be    ba Add   E bcedB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN AVCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,849 196,290 5 37 43 43 134

SAY 210,335 205,660 11 135 142 142 322

EA 262,692 198,530 8 53 53 53 86

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 8,24 7,56 7,99

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 6 4 5,00 13 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 94 34 85,96 31 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAEBED BCCCBDEcDDE cc dAeCEb ACECA eb 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cEdD   Da E  B      Bb                  

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 12 174 191 191 544

SAY 194,090 205,660 17 201 210 210 477

EA 171,480 198,530 17 215 232 232 681

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 62 25 56,21 20 84,70 86,70 67,98

Matematik  c  e                                   

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri   b                                     

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Deri 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜLTEKİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,093 196,290 20 241 265 265 839

SAY 166,960 205,660 18 231 252 252 769

EA 144,823 198,530 19 240 264 264 874

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 2 7 0,25 1 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 3 10 0,50 4 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 19 4,25 11 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 53 64 37,00 13 84,70 86,70 67,98

Matematik    b  E     c  c  C    d b b        b   

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdAabDda edAaeb   b        AabAEdEBDcede

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,528 196,290 8 103 115 115 325

SAY 340,003 205,660 4 23 23 23 28

EA 270,908 198,530 6 40 40 40 62

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 22 6 20,50 68

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 2 3,50 35 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 28 6 26,50 66 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 7 5 5,75 41 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 7 4 6,00 46 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 142 37 132,75 47 84,70 86,70 67,98

Matematik AEADB  DaDdAEBBDDCeEBDECDBbECDe ABD b  B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri ADdcDebCBaCD  Eb cCEbEeABB BAE dAdBCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,975 196,290 2 8 12 12 32

SAY 242,233 205,660 8 92 97 97 174

EA 329,475 198,530 2 8 8 8 8

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 16 5 14,75 49

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 35,25 88 8,24 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 10 6 8,50 21 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 125 25 118,75 42 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADdEE ACECADBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik c A B  Da a deB   AEBeE D    D          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ YERALTI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,115 196,290 18 231 252 252 726

SAY 202,423 205,660 14 160 168 168 398

EA 177,425 198,530 16 205 221 221 628

Katılımlar: 21 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 9 2,75 14

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 6 0,50 1 8,24 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 10 6 8,50 21 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 12 21 6,75 17 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 72 67 55,25 20 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 Bddc c                     C      b  d  

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  DBE cE DD   d A cC  a d  BDc           

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri Ddbacedbead eabCbBb B  e E eab EAEBaAeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,788 196,290 19 232 254 254 743

SAY 148,368 205,660 20 247 271 271 910

EA 144,208 198,530 20 242 266 266 877

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 2 10 -0,50 -3 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 8,24 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,62 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 0,55 0,41 0,81

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,26 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,30 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 26 2,50 6 1,90 1,65 3,17

Toplam: 280 43 67 26,25 9 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEa cadb C aEdac c a  ADb   A a bDc c

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 bbbcbdAbacaAd ccd Bbdc e aDCdB bACaDacaa      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 2 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL CAN ORTAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,264 196,290 10 140 153 153 424

SAY 206,150 205,660 13 150 158 158 364

EA 188,945 198,530 14 177 192 192 512

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 1,75 4 8,24 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,62 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 0,55 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,30 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,18 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 10 4,50 11 1,90 1,65 3,17

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 4 2 3,50 9 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 79 49 67,21 24 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 a                       eA C  a    bb E 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 ab  a  D   AEcE abBe         a    B Ecc       

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik   b     C  A    D   B               e   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri Abc     e              d   dA  ec Bdb  c

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA TEKİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 348,238 196,290 1 3 3 3 4

SAY 196,780 205,660 15 179 187 187 438

EA 265,853 198,530 7 48 48 48 76

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 8,24 7,56 7,99

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,62 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 0,55 0,41 0,81

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,26 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,30 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,18 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 28 4 27,00 68 1,90 1,65 3,17

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 3 2 2,50 6 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 120 30 112,50 40 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBcDE DECBCBCDAD  bEBcBECDBECEAACcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 ABaDEEDAECB EE AeACEDCC  EACDCA   ccDEB       

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik          b        Ce              C D   

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KARAKÖSE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,848 196,290 7 82 93 93 270

SAY 379,900 205,660 2 8 8 8 9

EA 284,733 198,530 4 24 24 24 31

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 34 5 32,75 82 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 162 37 152,75 55 84,70 86,70 67,98

Matematik AEADBBADCDEAEBBD CAEdDEbaBAECDBCABDbCDDa

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEEDCcCBeCeAedbCBCEAEBAaBEBAEECcABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ METİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,278 196,290 17 228 245 245 643

SAY 158,093 205,660 19 239 262 262 873

EA 166,103 198,530 18 226 243 243 720

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 5 10 2,50 14 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 22 9,50 24 8,24 7,56 7,99

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 1 1 0,75 2 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 46 46 34,50 12 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBcDbdadbBCdeDceB  a ABdbbaEaEedCdEca

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik             B                  e        

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,110 196,290 6 65 74 74 219

SAY 400,920 205,660 1 4 4 4 4

EA 298,125 198,530 3 14 14 14 18

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 35 5 33,75 84 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 11 3 10,25 73 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 167 33 158,75 57 84,70 86,70 67,98

Matematik cEADBBADaDaAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABbCCDDc

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbbEDCDCBeCDADEbCBeEAdBABBEaAEEacABCcDec

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 12 174 191 191 544

SAY 290,940 205,660 5 53 54 54 78

EA 224,300 198,530 11 123 133 133 256

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 20 6 18,50 62 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 25 6 23,50 59 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 11 3 10,25 73 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 2 8 0,00 0 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 110 41 100,21 36 84,70 86,70 67,98

Matematik cEAD BADaDEAdBBD C bBDdCcBA CD   BD  DDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDCDCBCCDcDdb BeE aaeae  AEEacABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 0 0,00 0

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Toplam: 280 0 0 0,00 0 84,70 86,70 67,98

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 300,293 196,290 3 10 14 14 36

SAY 285,553 205,660 6 58 59 59 88

EA 351,025 198,530 1 7 7 7 7

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 8,24 7,56 7,99

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 20 4 19,00 48 11,10 10,09 6,57

Toplam: 280 140 21 134,75 48 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBdDEBCCCBaEADDEBBEcBADCEb ACECAa Ec

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cEADBBADaDE EBB D cEBeEC B   DB         

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA ARSLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,064 196,290 9 119 132 132 365

SAY 196,235 205,660 16 181 189 189 444

EA 200,345 198,530 12 163 177 177 429

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,68 1,51 1,70

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 3,69 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,06 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,81 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 8,24 7,56 7,99

Toplam: 280 72 27 65,71 23 84,70 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEB D c eCd EA  Ec                   

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 1 33
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAN ŞENER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,070 196,290 16 224 241 241 633

SAY 208,488 205,660 12 141 149 149 343

EA 177,640 198,530 15 204 220 220 624

Katılımlar: 21 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 6 6 4,50 11 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 10 21 4,75 12 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 74 57 59,75 21 84,70 86,70 67,98

Matematik d Bb  EaDD   E cc      B   b            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  cc EDBe eCbeea e b BcAcad ecdb cb DcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 12 174 191 191 544

SAY 345,340 205,660 3 19 19 19 22

EA 242,370 198,530 9 86 90 90 160

Katılımlar: 21 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 9,50 8,34 5,44

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 1,60 1,76 1,13

Matematik 40 33 6 31,50 79 11,10 10,09 6,57

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,46 2,35 1,49

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,86 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,27 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 7,60 7,08 4,59

Toplam: 280 129 34 120,96 43 84,70 86,70 67,98

Matematik AEADBBADaDacEBBcDCAEBDECDBAECDBCeBDCdD B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri ADEcDCDCBeCDADEACBbddEBABBEBAEECcABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS SOLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,883 196,290 1 81 92 92 269

SAY 358,975 205,660 1 16 16 16 17

EA 284,083 198,530 1 26 26 26 33

Katılımlar: 1 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 25,00 8,34 5,44

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 6,75 1,76 1,13

Matematik 40 33 5 31,75 79 31,75 10,09 6,57

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 2,35 1,49

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,50 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 9,75 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 20,75 7,08 4,59

Toplam: 280 153 36 144,00 51 144,00 86,70 67,98

Matematik cEADBBeDaDEcEBBDDCAEBDECDBAECDBCAB  CcDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbdcbeDaBCCDADE CBedbaaeBBE AEECcABC DDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 1 174 191 191 544

SAY 280,270 205,660 1 63 64 64 98

EA 228,470 198,530 1 111 121 121 225

Katılımlar: 2 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 22 8 20,00 67 10,12 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 6 2,50 25 1,25 1,76 1,13

Matematik 40 26 14 22,50 56 11,38 10,09 6,57

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,88 2,35 1,49

Kimya 13 3 9 0,75 6 0,38 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,75 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 7,00 7,08 4,59

Toplam: 280 107 56 93,46 33 54,98 86,70 67,98

Matematik BaBEAcbaDDADBEBAaACDCEbBEABcDaaAbbdBecDD

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bdADcDBCeCCbDeEaeBbbcedcEc AaaAEAaeDAeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÖKHAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 129,728 196,290 2 247 271 271 930

SAY 151,275 205,660 2 246 270 270 905

EA 125,113 198,530 2 247 271 271 930

Katılımlar: 2 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 0 0,00 0

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 11 12 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 12 8,00 20

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4

Matematik-2 30 3 11 0,25 1 10,12 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 1,25 1,76 1,13

Matematik 40 3 11 0,25 1 11,38 10,09 6,57

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,88 2,35 1,49

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,38 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 2,75 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 7,00 7,08 4,59

Toplam: 280 29 50 16,50 6 54,98 86,70 67,98

Matematik edb Bdc  DdbE    dd a   b               

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri  cd   D  C   edb     ccA   db bdce acDe 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YASİN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,582 196,290 1 170 186 186 528

SAY 318,310 205,660 1 34 35 35 50

EA 240,645 198,530 1 89 93 93 164

Katılımlar: 1 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,00 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 1,00 7,56 7,99

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 23,25 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 5,00 1,76 1,13

Matematik 40 29 3 28,25 71 28,25 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,25 2,35 1,49

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,25 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,00 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 22,50 7,08 4,59

Toplam: 280 118 39 108,71 39 108,71 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1   E                                     

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cEADBBADaDEAEBBDeCAEB ECDB  CD  ABD  D B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbdcabcCdCCDADEbCBCEAcBAaBEaAEEacABCAeDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,447 196,290 12 17 22 22 63

SAY 215,720 205,660 16 127 132 132 288

EA 297,842 198,530 10 15 15 15 19

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 9 8 7,00 18 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 106 34 97,96 35 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAEBdDEdCCCBDEADDEBBEBBADCEEcACEC DBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  aAeBa D DdA  a cC  B   D   a   e D     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,285 196,290 24 45 51 51 161

SAY 194,470 205,660 34 200 209 209 475

EA 241,248 198,530 29 88 92 92 162

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 5 6 3,50 9 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 82 22 76,50 27 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  CcEBED aDECBCBecA BB EBA c    CEAdCcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2  BC         E                                 

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik BDdbdcE  bA  d    C                     

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 2 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,794 196,290 39 98 109 109 311

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 208,302 198,530 36 146 160 160 368

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 1 2,75 46 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 3 11,25 28 22,60 7,56 7,99

Toplam: 280 74 25 68,21 24 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEA                    eA     ACECdDBEA

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 362,900 196,290 1 1 1 1 1

SAY 212,848 205,660 18 130 135 135 303

EA 293,560 198,530 12 19 19 19 23

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 10 27,50 69 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 7 3 6,25 16 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 133 36 124,00 44 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAcBbDEBCCCBbEADDEBBEBBADCEEcACECADBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 aADBEEADCEBAdcEceEBACDCeEaDCABaEcCBaEABE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik  cAaB    D  E       B   b  E     B      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,260 196,290 44 157 171 171 474

SAY 163,518 205,660 40 235 256 256 833

EA 173,805 198,530 43 210 227 227 665

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 6 3,50 9 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 6,64 10,09 6,57

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,00 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 0,03 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 0,03 7,08 4,59

Toplam: 280 56 43 45,25 16 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEeE    c  C b c    E A b   E EAeCcEcD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 b        C  EEc  d   Cbaa        B            

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik                                    B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri        a    e              d e  eE  A a 

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 309,605 196,290 6 7 11 11 28

SAY 294,220 205,660 5 51 52 52 74

EA 359,260 198,530 5 5 5 5 5

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 23 7 21,25 71

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 23 7 21,25 53 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 150 33 141,75 51 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCAEBEDEaDECBCBCDADB EEBAeECecECcAACAEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik BaBEAca DDA  EBcEbCDdE BEA DDCe  C B BD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,253 196,290 25 46 52 52 162

SAY 207,683 205,660 22 144 152 152 348

EA 251,493 198,530 24 73 76 76 129

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 14 9 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 9 6 7,50 19 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 94 52 81,00 29 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEc aDEaBCBCDAe   EBAeECbeECEAdCccBb

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bBC         EE b                              

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik   Bb cEabD a E    CD E B  B        c    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 277,343 196,290 14 22 27 27 73

SAY 219,318 205,660 15 121 126 126 266

EA 281,133 198,530 14 28 28 28 37

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 15 0 15,00 50

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 27,75 69 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 7 0 7,00 23 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 8 1 7,75 19 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 104 22 98,50 35 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBE aEDECBCB DAD  EE AeEC cECbAACAEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2             E         C a  C C        B       

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik     A   DD        CDC  B      e    B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇETİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,399 196,290 36 67 77 77 222

SAY 189,610 205,660 37 209 219 219 522

EA 196,790 198,530 39 167 181 181 453

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 25 8,75 22 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 5 25 -1,25 -4 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 9 -1,25 -13 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 6 34 -2,50 -6 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 93 91 70,71 25 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCdAcBcedeaCbBDEADcEBecddAbbcbcAeaCAcccc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2             c E  aaeC C aaDCcB Ee BaE aE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik dccbeaeDbcabbedaaaAbBbbCcccddDdeeeeabcDe

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 3 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 286,563 196,290 10 14 19 19 52

SAY 228,273 205,660 11 110 115 115 223

EA 298,613 198,530 9 13 13 13 17

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 17 0 17,00 94 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 6 10 3,50 9 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 115 29 107,75 38 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEEDECBCBCDADB EEBAdEd eECEAdCcEBc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  DBb cE aD    ec   c   Ba   D    d   cb 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 288,722 196,290 9 12 17 17 48

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 222,335 198,530 33 126 136 136 274

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 12 21,00 53 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 105 47 93,71 33 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCbbBEDc DEaBC e A e bE ABdC abb AACcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 ABaDEEebdC bEEcAdeCEcCCDaE CDC cEB EDEBc      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 0 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 313,163 196,290 5 6 9 9 23

SAY 302,440 205,660 4 44 45 45 62

EA 367,115 198,530 3 3 3 3 3

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 24 5 22,75 57 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 153 27 146,25 52 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEdDECBCBCDADBdEEBcBEdDBECEAACcEBa

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik BeBEAAE DDA BEBcE CDCE dEA cD  A  CBDc  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN BEDİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 293,578 196,290 8 11 15 15 43

SAY 288,038 205,660 6 56 57 57 84

EA 360,765 198,530 4 4 4 4 4

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 21 0 21,00 70

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 26 0 26,00 65 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 136 20 131,00 47 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBAdECDdc*EAACcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik BDBEAA  DDADB BAE   CEDBEABDDC  C  B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,930 196,290 42 130 143 143 389

SAY 158,050 205,660 41 240 263 263 874

EA 176,980 198,530 42 207 223 223 631

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 6 5,50 14 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 56 41 45,75 16 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 dCEeEB  E CC   c  D a b dA dEb  CEC  BE 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 CADB  b Ccad   A   c     a        B           

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik  d       a       b               d      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,853 196,290 19 33 39 39 123

SAY 222,545 205,660 13 116 121 121 248

EA 273,763 198,530 16 36 36 36 53

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 9 7 7,25 18 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 103 42 92,50 33 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAEBaDEcCd BDEA cE Bb eADbEEdACECdcBEA

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik AE DBe DaDcb  e   c B   D A      d      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,630 196,290 41 128 141 141 380

SAY 153,215 205,660 42 243 267 267 898

EA 163,420 198,530 44 231 251 251 753

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19

Matematik-1 30 2 5 0,75 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 4 10,00 25 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 6,64 10,09 6,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,00 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,25 0,64

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,03 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,03 7,08 4,59

Toplam: 280 56 48 44,00 16 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCEbaBa acC  BDE   E    ec d E  eECA cE 

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 ad      C aAE E    AC    aDCA     B    E      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik    a    a     c         c               

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri              a                          

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 2 0
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,215 196,290 13 18 23 23 64

SAY 230,013 205,660 10 107 112 112 217

EA 305,935 198,530 8 11 11 11 15

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 11 3 10,25 26 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 112 32 104,00 37 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCEAEBEDEBCCCBDbADDEBBdBcADCEEdeeECADBEA

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  EA  e D bEA    DC  a   D A  D   B      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,024 196,290 27 48 54 54 164

SAY 204,695 205,660 25 152 160 160 377

EA 247,995 198,530 26 81 84 84 146

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 4 4 3,00 8 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 90 37 81,21 29 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEaDECBCBCDdbB bEBA Eb  babAeCcEB 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  bBE   eDe               Ae             

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,909 196,290 31 53 59 59 174

SAY 205,400 205,660 24 151 159 159 372

EA 246,515 198,530 28 83 86 86 150

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 4 3 3,25 8 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 89 35 80,71 29 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBED EDECBCeCDADB bEBc Eb  EaaAcC c a

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik   Bb    Dc  c    A  C                   

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,332 196,290 29 51 57 57 167

SAY 193,415 205,660 35 202 211 211 481

EA 236,155 198,530 30 95 101 101 184

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 1 8 -1,00 -3 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 1 8 -1,00 -3 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 86 38 76,96 27 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAdBEDEaDECBbBCDADB  E Ae b B  E eCcEB 

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik  a    d ce    d  c     a Ae             

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 281,328 196,290 11 16 21 21 60

SAY 318,903 205,660 2 31 32 32 47

EA 355,733 198,530 6 6 6 6 6

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 6 0 6,00 60 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 33 1 32,75 82 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 147 27 140,25 50 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEaDECBCBCDADB EEBcdEe cECEAdCccec

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik B BEAAE DDcDBEBAEACDCEDBEABDDCB  CCBDB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU ÖZALP 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 349,194 196,290 2 2 2 2 3

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 268,025 198,530 18 45 45 45 73

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 10 26,50 66 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 123 39 113,71 41 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEcEEDECBCBCDcDB EEBcdbdDBECEAACAEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bBCbEEDAECBdEdcAeACEaCCDaE CDCAAEeBEDEBb      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,285 196,290 38 96 107 107 305

SAY 180,085 205,660 38 218 234 234 622

EA 209,918 198,530 34 139 152 152 354

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 1 4 0,00 0 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 71 41 60,75 22 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBED aDECBCBeaA a  E Ae b dbCEAdCcEcc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik e  a    b         C        b            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,697 196,290 35 63 72 72 206

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 207,915 198,530 37 148 162 162 371

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 86 48 74,46 27 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cdEcEB  dBe  BDE   E B  cAbbcbadeECcDBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 abDeE b  a b  Ed  a Ca  EaDC   a  BD          

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 0 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BATI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,193 196,290 23 44 50 50 159

SAY 198,483 205,660 27 172 180 180 426

EA 246,758 198,530 27 82 85 85 149

Katılımlar: 44 248 273 273 951

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 11 2 10,50 58 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 3 6 1,50 4 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 88 34 79,50 28 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEbEB DEBCCCBDEAe   Bc BAeeEEcAbECAaBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  d  B  D          e B ce  b     e       

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSE R 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,027 196,290 17 25 30 30 92

SAY 213,860 205,660 17 128 133 133 299

EA 286,025 198,530 13 22 22 22 29

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 7 3 6,25 16 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 101 32 93,46 33 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCAEBEDEEDECBCB DADBBEcBABECDdbCEAACcceD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik a  E AE  b  c     CD     A D            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,540 196,290 40 112 125 125 350

SAY 151,760 205,660 44 245 269 269 904

EA 187,593 198,530 40 182 197 197 525

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 20 5,00 13 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 59 59 44,25 16 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBdDE Db BCBCbA eBdEcAcEdeB CaAACccBe

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bcdbEbDAcaadEbced   eC Da e a   aBcED Bd      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 0 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SENAY TURH* 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,385 196,290 22 38 44 44 136

SAY 233,705 205,660 9 105 110 110 205

EA 271,215 198,530 17 39 39 39 61

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 6 1 5,75 29

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 10 8 8,00 20 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 108 47 96,25 34 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 BCAdBEDEaDECcCBeDdeBeEbce EC ebCEAACcEcb

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik B    bbdDDe eEB a CD  bB A D         d  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL Y 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 324,803 196,290 4 5 8 8 20

SAY 305,843 205,660 3 41 42 42 58

EA 378,470 198,530 1 1 1 1 1

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 23 7 21,25 71

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 21 9 18,75 63 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 6 3 5,25 53 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 27 12 24,00 60 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 160 34 151,50 54 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADdEEcACECADBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cEADBeeDaDEcEaBDDCecBaECDBAECDedABDCCD c

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CANBAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,807 196,290 34 58 66 66 197

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 231,137 198,530 31 105 114 114 208

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 22,60 7,56 7,99

Toplam: 280 84 36 75,46 27 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDcd EdBCBdDADB cE cdEb abCEAcCAcBc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EGE GÜLŞEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,553 196,290 16 24 29 29 88

SAY 238,905 205,660 8 96 101 101 184

EA 294,535 198,530 11 17 17 17 21

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 19 7 17,25 58

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 11 6 9,50 24 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 115 38 105,50 38 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEEDECBCcdDAD BbE cBEeDBEbEAdC EaD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik c  EAAdaDb     A  CD   BE  bD      B c  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,510 196,290 18 31 36 36 113

SAY 206,860 205,660 23 147 155 155 356

EA 265,723 198,530 19 49 49 49 77

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 12 6 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 4 9 1,75 4 6,64 10,09 6,57

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,00 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,03 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,03 7,08 4,59

Toplam: 280 100 41 89,75 32 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCAEBEDEEDcCBCdaDAD  EEBAeEdDBEeEAdCcEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik a B  cEeDe  Bd c   bd      a            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  EA c de e  c                   c   A a 

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,717 196,290 15 23 28 28 78

SAY 247,725 205,660 7 86 90 90 157

EA 319,372 198,530 7 9 9 9 11

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 19 2 18,50 46 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 114 29 107,21 38 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEaD CBCBCDADBBEEBAdECDBECEA CcEBb

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik   BEA EdDDADBEB Ee  CE B  B D        B D

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA POLAT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,937 196,290 26 47 53 53 163

SAY 196,235 205,660 28 181 189 189 444

EA 201,030 198,530 38 160 174 174 423

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 20 9,00 23 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 15 12,25 31 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 92 57 78,21 28 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEeEBEbcBeCbdDbA Dd    eAcbcbBdabCA ccc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 CbDacEc  a eE EbecBe  CbEaDCeB EcdB E BE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 1 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 303,918 196,290 7 9 13 13 34

SAY 319,218 205,660 1 30 31 31 46

EA 378,410 198,530 2 2 2 2 2

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 32 4 31,00 78 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 155 26 148,50 53 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBEDEBaCCBDEADDEBBEB ADeEdcACECAbBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cEADBBcD DEAEBBDDCAEBDECDBAECDe ABD CD c

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,879 196,290 21 36 42 42 131

SAY 209,460 205,660 19 139 147 147 332

EA 261,657 198,530 21 56 56 56 90

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 2 4 1,00 17 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 6 5 4,75 12 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 95 38 85,96 31 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEdcedDEdCCCBDEADDEBBd  ADCdEBACECbbBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik   d  B D  E      C  Be d        ec     B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAYMAKÇALAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,207 196,290 20 34 40 40 126

SAY 208,925 205,660 20 140 148 148 339

EA 264,775 198,530 20 52 52 52 83

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 5 2 4,50 11 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 95 36 86,46 31 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCEAEBaDEBCCCBaEADaEBBcedADeEEBACECAeccc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik  Ec    D D       C  e        D          

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,990 196,290 43 135 148 148 403

SAY 174,078 205,660 39 227 248 248 704

EA 209,393 198,530 35 141 155 155 358

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 4 2 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 6 2 5,50 14 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 58 31 50,25 18 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEB  E DE BCBCD  eBEEBeebd B aEAACcc a

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik d  E     c      E CD      BD            

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 0 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,498 196,290 37 86 97 97 282

SAY 152,638 205,660 43 244 268 268 902

EA 177,653 198,530 41 203 219 219 620

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 6 18 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 18 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 19 15,25 38 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 23 11,25 28 3,85 1,65 3,17

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 71 90 48,50 17 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 dCbEBEDEEcbCBCBeeebBc EBcccacBbdaAACAbeD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2 bcCbbaedcCceEEcABdebaCbbaEAbDaceEBcEDEBA      

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik                      ac                 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 3 0 100
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 2 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,895 196,290 28 50 56 56 166

SAY 219,763 205,660 14 120 125 125 265

EA 254,115 198,530 23 68 70 70 119

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 18 3 17,25 58

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 7 3 6,25 16 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 97 37 87,75 31 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCAEBEDbaDECBCcdbADBdEEBccEd ac EAdCcEBc

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik dD E    D    c    C     E Bb         B  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÇOKSEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,760 196,290 32 56 63 63 185

SAY 225,455 205,660 12 113 118 118 236

EA 257,123 198,530 22 64 65 65 109

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 18 9 15,75 53

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 14 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 17 18,75 47 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 11 11 8,25 28 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 13 13 9,75 24 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 105 70 87,50 31 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBdbEdbCCBbEADaEacEddeadEEBACaCbDBEc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Matematik cbdDBd DaDEAEB  DC  aed bcA  cd  B d   B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 3 0
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EGE * BİL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,742 196,290 30 52 58 58 170

SAY 207,965 205,660 21 142 150 150 346

EA 248,025 198,530 25 80 83 83 145

Katılımlar: 44 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 6 7 4,25 11 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 92 42 81,96 29 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBdDaEDdCBCcd ADB  dcAdEdbBECdAeCAEBD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik B dcA E  e     c  CD  bc         e B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 0 1 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,858 196,290 33 57 64 64 188

SAY 190,810 205,660 36 207 217 217 509

EA 229,795 198,530 32 109 118 118 218

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 10 5 8,75 29

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 22,60 7,56 7,99

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 5,87 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,77 1,76 1,13

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 6,64 10,09 6,57

Toplam: 280 86 49 73,75 26 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 cCbEBEDEdDECBCcCDAcBc EeAcEd eEeEAACccBa

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik d  beeb ab    cb       B       A        

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 8 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 340,263 196,290 3 4 4 4 8

SAY 201,475 205,660 26 163 171 171 404

EA 274,543 198,530 15 33 33 33 50

Katılımlar: 44 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,18 1,51 1,70

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,91 3,64 3,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,47 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 30,50 76 22,60 7,56 7,99

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 0,93 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,95 0,41 0,81

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,57 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,55 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,86 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 8 22,00 55 3,85 1,65 3,17

Toplam: 280 121 28 114,00 41 90,51 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCEAEBaDEBCCCBDEADcEBBE  ADdEEBACECADBcc

Cevap Anahtarı A BCEAEBEDEBCCCBDEADDEBBEBBADCEEBACECADBEA

Sosyal-2 aAaB E DC BAEBE  EeAC b EaaCA DEeCBDEAcE      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 2 1 67
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZEN 21175 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,073 196,290 1 55 61 61 181

SAY 223,283 205,660 1 115 120 120 245

EA 257,103 198,530 1 65 66 66 110

Katılımlar: 2 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,38 1,51 1,70

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 4,38 3,64 3,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,50 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,50 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 9,75 7,56 7,99

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 4,75 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 1,88 1,76 1,13

Matematik 40 10 2 9,50 24 6,62 10,09 6,57

Toplam: 280 96 37 86,75 31 77,60 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCAEBEDEaDECBCc DdeB  EaAdEdbdECEAdCccaD

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik   BEAAE       B        B   bD  e   BD   

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 1 2 33
Destan 1 1 0 100
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ SATIŞ 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 2 174 191 191 544

SAY 211,930 205,660 2 131 136 136 306

EA 177,735 198,530 2 201 217 217 618

Katılımlar: 2 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 4,75 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 1,88 1,76 1,13

Matematik 40 4 1 3,75 9 6,62 10,09 6,57

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,25 2,35 1,49

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,25 1,25 0,64

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,88 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 3,88 7,08 4,59

Toplam: 280 77 36 68,46 24 77,60 86,70 67,98

Matematik d        DA                         DB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri aEA c Ba Cebc b    e       baaAEAEB eeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETHAN DOĞANAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 44 174 191 191 544

SAY 368,470 205,660 5 11 11 11 12

EA 252,795 198,530 16 71 74 74 125

Katılımlar: 78 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 39 1 38,75 97 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 11 2 10,50 81 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 136 28 129,46 46 88,50 86,70 67,98

Matematik cEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDCDCBCCDADEbCdCEAEBABBEBAEEaAABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİNİCİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,293 196,290 70 236 260 260 810

SAY 203,455 205,660 58 157 165 165 388

EA 167,188 198,530 66 225 242 242 710

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 0 0,00 0

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 9 3 8,25 21 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 55 18 50,50 18 88,50 86,70 67,98

Matematik       E bD D E c c D   B   D        DB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  EAcc BC be c              A d   E  c  B

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 44 174 191 191 544

SAY 262,385 205,660 35 77 78 78 128

EA 218,740 198,530 34 127 138 138 288

Katılımlar: 78 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 19 10 16,50 55 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 20 11 17,25 43 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 99 45 88,21 32 88,50 86,70 67,98

Matematik BcBEAcaaDcAeBEBcEbCaCEDBbABDD e      B  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri aEcD  BC Ce D E e cA  bd d ABaAEdEccADCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,085 196,290 26 132 145 145 396

SAY 300,223 205,660 21 47 48 48 68

EA 236,130 198,530 25 96 102 102 185

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 20 8 18,00 60

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 17 9 14,75 49 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 4 4,00 40 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 22 13 18,75 47 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 4 7 2,25 17 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 126 62 110,50 39 88,50 86,70 67,98

Matematik   BEA EaDbADBEdbEeCDad BEbBcDC edeCBDBDc

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bEAcceBCCCdADDbCCBAda eebd AadAEAEdDcDaB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA PALALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,448 196,290 13 95 106 106 302

SAY 341,430 205,660 12 22 22 22 26

EA 265,588 198,530 9 50 50 50 80

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 24 6 22,50 75

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 22 8 20,00 67 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 29 8 27,00 68 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 5 6 3,50 27 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 147 48 135,00 48 88,50 86,70 67,98

Matematik BDBEAcabDDeDBEBcEAdDCdDBEABDeCBA  CBDBD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bcADbDBCCdbADDE CBb aceBdaEAcdAEAEBDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ATEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,378 196,290 68 227 244 244 636

SAY 211,315 205,660 53 133 138 138 315

EA 165,798 198,530 68 228 245 245 725

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 4 5 2,75 28

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 4 14 0,50 2 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 8 14 4,50 11 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 14 22 8,50 21 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 80 69 62,75 22 88,50 86,70 67,98

Matematik cd   dbcaabA  a DC  de  beA  cBC B     B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEbDeDbdbCDAeb   Caddcbc dBAdEdcAcCdaDc

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAVKACI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,975 196,290 39 167 181 181 517

SAY 263,360 205,660 33 75 76 76 123

EA 208,710 198,530 39 143 157 157 363

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 11 14 7,50 25

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 16 16 12,00 30

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 17 8 15,00 38 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 104 56 90,00 32 88,50 86,70 67,98

Matematik  DBE AaaDDc BEe  Aac EbB   DD  A  bB BD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bE Dc ddCCCADD    c c  B d AcC  AEBDceCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,645 196,290 15 102 114 114 323

SAY 273,925 205,660 29 64 65 65 103

EA 234,905 198,530 26 97 104 104 190

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 12 4 11,00 28 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 119 36 110,00 39 88,50 86,70 67,98

Matematik AEA  dAD DE dBB    Ec      E c    D     

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEac D daea  db  Cd dBAB dBAEEdAABCADe 

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA MOLLA 11208 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 44 174 191 191 544

SAY 262,890 205,660 34 76 77 77 126

EA 198,585 198,530 42 165 179 179 438

Katılımlar: 78 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 10 3 9,25 23 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 7 6 5,50 42 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 98 38 88,96 32 88,50 86,70 67,98

Matematik AaADBe DaDEA  B     B                   

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDe CBbCDADEbaBbEAaBAcBdcAEECAABdADeB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK UYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,395 196,290 72 238 262 262 820

SAY 185,520 205,660 68 215 228 228 558

EA 157,965 198,530 71 234 256 256 791

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 4 16,00 40

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 5 4 4,00 10 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 1 0 1,00 7 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 48 27 41,25 15 88,50 86,70 67,98

Matematik  b DB  D  E     eC  a b                 

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri   E               eE b     ee Edc  C  ea

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ADIGÜZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 142,198 196,290 75 242 266 266 905

SAY 164,148 205,660 74 234 255 255 830

EA 144,278 198,530 75 241 265 265 876

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 3 2 2,50 6 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 5 16 1,00 3 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 41 41 30,75 11 88,50 86,70 67,98

Matematik BeB   E           b                     

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  a ab Be bd c   b          bedAEbd bcbCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,333 196,290 11 91 102 102 294

SAY 347,748 205,660 11 18 18 18 21

EA 267,893 198,530 8 46 46 46 74

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 23 6 21,50 72

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 29 4 28,00 70 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 8 5 6,75 52 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 147 43 136,25 49 88,50 86,70 67,98

Matematik AEA BBAD DEcEBB   AEBDa DB ECDcCABDCCDeB

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbdcDaeCdCCDbDEbCBCEbaBAaBdaAEEaAdBCdDDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DAĞLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,468 196,290 35 155 169 169 466

SAY 271,723 205,660 30 67 68 68 108

EA 226,888 198,530 29 114 124 124 237

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 19 5 17,75 44 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 6 1 5,75 41 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 104 45 92,75 33 88,50 86,70 67,98

Matematik cEA B AD DEcEBB bCcEB   DBA      BD  e B

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri   Ec    BCC ADbc     a  a  BAbEdA Bdbcee

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZYÜREK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,808 196,290 22 124 137 137 375

SAY 303,218 205,660 19 43 44 44 60

EA 239,298 198,530 22 92 98 98 173

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 17 9 14,75 37 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 5 4 4,00 31 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 126 37 116,75 42 88,50 86,70 67,98

Matematik cE c d  aDE EBB   AEBDEdaBAECDe  Bc    c

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEcDCDdBbCDAD bC eEAcBA e BeEECeABCADDB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ELVERİŞLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,170 196,290 63 220 237 237 618

SAY 204,005 205,660 57 156 164 164 384

EA 181,200 198,530 56 197 213 213 588

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36

Fizik 7 0 6 -1,50 -21

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 8 7 6,25 16 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 81 62 65,50 23 88,50 86,70 67,98

Matematik B  E     D   ddb  C     E  bD  e d BaB  

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bcb b  C e de bCa be   ed  AaCA AEBcADdB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK ŞEKER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,552 196,290 44 174 191 191 544

SAY 368,320 205,660 6 12 12 12 13

EA 256,270 198,530 14 66 67 67 113

Katılımlar: 78 248 273 273 951

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 25,63 64

Tarih-1 5 3 1 2,32 46

Coğrafya-1 5 3 1 3,27 65

Felsefe 5 2 2 1,74 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,19 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,51 53

Matematik-1 30 13 4 11,93 40

Geometri 10 2 0 2,30 23

TYT Matematik 40 15 4 14,23 36

Fizik 7 2 2 1,88 27

Kimya 7 3 1 2,39 34

Biyoloji 6 3 1 2,32 39

TYT Fen 20 8 4 6,59 33

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 40 0 40,00 100 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 11 2 10,50 81 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 135 29 128,21 46 88,50 86,70 67,98

Matematik BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bcADcDBCCCCADDECCBbAaBABEEEAaCAEAEBDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AĞIR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,508 196,290 59 207 224 224 577

SAY 193,075 205,660 66 203 212 212 482

EA 167,585 198,530 65 224 241 241 708

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,22 1,51 1,70

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,16 3,64 3,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 0,54 7,56 7,99

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,13 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,12 0,41 0,81

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,08 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,17 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 0,62 1,65 3,17

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 3 3 2,25 6 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 9 20 4,00 10 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 68 41 57,75 21 88,50 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1  C        d                             

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Sosyal-2                             D       D B       

Cevap Anahtarı B ABCDEEDAECBAEEBABACEDCCDBEACDCAAEBBEDEBAACBDDC

Matematik       E aDc                b       B    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri DE ec de Cb ceb ecA   da b AdabdAE bcDaB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YAMAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,523 196,290 5 66 76 76 221

SAY 364,365 205,660 8 14 14 14 15

EA 294,043 198,530 3 18 18 18 22

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 31 6 29,50 74 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 6 5 4,75 37 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 160 32 152,00 54 88,50 86,70 67,98

Matematik BDBEAcadDDADBEBAEACDCEDBEdBDDCBA e BDcD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri bcADcDBCCCebaDECeBbda ABE dABaAEAEBDADCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Küre 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,910 196,290 42 171 188 188 531

SAY 220,600 205,660 47 118 123 123 262

EA 185,725 198,530 52 188 204 204 549

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 6 5 4,75 12 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 77 43 66,25 24 88,50 86,70 67,98

Matematik eE eB c  bE         B   b  E     B      

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri A dcDeD    bAbdb  e A       e bdc  C c  

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU CEYHAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,918 196,290 9 83 94 94 278

SAY 309,685 205,660 18 38 39 39 55

EA 257,373 198,530 13 63 64 64 108

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 19 2 18,50 46 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 129 22 123,50 44 88,50 86,70 67,98

Matematik B  EA E DDA BEBA  aD   BE   DC     BeBD 

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri   ADcDBCe bADa  eBbA  b  a A dAEAEB eeCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KILIÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,405 196,290 29 144 157 157 429

SAY 219,205 205,660 49 122 127 127 267

EA 178,870 198,530 57 200 216 216 605

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 17 9 14,75 49

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,13 0,41 0,78

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,12 0,41 0,81

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,12 0,25 0,47

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,08 0,21 0,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,17 0,38 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 2 7,50 19 0,62 1,65 3,17

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 5 4 4,00 10 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 89 57 74,75 27 88,50 86,70 67,98

Sosyal-2                           DCAB Ec BaE  E      

Cevap Anahtarı A CADBEEADCEBAEBEACEBACDCAEBDCABDEACBDEABEDBCCAD

Matematik          b cEBB DCec                    

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri AbEbD DbBbC A  bdceE a     cA ECAbBdd  B

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Sosyal Psikoloji ve Davranışlara Etkisi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL SERDAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,263 196,290 7 75 85 85 246

SAY 408,383 205,660 2 2 2 2 2

EA 291,368 198,530 4 20 20 20 25

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 35 4 34,00 85 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 11 2 10,50 81 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 169 23 163,25 58 88,50 86,70 67,98

Matematik BDBEA aaDDcDBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBaBDD

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri DEADcDBCCCCADDECCBbAaBABEEEAdCAEAEcDcDCB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Küre 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Dönerek Öteleme Hareketi 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Deri 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇAKMAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,550 196,290 67 226 243 243 635

SAY 204,285 205,660 56 155 163 163 382

EA 173,635 198,530 60 211 228 228 666

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 9 5 7,75 26

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 4 3 3,25 8 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 3 1 2,75 20 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 68 33 59,75 21 88,50 86,70 67,98

Matematik  c  B  a   A    DC      b               

Cevap Anahtarı A AEADBBADCDEAEBBDDCAEBDECDBAECDBCABDCCDDB

Fen Bilimleri  bE       C  D      d       dEEbcA Cd eB

Cevap Anahtarı A ADEEDCDCBCCDADEACBCEAEBABBEBAEECAABCADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Deri 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Fotosentez ve Solunum İlişkisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ HIZ RENK AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İBAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,055 196,290 66 225 242 242 634

SAY 160,573 205,660 75 236 259 259 861

EA 165,853 198,530 67 227 244 244 723

Katılımlar: 78 248 273 273 951

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,22 1,51 1,70

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,16 3,64 3,60

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,12 1,52 1,76

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,04 0,90 0,93

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 4 8,00 20 0,54 7,56 7,99

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 10,16 8,34 5,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,60 1,76 1,13

Matematik 40 2 8 0,00 0 12,77 10,09 6,57

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 4,08 2,35 1,49

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,92 1,25 0,64

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 5,49 3,48 2,46

Fen Bilimleri 40 3 15 -0,75 -2 11,50 7,08 4,59

Toplam: 280 50 52 37,00 13 88,50 86,70 67,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCcEBE    E  C   Ab     A         bC    

Cevap Anahtarı B BCAEBEDEEDECBCBCDADBBEEBABECDBECEAACAEBD

Matematik     ee   D        b    dEcdc       d    

Cevap Anahtarı B BDBEAAECDDADBEBAEACDCEDBEABDDCBACCCBDBDD

Fen Bilimleri  db E de e  e     c        edae  c DcedB

Cevap Anahtarı B DEADEDBCCCCADDECCBAABBABEEEABCAEAEBDADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 3 0 0 0
Destan 1 0 0 0
I. Yeni (Garip Akımı) (1940-1954) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatında Türler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Parabolün Tepe Noktası 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Küre 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Dönerek Öteleme Hareketi 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
