
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 31 7 29,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 1 4,75 77 14 73,50 361,704 80

2 0 TOPOĞLU IRMAK  ME 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 5 6,75 4 1 3,75 7 0 7,00 6 0 6,00 68 19 63,25 333,537 141

3 0 TUBA YAKIN  ME 25 12 22,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 6 0 6,00 62 25 55,75 310,270 188

4 0 İPEK GÜNBAY  ME 22 13 18,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 60 25 53,75 304,480 210

5 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 25 14 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 55 24 49,00 289,196 271

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 22 16 18,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 55 25 48,75 289,111 272

7 0 FATİH KURT  ME 25 14 21,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 52 26 45,50 280,042 306

8 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 50 18 45,50 279,462 307

9 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 12 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 50 21 44,75 276,597 315

10 13131 ÖMER GÜLEÇ  ME 16 17 11,75 5 0 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 51 27 44,25 276,053 318

11 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 19 13,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 16 3 15,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 4 1 3,75 53 35 44,25 275,237 320

12 0 SILA SÜZ  ME 14 13 10,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 49 25 42,75 271,331 333

13 0 NİSA AKSU  ME 21 17 16,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 12 3 11,25 49 24 43,00 270,624 335

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 25 11 22,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 50 30 42,50 270,231 339

15 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 20 20 15,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 49 28 42,00 268,778 345

16 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 15 24 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 4 2 3,50 50 37 40,75 265,733 357

17 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 15 16,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 44 24 38,00 256,732 393

18 0 AYŞE AYDIN  ME 11 9 8,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 1 4,75 39 15 35,25 250,184 424

19 0 RÜMEYSA KAYA  ME 15 20 10,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 41 26 34,50 247,089 437

20 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 25 12 22,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 38 13 34,75 246,363 440

21 0 HİLAL YILMAZ  ME 15 14 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 39 26 32,50 240,291 461

22 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 20 16 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 39 30 31,50 237,870 466

23 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 18 17 13,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 39 32 31,00 236,613 473

24 0 ZELAL USLU  ME 26 6 24,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 34 11 31,25 236,025 475

25 0 SARENUR KATLANÇ  ME 15 10 12,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 0 2,00 35 18 30,50 234,930 477

26 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 19 16 15,00 3 0 3,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 35 19 30,25 234,192 478

27 0 MEHMET ATLI  ME 20 18 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 1 0 1,00 37 28 30,00 232,772 482

28 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 22 10 19,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 35 21 29,75 232,599 483

29 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 17 8 15,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 13 29,75 232,255 486
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

30 0 LORİN CANİK  ME 15 7 13,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 2 4,50 1 1 0,75 33 14 29,50 231,312 492

31 0 ÖZNUR SALTIK  ME 18 18 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 5 3,75 36 26 29,50 231,155 494

32 0 BERAT DEMİRCAN  ME 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 31 29,25 230,327 498

33 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 22 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 36 30 28,50 228,681 503

34 0 BEDRİYEASLAN  ME 19 18 14,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 34 27 27,25 224,923 518

35 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 19 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 34 28 27,00 223,747 524

36 0 REŞİT ACAR  ME 11 20 6,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 36 39 26,25 223,448 526

37 0 KAAN KARAKAŞ  ME 19 18 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 0 1,00 34 30 26,50 222,533 534

38 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 17 11,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 32 25 25,75 220,206 546

39 0 MELİSA HATAY  ME 20 15 16,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 31 21 25,75 220,101 547

40 0 NAZLI BALA  ME 15 16 11,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 7 1,25 31 27 24,25 215,836 558

41 0 KAAN AKAR  ME 17 21 11,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 32 35 23,25 213,337 567

42 0 EGEMEN BİLGİ*   O  ME 17 12 14,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 29 23 23,25 212,811 571

43 0 BEYZA NUR AKAN  ME 13 16 9,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 29 22,75 212,046 573

44 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 18 14 14,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 5 1,75 28 21 22,75 211,326 575

45 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 15 21 9,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 29 27 22,25 210,003 577

46 0 TÜMER KAPLAN  ME 8 16 4,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 28 30 20,50 205,589 597

47 0 TALHA KARAKOÇ  ME 12 22 6,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 29 34 20,50 204,908 599

48 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 10 8,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 25 22 19,50 202,772 604

49 0 EFE ALTAN  ME 14 24 8,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 4 1 3,75 31 46 19,50 202,555 605

50 0 KAAN ARIKAN  ME 12 19 7,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 6 1 5,75 26 29 18,75 199,739 610

51 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 8 12 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 18 14 14,50 187,378 631

52 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 15 8,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 21 31 13,25 183,791 638

53 0 YİĞİT FİLİZ  ME 6 34 -2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 96 0,00

54 0 BURAK TOYGUN  ME 4 16 0,00 4 16 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 31 7 29,25 16 2 15,50 20 2 19,50 10 3 9,25 77 14 73,50 361,704 1 77 77 77 80

2 0 TOPOĞLU IRMAK  ME 25 12 22,00 18 1 17,75 8 5 6,75 17 1 16,75 68 19 63,25 333,537 2 127 127 127 141

3 0 TUBA YAKIN  ME 25 12 22,00 15 5 13,75 11 8 9,00 11 0 11,00 62 25 55,75 310,270 3 168 168 168 188

4 0 İPEK GÜNBAY  ME 22 13 18,75 15 3 14,25 11 5 9,75 12 4 11,00 60 25 53,75 304,480 4 187 187 187 210

5 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 25 14 21,50 15 5 13,75 10 5 8,75 5 0 5,00 55 24 49,00 289,196 5 237 237 237 271

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 22 16 18,00 13 6 11,50 12 2 11,50 8 1 7,75 55 25 48,75 289,111 6 238 238 238 272

7 0 FATİH KURT  ME 25 14 21,50 13 7 11,25 3 1 2,75 11 4 10,00 52 26 45,50 280,042 7 263 263 263 306

8 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 26 12 23,00 12 2 11,50 4 2 3,50 8 2 7,50 50 18 45,50 279,462 8 264 264 264 307

9 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 25 12 22,00 11 5 9,75 9 2 8,50 5 2 4,50 50 21 44,75 276,597 9 271 271 271 315

10 13131 ÖMER GÜLEÇ  ME 16 17 11,75 13 6 11,50 14 3 13,25 8 1 7,75 51 27 44,25 276,053 10 273 273 273 318

11 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 19 13,25 12 6 10,50 17 3 16,25 6 7 4,25 53 35 44,25 275,237 11 275 275 275 320

12 0 SILA SÜZ  ME 14 13 10,75 16 4 15,00 12 4 11,00 7 4 6,00 49 25 42,75 271,331 12 284 284 284 333

13 0 NİSA AKSU  ME 21 17 16,75 16 4 15,00 12 3 11,25 49 24 43,00 270,624 13 286 286 286 335

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 25 11 22,25 11 6 9,50 7 7 5,25 7 6 5,50 50 30 42,50 270,231 14 290 290 290 339

15 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 20 20 15,00 15 3 14,25 9 4 8,00 5 1 4,75 49 28 42,00 268,778 15 296 296 296 345

16 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 15 24 9,00 16 4 15,00 11 5 9,75 8 4 7,00 50 37 40,75 265,733 16 306 306 306 357

17 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 15 16,25 16 3 15,25 4 3 3,25 4 3 3,25 44 24 38,00 256,732 17 329 329 330 393

18 0 AYŞE AYDIN  ME 11 9 8,75 14 3 13,25 4 1 3,75 10 2 9,50 39 15 35,25 250,184 18 348 348 349 424

19 0 RÜMEYSA KAYA  ME 15 20 10,00 15 3 14,25 5 1 4,75 6 2 5,50 41 26 34,50 247,089 19 356 356 357 437

20 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 25 12 22,00 12 1 11,75 1 0 1,00 38 13 34,75 246,363 20 359 359 360 440

21 0 HİLAL YILMAZ  ME 15 14 11,50 13 6 11,50 9 4 8,00 2 2 1,50 39 26 32,50 240,291 21 375 375 376 461

22 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 20 16 16,00 11 9 8,75 3 2 2,50 5 3 4,25 39 30 31,50 237,870 22 377 377 379 466

23 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 18 17 13,75 11 9 8,75 5 6 3,50 5 0 5,00 39 32 31,00 236,613 23 383 383 385 473

24 0 ZELAL USLU  ME 26 6 24,50 8 5 6,75 34 11 31,25 236,025 24 384 384 386 475

25 0 SARENUR KATLANÇ  ME 15 10 12,50 13 4 12,00 3 3 2,25 4 1 3,75 35 18 30,50 234,930 25 386 386 388 477

26 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 19 16 15,00 11 3 10,25 1 0 1,00 4 0 4,00 35 19 30,25 234,192 26 387 387 389 478

27 0 MEHMET ATLI  ME 20 18 15,50 11 7 9,25 5 3 4,25 1 0 1,00 37 28 30,00 232,772 27 391 391 393 482

28 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 22 10 19,50 7 6 5,50 1 1 0,75 5 4 4,00 35 21 29,75 232,599 28 392 392 394 483

29 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 17 8 15,00 9 5 7,75 5 0 5,00 2 0 2,00 33 13 29,75 232,255 29 393 393 395 486

30 0 LORİN CANİK  ME 15 7 13,25 12 4 11,00 5 2 4,50 1 1 0,75 33 14 29,50 231,312 30 397 397 400 492

31 0 ÖZNUR SALTIK  ME 18 18 13,50 13 3 12,25 5 5 3,75 36 26 29,50 231,155 31 399 399 402 494

32 0 BERAT DEMİRCAN  ME 21 16 17,00 11 8 9,00 4 3 3,25 1 4 0,00 37 31 29,25 230,327 32 403 403 406 498

33 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 22 12,50 13 7 11,25 3 1 2,75 2 0 2,00 36 30 28,50 228,681 33 407 407 410 503

34 0 BEDRİYEASLAN  ME 19 18 14,50 12 7 10,25 1 1 0,75 2 1 1,75 34 27 27,25 224,923 34 414 414 417 518

35 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 19 14,25 12 8 10,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 34 28 27,00 223,747 35 420 420 423 524

36 0 REŞİT ACAR  ME 11 20 6,00 14 6 12,50 2 7 0,25 9 6 7,50 36 39 26,25 223,448 36 422 422 425 526

37 0 KAAN KARAKAŞ  ME 19 18 14,50 10 9 7,75 4 3 3,25 1 0 1,00 34 30 26,50 222,533 37 428 428 432 534

38 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 17 11,75 13 6 11,50 3 2 2,50 32 25 25,75 220,206 38 434 434 438 546

39 0 MELİSA HATAY  ME 20 15 16,25 10 4 9,00 1 2 0,50 31 21 25,75 220,101 39 435 435 439 547

40 0 NAZLI BALA  ME 15 16 11,00 13 4 12,00 3 7 1,25 31 27 24,25 215,836 40 445 445 449 558

41 0 KAAN AKAR  ME 17 21 11,75 9 10 6,50 3 1 2,75 3 3 2,25 32 35 23,25 213,337 41 449 449 453 567

42 0 EGEMEN BİLGİ*   O  ME 17 12 14,00 10 9 7,75 2 2 1,50 29 23 23,25 212,811 42 451 451 455 571

43 0 BEYZA NUR AKAN  ME 13 16 9,00 10 9 7,75 4 3 3,25 3 1 2,75 30 29 22,75 212,046 43 452 452 456 573

44 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 18 14 14,50 7 2 6,50 3 5 1,75 28 21 22,75 211,326 44 454 454 458 575

45 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 15 21 9,75 13 5 11,75 1 1 0,75 29 27 22,25 210,003 45 455 455 459 577

46 0 TÜMER KAPLAN  ME 8 16 4,00 13 7 11,25 4 6 2,50 3 1 2,75 28 30 20,50 205,589 46 468 468 472 597

47 0 TALHA KARAKOÇ  ME 12 22 6,50 11 8 9,00 6 4 5,00 29 34 20,50 204,908 47 469 469 473 599

48 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 10 8,50 9 4 8,00 0 3 -0,75 5 5 3,75 25 22 19,50 202,772 48 472 472 476 604
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

49 0 EFE ALTAN  ME 14 24 8,00 9 5 7,75 2 4 1,00 6 13 2,75 31 46 19,50 202,555 49 473 473 477 605

50 0 KAAN ARIKAN  ME 12 19 7,25 8 9 5,75 6 1 5,75 26 29 18,75 199,739 50 476 476 480 610

51 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 8 12 5,00 9 1 8,75 1 1 0,75 18 14 14,50 187,378 51 486 486 490 631

52 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 15 8,25 6 4 5,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 21 31 13,25 183,791 52 491 491 495 638

53 0 YİĞİT FİLİZ  ME 6 34 -2,50 7 13 3,75 7 33 -1,25 4 16 0,00 24 96 0,00

54 0 BURAK TOYGUN  ME 4 16 0,00 4 16 0,00
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TÜMLER TYT

202,772 91,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 472 472 476 604 % 91,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBCBd    bCbCeA c e c CBA  e    B  Ae   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  aB CcB CA  a BdBB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız ccc                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız e d Ec D   e CDe A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

PARAGRAF YORUMU 20 5 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

246,363 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 38 13 69 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 359 359 360 440 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCaE BBEAcCeaCCAaAcECbbeDDCCECBB ACeEa D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbA D B     DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız       A                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

237,870 70,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 377 377 379 466 % 70,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEDeBEccCDcabABAAECecDDebebeBdAAaa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdbeCDAeebbBcDCBaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C c  CAb                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız bD   Ec eC DD       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

250,184 64,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 348 348 349 424 % 64,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBCBC  B d eC c add   C     e A    cDED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBB CDeA AdADABdBB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA    e D C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   Ee D   D CDABAcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

224,923 78,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 414 414 417 518 % 78,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız a edCEbB cCbeDc DdCABebBbCdcDDAbBDeADEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBdCDebCACAec CBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız           C                  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        D         Ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

230,327 75,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 403 403 406 498 % 75,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBCBCcaBcd CeccacACABbCedCCDeeAEBDCA c D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBbCDB bbCAcdeaBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bb B       a   E   Ca                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D c    e   a      c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 1 18

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

210,003 87,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 455 455 459 577 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBabBBEAcaDbb edbbcdDD  beCECeBdAd cccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbA D eAeeBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 5 12 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

212,046 87,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 452 452 456 573 % 87,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CacEaBBEcb    bAB caCecee ebE BB A e  eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdab cbBAeaBDDbBbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a E  CA     c bB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E   C  D c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

232,599 73,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 392 392 394 483 % 73,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEcBBEc Cc  eABAA  DDe c C CBdAbCeEcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız B Bc e Dde da  DCB B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    c  C Da  cD cA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

187,378 96,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 18 14 88 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 486 486 490 631 % 96,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  C  cBe c     a cdcddDD   eb CBB A a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBd A DAB       B B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

PARAGRAF YORUMU 20 4 6 20

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

0,000 99,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BURAK TOYGUN 120 4 16 100 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 499 499 503 652 % 99,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız eeaacaBEcAbeceadebAc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 1 2 5

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

223,747 79,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 420 420 423 524 % 79,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aaBEbBBacebe  CABbAaeaDDDaeCECBBcbCeEaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeEbAaDdBcdaBcDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız       A            D     B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  e                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

202,555 92,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 473 473 477 605 % 92,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCcdcBdaAdeabeCAcde CcDcDc CceBBcbCadcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEaAbDAB ebaD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız dCaadC                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aebdcbAcdabccDBeD AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 7 12 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

212,811 86,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİ*   O 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 451 451 455 571 % 86,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBdBaEaB  a e AcDAeAccCBACCeDDAbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBdbCDedaba DdBCaBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  bb   D            C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

236,613 71,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 383 383 385 473 % 71,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBCBdEEB   eeDA cACeBcbab CDeDAadeecDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dcBbCDBcaAaAbeBdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bb  b D       b  d C  B    Ca  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız            D CD BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

280,042 46,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 263 263 263 306 % 46,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBCEEB ceaeDcEDACAccCBACCcDeAEBDeccEcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDeeeAaADcdaBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A      D      c   C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız eAA Ec D  cD CDABAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

234,192 72,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 387 387 389 478 % 72,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız eCBEeBBaA  eD bbBdcd eccDDaC CBBAACaEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCB  A DABce  cD BCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız                          B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız            DD   D  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

279,462 46,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 264 264 264 307 % 46,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBCEEBDdb Cab cACdBAdBdCdDDeAEBDdADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBbCDdACA     CBBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AD   c  Bb        C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   E  Da  D  D BAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

289,111 41,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 238 238 238 272 % 41,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBdEdBD Cbeac bACAcACBdeCeaDAbBDecDEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBdCcBe ebADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAD aCD D     b EA C  B    C   A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   E  D   D eDABA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 1 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

240,291 70,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 375 375 376 461 % 70,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdB bBBdcd Dab Acdb  eDDD ebECBB A    cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeEbbCD dAAbBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a    CADa     D  C D  aC  DBd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    c         c  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 6 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

304,480 31,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 187 187 187 210 % 31,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEcBBEAbeDbdCAcdcddeDDD eCECBB AC   AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECAbDe AeCB DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız aeE  CAb    BeDB b        DB AA   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  Db  E eBCCDDaBADbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 4 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

213,337 86,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 32 35 53 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 449 449 453 567 % 86,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dddEcBBEcbCc bCdcAc eaDDDbebaCBBcACDbcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdbd DbddeaBbDbBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    B Cb                       A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız D  e  b  d DD       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

199,739 92,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 476 476 480 610 % 92,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cddBCEEB ceebc  DAeAccbdd beecA Be AD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız Eda CDdb ebAcd bBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    DeD          C CB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 1 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

222,533 81,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 428 428 432 534 % 81,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEeBdEA Ca  bdBAcadeDeDDeCEeeBdACedDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcbb DAedeaBDaCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb a      B       b BD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

256,732 59,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 44 24 52 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 329 329 330 393 % 59,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBaBCc B deCdDe DACcBACBAedeeaA BDCADce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBbCDBe ACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b  D   D C  B              ae          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e a  e   D CD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

231,312 74,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 397 397 400 492 % 74,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBE BBEbbdD  CABdA   c      C      EDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCaECA DbBAc  bD BCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    cCCAD      D  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız                c   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 5 2 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

232,772 73,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MEHMET ATLI 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 391 391 393 482 % 73,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdebEEB c ddcAcccCABbCBdCCDeeAEBDCcDceD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EcBbCDebbcCA A dBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız aAa   D D C  B     e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

361,704 12,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 77 77 77 80 % 12,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ddBEaBBEb CD CCABAcECDDDDDCbECBBAACeEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA DbBbACB DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C EBCCADBEC  DDBbC  CBc  BDBA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  DEa Ed  C  D BbDCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 2 73

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

211,326 87,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 454 454 458 575 % 87,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız C BEaBBEAc cb CABb caeD e CCEb c ACeEDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCcE A Db        BC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   bc Cb      aDB           d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

220,101 83,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 435 435 439 547 % 83,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bCcbcBBEe CD  CAcAAcaDceDeCCEbBBAACe  ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız dCe    D BAcCB DbBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a    Ce                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

276,597 47,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 271 271 271 315 % 47,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bCBEDBBEAAde C eBAeE aDabeCCECBBdAdeEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA D dA aaDDaBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   d  CAD      DB C     C  D  A       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    c    DD B  a A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 0 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

215,836 84,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 445 445 449 558 % 84,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bdeBCdEB b  dcc cAbcBceBAC     EBDecDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BBCCDBAeAa bdB BBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cAb D ecDed      b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 7 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

270,624 50,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 286 286 286 335 % 50,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBdEEBcbCbeeAccACeccCBdCCDeDcEB dcDE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACAbAbbBCBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cA   CDbD  c BA EA C C    AC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 2 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

268,778 52,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 296 296 296 345 % 52,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdBaEEBDcCCecAaDbCcBACBcCbeeeAEdbecDdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDB  ACADeBCcBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A   aD DeCa B  aA C       C        E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        D   D  cABA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 2 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

276,053 48,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13131
ÖMER GÜLEÇ 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 273 273 273 318 % 48,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdedEaB bCedcA bACAc CdbaCb  AE DeAD De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDebebC DcBCBBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAeBeCD D  B    E  CDCB     bBE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAeE           BAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 2 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

231,155 75,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 399 399 402 494 % 75,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız eCB eBBacdeDeCCAcAAdaeDeDa C CBdeACeE ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbAac BA   DDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız       Ac      DB C     Caca  c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

223,448 80,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 36 39 45 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 422 422 425 526 % 80,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DdaBdEEeD C aec ccC BcCBbddeee cd ecD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBbCcBACAdADAcdaBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız    cDa eDc a d     b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız Dbe ED eCA c CDc AAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 4 11 20

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

247,089 66,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 356 356 357 437 % 66,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız c CBacdB  a daAEbACc caBdCdDbeAEBDCcecce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCcBA AbAa BCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D DB         C                a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D          D CD cAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 0 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

234,930 72,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 386 386 388 477 % 72,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  d baBBEA  D  dABAec Dc    C e   ACedDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECAeDbBdc BDDCB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız      Cb          C     ac D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          C bD   D  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 4 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

289,196 41,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 237 237 237 271 % 41,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBdBCEEBcAC CDbEcACdBeCBdCCeeedEBDeADEcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBbbAaAbeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cADd aD DB B B  EA C  a             a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D     C   A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 4 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

275,237 48,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 275 275 275 320 % 48,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız Ce beBBdbbCccCeAcce daDDDDeC CeBAACecDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbA DABcdb cDCBCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CAcB     DBDCA C bC BDa      E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız     b eAc eDcacADC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

271,331 50,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 284 284 284 333 % 50,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CeBEDeBEccdDcCCedAAcCeca   bEC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDbBAcdBDDCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız de a CAD    a D         DBDB  AB  E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D    A  b DD BbDdcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

204,908 91,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 469 469 473 599 % 91,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 22 6 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  CBEcBBEcdaeabeABded DbDDaebbbcccddD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCecaA* bBAebBDaCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C  BCCba  b c DB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 10 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

333,537 21,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TOPOĞLU IRMAK 120 68 19 33 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 127 127 127 141 % 21,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBCEEBccbC DAEDACAccCBAdCaeDAbBDecD  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBA ACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AcaeCD Dcb  B   A    B     D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DA CEe DCADDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 5 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

310,270 28,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 62 25 33 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 168 168 168 188 % 28,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız b  ccBBEcb DaCCecAeECDDeDDCCECeBAACDcDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcCAaDbBAeCBDDCBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   dBCCbeB a  eDB C     C BDcbAc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   E   C DD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

232,255 73,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 393 393 395 486 % 73,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBCBCcEdD  b acEDACABACBd     A d      D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBb Dd   b D BdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A    D            C  B    C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        D      D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

205,589 90,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 468 468 472 597 % 90,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız D eBd dcc  CebAcbAbdBcCBb  cee          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBdCCbBbedaADABCcBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADaDdbc  de                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız              bD BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 2 5 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

220,206 83,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 434 434 438 546 % 83,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBCEdB c      cACbBcCBdedDcDAaBeCcedca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız cBB CDBACeacDeBaBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  Abd    D  B                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

228,681 76,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 407 407 410 503 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBaBaEdBDACaecAEDAbccbbBACdbbcdEdDeADdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBCCDBbaAbbDeBdBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bb    D D                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

0,000 99,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT FİLİZ 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 499 499 503 652 % 99,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız adBEcacEbdaaDdbbeeccaacceebbddadbeCacebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız adBECACebdAdbecaCebd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 26 0 -2,50 % 0

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız adbeCaceBdadBecacebDadbecacebdAdbEcacEbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aDbecaceBdaDbecAcebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 3 17 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 21 5

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 4 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

236,025 72,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZELAL USLU 120 34 11 75 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 384 384 386 475 % 72,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız   CB EEB   CCecaDAC BeCBACCDeDAEBD ADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız ceBaCcB     a  CBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

183,791 97,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 491 491 495 638 % 97,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız c CBCEd    beDAccdd BAbc dd aD d DaAD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız     C BbCAaA d Ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız cd      c    ab    C   d   d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız  bA  b         c Ace

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

265,733 54,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 50 37 33 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 306 306 306 357 % 54,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 24 1 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız ccCBaEEBbd aecbaDddAccCBdCdeDcAbcDeccdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBaCDBbCdaADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADdDaD D bB B Eb  CD        a      E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e  a D   D CDeBAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

270,231 51,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 290 290 290 339 % 51,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 54 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız bCBEbBBEccbabCCAcAAEC DDD eCECBBA  cEDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcbA cbeA  BbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   Ea Cb     a DB e ba  C  DB  c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD b E AeC Da ebb  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Metne Sözcük Yerleştirme D

7

%12,96

12

%22,22

20

%37,04

6

%11,11

6

%11,11

3

%5,56
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%83,33)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Söz Öbeklerinde Anlam B

2

%3,70

35

%64,81

4

%7,41

4

%7,41
 

9

%16,67
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%18,52)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Sözcükte Anlam C

6

%11,11
 

26

%48,15

14

%25,93

6

%11,11

2

%3,70
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%48,15)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

2

%3,70

47

%87,04
 

1

%1,85

4

%7,41
  

Doğru (%87,04)

Yanlış (%12,96)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 İki Cümleyi Karşılaştırma C

7

%12,96

5

%9,26

25

%46,30

10

%18,52

3

%5,56

4

%7,41
 

Doğru (%46,30)

Yanlış (%46,30)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Paragrafın Yorumlanması E

2

%3,70

3

%5,56

5

%9,26

2

%3,70

36

%66,67

6

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

7

%12,96

1

%1,85
 

8

%14,81

34

%62,96

4

%7,41
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%29,63)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri B  

45

%83,33

2

%3,70

3

%5,56

2

%3,70

2

%3,70
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%12,96)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 CÜMLENİN ÖGELERİ D

4

%7,41

6

%11,11

9

%16,67

8

%14,81

1

%1,85

26

%48,15
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%37,04)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Karma Dil Bilgisi A

4

%7,41

10

%18,52

13

%24,07

10

%18,52

1

%1,85

16

%29,63
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%62,96)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 AD SOYLU SÖZCÜKLER C

3

%5,56

6

%11,11

17

%31,48

2

%3,70

5

%9,26

21

%38,89
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%29,63)

Boş (%38,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Büyük Harflerin Yazılışı C

5

%9,26

11

%20,37

19

%35,19

2

%3,70

7

%12,96

10

%18,52
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%46,30)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler C

4

%7,41

4

%7,41

13

%24,07

8

%14,81

15

%27,78

10

%18,52
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%57,41)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Virgül D

8

%14,81

1

%1,85

12

%22,22

18

%33,33

10

%18,52

5

%9,26
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%57,41)

Boş (%9,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

21

%38,89

7

%12,96

22

%40,74
 

2

%3,70

2

%3,70
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%57,41)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

7

%12,96
 

12

%22,22

5

%9,26

12

%22,22

18

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-23 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,85

6

%11,11

19

%35,19

27

%50,00
 

1

%1,85
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%48,15)

Boş (%1,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

36

%66,67

3

%5,56

2

%3,70

7

%12,96

4

%7,41

2

%3,70
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%29,63)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-30 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

6

%11,11

35

%64,81

4

%7,41

7

%12,96

2

%3,70
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%31,48)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-33 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

19

%35,19

2

%3,70

9

%16,67

6

%11,11

3

%5,56

15

%27,78
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%37,04)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

1

%1,85

27

%50,00

20

%37,04

2

%3,70

2

%3,70

2

%3,70
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%46,30)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

15

%27,78

5

%9,26

21

%38,89
 

9

%16,67

4

%7,41
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%64,81)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,85

13

%24,07

35

%64,81

1

%1,85

2

%3,70

2

%3,70
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%31,48)

Boş (%3,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-31 Paragrafın Yorumlanması B

2

%3,70

37

%68,52

2

%3,70

2

%3,70

5

%9,26

6

%11,11
 

Doğru (%68,52)

Yanlış (%20,37)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

21

%38,89

9

%16,67

2

%3,70

18

%33,33

1

%1,85

3

%5,56
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%55,56)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

5

%9,26
 

22

%40,74

8

%14,81

5

%9,26

14

%25,93
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%33,33)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-35 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,85

2

%3,70

27

%50,00

12

%22,22
 

12

%22,22
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%27,78)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-36 Paragrafın Yorumlanması D

6

%11,11

2

%3,70

4

%7,41

11

%20,37

21

%38,89

10

%18,52
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%61,11)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-22 Paragrafın Yorumlanması D

7

%12,96

3

%5,56

2

%3,70

13

%24,07

22

%40,74

7

%12,96
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%62,96)

Boş (%12,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Paragrafın Yorumlanması D

3

%5,56
 

6

%11,11

18

%33,33

16

%29,63

11

%20,37
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%46,30)

Boş (%20,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Paragrafın Konusu A

37

%68,52

3

%5,56

1

%1,85

3

%5,56

1

%1,85

9

%16,67
 

Doğru (%68,52)

Yanlış (%14,81)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafın Yorumlanması E

3

%5,56

7

%12,96

2

%3,70

2

%3,70

26

%48,15

14

%25,93
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%25,93)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Paragrafın Yorumlanması B  

34

%62,96

3

%5,56

9

%16,67
 

8

%14,81
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%22,22)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-25 Paragrafın Yorumlanması D  

2

%3,70
 

32

%59,26

6

%11,11

14

%25,93
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%14,81)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-27 Paragrafın Yorumlanması C

2

%3,70

2

%3,70

11

%20,37

2

%3,70

23

%42,59

14

%25,93
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%53,70)

Boş (%25,93)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

19

%35,19

1

%1,85

20

%37,04
 

5

%9,26

9

%16,67
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%48,15)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%1,85
 

4

%7,41

34

%62,96

6

%11,11

9

%16,67
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%20,37)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E  

1

%1,85

9

%16,67

7

%12,96

19

%35,19

18

%33,33
 

Doğru (%35,19)

Yanlış (%31,48)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%7,41
 

8

%14,81

18

%33,33

4

%7,41

20

%37,04
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%29,63)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

5

%9,26

2

%3,70

3

%5,56

17

%31,48

9

%16,67

18

%33,33
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%35,19)

Boş (%33,33)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin
kapsamını, metodunu ve diğer bilim
dallarıyla ilişkisini açıklar.

E   
7

%13,21

6

%11,32

35

%66,04

5

%9,43
 

Doğru (%66,04)

Yanlış (%24,53)

Boş (%9,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi
yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. B

2

%3,77

38

%71,70

3

%5,66

1

%1,89

8

%15,09

1

%1,89
 

Doğru (%71,70)

Yanlış (%26,42)

Boş (%1,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

B
2

%3,77

47

%88,68
 

3

%5,66
 

1

%1,89
 

Doğru (%88,68)

Yanlış (%9,43)

Boş (%1,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında
Osmanlı Siyaseti C

5

%9,43

18

%33,96

18

%33,96

2

%3,77
 

10

%18,87
 

Doğru (%33,96)

Yanlış (%47,17)

Boş (%18,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı
Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal
açılardan analiz eder.

C   
50

%94,34

1

%1,89
 

2

%3,77
 

Doğru (%94,34)

Yanlış (%1,89)

Boş (%3,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa D  

1

%1,89

8

%15,09

41

%77,36

1

%1,89

2

%3,77
 

Doğru (%77,36)

Yanlış (%18,87)

Boş (%3,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri B  

33

%62,26
 

7

%13,21

11

%20,75

2

%3,77
 

Doğru (%62,26)

Yanlış (%33,96)

Boş (%3,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

A
14

%26,42

20

%37,74

1

%1,89

3

%5,66

4

%7,55

11

%20,75
 

Doğru (%26,42)

Yanlış (%52,83)

Boş (%20,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. C

6

%11,32

5

%9,43

12

%22,64
 

5

%9,43

24

%45,28

1

%1,89

Doğru (%22,64)

Yanlış (%32,08)

Boş (%45,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını
açıklar. A

35

%66,04

6

%11,32

1

%1,89

3

%5,66

5

%9,43

3

%5,66
 

Doğru (%66,04)

Yanlış (%28,30)

Boş (%5,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

15

%28,30

12

%22,64

11

%20,75

3

%5,66

1

%1,89

11

%20,75
 

Doğru (%20,75)

Yanlış (%58,49)

Boş (%20,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

31

%58,49

2

%3,77

4

%7,55

3

%5,66

1

%1,89

12

%22,64
 

Doğru (%58,49)

Yanlış (%18,87)

Boş (%22,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

3

%5,66

9

%16,98

7

%13,21

23

%43,40

1

%1,89

10

%18,87
 

Doğru (%43,40)

Yanlış (%37,74)

Boş (%18,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. A

8

%15,09

2

%3,77

9

%16,98

9

%16,98

14

%26,42

11

%20,75
 

Doğru (%15,09)

Yanlış (%64,15)

Boş (%20,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. B

2

%3,77

33

%62,26

1

%1,89

1

%1,89

2

%3,77

14

%26,42
 

Doğru (%62,26)

Yanlış (%11,32)

Boş (%26,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. C

5

%9,43

3

%5,66

31

%58,49

9

%16,98
 

5

%9,43
 

Doğru (%58,49)

Yanlış (%32,08)

Boş (%9,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki
değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. B

4

%7,55

41

%77,36

3

%5,66

1

%1,89
 

4

%7,55
 

Doğru (%77,36)

Yanlış (%15,09)

Boş (%7,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. B  

50

%94,34
  

1

%1,89

2

%3,77
 

Doğru (%94,34)

Yanlış (%1,89)

Boş (%3,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Kaynağı ve unsurları bakımından din
tanımlarını karşılaştırır. D

3

%5,66
  

44

%83,02
 

6

%11,32
 

Doğru (%83,02)

Yanlış (%5,66)

Boş (%11,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları
analiz eder. C

2

%3,77

7

%13,21

37

%69,81
  

7

%13,21
 

Doğru (%69,81)

Yanlış (%16,98)

Boş (%13,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

53

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. A      

53

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D      

53

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A      

53

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

53

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. B

4

%7,69

12

%23,08

7

%13,46
 

1

%1,92

28

%53,85
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%23,08)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

29

%55,77

15

%28,85

2

%3,85

1

%1,92

1

%1,92

4

%7,69
 

Doğru (%55,77)

Yanlış (%36,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

2

%3,85

3

%5,77

2

%3,85

6

%11,54

4

%7,69

35

%67,31
 

Doğru (%11,54)

Yanlış (%21,15)

Boş (%67,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-22 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

2

%3,85

3

%5,77

1

%1,92

4

%7,69
 

42

%80,77
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%13,46)

Boş (%80,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

2

%3,85

3

%5,77

2

%3,85

10

%19,23

4

%7,69

31

%59,62
 

Doğru (%19,23)

Yanlış (%21,15)

Boş (%59,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

C
9

%17,31
 

8

%15,38

3

%5,77
 

32

%61,54
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%23,08)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D  

2

%3,85

2

%3,85

26

%50,00

2

%3,85

20

%38,46
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%11,54)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

1

%1,92

3

%5,77

3

%5,77
 

2

%3,85

43

%82,69
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,31)

Boş (%82,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-27

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. D

1

%1,92
 

2

%3,85

27

%51,92
 

22

%42,31
 

Doğru (%51,92)

Yanlış (%5,77)

Boş (%42,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-28 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

1

%1,92

8

%15,38

3

%5,77

1

%1,92

3

%5,77

36

%69,23
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%15,38)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-24 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

1

%1,92

4

%7,69

11

%21,15

2

%3,85

1

%1,92

33

%63,46
 

Doğru (%21,15)

Yanlış (%15,38)

Boş (%63,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. B

5

%9,62

8

%15,38

1

%1,92
 

1

%1,92

37

%71,15
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%13,46)

Boş (%71,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-2 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C   

2

%3,85

1

%1,92

2

%3,85

47

%90,38
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%5,77)

Boş (%90,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B

2

%3,85

18

%34,62
 

1

%1,92
 

31

%59,62
 

Doğru (%34,62)

Yanlış (%5,77)

Boş (%59,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-29 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. A

2

%3,85

5

%9,62
 

1

%1,92
 

44

%84,62
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%11,54)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E   

1

%1,92

1

%1,92

3

%5,77

47

%90,38
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%3,85)

Boş (%90,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-3

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. E

2

%3,85

3

%5,77

1

%1,92

2

%3,85

9

%17,31

35

%67,31
 

Doğru (%17,31)

Yanlış (%15,38)

Boş (%67,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-30 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

8

%15,38

1

%1,92

1

%1,92

2

%3,85
 

40

%76,92
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%7,69)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D  

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92
 

49

%94,23
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%3,85)

Boş (%94,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-6

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,92

1

%1,92

36

%69,23
 

1

%1,92

13

%25,00
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%5,77)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
2

%3,85
 

2

%3,85

3

%5,77
 

45

%86,54
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%7,69)

Boş (%86,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

8

%15,38

1

%1,92
 

43

%82,69
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%1,92)

Boş (%82,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. B

2

%3,85

13

%25,00

1

%1,92
  

36

%69,23
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%5,77)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-11

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

2

%3,85

1

%1,92

1

%1,92

1

%1,92
 

47

%90,38
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%90,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

2

%3,85
 

2

%3,85
  

48

%92,31
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%3,85)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-12

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E    

1

%1,92
 

51

%98,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,92)

Boş (%98,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

2

%3,85

1

%1,92
   

49

%94,23
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%1,92)

Boş (%94,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,92

1

%1,92

12

%23,08

1

%1,92

2

%3,85

35

%67,31
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%9,62)

Boş (%67,31)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
2

%3,85

2

%3,85
 

4

%7,69
 

44

%84,62
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%7,69)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-13 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B

3

%5,77

3

%5,77

2

%3,85

1

%1,92

1

%1,92

42

%80,77
 

Doğru (%5,77)

Yanlış (%13,46)

Boş (%80,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi E     

2

%3,85

50

%96,15
 

Doğru (%3,85)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgenlerin Benzerliği A

5

%9,62
 

2

%3,85
 

1

%1,92

44

%84,62
 

Doğru (%9,62)

Yanlış (%5,77)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri A    

1

%1,92
 

51

%98,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,92)

Boş (%98,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-38 Dikdörtgen E

1

%1,92
   

1

%1,92

50

%96,15
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%1,92)

Boş (%96,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Üçgenlerin Benzerliği A

1

%1,92
 

1

%1,92
  

50

%96,15
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%1,92)

Boş (%96,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-32 Silindir B  

1

%1,92
 

1

%1,92
 

50

%96,15
 

Doğru (%1,92)

Yanlış (%1,92)

Boş (%96,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler E

2

%3,85
 

1

%1,92
 

5

%9,62

44

%84,62
 

Doğru (%9,62)

Yanlış (%5,77)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C  

1

%1,92
   

51

%98,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,92)

Boş (%98,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-33 Piramitler C  

1

%1,92
   

51

%98,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,92)

Boş (%98,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Dikdörtgen E

1

%1,92
    

51

%98,08
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,92)

Boş (%98,08)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynaklarını avantaj ve dezavantajları
açısından değerlendirir.

D    
23

%57,50

4

%10,00

13

%32,50
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

3

%7,50

3

%7,50

2

%5,00
  

32

%80,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. A

5

%12,50

1

%2,50

6

%15,00

2

%5,00

4

%10,00

22

%55,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%32,50)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. C

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

3

%7,50

33

%82,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. E

2

%5,00

1

%2,50
  

14

%35,00

23

%57,50
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir. D

3

%7,50

2

%5,00

2

%5,00

3

%7,50

2

%5,00

28

%70,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. E  

3

%7,50
  

1

%2,50

36

%90,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

D  
1

%2,50

1

%2,50

23

%57,50

3

%7,50

12

%30,00
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim
esaslarını açıklar. C

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50
 

1

%2,50

33

%82,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası
etkileşimler ile ilişkilendirir. A

4

%10,00
 

1

%2,50
 

2

%5,00

33

%82,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında
ilişki kurar. D

2

%5,00
 

1

%2,50

2

%5,00

1

%2,50

34

%85,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan
karışım ayırma tekniklerini açıklar. D

3

%7,50

1

%2,50

3

%7,50

20

%50,00

1

%2,50

12

%30,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%30,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri
yardımıyla ayırt eder. B  

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50

2

%5,00

33

%82,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına
örnekler verir. C

1

%2,50

2

%5,00

18

%45,00

2

%5,00

1

%2,50

16

%40,00
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. D  

1

%2,50

3

%7,50

22

%55,00
 

14

%35,00
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler A

9

%22,50

1

%2,50

4

%10,00
 

2

%5,00

24

%60,00
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%17,50)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri B  

16

%40,00

4

%10,00
 

1

%2,50

19

%47,50
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. A

30

%75,00
  

1

%2,50
 

9

%22,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%22,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

7

%17,50

5

%12,50

6

%15,00
 

3

%7,50

19

%47,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%35,00)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler C

1

%2,50

1

%2,50

11

%27,50

1

%2,50

3

%7,50

23

%57,50
 

Doğru (%27,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%57,50)
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