
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

1 0 AKİDE IRMAK GÜNER  MS 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 1 26,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 99 16 95,00 427,035 13

2 0 İCLAL SEVER  MS 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 6 0 6,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 15 92,25 417,982 19

3 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 6 0 6,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 93 16 89,00 408,498 24

4 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 94 26 87,50 404,357 28

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 4 1 3,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 18 85,50 398,114 34

6 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 6 1 5,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 91 23 85,25 398,027 35

7 0 BEREN ŞAHİN  MS 31 8 29,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 23 5 21,75 7 1 6,75 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 89 19 84,25 394,289 39

8 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 25 9 22,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 6 0 6,00 88 16 84,00 393,868 42

9 0 ARDA KARACA  MS 26 12 23,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 0 6,00 6 0 6,00 86 14 82,50 389,615 46

10 0 AYBERK ŞAM  MS 21 12 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 1 5,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 19 82,25 389,361 47

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 4 21,00 6 0 6,00 4 1 3,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 20 82,00 388,210 52

12 0 DAMLA KİŞİN  MS 28 9 25,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 23 2 22,50 7 1 6,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 87 21 81,75 387,190 54

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 85 17 80,75 384,359 58

14 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 2 4,50 5 0 5,00 85 17 80,75 383,691 60

15 0 IŞIL ELMAS  MS 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 23 4 22,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 85 21 79,75 381,390 61

16 0 BAŞAK DURMAZ  MS 29 5 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 3 0 3,00 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 83 16 79,00 379,400 62

17 0 ELİF NAZ AKSU  MS 24 15 20,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 7 18,25 6 2 5,50 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 85 27 78,25 377,657 63

18 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 6 1 5,75 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 83 25 76,75 372,785 70

19 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 25 13 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 6 0 6,00 82 24 76,00 370,309 73

20 0 MUSTAFA SE GİN  MS 24 16 20,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 7 1 6,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 78 24 72,00 358,846 88

21 0 HATİCE ATASOY  MS 20 10 17,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 2 21,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 1 4,75 6 0 6,00 76 17 71,75 357,992 89

22 0 RABİA FİDAN  MS 27 10 24,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 4 4 3,00 2 3 1,25 5 1 4,75 4 1 3,75 78 27 71,25 355,286 92

23 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 1 16,75 4 1 3,75 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 77 25 70,75 354,583 93

24 0 ARDA HIZLI  MS 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 74 22 68,50 348,262 107

25 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 19 20 14,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 2 2 1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 6 0 6,00 76 32 68,00 346,745 110

26 0 FATİH KURFALLI  MS 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 5 12,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 6 0 6,00 73 21 67,75 346,134 113

27 0 BEYZANUR AYDINN  MS 26 10 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 2 15,50 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 72 18 67,50 345,348 115

28 0 AYÇA POLAT  MS 25 11 22,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 17 1 16,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 1 4,75 5 0 5,00 71 15 67,25 344,062 119

29 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 22 18 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 7 18,25 2 3 1,25 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 75 36 66,00 341,227 123
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

30 0 CANSU EREN  MS 29 11 26,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 3 14,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 6 0 6,00 71 22 65,50 338,532 128

31 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 19 13,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 1 20,75 1 0 1,00 2 1 1,75 6 1 5,75 6 0 6,00 71 25 64,75 337,334 133

32 0 ZEYNEP ERBAY  MS 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 3 1 2,75 7 0 7,00 6 0 6,00 70 23 64,25 336,184 136

33 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 21 18 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 4 17,00 5 0 5,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 71 33 62,75 331,207 142

34 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 0 11,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 66 16 62,00 328,673 145

35 0 TALHA GÜRCAN  MS 18 12 15,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 2 17,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 6 0 6,00 66 19 61,25 326,649 151

36 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 21 18 16,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 3 2 2,50 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 71 38 61,50 326,489 153

37 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 1 4,75 65 16 61,00 325,573 155

38 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 26 11 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 2 11,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 66 21 60,75 324,709 159

39 0 BİLGE TAŞKIN  MS 25 14 21,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 12 7 10,25 1 0 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 65 30 57,50 315,345 172

40 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 9 21,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 63 24 57,00 313,327 177

41 0 SILA DİLBAZ  MS 20 6 18,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 20 3 19,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 60 21 54,75 306,989 201

42 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 20 13 16,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 57 24 51,00 295,968 238

43 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 20 14,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 10 10,50 1 2 0,50 4 2 3,50 5 1 4,75 6 0 6,00 61 42 50,50 295,743 239

44 0 OZAN KUZEY MÖL  MS 25 9 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 56 21 50,75 295,171 243

45 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 25 12 22,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 6 0 6,00 55 24 49,00 290,247 269

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 20 15 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 13 1 12,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 1 4,75 4 2 3,50 55 28 48,00 287,422 283

47 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 11 10 8,50 1 0 1,00 2 2 1,50 5 2 4,50 3 3 2,25 57 39 47,25 284,827 290

48 0 İREM APAYDIN  MS 21 17 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 53 27 46,25 281,969 300

49 0 DİDEM ERDEM  MS 22 7 20,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 50 17 45,75 280,646 303

50 0 EMİRHAN BOZ  MS 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 9 7 7,25 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 55 37 45,75 280,356 304

51 0 MEHMET ARDA EREN  MS 7 4 6,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 1 13,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 47 7 45,25 279,136 308

52 0 SARP SÜTUNÇ  MS 15 16 11,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 49 24 43,00 272,546 331

53 0 KAAN KURT  MS 17 13 13,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 7 9,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 49 27 42,25 270,265 338

54 0 İREM AVCI  MS 22 11 19,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 5 2 4,50 4 0 4,00 46 18 41,50 268,255 349

55 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 21 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 5 8,75 2 2 1,50 5 2 4,50 4 1 3,75 50 36 41,00 267,010 353

56 0 SUDE DİNÇ  MS 16 14 12,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 46 22 40,50 264,783 360

57 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 11 14 7,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 19 7 17,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 47 30 39,50 261,447 371

58 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 22 16 18,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 45 28 38,00 257,286 388
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR

59 0 YALÇIN YILMAZ  MS 16 15 12,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 44 25 37,75 256,294 394

60 0 RABİA KAYA  MS 22 9 19,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 43 22 37,50 255,612 396

61 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 13 15,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 5 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 44 28 37,00 255,389 399

62 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 18 14,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 4 6,00 4 1 3,75 44 26 37,50 255,388 400

63 0 HASAN YILDIZ  MS 22 10 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 44 26 37,50 255,280 402

64 0 ARDA SÖZER  MS 8 7 6,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 41 15 37,25 254,424 406

65 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 21 19 16,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 4 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 45 33 36,75 254,174 407

66 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 10 10 7,50 5 0 5,00 3 0 3,00 1 3 0,25 4 0 4,00 9 3 8,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 43 25 36,75 254,137 408

67 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 12 18 7,50 4 0 4,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 8 7 6,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 42 31 34,25 247,413 435

68 0 AYBARS KO AKURT  MS 21 14 17,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 7 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 41 28 34,00 245,425 445

69 0 ETHEM GÖRAL  MS 7 13 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 0 6,00 39 25 32,75 243,261 450

70 0 HİLAL TEKİN  MS 21 12 18,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 7 3,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 2 3,50 1 4 0,00 42 35 33,25 243,159 451

71 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 15 16 11,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 34 20 29,00 229,738 499

72 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 13 21 7,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 35 33 26,75 223,870 522

73 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 8 7 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 3 8,25 2 1 1,75 5 1 4,75 30 18 25,50 220,937 544

74 0 ALİ YÖ*SEL  MS 8 18 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 8 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 2 3,50 35 38 25,50 220,809 545

75 0 ESMA ÇİÇEK  MS 12 20 7,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 32 37 22,75 213,147 569

76 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 11 16 7,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 29 26 22,50 211,758 574

77 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 2 3,50 24 10 21,50 209,822 580

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 9 14 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 3 2,25 29 32 21,00 207,571 587

79 0 DİCLE KAYA  MS 10 13 6,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 3 4,25 2 2 1,50 1 4 0,00 24 23 18,25 198,619 611

80 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 10 7 8,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 27 44 16,00 192,580 623

81 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 8 19 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 2 3,50 24 42 13,50 185,220 637

82 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 15 24 9,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 9 -2,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 27 56 13,00 183,052 639

83 0 NAGİHAN ERTEM  MS 4 18 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 33 5,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0613,42 16,70 3,60 0,96 3,35 2,59 1,34 2,25 2,54 1,51 2,16 3,98 0,59 3,84 0,01 0,01 0,01 9,98 3,66 9,07 1,39 0,44 1,28 2,08 1,16 1,79 2,82 0,81 2,62 3,09 0,70 2,92 52,1424,60 45,99 279,590

Okul Ortalaması 20,7613,34 17,43 3,73 0,91 3,50 2,66 1,36 2,32 2,69 1,50 2,32 4,11 0,50 3,99 0,01 0,01 0,01 10,92 3,73 9,99 1,55 0,46 1,44 2,28 1,16 1,99 3,02 0,76 2,83 3,36 0,70 3,18 55,0924,43 49,00 288,690

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

1 0 AKİDE IRMAK GÜNER  MS 28 9 25,75 15 5 13,75 36 2 35,50 20 0 20,00 99 16 95,00 427,035 1 13 13 13 13

2 0 İCLAL SEVER  MS 31 9 28,75 18 1 17,75 31 3 30,25 16 2 15,50 96 15 92,25 417,982 2 19 19 19 19

3 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 30 8 28,00 19 1 18,75 28 5 26,75 16 2 15,50 93 16 89,00 408,498 3 24 24 24 24

4 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 24 16 20,00 15 5 13,75 38 2 37,50 17 3 16,25 94 26 87,50 404,357 4 28 28 28 28

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 32 8 30,00 19 1 18,75 23 5 21,75 16 4 15,00 90 18 85,50 398,114 5 32 32 32 34

6 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 14 6 12,50 32 4 31,00 18 1 17,75 91 23 85,25 398,027 6 33 33 33 35

7 0 BEREN ŞAHİN  MS 31 8 29,00 13 3 12,25 30 6 28,50 15 2 14,50 89 19 84,25 394,289 7 37 37 37 39

8 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 25 9 22,75 16 2 15,50 31 2 30,50 16 3 15,25 88 16 84,00 393,868 8 40 40 40 42

9 0 ARDA KARACA  MS 26 12 23,00 18 0 18,00 26 1 25,75 16 1 15,75 86 14 82,50 389,615 9 44 44 44 46

10 0 AYBERK ŞAM  MS 21 12 18,00 14 3 13,25 34 3 33,25 18 1 17,75 87 19 82,25 389,361 10 45 45 45 47

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 30 9 27,75 12 6 10,50 28 4 27,00 17 1 16,75 87 20 82,00 388,210 11 50 50 50 52

12 0 DAMLA KİŞİN  MS 28 9 25,75 13 6 11,50 30 3 29,25 16 3 15,25 87 21 81,75 387,190 12 52 52 52 54

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 29 9 26,75 17 2 16,50 23 4 22,00 16 2 15,50 85 17 80,75 384,359 13 56 56 56 58

14 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 28 12 25,00 19 1 18,75 25 1 24,75 13 3 12,25 85 17 80,75 383,691 14 58 58 58 60

15 0 IŞIL ELMAS  MS 26 9 23,75 14 4 13,00 29 5 27,75 16 3 15,25 85 21 79,75 381,390 15 59 59 59 61

16 0 BAŞAK DURMAZ  MS 29 5 27,75 14 6 12,50 23 3 22,25 17 2 16,50 83 16 79,00 379,400 16 60 60 60 62

17 0 ELİF NAZ AKSU  MS 24 15 20,25 17 2 16,50 26 9 23,75 18 1 17,75 85 27 78,25 377,657 17 61 61 61 63

18 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 22 15 18,25 16 4 15,00 29 4 28,00 16 2 15,50 83 25 76,75 372,785 18 68 68 68 70

19 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 25 13 21,75 16 4 15,00 26 5 24,75 15 2 14,50 82 24 76,00 370,309 19 71 71 71 73

20 0 MUSTAFA SE GİN  MS 24 16 20,00 19 1 18,75 19 4 18,00 16 3 15,25 78 24 72,00 358,846 20 84 84 84 88

21 0 HATİCE ATASOY  MS 20 10 17,50 15 4 14,00 26 2 25,50 15 1 14,75 76 17 71,75 357,992 21 85 85 85 89

22 0 RABİA FİDAN  MS 27 10 24,50 14 4 13,00 26 8 24,00 11 5 9,75 78 27 71,25 355,286 22 88 88 88 92

23 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 15 21,25 17 3 16,25 21 2 20,50 14 5 12,75 77 25 70,75 354,583 23 89 89 89 93

24 0 ARDA HIZLI  MS 27 12 24,00 15 4 14,00 17 3 16,25 15 3 14,25 74 22 68,50 348,262 24 101 101 101 107

25 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 19 20 14,00 19 1 18,75 24 7 22,25 14 4 13,00 76 32 68,00 346,745 25 103 103 103 110

26 0 FATİH KURFALLI  MS 27 11 24,25 16 3 15,25 15 5 13,75 15 2 14,50 73 21 67,75 346,134 26 106 106 106 113

27 0 BEYZANUR AYDINN  MS 26 10 23,50 15 3 14,25 16 2 15,50 15 3 14,25 72 18 67,50 345,348 27 108 108 108 115

28 0 AYÇA POLAT  MS 25 11 22,25 13 2 12,50 21 1 20,75 12 1 11,75 71 15 67,25 344,062 28 111 111 111 119

29 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 22 18 17,50 15 4 14,00 22 10 19,50 16 4 15,00 75 36 66,00 341,227 29 113 113 113 123

30 0 CANSU EREN  MS 29 11 26,25 13 5 11,75 18 3 17,25 11 3 10,25 71 22 65,50 338,532 30 117 117 117 128

31 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 19 13,25 17 3 16,25 22 1 21,75 14 2 13,50 71 25 64,75 337,334 31 120 120 120 133

32 0 ZEYNEP ERBAY  MS 26 13 22,75 15 4 14,00 13 5 11,75 16 1 15,75 70 23 64,25 336,184 32 122 122 122 136

33 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 21 18 16,50 13 6 11,50 23 4 22,00 14 5 12,75 71 33 62,75 331,207 33 128 128 128 142

34 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 17 3 16,25 11 0 11,00 12 2 11,50 66 16 62,00 328,673 34 131 131 131 145

35 0 TALHA GÜRCAN  MS 18 12 15,00 15 4 14,00 21 2 20,50 12 1 11,75 66 19 61,25 326,649 35 136 136 136 151

36 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 21 18 16,50 13 7 11,25 27 5 25,75 10 8 8,00 71 38 61,50 326,489 36 138 138 138 153

37 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 24 11 21,25 18 2 17,50 12 1 11,75 11 2 10,50 65 16 61,00 325,573 37 140 140 140 155

38 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 26 11 23,25 15 5 13,75 14 2 13,50 11 3 10,25 66 21 60,75 324,709 38 144 144 144 159

39 0 BİLGE TAŞKIN  MS 25 14 21,50 15 4 14,00 13 7 11,25 12 5 10,75 65 30 57,50 315,345 39 157 157 157 172

40 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 9 21,75 11 6 9,50 18 3 17,25 10 6 8,50 63 24 57,00 313,327 40 161 161 161 177

41 0 SILA DİLBAZ  MS 20 6 18,50 9 10 6,50 21 3 20,25 10 2 9,50 60 21 54,75 306,989 41 179 179 179 201

42 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 20 13 16,75 15 3 14,25 12 3 11,25 10 5 8,75 57 24 51,00 295,968 42 209 209 209 238

43 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 20 14,00 13 7 11,25 14 12 11,00 15 3 14,25 61 42 50,50 295,743 43 210 210 210 239

44 0 OZAN KUZEY MÖL  MS 25 9 22,75 14 6 12,50 7 2 6,50 10 4 9,00 56 21 50,75 295,171 44 214 214 214 243

45 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 25 12 22,00 11 8 9,00 9 4 8,00 10 0 10,00 55 24 49,00 290,247 45 236 236 236 269

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 20 15 16,25 11 7 9,25 13 2 12,50 11 4 10,00 55 28 48,00 287,422 46 246 246 246 283

47 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 15 18,25 13 7 11,25 12 10 9,50 10 7 8,25 57 39 47,25 284,827 47 250 250 250 290

48 0 İREM APAYDIN  MS 21 17 16,75 16 4 15,00 7 3 6,25 9 3 8,25 53 27 46,25 281,969 48 258 258 258 300
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

49 0 DİDEM ERDEM  MS 22 7 20,25 9 4 8,00 9 4 8,00 10 2 9,50 50 17 45,75 280,646 49 260 260 260 303

50 0 EMİRHAN BOZ  MS 22 17 17,75 14 4 13,00 9 7 7,25 10 9 7,75 55 37 45,75 280,356 50 261 261 261 304

51 0 MEHMET ARDA EREN  MS 7 4 6,00 17 1 16,75 15 1 14,75 8 1 7,75 47 7 45,25 279,136 51 265 265 265 308

52 0 SARP SÜTUNÇ  MS 15 16 11,00 19 1 18,75 6 3 5,25 9 4 8,00 49 24 43,00 272,546 52 282 282 282 331

53 0 KAAN KURT  MS 17 13 13,75 11 3 10,25 12 8 10,00 9 3 8,25 49 27 42,25 270,265 53 289 289 289 338

54 0 İREM AVCI  MS 22 11 19,25 11 3 10,25 3 2 2,50 10 2 9,50 46 18 41,50 268,255 54 300 300 300 349

55 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 21 10,75 13 5 11,75 10 5 8,75 11 5 9,75 50 36 41,00 267,010 55 304 304 304 353

56 0 SUDE DİNÇ  MS 16 14 12,50 16 1 15,75 7 4 6,00 7 3 6,25 46 22 40,50 264,783 56 309 309 309 360

57 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 11 14 7,50 12 3 11,25 19 10 16,50 5 3 4,25 47 30 39,50 261,447 57 315 315 315 371

58 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 22 16 18,00 9 5 7,75 7 4 6,00 7 3 6,25 45 28 38,00 257,286 58 326 326 326 388

59 0 YALÇIN YILMAZ  MS 16 15 12,25 11 2 10,50 11 2 10,50 6 6 4,50 44 25 37,75 256,294 59 330 330 331 394

60 0 RABİA KAYA  MS 22 9 19,75 8 6 6,50 6 1 5,75 7 6 5,50 43 22 37,50 255,612 60 332 332 333 396

61 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 13 15,75 8 5 6,75 5 5 3,75 12 5 10,75 44 28 37,00 255,389 61 334 334 335 399

62 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 18 14,50 14 3 13,25 7 4 6,00 4 1 3,75 44 26 37,50 255,388 62 335 335 336 400

63 0 HASAN YILDIZ  MS 22 10 19,50 13 7 11,25 4 4 3,00 5 5 3,75 44 26 37,50 255,280 63 337 337 338 402

64 0 ARDA SÖZER  MS 8 7 6,25 15 1 14,75 15 3 14,25 3 4 2,00 41 15 37,25 254,424 64 339 339 340 406

65 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 21 19 16,25 11 8 9,00 4 4 3,00 9 2 8,50 45 33 36,75 254,174 65 340 340 341 407

66 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 10 10 7,50 13 3 12,25 11 6 9,50 9 6 7,50 43 25 36,75 254,137 66 341 341 342 408

67 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 12 18 7,50 11 3 10,25 8 7 6,25 11 3 10,25 42 31 34,25 247,413 67 355 355 356 435

68 0 AYBARS KO AKURT  MS 21 14 17,50 9 5 7,75 5 7 3,25 6 2 5,50 41 28 34,00 245,425 68 363 363 364 445

69 0 ETHEM GÖRAL  MS 7 13 3,75 12 5 10,75 8 3 7,25 12 4 11,00 39 25 32,75 243,261 69 365 365 366 450

70 0 HİLAL TEKİN  MS 21 12 18,00 9 8 7,00 5 8 3,00 7 7 5,25 42 35 33,25 243,159 70 366 366 367 451

71 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 15 16 11,00 13 2 12,50 6 2 5,50 34 20 29,00 229,738 71 404 404 407 499

72 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 13 21 7,75 8 5 6,75 10 4 9,00 4 3 3,25 35 33 26,75 223,870 72 418 418 421 522

73 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 8 7 6,25 6 6 4,50 9 3 8,25 7 2 6,50 30 18 25,50 220,937 73 432 432 436 544

74 0 ALİ YÖ*SEL  MS 8 18 3,50 15 5 13,75 5 8 3,00 7 7 5,25 35 38 25,50 220,809 74 433 433 437 545

75 0 ESMA ÇİÇEK  MS 12 20 7,00 10 6 8,50 1 5 -0,25 9 6 7,50 32 37 22,75 213,147 75 450 450 454 569

76 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 11 16 7,00 11 6 9,50 2 2 1,50 5 2 4,50 29 26 22,50 211,758 76 453 453 457 574

77 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 4 0 4,00 10 2 9,50 24 10 21,50 209,822 77 457 457 461 580

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 9 14 5,50 12 7 10,25 1 4 0,00 7 7 5,25 29 32 21,00 207,571 78 460 460 464 587

79 0 DİCLE KAYA  MS 10 13 6,75 6 1 5,75 5 3 4,25 3 6 1,50 24 23 18,25 198,619 79 477 477 481 611

80 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 10 7 8,25 6 8 4,00 27 44 16,00 192,580 80 482 482 486 623

81 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 8 19 3,25 8 12 5,00 3 5 1,75 5 6 3,50 24 42 13,50 185,220 81 490 490 494 637

82 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 15 24 9,00 8 10 5,50 0 9 -2,25 4 13 0,75 27 56 13,00 183,052 82 492 492 496 639

83 0 NAGİHAN ERTEM  MS 4 18 -0,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 6 1,50 14 33 5,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ TÜMLER TYT 502 502 507 657

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,4 16,70 12,7 4,4 11,62 11,4 4,1 10,35 8,0 2,7 7,33 52,2 24,6 46,00 279,590

Okul Ortalaması 20,8 13,3 17,43 13,2 4,3 12,14 12,5 4,2 11,42 8,7 2,6 8,00 55,1 24,5 48,99 288,690

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜMLER TYT

324,709 24,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 144 144 144 159 % 24,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBCBbEEB   CCDAcDACbBeCBdCCeecdEBDeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCdDBbCAacDdBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA aDCD D C    EEA C   b   C   A E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız Dcc E  DC eD CDABA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 2 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

295,743 36,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 61 42 17 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 210 210 210 239 % 36,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BdBecEBcbCdCcccDbebdACBACCeDeAEBeecDEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBbCDeACAdcDABdBBcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBeba DBba B EaebCDCBd   Ce  cb  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D deEDEDCAbD CDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

427,035 1,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AKİDE IRMAK GÜNER 120 99 16 5 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 13 13 % 1,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aCBEcBBbAAeDbCCABAeE cD DDCCECBBAACD Dce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECAeDAeAeaBDDbBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEBCCADBECEcDDBDC DCB CDBDBAAABCEEEAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DDECAEAABCCDDDBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 20 0 91

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

220,809 82,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖ*SEL 120 35 38 47 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 433 433 437 545 % 82,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız add CEEd   bdec cAbcdcCBdC  a      eDcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBaCDBAbbCADdBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız   baDa  D        cb D B acA  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D c Eb be  D beABAcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 5 6 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 7 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

383,691 9,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 58 58 58 60 % 9,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBCBCEEBDAabCDAcDAeABcCdAadeDDAEBeCADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBD DDDBCaCB EEA C CBCC      A EAB  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A Eb DCeDDdCDABA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 0 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

348,262 16,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 101 101 101 107 % 16,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdBaEEBDACC cAcbACABcCBACCDeeAEBDeADaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDeb ACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BA BDCDaDBCe  AEEA C  BC b C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D AdEa DCAaDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 2 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

389,615 7,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 86 14 20 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 44 44 46 % 7,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdBCEEBDAba DAdbACAccCBdCCDaeAEBDC DEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBA  CADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCD DBCBCBAEEAcC  B C AC  EA   BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DA dED DCA DBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 1 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

254,137 62,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 341 341 342 408 % 62,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aacEcB E       A  b a cDDb   C d AC   Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA D B bCea CBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C E  CAD a  e D        CeBD   Ae  E  c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aD   EA  bbDDeBeDCcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 6 5 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

254,424 61,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 339 339 340 406 % 61,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBeBCcEeb CeC                      Ae D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBC DB   CADABCaBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCDDDBb  BAE  bCb B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız    eEc  e  D      dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 2 2 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 2 59

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

313,327 26,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 161 161 161 177 % 26,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız Ca EbBBEc CDD  ABA  CDDcDDbCbCdBeAd EDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCa bb D dAAaBDDCBeB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCE CCAD E b DDB C  ec C BDB AA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  e ebEAAe CDe BAcCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 3 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

245,425 67,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KO AKURT 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 363 363 364 445 % 67,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBcaBBa  de  eABdcaaecDDDCCECBBAACD cAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCe    D dc aBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a  eCC  a     D    ca b  BD  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  e  AEA  a  D B    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

389,361 7,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 87 19 14 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 45 45 47 % 7,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BdBC dBDcCC DccDACABeCB CCaDDAbc dcD  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EaBCCD da CAD BCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCcACDaEA EABE  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAeED DCADDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 21 1 95

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

344,062 18,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 71 15 34 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 111 111 111 119 % 18,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBCEEB bCed c DAC BACebCCDeDAEBDCcDaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCC e  A  DABbBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 1 18 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b BDCDDDBCBCB EE  C CB    C   A E BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   E  DCA DaCD BAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 1 59

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

398,114 5,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 90 18 12 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 32 32 34 % 5,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEeBBdcACDDCCABAcECaDDDDeCECBcAbCDEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCdECACDABAACBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CADB C BDDBeC b B CbBDe AAB EE  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DDEabEAABCCDeDBAbCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 2 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

223,870 79,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 418 418 421 522 % 79,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBaBbEdc   bdac DdCcBcCBb CeebAcBeeAD cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  Be CcBA Aae A dBB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  AD DaDeDBC  B   A C         e c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız a c E  D     Ce  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 2 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

284,827 44,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 57 39 24 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 250 250 250 290 % 44,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DaCBaEaBb  eCDccDAC BcbBdCdeDeAEBDCcDEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDeAeACAbdBdBcDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAcaD DcD aa B a AeCeCB b  Ca    E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız e A Ea DaADDBaDcBAdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 7 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

379,400 9,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 83 16 21 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 60 60 60 62 % 9,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBCEEBDAbCCDAEDACAacCB CCe  A  DCADED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBeCDdeCdbADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADBDCD DBCBCBA EAeCe  CCE C c   E  E  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız cAAeED DCADDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 15 1 68

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

394,289 5,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 89 19 12 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 37 39 % 5,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBEbBBEAd DDCCABAAEaDceDDeCECBBAACDdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCB dA D BAcbB DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB bADdECbcDDBDCAbCB CDBDBAAAB EEEeEC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız eD dAEAABCCD  BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 18 2 82

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

328,673 22,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 131 131 131 145 % 22,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBdBCEEaD CC aA DACbBcCBAaCabeAEBDeADEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCedbCACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAD DCDDDB   B        B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A E EDC  D CDdBAAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 0 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

345,348 17,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZANUR AYDINN 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 108 108 108 115 % 17,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEeBBEA eDb CAcAA CDDDD eCEeBBAACecDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbA D eAcCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CA BECd DDB Cb  B    DB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız eD C EAABCCDDcBAbCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 2 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

315,345 26,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 65 30 25 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 157 157 157 172 % 26,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBCBaEEBbcCbCDAccACcaACBA CeDcAEBDeADccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDdACAbAD BaBcDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAcBDbD DcCc Bb  e C CB   eC   A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız Dc dEa  dAcDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 5 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

290,247 40,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 236 236 236 269 % 40,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEbBBEAcCDb  ABdAdCDceD eCEeBBAACbEbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BaadaA DbeAeCBcDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   E CCAb      D  C bC     Dc A       c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   E     DD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 2 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

338,532 19,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 117 117 117 128 % 19,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bcCBaEEBDcCCCDcEDACABACBACCeDeAEBDeeDcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBdCDd  bbADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADBDaD DBa  BAEEA C  B e  C   A   BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D ceE  D A a CDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

387,190 8,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 87 21 12 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 52 52 54 % 8,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DcdBdEEBDACCdDAEDA ABACBACCe eAEBDecD De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBbCDed bCADeeCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCDDDBCBCBA  ADCDCB  b CbBEAbEABEC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAeEe DCADDBCbABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 1 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

198,619 93,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 477 477 481 611 % 93,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aCBEc BEc ae   Acdca  ce c C C   A    cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız      A D       DCBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    c CbD         C       BD b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız          CeeD Bcae e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 4 5 20

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

280,646 46,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 260 260 260 303 % 46,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBCEEBcc CCDAdcACdB CBdC  D A    AD  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız deBb DBA d     CBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b BbaD DBC CB   A            bA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız     E  DCA a CcABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 2 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 3 27

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

384,359 8,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 56 56 56 58 % 8,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ad EDBBEAACDbCCABAddd DeDeeCECBBAACDEDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECA DbdAACBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C EdCCADd C  DDB CAbCBcC BDBAAAB     E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD a EAABCCDDeBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

377,657 9,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF NAZ AKSU 120 85 27 8 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 61 61 61 63 % 9,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBCBCEEBDACbCDcdDACABcCBdbdeeDAcc eADdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBb ACADcBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAeaDCDDDBCBCBAEd eCDCB Cc aDadAbEABEC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAACED DCADDBCDABAdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 5 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

207,571 89,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 460 460 464 587 % 89,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız D aBabdB   Ce A DAbcdbbeA  c  A c e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EedCCDeb AaAceBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız ae   a  D b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D  dEeae   D CebBAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 2 7 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 4 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

280,356 46,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 55 37 28 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 261 261 261 304 % 46,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEDBBadeee bCABAAcCbDDDeebEeBBcACebDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbACDbBbeC DDCB B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCb CCAD  CbaaeBbb D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız cDabdEAA CeDDeBAbbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

404,357 4,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 94 26 0 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 28 28 % 4,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız edcEDBBEAddDaCCAddAdaDDcDcCCbCBBAdCeEDAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECbeDABAdaBcDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEBCCADBECEcDDBDCADCBDCaBDBAAABCEEEAECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DDEdeEAABCCDDDBAeCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 22 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

209,822 88,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 24 10 86 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 457 457 461 580 % 88,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  C EeB Ecd          C c   CC   B bCed cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız               DB       C   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD     A C DD eAcCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

PARAGRAF YORUMU 20 7 4 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 0 18

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

185,220 96,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 24 42 54 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 490 490 494 637 % 96,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız  CdaaBBac ecaC eee c bD  c abC  b   beAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BaeECAeDAedddda     bbbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız    aaaA           AaaB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız   b  a   C b aBbDeAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 2 8 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

213,147 86,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 450 450 454 569 % 86,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız aeBdaBBac ec  adad  b ccDeeCEbeBAACe  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCd b  b BAeaBDbCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   ad Cb     ec                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız e  CeEAceC DD abD AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

243,261 68,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 365 365 366 450 % 68,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız ad  DBBab aD eCdBdecebDe                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBca  D cAebBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C E CCADBc  cDb                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız ae C aAAB CDc BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 0 5 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

346,134 17,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 73 21 26 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 106 106 106 113 % 17,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız adBEcBBEAACDbC ABAcdCeDDD eCECBBAACedDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbACDABAcCdDDCB B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız d EB CADaE  aDDB C   BcC BDe  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DDd  EAA CCDDcBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

192,580 94,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 27 44 49 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 482 482 486 623 % 94,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız ceCBdcaBDbdbeDbacbeABAbcdaCeebdaBDacecea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız aAe   DbDebc B  EADC  Be   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız ad b D abe D C AdAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 4 16 20

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 6 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

254,174 61,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 340 340 341 407 % 61,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aaCBaEdBDcddeDAcDACdBeCBACdeecAEaDCccEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EcBCdDeb AaAbddCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  bDaaaDDD                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A E  D    cCDABA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

257,286 59,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 326 326 326 388 % 59,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BCBCEEBcbCbCcA DACdBAbBdCdDaeAEdDbcDdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız   B aDd   CcbABbBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b   CD DcCa        e B     D  A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D c E  e   D dDABA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

255,280 61,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 337 337 338 402 % 61,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBEcBBEcAea CCABAAcCDDceaCCbC   AdD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeECAaDbBeeaBDDCBaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a   CCAe      c           D    c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  b   Ec  b DD Bce  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

357,992 13,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 76 17 27 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 85 85 85 89 % 13,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBE BBEAceDc  ABdcdCDDDD Cb  BB A e  cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeECd DABAcaBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCE CCADBEb  DDB CA CaDC BDBAAAB  E  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD   EAABCCDe BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

211,758 87,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE CEREN TÜL 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 453 453 457 574 % 87,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cdCBdEaB   CaccbDdedB beb       B CADcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBa DB CAbA eBCBeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  d aD   D                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e          C  BAcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 5 5 25

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

388,210 7,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 87 20 13 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 50 50 50 52 % 7,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBCEEBDACCdDAEDAC BACeAdCeaeAEBDeADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBbCDd  AaAacBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız eADaDCDbDBCBCBAEEA C CBCC AC a AAE BE  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DcA ED DCADDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 3 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

243,159 68,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 42 35 43 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 366 366 367 451 % 68,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  BCBbEEB   eeec DAeABeCBA CcDeA BDCeDEcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BBaaDBb AbAceBCaB b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ba D D D    abc dbC C         d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D c E  D AcDeCDecd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 2 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 6 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

331,207 21,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 71 33 16 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 128 128 128 142 % 21,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBEaBBEbbdDaCbABdAaebDeDDeCdCBBAA edeeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCecCA DeBdebBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C  BCCAD  Cc DDBeC  CBDCbBDcA AB  EE E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DDEeAEbA CCDDeBebCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 3 73

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

417,982 2,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 96 15 9 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 19 19 % 2,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBCBCEEBDACCeDcdDACABcCBACCDDebEBDCcDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDeA ACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BbcaDCDDDBCBCBA EADCDCBCC ACDBEA EABE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D e EDEDCADDBCcABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 3 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

281,969 45,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREM APAYDIN 120 53 27 40 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 258 258 258 300 % 45,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cceBCbEBacC eDAEDdCdceCBACdeDeA BDeeeEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACeaccABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bbb  bD DBCB    E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A ED D   D dccBA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

268,255 53,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREM AVCI 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 300 300 300 349 % 53,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBbEEBDc  ea  bACdc bBACCe eAEBD ADcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EdB CDB   CA c eBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız       DaD        Ac                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D      DCAeDcCD BA C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

381,390 9,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 85 21 14 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 59 59 59 61 % 9,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCcEcBBE ACD CCABAcEC DDD eCEdaBdACeED D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEadCDAe  bBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEB CADaECb DDBDCAb BDCeBDBAAAB  EEAEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız eDECAEAABCCDDcBA bAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 19 1 86

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

270,265 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 289 289 289 338 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız b aBaEEB    daAdDbedBcCdACCDeDA B CAe   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız Ea   DB  AbAc BCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A d aDcDBC  B EEA Cc c  bc  B A    b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D   Ec D A D eD BAcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 6 36

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

295,968 36,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 209 209 209 238 % 36,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBEcBBdA ec  dABAccCDcDD eC CB  ACeEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCeECA D BAeaBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   d CCAc    BDDB C     C   B AA      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D a aA cCbDD BeDCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

354,583 14,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 89 89 89 93 % 14,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız eBdBCEEBecCeeaAEDdCABeCBdCCeDeAbBDCcDEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBACACADedCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBD DDDBC CB   A CD BC    c EA   cE  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DeACEa DCAeDdaDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 0 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

393,868 6,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 88 16 16 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 40 40 40 42 % 6,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız  B BCE BbACC aAEDAC c CBACCeDeAEBDCcedcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeB CDBb ACADABCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BbDaDCD DBCBCBAEEA CDCBCCEACDBEA E BE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız eAbCED DCADDaCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 18 2 82

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

279,136 46,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 47 7 66 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 265 265 265 308 % 46,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız   B  BBEcbCc C     E  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDABAe BDDCB B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCE CCAD E  aDDB C     C  D   A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız      E     DD BeDCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 0 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

183,052 97,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 27 56 37 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 492 492 496 639 % 97,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 24 1 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız baaBCEacbeC eaeaDcCdBceBdddaDeAcdDCAcEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız ceBaCce bAb acBbBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 9 21 -2,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız dbcccdbeb                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız edbCbcaaaAbbBCcca   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 8 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

229,738 75,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 404 404 407 499 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBdcbcEB    b ccbACABACBddC DcAb  eeeED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız cBBCCbBACA     CBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A  b D D    B    c  CB                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

267,010 53,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 50 36 34 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 304 304 304 353 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBdaBBdc ec bCdcdccaDDDDceb CBdAAdedcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcCd D BAcbBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a EaCCAD cC  DDB C     b   a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız ce   EAAdCCDDeB DCAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 12 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

255,388 60,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 335 335 336 400 % 60,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CadEcBBEccCa   eBdAdCeDeDceCECBBeAdedDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BC   bCDABAedBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız Ce   CbeB     DB C        De            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız        A aCD D      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

408,498 3,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 93 16 11 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 24 24 % 3,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBCBdEEB cCC DcbDACdBeCBACCeDDAEBDCADdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCccDBCaCBAEEA CeCBCCbAC  EA EABE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D AeED DCADDBCbABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 18 3 82

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

287,422 43,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 55 28 37 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 246 246 246 283 % 43,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CaBEaBBEceCe C dBdcE bDDDcebECB  AdDaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBdbA D eAddBcaCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a EBCCAD E    DB C D      D  Ae         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   EcABC DDeBAbCAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

326,489 23,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 71 38 11 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 138 138 138 153 % 23,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBEbcBdbdeac CABAcECDDeDbCbECBBAAeeccAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEdda*bBAACBbDCBaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCEBCCAD ECEdDDBDC  CBaCeBDBAAAB  Ed c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aDcd cAAcCdDD aAbCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 20 1 91

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

358,846 13,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SE GİN 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 84 84 84 88 % 13,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız DBdBaEEBccCCdDcEDdCdBcbBAdCeDDAbBDeceEDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACACADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCD DBC bcb       B      BEAAEbBE  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız eA CEDEDCAcDBCbABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 1 45

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

0,000 99,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 14 33 73 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 499 499 503 652 % 99,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 18 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cdd b dB d beccc  b c C  d ee AcBe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  Bd  be CA  De  BB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bc d ac b                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız b cbE  e  aD C     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 20 3 5 15

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

372,785 10,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 83 25 12 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 68 68 68 70 % 10,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdcEaBBEAAbe C AcbcECaDcDbeCECB bACeEeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEdACcAcAeCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CCaBCCADBE EBDDB CA CaDCaBDB AAa EE AEC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız De  AEAABCCDDaBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 19 1 86

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

255,389 60,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 334 334 335 399 % 60,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cdCBCEEBDdCCdcc cACddAbBdCCeeDAEB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EaB CDBb Ab e  aBB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız eA  baD D C  B a b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAc Ee DCA DaCDcBAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

295,171 36,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MÖL 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 214 214 214 243 % 36,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız c CBaE B   C DAEDACABdCBACCDeeAEBeCceaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız daBCCDBbCbaADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  b    D D C C  E       e       A   B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D cdE  DCA Da eAB AC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

370,309 11,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 82 24 14 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 71 71 71 73 % 11,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEedBEAdCD CCABAAdCeb DcebEeBBAACDEcAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDbBAcCdDDCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız aCEBCCADBEC aDDBcC cC DCbBDBAAAB  E  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD e EAAaCCDD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 3 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

355,286 14,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 78 27 15 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 88 88 88 92 % 14,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız adBcaB EbcCDDCCABAe abDeDDCCECBBAACDE AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEC  DbeAcbBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız aCEB CADcECbBDDB CADCB bDBDB AAc EEacEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız ee  bEAABaCDD BAeC A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 3 73

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

255,612 60,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 332 332 333 396 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CC EDB EA CD  bABAAc aDcDD CbCeB AdD ccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCc be Db Ae   DCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız C    CAD      D             b A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aD   E A aaeD a DCeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

346,745 16,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 76 32 12 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 103 103 103 110 % 16,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız badEaBBEcdeeeC ABdccdeDcDDeCbCBBAACeaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDABAeCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız CC BCCAD ECdcDDB CAbCBcCbBDBAAcB Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aD ecEAA CCDDcBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 19 2 86

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 3 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

337,334 20,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 71 25 24 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 120 120 120 133 % 20,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız cBaBbEEB   becAcDeCABcbBdCCebcbbBDCcDaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBBCCDBACbaADABCaBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADBDCD DBC CBAEE  CcCB CE C   A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız b A E  DCADDcCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 0 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

272,546 50,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 282 282 282 331 % 50,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCBEcBBEc ec  CAcbca Dc  a CbCd eA ecDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECACDABdACBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız   EceCA     eDDB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D  cE  eC DDbBbD AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

341,227 18,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 75 36 9 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 113 113 113 123 % 18,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız dCecaBBEAceeebCABdcEaaDeDDeCECBBbACDdDeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBECb cAeAeCBDDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız aCEBdCADBECc ceBDCdDC DCeBDBA     E dcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız eDdeAEdABCCDDDBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 6 64

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

306,989 30,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 179 179 179 201 % 30,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CCBE BBEAdeD C ABA cC D ecCb CBB   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız eCadbA cbdAedBbDCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız  C BCCADBECb DDB CA Ca CbBDB AA         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   E  d CDD BAeCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 17 2 77

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

264,783 54,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 46 22 52 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 309 309 309 360 % 54,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEDBBaeee DCbedbAaC De   a  aB ACe  AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbACD BA CB DCBCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız d c   A a     D    b    D D   A   E A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız  D   Ee  CaDD   DbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 8 5 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

261,447 56,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 315 315 315 371 % 56,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız ecCBCEdB eCae caDACdBcCedd e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBB  DBACeaADe  BBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BADaDbDcDBCBaB EEAbCDCBCCd   e c ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız e   a  DCA D     Ae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 2 5 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 15 5 68

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

398,027 5,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 33 33 35 % 5,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız aBdB EEBbACCdDAEDACABACBddCDeeAEBDecDEac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EaBbCceACAbADeBCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  ADaDCDDDBCaCBAEEAeCDCBCCEACDB A EcBEC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız DAAa DEDCADDBCDABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 19 2 86

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

326,649 22,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 136 136 136 151 % 22,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CC ceBBEA   aC ABAc bec DDeC eBBAACe  cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBEbA DABAcbBDDCBdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız a EBCCAa  C  DD DCA C  CDBDB AAB  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız aD   E A C DD BADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 15 2 68

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

220,937 82,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 432 432 436 544 % 82,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız e eBbEEB    d A DA c cbB                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EeBaCDBbeAde             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız BAb D D D C  BA  c C       d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız        D  b  CDABAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 2 2 10

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

247,413 66,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 355 355 356 435 % 66,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bBCB EEB  a   c bAadccbBAddDacAbdee  Ec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız EBB CDBA A  bb dBBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız Bd ac D DcC   bE A Cb B    a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D A EDED baD CDc A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 20 6 11 30

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 0 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



TÜMLER TYT

256,294 59,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 330 330 331 394 % 59,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız c dBd dB  C d   DACABAdBb CeecbEBDeADdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız  BBb  Bb A A  BCBBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  Ab    D B       ADCDCB     Da   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız eAA Ee e     CDe Abe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 1 36

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



TÜMLER TYT

325,573 23,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 65 16 39 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 140 140 140 155 % 23,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBCBCEEBDACCCDAEDACABACBACCDDDAEBDCADEDD

Cevaplarınız bcdBdEEBD  be A bAdABcCBACC DDAbBDCADEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EBBCCDBACACADABCBBDCBADAB

Cevaplarınız dBBCCDBACACADABCBBbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BADBDCDDDBCBCBAEEADCDCBCCEACDBEAAEABECCE

Cevaplarınız  A B aD D C  B EE  C  B    C       B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAACEDEDCADDBCDABAAC

Cevaplarınız D AdE  D   D CeABAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 1 41

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



TÜMLER TYT

336,184 20,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 122 122 122 136 % 20,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 502 502 507 657

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CCBEDBBEAACDDCCABAAECDDDDDCCECBBAACDEDAD

Cevaplarınız CdBEDBBacAeDDCC BccdecDDDDCCECeBeACeEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBECACDABAACBDDCBCBDAABB

Cevaplarınız BCBcCA DAdAcCBDDCBCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CCEBCCADBECEBDDBDCADCBDCDBDBAAABCEEEAECA

Cevaplarınız daaBCCADB     DB CA  aaC  DB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B DDECAEAABCCDDDBADCAA

Cevaplarınız DD e E ABCCDDDBADCAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 3 50

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Metne Sözcük Yerleştirme D

15

%18,07

12

%14,46

19

%22,89

17

%20,48

12

%14,46

8

%9,64
 

Doğru (%20,48)

Yanlış (%69,88)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Söz Öbeklerinde Anlam B

3

%3,61

51

%61,45

9

%10,84

7

%8,43

2

%2,41

11

%13,25
 

Doğru (%61,45)

Yanlış (%25,30)

Boş (%13,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Sözcükte Anlam C

12

%14,46
 

37

%44,58

28

%33,73

4

%4,82

2

%2,41
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%53,01)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B  

77

%92,77

2

%2,41

1

%1,20
 

3

%3,61
 

Doğru (%92,77)

Yanlış (%3,61)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 İki Cümleyi Karşılaştırma C

17

%20,48

9

%10,84

37

%44,58

13

%15,66

2

%2,41

5

%6,02
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%49,40)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,20

2

%2,41

8

%9,64

2

%2,41

65

%78,31

5

%6,02
 

Doğru (%78,31)

Yanlış (%15,66)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

11

%13,25

1

%1,20
 

11

%13,25

58

%69,88

2

%2,41
 

Doğru (%69,88)

Yanlış (%27,71)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri B

1

%1,20

74

%89,16

2

%2,41

1

%1,20

1

%1,20

4

%4,82
 

Doğru (%89,16)

Yanlış (%6,02)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 CÜMLENİN ÖGELERİ D

5

%6,02

11

%13,25

6

%7,23

22

%26,51

3

%3,61

36

%43,37
 

Doğru (%26,51)

Yanlış (%30,12)

Boş (%43,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Karma Dil Bilgisi A

18

%21,69

6

%7,23

15

%18,07

9

%10,84

5

%6,02

30

%36,14
 

Doğru (%21,69)

Yanlış (%42,17)

Boş (%36,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 AD SOYLU SÖZCÜKLER C

2

%2,41

5

%6,02

43

%51,81

2

%2,41

1

%1,20

30

%36,14
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%12,05)

Boş (%36,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Büyük Harflerin Yazılışı C

3

%3,61

13

%15,66

35

%42,17

3

%3,61

6

%7,23

23

%27,71
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%30,12)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler C

3

%3,61

2

%2,41

23

%27,71

14

%16,87

29

%34,94

12

%14,46
 

Doğru (%27,71)

Yanlış (%57,83)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Virgül D

10

%12,05
 

13

%15,66

38

%45,78

9

%10,84

13

%15,66
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%38,55)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

37

%44,58

5

%6,02

32

%38,55

1

%1,20

2

%2,41

6

%7,23
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%48,19)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

8

%9,64

2

%2,41

20

%24,10

13

%15,66

19

%22,89

21

%25,30
 

Doğru (%22,89)

Yanlış (%51,81)

Boş (%25,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-23 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,20

7

%8,43

15

%18,07

58

%69,88
 

2

%2,41
 

Doğru (%69,88)

Yanlış (%27,71)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

61

%73,49

3

%3,61

1

%1,20

9

%10,84

4

%4,82

5

%6,02
 

Doğru (%73,49)

Yanlış (%20,48)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-30 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

1

%1,20

4

%4,82

57

%68,67

2

%2,41

11

%13,25

8

%9,64
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%21,69)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-33 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

35

%42,17

6

%7,23

6

%7,23

14

%16,87

4

%4,82

18

%21,69
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%36,14)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

3

%3,61

57

%68,67

11

%13,25

6

%7,23

1

%1,20

5

%6,02
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%25,30)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

23

%27,71

2

%2,41

34

%40,96

2

%2,41

10

%12,05

12

%14,46
 

Doğru (%27,71)

Yanlış (%57,83)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,41

18

%21,69

57

%68,67

1

%1,20

1

%1,20

4

%4,82
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%26,51)

Boş (%4,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-31 Paragrafın Yorumlanması B

2

%2,41

59

%71,08

1

%1,20

4

%4,82

8

%9,64

9

%10,84
 

Doğru (%71,08)

Yanlış (%18,07)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-18 Paragrafın Yorumlanması A

38

%45,78

7

%8,43

1

%1,20

28

%33,73

1

%1,20

8

%9,64
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%44,58)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

10

%12,05

3

%3,61

42

%50,60

10

%12,05

3

%3,61

15

%18,07
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%31,33)

Boş (%18,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-35 Paragrafın Yorumlanması C   

52

%62,65

14

%16,87

1

%1,20

16

%19,28
 

Doğru (%62,65)

Yanlış (%18,07)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-36 Paragrafın Yorumlanması D

3

%3,61

1

%1,20

2

%2,41

21

%25,30

43

%51,81

13

%15,66
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%59,04)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-22 Paragrafın Yorumlanması D

9

%10,84

8

%9,64

2

%2,41

28

%33,73

19

%22,89

17

%20,48
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%45,78)

Boş (%20,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Paragrafın Yorumlanması D  

2

%2,41

14

%16,87

21

%25,30

29

%34,94

17

%20,48
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%54,22)

Boş (%20,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Paragrafın Konusu A

66

%79,52

5

%6,02
 

3

%3,61
 

9

%10,84
 

Doğru (%79,52)

Yanlış (%9,64)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,20

14

%16,87

4

%4,82

1

%1,20

41

%49,40

22

%26,51
 

Doğru (%49,40)

Yanlış (%24,10)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Paragrafın Yorumlanması B

1

%1,20

57

%68,67

4

%4,82

5

%6,02
 

16

%19,28
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%12,05)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-25 Paragrafın Yorumlanması D    

56

%67,47

8

%9,64

19

%22,89
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%9,64)

Boş (%22,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-27 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,20

2

%2,41

27

%32,53

1

%1,20

36

%43,37

16

%19,28
 

Doğru (%32,53)

Yanlış (%48,19)

Boş (%19,28)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

36

%43,37
 

28

%33,73
 

7

%8,43

12

%14,46
 

Doğru (%43,37)

Yanlış (%42,17)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D   

3

%3,61

57

%68,67

13

%15,66

10

%12,05
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%19,28)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

6

%7,23

2

%2,41

11

%13,25

12

%14,46

28

%33,73

24

%28,92
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%37,35)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

7

%8,43

2

%2,41

12

%14,46

38

%45,78

4

%4,82

20

%24,10
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%30,12)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

6

%7,23

7

%8,43

18

%21,69

24

%28,92

6

%7,23

22

%26,51
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%44,58)

Boş (%26,51)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin
kapsamını, metodunu ve diğer bilim
dallarıyla ilişkisini açıklar.

E   
6

%7,41

12

%14,81

51

%62,96

12

%14,81
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%22,22)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi
yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. B

8

%9,88

52

%64,20

2

%2,47

3

%3,70

13

%16,05

3

%3,70
 

Doğru (%64,20)

Yanlış (%32,10)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

B  
75

%92,59
 

2

%2,47

2

%2,47

2

%2,47
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%4,94)

Boş (%2,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında
Osmanlı Siyaseti C

8

%9,88

16

%19,75

40

%49,38

4

%4,94

1

%1,23

12

%14,81
 

Doğru (%49,38)

Yanlış (%35,80)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı
Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal
açılardan analiz eder.

C
4

%4,94
 

67

%82,72

2

%2,47
 

8

%9,88
 

Doğru (%82,72)

Yanlış (%7,41)

Boş (%9,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa D  

3

%3,70

6

%7,41

68

%83,95

1

%1,23

2

%2,47

1

%1,23

Doğru (%83,95)

Yanlış (%13,58)

Boş (%2,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri B  

46

%56,79

2

%2,47

11

%13,58

19

%23,46

3

%3,70
 

Doğru (%56,79)

Yanlış (%39,51)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

A
34

%41,98

21

%25,93
 

2

%2,47

2

%2,47

22

%27,16
 

Doğru (%41,98)

Yanlış (%30,86)

Boş (%27,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. C

3

%3,70

2

%2,47

29

%35,80
 

5

%6,17

42

%51,85
 

Doğru (%35,80)

Yanlış (%12,35)

Boş (%51,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını
açıklar. A

54

%66,67

9

%11,11
 

6

%7,41

3

%3,70

9

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

17

%20,99

16

%19,75

33

%40,74

6

%7,41
 

9

%11,11
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%48,15)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

59

%72,84

1

%1,23

5

%6,17

3

%3,70

3

%3,70

10

%12,35
 

Doğru (%72,84)

Yanlış (%14,81)

Boş (%12,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

4

%4,94

8

%9,88

7

%8,64

50

%61,73

1

%1,23

11

%13,58
 

Doğru (%61,73)

Yanlış (%24,69)

Boş (%13,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. A

18

%22,22

2

%2,47

15

%18,52

7

%8,64

27

%33,33

12

%14,81
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%62,96)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. B  

62

%76,54
 

5

%6,17

2

%2,47

12

%14,81
 

Doğru (%76,54)

Yanlış (%8,64)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. C

4

%4,94

3

%3,70

58

%71,60

7

%8,64

2

%2,47

7

%8,64
 

Doğru (%71,60)

Yanlış (%19,75)

Boş (%8,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki
değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. B

4

%4,94

74

%91,36

1

%1,23
  

2

%2,47
 

Doğru (%91,36)

Yanlış (%6,17)

Boş (%2,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. B  

76

%93,83

2

%2,47
 

1

%1,23

2

%2,47
 

Doğru (%93,83)

Yanlış (%3,70)

Boş (%2,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

Kaynağı ve unsurları bakımından din
tanımlarını karşılaştırır. D

1

%1,23

2

%2,47

1

%1,23

70

%86,42
 

7

%8,64
 

Doğru (%86,42)

Yanlış (%4,94)

Boş (%8,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları
analiz eder. C

1

%1,23

2

%2,47

71

%87,65
  

7

%8,64
 

Doğru (%87,65)

Yanlış (%3,70)

Boş (%8,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

1

%1,23
   

80

%98,77
 

Doğru (%1,23)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. A  

1

%1,23
   

80

%98,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,23)

Boş (%98,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D  

1

%1,23
   

80

%98,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,23)

Boş (%98,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A  

1

%1,23
   

80

%98,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,23)

Boş (%98,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

1

%1,23
   

80

%98,77
 

Doğru (%1,23)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,77)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. B

4

%4,82

41

%49,40

2

%2,41

3

%3,61

3

%3,61

30

%36,14
 

Doğru (%49,40)

Yanlış (%14,46)

Boş (%36,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

62

%74,70

13

%15,66

1

%1,20

2

%2,41

1

%1,20

4

%4,82
 

Doğru (%74,70)

Yanlış (%20,48)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-14 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

2

%2,41

4

%4,82

6

%7,23

42

%50,60

2

%2,41

27

%32,53
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%16,87)

Boş (%32,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-22 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

16

%19,28

30

%36,14

2

%2,41

2

%2,41
 

33

%39,76
 

Doğru (%36,14)

Yanlış (%24,10)

Boş (%39,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. D

2

%2,41

4

%4,82

3

%3,61

54

%65,06

3

%3,61

17

%20,48
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%14,46)

Boş (%20,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

C
18

%21,69

4

%4,82

37

%44,58

4

%4,82
 

20

%24,10
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%31,33)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

1

%1,20

2

%2,41

3

%3,61

68

%81,93

2

%2,41

7

%8,43
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%9,64)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-23 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. D

4

%4,82

3

%3,61

7

%8,43

19

%22,89

2

%2,41

48

%57,83
 

Doğru (%22,89)

Yanlış (%19,28)

Boş (%57,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-27

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. D  

2

%2,41
 

71

%85,54
 

10

%12,05
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%2,41)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-28 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. B

1

%1,20

45

%54,22

5

%6,02
 

4

%4,82

28

%33,73
 

Doğru (%54,22)

Yanlış (%12,05)

Boş (%33,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-24 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. C

2

%2,41

6

%7,23

51

%61,45
  

24

%28,92
 

Doğru (%61,45)

Yanlış (%9,64)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu
önermeyi açıklar. B

10

%12,05

23

%27,71

3

%3,61

2

%2,41

1

%1,20

44

%53,01
 

Doğru (%27,71)

Yanlış (%19,28)

Boş (%53,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-2 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C

2

%2,41

1

%1,20

33

%39,76
 

1

%1,20

46

%55,42
 

Doğru (%39,76)

Yanlış (%4,82)

Boş (%55,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B

1

%1,20

56

%67,47

1

%1,20
  

25

%30,12
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%2,41)

Boş (%30,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-29 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. A

26

%31,33

6

%7,23
   

51

%61,45
 

Doğru (%31,33)

Yanlış (%7,23)

Boş (%61,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E

3

%3,61
 

3

%3,61
 

37

%44,58

40

%48,19
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%7,23)

Boş (%48,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-3

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. E

4

%4,82

1

%1,20

1

%1,20

2

%2,41

41

%49,40

34

%40,96
 

Doğru (%49,40)

Yanlış (%9,64)

Boş (%40,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-30 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. A

41

%49,40

1

%1,20

2

%2,41

1

%1,20

3

%3,61

35

%42,17
 

Doğru (%49,40)

Yanlış (%8,43)

Boş (%42,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D  

6

%7,23

4

%4,82

12

%14,46

6

%7,23

55

%66,27
 

Doğru (%14,46)

Yanlış (%19,28)

Boş (%66,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-6

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,20

1

%1,20

64

%77,11
  

17

%20,48
 

Doğru (%77,11)

Yanlış (%2,41)

Boş (%20,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
2

%2,41

7

%8,43

2

%2,41

16

%19,28

8

%9,64

48

%57,83
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%22,89)

Boş (%57,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,20
 

40

%48,19

1

%1,20

1

%1,20

40

%48,19
 

Doğru (%48,19)

Yanlış (%3,61)

Boş (%48,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. B  

50

%60,24

1

%1,20
  

32

%38,55
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%1,20)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-11

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C  

2

%2,41

28

%33,73

1

%1,20

2

%2,41

50

%60,24
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%6,02)

Boş (%60,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

3

%3,61

1

%1,20

27

%32,53
 

2

%2,41

50

%60,24
 

Doğru (%32,53)

Yanlış (%7,23)

Boş (%60,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-12

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak
problemler çözer. E  

10

%12,05

5

%6,02

3

%3,61

8

%9,64

57

%68,67
 

Doğru (%9,64)

Yanlış (%21,69)

Boş (%68,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

20

%24,10

1

%1,20

1

%1,20

1

%1,20

1

%1,20

59

%71,08
 

Doğru (%24,10)

Yanlış (%4,82)

Boş (%71,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

2

%2,41

1

%1,20

46

%55,42

1

%1,20
 

33

%39,76
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%4,82)

Boş (%39,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

D
2

%2,41

8

%9,64

3

%3,61

13

%15,66

1

%1,20

56

%67,47
 

Doğru (%15,66)

Yanlış (%16,87)

Boş (%67,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-13 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. B

9

%10,84

10

%12,05

6

%7,23

1

%1,20

5

%6,02

52

%62,65
 

Doğru (%12,05)

Yanlış (%25,30)

Boş (%62,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi E  

1

%1,20
 

1

%1,20

15

%18,07

66

%79,52
 

Doğru (%18,07)

Yanlış (%2,41)

Boş (%79,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgenlerin Benzerliği A

42

%50,60
 

4

%4,82

1

%1,20

1

%1,20

35

%42,17
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%7,23)

Boş (%42,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri A

4

%4,82

3

%3,61
 

1

%1,20

1

%1,20

74

%89,16
 

Doğru (%4,82)

Yanlış (%6,02)

Boş (%89,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-38 Dikdörtgen E

2

%2,41
 

6

%7,23
 

24

%28,92

51

%61,45
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%9,64)

Boş (%61,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Üçgenlerin Benzerliği A

11

%13,25

1

%1,20

3

%3,61

1

%1,20

1

%1,20

66

%79,52
 

Doğru (%13,25)

Yanlış (%7,23)

Boş (%79,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-32 Silindir B

1

%1,20

28

%33,73

3

%3,61
 

1

%1,20

50

%60,24
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%6,02)

Boş (%60,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler E  

1

%1,20
 

1

%1,20

29

%34,94

52

%62,65
 

Doğru (%34,94)

Yanlış (%2,41)

Boş (%62,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Kare C   

8

%9,64

2

%2,41
 

73

%87,95
 

Doğru (%9,64)

Yanlış (%2,41)

Boş (%87,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-33 Piramitler C   

3

%3,61
  

80

%96,39
 

Doğru (%3,61)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Dikdörtgen E

1

%1,20
  

2

%2,41

10

%12,05

70

%84,34
 

Doğru (%12,05)

Yanlış (%3,61)

Boş (%84,34)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynaklarını avantaj ve dezavantajları
açısından değerlendirir.

D
2

%2,44

3

%3,66

1

%1,22

56

%68,29

12

%14,63

8

%9,76
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%21,95)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

17

%20,73

3

%3,66

5

%6,10

3

%3,66

3

%3,66

51

%62,20
 

Doğru (%20,73)

Yanlış (%17,07)

Boş (%62,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. A

40

%48,78

3

%3,66

11

%13,41

2

%2,44

3

%3,66

23

%28,05
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%23,17)

Boş (%28,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. C

4

%4,88

3

%3,66

10

%12,20

9

%10,98

13

%15,85

43

%52,44
 

Doğru (%12,20)

Yanlış (%35,37)

Boş (%52,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. E

4

%4,88

1

%1,22

1

%1,22
 

68

%82,93

8

%9,76
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%7,32)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir. D

10

%12,20

2

%2,44

5

%6,10

25

%30,49

10

%12,20

30

%36,59
 

Doğru (%30,49)

Yanlış (%32,93)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve
özelliklerini açıklar. E

3

%3,66

1

%1,22

1

%1,22

2

%2,44

11

%13,41

64

%78,05
 

Doğru (%13,41)

Yanlış (%8,54)

Boş (%78,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

D
2

%2,44

2

%2,44
 

68

%82,93

6

%7,32

4

%4,88
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%12,20)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim
esaslarını açıklar. C

4

%4,88

3

%3,66

45

%54,88

2

%2,44

4

%4,88

24

%29,27
 

Doğru (%54,88)

Yanlış (%15,85)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası
etkileşimler ile ilişkilendirir. A

53

%64,63

1

%1,22

1

%1,22
 

2

%2,44

25

%30,49
 

Doğru (%64,63)

Yanlış (%4,88)

Boş (%30,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14

Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında
ilişki kurar. D

5

%6,10

4

%4,88

7

%8,54

18

%21,95

9

%10,98

39

%47,56
 

Doğru (%21,95)

Yanlış (%30,49)

Boş (%47,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan
karışım ayırma tekniklerini açıklar. D

2

%2,44

1

%1,22

1

%1,22

67

%81,71

3

%3,66

8

%9,76
 

Doğru (%81,71)

Yanlış (%8,54)

Boş (%9,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE TÜMLER TYT

Okul İlçe İl Genel

502 502 507 657

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri
yardımıyla ayırt eder. B

5

%6,10

28

%34,15

5

%6,10

4

%4,88

4

%4,88

36

%43,90
 

Doğru (%34,15)

Yanlış (%21,95)

Boş (%43,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10

Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına
örnekler verir. C

6

%7,32

3

%3,66

62

%75,61

2

%2,44

1

%1,22

8

%9,76
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%14,63)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Canlıların ortak özelliklerini irdeler. D

1

%1,22

9

%10,98

6

%7,32

49

%59,76

9

%10,98

8

%9,76
 

Doğru (%59,76)

Yanlış (%30,49)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler A

57

%69,51

1

%1,22

6

%7,32

1

%1,22

4

%4,88

13

%15,85
 

Doğru (%69,51)

Yanlış (%14,63)

Boş (%15,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri B

4

%4,88

67

%81,71

1

%1,22

1

%1,22

1

%1,22

8

%9,76
 

Doğru (%81,71)

Yanlış (%8,54)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. A

72

%87,80
  

2

%2,44

2

%2,44

6

%7,32
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%4,88)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

45

%54,88

7

%8,54

5

%6,10

3

%3,66

6

%7,32

16

%19,51
 

Doğru (%54,88)

Yanlış (%25,61)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler C  

3

%3,66

62

%75,61

4

%4,88

4

%4,88

9

%10,98
 

Doğru (%75,61)

Yanlış (%13,41)

Boş (%10,98)
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