
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 6 32,50 17 3 16,25 29 1 28,75 12 0 12,00 35 4 34,00 20 5 18,75 147 19 142,25 323,813 6 1479 289,230 75 13555 385,270 1 252

2 0 İDİL Y 12E 33 7 31,25 12 8 10,00 32 5 30,75 13 3 12,25 37 3 36,25 35 4 34,00 21 12 18,00 183 42 172,50 429,578 1 10 280,673 86 14488 384,010 2 264

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 9 27,75 16 4 15,00 28 2 27,50 14 0 14,00 33 5 31,75 24 6 22,50 145 26 138,50 310,895 10 2093 293,573 70 13103 382,320 3 278

4 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 5 33,75 13 5 11,75 24 2 23,50 10 1 9,75 30 8 28,00 29 2 28,50 141 23 135,25 292,625 18 3219 303,288 62 12108 380,110 4 301

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 6 31,50 13 7 11,25 30 2 29,50 10 4 9,00 33 7 31,25 21 5 19,75 140 31 132,25 305,528 13 2398 281,810 84 14365 369,145 5 414

6 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 35 5 33,75 14 6 12,50 18 1 17,75 6 0 6,00 37 3 36,25 18 0 18,00 128 15 124,25 307,498 12 2292 262,753 103 16552 366,338 6 460

7 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 3 35,25 13 6 11,50 31 3 30,25 13 2 12,50 25 11 22,25 23 10 20,50 141 35 132,25 287,330 20 3644 294,038 68 13058 352,360 7 759

8 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 31 4 30,00 12 6 10,50 23 5 21,75 4 2 3,50 34 5 32,75 20 6 18,50 124 28 117,00 291,748 19 3277 259,030 107 17004 351,423 8 792

9 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 34 6 32,50 15 3 14,25 39 1 38,75 19 1 18,75 38 2 37,50 33 7 31,25 178 20 173,00 237,298 57 9013 450,145 2 361 347,778 9 953

10 0 BERRAK ŞEKER 12S 36 4 35,00 14 5 12,75 37 2 36,50 20 0 20,00 38 2 37,50 37 2 36,50 182 15 178,25 237,185 58 9028 463,795 1 114 347,665 10 958

11 0 SİNEM SUCU 12E 33 6 31,50 11 9 8,75 23 5 21,75 10 7 8,25 36 4 35,00 16 14 12,50 129 45 117,75 304,140 15 2476 247,710 115 18544 347,563 11 967

12 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 37 3 36,25 13 7 11,25 38 2 37,50 17 3 16,25 39 1 38,75 28 12 25,00 172 28 165,00 233,545 59 9831 431,313 8 1125 347,380 12 976

13 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 34 6 32,50 16 4 15,00 38 2 37,50 20 0 20,00 37 3 36,25 33 7 31,25 178 22 172,50 238,195 56 8850 446,800 3 485 345,230 13 1086

14 0 SÜEDA COŞAN 12 34 6 32,50 12 8 10,00 17 3 16,25 12 4 11,00 34 5 32,75 16 6 14,50 125 32 117,00 296,493 16 2973 252,735 112 17826 345,195 14 1089

15 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 37 3 36,25 14 6 12,50 38 2 37,50 16 4 15,00 38 2 37,50 33 7 31,25 176 24 170,00 233,533 60 9835 445,588 5 522 343,893 15 1149

16 0 NİL TURBİL  M 31 9 28,75 17 3 16,25 21 4 20,00 8 1 7,75 33 7 31,25 19 11 16,25 15 3 14,25 144 38 134,50 345,663 5 733 255,873 109 17370 343,835 16 1152

17 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 9 27,75 12 8 10,00 38 2 37,50 20 0 20,00 38 2 37,50 33 7 31,25 171 28 164,00 226,928 68 11793 437,698 6 832 337,048 17 1614

18 0 IRMAK GÜNER  M 36 4 35,00 16 2 15,50 37 3 36,25 19 1 18,75 34 6 32,50 32 8 30,00 174 24 168,00 238,648 55 8768 433,595 7 1014 335,278 18 1757

19 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 16 3 15,25 33 5 31,75 19 1 18,75 36 3 35,25 36 4 35,00 174 22 168,50 230,218 65 10737 446,435 4 498 334,203 19 1842

20 0 BEYZANUR YAMAN 12S 37 3 36,25 15 2 14,50 30 3 29,25 16 3 15,25 35 3 34,25 32 8 30,00 165 22 159,50 226,455 69 11988 425,113 9 1410 327,540 20 2504

21 0 REŞİT ACAR  ME 30 9 27,75 18 2 17,50 18 5 16,75 6 3 5,25 28 8 26,00 17 4 16,00 117 31 109,25 273,488 25 4889 253,988 111 17656 325,530 21 2712

22 0 YİĞİT USTA 12C 34 6 32,50 13 7 11,25 30 5 28,75 20 0 20,00 34 4 33,00 28 12 25,00 159 34 150,50 223,445 74 13094 404,885 13 2705 320,945 22 3258

23 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 29 10 26,50 11 7 9,25 21 5 19,75 7 3 6,25 30 7 28,25 15 5 13,75 113 37 103,75 273,303 27 4912 240,905 124 19619 319,118 23 3476

24 0 MELİS SOLAK 12A 32 8 30,00 15 3 14,25 37 3 36,25 13 6 11,50 33 6 31,50 29 10 26,50 159 36 150,00 222,895 75 13313 404,425 14 2730 316,205 24 3879

25 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 27 11 24,25 15 5 13,75 20 10 17,50 9 10 6,50 23 12 20,00 22 3 21,25 116 51 103,25 248,553 46 7443 262,483 105 16585 314,320 25 4142

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 29 3 28,25 17 3 16,25 33 5 31,75 31 9 28,75 158 32 150,00 219,993 85 14490 408,940 12 2417 313,898 26 4206

27 0 SEMİH SAKCI 12 32 7 30,25 14 5 12,75 34 2 33,50 17 3 16,25 29 4 28,00 22 14 18,50 148 35 139,25 223,815 71 12937 372,828 27 5334 307,425 27 5113

28 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 34 5 32,75 13 5 11,75 34 4 33,00 14 6 12,50 31 7 29,25 29 7 27,25 155 34 146,50 220,408 83 14337 397,458 16 3256 307,383 28 5119

29 0 ECEM ARSLAN 12E 35 4 34,00 14 6 12,50 12 9 9,75 6 3 5,25 28 12 25,00 15 7 13,25 110 41 99,75 263,198 34 5908 238,790 129 20002 307,255 29 5143

30 0 ASLINUR KARAKURT 12S 33 7 31,25 11 8 9,00 34 4 33,00 17 3 16,25 31 7 29,25 28 12 25,00 154 41 143,75 219,930 86 14515 389,228 21 3889 306,885 30 5211
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Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

31 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 16 3 15,25 27 4 26,00 18 1 17,75 30 2 29,50 36 4 35,00 158 23 152,25 218,005 92 15345 417,368 10 1812 305,585 31 5411

32 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 33 4 32,00 12 5 10,75 26 6 24,50 15 3 14,25 33 3 32,25 34 4 33,00 153 25 146,75 210,433 112 18710 411,980 11 2207 305,408 32 5441

33 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 12 6 10,50 13 6 11,50 9 0 9,00 32 8 30,00 8 7 6,25 107 34 98,50 279,583 21 4270 220,193 148 23362 304,785 33 5520

34 0 ELA NAZ DEMİR 12E 36 4 35,00 11 8 9,00 14 5 12,75 6 6 4,50 29 10 26,50 12 6 10,50 108 39 98,25 267,023 31 5525 230,660 133 21402 303,603 34 5725

35 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 6 30,50 13 7 11,25 34 2 33,50 17 2 16,50 28 4 27,00 29 10 26,50 153 31 145,25 222,625 76 13443 390,235 19 3809 303,415 35 5760

36 0 ELİF SUDE TÜRK 12 31 9 28,75 14 4 13,00 37 3 36,25 16 4 15,00 28 7 26,25 26 13 22,75 152 40 142,00 224,173 70 12817 380,543 22 4643 302,928 36 5858

37 0 BERAT AKKANLI 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 34 6 32,50 14 6 12,50 29 9 26,75 26 14 22,50 150 48 138,00 218,945 89 14945 375,310 26 5114 298,920 37 6540

38 0 NİSA AKSU  ME 30 9 27,75 14 4 13,00 19 3 18,25 1 0 1,00 29 6 27,50 9 4 8,00 102 26 95,50 269,158 30 5317 222,353 143 22930 298,833 38 6558

39 0 DAMLA KİŞİN  M 34 6 32,50 11 8 9,00 30 2 29,50 16 4 15,00 29 5 27,75 25 10 22,50 145 35 136,25 215,725 97 16335 375,660 25 5086 298,370 39 6654

40 0 ESRA NUR TURK 12S 31 9 28,75 13 3 12,25 29 4 28,00 15 2 14,50 30 5 28,75 24 15 20,25 142 38 132,50 212,958 104 17551 369,088 29 5653 298,283 40 6671

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 28 9 25,75 12 5 10,75 13 6 11,50 2 2 1,50 29 8 27,00 13 1 12,75 97 31 89,25 255,398 39 6709 222,838 141 22832 297,818 41 6744

42 0 BERKAY ALKAN 12Z 33 6 31,50 12 7 10,25 24 4 23,00 16 3 15,25 31 4 30,00 30 9 27,75 146 33 137,75 208,698 117 19445 389,365 20 3878 297,358 42 6810

43 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 36 4 35,00 12 8 10,00 25 0 25,00 19 1 18,75 27 4 26,00 32 8 30,00 151 25 144,75 218,883 90 14975 395,070 17 3433 296,773 43 6929

44 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 11 8 9,00 32 6 30,50 14 5 12,75 30 6 28,50 27 12 24,00 146 45 134,75 211,403 109 18282 377,540 24 4905 295,983 44 7061

45 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 13 4 12,00 32 5 30,75 15 4 14,00 25 5 23,75 24 10 21,50 146 31 138,25 223,788 73 12952 371,148 28 5500 295,593 45 7137

46 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 11 6 9,50 34 6 32,50 13 4 12,00 28 8 26,00 22 15 18,25 142 44 131,00 216,568 95 15989 358,558 36 6586 294,378 46 7355

47 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 30 9 27,75 9 11 6,25 34 4 33,00 15 5 13,75 30 6 28,50 28 12 25,00 146 47 134,25 209,755 115 18994 378,338 23 4838 294,275 47 7375

48 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 23 10 20,50 10 10 7,50 22 8 20,00 15 5 13,75 37 2 36,50 35 5 33,75 142 40 132,00 187,698 182 28606 401,325 15 2961 293,698 48 7480

49 0 TUBA YAKIN  ME 29 8 27,00 12 5 10,75 12 4 11,00 2 0 2,00 31 6 29,50 8 2 7,50 94 25 87,75 264,205 33 5802 209,530 158 25669 292,343 49 7735

50 0 ECRİN BİLEN 12 31 5 29,75 12 5 10,75 28 3 27,25 18 2 17,50 26 4 25,00 33 7 31,25 148 26 141,50 215,003 100 16637 392,023 18 3669 289,973 50 8167

51 0 NİSA KAYAKÇALAN 12E 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 33 7 31,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 95 32 87,10 274,453 23 4775 196,797 180 29040 286,256 51 8851

52 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 33 5 31,75 14 4 13,00 11 3 10,25 9 6 7,50 30 8 28,00 3 8 1,00 100 34 91,50 273,398 26 4898 205,643 163 26629 283,783 52 9346

53 0 ARDA PALALI 12S 31 9 28,75 10 9 7,75 34 3 33,25 15 5 13,75 25 8 23,00 26 14 22,50 141 48 129,00 212,950 105 17555 359,388 35 6510 282,290 53 9645

54 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 30 9 27,75 12 8 10,00 9 8 7,00 4 4 3,00 33 7 31,25 29 1 28,75 6 13 2,75 0 3 -0,75 123 53 109,75 353,133 2 562 190,383 200 31247 281,205 54 9857

55 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 8 27,00 13 4 12,00 12 6 10,50 2 1 1,75 27 10 24,50 10 5 8,75 93 34 84,50 249,610 45 7332 213,670 153 24643 280,693 55 9973

56 0 HAVİN İREM CURKA  MS 32 7 30,25 16 1 15,75 32 5 30,75 14 4 13,00 23 14 19,50 19 20 14,00 136 51 123,25 220,243 84 14393 333,023 46 9042 280,103 56 10087

57 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 32 7 30,25 16 4 15,00 27 6 25,50 17 2 16,50 22 7 20,25 28 11 25,25 142 37 132,75 217,328 93 15634 364,573 32 6056 279,173 57 10286

58 0 İCLAL SEVER  MS 38 2 37,50 13 6 11,50 26 1 25,75 15 3 14,25 20 4 19,00 21 9 18,75 133 25 126,75 219,008 88 14919 344,805 42 7904 277,448 58 10658

59 0 ZEYNEP AYDIN 12E 28 12 25,00 14 5 12,75 13 2 12,50 4 1 3,75 31 6 29,50 20 8 18,00 110 34 101,50 322,763 7 1518 192,545 195 30600 275,575 59 11036

60 0 İREM ÇELİK 12S 36 4 35,00 14 6 12,50 27 6 25,50 18 1 17,75 19 7 17,25 25 14 21,50 139 38 129,50 221,233 80 13971 348,700 39 7509 274,878 60 11150
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KATILIMLAR

61 0 ARDA ÇEKİM 12E 30 8 28,00 12 6 10,50 9 6 7,50 0 2 -0,50 33 7 31,25 30 7 28,25 2 3 1,25 116 39 106,25 350,638 4 612 185,295 215 32942 274,605 61 11192

62 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 13 6 11,50 23 4 22,00 19 1 18,75 21 3 20,25 28 11 25,25 137 32 129,00 212,875 106 17592 359,803 33 6469 274,570 62 11203

63 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 35 5 33,75 12 7 10,25 27 6 25,50 16 4 15,00 22 10 19,50 19 21 13,75 131 53 117,75 213,893 102 17132 324,233 50 9939 273,543 63 11410

64 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 5 29,75 13 3 12,25 23 2 22,50 15 1 14,75 22 2 21,50 24 8 22,00 128 21 122,75 207,895 124 19776 345,938 41 7792 272,895 64 11546

65 0 KEMAL HORUZ 12E 32 7 30,25 13 3 12,25 13 9 10,75 6 5 4,75 27 11 24,25 7 15 3,25 98 50 85,50 256,740 37 6575 206,428 161 26429 272,788 65 11570

66 0 ASLI OSMANBEY 12E 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 26 12 23,00 22 9 19,75 6 1 5,75 114 44 103,10 309,280 11 2196 209,557 157 25666 272,204 66 11708

67 0 ZEHRA İKAN 12E 31 8 29,00 14 5 12,75 6 7 4,25 4 1 3,75 26 12 23,00 8 2 7,50 89 35 80,25 243,345 49 8046 208,225 160 25985 270,728 67 12047

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 7 30,25 12 6 10,50 16 0 16,00 1 0 1,00 26 9 23,75 4 3 3,25 91 25 84,75 254,578 40 6792 206,043 162 26528 270,548 68 12090

69 0 FATİH KURT  M 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 30 10 27,50 90 32 82,10 263,090 35 5921 193,342 189 30275 270,311 69 12139

70 0 ALİ YASİN 12S 30 9 27,75 12 7 10,25 32 4 31,00 19 1 18,75 1 0 1,00 18 10 15,50 27 11 24,25 139 42 128,50 221,225 81 13976 347,203 40 7652 269,995 70 12216

71 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 28 11 25,25 10 10 7,50 15 7 13,25 31 9 28,75 20 5 18,75 3 3 2,25 1 2 0,50 108 47 96,25 313,393 9 1964 190,588 198 31194 269,600 71 12296

72 0 ECRİN KABASAKAL 12 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 22 14 18,50 12 6 10,50 10 1 9,75 104 43 93,35 266,743 32 5569 220,837 145 23236 269,256 72 12366

73 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 10 26,50 11 6 9,50 23 14 19,50 17 3 16,25 25 10 22,50 30 8 28,00 135 51 122,25 199,223 147 23582 359,650 34 6483 266,703 73 12942

74 0 AYÇA POLAT  MS 31 8 29,00 12 4 11,00 19 5 17,75 15 2 14,50 23 3 22,25 18 7 16,25 118 29 110,75 199,670 146 23370 324,760 49 9894 266,475 74 12997

75 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 8 29,00 12 5 10,75 15 5 13,75 2 2 1,50 25 9 22,75 5 4 4,00 90 33 81,75 248,278 47 7474 204,820 164 26812 266,123 75 13076

76 0 IŞIL ELMAS  M 23 13 19,75 11 5 9,75 35 1 34,75 11 6 9,50 23 7 21,25 19 14 15,50 122 46 110,50 201,853 139 22431 321,068 52 10221 265,938 76 13116

77 0 BATIN 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 31 5 29,75 33 6 31,50 124 33 115,85 178,960 208 32424 367,587 30 5808 265,909 77 13135

78 0 HİLAL YILMAZ  ME 29 8 27,00 15 3 14,25 7 4 6,00 2 3 1,25 28 10 25,50 4 3 3,25 85 31 77,25 249,890 44 7310 194,740 185 29789 265,708 78 13165

79 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 30 10 27,50 14 6 12,50 21 12 18,00 24 15 20,25 134 58 119,50 210,345 113 18758 333,820 45 8973 265,695 79 13168

80 0 ORHAN BAYKAL 12E 26 13 22,75 15 5 13,75 14 4 13,00 1 1 0,75 30 8 28,00 32 7 30,25 0 2 -0,50 118 40 108,00 352,933 3 567 186,538 213 32494 265,505 80 13209

81 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 14 3 13,25 26 2 25,50 15 4 14,00 20 6 18,50 28 5 26,75 132 29 124,75 208,333 122 19596 352,908 38 7106 265,003 81 13330

82 0 SUDENAZ YALI 12E 29 10 26,50 13 1 12,75 6 4 5,00 31 8 29,00 22 3 21,25 1 0 1,00 102 26 95,50 318,080 8 1740 183,125 219 33551 264,693 82 13407

83 0 BELEN SARI 12E 29 10 26,50 13 4 12,00 13 2 12,50 6 2 5,50 26 9 23,75 14 1 13,75 2 3 1,25 103 31 95,25 294,978 17 3060 199,130 174 28363 263,695 83 13647

84 0 12E 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 26 9 23,75 2 1 1,75 88 32 80,10 251,338 42 7152 198,277 175 28586 263,011 84 13788

85 0 KEMAL MELİK ASLAY 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 26 7 24,25 11 8 9,00 20 11 17,25 17 22 11,50 124 58 109,50 209,470 116 19115 307,025 60 11697 262,715 85 13866

86 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 28 11 25,25 15 5 13,75 21 10 18,50 10 5 8,75 23 15 19,25 2 1 1,75 99 47 87,25 251,018 43 7195 212,758 154 24853 262,650 86 13878

87 0 ARDA KARACA  MS 30 7 28,25 11 7 9,25 28 4 27,00 14 3 13,25 20 8 18,00 34 5 32,75 137 34 128,50 206,185 126 20530 365,918 31 5942 261,395 87 14150

88 0 ELA SEVER 12E 31 9 28,75 12 7 10,25 15 6 13,50 2 1 1,75 25 10 22,50 4 5 2,75 89 38 79,50 246,868 48 7643 200,383 170 28033 261,193 88 14194

89 0 BELİNAY DALGİZ 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 30 8 28,00 27 13 23,75 117 43 106,35 178,960 208 32424 340,417 43 8339 261,044 89 14226

90 0 SILA SÜZ  ME 25 10 22,50 14 5 12,75 11 4 10,00 7 2 6,50 24 12 21,00 7 8 5,00 88 41 77,75 240,043 51 8524 204,035 167 27022 260,360 90 14413
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KATILIMLAR

91 0 RAUF KASIMOĞLU 12 26 14 22,50 12 8 10,00 16 9 13,75 2 3 1,25 30 10 27,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 92 47 80,25 271,050 29 5106 183,150 218 33543 260,273 91 14438

92 0 BEREN ŞAHİN  MS 35 5 33,75 9 6 7,50 29 4 28,00 12 5 10,75 19 10 16,50 26 8 24,00 130 38 120,50 208,540 119 19504 338,728 44 8481 259,670 92 14558

93 0 HATİCE ATASOY  MS 11 4 10,00 8 12 5,00 34 2 33,50 18 2 17,50 24 8 22,00 20 6 18,50 115 34 106,50 193,275 164 26316 324,860 48 9881 259,135 93 14674

94 0 CELAL SERDAR 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 29 8 27,00 33 7 31,25 122 37 112,85 178,960 208 32424 358,322 37 6609 258,264 94 14877

95 0 AYŞEGÜL TAY 12 30 10 27,50 15 3 14,25 30 5 28,75 12 5 10,75 19 16 15,00 12 14 8,50 118 53 104,75 210,328 114 18767 293,860 69 13080 257,338 95 15078

96 0 FERAYE UYAR 12 31 7 29,25 11 7 9,25 28 7 26,25 12 7 10,25 20 9 17,75 18 18 13,50 120 55 106,25 202,860 135 21957 307,318 59 11668 257,265 96 15099

97 0 BURAK ÇIVGIN 12S 31 9 28,75 14 5 12,75 30 5 28,75 17 3 16,25 18 22 12,50 21 19 16,25 131 63 115,25 216,515 96 16011 315,948 53 10730 256,785 97 15217

98 0 ALPER ARSLAN 12S 24 12 21,00 14 5 12,75 28 9 25,75 15 5 13,75 21 12 18,00 19 20 14,00 121 63 105,25 201,243 141 22689 308,175 58 11579 256,273 98 15345

99 0 BEYZANUR AYDIN  M 34 5 32,75 13 4 12,00 23 3 22,25 12 5 10,75 16 3 15,25 23 14 19,50 121 34 112,50 205,935 127 20658 323,303 51 10019 253,500 99 16033

100 0 ERENACARZ 12 30 9 27,75 13 6 11,50 26 6 24,50 5 2 4,50 20 5 18,75 16 10 13,50 110 38 100,50 194,913 154 25645 300,713 64 12376 251,828 100 16442

101 0 FATİH KURFALLI   31 5 29,75 15 3 14,25 24 3 23,25 13 2 12,50 14 2 13,50 20 5 18,75 117 20 112,00 208,463 120 19543 315,503 55 10774 251,243 101 16581

102 0 MİLAY GAMZE KURU  M 31 6 29,50 15 4 14,00 6 6 4,50 4 4 3,00 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 106 47 94,25 304,723 14 2445 187,880 209 32059 250,745 102 16694

103 0 SUDE * *N  M 31 8 29,00 14 5 12,75 22 4 21,00 14 4 13,00 17 8 15,00 21 10 18,50 119 39 109,25 203,785 132 21548 315,510 54 10771 250,575 103 16725

104 0 NEHİR GÖKCEN 12S 31 8 29,00 13 6 11,50 24 5 22,75 11 7 9,25 18 8 16,00 10 26 3,50 107 60 92,00 199,913 145 23241 272,045 94 15424 249,353 104 17046

105 0 KEREM KIRCA 12 27 13 23,75 12 5 10,75 19 5 17,75 12 5 10,75 11 11 8,25 13 9 10,75 20 11 17,25 114 59 99,25 213,933 101 17117 282,198 82 14328 249,280 105 17067

106 0 ESMA TOPTAŞ 12S 33 6 31,50 12 6 10,50 24 5 22,75 11 4 10,00 17 9 14,75 19 15 15,25 116 45 104,75 202,450 137 22158 303,040 63 12137 248,505 106 17239

107 0 DOĞA AYAR 12E 27 13 23,75 9 9 6,75 7 13 3,75 5 0 5,00 23 12 20,00 9 6 7,50 80 53 66,75 221,805 78 13742 195,493 183 29421 248,450 107 17250

108 0 BERK ÖZYÜREK 12S 31 7 29,25 11 5 9,75 19 3 18,25 17 1 16,75 16 5 14,75 28 9 25,75 122 30 114,50 201,745 140 22469 332,953 47 9051 247,770 108 17405

109 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 7 29,25 11 7 9,25 7 8 5,00 3 1 2,75 24 11 21,25 4 5 2,75 80 39 70,25 233,468 61 9849 190,458 199 31232 247,313 109 17526

110 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 4 32,00 9 8 7,00 19 4 18,00 14 6 12,50 18 6 16,50 22 9 19,75 115 37 105,75 196,255 152 24907 314,470 56 10879 246,965 110 17618

111 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 8 28,00 13 6 11,50 21 8 19,00 14 4 13,00 18 10 15,50 16 15 12,25 112 51 99,25 198,820 148 23749 293,125 71 13156 246,830 111 17650

112 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 8 28,00 10 4 9,00 28 1 27,75 13 1 12,75 15 10 12,50 19 10 16,50 115 34 106,50 205,898 128 20679 304,070 61 12024 245,808 112 17932

113 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 12 5 10,75 6 6 4,50 1 1 0,75 24 13 20,75 5 3 4,25 76 36 67,00 227,368 67 11649 189,540 203 31553 245,180 113 18094

114 0 ZEYNEP ERBAY  MS 31 9 28,75 12 5 10,75 17 3 16,25 16 2 15,50 16 4 15,00 18 12 15,00 110 35 101,25 198,513 150 23866 299,848 65 12451 245,123 114 18112

115 0 NAZLI BALA  ME 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 21 13 17,75 2 2 1,50 83 37 73,85 233,463 62 9853 197,572 177 28812 243,806 115 18436

116 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 28 5 26,75 14 6 12,50 12 9 9,75 14 26 7,50 114 60 99,00 210,873 110 18517 278,028 90 14755 243,308 116 18563

117 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 29 11 26,25 9 7 7,25 19 7 17,25 14 6 12,50 18 2 17,50 17 15 13,25 106 48 94,00 189,168 177 27949 292,283 72 13236 242,408 117 18790

118 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 30 10 27,50 13 6 11,50 10 7 8,25 5 7 3,25 23 16 19,00 4 12 1,00 85 58 70,50 232,300 63 10147 190,890 197 31094 241,215 118 19115

119 0 SUDE KÜÇÜK 12S 34 5 32,75 11 7 9,25 25 7 23,25 13 7 11,25 13 8 11,00 15 16 11,00 111 50 98,50 204,465 131 21276 284,223 81 14106 240,165 119 19376

120 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 25 7 23,25 12 4 11,00 6 1 5,75 1 1 0,75 22 11 19,25 5 3 4,25 71 27 64,25 221,180 82 14001 188,128 207 31979 238,753 120 19742

                                              4 / 10



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

121 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 27 12 24,00 10 8 8,00 24 3 23,25 14 5 12,75 16 8 14,00 13 24 7,00 104 60 89,00 194,888 156 25657 270,905 95 15544 238,588 121 19782

122 0 MERT ARSLAN  ME 24 15 20,25 10 9 7,75 8 12 5,00 4 6 2,50 25 14 21,50 6 2 5,50 6 10 3,50 83 68 66,00 238,895 54 8721 179,688 221 34466 237,550 122 20056

123 0 CEYLİN KIZIL 12 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 20 3 19,25 80 25 73,85 178,960 208 32424 247,627 116 18556 236,719 123 20282

124 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 32 7 30,25 12 3 11,25 13 3 12,25 14 4 13,00 16 9 13,75 21 14 17,50 108 40 98,00 193,103 165 26381 297,808 67 12656 236,058 124 20463

125 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 29 11 26,25 15 4 14,00 24 6 22,50 6 5 4,75 16 11 13,25 16 8 14,00 106 45 94,75 194,105 160 26001 285,123 79 14007 235,700 125 20568

126 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 28 9 25,75 12 4 11,00 16 6 14,50 9 6 7,50 19 9 16,75 24 10 21,50 108 44 97,00 183,833 196 30033 308,293 57 11567 234,808 126 20781

127 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 5 32,75 13 2 12,50 12 1 11,75 13 2 12,50 13 5 11,75 14 9 11,75 99 24 93,00 196,218 153 24918 278,878 88 14666 233,723 127 21077

128 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 19 7 17,25 12 5 10,75 16 4 15,00 6 3 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 18 3 17,25 19 10 16,50 96 39 86,25 184,448 192 29796 281,888 83 14359 233,210 128 21203

129 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 30 9 27,75 14 5 12,75 23 7 21,25 16 4 15,00 12 15 8,25 18 18 13,50 113 58 98,50 205,048 130 21051 281,113 85 14447 233,113 129 21227

130 0 ŞEVVAL SARA 12S 23 12 20,00 9 6 7,50 25 5 23,75 14 4 13,00 16 10 13,50 17 18 12,50 104 55 90,25 190,665 171 27400 280,290 87 14523 232,825 130 21296

131 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 33 7 31,25 13 4 12,00 22 4 21,00 12 5 10,75 10 5 8,75 14 17 9,75 104 42 93,50 202,765 136 22000 273,028 92 15314 232,150 131 21479

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 24 6 22,50 14 4 13,00 15 1 14,75 13 2 12,50 14 1 13,75 17 9 14,75 97 23 91,25 188,765 179 28151 284,420 80 14084 231,560 132 21630

133 0 SILA DİLBAZ  MS 31 5 29,75 9 7 7,25 17 3 16,25 7 7 5,25 16 1 15,75 7 9 4,75 87 32 79,00 183,315 198 30231 257,523 108 17174 231,500 133 21646

134 0 TALHA GÜRCAN  M 25 13 21,75 12 8 10,00 23 7 21,25 10 8 8,00 16 7 14,25 9 6 7,50 95 49 82,75 186,693 186 29062 264,443 102 16341 230,808 134 21809

135 0 NİL GEDİKLİ 12S 29 3 28,25 12 5 10,75 19 6 17,50 12 6 10,50 13 6 11,50 20 12 17,00 105 38 95,50 193,473 163 26235 291,033 73 13379 230,183 135 21973

136 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 33 5 31,75 11 7 9,25 17 6 15,50 12 4 11,00 13 7 11,25 11 4 10,00 97 33 88,75 193,893 161 26087 267,808 98 15922 229,928 136 22048

137 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 29 9 26,75 9 9 6,75 5 1 4,75 1 2 0,50 21 4 20,00 3 0 3,00 1 0 1,00 69 25 62,75 229,350 66 11026 176,303 228 35273 228,923 137 22336

138 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 31 8 29,00 12 7 10,25 22 3 21,25 7 7 5,25 12 2 11,50 13 18 8,50 97 45 85,75 191,908 169 26866 264,530 101 16328 228,568 138 22440

139 0 NAZ METİN 12 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 18 15 14,25 78 37 68,85 222,125 77 13619 193,342 189 30275 227,911 139 22608

140 0 SİDRE KIZILT*  MS 25 15 21,25 12 6 10,50 17 13 13,75 14 6 12,50 18 15 14,25 22 15 18,25 108 70 90,50 183,223 200 30267 289,568 74 13520 227,218 140 22819

141 0 ARDA YILDIRIM  MS 35 1 34,75 11 5 9,75 19 1 18,75 7 7 5,25 11 6 9,50 9 11 6,25 92 31 84,25 194,865 157 25675 255,063 110 17493 226,075 141 23096

142 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 10 9 7,75 20 2 19,50 12 5 10,75 13 10 10,50 12 7 10,25 97 42 86,50 192,025 168 26794 266,088 99 16122 225,905 142 23146

143 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 16 14 12,50 2 4 1,00 78 40 68,10 217,223 94 15676 196,162 181 29257 225,584 143 23245

144 0 BELİNAY DAĞLI 12S 31 6 29,50 11 6 9,50 17 5 15,75 13 5 11,75 12 8 10,00 12 11 9,25 96 41 85,75 192,833 166 26483 262,555 104 16574 225,353 144 23326

145 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 9 27,75 11 6 9,50 6 10 3,50 1 4 0,00 22 16 18,00 10 10 7,50 2 5 0,75 82 60 67,00 239,398 53 8656 178,018 225 34854 225,153 145 23372

146 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 8 8 6,00 12 5 10,75 3 2 2,50 19 15 15,25 3 3 2,25 73 44 62,00 213,230 103 17426 187,073 212 32303 224,965 146 23412

147 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 13 2 12,50 20 2 19,50 6 6 4,50 11 7 9,25 15 7 13,25 98 30 90,50 194,430 158 25855 272,240 93 15395 224,925 147 23423

148 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 9 26,75 12 3 11,25 12 3 11,25 6 4 5,00 15 6 13,50 1 5 -0,25 7 11 4,25 82 41 71,75 219,898 87 14528 204,103 165 26992 224,903 148 23429

149 0 EMİNE YURTCU  M 25 14 21,50 10 6 8,50 21 4 20,00 12 4 11,00 13 5 11,75 20 8 18,00 101 41 90,75 186,735 185 29041 286,375 77 13861 223,900 149 23704

150 0 RABİA FİDAN  MS 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 17 11 14,25 21 14 17,50 98 47 86,35 178,960 208 32424 285,622 78 13950 222,819 150 24011
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

151 0 MUSTAFA  MS 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 16 8 14,00 15 14 11,50 91 44 80,10 178,960 208 32424 264,782 100 16291 222,124 151 24173

152 0 BURCU CEYHAN 12S 31 9 28,75 11 6 9,50 22 3 21,25 12 5 10,75 8 4 7,00 4 7 2,25 88 34 79,50 197,285 151 24367 238,588 130 20034 221,615 152 24322

153 0 CANSU EREN  MS 30 10 27,50 11 5 9,75 22 2 21,50 10 3 9,25 3 0 3,00 6 6 4,50 16 8 14,00 98 34 89,50 203,768 133 21555 261,675 106 16670 221,388 153 24380

154 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 28 7 26,25 12 6 10,50 13 9 10,75 12 4 11,00 14 8 12,00 18 9 15,75 97 43 86,25 183,548 197 30140 277,183 91 14846 221,308 154 24402

155 0 EMİR YALÇIN 12S 31 8 29,00 16 4 15,00 13 3 12,25 16 3 15,25 8 7 6,25 27 13 23,75 111 38 101,50 198,793 149 23762 298,290 66 12609 221,088 155 24476

156 0 ECRİN YILDIZ 12 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 17 20 12,00 77 42 66,60 215,428 98 16457 193,342 189 30275 220,979 156 24510

157 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 10 -0,50 76 42 65,60 215,120 99 16582 191,242 196 30979 220,721 157 24583

158 0 DERİN YETİŞEN   31 6 29,50 14 5 12,75 2 2 1,50 3 4 2,00 15 15 11,25 20 10 17,50 5 2 4,50 90 44 79,00 256,585 38 6593 194,745 184 29787 220,315 158 24684

159 0 SİMA YILDIZ 12 27 12 24,00 7 9 4,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 20 10 17,50 19 10 16,50 1 0 1,00 84 45 72,75 261,620 36 6079 175,185 229 35554 220,308 159 24685

160 0 EMİN PALA  MS 28 12 25,00 9 5 7,75 21 8 19,00 9 6 7,50 14 11 11,25 10 22 4,50 91 64 75,00 184,460 190 29794 243,610 121 19181 220,165 160 24733

161 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 15 15 11,25 13 18 8,50 88 55 74,35 240,445 50 8473 193,342 189 30275 218,961 161 25082

162 0 ARDA SÖZER  MS 20 7 18,25 14 3 13,25 22 2 21,50 15 1 14,75 8 5 6,75 79 18 74,50 194,900 155 25650 229,188 135 21666 218,435 162 25249

163 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 14 7 12,25 18 15 14,25 92 44 81,10 178,960 208 32424 270,222 96 15630 217,259 163 25567

164 0 MALİ BİNİCİ 12S 28 7 26,25 12 4 11,00 20 2 19,50 7 4 6,00 9 3 8,25 8 10 5,50 84 30 76,50 188,513 180 28279 241,558 123 19511 216,018 164 25947

165 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 13 5 11,75 23 9 20,75 96 36 87,10 178,960 208 32424 287,322 76 13750 215,869 165 25983

166 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 9 26,75 13 6 11,50 14 2 13,50 13 3 12,25 9 6 7,50 9 10 6,50 87 36 78,00 190,025 174 27623 246,308 118 18761 215,495 166 26060

167 0 BEYZA ÖZCAN 12E 30 7 28,25 12 7 10,25 6 6 4,50 19 17 14,75 24 8 22,00 91 45 79,75 277,038 22 4516 178,668 223 34705 215,483 167 26066

168 0 CANSU AKAR  M 23 17 18,75 13 6 11,50 1 3 0,25 4 3 3,25 21 11 18,25 22 11 19,25 4 4 3,00 88 55 74,25 271,310 28 5093 176,883 227 35146 215,468 168 26073

169 0 NAZ TÜRKOĞLU   27 7 25,25 10 5 8,75 4 3 3,25 2 0 2,00 19 13 15,75 23 7 21,25 85 35 76,25 274,278 24 4797 174,208 232 35776 214,510 169 26310

170 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 29 9 26,75 13 3 12,25 12 2 11,50 2 7 0,25 16 19 11,25 2 8 0,00 74 48 62,00 208,645 118 19466 188,358 206 31900 213,963 170 26460

171 0 ABCDE  M 35 5 33,75 10 9 7,75 25 3 24,25 14 1 13,75 84 18 79,50 207,980 123 19737 223,928 140 22644 213,220 171 26651

172 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 12 8 10,00 26 7 24,25 4 5 2,75 10 17 5,75 9 17 4,75 92 63 76,25 191,895 170 26868 236,678 131 20352 212,570 172 26823

173 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 20 5 18,75 14 2 13,50 11 1 10,75 12 5 10,75 11 1 10,75 10 8 8,00 78 22 72,50 178,315 223 32898 246,398 117 18747 212,410 173 26868

174 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 13 25 6,75 11 5 9,75 6 21 0,75 14 4 13,00 1 1 0,75 21 5 19,75 24 13 20,75 90 74 71,50 153,578 254 38390 278,808 89 14672 211,835 174 27023

175 0 ERSİN AKKOÇ 12S 29 10 26,50 9 10 6,50 16 4 15,00 12 4 11,00 10 8 8,00 20 15 16,25 96 51 83,25 184,125 195 29941 268,475 97 15853 210,785 175 27301

176 0 ESLEMNUR KARATAŞŞ 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 11 5 9,75 10 9 7,75 81 36 72,10 178,960 208 32424 244,357 120 19062 210,309 176 27446

177 0 FETTUMA GÜLEL  M 31 8 29,00 9 6 7,50 14 1 13,75 15 4 14,00 6 5 4,75 15 18 10,50 90 42 79,50 190,225 172 27545 248,895 114 18351 208,060 177 28058

178 0 CANSU AYANDIN 12S 26 11 23,25 10 8 8,00 27 8 25,00 12 8 10,00 6 9 3,75 10 17 5,75 91 61 75,75 192,833 166 26483 234,478 132 20693 207,968 178 28075

179 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 14 7 12,25 7 8 5,00 9 9 6,75 8 17 3,75 83 53 69,75 184,185 193 29907 229,980 134 21526 207,380 179 28212

180 0 NAZ ÇİÇEK 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 10 6 8,50 12 11 9,25 82 39 72,35 178,960 208 32424 245,117 119 18939 206,834 180 28346
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

181 0 UĞUR B KATIL  MS 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 11 12 8,00 14 9 11,75 0 3 -0,75 4 3 3,25 89 49 76,85 239,913 52 8544 199,637 172 28217 206,379 181 28471

182 0 EMİR GÜNEŞ 12S 27 12 24,00 9 8 7,00 19 7 17,25 10 4 9,00 10 13 6,75 5 8 3,00 80 52 67,00 182,165 201 30692 224,475 139 22547 205,280 182 28785

183 0 ZAFER KARAAĞAÇ  M 29 10 26,50 12 4 11,00 9 6 7,50 9 5 7,75 9 1 8,75 10 10 7,50 78 36 69,00 176,718 226 33388 238,955 127 19968 205,213 183 28804

184 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 10 26,50 12 4 11,00 18 4 17,00 10 6 8,50 4 1 3,75 11 9 8,75 84 34 75,50 188,820 178 28133 239,785 126 19813 203,825 184 29176

185 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 27 10 24,50 15 2 14,50 12 4 11,00 4 6 2,50 9 4 8,00 12 11 9,25 79 37 69,75 176,470 227 33456 240,545 125 19688 202,870 185 29407

186 0 KAAN KURT  MS 23 10 20,50 9 5 7,75 20 4 19,00 9 7 7,25 8 6 6,50 6 10 3,50 75 42 64,50 179,078 207 32139 222,370 142 22923 201,388 186 29810

187 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 14 22,50 11 6 9,50 1 0 1,00 1 3 0,25 18 20 13,00 1 0 1,00 58 43 47,25 193,748 162 26130 169,690 239 36648 201,325 187 29873

188 0 EMİRHAN BOZ  MS 27 10 24,50 12 4 11,00 16 9 13,75 12 6 10,50 6 8 4,00 6 10 3,50 79 47 67,25 185,105 189 29589 222,000 144 23000 200,675 188 30060

189 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 23 10 20,50 10 3 9,25 5 2 4,50 1 0 1,00 15 10 12,50 4 3 3,25 1 1 0,75 59 29 51,75 203,435 134 21700 171,580 234 36297 200,528 189 30092

190 0 SUDE TEPECİK 12S 31 9 28,75 12 4 11,00 13 4 12,00 13 4 12,00 3 3 2,25 15 18 10,50 87 42 76,50 189,628 175 27765 242,288 122 19401 200,493 190 30104

191 0 BERAT DEMİRCAN  M 25 12 22,00 12 5 10,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 17 12 14,00 21 8 19,00 76 45 64,75 253,598 41 6890 165,000 244 37516 199,303 191 30436

192 0 MUSTAFA KÖSE  MS 29 11 26,25 10 9 7,75 17 9 14,75 9 8 7,00 8 11 5,25 12 23 6,25 85 71 67,25 180,263 204 31771 228,848 136 21728 199,148 192 30479

193 0 BEYZA DURSUN  MS 28 11 25,25 12 5 10,75 19 5 17,75 11 5 9,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 76 33 67,75 189,485 176 27815 216,653 150 24036 198,950 193 30525

194 0 DİLAY YÜKS L 12E 25 13 21,75 11 5 9,75 7 7 5,25 0 1 -0,25 14 9 11,75 3 1 2,75 60 36 51,00 201,948 138 22364 170,928 235 36424 198,300 194 30708

195 0 BİLGE TAŞKIN  M 28 10 25,50 9 7 7,25 16 7 14,25 9 8 7,00 8 10 5,50 18 14 14,50 88 56 74,00 178,235 224 32910 250,245 113 18167 197,745 195 30848

196 0 ÇINAR BİRCAN 12 25 10 22,50 14 6 12,50 24 8 22,00 5 6 3,50 6 16 2,00 6 17 1,75 80 63 64,25 186,020 188 29268 212,600 155 24888 196,060 196 31251

197 0 EDHEM GÖRA L  M 26 8 24,00 9 6 7,50 11 5 9,75 9 7 7,25 8 5 6,75 9 9 6,75 72 40 62,00 171,823 229 35088 224,935 137 22470 194,588 197 31637

198 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 28 10 25,50 10 5 8,75 19 8 17,00 11 6 9,50 5 15 1,25 10 16 6,00 83 60 68,00 186,225 187 29220 220,730 146 23261 194,190 198 31748

199 0 ASYA SU YAVUZ 12E 23 12 20,00 9 7 7,25 3 6 1,50 3 2 2,50 13 12 10,00 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 63 50 50,50 205,200 129 20994 168,905 241 36819 193,938 199 31802

200 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 13 21,75 13 3 12,25 19 12 16,00 12 3 11,25 3 9 0,75 9 15 5,25 81 55 67,25 187,020 184 28957 220,313 147 23339 193,615 200 31879

201 0 MÜGE AKGÜL 12S 24 7 22,25 12 2 11,50 14 2 13,50 8 5 6,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 10 1,50 66 28 59,00 184,455 191 29795 200,728 169 27930 193,065 201 32030

202 0 ELİFNUR ERSAYI M  M 26 11 23,25 7 9 4,75 1 4 0,00 1 0 1,00 18 17 13,75 12 7 10,25 0 4 -1,00 65 52 52,00 221,480 79 13871 158,758 249 38315 192,935 202 32069

203 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 28 7 26,25 8 6 6,50 14 10 11,50 50 23 44,25 188,258 181 28370 166,058 243 37354 192,865 203 32089

204 0 ECE BİNGÖL 12S 27 9 24,75 10 5 8,75 10 4 9,00 12 4 11,00 1 0 1,00 5 5 3,75 10 8 8,00 75 35 66,25 180,533 202 31389 224,588 138 22520 192,348 204 32254

205 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 16 19,00 21 18 16,50 44 34 35,50 187,473 183 28787 149,370 256 39007 192,098 205 32314

206 0 HİLAL TEKİN  MS 27 12 24,00 11 7 9,25 13 4 12,00 11 4 10,00 4 5 2,75 14 6 12,50 80 38 70,50 179,815 206 31920 238,800 128 19998 191,730 206 32405

207 0 AZRA KU TTEKİN 12S 26 12 23,00 9 6 7,50 3 4 2,00 6 5 4,75 13 10 10,50 10 11 7,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 68 54 54,50 212,133 108 17987 170,735 236 36464 191,383 207 32495

208 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 10 18,50 13 3 12,25 2 0 2,00 14 15 10,25 18 9 15,75 68 37 58,75 231,520 64 10347 166,445 242 37286 189,200 208 33008

209 0 FATMA ESER 12E 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 7 21 1,75 16 11 13,25 83 54 69,60 223,790 72 12948 193,342 189 30275 188,254 209 33243

210 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 3 3 2,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 71 37 61,85 194,220 159 25944 200,212 171 28075 188,184 210 33256
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

211 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 28 11 25,25 13 5 11,75 18 3 17,25 6 8 4,00 65 27 58,25 183,233 199 30265 197,808 176 28731 187,623 211 33402

212 0 KADİR DENİZLİ  M 27 11 24,25 12 5 10,75 2 4 1,00 1 1 0,75 13 17 8,75 0 2 -0,50 55 40 45,00 184,185 193 29907 169,723 238 36640 187,263 212 33486

213 0 BURAK BÜSTAÇ   21 11 18,25 10 7 8,25 18 7 16,25 7 6 5,50 6 8 4,00 7 12 4,00 69 51 56,25 171,798 230 35092 209,158 159 25742 186,908 213 33564

214 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 23 9 20,75 12 7 10,25 6 4 5,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 7 2 6,50 9 7 7,25 65 34 56,50 164,735 242 36930 219,243 149 23551 186,558 214 33649

215 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 31 6 29,50 5 9 2,75 9 3 8,25 5 1 4,75 5 2 4,50 7 2 6,50 62 23 56,25 167,688 236 36072 214,010 152 24553 184,068 215 34342

216 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 16 13 12,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 18 18 13,50 9 7 7,25 51 43 40,25 200,360 144 23071 150,318 254 38951 183,215 216 34533

217 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 3 12 0,00 5 16 1,00 68 50 55,60 178,960 208 32424 196,132 182 29269 183,204 217 34535

218 0 EFE NAYAN 12 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 0 1 -0,25 1 1 0,75 61 24 55,10 178,960 208 32424 194,497 186 29894 182,509 218 34699

219 0 SAİME GÖVŞEN  M 20 12 17,00 9 7 7,25 14 11 11,25 14 17 9,75 57 47 45,25 207,040 125 20170 155,980 251 38566 182,033 219 34796

220 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 29 7 27,25 12 6 10,50 12 3 11,25 7 7 5,25 0 1 -0,25 5 8 3,00 65 32 57,00 178,425 222 32866 201,678 168 27663 181,960 220 34814

221 0 EMİR ARSLAN 12S 27 9 24,90 11 5 9,81 14 4 13,27 8 4 6,62 1 6 -0,50 1 9 -1,25 62 37 52,85 178,960 208 32424 188,487 204 31860 181,814 221 34849

222 0 EMİR ÜRAL 12S 26 10 23,50 11 5 9,75 16 4 15,00 6 6 4,50 1 3 0,25 6 8 4,00 66 36 57,00 176,835 225 33359 204,065 166 27007 181,700 222 34871

223 0 ESMA ÇİÇEK  MS 28 9 25,75 11 5 9,75 4 4 3,00 6 7 4,25 4 6 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 16 -3,00 60 55 46,25 180,533 202 31389 173,028 233 36025 180,105 223 35192

224 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 22 16 18,00 10 5 8,75 1 4 0,00 13 14 9,50 15 13 11,75 61 52 48,00 210,553 111 18661 159,030 248 38289 179,590 224 35293

225 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 29 11 26,25 11 7 9,25 8 4 7,00 2 3 1,25 5 7 3,25 4 8 2,00 59 40 49,00 166,045 238 36681 193,848 187 30100 178,890 225 35480

226 0 YASİN Y  MS 25 11 22,25 13 3 12,25 11 6 9,50 8 6 6,50 57 26 50,50 174,263 228 34231 188,398 205 31888 178,343 226 35598

227 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 24 11 21,25 13 5 11,75 12 4 11,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 8 0,00 56 34 47,50 168,363 234 35916 188,098 208 31989 177,803 227 35707

228 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 25 6 23,50 10 5 8,75 13 6 11,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 9 -1,25 54 33 45,75 167,360 237 36450 184,495 216 33146 177,465 228 35765

229 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 27 12 24,00 9 5 7,75 2 0 2,00 3 2 2,50 7 7 5,25 10 3 9,25 58 29 50,75 201,190 142 22718 170,560 237 36485 177,315 229 35787

230 0 BEYZANUR AĞIR 12S 28 9 25,75 8 4 7,00 8 4 7,00 4 4 3,00 2 1 1,75 2 4 1,00 7 16 3,00 59 42 48,50 170,210 232 35443 189,968 202 31367 176,953 230 35852

231 0 ATAKAN ATEŞ 12S 18 20 13,00 11 1 10,75 12 17 7,75 8 11 5,25 9 15 5,25 16 22 10,50 74 86 52,50 158,488 251 37826 216,010 151 24161 176,613 231 35928

232 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 10 25,50 11 7 9,25 12 7 10,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 60 35 51,25 169,033 233 35769 197,390 179 28862 176,418 232 35994

233 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 6 13,50 11 6 9,50 12 1 11,75 11 3 10,25 2 2 1,50 9 2 8,50 60 20 55,00 168,248 235 35950 209,950 156 25552 176,278 233 36025

234 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 22 11,50 8 12 5,00 8 14 4,50 17 23 11,25 12 26 5,50 0 3 -0,75 62 100 37,00 190,128 173 27591 150,110 255 38971 176,110 234 36059

235 0 MEHMET ARDA EREN  M 29 6 27,50 12 6 10,50 5 1 4,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 51 18 46,50 165,980 239 36690 187,860 210 32066 176,045 235 36078

236 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 20 13 16,75 10 7 8,25 16 8 14,00 7 11 4,25 3 5 1,75 9 18 4,50 65 62 49,50 165,960 240 36691 197,543 178 28820 174,615 236 36336

237 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 29 10 26,50 12 6 10,50 0 4 -1,00 8 7 6,25 3 5 1,75 10 18 5,50 62 50 49,50 164,313 243 36991 199,145 173 28360 172,928 237 36640

238 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 28 9 25,75 13 7 11,25 2 4 1,00 10 3 9,25 0 2 -0,50 6 9 3,75 59 34 50,50 170,280 231 35429 193,378 188 30248 172,840 238 36655

239 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 17 13,75 11 5 9,75 11 0 11,00 6 3 5,25 3 2 2,50 2 2 1,50 51 29 43,75 161,990 246 37398 187,323 211 32227 172,590 239 36698

240 0 SUDE DİNÇ  MS 24 11 21,25 12 5 10,75 7 2 6,50 4 0 4,00 2 3 1,25 6 9 3,75 55 30 47,50 164,848 241 36907 193,088 194 30421 172,083 240 36778
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

241 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 27 11 24,25 13 4 12,00 2 9 -0,25 4 6 2,50 4 4 3,00 3 9 0,75 53 43 42,25 159,963 249 37676 183,583 217 33413 171,903 241 36809

242 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 20 11,00 9 5 7,75 1 4 0,00 2 4 1,00 12 14 8,50 19 4 18,00 2 3 1,25 61 54 47,50 218,150 91 15271 154,245 252 38696 171,353 242 36891

243 0 DİLB*  BAYRAM  ME 27 10 24,50 10 7 8,25 0 1 -0,25 8 14 4,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 51 39 41,25 180,170 205 31813 164,590 245 37570 170,435 243 37053

244 0 EFE ALTAN  ME 23 13 19,75 11 7 9,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 10 15 6,25 14 10 11,50 59 53 45,75 200,513 143 23007 160,473 247 38118 170,383 244 37060

245 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 8 21,00 10 6 8,50 11 5 9,75 2 5 0,75 3 7 1,25 2 6 0,50 51 37 41,75 161,878 247 37411 181,330 220 34046 169,013 245 37235

246 0 HALİME KAYA 12E 12 12 9,00 9 8 7,00 0 9 -2,25 1 4 0,00 16 21 10,75 18 12 15,00 56 66 39,50 208,408 121 19567 143,360 258 39261 168,368 246 37323

247 0 MUHAMMED TAŞ  MS 14 15 10,25 8 7 6,25 13 5 11,75 8 8 6,00 5 8 3,00 8 13 4,75 56 56 42,00 155,683 252 38152 190,363 201 31255 167,453 247 37454

248 0 KADİR ATA  M 21 12 18,00 11 4 10,00 8 4 7,00 1 8 -1,00 5 7 3,25 2 6 0,50 48 41 37,75 154,930 253 38275 179,490 222 34520 167,385 248 37467

249 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 23 14 19,50 11 8 9,00 10 10 7,50 6 7 4,25 2 6 0,50 6 12 3,00 58 57 43,75 162,283 244 37347 185,825 214 32790 167,343 249 37472

250 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 21 2 20,50 9 6 7,50 7 0 7,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 4 0,00 43 14 39,50 159,565 250 37718 177,455 226 35005 167,315 250 37477

251 0 İREM YALÇIN 12E 18 16 14,00 12 4 11,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 12 23 6,25 2 6 0,50 45 60 30,00 161,345 248 37507 156,270 250 38538 166,413 251 37581

252 0 ARDA BİLİR 12E 12 5 10,75 8 5 6,75 11 9 8,75 18 5 16,75 49 24 43,00 212,770 107 17646 147,923 257 39066 166,408 252 37583

253 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 14 19,50 5 4 4,00 7 4 6,00 5 10 2,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 2 1,50 8 22 2,50 55 62 39,50 162,190 245 37367 178,430 224 34752 158,470 253 38383

254 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 13 10 10,50 7 6 5,50 4 3 3,25 9 14 5,50 11 12 8,00 1 1 0,75 45 46 33,50 178,700 221 32659 152,585 253 38816 158,218 254 38403

255 0 METE BİÇİCİ 12S 16 14 12,50 9 5 7,75 2 10 -0,50 7 9 4,75 5 6 3,50 8 24 2,00 47 68 30,00 144,053 258 38983 174,385 231 35740 156,823 255 38505

256 0 İRFAN KABAŞ 12S 17 5 15,75 11 4 10,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 5 9 2,75 39 26 32,50 151,218 255 38562 169,493 240 36697 151,728 256 38811

257 0 Dİ *E KAYA  MS 19 18 14,50 11 3 10,25 5 6 3,50 7 8 5,00 42 35 33,25 148,365 256 38762 175,085 230 35579 151,555 257 38817

258 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 10 20 5,00 12 8 10,00 8 6 6,50 7 7 5,25 1 5 -0,25 5 17 0,75 43 63 27,25 147,088 257 38857 162,530 246 37902 149,523 258 38932
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,5 8,5 25,33 11,4 5,1 10,10 18,0 4,2 16,94 9,4 3,5 8,51 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 100,8 39,9 90,82 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 28,1 8,9 25,88 11,7 5,5 10,36 16,9 4,5 15,77 8,8 3,7 7,85 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 98,5 40,3 88,44 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C 12E 12F 12S 12Z

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C

                                            10 / 10



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 35 4 34,00 20 5 18,75 55 9 52,75 323,813 4 6 1479 289,230 4 75 13555 385,270 1 1 252

2 0 İDİL Y 12E 37 3 36,25 35 4 34,00 21 12 18,00 93 19 88,25 429,578 1 1 10 280,673 6 86 14488 384,010 2 2 264

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 33 5 31,75 24 6 22,50 57 11 54,25 310,895 8 10 2093 293,573 3 70 13103 382,320 3 3 278

4 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 30 8 28,00 29 2 28,50 59 10 56,50 292,625 14 18 3219 303,288 1 62 12108 380,110 4 4 301

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 7 31,25 21 5 19,75 54 12 51,00 305,528 11 13 2398 281,810 5 84 14365 369,145 5 5 414

6 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 37 3 36,25 18 0 18,00 55 3 54,25 307,498 10 12 2292 262,753 7 103 16552 366,338 6 6 460

7 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 25 11 22,25 23 10 20,50 48 21 42,75 287,330 16 20 3644 294,038 2 68 13058 352,360 7 7 759

8 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 34 5 32,75 20 6 18,50 54 11 51,25 291,748 15 19 3277 259,030 9 107 17004 351,423 8 8 792

9 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 38 2 37,50 33 7 31,25 71 9 68,75 237,298 2 57 9013 450,145 2 2 361 347,778 1 9 953

10 0 BERRAK ŞEKER 12S 38 2 37,50 37 2 36,50 75 4 74,00 237,185 3 58 9028 463,795 1 1 114 347,665 2 10 958

11 0 SİNEM SUCU 12E 36 4 35,00 16 14 12,50 52 18 47,50 304,140 12 15 2476 247,710 10 115 18544 347,563 9 11 967

12 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 39 1 38,75 28 12 25,00 67 13 63,75 233,545 5 59 9831 431,313 2 8 1125 347,380 1 12 976

13 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 37 3 36,25 33 7 31,25 70 10 67,50 238,195 1 56 8850 446,800 3 3 485 345,230 3 13 1086

14 0 SÜEDA COŞAN 12 34 5 32,75 16 6 14,50 50 11 47,25 296,493 1 16 2973 252,735 13 112 17826 345,195 2 14 1089

15 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 38 2 37,50 33 7 31,25 71 9 68,75 233,533 4 60 9835 445,588 4 5 522 343,893 4 15 1149

16 0 NİL TURBİL  M 33 7 31,25 19 11 16,25 15 3 14,25 67 21 61,75 345,663 1 5 733 255,873 11 109 17370 343,835 1 16 1152

17 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 38 2 37,50 33 7 31,25 71 9 68,75 226,928 5 68 11793 437,698 5 6 832 337,048 5 17 1614

18 0 IRMAK GÜNER  M 34 6 32,50 32 8 30,00 66 14 62,50 238,648 6 55 8768 433,595 1 7 1014 335,278 2 18 1757

19 0 NEHİR BAHRİŞ 12 36 3 35,25 36 4 35,00 72 7 70,25 230,218 6 65 10737 446,435 1 4 498 334,203 3 19 1842

20 0 BEYZANUR YAMAN 12S 35 3 34,25 32 8 30,00 67 11 64,25 226,455 6 69 11988 425,113 6 9 1410 327,540 6 20 2504

21 0 REŞİT ACAR  ME 28 8 26,00 17 4 16,00 45 12 42,00 273,488 2 25 4889 253,988 1 111 17656 325,530 1 21 2712

22 0 YİĞİT USTA 12C 34 4 33,00 28 12 25,00 62 16 58,00 223,445 1 74 13094 404,885 1 13 2705 320,945 1 22 3258

23 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 30 7 28,25 15 5 13,75 45 12 42,00 273,303 20 27 4912 240,905 11 124 19619 319,118 10 23 3476

24 0 MELİS SOLAK 12A 33 6 31,50 29 10 26,50 62 16 58,00 222,895 1 75 13313 404,425 1 14 2730 316,205 1 24 3879

25 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 12 20,00 22 3 21,25 45 15 41,25 248,553 26 46 7443 262,483 8 105 16585 314,320 11 25 4142

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 33 5 31,75 31 9 28,75 64 14 60,50 219,993 11 85 14490 408,940 8 12 2417 313,898 7 26 4206

27 0 SEMİH SAKCI 12 29 4 28,00 22 14 18,50 51 18 46,50 223,815 8 71 12937 372,828 6 27 5334 307,425 4 27 5113

28 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 31 7 29,25 29 7 27,25 60 14 56,50 220,408 10 83 14337 397,458 9 16 3256 307,383 8 28 5119

29 0 ECEM ARSLAN 12E 28 12 25,00 15 7 13,25 43 19 38,25 263,198 22 34 5908 238,790 12 129 20002 307,255 12 29 5143

30 0 ASLINUR KARAKURT 12S 31 7 29,25 28 12 25,00 59 19 54,25 219,930 12 86 14515 389,228 10 21 3889 306,885 9 30 5211
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

31 0 ARDA EKEN  MS 30 2 29,50 36 4 35,00 66 6 64,50 218,005 5 92 15345 417,368 1 10 1812 305,585 1 31 5411

32 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 33 3 32,25 34 4 33,00 67 7 65,25 210,433 20 112 18710 411,980 7 11 2207 305,408 10 32 5441

33 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 32 8 30,00 8 7 6,25 40 15 36,25 279,583 17 21 4270 220,193 14 148 23362 304,785 13 33 5520

34 0 ELA NAZ DEMİR 12E 29 10 26,50 12 6 10,50 41 16 37,00 267,023 21 31 5525 230,660 13 133 21402 303,603 14 34 5725

35 0 M TAHA KARAKÖSE 12 28 4 27,00 29 10 26,50 57 14 53,50 222,625 9 76 13443 390,235 4 19 3809 303,415 5 35 5760

36 0 ELİF SUDE TÜRK 12 28 7 26,25 26 13 22,75 54 20 49,00 224,173 7 70 12817 380,543 5 22 4643 302,928 6 36 5858

37 0 BERAT AKKANLI 12A 29 9 26,75 26 14 22,50 55 23 49,25 218,945 2 89 14945 375,310 3 26 5114 298,920 2 37 6540

38 0 NİSA AKSU  ME 29 6 27,50 9 4 8,00 38 10 35,50 269,158 4 30 5317 222,353 2 143 22930 298,833 2 38 6558

39 0 DAMLA KİŞİN  M 29 5 27,75 25 10 22,50 54 15 50,25 215,725 10 97 16335 375,660 3 25 5086 298,370 3 39 6654

40 0 ESRA NUR TURK 12S 30 5 28,75 24 15 20,25 54 20 49,00 212,958 14 104 17551 369,088 13 29 5653 298,283 11 40 6671

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 29 8 27,00 13 1 12,75 42 9 39,75 255,398 1 39 6709 222,838 1 141 22832 297,818 1 41 6744

42 0 BERKAY ALKAN 12Z 31 4 30,00 30 9 27,75 61 13 57,75 208,698 1 117 19445 389,365 1 20 3878 297,358 1 42 6810

43 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 27 4 26,00 32 8 30,00 59 12 56,00 218,883 8 90 14975 395,070 2 17 3433 296,773 4 43 6929

44 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 30 6 28,50 27 12 24,00 57 18 52,50 211,403 18 109 18282 377,540 11 24 4905 295,983 12 44 7061

45 0 SENA ŞENKUL 12S 25 5 23,75 24 10 21,50 49 15 45,25 223,788 7 73 12952 371,148 12 28 5500 295,593 13 45 7137

46 0 AYBERK ŞAM  M 28 8 26,00 22 15 18,25 50 23 44,25 216,568 9 95 15989 358,558 4 36 6586 294,378 5 46 7355

47 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 30 6 28,50 28 12 25,00 58 18 53,50 209,755 3 115 18994 378,338 2 23 4838 294,275 3 47 7375

48 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 37 2 36,50 35 5 33,75 72 7 70,25 187,698 24 182 28606 401,325 2 15 2961 293,698 2 48 7480

49 0 TUBA YAKIN  ME 31 6 29,50 8 2 7,50 39 8 37,00 264,205 5 33 5802 209,530 5 158 25669 292,343 3 49 7735

50 0 ECRİN BİLEN 12 26 4 25,00 33 7 31,25 59 11 56,25 215,003 12 100 16637 392,023 3 18 3669 289,973 7 50 8167

51 0 NİSA KAYAKÇALAN 12E 33 7 31,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 35 10 32,50 274,453 19 23 4775 196,797 23 180 29040 286,256 15 51 8851

52 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 30 8 28,00 3 8 1,00 33 16 29,00 273,398 3 26 4898 205,643 6 163 26629 283,783 4 52 9346

53 0 ARDA PALALI 12S 25 8 23,00 26 14 22,50 51 22 45,50 212,950 15 105 17555 359,388 16 35 6510 282,290 14 53 9645

54 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 33 7 31,25 29 1 28,75 6 13 2,75 0 3 -0,75 68 24 62,00 353,133 1 2 562 190,383 13 200 31247 281,205 5 54 9857

55 0 RÜMEYSA KAYA  ME 27 10 24,50 10 5 8,75 37 15 33,25 249,610 8 45 7332 213,670 3 153 24643 280,693 6 55 9973

56 0 HAVİN İREM CURKA  MS 23 14 19,50 19 20 14,00 42 34 33,50 220,243 2 84 14393 333,023 9 46 9042 280,103 3 56 10087

57 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 22 7 20,25 28 11 25,25 50 18 45,50 217,328 6 93 15634 364,573 4 32 6056 279,173 4 57 10286

58 0 İCLAL SEVER  MS 20 4 19,00 21 9 18,75 41 13 37,75 219,008 4 88 14919 344,805 7 42 7904 277,448 5 58 10658

59 0 ZEYNEP AYDIN 12E 31 6 29,50 20 8 18,00 51 14 47,50 322,763 5 7 1518 192,545 26 195 30600 275,575 16 59 11036

60 0 İREM ÇELİK 12S 19 7 17,25 25 14 21,50 44 21 38,75 221,233 8 80 13971 348,700 19 39 7509 274,878 15 60 11150
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

61 0 ARDA ÇEKİM 12E 33 7 31,25 30 7 28,25 2 3 1,25 65 17 60,75 350,638 3 4 612 185,295 33 215 32942 274,605 17 61 11192

62 0 PINAR YILMAZ 12S 21 3 20,25 28 11 25,25 49 14 45,50 212,875 16 106 17592 359,803 15 33 6469 274,570 16 62 11203

63 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 22 10 19,50 19 21 13,75 41 31 33,25 213,893 7 102 17132 324,233 12 50 9939 273,543 6 63 11410

64 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 22 2 21,50 24 8 22,00 46 10 43,50 207,895 9 124 19776 345,938 6 41 7792 272,895 7 64 11546

65 0 KEMAL HORUZ 12E 27 11 24,25 7 15 3,25 34 26 27,50 256,740 23 37 6575 206,428 17 161 26429 272,788 18 65 11570

66 0 ASLI OSMANBEY 12E 26 12 23,00 22 9 19,75 6 1 5,75 54 22 48,50 309,280 9 11 2196 209,557 15 157 25666 272,204 19 66 11708

67 0 ZEHRA İKAN 12E 26 12 23,00 8 2 7,50 34 14 30,50 243,345 29 49 8046 208,225 16 160 25985 270,728 20 67 12047

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 26 9 23,75 4 3 3,25 30 12 27,00 254,578 24 40 6792 206,043 18 162 26528 270,548 21 68 12090

69 0 FATİH KURT  M 30 10 27,50 30 10 27,50 263,090 4 35 5921 193,342 18 189 30275 270,311 6 69 12139

70 0 ALİ YASİN 12S 1 0 1,00 18 10 15,50 27 11 24,25 46 21 40,75 221,225 9 81 13976 347,203 20 40 7652 269,995 17 70 12216

71 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 31 9 28,75 20 5 18,75 3 3 2,25 1 2 0,50 55 19 50,25 313,393 7 9 1964 190,588 29 198 31194 269,600 22 71 12296

72 0 ECRİN KABASAKAL 12 22 14 18,50 12 6 10,50 10 1 9,75 44 21 38,75 266,743 3 32 5569 220,837 15 145 23236 269,256 8 72 12366

73 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 25 10 22,50 30 8 28,00 55 18 50,50 199,223 14 147 23582 359,650 5 34 6483 266,703 8 73 12942

74 0 AYÇA POLAT  MS 23 3 22,25 18 7 16,25 41 10 38,50 199,670 13 146 23370 324,760 11 49 9894 266,475 9 74 12997

75 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 25 9 22,75 5 4 4,00 30 13 26,75 248,278 27 47 7474 204,820 19 164 26812 266,123 23 75 13076

76 0 IŞIL ELMAS  M 23 7 21,25 19 14 15,50 42 21 36,75 201,853 16 139 22431 321,068 6 52 10221 265,938 7 76 13116

77 0 BATIN 12S 31 5 29,75 33 6 31,50 64 11 61,25 178,960 56 208 32424 367,587 14 30 5808 265,909 18 77 13135

78 0 HİLAL YILMAZ  ME 28 10 25,50 4 3 3,25 32 13 28,75 249,890 7 44 7310 194,740 10 185 29789 265,708 7 78 13165

79 0 ÖMER SALİH 12S 21 12 18,00 24 15 20,25 45 27 38,25 210,345 21 113 18758 333,820 22 45 8973 265,695 19 79 13168

80 0 ORHAN BAYKAL 12E 30 8 28,00 32 7 30,25 0 2 -0,50 62 17 57,75 352,933 2 3 567 186,538 32 213 32494 265,505 24 80 13209

81 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 20 6 18,50 28 5 26,75 48 11 45,25 208,333 22 122 19596 352,908 18 38 7106 265,003 20 81 13330

82 0 SUDENAZ YALI 12E 31 8 29,00 22 3 21,25 1 0 1,00 54 11 51,25 318,080 6 8 1740 183,125 34 219 33551 264,693 25 82 13407

83 0 BELEN SARI 12E 26 9 23,75 14 1 13,75 2 3 1,25 42 13 38,75 294,978 13 17 3060 199,130 21 174 28363 263,695 26 83 13647

84 0 12E 26 9 23,75 2 1 1,75 28 10 25,50 251,338 25 42 7152 198,277 22 175 28586 263,011 27 84 13788

85 0 KEMAL MELİK ASLAY 12A 20 11 17,25 17 22 11,50 37 33 28,75 209,470 4 116 19115 307,025 4 60 11697 262,715 4 85 13866

86 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 15 19,25 2 1 1,75 25 16 21,00 251,018 6 43 7195 212,758 4 154 24853 262,650 8 86 13878

87 0 ARDA KARACA  MS 20 8 18,00 34 5 32,75 54 13 50,75 206,185 10 126 20530 365,918 3 31 5942 261,395 10 87 14150

88 0 ELA SEVER 12E 25 10 22,50 4 5 2,75 29 15 25,25 246,868 28 48 7643 200,383 20 170 28033 261,193 28 88 14194

89 0 BELİNAY DALGİZ 12S 30 8 28,00 27 13 23,75 57 21 51,75 178,960 56 208 32424 340,417 21 43 8339 261,044 21 89 14226

90 0 SILA SÜZ  ME 24 12 21,00 7 8 5,00 31 20 26,00 240,043 10 51 8524 204,035 7 167 27022 260,360 9 90 14413
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

91 0 RAUF KASIMOĞLU 12 30 10 27,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 36 13 32,75 271,050 2 29 5106 183,150 22 218 33543 260,273 9 91 14438

92 0 BEREN ŞAHİN  MS 19 10 16,50 26 8 24,00 45 18 40,50 208,540 8 119 19504 338,728 8 44 8481 259,670 11 92 14558

93 0 HATİCE ATASOY  MS 24 8 22,00 20 6 18,50 44 14 40,50 193,275 20 164 26316 324,860 10 48 9881 259,135 12 93 14674

94 0 CELAL SERDAR 12S 29 8 27,00 33 7 31,25 62 15 58,25 178,960 56 208 32424 358,322 17 37 6609 258,264 22 94 14877

95 0 AYŞEGÜL TAY 12 19 16 15,00 12 14 8,50 31 30 23,50 210,328 15 114 18767 293,860 9 69 13080 257,338 10 95 15078

96 0 FERAYE UYAR 12 20 9 17,75 18 18 13,50 38 27 31,25 202,860 16 135 21957 307,318 7 59 11668 257,265 11 96 15099

97 0 BURAK ÇIVGIN 12S 18 22 12,50 21 19 16,25 39 41 28,75 216,515 13 96 16011 315,948 24 53 10730 256,785 23 97 15217

98 0 ALPER ARSLAN 12S 21 12 18,00 19 20 14,00 40 32 32,00 201,243 28 141 22689 308,175 27 58 11579 256,273 24 98 15345

99 0 BEYZANUR AYDIN  M 16 3 15,25 23 14 19,50 39 17 34,75 205,935 14 127 20658 323,303 5 51 10019 253,500 8 99 16033

100 0 ERENACARZ 12 20 5 18,75 16 10 13,50 36 15 32,25 194,913 17 154 25645 300,713 8 64 12376 251,828 12 100 16442

101 0 FATİH KURFALLI   14 2 13,50 20 5 18,75 34 7 32,25 208,463 3 120 19543 315,503 1 55 10774 251,243 1 101 16581

102 0 MİLAY GAMZE KURU  M 26 12 23,00 23 10 20,50 1 5 -0,25 50 27 43,25 304,723 2 14 2445 187,880 20 209 32059 250,745 9 102 16694

103 0 SUDE * *N  M 17 8 15,00 21 10 18,50 38 18 33,50 203,785 15 132 21548 315,510 7 54 10771 250,575 10 103 16725

104 0 NEHİR GÖKCEN 12S 18 8 16,00 10 26 3,50 28 34 19,50 199,913 29 145 23241 272,045 43 94 15424 249,353 25 104 17046

105 0 KEREM KIRCA 12 11 11 8,25 13 9 10,75 20 11 17,25 44 31 36,25 213,933 13 101 17117 282,198 11 82 14328 249,280 13 105 17067

106 0 ESMA TOPTAŞ 12S 17 9 14,75 19 15 15,25 36 24 30,00 202,450 26 137 22158 303,040 29 63 12137 248,505 26 106 17239

107 0 DOĞA AYAR 12E 23 12 20,00 9 6 7,50 32 18 27,50 221,805 32 78 13742 195,493 24 183 29421 248,450 29 107 17250

108 0 BERK ÖZYÜREK 12S 16 5 14,75 28 9 25,75 44 14 40,50 201,745 27 140 22469 332,953 23 47 9051 247,770 27 108 17405

109 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 24 11 21,25 4 5 2,75 28 16 24,00 233,468 13 61 9849 190,458 12 199 31232 247,313 10 109 17526

110 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 18 6 16,50 22 9 19,75 40 15 36,25 196,255 32 152 24907 314,470 25 56 10879 246,965 28 110 17618

111 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 18 10 15,50 16 15 12,25 34 25 27,75 198,820 15 148 23749 293,125 14 71 13156 246,830 13 111 17650

112 0 NURSEL KILIÇ 12S 15 10 12,50 19 10 16,50 34 20 29,00 205,898 23 128 20679 304,070 28 61 12024 245,808 29 112 17932

113 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 24 13 20,75 5 3 4,25 29 16 25,00 227,368 17 67 11649 189,540 14 203 31553 245,180 11 113 18094

114 0 ZEYNEP ERBAY  MS 16 4 15,00 18 12 15,00 34 16 30,00 198,513 16 150 23866 299,848 13 65 12451 245,123 14 114 18112

115 0 NAZLI BALA  ME 21 13 17,75 2 2 1,50 23 15 19,25 233,463 14 62 9853 197,572 8 177 28812 243,806 12 115 18436

116 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 12 9 9,75 14 26 7,50 26 35 17,25 210,873 19 110 18517 278,028 39 90 14755 243,308 30 116 18563

117 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 18 2 17,50 17 15 13,25 35 17 30,75 189,168 18 177 27949 292,283 10 72 13236 242,408 14 117 18790

118 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 23 16 19,00 4 12 1,00 27 28 20,00 232,300 30 63 10147 190,890 28 197 31094 241,215 30 118 19115

119 0 SUDE KÜÇÜK 12S 13 8 11,00 15 16 11,00 28 24 22,00 204,465 24 131 21276 284,223 36 81 14106 240,165 31 119 19376

120 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 22 11 19,25 5 3 4,25 27 14 23,50 221,180 33 82 14001 188,128 30 207 31979 238,753 31 120 19742
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

121 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 16 8 14,00 13 24 7,00 29 32 21,00 194,888 18 156 25657 270,905 18 95 15544 238,588 15 121 19782

122 0 MERT ARSLAN  ME 25 14 21,50 6 2 5,50 6 10 3,50 37 26 30,50 238,895 12 54 8721 179,688 15 221 34466 237,550 13 122 20056

123 0 CEYLİN KIZIL 12 20 3 19,25 20 3 19,25 178,960 21 208 32424 247,627 14 116 18556 236,719 15 123 20282

124 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 16 9 13,75 21 14 17,50 37 23 31,25 193,103 38 165 26381 297,808 31 67 12656 236,058 32 124 20463

125 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 16 11 13,25 16 8 14,00 32 19 27,25 194,105 36 160 26001 285,123 34 79 14007 235,700 33 125 20568

126 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 19 9 16,75 24 10 21,50 43 19 38,25 183,833 52 196 30033 308,293 26 57 11567 234,808 34 126 20781

127 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 13 5 11,75 14 9 11,75 27 14 23,50 196,218 33 153 24918 278,878 38 88 14666 233,723 35 127 21077

128 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 4 4 3,00 2 3 1,25 18 3 17,25 19 10 16,50 43 20 38,00 184,448 1 192 29796 281,888 1 83 14359 233,210 1 128 21203

129 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 12 15 8,25 18 18 13,50 30 33 21,75 205,048 11 130 21051 281,113 17 85 14447 233,113 16 129 21227

130 0 ŞEVVAL SARA 12S 16 10 13,50 17 18 12,50 33 28 26,00 190,665 43 171 27400 280,290 37 87 14523 232,825 36 130 21296

131 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 10 5 8,75 14 17 9,75 24 22 18,50 202,765 25 136 22000 273,028 41 92 15314 232,150 37 131 21479

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 14 1 13,75 17 9 14,75 31 10 28,50 188,765 46 179 28151 284,420 35 80 14084 231,560 38 132 21630

133 0 SILA DİLBAZ  MS 16 1 15,75 7 9 4,75 23 10 20,50 183,315 28 198 30231 257,523 23 108 17174 231,500 17 133 21646

134 0 TALHA GÜRCAN  M 16 7 14,25 9 6 7,50 25 13 21,75 186,693 21 186 29062 264,443 10 102 16341 230,808 11 134 21809

135 0 NİL GEDİKLİ 12S 13 6 11,50 20 12 17,00 33 18 28,50 193,473 37 163 26235 291,033 32 73 13379 230,183 39 135 21973

136 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 13 7 11,25 11 4 10,00 24 11 21,25 193,893 17 161 26087 267,808 9 98 15922 229,928 12 136 22048

137 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 21 4 20,00 3 0 3,00 1 0 1,00 25 4 24,00 229,350 16 66 11026 176,303 17 228 35273 228,923 14 137 22336

138 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 12 2 11,50 13 18 8,50 25 20 20,00 191,908 41 169 26866 264,530 45 101 16328 228,568 40 138 22440

139 0 NAZ METİN 12 18 15 14,25 18 15 14,25 222,125 10 77 13619 193,342 20 189 30275 227,911 16 139 22608

140 0 SİDRE KIZILT*  MS 18 15 14,25 22 15 18,25 40 30 32,50 183,223 29 200 30267 289,568 15 74 13520 227,218 18 140 22819

141 0 ARDA YILDIRIM  MS 11 6 9,50 9 11 6,25 20 17 15,75 194,865 19 157 25675 255,063 24 110 17493 226,075 19 141 23096

142 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 13 10 10,50 12 7 10,25 25 17 20,75 192,025 21 168 26794 266,088 20 99 16122 225,905 20 142 23146

143 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 16 14 12,50 2 4 1,00 18 18 13,50 217,223 18 94 15676 196,162 9 181 29257 225,584 15 143 23245

144 0 BELİNAY DAĞLI 12S 12 8 10,00 12 11 9,25 24 19 19,25 192,833 39 166 26483 262,555 46 104 16574 225,353 41 144 23326

145 0 ÖZNUR SALTIK  ME 22 16 18,00 10 10 7,50 2 5 0,75 34 31 26,25 239,398 11 53 8656 178,018 16 225 34854 225,153 16 145 23372

146 0 ELİF AYDIN 12E 19 15 15,25 3 3 2,25 22 18 17,50 213,230 36 103 17426 187,073 31 212 32303 224,965 32 146 23412

147 0 ECEM ERKİL 12S 11 7 9,25 15 7 13,25 26 14 22,50 194,430 34 158 25855 272,240 42 93 15395 224,925 42 147 23423

148 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 15 6 13,50 1 5 -0,25 7 11 4,25 23 22 17,50 219,898 3 87 14528 204,103 36 165 26992 224,903 21 148 23429

149 0 EMİNE YURTCU  M 13 5 11,75 20 8 18,00 33 13 29,75 186,735 20 185 29041 286,375 8 77 13861 223,900 13 149 23704

150 0 RABİA FİDAN  MS 17 11 14,25 21 14 17,50 38 25 31,75 178,960 34 208 32424 285,622 16 78 13950 222,819 22 150 24011
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

151 0 MUSTAFA  MS 16 8 14,00 15 14 11,50 31 22 25,50 178,960 34 208 32424 264,782 21 100 16291 222,124 23 151 24173

152 0 BURCU CEYHAN 12S 8 4 7,00 4 7 2,25 12 11 9,25 197,285 31 151 24367 238,588 52 130 20034 221,615 43 152 24322

153 0 CANSU EREN  MS 3 0 3,00 6 6 4,50 16 8 14,00 25 14 21,50 203,768 12 133 21555 261,675 22 106 16670 221,388 24 153 24380

154 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 14 8 12,00 18 9 15,75 32 17 27,75 183,548 53 197 30140 277,183 40 91 14846 221,308 44 154 24402

155 0 EMİR YALÇIN 12S 8 7 6,25 27 13 23,75 35 20 30,00 198,793 30 149 23762 298,290 30 66 12609 221,088 45 155 24476

156 0 ECRİN YILDIZ 12 17 20 12,00 17 20 12,00 215,428 11 98 16457 193,342 20 189 30275 220,979 17 156 24510

157 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 10 -0,50 16 20 11,00 215,120 35 99 16582 191,242 27 196 30979 220,721 33 157 24583

158 0 DERİN YETİŞEN   15 15 11,25 20 10 17,50 5 2 4,50 40 27 33,25 256,585 2 38 6593 194,745 3 184 29787 220,315 2 158 24684

159 0 SİMA YILDIZ 12 20 10 17,50 19 10 16,50 1 0 1,00 40 20 35,00 261,620 4 36 6079 175,185 23 229 35554 220,308 18 159 24685

160 0 EMİN PALA  MS 14 11 11,25 10 22 4,50 24 33 15,75 184,460 27 190 29794 243,610 26 121 19181 220,165 25 160 24733

161 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 15 11,25 13 18 8,50 28 33 19,75 240,445 9 50 8473 193,342 11 189 30275 218,961 17 161 25082

162 0 ARDA SÖZER  MS 8 5 6,75 8 5 6,75 194,900 17 155 25650 229,188 29 135 21666 218,435 26 162 25249

163 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 14 7 12,25 18 15 14,25 32 22 26,50 178,960 34 208 32424 270,222 19 96 15630 217,259 27 163 25567

164 0 MALİ BİNİCİ 12S 9 3 8,25 8 10 5,50 17 13 13,75 188,513 47 180 28279 241,558 50 123 19511 216,018 46 164 25947

165 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 13 5 11,75 23 9 20,75 36 14 32,50 178,960 56 208 32424 287,322 33 76 13750 215,869 47 165 25983

166 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 9 6 7,50 9 10 6,50 18 16 14,00 190,025 22 174 27623 246,308 25 118 18761 215,495 28 166 26060

167 0 BEYZA ÖZCAN 12E 19 17 14,75 24 8 22,00 43 25 36,75 277,038 18 22 4516 178,668 35 223 34705 215,483 34 167 26066

168 0 CANSU AKAR  M 21 11 18,25 22 11 19,25 4 4 3,00 47 26 40,50 271,310 3 28 5093 176,883 23 227 35146 215,468 14 168 26073

169 0 NAZ TÜRKOĞLU   19 13 15,75 23 7 21,25 42 20 37,00 274,278 1 24 4797 174,208 4 232 35776 214,510 3 169 26310

170 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 16 19 11,25 2 8 0,00 18 27 11,25 208,645 11 118 19466 188,358 19 206 31900 213,963 15 170 26460

171 0 EGE GÜVEN 12S 10 17 5,75 9 17 4,75 19 34 10,50 191,895 42 170 26868 236,678 53 131 20352 212,570 48 172 26823

172 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 11 1 10,75 10 8 8,00 21 9 18,75 178,315 23 223 32898 246,398 14 117 18747 212,410 17 173 26868

173 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 1 1 0,75 21 5 19,75 24 13 20,75 46 19 41,25 153,578 24 254 38390 278,808 12 89 14672 211,835 19 174 27023

174 0 ERSİN AKKOÇ 12S 10 8 8,00 20 15 16,25 30 23 24,25 184,125 51 195 29941 268,475 44 97 15853 210,785 49 175 27301

175 0 ESLEMNUR KARATAŞŞ 12S 11 5 9,75 10 9 7,75 21 14 17,50 178,960 56 208 32424 244,357 48 120 19062 210,309 50 176 27446

176 0 FETTUMA GÜLEL  M 6 5 4,75 15 18 10,50 21 23 15,25 190,225 18 172 27545 248,895 13 114 18351 208,060 18 177 28058

177 0 CANSU AYANDIN 12S 6 9 3,75 10 17 5,75 16 26 9,50 192,833 39 166 26483 234,478 54 132 20693 207,968 51 178 28075

178 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 9 9 6,75 8 17 3,75 17 26 10,50 184,185 50 193 29907 229,980 55 134 21526 207,380 52 179 28212

179 0 NAZ ÇİÇEK 12S 10 6 8,50 12 11 9,25 22 17 17,75 178,960 56 208 32424 245,117 47 119 18939 206,834 53 180 28346

180 0 UĞUR B KATIL  MS 11 12 8,00 14 9 11,75 0 3 -0,75 4 3 3,25 29 27 22,25 239,913 1 52 8544 199,637 37 172 28217 206,379 29 181 28471
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

181 0 EMİR GÜNEŞ 12S 10 13 6,75 5 8 3,00 15 21 9,75 182,165 54 201 30692 224,475 57 139 22547 205,280 54 182 28785

182 0 ZAFER KARAAĞAÇ  M 9 1 8,75 10 10 7,50 19 11 16,25 176,718 25 226 33388 238,955 15 127 19968 205,213 19 183 28804

183 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 4 1 3,75 11 9 8,75 15 10 12,50 188,820 45 178 28133 239,785 51 126 19813 203,825 55 184 29176

184 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 9 4 8,00 12 11 9,25 21 15 17,25 176,470 37 227 33456 240,545 27 125 19688 202,870 30 185 29407

185 0 KAAN KURT  MS 8 6 6,50 6 10 3,50 14 16 10,00 179,078 33 207 32139 222,370 31 142 22923 201,388 31 186 29810

186 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 18 20 13,00 1 0 1,00 19 20 14,00 193,748 22 162 26130 169,690 19 239 36648 201,325 18 187 29873

187 0 EMİRHAN BOZ  MS 6 8 4,00 6 10 3,50 12 18 7,50 185,105 26 189 29589 222,000 32 144 23000 200,675 32 188 30060

188 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 15 10 12,50 4 3 3,25 1 1 0,75 20 14 16,50 203,435 40 134 21700 171,580 36 234 36297 200,528 35 189 30092

189 0 SUDE TEPECİK 12S 3 3 2,25 15 18 10,50 18 21 12,75 189,628 44 175 27765 242,288 49 122 19401 200,493 56 190 30104

190 0 BERAT DEMİRCAN  M 17 12 14,00 21 8 19,00 38 20 33,00 253,598 5 41 6890 165,000 26 244 37516 199,303 20 191 30436

191 0 MUSTAFA KÖSE  MS 8 11 5,25 12 23 6,25 20 34 11,50 180,263 31 204 31771 228,848 30 136 21728 199,148 33 192 30479

192 0 BEYZA DURSUN  MS 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 7 4,25 189,485 23 176 27815 216,653 34 150 24036 198,950 34 193 30525

193 0 DİLAY YÜKS L 12E 14 9 11,75 3 1 2,75 17 10 14,50 201,948 41 138 22364 170,928 37 235 36424 198,300 36 194 30708

194 0 BİLGE TAŞKIN  M 8 10 5,50 18 14 14,50 26 24 20,00 178,235 24 224 32910 250,245 12 113 18167 197,745 21 195 30848

195 0 ÇINAR BİRCAN 12 6 16 2,00 6 17 1,75 12 33 3,75 186,020 19 188 29268 212,600 16 155 24888 196,060 20 196 31251

196 0 EDHEM GÖRA L  M 8 5 6,75 9 9 6,75 17 14 13,50 171,823 26 229 35088 224,935 16 137 22470 194,588 22 197 31637

197 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 5 15 1,25 10 16 6,00 15 31 7,25 186,225 48 187 29220 220,730 58 146 23261 194,190 57 198 31748

198 0 ASYA SU YAVUZ 12E 13 12 10,00 9 5 7,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 25 23 19,25 205,200 39 129 20994 168,905 38 241 36819 193,938 37 199 31802

199 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 3 9 0,75 9 15 5,25 12 24 6,00 187,020 25 184 28957 220,313 33 147 23339 193,615 35 200 31879

200 0 MÜGE AKGÜL 12S 2 0 2,00 2 2 1,50 4 10 1,50 8 12 5,00 184,455 49 191 29795 200,728 64 169 27930 193,065 58 201 32030

201 0 ELİFNUR ERSAYI M  M 18 17 13,75 12 7 10,25 0 4 -1,00 30 28 23,00 221,480 7 79 13871 158,758 28 249 38315 192,935 23 202 32069

202 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 14 10 11,50 14 10 11,50 188,258 19 181 28370 166,058 25 243 37354 192,865 24 203 32089

203 0 ECE BİNGÖL 12S 1 0 1,00 5 5 3,75 10 8 8,00 16 13 12,75 180,533 55 202 31389 224,588 56 138 22520 192,348 59 204 32254

204 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 18 16,50 21 18 16,50 187,473 23 183 28787 149,370 25 256 39007 192,098 19 205 32314

205 0 HİLAL TEKİN  MS 4 5 2,75 14 6 12,50 18 11 15,25 179,815 32 206 31920 238,800 28 128 19998 191,730 36 206 32405

206 0 AZRA KU TTEKİN 12S 13 10 10,50 10 11 7,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 24 27 17,25 212,133 17 108 17987 170,735 77 236 36464 191,383 60 207 32495

207 0 BEDRİYEASLAN  ME 14 15 10,25 18 9 15,75 32 24 26,00 231,520 15 64 10347 166,445 20 242 37286 189,200 20 208 33008

208 0 FATMA ESER 12E 7 21 1,75 16 11 13,25 23 32 15,00 223,790 31 72 12948 193,342 25 189 30275 188,254 38 209 33243

209 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 3 3 2,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 11 15 7,25 194,220 35 159 25944 200,212 65 171 28075 188,184 61 210 33256

210 0 KADİR DENİZLİ  M 13 17 8,75 0 2 -0,50 13 19 8,25 184,185 22 193 29907 169,723 24 238 36640 187,263 25 212 33486
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

211 0 BURAK BÜSTAÇ   6 8 4,00 7 12 4,00 13 20 8,00 171,798 4 230 35092 209,158 2 159 25742 186,908 4 213 33564

212 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 0 1 -0,25 7 2 6,50 9 7 7,25 16 10 13,50 164,735 72 242 36930 219,243 59 149 23551 186,558 62 214 33649

213 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 2 4,50 7 2 6,50 12 4 11,00 167,688 39 236 36072 214,010 35 152 24553 184,068 37 215 34342

214 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 18 18 13,50 9 7 7,25 27 25 20,75 200,360 21 144 23071 150,318 24 254 38951 183,215 21 216 34533

215 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 3 12 0,00 5 16 1,00 8 28 1,00 178,960 56 208 32424 196,132 67 182 29269 183,204 63 217 34535

216 0 EFE NAYAN 12 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 178,960 21 208 32424 194,497 19 186 29894 182,509 22 218 34699

217 0 SAİME GÖVŞEN  M 14 11 11,25 14 17 9,75 28 28 21,00 207,040 13 125 20170 155,980 29 251 38566 182,033 26 219 34796

218 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 0 1 -0,25 5 8 3,00 5 9 2,75 178,425 64 222 32866 201,678 63 168 27663 181,960 64 220 34814

219 0 EMİR ARSLAN 12S 1 6 -0,50 1 9 -1,25 2 15 -1,75 178,960 56 208 32424 188,487 70 204 31860 181,814 65 221 34849

220 0 EMİR ÜRAL 12S 1 3 0,25 6 8 4,00 7 11 4,25 176,835 65 225 33359 204,065 62 166 27007 181,700 66 222 34871

221 0 ESMA ÇİÇEK  MS 4 6 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 16 -3,00 11 30 3,50 180,533 30 202 31389 173,028 47 233 36025 180,105 38 223 35192

222 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 13 14 9,50 15 13 11,75 28 27 21,25 210,553 14 111 18661 159,030 24 248 38289 179,590 23 224 35293

223 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 5 7 3,25 4 8 2,00 9 15 5,25 166,045 40 238 36681 193,848 39 187 30100 178,890 39 225 35480

224 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 3 4 2,00 2 8 0,00 5 12 2,00 168,363 69 234 35916 188,098 71 208 31989 177,803 67 227 35707

225 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 3 3 2,25 1 9 -1,25 4 12 1,00 167,360 71 237 36450 184,495 73 216 33146 177,465 68 228 35765

226 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 7 7 5,25 10 3 9,25 17 10 14,50 201,190 19 142 22718 170,560 18 237 36485 177,315 22 229 35787

227 0 BEYZANUR AĞIR 12S 2 1 1,75 2 4 1,00 7 16 3,00 11 21 5,75 170,210 67 232 35443 189,968 69 202 31367 176,953 69 230 35852

228 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 15 5,25 16 22 10,50 25 37 15,75 158,488 76 251 37826 216,010 60 151 24161 176,613 70 231 35928

229 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 3 1,25 5 5 3,75 7 8 5,00 169,033 68 233 35769 197,390 66 179 28862 176,418 71 232 35994

230 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 2 2 1,50 9 2 8,50 11 4 10,00 168,248 70 235 35950 209,950 61 156 25552 176,278 72 233 36025

231 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 23 11,25 12 26 5,50 0 3 -0,75 29 52 16,00 190,128 42 173 27591 150,110 41 255 38971 176,110 39 234 36059

232 0 MEHMET ARDA EREN  M 3 3 2,25 1 2 0,50 4 5 2,75 165,980 27 239 36690 187,860 21 210 32066 176,045 27 235 36078

233 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 3 5 1,75 9 18 4,50 12 23 6,25 165,960 41 240 36691 197,543 38 178 28820 174,615 41 236 36336

234 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 3 5 1,75 10 18 5,50 13 23 7,25 164,313 23 243 36991 199,145 17 173 28360 172,928 24 237 36640

235 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 0 2 -0,50 6 9 3,75 6 11 3,25 170,280 66 231 35429 193,378 68 188 30248 172,840 73 238 36655

236 0 BEYZANUR TEKİN 12S 3 2 2,50 2 2 1,50 5 4 4,00 161,990 73 246 37398 187,323 72 211 32227 172,590 74 239 36698

237 0 SUDE DİNÇ  MS 2 3 1,25 6 9 3,75 8 12 5,00 164,848 42 241 36907 193,088 40 194 30421 172,083 42 240 36778

238 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 4 4 3,00 3 9 0,75 7 13 3,75 159,963 45 249 37676 183,583 44 217 33413 171,903 43 241 36809

239 0 ECE CİHANKAYA 12E 12 14 8,50 19 4 18,00 2 3 1,25 33 21 27,75 218,150 34 91 15271 154,245 40 252 38696 171,353 40 242 36891

240 0 DİLB*  BAYRAM  ME 8 14 4,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 14 21 8,75 180,170 24 205 31813 164,590 21 245 37570 170,435 23 243 37053
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,2 4,0 6,18 3,5 1,7 3,10 12,2 5,3 10,89 11,7 7,7 9,77 34,6 18,6 29,94 212,240 257,310 238,190

Okul Ortalaması 8,1 4,1 7,08 2,7 1,3 2,35 11,6 5,1 10,34 10,6 7,2 8,81 33,0 17,7 28,58 213,850 254,400 240,700

KATILIMLAR

241 0 EFE ALTAN  ME 10 15 6,25 14 10 11,50 24 25 17,75 200,513 20 143 23007 160,473 22 247 38118 170,383 24 244 37060

242 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 3 7 1,25 2 6 0,50 5 13 1,75 161,878 74 247 37411 181,330 74 220 34046 169,013 75 245 37235

243 0 HALİME KAYA 12E 16 21 10,75 18 12 15,00 34 33 25,75 208,408 38 121 19567 143,360 43 258 39261 168,368 41 246 37323

244 0 MUHAMMED TAŞ  MS 5 8 3,00 8 13 4,75 13 21 7,75 155,683 46 252 38152 190,363 41 201 31255 167,453 44 247 37454

245 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 2 6 0,50 7 13 3,75 154,930 28 253 38275 179,490 22 222 34520 167,385 28 248 37467

246 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 2 6 0,50 6 12 3,00 8 18 3,50 162,283 43 244 37347 185,825 43 214 32790 167,343 45 249 37472

247 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 2 1,50 1 4 0,00 3 6 1,50 159,565 75 250 37718 177,455 75 226 35005 167,315 76 250 37477

248 0 İREM YALÇIN 12E 12 23 6,25 2 6 0,50 14 29 6,75 161,345 43 248 37507 156,270 39 250 38538 166,413 42 251 37581

249 0 ARDA BİLİR 12E 11 9 8,75 18 5 16,75 29 14 25,50 212,770 37 107 17646 147,923 42 257 39066 166,408 43 252 37583

250 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 2 1,50 8 22 2,50 15 30 7,50 162,190 44 245 37367 178,430 45 224 34752 158,470 46 253 38383

251 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 9 14 5,50 11 12 8,00 1 1 0,75 21 27 14,25 178,700 25 221 32659 152,585 23 253 38816 158,218 25 254 38403

252 0 METE BİÇİCİ 12S 5 6 3,50 8 24 2,00 13 30 5,50 144,053 78 258 38983 174,385 76 231 35740 156,823 77 255 38505

253 0 İRFAN KABAŞ 12S 0 4 -1,00 5 9 2,75 5 13 1,75 151,218 77 255 38562 169,493 78 240 36697 151,728 78 256 38811

254 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 5 -0,25 5 17 0,75 6 22 0,50 147,088 29 257 38857 162,530 27 246 37902 149,523 29 258 38932
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 5 1 4,75 15 2 14,50 10 0 10,00 5 1 4,75 16 5 14,75 4 0 4,00 55 9 52,75 323,8 1479 289,2 13555 385,3 252

2 0 İDİL Y 12E 5 1 4,75 18 0 18,00 10 0 10,00 4 2 3,50 16 10 13,50 5 2 4,50 58 15 54,25 429,6 10 280,7 14488 384,0 264

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 4 2 3,50 15 1 14,75 9 1 8,75 5 1 4,75 23 4 22,00 1 2 0,50 57 11 54,25 310,9 2093 293,6 13103 382,3 278

4 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 3 2 2,50 15 2 14,50 8 2 7,50 4 2 3,50 23 2 22,50 6 0 6,00 59 10 56,50 292,6 3219 303,3 12108 380,1 301

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 5 1 4,75 16 2 15,50 8 2 7,50 4 2 3,50 17 4 16,00 4 1 3,75 54 12 51,00 305,5 2398 281,8 14365 369,1 414

6 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 5 1 4,75 17 1 16,75 10 0 10,00 5 1 4,75 17 0 17,00 1 0 1,00 55 3 54,25 307,5 2292 262,8 16552 366,3 460

7 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 4 2 3,50 11 5 9,75 5 3 4,25 5 1 4,75 21 4 20,00 2 6 0,50 48 21 42,75 287,3 3644 294,0 13058 352,4 759

8 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 4 2 3,50 17 1 16,75 8 1 7,75 5 1 4,75 15 6 13,50 5 0 5,00 54 11 51,25 291,7 3277 259,0 17004 351,4 792

9 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 237,3 9013 450,1 361 347,8 953

10 0 BERRAK ŞEKER 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 237,2 9028 463,8 114 347,7 958

11 0 SİNEM SUCU 12E 4 2 3,50 17 1 16,75 10 0 10,00 5 1 4,75 13 11 10,25 3 3 2,25 52 18 47,50 304,1 2476 247,7 18544 347,6 967

12 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 29 1 28,75 10 0 10,00 39 1 38,75 233,5 9831 431,3 1125 347,4 976

13 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 28 2 27,50 9 1 8,75 37 3 36,25 238,2 8850 446,8 485 345,2 1086

14 0 SÜEDA COŞAN 12 3 3 2,25 16 2 15,50 9 0 9,00 6 0 6,00 16 5 14,75 0 1 -0,25 50 11 47,25 296,5 2973 252,7 17826 345,2 1089

15 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 28 2 27,50 10 0 10,00 38 2 37,50 233,5 9835 445,6 522 343,9 1149

16 0 NİL TURBİL  M 3 3 2,25 15 3 14,25 10 0 10,00 5 1 4,75 15 3 14,25 48 10 45,50 345,7 733 255,9 17370 343,8 1152

17 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 29 1 28,75 9 1 8,75 38 2 37,50 226,9 11793 437,7 832 337,0 1614

18 0 IRMAK GÜNER  M 26 4 25,00 8 2 7,50 34 6 32,50 238,6 8768 433,6 1014 335,3 1757

19 0 NEHİR BAHRİŞ 12 28 1 27,75 8 2 7,50 36 3 35,25 230,2 10737 446,4 498 334,2 1842

20 0 BEYZANUR YAMAN 12S 26 3 25,25 9 0 9,00 35 3 34,25 226,5 11988 425,1 1410 327,5 2504

21 0 REŞİT ACAR  ME 3 2 2,50 10 5 8,75 10 0 10,00 5 1 4,75 15 4 14,00 2 0 2,00 45 12 42,00 273,5 4889 254,0 17656 325,5 2712

22 0 YİĞİT USTA 12C 27 2 26,50 7 2 6,50 34 4 33,00 223,4 13094 404,9 2705 320,9 3258

23 0 HAVVA SENAY TURHAN 12E 4 2 3,50 15 2 14,50 6 2 5,50 5 1 4,75 13 4 12,00 2 1 1,75 45 12 42,00 273,3 4912 240,9 19619 319,1 3476

24 0 MELİS SOLAK 12A 24 5 22,75 9 1 8,75 33 6 31,50 222,9 13313 404,4 2730 316,2 3879

25 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 4 2 3,50 9 6 7,50 5 3 4,25 5 1 4,75 21 3 20,25 1 0 1,00 45 15 41,25 248,6 7443 262,5 16585 314,3 4142

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 25 4 24,00 8 1 7,75 33 5 31,75 220,0 14490 408,9 2417 313,9 4206

27 0 SEMİH SAKCI 12 24 4 23,00 5 0 5,00 29 4 28,00 223,8 12937 372,8 5334 307,4 5113

28 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 24 5 22,75 7 2 6,50 31 7 29,25 220,4 14337 397,5 3256 307,4 5119

29 0 ECEM ARSLAN 12E 2 4 1,00 12 6 10,50 9 1 8,75 5 1 4,75 13 6 11,50 2 1 1,75 43 19 38,25 263,2 5908 238,8 20002 307,3 5143
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

30 0 ASLINUR KARAKURT 12S 25 4 24,00 6 3 5,25 31 7 29,25 219,9 14515 389,2 3889 306,9 5211

31 0 ARDA EKEN  MS 27 0 27,00 3 2 2,50 30 2 29,50 218,0 15345 417,4 1812 305,6 5411

32 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 24 3 23,25 9 0 9,00 33 3 32,25 210,4 18710 412,0 2207 305,4 5441

33 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 4 2 3,50 16 2 15,50 9 1 8,75 3 3 2,25 8 7 6,25 40 15 36,25 279,6 4270 220,2 23362 304,8 5520

34 0 ELA NAZ DEMİR 12E 3 3 2,25 16 2 15,50 6 3 5,25 4 2 3,50 12 6 10,50 41 16 37,00 267,0 5525 230,7 21402 303,6 5725

35 0 M TAHA KARAKÖSE 12 23 4 22,00 5 0 5,00 28 4 27,00 222,6 13443 390,2 3809 303,4 5760

36 0 ELİF SUDE TÜRK 12 21 6 19,50 7 1 6,75 28 7 26,25 224,2 12817 380,5 4643 302,9 5858

37 0 BERAT AKKANLI 12A 22 8 20,00 7 1 6,75 29 9 26,75 218,9 14945 375,3 5114 298,9 6540

38 0 NİSA AKSU  ME 4 2 3,50 12 4 11,00 8 0 8,00 5 0 5,00 9 4 8,00 38 10 35,50 269,2 5317 222,4 22930 298,8 6558

39 0 DAMLA KİŞİN  M 23 4 22,00 6 1 5,75 29 5 27,75 215,7 16335 375,7 5086 298,4 6654

40 0 ESRA NUR TURK 12S 23 4 22,00 7 1 6,75 30 5 28,75 213,0 17551 369,1 5653 298,3 6671

41 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 4 2 3,50 13 2 12,50 8 2 7,50 4 2 3,50 11 1 10,75 2 0 2,00 42 9 39,75 255,4 6709 222,8 22832 297,8 6744

42 0 BERKAY ALKAN 12Z 26 2 25,50 5 2 4,50 31 4 30,00 208,7 19445 389,4 3878 297,4 6810

43 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 24 4 23,00 3 0 3,00 27 4 26,00 218,9 14975 395,1 3433 296,8 6929

44 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 23 5 21,75 7 1 6,75 30 6 28,50 211,4 18282 377,5 4905 296,0 7061

45 0 SENA ŞENKUL 12S 20 3 19,25 5 2 4,50 25 5 23,75 223,8 12952 371,1 5500 295,6 7137

46 0 AYBERK ŞAM  M 23 5 21,75 5 3 4,25 28 8 26,00 216,6 15989 358,6 6586 294,4 7355

47 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 23 5 21,75 7 1 6,75 30 6 28,50 209,8 18994 378,3 4838 294,3 7375

48 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 28 1 27,75 9 1 8,75 37 2 36,50 187,7 28606 401,3 2961 293,7 7480

49 0 TUBA YAKIN  ME 6 0 6,00 13 4 12,00 7 1 6,75 5 1 4,75 8 2 7,50 39 8 37,00 264,2 5802 209,5 25669 292,3 7735

50 0 ECRİN BİLEN 12 21 4 20,00 5 0 5,00 26 4 25,00 215,0 16637 392,0 3669 290,0 8167

51 0 NİSA KAYAKÇALAN 12E 5 1 4,75 14 4 13,00 9 1 8,75 5 1 4,75 2 2 1,50 35 9 32,75 274,5 4775 196,8 29040 286,3 8851

52 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 4 2 3,50 15 2 14,50 7 2 6,50 4 2 3,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 33 16 29,00 273,4 4898 205,6 26629 283,8 9346

53 0 ARDA PALALI 12S 21 4 20,00 4 4 3,00 25 8 23,00 213,0 17555 359,4 6510 282,3 9645

54 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 4 2 3,50 15 3 14,25 9 1 8,75 5 1 4,75 3 10 0,50 3 3 2,25 39 20 34,00 353,1 562 190,4 31247 281,2 9857

55 0 RÜMEYSA KAYA  ME 4 2 3,50 11 5 9,75 7 2 6,50 5 1 4,75 10 5 8,75 37 15 33,25 249,6 7332 213,7 24643 280,7 9973

56 0 HAVİN İREM CURKA  MS 17 10 14,50 6 4 5,00 23 14 19,50 220,2 14393 333,0 9042 280,1 10087

57 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 18 6 16,50 4 1 3,75 22 7 20,25 217,3 15634 364,6 6056 279,2 10286

58 0 İCLAL SEVER  MS 18 4 17,00 2 0 2,00 20 4 19,00 219,0 14919 344,8 7904 277,4 10658
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

59 0 ZEYNEP AYDIN 12E 4 2 3,50 15 2 14,50 7 1 6,75 5 1 4,75 31 6 29,50 322,8 1518 192,5 30600 275,6 11036

60 0 İREM ÇELİK 12S 16 6 14,50 3 1 2,75 19 7 17,25 221,2 13971 348,7 7509 274,9 11150

61 0 ARDA ÇEKİM 12E 4 2 3,50 16 2 15,50 10 0 10,00 3 3 2,25 2 3 1,25 35 10 32,50 350,6 612 185,3 32942 274,6 11192

62 0 PINAR YILMAZ 12S 17 3 16,25 4 0 4,00 21 3 20,25 212,9 17592 359,8 6469 274,6 11203

63 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 19 9 16,75 3 1 2,75 22 10 19,50 213,9 17132 324,2 9939 273,5 11410

64 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 18 1 17,75 4 1 3,75 22 2 21,50 207,9 19776 345,9 7792 272,9 11546

65 0 KEMAL HORUZ 12E 3 3 2,25 13 3 12,25 7 3 6,25 4 2 3,50 7 12 4,00 0 3 -0,75 34 26 27,50 256,7 6575 206,4 26429 272,8 11570

66 0 ASLI OSMANBEY 12E 4 2 3,50 11 5 9,75 8 2 7,50 3 3 2,25 6 1 5,75 32 13 28,75 309,3 2196 209,6 25666 272,2 11708

67 0 ZEHRA İKAN 12E 2 4 1,00 11 5 9,75 8 2 7,50 5 1 4,75 8 2 7,50 34 14 30,50 243,3 8046 208,2 25985 270,7 12047

68 0 SERRA ÖZMEN 12E 4 2 3,50 12 4 11,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 3 3,25 30 12 27,00 254,6 6792 206,0 26528 270,5 12090

69 0 FATİH KURT  M 3 3 2,25 13 5 11,75 9 1 8,75 5 1 4,75 30 10 27,50 263,1 5921 193,3 30275 270,3 12139

70 0 ALİ YASİN 12S 1 0 1,00 13 7 11,25 5 3 4,25 19 10 16,50 221,2 13976 347,2 7652 270,0 12216

71 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 5 1 4,75 14 4 13,00 7 3 6,25 5 1 4,75 3 3 2,25 34 12 31,00 313,4 1964 190,6 31194 269,6 12296

72 0 ECRİN KABASAKAL 12 2 4 1,00 7 7 5,25 9 1 8,75 4 2 3,50 10 1 9,75 32 15 28,25 266,7 5569 220,8 23236 269,3 12366

73 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 21 7 19,25 4 3 3,25 25 10 22,50 199,2 23582 359,7 6483 266,7 12942

74 0 AYÇA POLAT  MS 17 3 16,25 6 0 6,00 23 3 22,25 199,7 23370 324,8 9894 266,5 12997

75 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 3 3 2,25 14 2 13,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 4 4,00 30 13 26,75 248,3 7474 204,8 26812 266,1 13076

76 0 IŞIL ELMAS  M 18 5 16,75 5 2 4,50 23 7 21,25 201,9 22431 321,1 10221 265,9 13116

77 0 BATIN 12S 24 4 23,00 7 1 6,75 31 5 29,75 179,0 32424 367,6 5808 265,9 13135

78 0 HİLAL YILMAZ  ME 3 3 2,25 13 4 12,00 9 0 9,00 3 3 2,25 4 3 3,25 32 13 28,75 249,9 7310 194,7 29789 265,7 13165

79 0 ÖMER SALİH 12S 17 8 15,00 4 4 3,00 21 12 18,00 210,3 18758 333,8 8973 265,7 13168

80 0 ORHAN BAYKAL 12E 2 4 1,00 14 2 13,50 10 0 10,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 30 10 27,50 352,9 567 186,5 32494 265,5 13209

81 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 15 6 13,50 5 0 5,00 20 6 18,50 208,3 19596 352,9 7106 265,0 13330

82 0 SUDENAZ YALI 12E 3 3 2,25 16 2 15,50 7 3 6,25 5 0 5,00 1 0 1,00 32 8 30,00 318,1 1740 183,1 33551 264,7 13407

83 0 BELEN SARI 12E 3 3 2,25 13 3 12,25 5 2 4,50 5 1 4,75 1 2 0,50 1 1 0,75 28 12 25,00 295,0 3060 199,1 28363 263,7 13647

84 0 12E 2 2 1,50 13 5 11,75 6 1 5,75 5 1 4,75 2 1 1,75 28 10 25,50 251,3 7152 198,3 28586 263,0 13788

85 0 KEMAL MELİK ASLAY 12A 18 7 16,25 2 4 1,00 20 11 17,25 209,5 19115 307,0 11697 262,7 13866

86 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 2 4 1,00 11 7 9,25 4 4 3,00 6 0 6,00 2 1 1,75 25 16 21,00 251,0 7195 212,8 24853 262,7 13878

87 0 ARDA KARACA  MS 18 5 16,75 2 3 1,25 20 8 18,00 206,2 20530 365,9 5942 261,4 14150
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

88 0 ELA SEVER 12E 4 2 3,50 13 3 12,25 5 3 4,25 3 2 2,50 4 5 2,75 29 15 25,25 246,9 7643 200,4 28033 261,2 14194

89 0 BELİNAY DALGİZ 12S 22 6 20,50 8 2 7,50 30 8 28,00 179,0 32424 340,4 8339 261,0 14226

90 0 SILA SÜZ  ME 3 3 2,25 11 4 10,00 7 2 6,50 3 3 2,25 7 6 5,50 0 2 -0,50 31 20 26,00 240,0 8524 204,0 27022 260,4 14413

91 0 RAUF KASIMOĞLU 12 4 2 3,50 14 4 13,00 8 2 7,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 30 12 27,00 271,1 5106 183,2 33543 260,3 14438

92 0 BEREN ŞAHİN  MS 17 7 15,25 2 3 1,25 19 10 16,50 208,5 19504 338,7 8481 259,7 14558

93 0 HATİCE ATASOY  MS 20 7 18,25 4 1 3,75 24 8 22,00 193,3 26316 324,9 9881 259,1 14674

94 0 CELAL SERDAR 12S 22 6 20,50 7 2 6,50 29 8 27,00 179,0 32424 358,3 6609 258,3 14877

95 0 AYŞEGÜL TAY 12 15 12 12,00 4 4 3,00 19 16 15,00 210,3 18767 293,9 13080 257,3 15078

96 0 FERAYE UYAR 12 15 7 13,25 5 2 4,50 20 9 17,75 202,9 21957 307,3 11668 257,3 15099

97 0 BURAK ÇIVGIN 12S 13 17 8,75 5 5 3,75 18 22 12,50 216,5 16011 315,9 10730 256,8 15217

98 0 ALPER ARSLAN 12S 15 10 12,50 6 2 5,50 21 12 18,00 201,2 22689 308,2 11579 256,3 15345

99 0 BEYZANUR AYDIN  M 16 3 15,25 16 3 15,25 205,9 20658 323,3 10019 253,5 16033

100 0 ERENACARZ 12 19 5 17,75 1 0 1,00 20 5 18,75 194,9 25645 300,7 12376 251,8 16442

101 0 FATİH KURFALLI   13 2 12,50 1 0 1,00 14 2 13,50 208,5 19543 315,5 10774 251,2 16581

102 0 MİLAY GAMZE KURU  M 3 3 2,25 13 4 12,00 7 2 6,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 27 17 22,75 304,7 2445 187,9 32059 250,7 16694

103 0 SUDE * *N  M 12 6 10,50 5 2 4,50 17 8 15,00 203,8 21548 315,5 10771 250,6 16725

104 0 NEHİR GÖKCEN 12S 14 7 12,25 4 1 3,75 18 8 16,00 199,9 23241 272,0 15424 249,4 17046

105 0 KEREM KIRCA 12 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 13 9 10,75 24 20 19,00 213,9 17117 282,2 14328 249,3 17067

106 0 ESMA TOPTAŞ 12S 15 5 13,75 2 4 1,00 17 9 14,75 202,5 22158 303,0 12137 248,5 17239

107 0 DOĞA AYAR 12E 4 2 3,50 10 5 8,75 5 3 4,25 4 2 3,50 8 6 6,50 1 0 1,00 32 18 27,50 221,8 13742 195,5 29421 248,5 17250

108 0 BERK ÖZYÜREK 12S 16 4 15,00 0 1 -0,25 16 5 14,75 201,7 22469 333,0 9051 247,8 17405

109 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 3 3 2,25 11 4 10,00 5 3 4,25 5 1 4,75 4 5 2,75 28 16 24,00 233,5 9849 190,5 31232 247,3 17526

110 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 14 5 12,75 4 1 3,75 18 6 16,50 196,3 24907 314,5 10879 247,0 17618

111 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 12 9 9,75 6 1 5,75 18 10 15,50 198,8 23749 293,1 13156 246,8 17650

112 0 NURSEL KILIÇ 12S 14 7 12,25 1 3 0,25 15 10 12,50 205,9 20679 304,1 12024 245,8 17932

113 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 5 1 4,75 10 7 8,25 6 3 5,25 3 2 2,50 5 3 4,25 29 16 25,00 227,4 11649 189,5 31553 245,2 18094

114 0 ZEYNEP ERBAY  MS 15 4 14,00 1 0 1,00 16 4 15,00 198,5 23866 299,8 12451 245,1 18112

115 0 NAZLI BALA  ME 2 4 1,00 9 5 7,75 7 1 6,75 3 3 2,25 2 2 1,50 23 15 19,25 233,5 9853 197,6 28812 243,8 18436

116 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 11 9 8,75 1 0 1,00 12 9 9,75 210,9 18517 278,0 14755 243,3 18563
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

117 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 15 1 14,75 3 1 2,75 18 2 17,50 189,2 27949 292,3 13236 242,4 18790

118 0 GÜLÜMSER KARABIYIK 12E 0 6 -1,50 11 7 9,25 8 1 7,75 4 2 3,50 4 11 1,25 0 1 -0,25 27 28 20,00 232,3 10147 190,9 31094 241,2 19115

119 0 SUDE KÜÇÜK 12S 9 8 7,00 4 0 4,00 13 8 11,00 204,5 21276 284,2 14106 240,2 19376

120 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 3 3 2,25 9 5 7,75 5 3 4,25 5 0 5,00 5 3 4,25 27 14 23,50 221,2 14001 188,1 31979 238,8 19742

121 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 14 8 12,00 2 0 2,00 16 8 14,00 194,9 25657 270,9 15544 238,6 19782

122 0 MERT ARSLAN  ME 4 2 3,50 12 5 10,75 5 5 3,75 4 2 3,50 6 7 4,25 0 3 -0,75 31 24 25,00 238,9 8721 179,7 34466 237,6 20056

123 0 CEYLİN KIZIL 12 20 3 19,25 20 3 19,25 179,0 32424 247,6 18556 236,7 20282

124 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 13 8 11,00 3 1 2,75 16 9 13,75 193,1 26381 297,8 12656 236,1 20463

125 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 16 11 13,25 16 11 13,25 194,1 26001 285,1 14007 235,7 20568

126 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 18 8 16,00 1 1 0,75 19 9 16,75 183,8 30033 308,3 11567 234,8 20781

127 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 11 5 9,75 2 0 2,00 13 5 11,75 196,2 24918 278,9 14666 233,7 21077

128 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 1 4 0,00 3 0 3,00 17 3 16,25 1 0 1,00 22 7 20,25 184,4 29796 281,9 14359 233,2 21203

129 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 11 12 8,00 1 3 0,25 12 15 8,25 205,0 21051 281,1 14447 233,1 21227

130 0 ŞEVVAL SARA 12S 14 7 12,25 2 3 1,25 16 10 13,50 190,7 27400 280,3 14523 232,8 21296

131 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 8 3 7,25 2 2 1,50 10 5 8,75 202,8 22000 273,0 15314 232,2 21479

132 0 EMİNE AKKOYUN 12S 13 0 13,00 1 1 0,75 14 1 13,75 188,8 28151 284,4 14084 231,6 21630

133 0 SILA DİLBAZ  MS 13 0 13,00 3 1 2,75 16 1 15,75 183,3 30231 257,5 17174 231,5 21646

134 0 TALHA GÜRCAN  M 13 5 11,75 3 2 2,50 16 7 14,25 186,7 29062 264,4 16341 230,8 21809

135 0 NİL GEDİKLİ 12S 9 5 7,75 4 1 3,75 13 6 11,50 193,5 26235 291,0 13379 230,2 21973

136 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 12 7 10,25 1 0 1,00 13 7 11,25 193,9 26087 267,8 15922 229,9 22048

137 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 4 2 3,50 12 1 11,75 5 1 4,75 1 0 1,00 22 4 21,00 229,4 11026 176,3 35273 228,9 22336

138 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 11 2 10,50 1 0 1,00 12 2 11,50 191,9 26866 264,5 16328 228,6 22440

139 0 NAZ METİN 12 3 3 2,25 10 7 8,25 2 3 1,25 3 2 2,50 18 15 14,25 222,1 13619 193,3 30275 227,9 22608

140 0 SİDRE KIZILT*  MS 16 10 13,50 2 5 0,75 18 15 14,25 183,2 30267 289,6 13520 227,2 22819

141 0 ARDA YILDIRIM  MS 10 5 8,75 1 1 0,75 11 6 9,50 194,9 25675 255,1 17493 226,1 23096

142 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 11 7 9,25 2 3 1,25 13 10 10,50 192,0 26794 266,1 16122 225,9 23146

143 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 3 3 2,25 4 10 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 18 18 13,50 217,2 15676 196,2 29257 225,6 23245

144 0 BELİNAY DAĞLI 12S 10 6 8,50 2 2 1,50 12 8 10,00 192,8 26483 262,6 16574 225,4 23326

145 0 ÖZNUR SALTIK  ME 3 3 2,25 12 5 10,75 5 4 4,00 2 4 1,00 2 5 0,75 24 21 18,75 239,4 8656 178,0 34854 225,2 23372
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

146 0 ELİF AYDIN 12E 1 5 -0,25 11 6 9,50 3 3 2,25 4 1 3,75 3 3 2,25 22 18 17,50 213,2 17426 187,1 32303 225,0 23412

147 0 ECEM ERKİL 12S 7 7 5,25 4 0 4,00 11 7 9,25 194,4 25855 272,2 15395 224,9 23423

148 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 4 2 3,50 4 2 3,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 16 11 13,25 219,9 14528 204,1 26992 224,9 23429

149 0 EMİNE YURTCU  M 12 4 11,00 1 1 0,75 13 5 11,75 186,7 29041 286,4 13861 223,9 23704

150 0 RABİA FİDAN  MS 13 9 10,75 4 2 3,50 17 11 14,25 179,0 32424 285,6 13950 222,8 24011

151 0 MUSTAFA  MS 14 6 12,50 2 2 1,50 16 8 14,00 179,0 32424 264,8 16291 222,1 24173

152 0 BURCU CEYHAN 12S 7 1 6,75 1 3 0,25 8 4 7,00 197,3 24367 238,6 20034 221,6 24322

153 0 CANSU EREN  MS 3 0 3,00 4 6 2,50 2 0 2,00 9 6 7,50 203,8 21555 261,7 16670 221,4 24380

154 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 10 5 8,75 4 3 3,25 14 8 12,00 183,5 30140 277,2 14846 221,3 24402

155 0 EMİR YALÇIN 12S 8 6 6,50 0 1 -0,25 8 7 6,25 198,8 23762 298,3 12609 221,1 24476

156 0 ECRİN YILDIZ 12 3 3 2,25 9 8 7,00 3 6 1,50 2 3 1,25 17 20 12,00 215,4 16457 193,3 30275 221,0 24510

157 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 3 3 2,25 7 3 6,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 14 9 11,75 215,1 16582 191,2 30979 220,7 24583

158 0 DERİN YETİŞEN   2 4 1,00 5 4 4,00 5 4 4,00 3 3 2,25 5 2 4,50 20 17 15,75 256,6 6593 194,7 29787 220,3 24684

159 0 SİMA YILDIZ 12 3 3 2,25 9 4 8,00 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 21 10 18,50 261,6 6079 175,2 35554 220,3 24685

160 0 EMİN PALA  MS 13 10 10,50 1 1 0,75 14 11 11,25 184,5 29794 243,6 19181 220,2 24733

161 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 4 1 3,75 4 9 1,75 5 3 4,25 2 2 1,50 15 15 11,25 240,4 8473 193,3 30275 219,0 25082

162 0 ARDA SÖZER  MS 8 5 6,75 8 5 6,75 194,9 25650 229,2 21666 218,4 25249

163 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 11 6 9,50 3 1 2,75 14 7 12,25 179,0 32424 270,2 15630 217,3 25567

164 0 MALİ BİNİCİ 12S 8 2 7,50 1 1 0,75 9 3 8,25 188,5 28279 241,6 19511 216,0 25947

165 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 12 2 11,50 1 3 0,25 13 5 11,75 179,0 32424 287,3 13750 215,9 25983

166 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 9 6 7,50 9 6 7,50 190,0 27623 246,3 18761 215,5 26060

167 0 BEYZA ÖZCAN 12E 3 3 2,25 8 7 6,25 5 4 4,00 3 3 2,25 19 17 14,75 277,0 4516 178,7 34705 215,5 26066

168 0 CANSU AKAR  M 4 2 3,50 11 3 10,25 3 3 2,25 3 3 2,25 21 11 18,25 271,3 5093 176,9 35146 215,5 26073

169 0 NAZ TÜRKOĞLU   1 5 -0,25 8 2 7,50 7 3 6,25 3 3 2,25 19 13 15,75 274,3 4797 174,2 35776 214,5 26310

170 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  M 2 4 1,00 8 6 6,50 4 5 2,75 2 4 1,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 18 27 11,25 208,6 19466 188,4 31900 214,0 26460

171 0 EGE GÜVEN 12S 10 17 5,75 10 17 5,75 191,9 26868 236,7 20352 212,6 26823

172 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 6 1 5,75 5 0 5,00 11 1 10,75 178,3 32898 246,4 18747 212,4 26868

173 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 1 1 0,75 18 5 16,75 3 0 3,00 22 6 20,50 153,6 38390 278,8 14672 211,8 27023

174 0 ERSİN AKKOÇ 12S 10 8 8,00 10 8 8,00 184,1 29941 268,5 15853 210,8 27301
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

175 0 ESLEMNUR KARATAŞŞ 12S 9 5 7,75 2 0 2,00 11 5 9,75 179,0 32424 244,4 19062 210,3 27446

176 0 FETTUMA GÜLEL  M 6 5 4,75 6 5 4,75 190,2 27545 248,9 18351 208,1 28058

177 0 CANSU AYANDIN 12S 5 7 3,25 1 2 0,50 6 9 3,75 192,8 26483 234,5 20693 208,0 28075

178 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 9 7 7,25 0 2 -0,50 9 9 6,75 184,2 29907 230,0 21526 207,4 28212

179 0 NAZ ÇİÇEK 12S 10 6 8,50 10 6 8,50 179,0 32424 245,1 18939 206,8 28346

180 0 UĞUR B KATIL  MS 2 3 1,25 4 3 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 15 7,25 239,9 8544 199,6 28217 206,4 28471

181 0 EMİR GÜNEŞ 12S 9 9 6,75 1 4 0,00 10 13 6,75 182,2 30692 224,5 22547 205,3 28785

182 0 ZAFER KARAAĞAÇ  M 9 1 8,75 9 1 8,75 176,7 33388 239,0 19968 205,2 28804

183 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 4 1 3,75 4 1 3,75 188,8 28133 239,8 19813 203,8 29176

184 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 9 3 8,25 0 1 -0,25 9 4 8,00 176,5 33456 240,5 19688 202,9 29407

185 0 KAAN KURT  MS 7 4 6,00 1 2 0,50 8 6 6,50 179,1 32139 222,4 22923 201,4 29810

186 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 3 3 2,25 6 11 3,25 6 3 5,25 3 3 2,25 1 0 1,00 19 20 14,00 193,7 26130 169,7 36648 201,3 29873

187 0 EMİRHAN BOZ  MS 6 7 4,25 0 1 -0,25 6 8 4,00 185,1 29589 222,0 23000 200,7 30060

188 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 3 3 2,25 6 4 5,00 0 3 -0,75 6 0 6,00 1 1 0,75 16 11 13,25 203,4 21700 171,6 36297 200,5 30092

189 0 SUDE TEPECİK 12S 3 3 2,25 3 3 2,25 189,6 27765 242,3 19401 200,5 30104

190 0 BERAT DEMİRCAN  M 4 2 3,50 3 7 1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 17 12 14,00 253,6 6890 165,0 37516 199,3 30436

191 0 MUSTAFA KÖSE  MS 7 9 4,75 1 2 0,50 8 11 5,25 180,3 31771 228,8 21728 199,1 30479

192 0 BEYZA DURSUN  MS 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 5 1,75 189,5 27815 216,7 24036 199,0 30525

193 0 DİLAY YÜKS L 12E 2 4 1,00 7 2 6,50 3 2 2,50 2 1 1,75 14 9 11,75 201,9 22364 170,9 36424 198,3 30708

194 0 BİLGE TAŞKIN  M 8 10 5,50 8 10 5,50 178,2 32910 250,2 18167 197,7 30848

195 0 ÇINAR BİRCAN 12 3 13 -0,25 3 3 2,25 6 16 2,00 186,0 29268 212,6 24888 196,1 31251

196 0 EDHEM GÖRA L  M 7 5 5,75 1 0 1,00 8 5 6,75 171,8 35088 224,9 22470 194,6 31637

197 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 3 11 0,25 2 4 1,00 5 15 1,25 186,2 29220 220,7 23261 194,2 31748

198 0 ASYA SU YAVUZ 12E 3 3 2,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 16 13 12,75 205,2 20994 168,9 36819 193,9 31802

199 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 3 7 1,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 187,0 28957 220,3 23339 193,6 31879

200 0 MÜGE AKGÜL 12S 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 184,5 29795 200,7 27930 193,1 32030

201 0 ELİFNUR ERSAYI M  M 3 2 2,50 4 10 1,50 7 3 6,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 18 21 12,75 221,5 13871 158,8 38315 192,9 32069

202 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 3 3 2,25 3 3 2,25 5 3 4,25 3 1 2,75 14 10 11,50 188,3 28370 166,1 37354 192,9 32089

203 0 ECE BİNGÖL 12S 5 5 3,75 5 5 3,75 180,5 31389 224,6 22520 192,3 32254
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

204 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 4 2 3,50 11 7 9,25 4 5 2,75 2 4 1,00 21 18 16,50 187,5 28787 149,4 39007 192,1 32314

205 0 HİLAL TEKİN  MS 4 5 2,75 4 5 2,75 179,8 31920 238,8 19998 191,7 32405

206 0 AZRA KU TTEKİN 12S 4 2 3,50 4 5 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 13 15 9,25 212,1 17987 170,7 36464 191,4 32495

207 0 BEDRİYEASLAN  ME 1 5 -0,25 8 6 6,50 3 2 2,50 2 2 1,50 14 15 10,25 231,5 10347 166,4 37286 189,2 33008

208 0 FATMA ESER 12E 2 3 1,25 3 6 1,50 0 10 -2,50 2 2 1,50 7 21 1,75 223,8 12948 193,3 30275 188,3 33243

209 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 1 3 0,25 2 0 2,00 1 7 -0,75 4 10 1,50 194,2 25944 200,2 28075 188,2 33256

210 0 KADİR DENİZLİ  M 3 3 2,25 6 7 4,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 13 19 8,25 184,2 29907 169,7 36640 187,3 33486

211 0 BURAK BÜSTAÇ   6 3 5,25 0 5 -1,25 6 8 4,00 171,8 35092 209,2 25742 186,9 33564

212 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 0 1 -0,25 6 2 5,50 1 0 1,00 7 3 6,25 164,7 36930 219,2 23551 186,6 33649

213 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 5 2 4,50 5 2 4,50 167,7 36072 214,0 24553 184,1 34342

214 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 4 2 3,50 9 7 7,25 2 6 0,50 3 3 2,25 18 18 13,50 200,4 23071 150,3 38951 183,2 34533

215 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 3 12 0,00 3 12 0,00 179,0 32424 196,1 29269 183,2 34535

216 0 EFE NAYAN 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 179,0 32424 194,5 29894 182,5 34699

217 0 SAİME GÖVŞEN  M 4 1 3,75 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 14 11 11,25 207,0 20170 156,0 38566 182,0 34796

218 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 0 1 -0,25 0 1 -0,25 178,4 32866 201,7 27663 182,0 34814

219 0 EMİR ARSLAN 12S 1 6 -0,50 1 6 -0,50 179,0 32424 188,5 31860 181,8 34849

220 0 EMİR ÜRAL 12S 1 3 0,25 1 3 0,25 176,8 33359 204,1 27007 181,7 34871

221 0 ESMA ÇİÇEK  MS 2 4 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 6 9 3,75 180,5 31389 173,0 36025 180,1 35192

222 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 1 5 -0,25 7 3 6,25 4 6 2,50 1 0 1,00 13 14 9,50 210,6 18661 159,0 38289 179,6 35293

223 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 2 7 0,25 3 0 3,00 5 7 3,25 166,0 36681 193,8 30100 178,9 35480

224 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 168,4 35916 188,1 31989 177,8 35707

225 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 3 3 2,25 3 3 2,25 167,4 36450 184,5 33146 177,5 35765

226 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 3 3 2,25 4 4 3,00 7 7 5,25 201,2 22718 170,6 36485 177,3 35787

227 0 BEYZANUR AĞIR 12S 2 1 1,75 2 4 1,00 4 5 2,75 170,2 35443 190,0 31367 177,0 35852

228 0 ATAKAN ATEŞ 12S 8 12 5,00 1 3 0,25 9 15 5,25 158,5 37826 216,0 24161 176,6 35928

229 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 169,0 35769 197,4 28862 176,4 35994

230 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 168,2 35950 210,0 25552 176,3 36025

231 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 2 4 1,00 7 11 4,25 4 6 2,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 17 26 10,50 190,1 27591 150,1 38971 176,1 36059

232 0 MEHMET ARDA EREN  M 2 3 1,25 1 0 1,00 3 3 2,25 166,0 36690 187,9 32066 176,0 36078
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

233 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 3 5 1,75 3 5 1,75 166,0 36691 197,5 28820 174,6 36336

234 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 164,3 36991 199,1 28360 172,9 36640

235 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 170,3 35429 193,4 30248 172,8 36655

236 0 BEYZANUR TEKİN 12S 3 2 2,50 3 2 2,50 162,0 37398 187,3 32227 172,6 36698

237 0 SUDE DİNÇ  MS 2 3 1,25 2 3 1,25 164,8 36907 193,1 30421 172,1 36778

238 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 4 4 3,00 4 4 3,00 160,0 37676 183,6 33413 171,9 36809

239 0 ECE CİHANKAYA 12E 4 2 3,50 4 6 2,50 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 17 9,75 218,2 15271 154,2 38696 171,4 36891

240 0 DİLB*  BAYRAM  ME 2 4 1,00 3 6 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 8 14 4,50 180,2 31813 164,6 37570 170,4 37053

241 0 EFE ALTAN  ME 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 6 1,50 5 1 4,75 10 15 6,25 200,5 23007 160,5 38118 170,4 37060

242 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 2 6 0,50 1 1 0,75 3 7 1,25 161,9 37411 181,3 34046 169,0 37235

243 0 HALİME KAYA 12E 2 4 1,00 8 7 6,25 5 5 3,75 1 5 -0,25 16 21 10,75 208,4 19567 143,4 39261 168,4 37323

244 0 MUHAMMED TAŞ  MS 5 8 3,00 5 8 3,00 155,7 38152 190,4 31255 167,5 37454

245 0 KADİR ATA  M 5 7 3,25 5 7 3,25 154,9 38275 179,5 34520 167,4 37467

246 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 2 6 0,50 2 6 0,50 162,3 37347 185,8 32790 167,3 37472

247 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 159,6 37718 177,5 35005 167,3 37477

248 0 İREM YALÇIN 12E 2 4 1,00 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 14 29 6,75 161,3 37507 156,3 38538 166,4 37581

249 0 ARDA BİLİR 12E 3 2 2,50 5 4 4,00 3 3 2,25 11 9 8,75 212,8 17646 147,9 39066 166,4 37583

250 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 162,2 37367 178,4 34752 158,5 38383

251 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 5 1,75 1 3 0,25 9 14 5,50 178,7 32659 152,6 38816 158,2 38403

252 0 METE BİÇİCİ 12S 4 5 2,75 1 1 0,75 5 6 3,50 144,1 38983 174,4 35740 156,8 38505

253 0 İRFAN KABAŞ 12S 0 4 -1,00 0 4 -1,00 151,2 38562 169,5 36697 151,7 38811

254 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 147,1 38857 162,5 37902 149,5 38932

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
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300
400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG AYT 2 258 297 1641 40452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,1 0,9 0,82 3,1 1,6 2,75 1,9 0,8 1,65 1,1 0,7 0,95 10,0 4,2 8,89 2,3 1,0 2,00 19,4 9,2 17,06 212,2 257,3 238,2

Okul Ortalaması 1,2 1,0 0,92 3,6 1,6 3,20 2,0 0,9 1,79 1,3 0,6 1,17 9,7 4,2 8,64 1,9 0,9 1,70 19,7 9,2 17,42 213,9 254,4 240,7

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C 12E 12F 12S 12Z

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100
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300

400

SÖZ SAY EA
   M  ME  MS 12 12A 12B 12C



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,798 212,240 4 230 259 1293 35092

SAY 209,158 257,310 2 159 176 970 25742

EA 186,908 238,190 4 213 241 1356 33564

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 5,56 8,64 8,89

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 -0,06 1,70 2,00

Matematik 40 6 8 4,00 10 5,50 10,34 10,89

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,81 2,39 2,65

Kimya 13 1 4 0,00 0 1,44 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,44 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 5,69 8,81 9,77

Toplam: 280 69 51 56,25 20 80,88 88,44 90,81

Matematik DBCe   E  A       A   d   e    d    ceea

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri b dC b   cc eB Ecd ae       CC e C  Bc  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,585 212,240 2 38 42 236 6593

SAY 194,745 257,310 3 184 211 1177 29787

EA 220,315 238,190 2 158 172 936 24684

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 2,88 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,12 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 6,75 7,08 6,18

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 3,75 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,75 0,61 0,78

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,44 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,12 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 10 17,50 44 9,69 2,35 3,10

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 5,56 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 1,70 2,00

Matematik 40 5 2 4,50 11 5,50 10,34 10,89

Toplam: 280 90 44 79,00 28 80,88 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EbAdaa  CD caaC Ee    A CBcdBdaC CeCCeAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CcECB EBcBeEaAEceaDA  D Ee DbB  E BaC  C      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCC     eE      D           e           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 2 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURFALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,463 212,240 3 120 131 712 19543

SAY 315,503 257,310 1 55 56 356 10774

EA 251,243 238,190 1 101 103 550 16581

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 13 2 12,50 63

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 5,56 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 -0,06 1,70 2,00

Matematik 40 14 2 13,50 34 5,50 10,34 10,89

Fizik 14 7 1 6,75 48 1,81 2,39 2,65

Kimya 13 6 1 5,75 44 1,44 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,44 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 20 5 18,75 47 5,69 8,81 9,77

Toplam: 280 117 20 112,00 40 80,88 88,44 90,81

Matematik CCCB dDD EAB   C     A   AA e  B        

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEB  c    DE  A   BCD b CE CEDEaeBa 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TÜRKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 274,278 212,240 1 24 28 157 4797

SAY 174,208 257,310 4 232 265 1535 35776

EA 214,510 238,190 3 169 183 998 26310

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 2,88 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,12 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 6,75 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 3,75 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,75 0,61 0,78

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,44 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,12 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 7 21,25 53 9,69 2,35 3,10

Toplam: 280 85 35 76,25 27 80,88 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEceea    DA EDCBCC  c CBBdBaCcECbeCCDb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  BECcCEABABEcaEDe   bA DE C Dc  BCB CABe      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABCDE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,980 212,240 12 123 134 722 19737

SAY 223,928 257,310 17 140 150 822 22644

EA 213,220 238,190 16 171 185 1011 26651

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 1 13,75 69

Toplam: 280 84 18 79,50 28 83,48 88,44 90,81

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 147,088 212,240 29 257 294 1621 38857

SAY 162,530 257,310 27 246 284 1591 37902

EA 149,523 238,190 29 258 296 1623 38932

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 7 5 5,75 19

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 5 17 0,75 2 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 43 63 27,25 10 83,48 88,44 90,81

Matematik ac          cB            e           c 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri babeadcaca De   b          daC D e EBc a

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,568 212,240 9 95 105 582 15989

SAY 358,558 257,310 4 36 37 207 6586

EA 294,378 238,190 5 46 46 222 7355

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 28 8 26,00 65 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 142 44 131,00 47 83,48 88,44 90,81

Matematik CCCBaEDDCEABeCECDAB BAA BbABbc B ECcacDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEceDEaeEd  cBDEBCADAdBCcEeaeEBCbD EcBdc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,883 212,240 8 90 100 550 14975

SAY 395,070 257,310 2 17 17 104 3433

EA 296,773 238,190 4 43 43 206 6929

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 21 0 21,00 70

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 27 4 26,00 65 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 151 25 144,75 52 83,48 88,44 90,81

Matematik eCCcaEDDCEABBCECDA EBAABBAABe   C    A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeDEBcEbbDABDEBCADAEBCDEeCCEBCdDEEABEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SOYUTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,315 212,240 23 223 250 1244 32898

SAY 246,398 257,310 14 117 125 674 18747

EA 212,410 238,190 17 173 187 1022 26868

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 11 1 10,75 27 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 78 22 72,50 26 83,48 88,44 90,81

Matematik CCC      E  B b           A    BCEC    B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bacCDbB  b     E  A        CaE C D bcB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,598 212,240 5 41 45 252 6890

SAY 165,000 257,310 26 244 281 1579 37516

EA 199,303 238,190 20 191 213 1176 30436

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 3,28 2,35 3,10

Toplam: 280 76 45 64,75 23 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAAe baceD  d Ce C   e cBdB dB CAACCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  dE  Cd BA EdBEDeb  bAcDEBCD E CB B CcBC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,935 212,240 14 127 138 744 20658

SAY 323,303 257,310 5 51 52 323 10019

EA 253,500 238,190 8 99 101 533 16033

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 16 3 15,25 38 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 121 34 112,50 40 83,48 88,44 90,81

Matematik C CBe  DCEAB C CDA   cABdAA             

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEEebcBb d  beDEBCADcdBeDEeCdEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZYİĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,258 212,240 19 181 205 1020 28370

SAY 166,058 257,310 25 243 279 1576 37354

EA 192,865 238,190 24 203 229 1266 32089

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 5,88 7,08 6,18

Toplam: 280 50 23 44,25 16 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEAAe   D       c CBdd C Bd aCaECA CC b

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,235 212,240 24 224 251 1245 32910

SAY 250,245 257,310 12 113 119 648 18167

EA 197,745 238,190 21 195 217 1193 30848

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 16 6 14,50 48

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 8 10 5,50 14 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 4 8 2,00 15 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 88 56 74,00 26 83,48 88,44 90,81

Matematik ccCa DeECC  b   b Aa eA  da  B          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bECCEa  Ed  e bE daDcbBdDeeEdC DECE BcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU AKAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,310 212,240 3 28 32 171 5093

SAY 176,883 257,310 23 227 260 1524 35146

EA 215,468 238,190 14 168 182 992 26073

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 11 19,25 48 3,28 2,35 3,10

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 88 55 74,25 27 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbEAABEDdDBDA b CBCe  AB BedcC   CAebCDb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  BEdcdEbB BEcBEcDC  aADDEBCDbE bdCB d BC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Fen Bilimleri eE e    c                      D e E A  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,725 212,240 10 97 107 594 16335

SAY 375,660 257,310 3 25 25 159 5086

EA 298,370 238,190 3 39 39 195 6654

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 29 5 27,75 69 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 6 4 5,00 36 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 145 35 136,25 49 83,48 88,44 90,81

Matematik DcCCDDCECCACEBBED AEAA BBcbbA CC E  aABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECec c Eb  ABDEACBDAdB DeeECCBDbdEEBbEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDHEM GÖRA L 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,823 212,240 26 229 258 1292 35088

SAY 224,935 257,310 16 137 147 815 22470

EA 194,588 238,190 22 197 220 1240 31637

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 8 5 6,75 17 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 72 40 62,00 22 83,48 88,44 90,81

Matematik DcCC    eaA E     A e     b  B C        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bE a da b a  B EA   d BEc   a   EC  B   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ERSAYI M 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,480 212,240 7 79 89 512 13871

SAY 158,758 257,310 28 249 287 1604 38315

EA 192,935 238,190 23 202 228 1265 32069

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 7 10,25 26 3,28 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 8,80 10,34 10,89

Toplam: 280 65 52 52,00 19 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbbE cebbdc  CDEddba A CdBdBdBCECACCebD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 dbECcaEBAB  BA                   CBDCcba      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik  ea         a     d                     

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YURTCU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,735 212,240 20 185 210 1036 29041

SAY 286,375 257,310 8 77 81 484 13861

EA 223,900 238,190 13 149 163 886 23704

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 13 5 11,75 29 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 5 1 4,75 34 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 101 41 90,75 32 83,48 88,44 90,81

Matematik CCCc a  CEAB C CeA        ABe   C    c  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEEeD B       DEB ADAddeDE CdEcCceEEAB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,090 212,240 4 35 39 202 5921

SAY 193,342 257,310 18 189 216 1215 30275

EA 270,311 238,190 6 69 71 361 12139

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 5,88 7,08 6,18

Toplam: 280 90 32 82,09 29 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAecaEACbdDaDCDEBCCBCedCBBeBCBCECACCAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA GÜLEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,225 212,240 18 172 192 964 27545

SAY 248,895 257,310 13 114 121 654 18351

EA 208,060 238,190 18 177 193 1066 28058

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 14 1 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 6 5 4,75 12 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 15 18 10,50 26 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 90 42 79,50 28 83,48 88,44 90,81

Matematik  cCCa a  CA  d E  A       b             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DE eaEB cb be DEb BDdbBEae EedcD CcdBddE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,648 212,240 6 55 61 337 8768

SAY 433,595 257,310 1 7 7 35 1014

EA 335,278 238,190 2 18 18 60 1757

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 34 6 32,50 81 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 10 4 9,00 64 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 174 24 168,00 60 83,48 88,44 90,81

Matematik DBCCaDCECCACEBBEDdAEAAAdBBeDABeCBEdDEABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCCEEBDEceeABDEACcDAEBdDCCECCBDECEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,853 212,240 16 139 153 814 22431

SAY 321,068 257,310 6 52 53 330 10221

EA 265,938 238,190 7 76 78 395 13116

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 27 0 27,00 90

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 23 7 21,25 53 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 122 46 110,50 39 83,48 88,44 90,81

Matematik CCCcaE D  AB C CDABEdAA BdABe   CEC aeDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEcCDEBeEd  e bE dADdd  DEeCe cCEDbEABcc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,930 212,240 28 253 288 1603 38275

SAY 179,490 257,310 22 222 254 1499 34520

EA 167,385 238,190 28 248 282 1578 37467

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 5 7 3,25 8 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 48 41 37,75 13 83,48 88,44 90,81

Matematik  aCCee   aA b B   A       b  c          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eb ed    b                     D a  B   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DENİZLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,185 212,240 22 193 219 1068 29907

SAY 169,723 257,310 24 238 272 1559 36640

EA 187,263 238,190 25 212 240 1350 33486

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 5,88 7,08 6,18

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,80 10,34 10,89

Toplam: 280 55 40 45,00 16 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bEadABEbbDaDAcEbCdb      ae aa c CAbbC A

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik             c c                         

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARDA EREN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,980 212,240 27 239 272 1565 36690

SAY 187,860 257,310 21 210 238 1314 32066

EA 176,045 238,190 27 235 267 1487 36078

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 3 3 2,25 6 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 51 18 46,50 17 83,48 88,44 90,81

Matematik  cC D   ea                     C        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri c       c                      D        

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,723 212,240 2 14 17 83 2445

SAY 187,880 257,310 20 209 237 1313 32059

EA 250,745 238,190 9 102 104 552 16694

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 5 5 3,75 13

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 3,28 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 8,80 10,34 10,89

Toplam: 280 106 47 94,25 34 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEdAcEaCcaeADEDCBCCB ABdBeCBCCB CceCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  BadDCEABdBbABEDDeECbAb  ae DE  B BDCABe      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik  d          c B           e    b     e  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 1 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 1 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 345,663 212,240 1 5 5 21 733

SAY 255,873 257,310 11 109 114 619 17370

EA 343,835 238,190 1 16 16 42 1152

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 16 2 15,50 52

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 8 1 7,75 39

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 11 16,25 41 3,28 2,35 3,10

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 15 3 14,25 36 8,80 10,34 10,89

Toplam: 280 144 38 134,50 48 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAcAcabACDeDbDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCdAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDECBCEBdBeEBdEbeaDAbCb EeBb   a C   B        

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCCBDE    A eCECD   c   BAAcC           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 2 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİME GÖVŞEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,040 212,240 13 125 136 731 20170

SAY 155,980 257,310 29 251 290 1610 38566

EA 182,033 238,190 26 219 250 1413 34796

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,01 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,85 0,61 0,78

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,43 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,36 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,62 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 17 9,75 24 3,28 2,35 3,10

Toplam: 280 57 47 45,25 16 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 d EAAB D  a AaEDCa d    Cd  c C aCAe Cbc

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  dEb C ca BcABbb  cCbdeeEBe  E ddCBDdAeC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ÖZTEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,893 212,240 17 161 180 915 26087

SAY 267,808 257,310 9 98 102 567 15922

EA 229,928 238,190 12 136 148 799 22048

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 13 7 11,25 28 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 6 2 5,50 39 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 97 33 88,75 32 83,48 88,44 90,81

Matematik DBCCaa EaCAC  BED e ee    e A      D    

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCd a E  D   EAe D E     d     C      

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE * *N 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,785 212,240 15 132 143 779 21548

SAY 315,510 257,310 7 54 55 355 10771

EA 250,575 238,190 10 103 105 553 16725

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 17 8 15,00 38 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 5 4 4,00 29 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 119 39 109,25 39 83,48 88,44 90,81

Matematik CCCB dcD EAB d CDb   A   A cb bc ECD  DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECbca     ABDEaeAD EBCcE CdE eEDEEcB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,645 212,240 11 118 129 708 19466

SAY 188,358 257,310 19 206 234 1302 31900

EA 213,963 238,190 15 170 184 1002 26460

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 10 1 9,75 33

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

Fizik 7 0 6 -1,50 -21

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,88 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 2,34 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,59 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 19 11,25 28 5,88 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 2 8 0,00 0 8,80 10,34 10,89

Toplam: 280 74 48 62,00 22 83,48 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 cbEeAcdaCDBDADEcC  d  ceCaBdcaC aCAebCeb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  a  D e     bdc     c    Be         a   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,693 212,240 21 186 211 1039 29062

SAY 264,443 257,310 10 102 106 582 16341

EA 230,808 238,190 11 134 145 785 21809

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 19 6 17,50 58

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 16 7 14,25 36 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 2 5 0,75 5 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 6 7,50 19 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 95 49 82,75 30 83,48 88,44 90,81

Matematik  CCaDEcDeEABB a  e   A   A BC bBC   a  B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri ba CDca  b                 a EBCE  EAB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,718 212,240 25 226 253 1261 33388

SAY 238,955 257,310 15 127 137 723 19968

EA 205,213 238,190 19 183 201 1100 28804

Katılımlar: 29 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 9 6 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 7,43 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,37 1,70 2,00

Matematik 40 9 1 8,75 22 8,80 10,34 10,89

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,84 2,39 2,65

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,88 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,62 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 8,34 8,81 9,77

Toplam: 280 78 36 69,00 25 83,48 88,44 90,81

Matematik  BC  D  CC     ED A A        c          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri Ddb c a ab     EAe          aCeDECEEBc  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,520 212,240 15 64 71 398 10347

SAY 166,445 257,310 20 242 278 1574 37286

EA 189,200 238,190 20 208 236 1325 33008

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 15 10,25 26 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 9 15,75 39 4,39 2,35 3,10

Toplam: 280 68 37 58,75 21 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbdccBcACaBcb CDEBC   ce  B  Cab C CbcA 

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C EC aEB  cE eEECDbc Cb  e D d CECB bB C      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLB*  BAYRAM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,170 212,240 24 205 232 1137 31813

SAY 164,590 257,310 21 245 282 1582 37570

EA 170,435 238,190 23 243 277 1558 37053

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 4,50 11 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 4,39 2,35 3,10

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,05 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,03 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,02 8,81 9,77

Toplam: 280 51 39 41,25 15 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEcbccabD  b E  c d  A  d d C  Ee  b  A

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  e b d  B B  a     a              B C BC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Fen Bilimleri  b e                                    

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ELMASOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,445 212,240 9 50 55 320 8473

SAY 193,342 257,310 11 189 216 1215 30275

EA 218,961 238,190 17 161 175 948 25082

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 15 11,25 28 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 18 8,50 21 4,39 2,35 3,10

Toplam: 280 88 55 74,34 27 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAe EBc bDdba C Ecdb  AdCB  BdaCaCACb b 

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDEdBadB a Eacd  Dabb DeECae d aEdB eB d      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,513 212,240 20 143 158 831 23007

SAY 160,473 257,310 22 247 285 1598 38118

EA 170,383 238,190 24 244 278 1560 37060

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 4 -1,00 -6 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 15 6,25 16 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 10 11,50 29 4,39 2,35 3,10

Toplam: 280 59 53 45,75 16 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ccEAee     bca a        CaedBaeBa AdCCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 aBEbbCEAB  EAaaccC  db            BDaABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 2 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,748 212,240 22 162 181 916 26130

SAY 169,690 257,310 19 239 273 1561 36648

EA 201,325 238,190 18 187 208 1149 29873

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 20 13,00 33 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 58 43 47,25 17 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bcEAAd DdDebAacDCBedebedCBc BCCacCAbbCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,360 212,240 21 144 159 833 23071

SAY 150,318 257,310 24 254 293 1616 38951

EA 183,215 238,190 21 216 247 1400 34533

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 18 13,50 34 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 7 7,25 18 4,39 2,35 3,10

Toplam: 280 51 43 40,25 14 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEacAb BaDaC EBCedbABad ddCde CACCbbb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C  e  E  B EadE  D  aa       B    B  Bca      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 0 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM TUTAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,223 212,240 18 94 104 572 15676

SAY 196,162 257,310 9 181 206 1156 29257

EA 225,584 238,190 15 143 157 858 23245

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 2 4 1,00 3 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 78 40 68,09 24 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebEAeBEbbDac  Eb abda Ad BB BC   CAAbC A

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  ea     C   E a                a        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,890 212,240 7 44 48 266 7310

SAY 194,740 257,310 10 185 212 1178 29789

EA 265,708 238,190 7 78 80 397 13165

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 4 3 3,25 8 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 85 31 77,25 28 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbEAAeEbCDBbAaEbCBCCB ABCBBCBCCB CAebCDb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  cbC  CE C          e                   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,398 212,240 3 26 30 162 4898

SAY 205,643 257,310 6 163 182 1020 26629

EA 283,783 238,190 4 52 52 270 9346

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 3 8 1,00 3 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 100 34 91,50 33 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEbABEDCDBDADEbCBCC bABCBBdBC BcCAeCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik caaCe C C d c c                       c 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,190 212,240 19 142 157 827 22718

SAY 170,560 257,310 18 237 270 1554 36485

EA 177,315 238,190 22 229 261 1474 35787

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 2 0 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 7 5,25 13 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 3 9,25 23 4,39 2,35 3,10

Toplam: 280 58 29 50,75 18 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bEEbAe     Db c CeaC  A                 

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2   EC C  a B d        A   B        B aABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,895 212,240 12 54 60 333 8721

SAY 179,688 257,310 15 221 253 1496 34466

EA 237,550 238,190 13 122 129 702 20056

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 7 10 4,50 15

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 4,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 6 10 3,50 9 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 83 68 66,00 24 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAcaEACbBcbDCbEBCCB AaCcBCeCBadaACCeAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDadBCE   A                                   

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik eCCc  c  EA            cdAAcb       dcb 

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,463 212,240 14 62 69 382 9853

SAY 197,572 257,310 8 177 202 1131 28812

EA 243,806 238,190 12 115 120 648 18436

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 2 2 1,50 4 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 83 37 73,84 26 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbdca ACDBeDbb EBCbd A CBB BCBe CACbeAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik   Cc            Dd                      

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,158 212,240 4 30 34 179 5317

SAY 222,353 257,310 2 143 154 836 22930

EA 298,833 238,190 2 38 38 192 6558

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 9 4 8,00 20 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 102 26 95,50 34 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAcaaACbBD eCbEBC BCABC BCBCBC CACC AD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik  CCB    CEA   EC e  B b     ec          

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,368 212,240 17 67 75 445 11649

SAY 189,540 257,310 14 203 230 1285 31553

EA 245,180 238,190 11 113 118 634 18094

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 5 3 4,25 11 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 76 36 67,00 24 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AEEAdBEeCaBcAeEcCBba CABCBBCdCdd Cb CCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  BCC  C   A     a   e     e             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,398 212,240 11 53 59 329 8656

SAY 178,018 257,310 16 225 257 1514 34854

EA 225,153 238,190 16 145 159 867 23372

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 6 10 3,50 12

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 16 18,00 45 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 4,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 2 5 0,75 2 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 82 60 67,00 24 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAedbBEACDcDb CbEBCaaCABaBadBCaC CAadcAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C EbaaEB  cdBe   eeAd             B CBcC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CC e  a e   dd                          

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT ACAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,488 212,240 2 25 29 161 4889

SAY 253,988 257,310 1 111 116 631 17656

EA 325,530 238,190 1 21 21 77 2712

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 17 4 16,00 40 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 117 31 109,25 39 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ceAAE dAdb  b CDEBCCBaABCBBCBCBCECACCdAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBDEDDCEABdCaC     cA      cEB        

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,610 212,240 8 45 49 268 7332

SAY 213,670 257,310 3 153 167 917 24643

EA 280,693 238,190 6 55 55 289 9973

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 10 5 8,75 22 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 93 34 84,50 30 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAAecDCDaDAaEDCBad CA CBaCBaC ECAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  cCCa CE C C   E    e b B b AB          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALTUK KIRKPINAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,018 212,240 6 43 47 262 7195

SAY 212,758 257,310 4 154 169 930 24853

EA 262,650 238,190 8 86 88 432 13878

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 18 7 16,25 54

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 99 47 87,25 31 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAebcaEAdDecaDaDEBCCBCceac CBdBa CACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik                               bBC       

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 353,133 212,240 1 2 2 12 562

SAY 190,383 257,310 13 200 227 1266 31247

EA 281,205 238,190 5 54 54 287 9857

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 1 28,75 72 4,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 3 10 0,50 2 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 6 13 2,75 7 2,79 10,34 10,89

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,05 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,03 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 -0,02 8,81 9,77

Toplam: 280 123 53 109,75 39 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAAeEDbDacADEDCBCCBCABCaBCBCCBECAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 CBE  CEABABEABED C  EA DE CbDE  B BDCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik caCC   ae  Cb dc    b     e  c CdEd E d 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri  a e                           c        

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,043 212,240 10 51 56 321 8524

SAY 204,035 257,310 7 167 186 1045 27022

EA 260,360 238,190 9 90 92 460 14413

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 1 4 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 7 8 5,00 13 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 88 41 77,75 28 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEEbAcb C BDA EaCBCCBCcdCcBdBCCB CAebCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik D CC  a  CA     D e d  e  e bB      ad  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,205 212,240 5 33 37 197 5802

SAY 209,530 257,310 5 158 175 966 25669

EA 292,343 238,190 3 49 49 230 7735

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 8 2 7,50 19 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 94 25 87,75 31 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAEBEACDeeDDCDEBCaBCe CcB BCBC CACCAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik C CB           C A   cA  AAc            

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,350 212,240 16 66 74 427 11026

SAY 176,303 257,310 17 228 261 1527 35273

EA 228,923 238,190 14 137 150 815 22336

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 4 1 3,75 13

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 20,00 50 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 4,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 69 25 62,75 22 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAbBEA bBDDDC EBC B A           ACCAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2             BAE                               

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,700 212,240 25 221 248 1239 32659

SAY 152,585 257,310 23 253 292 1613 38816

EA 158,218 238,190 25 254 290 1607 38403

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 4 3 3,25 11

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 5,50 14 18,01 7,08 6,18

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 1,76 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,88 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,23 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 12 8,00 20 4,39 2,35 3,10

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,05 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,03 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 -0,02 8,81 9,77

Toplam: 280 45 46 33,50 12 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEdee     DA E  a    A  BedaaCc CAeba  

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 aBECcCEc dBEcaE   b dc         be B CcB       

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Fen Bilimleri    e                           D        

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 2 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,473 212,240 23 183 207 1026 28787

SAY 149,370 257,310 25 256 295 1620 39007

EA 192,098 238,190 19 205 231 1278 32314

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 18,01 7,08 6,18

Toplam: 280 44 34 35,50 13 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAcBEAaDBDabbaEBCaBCAeCdBCeda cCAddeAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,468 212,240 13 61 68 381 9849

SAY 190,458 257,310 12 199 226 1265 31232

EA 247,313 238,190 10 109 112 596 17526

Katılımlar: 25 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 6 7 4,25 14

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 7,90 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,55 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,99 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 18,01 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 2,62 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 1,70 2,00

Matematik 40 4 5 2,75 7 2,79 10,34 10,89

Toplam: 280 80 39 70,25 25 68,91 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAbabACDeDaDCDEBCa  A acB BCBe CACeAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik  aCce     A e    A c     A              

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,470 212,240 37 227 254 1263 33456

SAY 240,545 257,310 27 125 135 711 19688

EA 202,870 238,190 30 185 204 1125 29407

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 9 4 8,00 20 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 79 37 69,75 25 83,22 88,44 90,81

Matematik eCCc    CEA B  aDA        A         a   

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeccacEb        A A B D eCC  d D  ABdc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,960 212,240 41 240 273 1566 36691

SAY 197,543 257,310 38 178 203 1132 28820

EA 174,615 238,190 41 236 269 1506 36336

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 11 4,25 21

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 3 5 1,75 4 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 18 4,50 11 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 65 62 49,50 18 83,22 88,44 90,81

Matematik  dCce eD       C            b           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEbCbcabEd  e bE  A   B cc eeaceED Ece  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,005 212,240 5 92 102 563 15345

SAY 417,368 257,310 1 10 10 58 1812

EA 305,585 238,190 1 31 31 163 5411

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 24 2 23,50 78

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 27 0 27,00 90 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 30 2 29,50 74 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 158 23 152,25 54 83,22 88,44 90,81

Matematik DBCCDDC CCACEBBEDBA AAABBBCD B C Ea a B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEBDEbeDABDEACBDAEBEDeeECCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARACA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,185 212,240 10 126 137 739 20530

SAY 365,918 257,310 3 31 31 179 5942

EA 261,395 238,190 10 87 89 446 14150

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 20 8 18,00 45 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 137 34 128,50 46 83,22 88,44 90,81

Matematik  cC DDCadCACbBBEDBA AAA BBe    CB b  ed 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECC EBDEbbDABDEACBDAaBEDCCECCBDECEEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SÖZER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,900 212,240 17 155 174 899 25650

SAY 229,188 257,310 29 135 145 789 21666

EA 218,435 238,190 26 162 176 953 25249

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 30 8 5 6,75 23 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 8 5 6,75 17 10,39 10,34 10,89

Toplam: 280 79 18 74,50 27 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCce  D    B dCD     b    Be           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,865 212,240 19 157 176 901 25675

SAY 255,063 257,310 24 110 115 624 17493

EA 226,075 238,190 19 141 154 850 23096

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 19 1 18,75 63

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 11 6 9,50 24 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 92 31 84,25 30 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCBeEDa  A    CbA    e  A  e        c B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CabCb a Ede    ae A   B    d E CED ce   

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,670 212,240 13 146 161 842 23370

SAY 324,760 257,310 11 49 50 315 9894

EA 266,475 238,190 9 74 76 390 12997

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 23 3 22,25 56 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 118 29 110,75 40 83,22 88,44 90,81

Matematik  C cDEDDCEAB C CDA   A   AABbc  CE D ADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEE D a  a  A  EBeADeaBeDd CCE C D E B  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,540 212,240 8 119 130 709 19504

SAY 338,728 257,310 8 44 45 255 8481

EA 259,670 238,190 11 92 94 469 14558

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 19 10 16,50 41 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 130 38 120,50 43 83,22 88,44 90,81

Matematik  CCBaEcDCEA  CECDA  eeABBAdce  c E D e c

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bEEC EB EbDDABDE  AbAbBdcE CdE CEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DURSUN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,485 212,240 23 176 197 980 27815

SAY 216,653 257,310 34 150 163 889 24036

EA 198,950 238,190 34 193 215 1181 30525

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 3 -0,75 -4 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 4 0,00 0 0,56 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 2 1 1,75 4 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 76 33 67,75 24 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 Eb    c   dc                            

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik    c      A  C                          

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  Ea                              e   B E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,898 212,240 3 87 97 536 14528

SAY 204,103 257,310 36 165 184 1040 26992

EA 224,903 238,190 21 148 162 873 23429

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 13,50 34 0,56 7,08 6,18

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 82 41 71,75 26 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAca  bDBD      d   A   B  CBC CACb b 

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik a ec   D    e c                         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEEe caD       a          eCdddC D cdB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,768 212,240 12 133 144 780 21555

SAY 261,675 257,310 22 106 110 593 16670

EA 221,388 238,190 24 153 167 914 24380

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 18 1 17,75 59

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 0,56 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 6 6 4,50 11 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 98 34 89,50 32 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EA  E                                   

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCc  c   A   d  e         eb         DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEbCbcBbEdDDA  E     d     C EBCdD EeB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ *E KAYA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,365 212,240 47 256 292 1618 38762

SAY 175,085 257,310 46 230 263 1533 35579

EA 151,555 238,190 47 257 295 1621 38817

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 42 35 33,25 12 83,22 88,44 90,81

Fen Bilimleri eE  eE  EEeeee              C  d b   BE 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,960 212,240 34 208 235 1220 32424

SAY 270,222 257,310 19 96 100 558 15630

EA 217,259 238,190 27 163 177 968 25567

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 14 7 12,25 31 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 92 44 81,09 29 83,22 88,44 90,81

Matematik  cCC  C dC  bB E  A A Adc b AB C E  b B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECec a abbbcB EAC acaa DCdEdCBDECEEB  c

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,460 212,240 27 190 216 1060 29794

SAY 243,610 257,310 26 121 129 691 19181

EA 220,165 238,190 25 160 174 939 24733

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 21 6 19,50 65

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 14 11 11,25 28 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 10 22 4,50 11 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 91 64 75,00 27 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCcabcDd ABd bCDA  BA B dAcb        b B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dcECDbaDa  ab  Eda b debcdeCCEdebD  cBca

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,105 212,240 26 189 215 1055 29589

SAY 222,000 257,310 32 144 155 839 23000

EA 200,675 238,190 32 188 210 1156 30060

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 2 4 1,00 10

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 6 8 4,00 10 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 79 47 67,25 24 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCc a  Cd   dcC e b       B  b         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri Caadbb         E  b         b  bEeEEcB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇİÇEK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,533 212,240 30 202 229 1130 31389

SAY 173,028 257,310 47 233 266 1541 36025

EA 180,105 238,190 38 223 255 1443 35192

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 6 2,50 6 0,56 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,10 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,07 0,61 0,78

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,05 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,07 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,11 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 5 2,75 7 0,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 2 3 1,25 3 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 9 -2,25 -17 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 1 16 -3,00 -8 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 60 55 46,25 17 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEeeB                    B        d C b

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2                       a  aeD     CB ec C      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik baeC          B                         

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eabCd   a             e e   a cb b cedcd

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 1 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,190 212,240 44 245 278 1582 37367

SAY 178,430 257,310 45 224 256 1508 34752

EA 158,470 238,190 46 253 289 1606 38383

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 0,56 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,10 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,07 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,05 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,07 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,11 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 0,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 2 2 1,50 4 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 8 22 2,50 6 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 55 62 39,50 14 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1  ba                                     

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2    d                        eE  dCB Cc C      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik  cCC           d                        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bdbedEac b  d c be c daEc bE ddD CadBAEa

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,045 212,240 40 238 271 1560 36681

SAY 193,848 257,310 39 187 214 1191 30100

EA 178,890 238,190 39 225 257 1454 35480

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 5 7 3,25 8 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 59 40 49,00 18 83,22 88,44 90,81

Matematik aaCd  e   e   e     e    B          E BD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bECed a E                      e C  ee d

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,275 212,240 20 164 183 922 26316

SAY 324,860 257,310 10 48 49 314 9881

EA 259,135 238,190 12 93 95 472 14674

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 4 10,00 25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 24 8 22,00 55 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 7 0 7,00 54 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 20 6 18,50 46 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 115 34 106,50 38 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCBDEaD EABBaECeAeEBdeB AAaC EaC   E  B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CccbD B    cA DEB A  EB D  aCEB EDE eBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,243 212,240 2 84 94 528 14393

SAY 333,023 257,310 9 46 47 276 9042

EA 280,103 238,190 3 56 56 293 10087

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 17 10 14,50 48 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 6 4 5,00 50 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 23 14 19,50 49 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 136 51 123,25 44 83,22 88,44 90,81

Matematik aCCdaE DCEAB CddbAB BAABBdAaebbBCdCDadDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bcbCDEabdd eeBDEBdbDAaBeDcCCdEdbbDEEdBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,815 212,240 32 206 233 1138 31920

SAY 238,800 257,310 28 128 138 724 19998

EA 191,730 238,190 36 206 232 1283 32405

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 11 3 10,25 34

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 4 5 2,75 7 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 80 38 70,50 25 83,22 88,44 90,81

Matematik aCCc bD     B c        c                

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dE C c e  D A             eCCEBCbDEEeB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,020 212,240 25 184 208 1033 28957

SAY 220,313 257,310 33 147 158 855 23339

EA 193,615 238,190 35 200 226 1256 31879

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 18 9 15,75 53

Geometri 10 1 3 0,25 3

TYT Matematik 40 19 12 16,00 40

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 3 9 0,75 2 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 81 55 67,25 24 83,22 88,44 90,81

Matematik ccC eD      d     A b    ee   a     a   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri Ddbeada Ea bb bEb          ECae  C EBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,008 212,240 4 88 98 546 14919

SAY 344,805 257,310 7 42 43 247 7904

EA 277,448 238,190 5 58 58 308 10658

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 24 0 24,00 80

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 20 4 19,00 48 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 2 5,50 42 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 133 25 126,75 45 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCBaEbDeE  B ECDA E  A BbABC   C      B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  dceDEBa b  bB E  AD bBCD eCCEBCEDEEAB c

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ APAYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,025 212,240 22 174 195 969 27623

SAY 246,308 257,310 25 118 126 675 18761

EA 215,495 238,190 28 166 180 989 26060

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 9 6 7,50 19 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 4 0 4,00 31 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 87 36 78,00 28 83,22 88,44 90,81

Matematik DBCCeDd  C d a  D A   A  de             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bb  c    a     E      B D CEeC ecC EeeaE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,078 212,240 33 207 234 1141 32139

SAY 222,370 257,310 31 142 153 835 22923

EA 201,388 238,190 31 186 207 1146 29810

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 8 6 6,50 16 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 75 42 64,50 23 83,22 88,44 90,81

Matematik ac   D   CA EB    A e     b  B C     ed 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri  cCbc a Eb b   d           dbC D C  Be  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,820 212,240 15 148 164 853 23749

SAY 293,125 257,310 14 71 74 458 13156

EA 246,830 238,190 13 111 114 603 17650

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 1 5 -0,25 -3

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 18 10 15,50 39 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 112 51 99,25 35 83,22 88,44 90,81

Matematik  CCcaE DCEA  C Cbb  c A dbABacbBCE   ADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEECbEab   D  bE dADedBec eCCEBdbD dcB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,895 212,240 9 124 135 724 19776

SAY 345,938 257,310 6 41 42 244 7792

EA 272,895 238,190 7 64 64 345 11546

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 22 2 21,50 54 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 128 21 122,75 44 83,22 88,44 90,81

Matematik  BCCDD   CACE BED A AeA   C AB C c D AB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEB Ed eABDEA  DdaB D eE CBDdCEEBc c

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,683 212,240 46 252 287 1602 38152

SAY 190,363 257,310 41 201 228 1267 31255

EA 167,453 238,190 44 247 281 1576 37454

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 5 8 3,00 8 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 56 56 42,00 15 83,22 88,44 90,81

Matematik eCCcDb    A      e  e  B e ce           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri accC E DEb     dcd   c    eCaE ede   B E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,688 212,240 39 236 269 1330 36072

SAY 214,010 257,310 35 152 165 912 24553

EA 184,068 238,190 37 215 246 1389 34342

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14

Matematik-1 30 9 3 8,25 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 5 2 4,50 11 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 7 2 6,50 16 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 62 23 56,25 20 83,22 88,44 90,81

Matematik  cCC  C  C        A          c          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri                E C         E CdD b EB   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,960 212,240 34 208 235 1220 32424

SAY 264,782 257,310 21 100 104 578 16291

EA 222,124 238,190 23 151 165 902 24173

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 16 8 14,00 35 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 91 44 80,09 29 83,22 88,44 90,81

Matematik   CcaEbDC ABBC CDA  e  B eeBC baC    A  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeDEcDEaeDd  EaeAb   eD ebaE C D EcB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,263 212,240 31 204 231 1133 31771

SAY 228,848 257,310 30 136 146 792 21728

EA 199,148 238,190 33 192 214 1177 30479

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 1 5 -0,25 -3

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 7 9 4,75 16 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 8 11 5,25 13 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 12 23 6,25 16 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 85 71 67,25 24 83,22 88,44 90,81

Matematik abCBedc  d BcCE DA    d     a c    D e  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dccebcBD bc eebb dc ebBCeECdabBCEDcceB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,223 212,240 14 147 163 850 23582

SAY 359,650 257,310 5 34 35 201 6483

EA 266,703 238,190 8 73 75 388 12942

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 21 7 19,25 64

Geometri 10 2 7 0,25 3

TYT Matematik 40 23 14 19,50 49

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 21 7 19,25 64 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 25 10 22,50 56 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 12 0 12,00 92 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 135 51 122,25 44 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCaaEDDCEABBCECDABEabA BAbdb   CEd aeDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri acECDEBb ceDcBDEBCAD EBCDECCCbBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,888 212,240 18 156 175 900 25657

SAY 270,905 257,310 18 95 99 556 15544

EA 238,588 238,190 15 121 128 696 19782

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 16 8 14,00 35 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 13 24 7,00 18 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 104 60 89,00 32 83,22 88,44 90,81

Matematik DcCC DdbCCA E BED e Aeb Bce  B       AB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri edCCb a adebcaeEAdaDbdB DCebaadDddEEBecE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,960 212,240 34 208 235 1220 32424

SAY 285,622 257,310 16 78 82 489 13950

EA 222,819 238,190 22 150 164 896 24011

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 17 11 14,25 36 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 98 47 86,34 31 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCc EaDeEAdcabC A     BBbABe  BCde  A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CdEeaEab d  bBDE bAD bBCbbeCCbBCEDEEdBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,048 212,240 11 130 141 766 21051

SAY 281,113 257,310 17 85 89 515 14447

EA 233,113 238,190 16 129 137 754 21227

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 11 12 8,00 27 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 12 15 8,25 21 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 2 7 0,25 2 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 18 13,50 34 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 113 58 98,50 35 83,22 88,44 90,81

Matematik dCCBeEDeeEAdB E DA aa e d cce   Ccb d   

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEabcbDDcBeEdaA cd d  dCaEcCEDadcBcE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN MUSTAFA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,698 212,240 24 182 206 1023 28606

SAY 401,325 257,310 2 15 15 84 2961

EA 293,698 238,190 2 48 48 225 7480

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 5 4 4,00 40

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 37 2 36,50 91 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 142 40 132,00 47 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCBDEDDCEABBCECDAB BAABBAABCccBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEEeDEBeEEDDABDEBdADdEBCDECCCEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILT* 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,223 212,240 29 200 226 1085 30267

SAY 289,568 257,310 15 74 78 472 13520

EA 227,218 238,190 18 140 153 840 22819

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 15 9 12,75 43

Geometri 10 2 4 1,00 10

TYT Matematik 40 17 13 13,75 34

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 16 10 13,50 45 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 5 0,75 8 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 18 15 14,25 36 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 6 6 4,50 35 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 108 70 90,50 32 83,22 88,44 90,81

Matematik eCCBeEDDdEABBCECbA a  ddBd Bbc aCEd ac d

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEEeDEBc be ABDEadADcdBCea edbBCEDEEdBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 2 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,315 212,240 28 198 224 1083 30231

SAY 257,523 257,310 23 108 112 611 17174

EA 231,500 238,190 17 133 142 773 21646

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 13 0 13,00 43 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 16 1 15,75 39 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 87 32 79,00 28 83,22 88,44 90,81

Matematik  BCC DCE C   B ED A       C  B  B   aAB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri baded cDb                  E b D CEEBc  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,848 212,240 42 241 274 1569 36907

SAY 193,088 257,310 40 194 221 1223 30421

EA 172,083 238,190 42 240 274 1529 36778

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 2 3 1,25 3 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 55 30 47,50 17 83,22 88,44 90,81

Matematik   Cc  cD    e                           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEEe c  b      a          e  EcC e  dBE 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,025 212,240 21 168 188 947 26794

SAY 266,088 257,310 20 99 103 574 16122

EA 225,905 238,190 20 142 156 854 23146

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 13 10 10,50 26 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 97 42 86,50 31 83,22 88,44 90,81

Matematik DcCCDDeE C  EBcE  A b d   b  caC  b dA  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bECC  c  d   BcEAdB        bCC   e  BA E

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,328 212,240 6 93 103 570 15634

SAY 364,573 257,310 4 32 32 182 6056

EA 279,173 238,190 4 57 57 297 10286

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 22 7 20,25 51 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 142 37 132,75 47 83,22 88,44 90,81

Matematik CCCc   DCEABBCECeA  cAeBBdABe E  E  a DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECecBbcacDeBbEaCADd BCDECCeEBCEDEEABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR B KATIL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,913 212,240 1 52 57 323 8544

SAY 199,637 257,310 37 172 197 1094 28217

EA 206,379 238,190 29 181 198 1086 28471

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,19 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 0,13 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,17 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,07 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 12 8,00 20 0,56 7,08 6,18

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,10 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,07 0,61 0,78

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,05 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,07 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,11 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 9 11,75 29 0,39 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 89 49 76,84 27 83,22 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAdcc    bd  DCD  d   A ac dBdB  CA C bb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C EC  aB B EBc E e Ab D   B  d   CBeeBca      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik             a               d b         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  EECe                   c        e    E 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ BARIŞ EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,283 212,240 43 244 277 1581 37347

SAY 185,825 257,310 43 214 244 1353 32790

EA 167,343 238,190 45 249 283 1579 37472

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 10 10 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 2 6 0,50 1 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 58 57 43,75 16 83,22 88,44 90,81

Matematik  C   d   a  c E  e        ed            

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri         E   e  a    cEB   edCcdC aEced c

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,963 212,240 45 249 283 1591 37676

SAY 183,583 257,310 44 217 249 1392 33413

EA 171,903 238,190 43 241 275 1533 36809

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 2 7 0,25 1

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 4 4 3,00 8 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 53 43 42,25 15 83,22 88,44 90,81

Matematik  Be        C  B a   d    Be             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eadCd   E        e        edCa e        

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN Y 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,263 212,240 38 228 255 1274 34231

SAY 188,398 257,310 42 205 233 1301 31888

EA 178,343 238,190 40 226 258 1460 35598

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Toplam: 280 57 26 50,50 18 83,22 88,44 90,81

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,893 212,240 7 102 112 630 17132

SAY 324,233 257,310 12 50 51 317 9939

EA 273,543 238,190 6 63 63 339 11410

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 1 4 0,00 0

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 19 9 16,75 56 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 22 10 19,50 49 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 4 9 1,75 13 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 19 21 13,75 34 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 131 53 117,75 42 83,22 88,44 90,81

Matematik DBaCDDeEbCAaEBaED A bAeBBBCeAe C    a BD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCCbbaDEbcDcBDaAeBDdbccbdeEaCcDECdEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,513 212,240 16 150 167 860 23866

SAY 299,848 257,310 13 65 67 428 12451

EA 245,123 238,190 14 114 119 638 18112

Katılımlar: 47 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 16 2 15,50 52

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 8,86 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,53 1,70 2,00

Matematik 40 16 4 15,00 38 10,39 10,34 10,89

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,04 2,39 2,65

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,80 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,17 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 11,01 8,81 9,77

Toplam: 280 110 35 101,25 36 83,22 88,44 90,81

Matematik  CCB a D   B C CDA EeAAcB ABe  B        

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri b cCDEB  b    DEBeADdaBeD eCaEdCEDEE ca 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,168 212,240 18 177 198 1006 27949

SAY 292,283 257,310 10 72 75 461 13236

EA 242,408 238,190 14 117 123 658 18790

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 17 5 15,75 53

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 18 2 17,50 44 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 6 6 4,50 35 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 106 48 94,00 34 96,89 88,44 90,81

Matematik  BCC DC  CA EBB D A d A   C A  CB    eB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri baCeE BaEde   DEAe DeaeEeCeE C DECEdBc c

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL TAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,328 212,240 15 114 125 680 18767

SAY 293,860 257,310 9 69 72 450 13080

EA 257,338 238,190 10 95 97 490 15078

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 15 12 12,00 40 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 19 16 15,00 38 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 3 8 1,00 7 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 118 53 104,75 37 96,89 88,44 90,81

Matematik CCCc EcDeEABBCECcA  abdBaAbdebEcCE  Ecea

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  cceccB Ebe AeDE eAD    c eCC cebD   BE 

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KIZIL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,960 212,240 21 208 235 1220 32424

SAY 247,627 257,310 14 116 124 666 18556

EA 236,719 238,190 15 123 131 711 20282

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 20 3 19,25 48 13,64 10,34 10,89

Toplam: 280 80 25 73,84 26 96,89 88,44 90,81

Matematik DcCCaDCECCACEaBEDBAEAAA                 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,020 212,240 19 188 214 1048 29268

SAY 212,600 257,310 16 155 170 932 24888

EA 196,060 238,190 20 196 219 1223 31251

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 21 7 19,25 64

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 3 13 -0,25 -1 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 6 16 2,00 5 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 80 63 64,25 23 96,89 88,44 90,81

Matematik bdCca c bcA d bC c    e  be   b C   dbDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri babebcaDda  e b   A         ba d DEbdBEa

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BİLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,003 212,240 12 100 110 611 16637

SAY 392,023 257,310 3 18 18 112 3669

EA 289,973 238,190 7 50 50 240 8167

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 26 4 25,00 63 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 148 26 141,50 51 96,89 88,44 90,81

Matematik  BCCaDCECCAdEBBED AEA AcdBC A CCB  D  B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECeEcaDcEDeABDEACBDAaBEDCCECCBDECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KABASAKAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 266,743 212,240 3 32 36 190 5569

SAY 220,837 257,310 15 145 156 850 23236

EA 269,256 238,190 8 72 74 371 12366

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,36 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 0,70 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,58 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 6 10,50 26 1,85 2,35 3,10

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 10 1 9,75 24 13,64 10,34 10,89

Toplam: 280 104 43 93,34 33 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EeddbB A DebDbCaEBdad A CaBCBCBCECAbCeAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CcEd a B  e BAE e  AdC            B CB C      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCCcDED     B EC       B                

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,428 212,240 11 98 108 604 16457

SAY 193,342 257,310 20 189 216 1215 30275

EA 220,979 238,190 17 156 170 923 24510

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 20 12,00 30 5,88 7,08 6,18

Toplam: 280 77 42 66,59 24 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAcaEACbeDb CcEBCaBdcaaBcdadBe C CbeAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,960 212,240 21 208 235 1220 32424

SAY 194,497 257,310 19 186 213 1183 29894

EA 182,509 238,190 22 218 249 1409 34699

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 61 24 55,09 20 96,89 88,44 90,81

Matematik                       e                 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri   b E                                   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE TÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,173 212,240 7 70 80 474 12817

SAY 380,543 257,310 5 22 22 146 4643

EA 302,928 238,190 6 36 36 179 5858

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 28 7 26,25 66 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 152 40 142,00 51 96,89 88,44 90,81

Matematik CCCcaaDD EABeCECDABE  ABBAABeaE CECD AcB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcceDbBDEbbDABDEB ADdaeeDEeCeEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENACARZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,913 212,240 17 154 173 898 25645

SAY 300,713 257,310 8 64 65 422 12376

EA 251,828 238,190 12 100 102 542 16442

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 20 5 18,75 47 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 110 38 100,50 36 96,89 88,44 90,81

Matematik DcCCDDCECCACcBBEDaA AAdB  e           B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DE Cc BDcbb eB EAbBDdaBEDC cCb D        

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜLTEKİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,313 212,240 23 243 276 1573 36991

SAY 199,145 257,310 17 173 198 1102 28360

EA 172,928 238,190 24 237 271 1521 36640

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 3 5 1,75 4 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 10 18 5,50 14 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 62 50 49,50 18 96,89 88,44 90,81

Matematik  BC         a a             A     c  ec 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bcdeddaDEaDbe  E    A    C dCaceEC cedbE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,860 212,240 16 135 148 795 21957

SAY 307,318 257,310 7 59 60 398 11668

EA 257,265 238,190 11 96 98 491 15099

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 20 9 17,75 44 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 18 18 13,50 34 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 120 55 106,25 38 96,89 88,44 90,81

Matematik CCCc b D  ABBdECDA bdAA  dABb  BCddD A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bEcCDEBbdde   DEc ADdaBeeECCedcabDEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 2 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ YERALTI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,578 212,240 24 254 290 1610 38390

SAY 278,808 257,310 12 89 93 528 14672

EA 211,835 238,190 19 174 188 1027 27023

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 6 19 1,25 4

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 6 21 0,75 2

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 5,88 7,08 6,18

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 21 5 19,75 49 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 90 74 71,50 26 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1                                d C      

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCa ED CcABBCEC AB BA a A cCcEB  C     

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDEcDEdDaAe E ddacEBbD CCCbBCEDEEccEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,553 212,240 14 111 122 674 18661

SAY 159,030 257,310 24 248 286 1602 38289

EA 179,590 238,190 23 224 256 1446 35293

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 9,50 24 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,36 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,70 0,61 0,78

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,07 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,14 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,58 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 13 11,75 29 1,85 2,35 3,10

Toplam: 280 61 52 48,00 17 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbEcedaDbDB A  DC  C  c daBdBCCaca  C   

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  eEC ddeB BEAaEDD Eddec dB     Cd B adBC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 2 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRCA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,933 212,240 13 101 111 629 17117

SAY 282,198 257,310 11 82 86 508 14328

EA 249,280 238,190 13 105 107 578 17067

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 1 3 0,25 3

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 5,88 7,08 6,18

Matematik-2 30 13 9 10,75 36 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 13 9 10,75 27 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 114 59 99,25 35 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEEAbBb  caD          A  cddBd   CAebC A

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik ecCdaDCECdACEaB  eb A A BB c            

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEaDEbee  DEAb DedBED CEa  DEd  ecE 

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KARAKÖSE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,625 212,240 9 76 86 494 13443

SAY 390,235 257,310 4 19 19 121 3809

EA 303,415 238,190 5 35 35 177 5760

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 28 4 27,00 68 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 153 31 145,25 52 96,89 88,44 90,81

Matematik CCCBa eDCEABBCECDAB BeA BAABbD  CE   ADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBeEd DABDEcebDdEBeDEeCdEdCEDEEABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ METİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,125 212,240 10 77 87 499 13619

SAY 193,342 257,310 20 189 216 1215 30275

EA 227,911 238,190 16 139 152 828 22608

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 5,88 7,08 6,18

Toplam: 280 78 37 68,84 25 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAcaEbCaBbDcbDEBCaB Ac  BdaC   aACCbb 

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 3 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,218 212,240 6 65 73 419 10737

SAY 446,435 257,310 1 4 4 18 498

EA 334,203 238,190 3 19 19 63 1842

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 36 3 35,25 88 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 174 22 168,50 60 96,89 88,44 90,81

Matematik DBCCeDCECCACEBBED AEAAABBBCDABCCBEbDaABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEBDEdeDABDEAeBDdEBEDCCECCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,233 212,240 20 199 225 1084 30265

SAY 197,808 257,310 18 176 201 1125 28731

EA 187,623 238,190 21 211 239 1345 33402

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Toplam: 280 65 27 58,25 21 96,89 88,44 90,81

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF KASIMOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,050 212,240 2 29 33 173 5106

SAY 183,150 257,310 22 218 250 1413 33543

EA 260,273 238,190 9 91 93 463 14438

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 15 9 12,75 43

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,36 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,70 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,58 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 1,85 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,64 10,34 10,89

Toplam: 280 92 47 80,25 29 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EeAAcBEACDeaDDCDEBCaBdABCBBdBdBCECACbeAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2                      C            BDCBdC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik e                 d                     

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SAKCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,815 212,240 8 71 81 477 12937

SAY 372,828 257,310 6 27 27 166 5334

EA 307,425 238,190 4 27 27 152 5113

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 29 0 29,00 97

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 29 4 28,00 70 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 148 35 139,25 50 96,89 88,44 90,81

Matematik DBCCaDed CACEBBED AEAAABBBeDAB CB  D  BD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DE Cc BDcbb eB EAbBDdaBEDCeEeCBDbacEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,620 212,240 4 36 40 212 6079

SAY 175,185 257,310 23 229 262 1532 35554

EA 220,308 238,190 18 159 173 937 24685

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 5,88 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,36 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,70 0,61 0,78

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,07 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,14 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,58 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 10 16,50 41 1,85 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 1 0 1,00 3 13,64 10,34 10,89

Toplam: 280 84 45 72,75 26 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEAAaEbeaBDA E CB Ca A  cB  Cd  CAcCCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2   ECb   B BE BEDbebCEAe EBeccE CdCB Cc C      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,493 212,240 1 16 19 99 2973

SAY 252,735 257,310 13 112 117 637 17826

EA 345,195 238,190 2 14 14 39 1089

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,70 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,69 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 1,45 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,04 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 5,88 7,08 6,18

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 16 6 14,50 36 13,64 10,34 10,89

Toplam: 280 125 32 117,00 42 96,89 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAcaEACDcDDDCDEBCaBCABCBBCB BCECACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBabcDCEAB C CDb a A  BA B  b         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPNUR DOĞANER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,545 212,240 5 59 66 377 9831

SAY 431,313 257,310 2 8 8 39 1125

EA 347,380 238,190 1 12 12 34 976

Katılımlar: 24 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 11,35 8,64 8,89

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,28 1,70 2,00

Matematik 40 39 1 38,75 97 13,64 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,12 2,39 2,65

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,55 2,65 3,26

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,90 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 10,57 8,81 9,77

Toplam: 280 172 28 165,00 59 96,89 88,44 90,81

Matematik DBCCDDeECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCecEBDEEecABDEAeBDAEeEDCeEdCBDbCEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKKANLI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,945 212,240 2 89 99 548 14945

SAY 375,310 257,310 3 26 26 160 5114

EA 298,920 238,190 2 37 37 191 6540

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 6 4 5,00 50

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 22 8 20,00 67 20,19 8,64 8,89

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,81 1,70 2,00

Matematik 40 29 9 26,75 67 26,00 10,34 10,89

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,25 2,39 2,65

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,19 2,65 3,26

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,94 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 21,38 8,81 9,77

Toplam: 280 150 48 138,00 49 132,94 88,44 90,81

Matematik DBCCaaCECCACdBdEDcAEAAbBBBbcAB CBEED AdD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DbCCEEBDEaebbeDEACcDcaBEDeCECCaDEaEEBcaE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ATILMIŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,755 212,240 3 115 126 688 18994

SAY 378,338 257,310 2 23 23 148 4838

EA 294,275 238,190 3 47 47 223 7375

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 20,19 8,64 8,89

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,81 1,70 2,00

Matematik 40 30 6 28,50 71 26,00 10,34 10,89

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,25 2,39 2,65

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,19 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 8,94 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 21,38 8,81 9,77

Toplam: 280 146 47 134,25 48 132,94 88,44 90,81

Matematik CCCcDEDDCEABBCECDA EBAAeBbcBb  B ECDaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDEBecbbDcBDEcCADddBCDEeCdEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL MELİK ASLAY 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,470 212,240 4 116 127 694 19115

SAY 307,025 257,310 4 60 61 400 11697

EA 262,715 238,190 4 85 87 430 13866

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 18 7 16,25 54 20,19 8,64 8,89

Geometri 10 2 4 1,00 10 5,81 1,70 2,00

Matematik 40 20 11 17,25 43 26,00 10,34 10,89

Fizik 14 6 7 4,25 30 6,25 2,39 2,65

Kimya 13 3 10 0,50 4 6,19 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 8,94 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 17 22 11,50 29 21,38 8,81 9,77

Toplam: 280 124 58 109,50 39 132,94 88,44 90,81

Matematik DcCCa CECCACEaBEDBAEAbd  a  bB  BEc dcd 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DabbEcB cEDebBbEAd*ce*ecDeeEaCcDECEaBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS SOLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,895 212,240 1 75 85 490 13313

SAY 404,425 257,310 1 14 14 81 2730

EA 316,205 238,190 1 24 24 112 3879

Katılımlar: 4 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 20,19 8,64 8,89

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,81 1,70 2,00

Matematik 40 33 6 31,50 79 26,00 10,34 10,89

Fizik 14 9 5 7,75 55 6,25 2,39 2,65

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,19 2,65 3,26

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 8,94 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 21,38 8,81 9,77

Toplam: 280 159 36 150,00 54 132,94 88,44 90,81

Matematik CCCcaEDDCEABBCECDABEeAABBdABe bBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEbCDEBbEbeDcBDEB ADdEBecECCCEBCEDEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÖKHAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,448 212,240 1 192 218 1062 29796

SAY 281,888 257,310 1 83 87 510 14359

EA 233,210 238,190 1 128 136 751 21203

Katılımlar: 1 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,00 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 3,00 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 4 3,00 8 3,00 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,25 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 3 1,25 3 1,25 2,35 3,10

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 16,25 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 1,70 2,00

Matematik 40 18 3 17,25 43 17,25 10,34 10,89

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,00 2,39 2,65

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 7,50 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 19 10 16,50 41 16,50 8,81 9,77

Toplam: 280 96 39 86,25 31 86,25 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1  cEbee     D          AB                

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2                                   B acBe      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik DcCCbDCECC  EBB DB  A     CcAB C        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eECCEc  Eb cA DEAd b EBcc  EC BD dEEBcE 

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,445 212,240 1 74 84 484 13094

SAY 404,885 257,310 1 13 13 80 2705

EA 320,945 238,190 1 22 22 95 3258

Katılımlar: 1 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 26,50 8,64 8,89

Geometri 10 7 2 6,50 65 6,50 1,70 2,00

Matematik 40 34 4 33,00 83 33,00 10,34 10,89

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 2,39 2,65

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,75 2,65 3,26

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,75 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 25,00 8,81 9,77

Toplam: 280 159 34 150,50 54 150,50 88,44 90,81

Matematik CCCBaEDDCEABBCECDABEcAABBAABC bBCEbD ADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CabeDEBDbbeDABDEBCADAaBCDECCeEdCEDEEcBac

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,338 212,240 25 42 46 261 7152

SAY 198,277 257,310 22 175 200 1120 28586

EA 263,011 238,190 27 84 86 423 13788

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 2 2 1,50 25 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 1 1,75 4 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 88 32 80,09 29 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1  aE AeEDCDaDAcEDbBaCdCAB  BCBa BECAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik     e               AA                  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,180 212,240 33 82 92 520 14001

SAY 188,128 257,310 30 207 235 1308 31979

EA 238,753 238,190 31 120 127 694 19742

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 5 3 4,25 11 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 71 27 64,25 23 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAbaEACbBc  CaEdCaB A CcBdB B aCACC AD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik  CCBa D       a          e   D          

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,770 212,240 37 107 117 649 17646

SAY 147,923 257,310 42 257 296 1623 39066

EA 166,408 238,190 43 252 286 1585 37583

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 5 10,75 27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 0 0 0,00 0 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 5 16,75 42 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 49 24 43,00 15 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1            DAD   a  d   CdedBCaB CAdCCbc

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 a Eb CEABABEABEDDCbebA              C BC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 350,638 212,240 3 4 4 15 612

SAY 185,295 257,310 33 215 245 1361 32942

EA 274,605 238,190 17 61 61 322 11192

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 9 6 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 7 28,25 71 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 3 1,25 3 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 116 39 106,25 38 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bcEAABEDCDaDADEDCBCCcCABCBBCBCCBECbeCCDb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 CBabDCEABABEABEbDC bbADDEBeDDE aB BDCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik   Cd         d    A c                   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 309,280 212,240 9 11 14 69 2196

SAY 209,557 257,310 15 157 174 965 25666

EA 272,204 238,190 19 66 67 351 11708

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 9 19,75 49 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 6 1 5,75 14 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 114 44 103,09 37 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAbaEAbDdDbcCDEBdCB A CaBdBCBCECACbebD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C EdBCEBcBeEad  CDeAb b EeBD B C CB CBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCCcDED                                 

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 2 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,200 212,240 39 129 140 765 20994

SAY 168,905 257,310 38 241 276 1566 36819

EA 193,938 238,190 37 199 222 1248 31802

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 5 7,75 19 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 3 1 2,75 7 6,89 10,34 10,89

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,03 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,01 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 -0,03 8,81 9,77

Toplam: 280 63 50 50,50 18 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbEAAcE bDBb   D   de A  cB  aa  CAeCC b

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2   Eb CE   BEdB eD b Ec           C            

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik             E B                     c B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri  a e    a                      c    e   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 1 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 0 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,330 212,240 16 20 23 127 3644

SAY 294,038 257,310 2 68 71 449 13058

EA 352,360 238,190 7 7 7 26 759

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 2 12,50 63

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 2 6 0,50 5 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 23 10 20,50 51 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 141 35 132,25 47 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbAcBcACDcDaDCDEBCaB b CcdCB  CaCACCAAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik eCCcaEDDCEABBCECDA E A  BAABe EBdd bae e

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 294,978 212,240 13 17 20 103 3060

SAY 199,130 257,310 21 174 199 1104 28363

EA 263,695 238,190 26 83 85 418 13647

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 6 2 5,50 28

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 1 13,75 34 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 3 1,25 3 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 103 31 95,25 34 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EeeAcBEACDBDbDCDEBdaB A acBCBC   CACCAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C E   E    EB E  D      ECa  B    B C AC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik   Cc         d                      Ec  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 0 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 277,038 212,240 18 22 26 152 4516

SAY 178,668 257,310 35 223 255 1505 34705

EA 215,483 238,190 34 167 181 990 26066

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 4 4 3,00 10

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 8 22,00 55 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 91 45 79,75 28 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAcaEbCDeaacC EBdaB A acBdeCBC CACCecb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CaEC eEBAaAEBAE eDDAdb  EeBD B  ECB CBeC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 305,528 212,240 11 13 16 81 2398

SAY 281,810 257,310 5 84 88 511 14365

EA 369,145 238,190 5 5 5 13 414

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 27 1 26,75 89

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 21 5 19,75 49 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 140 31 132,25 47 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAABEaCDeDADEDCBCCBCABdBBCBCeBECAeCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DBCC DCa  A E BED A dAA Bca ABCC     cBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN BEDİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,498 212,240 10 12 15 75 2292

SAY 262,753 257,310 7 103 107 588 16552

EA 366,338 238,190 6 6 6 16 460

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 0 16,00 53

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 6 0 6,00 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 17 0 17,00 57 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 18 0 18,00 45 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 128 15 124,25 44 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AbEAABEDCDBDAcEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCeA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik D CC  CE C C B EDBAEA AB  C   C         

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜKS L 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,948 212,240 41 138 152 811 22364

SAY 170,928 257,310 37 235 268 1552 36424

EA 198,300 238,190 36 194 216 1189 30708

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 7 6 5,50 18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 60 36 51,00 18 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dcEcAea aDBDA  D   C  A  aBdBC      CC e

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 b EC  E                                       

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 0 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,805 212,240 32 78 88 503 13742

SAY 195,493 257,310 24 183 209 1165 29421

EA 248,450 238,190 29 107 110 584 17250

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 7 11 4,25 14

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 5 0 5,00 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 9 6 7,50 19 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 80 53 66,75 24 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbeEBEACDebccCDEBC a A CaBda BC CACbAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBa c d ABd  a A      B d   E         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,150 212,240 34 91 101 561 15271

SAY 154,245 257,310 40 252 291 1611 38696

EA 171,353 238,190 40 242 276 1536 36891

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 14 8,50 21 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 4 18,00 45 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 3 1,25 3 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 61 54 47,50 17 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EeAcEBEdbDc   b E b   Ad dBd d    ACCebb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C E    B    BAEb DDAbC  Ee DDd   CB CBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik       c       E      A     d       c    

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,198 212,240 22 34 38 201 5908

SAY 238,790 257,310 12 129 139 725 20002

EA 307,255 238,190 12 29 29 154 5143

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 11 8 9,00 30

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 15 7 13,25 33 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 110 41 99,75 36 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bEEbceEDdaaDAcEbCBCCcCABdBBCBCCBECAACCeA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DcaC aCEC A EBa D A bAA   a  B C  b   B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ DEMİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,023 212,240 21 31 35 187 5525

SAY 230,660 257,310 13 133 143 778 21402

EA 303,603 238,190 14 34 34 173 5725

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 12 6 10,50 26 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 108 39 98,25 35 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AbEcAeEDCDBDADEDCBCCBbAddBB BaCBdCAAbCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DcCCaD  CC C    D c A bdBBe  B          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,868 212,240 28 48 52 285 7643

SAY 200,383 257,310 20 170 195 1081 28033

EA 261,193 238,190 28 88 90 448 14194

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 4 5 2,75 7 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 89 38 79,50 28 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAebBdACDBDa CbEBCCB ABCcBdB  CaCACC bb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik eeaBDa         C e       A              

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,278 212,240 27 47 51 275 7474

SAY 204,820 257,310 19 164 183 1027 26812

EA 266,123 238,190 23 75 77 393 13076

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 5 4 4,00 10 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 90 33 81,75 29 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAecabACDB DDCaEBCCB ABCcBde  C CACC Ab

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik bCCc      A    C b    e     C           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,230 212,240 36 103 113 641 17426

SAY 187,073 257,310 31 212 242 1326 32303

EA 224,965 238,190 32 146 160 871 23412

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 3 3 2,25 6 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 73 44 62,00 22 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EbbcbaEACbBDbDCaEBdaB AcacBCa    CACCeA 

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik dCCc      A d                           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 292,625 212,240 14 18 21 113 3219

SAY 303,288 257,310 1 62 63 413 12108

EA 380,110 238,190 4 4 4 11 301

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 10 1 9,75 49

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 29 2 28,50 71 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 141 23 135,25 48 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAec bACDBDDcCDEBCCBCA CBBCBdaCECACbAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBaE DCEAB CECDAB  AABBAABe  B ECD  DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÜÇKUŞ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 313,393 212,240 7 9 12 58 1964

SAY 190,588 257,310 29 198 225 1263 31194

EA 269,600 238,190 22 71 73 370 12296

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 15 7 13,25 44

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 5 18,75 47 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 3 3 2,25 6 6,89 10,34 10,89

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,03 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 -0,01 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 -0,03 8,81 9,77

Toplam: 280 108 47 96,25 34 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAbEBEACDeaDDCDEBCCBCcaCBBdBCBacCACCAbD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDECBaEBcBAEaAEECDbAEb D          B  B        

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik e Cc  D     B d                         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri    e                             c   B  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 1 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,790 212,240 31 72 82 478 12948

SAY 193,342 257,310 25 189 216 1215 30275

EA 188,254 238,190 38 209 237 1334 33243

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 21 1,75 4 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 83 54 69,59 25 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 Ebdc B   bBD  abbcd   A dedecbeaca CCe b

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C dd aEBdd EaAEEeDe      CBbe  dECB CB C      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 2 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 2 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 279,583 212,240 17 21 25 144 4270

SAY 220,193 257,310 14 148 159 857 23362

EA 304,785 238,190 13 33 33 169 5520

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 11 6 9,50 32

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 9 0 9,00 45

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 8 7 6,25 16 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 107 34 98,50 35 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AEEdAdEDCDBDADEDCBbCBCcBdBBCBCCBECAdeCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik acCe     CAd B E  A deA  c   B          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER KARABIYIK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,300 212,240 30 63 70 391 10147

SAY 190,890 257,310 28 197 224 1258 31094

EA 241,215 238,190 30 118 125 671 19115

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 10 7 8,25 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 11 1,25 4 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 4 12 1,00 3 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 85 58 70,50 25 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bcdbceaDdaaDAcdDCBCCaCABCc CBCCBECAACCeb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  eCCee dedc a  E   E  c     cc         e

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,408 212,240 38 121 132 713 19567

SAY 143,360 257,310 43 258 297 1627 39261

EA 168,368 238,190 41 246 280 1573 37323

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 21 10,75 27 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 56 66 39,50 14 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dcEdAeaabDB A EaCedCc ABCBBdBCbeaadbbdbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 adECaCEeBbBEcddDD aebA         CBCBeCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 2 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SENAY TURHAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,303 212,240 20 27 31 163 4912

SAY 240,905 257,310 11 124 134 708 19619

EA 319,118 238,190 10 23 23 101 3476

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 15 5 13,75 34 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 113 37 103,75 37 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AEEdAcEaCDBDADEDCBeC CABCcBdBC B CAAbCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik ccCCeDC  C CEB ED A   A B b    C    aA  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL Y 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 429,578 212,240 1 1 1 1 10

SAY 280,673 257,310 6 86 90 519 14488

EA 384,010 238,190 2 2 2 9 264

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 35 4 34,00 85 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 16 10 13,50 45 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 21 12 18,00 45 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 183 42 172,50 62 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AEEAAeEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAbCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 CBECcCEABABEABEDeCECEADDEBCDDE aBCBDaABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik DcaCDDCECCA cBdcDBe be B BebAB CBE c ABc

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,345 212,240 43 248 282 1587 37507

SAY 156,270 257,310 39 250 289 1609 38538

EA 166,413 238,190 42 251 285 1584 37581

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 23 6,25 16 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 6 0,50 1 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 45 60 30,00 11 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ecEcAecbbcaDbDEDCBadcaABC  d eedc bAb ab

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  eC    c   d     e  e      c B          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN EGE GÜLŞEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 323,813 212,240 4 6 9 45 1479

SAY 289,230 257,310 4 75 79 474 13555

EA 385,270 238,190 1 1 1 8 252

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 12 0 12,00 60

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 20 5 18,75 47 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 147 19 142,25 51 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAEeEACbBDDDCDEBCC dABCBBCBCBCECACCdAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCB  DDC A BCECc e aAb  eABC  BCE     B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,740 212,240 23 37 41 235 6575

SAY 206,428 257,310 17 161 180 1011 26429

EA 272,788 238,190 18 65 65 347 11570

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 12 7 10,25 34

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 7 12 4,00 13 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 7 15 3,25 8 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 98 50 85,50 31 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebEAAeEDCDaDADED BeCa ABdBBdBCCBaCAeCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik baCea CECCdecBc  dA d e   a   be  d     

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 291,748 212,240 15 19 22 114 3277

SAY 259,030 257,310 9 107 111 604 17004

EA 351,423 238,190 8 8 8 28 792

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 20 6 18,50 46 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 124 28 117,00 42 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAbBEDCDBDAaEDCBCCBCABCBBeBCCB CAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  BCCaDC eCACb cE  AEAA    bcABCC E    BD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖNEMLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,120 212,240 35 99 109 609 16582

SAY 191,242 257,310 27 196 223 1252 30979

EA 220,721 238,190 33 157 171 930 24583

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 8 12,00 30 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,89 10,34 10,89

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,03 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,01 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 -0,03 8,81 9,77

Toplam: 280 76 42 65,59 23 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bcEbAB                  CBcdBCCBdCAeCCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2          c                                    

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik           b                             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri  b ed  ad   A              dbb c     b E

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 310,895 212,240 8 10 13 65 2093

SAY 293,573 257,310 3 70 73 452 13103

EA 382,320 238,190 3 3 3 10 278

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 24 0 24,00 80

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 0 14,00 70

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 24 6 22,50 56 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 145 26 138,50 49 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbAcBEACDBD eCDEBCCBCA CBBCBCdCECACCAAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBaEcDCEAB C CDA EdAABBAABeDE      b c

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAYAKÇALAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 274,453 212,240 19 23 27 155 4775

SAY 196,797 257,310 23 180 205 1140 29040

EA 286,256 238,190 15 51 51 257 8851

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,90 62

Tarih-1 5 3 1 3,09 62

Coğrafya-1 5 1 2 0,85 17

Felsefe 5 2 2 1,62 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,25 85

TYT Sosyal 20 11 5 9,81 49

Matematik-1 30 13 3 11,98 40

Geometri 10 2 1 1,28 13

TYT Matematik 40 14 4 13,27 33

Fizik 7 2 2 1,78 25

Kimya 7 3 1 2,44 35

Biyoloji 6 3 1 2,40 40

TYT Fen 20 8 4 6,62 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 2 2 1,50 4 6,89 10,34 10,89

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,03 2,39 2,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,65 3,26

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,01 3,76 3,86

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,03 8,81 9,77

Toplam: 280 95 32 87,09 31 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAABcDCDBcADEaCBCCcCABCBBCBCCBaCAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  c C     C    e                         

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri                                        a

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN BAYKAL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 352,933 212,240 2 3 3 13 567

SAY 186,538 257,310 32 213 243 1336 32494

EA 265,505 238,190 24 80 82 401 13209

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 32 7 30,25 76 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 118 40 108,00 39 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EbAbcaEACDBDDDCDEBdCa A CBBCBCBCECACCbAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CcECBCEBABAEBdEECeDAECDDECaDDd aECBDCBAa      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik   e                     d               

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,435 212,240 40 134 147 786 21700

SAY 171,580 257,310 36 234 267 1546 36297

EA 200,528 238,190 35 189 211 1157 30092

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 10 12,50 31 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 1 1 0,75 2 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 59 29 51,75 18 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ecEAAd  baeb  E CB CB A   a  a c  AACCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2        e A EcaE  C                            

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik a C                                     

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,128 212,240 42 173 193 967 27591

SAY 150,110 257,310 41 255 294 1617 38971

EA 176,110 238,190 39 234 266 1486 36059

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

Matematik-1 30 8 14 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 14 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 23 11,25 28 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 26 5,50 14 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 62 100 37,00 13 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbcccdACDeaaaCeEBCbddcebaBCeCaCaaACCAba

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 bbEad aB BeaaAEbCDeccbDbceabbebabCBeCebC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik  d  e       a                           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 2 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 1 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 2 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 1 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,578 212,240 24 40 44 247 6792

SAY 206,043 257,310 18 162 181 1016 26528

EA 270,548 238,190 21 68 70 360 12090

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 16 0 16,00 53

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 4 3 3,25 8 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 91 25 84,75 30 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 dcEAABEDaDBDADE CBaCa AdC BdBC a CAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  ceC          B D A       e             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SUCU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,140 212,240 12 15 18 84 2476

SAY 247,710 257,310 10 115 123 665 18544

EA 347,563 238,190 9 11 11 33 967

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 13 11 10,25 34 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 16 14 12,50 31 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 129 45 117,75 42 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAAdcBEACDBDDDCbEBCCBCABCBBCBCBCECACCeAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCcaccDC  BBCEC A  eedcBccBe  cC   cAcB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YALI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 318,080 212,240 6 8 11 50 1740

SAY 183,125 257,310 34 219 251 1414 33551

EA 264,693 238,190 25 82 84 410 13407

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 3 21,25 53 6,70 2,35 3,10

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 1 0 1,00 3 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 102 26 95,50 34 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbEAAeEaCeBDADEDCBCCBCABCBBdBCCddCA CCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 aBECcCEABABEABEDD   bA            BDCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 1 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÇOKSEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,553 212,240 26 46 50 272 7443

SAY 262,483 257,310 8 105 109 590 16585

EA 314,320 238,190 11 25 25 117 4142

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 20 7 18,25 61

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 22 3 21,25 53 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 116 51 103,25 37 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbAcBcACDcDa*C EBCaB b CcdCB  CaCACCAAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik eCCcaEDDCEABBCECDA E A  BAAB     E      

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,345 212,240 29 49 53 307 8046

SAY 208,225 257,310 16 160 177 982 25985

EA 270,728 238,190 20 67 69 357 12047

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 6 7 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 22,41 7,08 6,18

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 6,12 8,64 8,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,77 1,70 2,00

Matematik 40 8 2 7,50 19 6,89 10,34 10,89

Toplam: 280 89 35 80,25 29 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 EAbccaEbCDeDaDCeEBCC  AdCaBdBCBCECACCAbD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCcDED                B b  C           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 322,763 212,240 5 7 10 47 1518

SAY 192,545 257,310 26 195 222 1232 30600

EA 275,575 238,190 16 59 59 319 11036

Katılımlar: 43 258 297 1641 40452

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,57 0,92 0,82

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,65 3,20 2,75

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,56 1,79 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,63 1,17 0,95

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 22,41 7,08 6,18

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 2,16 0,78 1,09

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,95 0,61 0,78

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,66 0,22 0,33

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,58 0,21 0,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,35 0,53 0,61

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 6,70 2,35 3,10

Toplam: 280 110 34 101,50 36 89,05 88,44 90,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebEAABcbCDBDADEDCBCCB ABCBBCBa B CAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 CaEC CEAB BE BEbD abbA DbBe  E   CB d BC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
