
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

1 0 MELİS GÜNAY 11S 35 5 33,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 100 20 95,00 425,757 3436

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 36 3 35,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 3 25,25 4 5 2,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 95 18 90,50 412,948 5694

3 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 1 25,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 92 10 89,50 409,077 6507

4 0 FURKAN SAYAR 11S 30 10 27,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 7 2 6,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 94 22 88,50 407,672 6805

5 0 UMUT ÖZKÖYLÜ 11S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 2 22,50 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 90 15 86,25 400,604 8472

6 0 EZGİ KAPAR 11S 33 4 32,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 1 24,75 1 2 0,50 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 88 13 84,75 395,392 9698

7 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 34 6 32,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 24 1 23,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 89 21 83,75 392,592 10410

8 0 EMİR BARLAS 11S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 6 3 5,25 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 90 28 83,00 389,591 11213

9 0 ERAY YILMAZ 11S 31 6 29,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 17 6 15,50 8 1 7,75 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 81 25 74,75 365,748 17884

10 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 35 4 34,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 79 21 73,75 362,454 18865

11 0 NACİ KAAN KORALP 11S 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 78 26 71,50 356,160 20767

12 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 29 5 27,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 18 2 17,50 5 1 4,75 6 0 6,00 5 0 5,00 3 0 3,00 73 11 70,25 353,175 21757

13 0 TEZEL ALP 11S 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 6 16,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 77 28 70,00 352,201 22096

14 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 30 7 28,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 22 2 21,50 3 3 2,25 2 2 1,50 3 3 2,25 6 0 6,00 75 23 69,25 349,309 22997

15 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 18 3 17,25 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 76 28 69,00 349,303 23001

16 0 MEHMETCAN BUHARALI11 27 13 23,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 21 4 20,00 6 2 5,50 2 1 1,75 4 2 3,50 3 2 2,50 76 27 69,25 348,994 23086

17 0 EGEMEN YILMAZ 11S 29 7 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 6 18,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 3 2,25 6 0 6,00 74 21 68,75 347,817 23464

18 0 CEYLİN ÇETİN 11S 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 15 2 14,50 2 4 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 73 19 68,25 346,338 23964

19 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 20 5 18,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 74 24 68,00 344,397 24566

20 0 HAMZA ENES 11 30 9 27,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 18 5 16,75 1 0 1,00 2 4 1,00 5 2 4,50 5 1 4,75 72 27 65,25 337,749 26713

21 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 71 27 64,25 334,373 27808

22 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 18 7 16,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 71 32 63,00 330,393 29180

23 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 25 4 24,00 5 3 4,25 67 20 62,00 325,990 30697

24 0 NİSANUR YÜM 11S 28 9 25,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 4 17,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 64 20 59,00 318,614 33399

25 0 İREM KUL 11E 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 12 1 11,75 2 5 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 63 20 58,00 314,508 34996

26 0 EFE ERFİDAN 11 31 7 29,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 60 11 57,25 312,085 35922

27 0 AHMET ÇİÇEK 11S 25 7 23,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 1 1,75 1 0 1,00 60 15 56,25 309,443 36909

28 0 HASAN TUNÇ 11 26 11 23,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 15 7 13,25 1 2 0,50 2 4 1,00 3 1 2,75 5 1 4,75 63 32 55,00 307,450 37644

29 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 5 5,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 59 23 53,25 301,375 39946
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

30 0 BERKAY KORKMAZ 11 22 11 19,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 1 17,75 2 2 1,50 3 3 2,25 3 1 2,75 59 25 52,75 300,154 40407

31 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ11S 27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 7 14,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 61 33 52,75 299,693 40591

32 0 ORHAN KARASOY 11S 28 7 26,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 4 2 3,50 55 17 50,75 294,061 42829

33 0 BEGÜM KARADAVUT 11S 28 10 25,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 54 13 50,75 293,971 42866

34 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 26 9 23,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 15 3 14,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 54 17 49,75 290,310 44355

35 0 BÜŞRA SART 11S 28 10 25,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 4 9,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 55 25 48,75 288,014 45212

36 0 ECRİN HA 11A 29 8 27,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 49 14 45,50 278,186 49125

37 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 18 8 16,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 12 7 10,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 49 18 44,50 276,088 49976

38 12 BEREN SU CANAL 11S 25 9 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 6 0 6,00 49 20 44,00 275,679 50119

39 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 11E 26 12 23,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 0 3,00 50 26 43,50 273,753 50860

40 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 30 10 27,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 51 30 43,50 272,574 51297

41 0 HAMZA BAŞARAN 11S 18 10 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 14 2 13,50 3 3 2,25 4 0 4,00 48 22 42,50 270,487 52086

42 0 BERİL UMURKAN 11S 25 5 23,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 44 12 41,00 265,366 54004

43 0 İREM NUR DÖNMEZ 11 27 11 24,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 47 28 40,00 262,663 55046

44 0 ENES KOCA 11S 25 10 22,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 44 17 39,75 261,182 55628

45 0 SELMAN BURDURLU 11S 20 7 18,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 41 22 35,50 249,124 60138

46 0 ALİ ÇELİK 11S 15 12 12,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 40 29 32,75 242,772 62181

47 0 DURU GEZER 11 24 11 21,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 2 4,50 31 15 27,25 224,319 67000

48 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ11S 18 6 16,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 4 7 2,25 31 18 26,50 222,277 67405

49 0 EYLÜL KURTKAN 11E 20 16 16,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 28 24,00 214,763 68828

50 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 11 19 17 14,75 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 28 18 23,50 213,665 69012

51 0 ENES KUMRULAR 11 18 18 13,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 29 23 23,25 212,842 69149

52 0 BATUHAN KARASU 11S 12 14 8,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 14 3,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 33 41 22,75 211,793 69325

53 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11 14 5 12,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 10 19,50 202,012 70718

54 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 16 10 13,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 21 19 16,25 192,867 71758

55 0 İLHAN ERDAM CANGÜL 11A 13 7 11,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 17 15,75 190,791 71944

56 0 BELİNAY KURTKAN 11S 9 7 7,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 15 14,25 186,803 72307

57 0 YAĞIZ ATAŞ 11F 9 17 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 20 43 9,25 171,828 73461

58 0 FATMA NUR ÖCEL 11S 10 4 9,00 10 4 9,00 171,121 73489
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

59 0 CEYLİN ÖZDO *N 11S 6 7 4,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 7 10 4,50 157,926 74216

60 0 KANTAŞLI 11 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 5 3 4,25 157,588 74222

61 0 MURAT ERTÜRK 11S 2 16 -2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 0 5 -1,25 9 32 1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

1 0 MELİS GÜNAY 11S 35 5 33,75 13 7 11,25 36 4 35,00 16 4 15,00 100 20 95,00 425,757 1 11 14 104 3436

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 36 3 35,25 12 6 10,50 30 8 28,00 17 1 16,75 95 18 90,50 412,948 2 19 24 157 5694

3 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 34 6 32,50 17 3 16,25 29 1 28,75 12 0 12,00 92 10 89,50 409,077 1 26 31 178 6507

4 0 FURKAN SAYAR 11S 30 10 27,50 12 7 10,25 33 4 32,00 19 1 18,75 94 22 88,50 407,672 3 29 34 185 6805

5 0 UMUT ÖZKÖYLÜ 11S 33 6 31,50 14 5 12,75 26 3 25,25 17 1 16,75 90 15 86,25 400,604 4 37 42 226 8472

6 0 EZGİ KAPAR 11S 33 4 32,00 15 2 14,50 26 3 25,25 14 4 13,00 88 13 84,75 395,392 5 40 45 253 9698

7 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 34 6 32,50 13 6 11,50 27 4 26,00 15 5 13,75 89 21 83,75 392,592 6 45 50 274 10410

8 0 EMİR BARLAS 11S 33 6 31,50 14 6 12,50 31 8 29,00 12 8 10,00 90 28 83,00 389,591 7 50 55 294 11213

9 0 ERAY YILMAZ 11S 31 6 29,50 12 5 10,75 25 7 23,25 13 7 11,25 81 25 74,75 365,748 8 77 88 463 17884

10 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 35 4 34,00 11 6 9,50 22 7 20,25 11 4 10,00 79 21 73,75 362,454 9 81 94 494 18865

11 0 NACİ KAAN KORALP 11S 28 9 25,75 14 5 12,75 24 6 22,50 12 6 10,50 78 26 71,50 356,160 10 91 104 541 20767

12 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 29 5 27,75 7 3 6,25 23 3 22,25 14 0 14,00 73 11 70,25 353,175 11 93 107 571 21757

13 0 TEZEL ALP 11S 30 10 27,50 15 4 14,00 18 8 16,00 14 6 12,50 77 28 70,00 352,201 12 95 110 580 22096

14 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 30 7 28,25 9 6 7,50 25 5 23,75 11 5 9,75 75 23 69,25 349,309 13 101 116 604 22997

15 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 29 10 26,50 12 8 10,00 21 5 19,75 14 5 12,75 76 28 69,00 349,303 14 102 117 605 23001

16 0 MEHMETCAN BUHARALI11 27 13 23,75 13 3 12,25 27 6 25,50 9 5 7,75 76 27 69,25 348,994 1 103 118 609 23086

17 0 EGEMEN YILMAZ 11S 29 7 27,25 14 3 13,25 21 8 19,00 10 3 9,25 74 21 68,75 347,817 15 104 120 618 23464

18 0 CEYLİN ÇETİN 11S 33 7 31,25 14 4 13,00 15 2 14,50 11 6 9,50 73 19 68,25 346,338 16 107 124 634 23964

19 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 34 6 32,50 13 7 11,25 22 8 20,00 5 3 4,25 74 24 68,00 344,397 2 115 132 651 24566

20 0 HAMZA ENES 11 30 9 27,75 11 6 9,50 19 5 17,75 12 7 10,25 72 27 65,25 337,749 2 130 148 717 26713

21 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 10 25,50 16 2 15,50 17 6 15,50 10 9 7,75 71 27 64,25 334,373 17 136 154 739 27808

22 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 31 9 28,75 13 6 11,50 18 8 16,00 9 9 6,75 71 32 63,00 330,393 18 144 164 776 29180

23 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 28 11 25,25 9 2 8,50 30 7 28,25 67 20 62,00 325,990 19 154 175 815 30697

24 0 NİSANUR YÜM 11S 28 9 25,75 11 4 10,00 18 4 17,00 7 3 6,25 64 20 59,00 318,614 20 171 195 902 33399

25 0 İREM KUL 11E 33 6 31,50 14 5 12,75 14 6 12,50 2 3 1,25 63 20 58,00 314,508 3 178 203 947 34996

26 0 EFE ERFİDAN 11 31 7 29,25 14 1 13,75 15 3 14,25 60 11 57,25 312,085 3 183 208 971 35922

27 0 AHMET ÇİÇEK 11S 25 7 23,25 11 4 10,00 23 4 22,00 1 0 1,00 60 15 56,25 309,443 21 188 215 997 36909

28 0 HASAN TUNÇ 11 26 11 23,25 11 6 9,50 16 9 13,75 10 6 8,50 63 32 55,00 307,450 4 192 219 1015 37644

29 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 33 6 31,50 13 7 11,25 7 5 5,75 6 5 4,75 59 23 53,25 301,375 4 212 240 1089 39946

30 0 BERKAY KORKMAZ 11 22 11 19,25 11 7 9,25 20 3 19,25 6 4 5,00 59 25 52,75 300,154 5 215 244 1106 40407

31 0 MEHMET KAYRA BİLGİLİ11S 27 11 24,25 12 6 10,50 17 9 14,75 5 7 3,25 61 33 52,75 299,693 22 218 247 1114 40591

32 0 ORHAN KARASOY 11S 28 7 26,25 10 7 8,25 12 1 11,75 5 2 4,50 55 17 50,75 294,061 23 230 259 1172 42829

33 0 BEGÜM KARADAVUT 11S 28 10 25,50 9 0 9,00 13 3 12,25 4 0 4,00 54 13 50,75 293,971 24 231 260 1174 42866

34 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 26 9 23,75 11 3 10,25 16 3 15,25 1 2 0,50 54 17 49,75 290,310 5 244 275 1232 44355

35 0 BÜŞRA SART 11S 28 10 25,50 11 6 9,50 12 7 10,25 4 2 3,50 55 25 48,75 288,014 25 251 282 1264 45212

36 0 ECRİN HA 11A 29 8 27,00 14 4 13,00 4 2 3,50 2 0 2,00 49 14 45,50 278,186 1 272 309 1387 49125

37 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 18 8 16,00 11 2 10,50 15 8 13,00 5 0 5,00 49 18 44,50 276,088 26 280 317 1428 49976

38 12 BEREN SU CANAL 11S 25 9 22,75 12 6 10,50 1 2 0,50 11 3 10,25 49 20 44,00 275,679 27 282 320 1434 50119

39 0 KEMAL KAĞAN SARAÇ 11E 26 12 23,00 11 7 9,25 4 4 3,00 9 3 8,25 50 26 43,50 273,753 6 288 327 1452 50860

40 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 30 10 27,50 12 7 10,25 4 6 2,50 5 7 3,25 51 30 43,50 272,574 7 292 331 1466 51297

41 0 HAMZA BAŞARAN 11S 18 10 15,50 9 7 7,25 14 2 13,50 7 3 6,25 48 22 42,50 270,487 28 299 340 1492 52086

42 0 BERİL UMURKAN 11S 25 5 23,75 10 4 9,00 5 1 4,75 4 2 3,50 44 12 41,00 265,366 29 313 357 1553 54004

43 0 İREM NUR DÖNMEZ 11 27 11 24,25 11 5 9,75 3 6 1,50 6 6 4,50 47 28 40,00 262,663 6 320 365 1589 55046

44 0 ENES KOCA 11S 25 10 22,50 11 5 9,75 7 2 6,50 1 0 1,00 44 17 39,75 261,182 30 324 370 1609 55628

45 0 SELMAN BURDURLU 11S 20 7 18,25 8 4 7,00 9 5 7,75 4 6 2,50 41 22 35,50 249,124 31 346 393 1734 60138

46 0 ALİ ÇELİK 11S 15 12 12,00 6 6 4,50 8 6 6,50 11 5 9,75 40 29 32,75 242,772 32 362 411 1801 62181

47 0 DURU GEZER 11 24 11 21,25 2 2 1,50 5 2 4,50 31 15 27,25 224,319 7 381 432 1930 67000

48 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ11S 18 6 16,50 9 5 7,75 4 7 2,25 31 18 26,50 222,277 33 384 435 1941 67405

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

49 0 EYLÜL KURTKAN 11E 20 16 16,00 10 4 9,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 31 28 24,00 214,763 8 392 445 1971 68828

50 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 11 19 17 14,75 8 1 7,75 1 0 1,00 28 18 23,50 213,665 8 394 447 1975 69012

51 0 ENES KUMRULAR 11 18 18 13,50 11 5 9,75 29 23 23,25 212,842 9 395 448 1981 69149

52 0 BATUHAN KARASU 11S 12 14 8,50 10 3 9,25 7 14 3,50 4 10 1,50 33 41 22,75 211,793 34 397 450 1984 69325

53 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11 14 5 12,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 10 19,50 202,012 10 403 457 2014 70718

54 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 16 10 13,50 1 4 0,00 4 5 2,75 21 19 16,25 192,867 11 411 465 2046 71758

55 0 İLHAN ERDAM CANGÜL 11A 13 7 11,25 3 6 1,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 20 17 15,75 190,791 2 412 466 2052 71944

56 0 BELİNAY KURTKAN 11S 9 7 7,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 18 15 14,25 186,803 35 414 468 2060 72307

57 0 YAĞIZ ATAŞ 11F 9 17 4,75 9 11 6,25 1 8 -1,00 1 7 -0,75 20 43 9,25 171,828 1 419 473 2086 73461

58 0 FATMA NUR ÖCEL 11S 10 4 9,00 10 4 9,00 171,121 36 420 474 2087 73489

59 0 CEYLİN ÖZDO *N 11S 6 7 4,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 7 10 4,50 157,926 37 421 475 2093 74216

60 0 KANTAŞLI 11 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 5 3 4,25 157,588 12 422 476 2094 74222

61 0 MURAT ERTÜRK 11S 2 16 -2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 9 0,75 9 32 1,00
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ORİJİNAL TG TYT 2

300,154 52,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BERKAY KORKMAZ 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 215 244 1106 40407 % 52,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız c aBCbAa bE DCB  ee DEAD AABACbbCADBcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız ccEbbCe D dECcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DC BE  eDAEBCBEB   E AB         DbeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        DEc deCEEA e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

192,867 93,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 21 19 80 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71758.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 411 465 2046 71758 % 93,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeeD  EB eECbd BdDD  D B Ac  Ec  dA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız      Cc  b  c   a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız  dbaAcbD  D     B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 2 2 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

224,319 86,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
DURU GEZER 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 381 432 1930 67000 % 86,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeaD a c CECDBbBdDDecDABAADCCEdBD  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız          e  c   AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız Ce   C B  a   E  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 4 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

312,085 46,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
EFE ERFİDAN 120 60 11 49 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 183 208 971 35922 % 46,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAEc E DCBBCABaDEADDAABACEeCADBcdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCA     CBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbBbDCDBE AeDAEBCBE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

212,842 89,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ENES KUMRULAR 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 395 448 1981 69149 % 89,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDEBCbA   b bdBdeeecDEAacAABbdEbCdDBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEED e  d aCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

337,749 34,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
HAMZA ENES 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 148 717 26713 % 34,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CaEAcBD dbBECECDBbBdDDAEDABAAedCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEAdd  eecD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CcDbbC BA aEADEBCCc E B D BDE E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d cCAbbDCcDAcCCEBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

307,450 48,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
HASAN TUNÇ 120 63 32 25 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 192 219 1015 37644 % 48,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABaD CbBECEaaBEBAcDA aAB eDCCdABDaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEE Cda e cDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dBDaeC B  eEcDE CCaa B  DABDE     D  ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız Ed aAcabC D  CCEBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

262,663 71,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
İREM NUR DÖNMEZ 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 320 365 1589 55046 % 71,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAaE E bCBdCABdDEADDAABAdEbCADBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAcEDeA  d  CcDCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız e   Dd dc    Ab  B                   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  c  CdaD   aa Ea ECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

157,588 96,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
KANTAŞLI 120 5 3 112 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 422 476 2094 74222 % 96,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız d E                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      CaB     d   B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız               E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

348,994 29,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
MEHMETCAN BUHARALI 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 103 118 609 23086 % 29,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEaCDAEbbdEDCBBCABbDEAaDAAaACEedADBeabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCA  d  CcDCAdDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BbDdDBED ADAE bB BBCDE eBADDDE  DCDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız     CCeDbbD CCEaA aB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

202,012 91,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
NUREFŞAN TAŞTEPE 120 22 10 88 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 403 457 2014 70718 % 91,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEeCbAEc E DCBB dB eE                 B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEb  e        CABeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız       a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    Aa               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 0 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

213,665 89,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11  -  0
ÖZGÜR ÖZDEMİR 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 394 447 1975 69012 % 89,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaAe D  cBbaECbdEBbDaAEaABAAcdCEdBbb bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C D  C B    AD   a          E E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

278,186 63,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  0
ECRİN HA 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 272 309 1387 49125 % 63,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaAcBD  aB eECDdEBADDAEDABAAadCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEeCE  AeBccCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız  B        a A  c      B D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

190,791 93,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11A  -  0
İLHAN ERDAM CANGÜL 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 412 466 2052 71944 % 93,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız d a C A     DdBBbABE   aDAbBACd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bbEEDdb  b  d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız d    d B      E      C             aD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 0 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

344,397 31,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 115 132 651 24566 % 31,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABeDbCEBECECDBEBADcAdDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDEEbCdDBAedecCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BADeEcccBCe BE B DABDE  D bD  ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   a    Dd   E  E dEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

290,310 57,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 244 275 1232 44355 % 57,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDa C AE  E bCBBeABaDEeDcAABAdEDCADBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız E EEDbe  d  CBDCAB E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbBbDCDBE AeDAEBCBE            E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız       a     a E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

214,763 89,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EYLÜL KURTKAN 120 31 28 61 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 392 445 1971 68828 % 89,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcc  cB CECaddBeDDbcDcBAAeeCEdBbbA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEb c  c  D CEAbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız d               bC            c      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   b    b       ac   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 6 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

314,508 45,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İREM KUL 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 178 203 947 34996 % 45,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaaC AEECEEDCBBCABdDEAaDAABACEDCADBAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDbABDbd CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DC B D AD E  Bd          D E bbbDcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D      Ea  ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

409,077 8,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 92 10 18 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 31 178 6507 % 8,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCDAcECEEDCadCABdDEADDAABACEeCADBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCbBDECaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCeBE AADAEBCBEB CDEBAB DD E C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEE  CDDE   C EE  CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

273,753 66,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KEMAL KAĞAN SARAÇ 120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 288 327 1452 50860 % 66,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEeCbA ECE DCdcCeBdDdADDAABAeEDCeDBcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEabe  becCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız e B Da BE     c  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EbAa aD  DBC E   CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

272,574 66,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 51 30 39 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 292 331 1466 51297 % 66,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEcCcAEEdEbDCBdbABaDEAaDAABAbEDCADBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDeec dbcCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız d B  Cea     A           b   D      cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  cbAdCbD      Ea cCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

301,375 51,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 212 240 1089 39946 % 51,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEeCcAEE EbDCBBeABbDEADDAABACEDCADBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCABcdaaCcDCABeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C e DCedE bA AEa                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E   daD dD   EaA Cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

171,828 95,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11F  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 20 43 57 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 419 473 2086 73461 % 95,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız dadcBaebCdBaeaCaeaBd  AaD     C E      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EcaEbaEDecbcaEbbADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız a  da   b eaA  a  e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız Ea   aeba  ec       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 2 2 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

309,443 47,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHMET ÇİÇEK 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 188 215 997 36909 % 47,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCcAEc E DdeBCABaDEADDAABACEeCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız beEEDCe     CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbBbDCDBE AeDAEBCBE BCDEB B   e      EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız               E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

412,948 7,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHMET YUSUF YİĞİT 120 95 18 7 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 24 157 5694 % 7,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCDAEEaE DCBdCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDbe  dCcCdDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Matematik 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbBEDCDBEDAADAEBCBEBBCeEBdBA DbEAbe DcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EEACCDDE DBCaEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

242,772 80,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALİ ÇELİK 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 362 411 1801 62181 % 80,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız eb ABeD b e CECbBcBcD Ab A AA   EdBc c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdce d     D  EADBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD  d B  adAD     aE     c       D  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c ECAeCDCeD  C aBdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 2 4 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

392,592 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 89 21 10 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 50 274 10410 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABBDbCdBECECDBEBADDAcDABAADCCEABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAdbeBe cDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BA DEADEBCC BEBB D BDEcEbe DA c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECADCDCcDdcCCEcEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

211,793 89,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BATUHAN KARASU 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 397 450 1984 69325 % 89,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEdC A c E  CaBb ec  bbbbb   dDdADB a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEEDbA D      CAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 14 9 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız dDddDdD*dDddDdddCea      cB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız ccccCCca    a EbAc e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 2 3 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

293,971 55,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BEGÜM KARADAVUT 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 231 260 1174 42866 % 55,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDE CaAEbbE DCBcCdBbDEADDAABACEcCADBeaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEE           CABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CD  DCDaE   DAEB   d CD   B            b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E     DE     E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

186,803 93,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BELİNAY KURTKAN 120 18 15 87 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 414 468 2060 72307 % 93,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dD eebA b   DCBB dB eE                 B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEb  e        CABeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız       a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    AabaD       a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 0 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

275,679 65,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  12
BEREN SU CANAL 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 282 320 1434 50119 % 65,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBc   d eECbcdBADD EDABAA CCEABDCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEbCd  ACdecCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız e             E             a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b aCA bD  DA  CEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

265,366 70,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BERİL UMURKAN 120 44 12 64 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 313 357 1553 54004 % 70,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EAB D   dE EabB BADD EDABAA CaEABD dCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cD Eb d  ACcD CEAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız   D bC   DD          B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız      c D    E  a  EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 1 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

362,454 24,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BETÜL NAZ GÖK 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 81 94 494 18865 % 24,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCbAEdCEbDCBB ABEDEADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEEDCe  dC dcDCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDcEDCaBEDAADAE  BEc CDEB B  e E C bec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E AaCDDEeDcC Ea  CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

288,014 58,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BÜŞRA SART 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 251 282 1264 45212 % 58,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBD  bBECECDBdBAcaAEDABAADCCEABDedaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEACd  e BadCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CdD DC B  eE  d  C  dB     DE c   De bC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        DC    aCa  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

346,338 31,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 73 19 28 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 107 124 634 23964 % 31,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAEabEbDCBBbABEDEADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCAB ae CceCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DbDBE  c AEB  EB  DE  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dEacCb DE DBCdEEAb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

157,926 96,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
CEYLİN ÖZDO *N 120 7 10 103 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 421 475 2093 74216 % 96,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız   Eec D  bed EbDB eA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız  B  c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 0 9

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

349,309 29,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
DAVUT TAŞTEPE 120 75 23 22 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 101 116 604 22997 % 29,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDaBCcAEdCE DCBBCAB DEADDAABACE CADBAeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız ceEbDb c    CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCcBED ADAEBC EB C EB B DD E CcCeb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b Aa DDc DcCaEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 0 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

334,373 36,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 120 71 27 22 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 136 154 739 27808 % 36,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcD  aBceEaDBEBADDAEaAcAADCaEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACbDBA BD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaDE C Bb aE cEBCC   B  DABD  Ec  D  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EddCAc DCBDdcaaaBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

347,817 30,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EGEMEN YILMAZ 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 104 120 618 23464 % 30,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBC AE bE bCBBeAB DdADDAABACEDCADBAebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCA  dd CBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbB DecBEDAeDeEBCBEBBCbEB B  D c  b  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız     C  cE bcCCEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

389,591 14,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EMİR BARLAS 120 90 28 2 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 55 294 11213 % 14,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbbEB CEaDBEBADDAEDABAAeCbEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbCdDaACcDaCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dBDEDCeBADDEADEBbCBeEBBDDeBDEAEDCdD DaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECAeaDCcDbbCaEBdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

261,182 72,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ENES KOCA 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 324 370 1609 55628 % 72,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDEBC AEE E  CBB deEDEADcAAeAdEbCdDBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız dbEEDCA    adBaCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DCe     D E        Ea               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

365,748 23,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ERAY YILMAZ 120 81 25 14 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 77 88 463 17884 % 23,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBDECEBcCECe  BADDAEDABcee dEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDcd CEDBACc  CEADea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız aeDc C B DacA EBCCBBE  DDc DEAEDCCDAD dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız aEECADCDeBDAdbCEdEcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

395,392 12,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EZGİ KAPAR 120 88 13 19 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 40 45 253 9698 % 12,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCaAc CE DCeBCABEDE DDAABACEDCADBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDCe  E ECBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBE CDBEDAADAEBCBE cCDEB BA D      Da a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EdACC DEbDBCCEaAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

171,121 95,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
FATMA NUR ÖCEL 120 10 4 106 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 420 474 2087 73489 % 95,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAa  E DCeB A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 0 9

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

407,672 8,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
FURKAN SAYAR 120 94 22 4 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 34 185 6805 % 8,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbeEEdEbaCBdCdBEDEADDAABAbEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEdDdeB baECBDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBE  ADAEBbBEBBCDEBcBADDDEcCDCDaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cEEACCDDEADBCCEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

270,487 67,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HAMZA BAŞARAN 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 299 340 1492 52086 % 67,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEcbE DCeeCABdD A  AAe  ac  DB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEdDCe  de Cc CAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DC dE   D EBCBEc   E  B  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  bEACbeD  DBC       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 2 2 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

330,393 37,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 120 71 32 17 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 144 164 776 29180 % 37,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbCcBECEaDdEBADDAEaAcAADCCEABbaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEACdcdAeBa CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BADaEeDEBa cBEBdDebB E d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c dCAabDCaDbc CEccEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

276,088 64,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İBRAHİM BOZDAĞ 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 280 317 1428 49976 % 64,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaA cDE bBECEC  cBA cA        C dBDCbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEE  d    BD dEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaD DC BA eEADEd   a  B abaD  E b D  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız         C   EC  B E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

325,990 39,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MEHMET ALİ AYDIN 120 67 20 33 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 154 175 815 30697 % 39,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEcCbAE CEEDaBBedBEDEADDeABAaEDCdDBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EdEEDCA DdC   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCeBEDAADeEBCBEBBCDEeAB DDDEACbbDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

299,693 52,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MEHMET KAYRA BİLGİLİ 120 61 33 26 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40591.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 218 247 1114 40591 % 52,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAc  EdDaBcedBEDEADDAABAbEDCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEbDCeBe  aCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CcBEDCa ED AecEBaBE  bDE  B eD   C  ea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız E  ACaacd D baE  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

425,757 4,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MELİS GÜNAY 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 14 104 3436 % 4,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABeDbCdBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız aDEEAbbcdACcDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADDEADEcCCBaEBBDaABDEAEDCCDADcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECADCDCBebECCEBaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

0,000 97,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MURAT ERTÜRK 120 9 32 79 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 423 477 2106 74928 % 97,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 16 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeec  bebedbecdab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EebdACd                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız    a    c cE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız bbcd   DCB     aedbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

356,160 26,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NACİ KAAN KORALP 120 78 26 16 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 91 104 541 20767 % 26,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAecD d eE ECDBdBADDAEDcBAAcCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACdDBdecD CEAeBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BAaeEdbEBCC BE B DABDE E CCD  b c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız ccECAD DCcD EaCacEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

318,614 43,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NİSANUR YÜM 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 171 195 902 33399 % 43,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAE  E eCdBeAcEDEADDAABACEbCAeBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız beEEDCe     CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbB cCDBE A DAEBCBE BbcEB B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    AC aD    C EaA eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

294,061 55,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ORHAN KARASOY 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 230 259 1172 42829 % 55,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEeC A   E DCddeABEDEADDAABAdEDCADBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız ccEbbCe D d CdDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      C BE  eDAEBCBE      AB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız         E     EEAbeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

349,303 29,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
RÜZGAR EFE ALADAĞ 120 76 28 16 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 102 117 605 23001 % 29,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcDbd dECEaDdEBADDAEDABAAcdCEdBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDdEACbcBAadDcCEADeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC B DeEeDcB C BE B   B EAE b D  d A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız bdECAaCDCcDA CCEBaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

249,124 78,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
SELMAN BURDURLU 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 346 393 1734 60138 % 78,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız  DE C A     D B  AedDc acAABACEDCADBc bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbE b c     C DCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız Cb  DCe E   ee B  E  C    B        bD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız d   ab DEe    Ea  aB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 1 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

352,201 28,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
TEZEL ALP 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 95 110 580 22096 % 28,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABBDbdbBECECeBEBADDAEDAeAADdCEABDacCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACd BACcDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDCABADeEdDE CCcB BBba B         eb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EdbCADdDaeDAECCEBcEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

222,277 87,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
TUNCAY BERK ÇALIDAĞ 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 384 435 1941 67405 % 87,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbA   E  bB CABdDc DDcABA d  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cbcED e  d  C DCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C e  beeED e A a     d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 1 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

400,604 11,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
UMUT ÖZKÖYLÜ 120 90 15 15 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 42 226 8472 % 11,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBDdd BECECDdEBADDAEDABAAbaCEABDbACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEACd BACdDcCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BA DEADEdCCBB B bDABDE E   D  a A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECAaCDCBD ECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

353,175 28,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ZEYNEP KARAKAN 120 73 11 36 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 93 107 571 21757 % 28,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CD ABBD  EB CECcddBADDAEDABAAeCCEA  aACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cD       e  D CEAbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BdDDEA E CC e B  DA D AE CC   cCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEECAD DCBD E  EB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
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