
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  M 36 4 35,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 108 10 105,50 457,337 422

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 108 12 105,00 456,189 462

3 0 BATIN CAN 12S 36 3 35,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 29 1 28,75 6 3 5,25 7 0 7,00 7 0 7,00 5 0 5,00 107 8 105,00 455,939 485

4 0 BERRAK ŞEKER 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 30 0 30,00 7 2 6,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 107 11 104,25 453,927 560

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 107 11 104,25 453,708 564

6 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 37 3 36,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 105 15 101,25 444,277 1207

7 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 105 15 101,25 444,013 1223

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 2 26,50 6 3 5,25 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 102 15 98,25 436,167 1950

9 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 100 19 95,25 427,690 3088

10 0 BEYZANUR YAMAN 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 24 1 23,75 6 2 5,50 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 98 11 95,25 426,538 3292

11 0 ELİF SUDE TÜRK 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 98 20 93,00 420,011 4335

12 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 26 3 25,25 6 2 5,50 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 97 16 93,00 419,650 4412

13 0 YİĞİT USTA 12 34 6 32,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 3 3 2,25 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 97 18 92,50 419,578 4425

14 0 SEMİH SAKCI 12 32 7 30,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 29 0 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 97 17 92,75 419,530 4431

15 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 29 1 28,75 5 1 4,75 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 96 17 91,75 416,639 4968

16 0 MELİS SOLAK 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 3 4 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 97 20 92,00 416,299 5031

17 0 İREM ÇELİK 12S 36 4 35,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 5 1 4,75 95 17 90,75 413,929 5511

18 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 0 27,00 7 1 6,75 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 95 19 90,25 412,281 5811

19 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 34 5 32,75 5 0 5,00 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 27 2 26,50 7 2 6,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 95 20 90,00 410,596 6182

20 0 HAVİN İREM CURKA  MS 32 7 30,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 4 25,00 6 1 5,75 3 2 2,50 6 1 5,75 5 1 4,75 94 17 89,75 410,064 6282

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 7 1 6,75 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 94 18 89,50 410,052 6283

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 25 4 24,00 9 0 9,00 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 95 22 89,50 409,963 6310

23 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 3 35,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 25 2 24,50 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 93 14 89,50 409,088 6505

24 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 36 4 35,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 0 21,00 4 0 4,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 92 13 88,75 408,273 6671

25 0 İCLAL SEVER  MS 38 2 37,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 24 0 24,00 2 1 1,75 2 3 1,25 7 0 7,00 6 0 6,00 92 12 89,00 407,976 6737

26 0 BERAT AK 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 4 5,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 95 25 88,75 406,938 6961

27 0 BELİNAY DADGİZ 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 27 1 26,75 6 2 5,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 94 22 88,50 406,806 6994

28 0 ALİ YAS N 12S 30 9 27,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 29 0 29,00 3 4 2,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 93 21 87,75 405,474 7284

29 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 3 2 2,50 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 92 17 87,75 405,290 7335
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Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

30 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 3 23,25 3 3 2,25 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 92 19 87,25 403,521 7779

31 0 BURAK ÇIVGIN 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 6 2 5,50 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 92 22 86,50 401,271 8308

32 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 3 26,25 7 3 6,25 5 1 4,75 5 1 4,75 3 2 2,50 92 21 86,75 400,952 8384

33 0 DAMLA KİŞİN  M 34 6 32,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 2 23,50 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 91 20 86,00 399,424 8719

34 0 ECRİN BİLEN 12 31 5 29,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 20 2 19,50 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 15 85,25 397,853 9064

35 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 35 5 33,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 26 2 25,50 1 4 0,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 90 22 84,50 395,029 9783

36 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 0 24,00 4 2 3,50 2 0 2,00 6 0 6,00 6 0 6,00 88 15 84,25 394,230 9970

37 0 İDİL Y 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 7 1 6,75 3 1 2,75 6 0 6,00 4 2 3,50 90 23 84,25 393,725 10093

38 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 19 3 18,25 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 88 18 83,50 392,995 10294

39 0 ESRA NUR TÜRK 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 21 3 20,25 8 1 7,75 3 1 2,75 6 1 5,75 6 0 6,00 88 18 83,50 392,100 10546

40 0 ARDA PALALI 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 27 2 26,50 7 1 6,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 90 26 83,50 391,882 10604

41 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 34 6 32,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 26 4 25,00 5 5 3,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 90 26 83,50 391,351 10744

42 0 BORA ALTINIŞIK 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 89 24 83,00 390,473 10979

43 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 26 3 25,25 6 3 5,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 89 27 82,25 387,995 11653

44 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 3 0 3,00 6 1 5,75 3 4 2,00 5 1 4,75 88 25 81,75 386,552 12043

45 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 4 32,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 21 3 20,25 5 3 4,25 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 86 18 81,50 386,121 12134

46 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 3 7 1,25 5 2 4,50 3 4 2,00 6 0 6,00 89 31 81,25 385,110 12393

47 0 AYŞEGÜL TAY 12 30 10 27,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 6 0 6,00 87 23 81,25 384,726 12484

48 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 27 1 26,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 86 19 81,25 384,234 12623

49 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 30 9 27,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 27 2 26,50 7 2 6,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 88 29 80,75 383,837 12743

50 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 87 25 80,75 382,797 13001

51 0 DENİZ GÜLER 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 1 22,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 0 3,00 84 14 80,50 382,643 13056

52 0 BERKAY ALKAN 12Z 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 3 1 2,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 85 20 80,00 381,958 13231

53 0 BEREN ŞAHİN  MS 35 5 33,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 22 3 21,25 7 1 6,75 4 3 3,25 5 0 5,00 3 2 2,50 85 20 80,00 380,887 13499

54 0 FATİH KURFALLI  MS 31 5 29,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 2 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 3 0 3,00 83 13 79,75 380,689 13557

55 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 2 20,50 5 0 5,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 84 18 79,50 380,332 13651

56 0 BAŞAK  M 35 5 33,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 23 1 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 6 0 6,00 6 0 6,00 84 18 79,50 380,095 13726

57 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 5 29,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 5 0 5,00 82 11 79,25 379,705 13829

58 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 1 17,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 0 7,00 4 0 4,00 82 12 79,00 378,867 14055
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Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860
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KATILIMLAR

59 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 5 0 5,00 5 1 4,75 5 0 5,00 82 13 78,75 377,055 14623

60 0 ARDA KARACA  MS 30 7 28,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 26 3 25,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 83 21 77,75 374,974 15177

61 0 BEYZANUR AYDIN  M 34 5 32,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 3 20,25 2 0 2,00 2 3 1,25 6 0 6,00 4 2 3,50 82 17 77,75 374,372 15349

62 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 8 28,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 26 1 25,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 81 14 77,50 374,133 15419

63 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 30 9 27,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 2 2 1,50 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 83 25 76,75 372,487 15908

64 0 FERAY  M 34 4 33,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 2 3,50 6 0 6,00 81 16 77,00 372,438 15922

65 0 SUDE KÜÇÜK 12S 34 5 32,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 4 19,00 5 3 4,25 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 83 26 76,50 370,796 16386

66 0 SUDE ŞEŞEN  M 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 2 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 0 7,00 4 2 3,50 81 21 75,75 369,094 16891

67 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 33 7 31,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 2 20,50 1 2 0,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 80 20 75,00 366,353 17707

68 0 FERAYE U *R 12 31 7 29,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 21 5 19,75 7 2 6,50 4 3 3,25 5 1 4,75 3 3 2,25 82 28 75,00 366,244 17741

69 0 ESMA TOPTAŞ 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 3 22,25 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 80 21 74,75 365,433 17979

70 0 BERK ÖZYÜREK 12S 31 7 29,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 3 17,25 1 0 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 78 16 74,00 364,772 18187

71 0 IŞIL ELMAS  M 23 13 19,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 27 0 27,00 8 1 7,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 80 25 73,75 362,588 18835

72 0 ALPER ARSLAN 12S 24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 4 4 3,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 81 31 73,25 362,084 18955

73 0 NİL TURBİL  M 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 5 2 4,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 77 17 72,75 359,193 19844

74 0 AYÇA POLAT  MS 31 8 29,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 16 4 15,00 3 1 2,75 6 0 6,00 6 0 6,00 3 2 2,50 77 19 72,25 359,170 19856

75 0 NAZLICAN DARCAN 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 1 14,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 75 10 72,50 358,971 19924

76 0 NEHİR GÖKCEN 12S 31 8 29,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 6 3 5,25 2 3 1,25 4 3 3,25 5 1 4,75 79 26 72,50 358,738 19998

77 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 21 7 19,25 2 7 0,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 80 33 71,75 358,122 20180

78 0 EMİR YALÇIN 12S 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 76 18 71,50 357,188 20473

79 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 3 19,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 78 26 71,50 356,664 20609

80 0 ZEYNEP ERBAY  MS 31 9 28,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 16 2 15,50 1 1 0,75 5 0 5,00 6 1 5,75 5 1 4,75 76 19 71,25 356,468 20672

81 0 DİLVİN YEĞEN  MD 30 9 27,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 23 1 22,75 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 76 19 71,25 355,071 21153

82 0 BURCU CEYHAN 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 21 2 20,50 1 1 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 5 0 5,00 76 23 70,25 352,471 22000

83 0 SİNEM SUCU 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 4 2 3,50 5 2 4,50 2 2 1,50 3 3 2,25 77 27 70,25 351,859 22206

84 0 SÜEDA COŞAN 12 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 17 1 16,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 0 4,00 5 1 4,75 75 21 69,75 351,006 22484

85 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 1 11,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 72 10 69,50 350,632 22592

86 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 0 16,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 73 12 70,00 350,630 22594

87 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 4 32,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 75 22 69,50 350,583 22608
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

88 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 33 6 31,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 22 3 21,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 75 25 68,75 347,788 23475

89 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 27 12 24,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 24 3 23,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 75 28 68,00 346,398 23938

90 0 ARDA SÖZER  MS 20 7 18,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 2 20,50 1 0 1,00 6 1 5,75 6 0 6,00 3 0 3,00 71 13 67,75 346,269 23979

91 0 ARDA YILDIRIM  MS 35 1 34,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 19 1 18,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 2 0,50 72 14 68,50 346,027 24063

92 0 CANSU EREN  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 18 1 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 1 4,75 73 20 68,00 345,579 24205

93 0 EREN ACAR 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 25 4 24,00 1 2 0,50 5 2 4,50 74 23 68,25 345,268 24288

94 0 CEREN ÇETE 12 38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 72 17 67,75 344,972 24377

95 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 5 0 5,00 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 1 18,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 72 16 68,00 344,484 24531

96 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 33 5 31,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 6 15,50 5 1 4,75 6 0 6,00 1 3 0,25 73 22 67,50 344,428 24553

97 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 5 20,75 2 1 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 74 26 67,50 343,183 24986

98 0 NİL GEDİKLİ 12S 29 3 28,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 18 2 17,50 1 4 0,00 4 3 3,25 3 2 2,50 5 1 4,75 72 20 67,00 342,930 25058

99 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 13 3 12,25 5 1 4,75 3 3 2,25 6 0 6,00 71 17 66,75 342,727 25125

100 0 REŞİT ACAR  ME 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 72 19 67,25 342,577 25175

101 0 HATİCE ATASOY  MS 11 4 10,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 26 1 25,75 8 1 7,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 71 20 66,00 341,810 25418

102 0 BELİNAY DAĞLI 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 17 5 15,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 72 22 66,50 341,710 25446

103 0 CANSU AYAND * 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 22 5 20,75 5 3 4,25 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 75 35 66,25 340,679 25757

104 0 RAVZ*NUR KARABACAK12S 27 8 25,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 1 17,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 70 16 66,00 340,453 25837

105 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 4 0 4,00 74 31 66,25 340,431 25844

106 0 NEVA YERLİYURT 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 1 7,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 69 13 65,75 339,400 26188

107 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 20 2 19,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 72 25 65,75 339,304 26220

108 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 22 2 21,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 72 25 65,75 338,086 26620

109 0 ELA YILDIZ 12E 35 5 33,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 20 2 19,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 71 21 65,75 337,960 26653

110 0 ZEYNEP SÜDA ŞİMŞEKLİ M 31 6 29,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 4 2 3,50 70 19 65,25 337,839 26687

111 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 31 4 30,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 20 3 19,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 70 17 65,75 337,682 26739

112 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 26 4 25,00 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 1 0,75 73 29 65,75 337,530 26785

113 0 FETTUMA * LEL  M 31 8 29,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 14 1 13,75 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 69 19 64,25 335,615 27398

114 0 ŞEVVAL SARA 12S 23 12 20,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 4 19,00 5 1 4,75 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 71 27 64,25 335,546 27417

115 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 14 2 13,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 0 6,00 69 20 64,00 334,577 27733

116 0 SUDE TEPECİK 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 12 3 11,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 5 1 4,75 69 21 63,75 333,751 28004
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

117 0 BEYZA DURSUN  MS 28 11 25,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 5 17,75 3 4 2,00 3 0 3,00 5 1 4,75 70 26 63,50 332,575 28416

118 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 29 11 26,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 17 5 15,75 2 2 1,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 71 31 63,25 332,400 28473

119 0 ADA YALÇIN 12E 31 6 29,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 18 3 17,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 67 13 63,75 332,126 28550

120 0 KEREM KIRCA 12 27 13 23,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 2 17,50 1 3 0,25 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 70 28 63,00 331,361 28815

121 0 EMİNE AKKOYUN 12S 24 6 22,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 15 1 14,75 4 2 3,50 5 0 5,00 4 0 4,00 66 13 62,75 331,066 28952

122 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 1 1 0,75 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 69 24 63,00 330,815 29036

123 0 MALİ BİNİCİ 12S 28 7 26,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 18 2 17,50 2 0 2,00 4 3 3,25 1 0 1,00 2 1 1,75 67 17 62,75 329,532 29488

124 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 33 5 31,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 5 1 4,75 67 18 62,50 329,063 29640

125 0 ELİFSU ZORBA 12E 34 6 32,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 16 4 15,00 1 2 0,50 3 0 3,00 67 17 62,75 328,877 29698

126 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 6 9,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 67 19 62,25 328,646 29775

127 0 ZEYNEP KARA 12 34 6 32,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 9 1 8,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 1 4,75 66 16 62,00 328,436 29851

128 0 SEZGİN  MS 23 10 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 17 4 16,00 5 4 4,00 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 70 33 61,75 328,391 29867

129 0 TUNA ÇOKSEVER 12 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 20 7 18,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 4 1 3,75 71 36 62,00 327,514 30160

130 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 4 18,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 68 25 61,75 326,638 30466

131 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 9 15,75 1 3 0,25 5 1 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 69 31 61,25 326,403 30539

132 0 ECEM ARSLAN 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 8 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 67 22 61,50 325,593 30851

133 0 EMİNE YURTCU  M 25 14 21,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 21 3 20,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 7 0 7,00 5 1 4,75 68 28 61,00 325,578 30858

134 0 TALHA GÜRCAN  M 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 19 6 17,50 4 1 3,75 5 2 4,50 2 3 1,25 3 3 2,25 70 36 61,00 324,923 31107

135 0 ELA NAZ DEMİR 12E 36 4 35,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 13 5 11,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 67 23 61,25 324,638 31188

136 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 16 6 14,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 68 29 60,75 324,448 31254

137 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 31 7 29,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 65 19 60,25 323,375 31634

138 0 MELİH SÜMER  M 31 6 29,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 16 3 15,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 65 18 60,50 323,197 31695

139 0 ÇINAR BİRCAN 12 25 10 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 21 7 19,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 68 30 60,50 322,473 31978

140 0 YELDA İŞBİLİR  MD 34 6 32,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 4 11,00 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 65 19 60,25 322,373 32018

141 0 EMİRHAN BOZ  MS 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 4 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 6 0 6,00 67 29 59,75 321,787 32229

142 0 NİSA AKSU  ME 30 9 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 1 0 1,00 64 16 60,00 320,370 32727

143 0 ERSİN AKKOÇ 12S 29 10 26,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 15 2 14,50 1 2 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 0 4,00 66 28 59,00 319,620 32987

144 0 EMİN PALA  MS 28 12 25,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 21 6 19,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 3 3 2,25 2 1 1,75 67 31 59,25 319,611 32992

145 0 TUĞRUL EREN 12 32 5 30,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 1 2 0,50 2 4 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 65 23 59,25 319,380 33080
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

146 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 14 5 12,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 66 27 59,25 319,017 33251

147 0 DENİZ ŞENKAL  M 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 1 4,75 64 20 59,00 318,957 33272

148 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 28 7 26,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 5 10,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 65 26 58,50 318,206 33540

149 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 28 9 25,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 3 14,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 65 25 58,75 318,172 33555

150 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 25 15 21,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 15 9 12,75 2 4 1,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 68 40 58,00 317,163 33971

151 0 SILA DİLBAZ  MS 31 5 29,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 64 22 58,50 316,829 34113

152 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 28 11 25,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 65 27 58,25 315,947 34455

153 0 KEMAL HORUZ 12E 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 12 7 10,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 64 24 58,00 315,303 34696

154 0 EBRAR YILMAZ 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 7 2,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 63 22 57,50 314,201 35128

155 0 EMİR GÜNEŞ 12S 27 12 24,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 18 4 17,00 1 3 0,25 3 3 2,25 5 1 4,75 2 0 2,00 65 31 57,25 314,103 35163

156 0 CEYLİN UYĞUN   32 7 30,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 7 8,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 64 27 57,25 313,869 35251

157 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 16 0 16,00 1 0 1,00 61 13 57,75 313,717 35304

158 0 BEYZA ORTA 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 20 57,00 311,219 36251

159 0 BELEN SARI 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 13 2 12,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 61 18 56,50 311,143 36270

160 0 BADE GÖREN 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 62 23 56,25 310,034 36693

161 0 TAHA ÇOKSEVER  M 26 11 23,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 17 0 17,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 61 19 56,25 309,808 36769

162 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 6 32,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 4 0 4,00 59 12 56,00 309,439 36911

163 0 MUSTAFA KÖSE  MS 29 11 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 16 4 15,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 3 3 2,25 65 37 55,75 309,239 36985

164 0 HİLAL TEKİN  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 2 1 1,75 3 3 2,25 3 0 3,00 5 1 4,75 62 27 55,25 308,500 37271

165 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 61 24 55,00 307,427 37653

166 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 26 6 24,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 10 6 8,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 1 4,75 59 19 54,25 306,170 38116

167 0 EZGİ ÇOKAL  MD 29 8 27,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 12 2 11,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 59 18 54,50 305,954 38191

168 0 IRMAK SEMERCİ  ME 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 58 12 55,00 305,894 38218

169 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 1 0,75 1 1 0,75 60 20 55,00 305,807 38253

170 0 KAAN KURT  MS 23 10 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 1 16,75 3 3 2,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 61 26 54,50 305,736 38279

171 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 29 7 27,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 60 23 54,25 304,475 38786

172 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 9 26,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 59 19 54,25 304,437 38807

173 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 20 5 18,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 2 3 1,25 6 0 6,00 4 2 3,50 57 13 53,75 304,416 38815

174 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 8 29,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 3 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 1 4,75 60 24 54,00 304,190 38880
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

175 0 MÜGE AKGÜL 12 24 7 22,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 13 2 12,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 2 3,50 58 16 54,00 304,175 38887

176 0 BİLGE TAŞKIN  MS 28 10 25,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 16 6 14,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 62 32 54,00 304,127 38903

177 0 BEGÜM KIRTOK 12 30 10 27,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 18 4 17,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 61 27 54,25 303,805 39031

178 0 ELA SEVER 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 15 6 13,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 23 54,25 303,668 39076

179 0 ECE BİNGÖL 12S 27 9 24,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 10 4 9,00 6 1 5,75 3 1 2,75 3 2 2,50 59 22 53,50 303,585 39106

180 0 EKİN ERİŞ 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 58 15 54,25 303,519 39132

181 0 ZEYNEP AYDIN 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 13 2 12,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 59 20 54,00 303,474 39152

182 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 30 7 28,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 2 4 1,00 61 29 53,75 303,174 39268

183 0 DİDEM SANCAK  MD 30 8 28,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 5 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 60 26 53,50 302,650 39469

184 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 11 0 11,00 57 14 53,50 301,088 40048

185 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 29 10 26,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 9 6 7,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 1 4,75 59 25 52,75 300,662 40202

186 0 EMİR ÜRAL 12S 26 10 23,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 59 25 52,75 299,976 40469

187 0 EYLÜL ERDEM 12S 30 9 27,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 60 29 52,75 299,825 40536

188 0 AHMAT FUAT GEDİK  MS 27 10 24,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 58 22 52,50 298,835 40960

189 0 İBRHİM K AFA  MD 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 58 22 52,50 298,593 41042

190 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 21 13 17,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 15 6 13,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 60 32 52,00 298,573 41050

191 0 DOĞA SOYLU  M 28 8 26,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 2 7,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 57 20 52,00 298,081 41232

192 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 59 29 51,75 297,776 41329

193 0 S I* SÜZ  ME 25 10 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 0 10,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 5 1 4,75 57 21 51,75 297,546 41424

194 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 8 27,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 19 51,25 294,941 42483

195 0 ONUR SEVGİ 12S 29 5 27,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 1 4,75 55 17 50,75 294,640 42610

196 0 UMUT EGE ERBİL 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 56 19 51,25 294,557 42649

197 0 MİLAY GAMZE KURU  M 31 6 29,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 56 20 51,00 294,468 42693

198 0 DERİN TUĞA 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 9 4 8,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 57 25 50,75 294,297 42742

199 0 YASİN YAŞAR  MS 25 11 22,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 11 6 9,50 3 3 2,25 3 2 2,50 2 1 1,75 57 26 50,50 293,888 42905

200 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 31 9 28,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 6 2 5,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 2 3,50 56 22 50,50 293,591 43044

201 0 TUBA YAKIN  ME 29 8 27,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 55 17 50,75 293,520 43077

202 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER M 29 9 26,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 1 9,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 56 21 50,75 293,151 43219

203 0 GÜLÜMSER 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 7 8,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 58 30 50,50 293,066 43251
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

204 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 14 6 12,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 58 32 50,00 292,103 43644

205 0 ORHAN BAYKAL 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 4 12,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 23 50,25 291,885 43734

206 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 3 2,25 55 20 50,00 291,760 43782

207 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 5 0,75 2 4 1,00 5 1 4,75 59 37 49,75 291,693 43820

208 0 ALANUR DEMİR 12D 30 8 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 2 0,50 54 16 50,00 291,231 44007

209 0 ZEHRA İKAN 12E 31 8 29,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 55 21 49,75 290,972 44118

210 0 EMİR GÖNÜL 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 15 5 13,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 58 33 49,75 290,741 44213

211 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 6 31,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 54 17 49,75 290,049 44472

212 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 28 9 25,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 13 6 11,50 1 2 0,50 1 0 1,00 55 22 49,50 289,773 44575

213 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 17 11 14,25 3 4 2,00 4 3 3,25 4 3 3,25 1 3 0,25 60 44 49,00 289,516 44681

214 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12 29 6 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 54 21 48,75 288,921 44892

215 0 İREM BALIKÇI  M 31 8 29,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 8 2 7,50 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 20 49,00 288,839 44921

216 0 EDHEM GÖRAL  M 26 8 24,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 11 5 9,75 1 3 0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 55 26 48,50 288,121 45178

217 0 FEYZA ERGÜL  MS 27 9 24,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 2 8,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 54 22 48,50 288,008 45216

218 0 ÖZGE PAZAN 12 33 6 31,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 5 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 53 17 48,75 287,982 45228

219 0 ELİF AKBOĞA 12 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 55 27 48,25 287,540 45387

220 0 BURAK BÜSTAÇ   21 11 18,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 16 6 14,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 56 31 48,25 287,106 45577

221 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 19 7 17,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 0 1,00 1 2 0,50 5 1 4,75 53 19 48,25 287,096 45582

222 0 HİLAL YILMAZ  ME 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 18 48,50 286,810 45684

223 0 EYLÜL TEZER 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 53 20 48,00 285,610 46146

224 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 6 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 55 29 47,75 284,945 46429

225 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 53 23 47,25 284,922 46441

226 0 MİNA BÜTÜN  ME 29 10 26,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 8 4 7,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 54 26 47,50 284,070 46744

227 0 RAUF KASIMOĞLU 12 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 9 12,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 56 34 47,50 283,913 46801

228 0 ÖZEN KILIÇ  MD 30 10 27,50 5 0 5,00 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 2 1 1,75 51 16 47,00 282,727 47321

229 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 7 29,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 52 23 46,25 280,467 48222

230 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 32 7 30,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 6 4 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 52 24 46,00 280,391 48242

231 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 12 7 10,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 53 27 46,25 280,197 48310

232 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 30 7 28,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 7 6,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 53 28 46,00 279,430 48623
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

233 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 28 11 25,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 7 13,25 53 28 46,00 279,171 48743

234 0 DERİN YETİŞEN 12E 31 6 29,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 50 17 45,75 278,872 48840

235 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 6 13,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 1 11,75 6 0 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 49 16 45,00 278,751 48889

236 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 13 0,75 6 3 5,25 3 3 2,25 1 0 1,00 55 38 45,50 278,479 48992

237 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 24 11 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 1 1 0,75 1 1 0,75 51 22 45,50 278,159 49133

238 0 KAYMAKÇALAN 12 18 6 16,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 7 16,25 50 18 45,50 277,917 49225

239 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 31 6 29,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 9 3 8,25 4 0 4,00 1 1 0,75 50 19 45,25 277,909 49230

240 0 SILA   29 5 27,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 14 45,50 277,636 49361

241 0 ARDA ÇEKİM 12E 30 8 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 22 45,50 277,584 49390

242 0 ELİFSU DANACI 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 53 32 45,00 277,536 49410

243 0 GÜL BATI 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 51 25 44,75 276,168 49948

244 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 25 6 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 6 11,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 50 21 44,75 275,781 50067

245 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 12 5 10,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 51 26 44,50 275,323 50282

246 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 48 15 44,25 274,249 50675

247 0 SUDENAZ YALI 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 6 4 5,00 48 15 44,25 274,090 50731

248 0 ESRA AKSU 12S 18 12 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 51 30 43,50 273,878 50824

249 0 HİLAL OZANİLİ  M 31 8 29,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 49 20 44,00 273,766 50858

250 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 6 31,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 47 13 43,75 273,053 51100

251 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 29 11 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 50 25 43,75 272,870 51166

252 0 MEHMETARDA EREN  M 29 6 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 47 13 43,75 272,807 51195

253 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 20 13 16,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 15 6 13,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 2 3 1,25 53 39 43,25 272,226 51418

254 0 ŞEYMA K  M 25 11 22,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 3 5,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 49 23 43,25 272,146 51443

255 0 SELİN İKİZ 12D 28 5 26,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 47 14 43,50 272,091 51460

256 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 23 9 20,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 49 24 43,00 272,061 51473

257 0 NAZ 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 22 43,50 272,005 51499

258 0 ESMA ÇİÇEK  MS 28 9 25,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 4 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 49 25 42,75 270,627 52034

259 0 BEYZA ÖZCAN 12E 30 7 28,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 4 3,00 2 2 1,50 48 20 43,00 270,375 52132

260 0 BEYZANUR AĞIR 12S 28 9 25,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 8 4 7,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 48 21 42,75 270,317 52156

261 0 SUDE DİNÇ  MS 24 11 21,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 47 18 42,50 269,928 52282
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

262 0 UTKU ERDEĞER 12D 25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 26 42,50 269,717 52359

263 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 2 0 2,00 4 2 3,50 49 27 42,25 269,605 52414

264 0 NUR EFŞAN İKAN  M 28 10 25,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 1 2,75 47 19 42,25 268,837 52700

265 0 İDİL YALÇIN 12 31 6 29,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 46 15 42,25 268,318 52886

266 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 21 12 18,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 47 22 41,50 268,071 53004

267 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 6 4,50 1 1 0,75 47 20 42,00 267,660 53126

268 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 10 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 47 21 41,75 267,309 53294

269 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 26 12 23,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 47 22 41,50 267,114 53353

270 0 FATMANUR İNANÇ 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 46 18 41,50 266,429 53589

271 0 İREM DURMA Z  M 31 5 29,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 44 11 41,25 265,878 53810

272 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 26 13 22,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 46 20 41,00 264,863 54204

273 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 8 6,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 49 33 40,75 264,332 54437

274 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 25 7 23,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 13 40,75 264,053 54530

275 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 9 27,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 6 10 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 48 29 40,75 263,793 54645

276 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 23 14 19,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 10 10 7,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 50 39 40,25 263,411 54768

277 0 AYLİN ÖNİZ 12E 29 9 26,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 6 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 46 23 40,25 263,157 54870

278 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 17 13,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 0 9,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 46 25 39,75 262,278 55212

279 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 8 21,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 11 5 9,75 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 24 40,00 261,869 55335

280 0 AYŞE AYDIN  M 27 9 24,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 44 17 39,75 261,675 55438

281 0 DOĞA AYAR 12E 27 13 23,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 48 35 39,25 260,555 55871

282 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 27 10 24,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 43 14 39,50 260,431 55918

283 0 NAZ TÜRKOĞLU   27 7 25,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 3 3,25 2 0 2,00 43 15 39,25 259,884 56125

284 0 ŞEYMA SARI  MD 30 7 28,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 43 17 38,75 258,389 56678

285 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 29 9 26,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 258,039 56824

286 0 AZRA ÇELİK  MD 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 45 25 38,75 257,909 56895

287 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 27 11 24,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 46 30 38,50 257,855 56916

288 0 CEYLİN İBAR 12S 26 9 23,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 45 26 38,50 257,671 56978

289 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 21 2 20,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 7 0 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 40 8 38,00 256,517 57411

290 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 29 8 27,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 45 28 38,00 255,916 57603
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

291 0 SİMA YILDIZ 12E 27 12 24,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 25 37,75 254,971 57980

292 0 AZRA KURTTEKİN 12S 26 12 23,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 44 27 37,25 254,670 58048

293 0 MUSTAFA TEKER  MD 29 9 26,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 43 23 37,25 253,723 58442

294 0 ATAKAN ATEŞ 12S 18 20 13,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 8 13 4,75 4 4 3,00 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 49 49 36,75 253,525 58531

295 0 KADİR DENİZLİ  M 27 11 24,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 42 21 36,75 252,331 58966

296 0 MUSTAFA ENEMLİ 12E 24 11 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 44 30 36,50 252,244 58998

297 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 9 31 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 3 6,25 6 3 5,25 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 48 50 35,50 251,466 59303

298 0   11 4 10,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 4 11,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 41 20 36,00 251,427 59329

299 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 26 36,50 251,409 59343

300 0 ALEYNA GÜL 12 28 10 25,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 26 36,50 251,331 59380

301 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 27 12 24,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 41 19 36,25 251,229 59407

302 0 MERT ARSLAN  ME 24 15 20,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 5 0 5,00 7 10 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 46 42 35,50 249,099 60147

303 0 YİĞİT MERCAN 12E 24 11 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 40 19 35,25 248,117 60441

304 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 23 10 20,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 39 15 35,25 248,046 60466

305 0 EGE KARAPEHLİİVAN 12S 19 8 17,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 39 18 34,50 247,700 60594

306 0 MUHAMMED TAŞ  MS 14 15 10,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 13 5 11,75 1 3 0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 43 35 34,25 246,375 61053

307 0 BEYZA NUR AKAN  M 24 10 21,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 39 17 34,75 246,346 61071

308 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12 16 14 12,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 3 8,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 42 31 34,25 245,883 61210

309 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 26 11 23,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 40 23 34,25 245,246 61432

310 0 AZRA TUNCAY 12D 26 13 22,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 4 2,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 42 31 34,25 245,232 61436

311 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 20 19 15,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 41 28 34,00 244,718 61619

312 0 CANSU AKAR  M 23 17 18,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 41 29 33,75 244,214 61732

313 0 KADİR GÜMÜŞDERE  M 21 12 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 8 4 7,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 41 28 34,00 243,995 61820

314 0 RABİA KAYA  MS 18 14 14,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 39 23 33,25 243,380 62015

315 0 İPEK GÜNBAY  ME 14 5 12,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 10 2 9,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 39 23 33,25 243,287 62060

316 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 25 9 22,75 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 0 1,00 39 22 33,50 243,015 62109

317 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 23 33,25 241,997 62446

318 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MD 27 8 25,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 4 3,00 38 19 33,25 241,850 62521

319 0 BERKAY KARABACAK  M 26 10 23,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 37 16 33,00 241,176 62731
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

320 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 10 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 36 13 32,75 240,577 62895

321 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 28 7 26,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 36 13 32,75 240,380 62982

322 0 DİLBER BAYRAM  ME 27 10 24,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 37 18 32,50 239,643 63194

323 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 14 19,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 7 4 6,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 40 32 32,00 238,830 63424

324 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 22 14 18,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 6 14 2,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 44 48 32,00 238,795 63429

325 0 BERAT DEMİRCAN  ME 25 12 22,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 38 25 31,75 237,241 63860

326 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  M 27 12 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 36 18 31,50 236,762 64010

327 0 ASYA SU YAVUZ 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 38 27 31,25 236,664 64033

328 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 13 25 6,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 19 1,25 0 2 -0,50 6 1 5,75 3 3 2,25 5 0 5,00 44 55 30,25 236,331 64095

329 0 İRFAN KABAŞ 12S 17 5 15,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 6 4 5,00 34 13 30,75 234,748 64506

330 0 SEDA ŞENGÜL 12D 25 12 22,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 37 26 30,50 233,876 64778

331 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 26 11 23,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 35 24 29,00 229,664 65810

332 0 DİCLE KAYA  MS 19 18 14,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 35 27 28,25 228,238 66117

333 0 EFE ALTAN  ME 23 13 19,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 35 28 28,00 226,404 66536

334 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 10 20 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 1 1 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 2 1 1,75 37 41 26,75 224,398 66978

335 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 22 16 18,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 33 25 26,75 222,994 67265

336 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 16 13 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 5 6,75 2 5 0,75 2 3 1,25 3 3 2,25 35 35 26,25 222,496 67352

337 0 KAAN ARIKAN  ME 22 9 19,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 2 5,50 30 14 26,50 222,148 67439

338 0 SILA *SOY 12E 19 12 16,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 1 1 0,75 32 23 26,25 221,520 67551

339 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 21 16 17,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 32 26 25,50 219,545 67906

340 0 METE BİÇİCİ 12S 16 14 12,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 10 -0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 34 38 24,50 217,552 68326

341 0 SERMEDAĞ *ŞKUN 12S 11 11 8,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 32 30 24,50 217,365 68347

342 0 FIRAT KUZEY   21 14 17,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 22 24,50 216,550 68496

343 0 SAİME GÖVŞEN  M 20 12 17,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 29 19 24,25 215,680 68678

344 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 1 12,75 3 3 2,25 1 1 0,75 4 2 3,50 26 12 23,00 213,721 69001

345 0 İREM YALÇIN 12E 18 16 14,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 31 23,25 212,514 69218

346 0 NAGİHAN ERTEM  MS 22 15 18,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 0 1,00 2 4 1,00 29 26 22,50 211,140 69425

347 0 SENAAAKSUR 12E 16 20 11,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 7 10 4,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 34 47 22,25 209,767 69649

348 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 22 11,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 14 4,50 33 48 21,00 206,241 70158
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,16 8,87 23,94 3,34 1,22 3,03 1,24 1,93 0,75 2,01 1,61 1,61 4,24 0,36 4,15 0,00 0,00 0,00 13,28 3,16 12,49 1,82 1,05 1,56 2,26 1,49 1,88 2,95 0,92 2,72 2,67 0,98 2,43 59,9721,59 54,56 301,860

Okul Ortalaması 27,12 8,87 24,90 3,42 1,31 3,09 1,35 2,00 0,85 2,05 1,72 1,62 4,34 0,38 4,24 0,00 0,00 0,00 12,83 3,39 11,98 1,52 0,95 1,28 2,19 1,66 1,78 2,67 0,91 2,44 2,64 0,96 2,40 60,1322,15 54,58 305,440

KATILIMLAR

349 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 20 11,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 33 19,75 202,846 70604

350 0 ENES TALHA 12S 16 4 15,00 1 1 0,75 4 2 3,50 21 7 19,25 202,040 70711

351 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 16 13 12,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 18 19,50 201,998 70722

352 0 UMUT TALHA  İĞİTER  ME 13 10 10,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 24 19 19,25 201,144 70844

353 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 16 19,00 23 16 19,00 200,205 70967

354 0 BENRFİN GÖK  M 21 11 18,25 21 11 18,25 198,024 71220

355 0 ECE BURŞUK  M 16 8 14,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 21 12 18,00 197,371 71282

356 0 ALPEREN SARP 12E 9 5 7,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 196,789 71335

357 0 ARDA BİLİR 12 12 5 10,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 20 10 17,50 196,034 71426

358 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 8 14,00 2 4 1,00 18 12 15,00 189,050 72099

359 0 KADİRHAN İNAN 12S 8 4 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 17 12 14,00 185,800 72390

360 0 HALİME KAYA 12 12 12 9,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 8 -2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 33 13,75 185,096 72444

361 0 EMRE DELEN   8 8 6,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 16 16 12,00 180,016 72870

362 0 ARDA KELEŞ  M 5 12 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 18 11,50 178,876 72950
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  M 36 4 35,00 16 2 15,50 37 3 36,25 19 1 18,75 108 10 105,50 457,337 1 1 2 20 422

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 34 6 32,50 16 4 15,00 38 2 37,50 20 0 20,00 108 12 105,00 456,189 1 2 3 21 462

3 0 BATIN CAN 12S 36 3 35,25 17 1 16,75 35 4 34,00 19 0 19,00 107 8 105,00 455,939 2 3 4 23 485

4 0 BERRAK ŞEKER 12S 36 4 35,00 14 5 12,75 37 2 36,50 20 0 20,00 107 11 104,25 453,927 3 4 5 24 560

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 34 6 32,50 15 3 14,25 39 1 38,75 19 1 18,75 107 11 104,25 453,708 4 5 6 26 564

6 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12 37 3 36,25 13 7 11,25 38 2 37,50 17 3 16,25 105 15 101,25 444,277 1 6 8 43 1207

7 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 37 3 36,25 14 6 12,50 38 2 37,50 16 4 15,00 105 15 101,25 444,013 5 7 9 44 1223

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 16 3 15,25 33 5 31,75 19 1 18,75 102 15 98,25 436,167 2 8 11 61 1950

9 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 9 27,75 12 8 10,00 38 2 37,50 20 0 20,00 100 19 95,25 427,690 6 9 12 91 3088

10 0 BEYZANUR YAMAN 12S 37 3 36,25 15 2 14,50 30 3 29,25 16 3 15,25 98 11 95,25 426,538 7 10 13 98 3292

11 0 ELİF SUDE TÜRK 12B 31 9 28,75 14 4 13,00 37 3 36,25 16 4 15,00 98 20 93,00 420,011 1 12 17 121 4335

12 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 13 4 12,00 32 5 30,75 15 4 14,00 97 16 93,00 419,650 8 13 18 123 4412

13 0 YİĞİT USTA 12 34 6 32,50 13 7 11,25 30 5 28,75 20 0 20,00 97 18 92,50 419,578 3 14 19 124 4425

14 0 SEMİH SAKCI 12 32 7 30,25 14 5 12,75 34 2 33,50 17 3 16,25 97 17 92,75 419,530 4 15 20 125 4431

15 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 6 30,50 13 7 11,25 34 2 33,50 17 2 16,50 96 17 91,75 416,639 5 16 21 138 4968

16 0 MELİS SOLAK 12A 32 8 30,00 15 3 14,25 37 3 36,25 13 6 11,50 97 20 92,00 416,299 1 17 22 142 5031

17 0 İREM ÇELİK 12S 36 4 35,00 14 6 12,50 27 6 25,50 18 1 17,75 95 17 90,75 413,929 9 18 23 152 5511

18 11208 AZRA MOLLA 12S 31 9 28,75 13 7 11,25 34 1 33,75 17 2 16,50 95 19 90,25 412,281 10 20 25 160 5811

19 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 34 5 32,75 13 5 11,75 34 4 33,00 14 6 12,50 95 20 90,00 410,596 11 21 26 167 6182

20 0 HAVİN İREM CURKA  MS 32 7 30,25 16 1 15,75 32 5 30,75 14 4 13,00 94 17 89,75 410,064 1 22 27 171 6282

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 32 8 30,00 16 4 15,00 29 3 28,25 17 3 16,25 94 18 89,50 410,052 12 23 28 172 6283

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 33 7 31,25 11 8 9,00 34 4 33,00 17 3 16,25 95 22 89,50 409,963 13 24 29 174 6310

23 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 3 35,25 13 6 11,50 31 3 30,25 13 2 12,50 93 14 89,50 409,088 1 25 30 177 6505

24 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 36 4 35,00 12 8 10,00 25 0 25,00 19 1 18,75 92 13 88,75 408,273 2 27 32 181 6671

25 0 İCLAL SEVER  MS 38 2 37,50 13 6 11,50 26 1 25,75 15 3 14,25 92 12 89,00 407,976 2 28 33 184 6737

26 0 BERAT AK 12B 34 6 32,50 13 7 11,25 34 6 32,50 14 6 12,50 95 25 88,75 406,938 2 30 35 190 6961

27 0 BELİNAY DADGİZ 12S 32 8 30,00 13 7 11,25 33 3 32,25 16 4 15,00 94 22 88,50 406,806 14 31 36 192 6994

28 0 ALİ YAS N 12S 30 9 27,75 12 7 10,25 32 4 31,00 19 1 18,75 93 21 87,75 405,474 15 32 37 199 7284

29 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 16 3 15,25 27 4 26,00 18 1 17,75 92 17 87,75 405,290 3 33 38 201 7335

30 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 32 7 30,25 16 4 15,00 27 6 25,50 17 2 16,50 92 19 87,25 403,521 4 34 39 208 7779

31 0 BURAK ÇIVGIN 12S 31 9 28,75 14 5 12,75 30 5 28,75 17 3 16,25 92 22 86,50 401,271 16 35 40 219 8308

32 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 11 6 9,50 34 6 32,50 13 4 12,00 92 21 86,75 400,952 3 36 41 221 8384

33 0 DAMLA KİŞİN  M 34 6 32,50 11 8 9,00 30 2 29,50 16 4 15,00 91 20 86,00 399,424 4 38 43 231 8719

34 0 ECRİN BİLEN 12 31 5 29,75 12 5 10,75 28 3 27,25 18 2 17,50 89 15 85,25 397,853 6 39 44 240 9064

35 0 YÜKSEL EMRE DENİZ  MS 35 5 33,75 12 7 10,25 27 6 25,50 16 4 15,00 90 22 84,50 395,029 5 41 46 257 9783

36 0 NACİYE YÜKSEL 12E 30 9 27,75 16 4 15,00 28 2 27,50 14 0 14,00 88 15 84,25 394,230 2 42 47 261 9970

37 0 İDİL Y 12E 33 7 31,25 12 8 10,00 32 5 30,75 13 3 12,25 90 23 84,25 393,725 3 43 48 269 10093

38 0 PINAR YILMAZ 12S 33 7 31,25 13 6 11,50 23 4 22,00 19 1 18,75 88 18 83,50 392,995 17 44 49 271 10294

39 0 ESRA NUR TÜRK 12S 31 9 28,75 13 3 12,25 29 4 28,00 15 2 14,50 88 18 83,50 392,100 18 46 51 280 10546

40 0 ARDA PALALI 12S 31 9 28,75 10 9 7,75 34 3 33,25 15 5 13,75 90 26 83,50 391,882 19 47 52 282 10604

41 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 34 6 32,50 12 5 10,75 31 9 28,75 13 6 11,50 90 26 83,50 391,351 7 48 53 284 10744

42 0 BORA ALTINIŞIK 12S 31 9 28,75 14 6 12,50 29 4 28,00 15 5 13,75 89 24 83,00 390,473 20 49 54 288 10979

43 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 11 8 9,00 32 6 30,50 14 5 12,75 89 27 82,25 387,995 21 51 57 308 11653

44 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 31 9 28,75 15 5 13,75 28 5 26,75 14 6 12,50 88 25 81,75 386,552 22 52 58 315 12043

45 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 4 32,00 12 5 10,75 26 6 24,50 15 3 14,25 86 18 81,50 386,121 23 53 59 316 12134

46 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 30 10 27,50 14 6 12,50 89 31 81,25 385,110 24 54 60 325 12393

47 0 AYŞEGÜL TAY 12 30 10 27,50 15 3 14,25 30 5 28,75 12 5 10,75 87 23 81,25 384,726 8 55 61 327 12484

48 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 33 6 31,50 13 7 11,25 30 2 29,50 10 4 9,00 86 19 81,25 384,234 4 56 62 331 12623
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

49 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 30 9 27,75 9 11 6,25 34 4 33,00 15 5 13,75 88 29 80,75 383,837 2 57 63 335 12743

50 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 34 6 32,50 16 4 15,00 26 7 24,25 11 8 9,00 87 25 80,75 382,797 25 58 64 345 13001

51 0 DENİZ GÜLER 12D 33 7 31,25 16 4 15,00 23 1 22,75 12 2 11,50 84 14 80,50 382,643 1 59 65 350 13056

52 0 BERKAY ALKAN 12Z 33 6 31,50 12 7 10,25 24 4 23,00 16 3 15,25 85 20 80,00 381,958 1 60 66 354 13231

53 0 BEREN ŞAHİN  MS 35 5 33,75 9 6 7,50 29 4 28,00 12 5 10,75 85 20 80,00 380,887 6 61 67 360 13499

54 0 FATİH KURFALLI  MS 31 5 29,75 15 3 14,25 24 3 23,25 13 2 12,50 83 13 79,75 380,689 7 62 68 363 13557

55 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 14 3 13,25 26 2 25,50 15 4 14,00 84 18 79,50 380,332 26 63 69 365 13651

56 0 BAŞAK  M 35 5 33,75 10 9 7,75 25 3 24,25 14 1 13,75 84 18 79,50 380,095 5 64 70 370 13726

57 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 31 5 29,75 13 3 12,25 23 2 22,50 15 1 14,75 82 11 79,25 379,705 8 65 71 371 13829

58 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 36 4 35,00 12 5 10,75 19 2 18,50 15 1 14,75 82 12 79,00 378,867 2 66 74 377 14055

59 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 35 5 33,75 13 5 11,75 24 2 23,50 10 1 9,75 82 13 78,75 377,055 5 67 75 391 14623

60 0 ARDA KARACA  MS 30 7 28,25 11 7 9,25 28 4 27,00 14 3 13,25 83 21 77,75 374,974 9 68 76 398 15177

61 0 BEYZANUR AYDIN  M 34 5 32,75 13 4 12,00 23 3 22,25 12 5 10,75 82 17 77,75 374,372 6 69 77 404 15349

62 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 8 28,00 10 4 9,00 28 1 27,75 13 1 12,75 81 14 77,50 374,133 27 70 78 406 15419

63 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 30 9 27,75 14 5 12,75 23 7 21,25 16 4 15,00 83 25 76,75 372,487 10 71 79 414 15908

64 0 FERAY  M 34 4 33,00 12 5 10,75 22 3 21,25 13 4 12,00 81 16 77,00 372,438 7 72 80 415 15922

65 0 SUDE KÜÇÜK 12S 34 5 32,75 11 7 9,25 25 7 23,25 13 7 11,25 83 26 76,50 370,796 28 73 81 425 16386

66 0 SUDE ŞEŞEN  M 31 8 29,00 14 5 12,75 22 4 21,00 14 4 13,00 81 21 75,75 369,094 8 74 82 441 16891

67 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 33 7 31,25 13 4 12,00 22 4 21,00 12 5 10,75 80 20 75,00 366,353 29 75 86 460 17707

68 0 FERAYE U *R 12 31 7 29,25 11 7 9,25 28 7 26,25 12 7 10,25 82 28 75,00 366,244 9 76 87 462 17741

69 0 ESMA TOPTAŞ 12S 33 6 31,50 12 6 10,50 24 5 22,75 11 4 10,00 80 21 74,75 365,433 30 78 89 469 17979

70 0 BERK ÖZYÜREK 12S 31 7 29,25 11 5 9,75 19 3 18,25 17 1 16,75 78 16 74,00 364,772 31 79 91 477 18187

71 0 IŞIL ELMAS  M 23 13 19,75 11 5 9,75 35 1 34,75 11 6 9,50 80 25 73,75 362,588 9 80 93 492 18835

72 0 ALPER ARSLAN 12S 24 12 21,00 14 5 12,75 28 9 25,75 15 5 13,75 81 31 73,25 362,084 32 82 95 497 18955

73 0 NİL TURBİL  M 31 9 28,75 17 3 16,25 21 4 20,00 8 1 7,75 77 17 72,75 359,193 10 83 96 511 19844

74 0 AYÇA POLAT  MS 31 8 29,00 12 4 11,00 19 5 17,75 15 2 14,50 77 19 72,25 359,170 11 84 97 512 19856

75 0 NAZLICAN DARCAN 12D 36 3 35,25 13 4 12,00 15 2 14,50 11 1 10,75 75 10 72,50 358,971 3 85 98 516 19924

76 0 NEHİR GÖKCEN 12S 31 8 29,00 13 6 11,50 24 5 22,75 11 7 9,25 79 26 72,50 358,738 33 86 99 517 19998

77 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 10 26,50 11 6 9,50 23 14 19,50 17 3 16,25 80 33 71,75 358,122 12 87 100 526 20180

78 0 EMİR YALÇIN 12S 31 8 29,00 16 4 15,00 13 3 12,25 16 3 15,25 76 18 71,50 357,188 34 88 101 532 20473

79 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 8 28,00 13 6 11,50 21 8 19,00 14 4 13,00 78 26 71,50 356,664 13 89 102 535 20609

80 0 ZEYNEP ERBAY  MS 31 9 28,75 12 5 10,75 17 3 16,25 16 2 15,50 76 19 71,25 356,468 14 90 103 537 20672

81 0 DİLVİN YEĞEN  MD 30 9 27,75 10 5 8,75 26 2 25,50 10 3 9,25 76 19 71,25 355,071 1 92 106 556 21153

82 0 BURCU CEYHAN 12S 31 9 28,75 11 6 9,50 22 3 21,25 12 5 10,75 76 23 70,25 352,471 35 94 109 578 22000

83 0 SİNEM SUCU 12E 33 6 31,50 11 9 8,75 23 5 21,75 10 7 8,25 77 27 70,25 351,859 6 96 111 581 22206

84 0 SÜEDA COŞAN 12 34 6 32,50 12 8 10,00 17 3 16,25 12 4 11,00 75 21 69,75 351,006 10 97 112 588 22484

85 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 5 32,75 13 2 12,50 12 1 11,75 13 2 12,50 72 10 69,50 350,632 36 98 113 592 22592

86 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 35 5 33,75 14 6 12,50 18 1 17,75 6 0 6,00 73 12 70,00 350,630 7 99 114 593 22594

87 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 4 32,00 9 8 7,00 19 4 18,00 14 6 12,50 75 22 69,50 350,583 37 100 115 594 22608

88 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 33 6 31,50 9 7 7,25 22 7 20,25 11 5 9,75 75 25 68,75 347,788 15 105 121 619 23475

89 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 27 12 24,00 10 8 8,00 24 3 23,25 14 5 12,75 75 28 68,00 346,398 16 106 123 631 23938

90 0 ARDA SÖZER  MS 20 7 18,25 14 3 13,25 22 2 21,50 15 1 14,75 71 13 67,75 346,269 17 108 125 635 23979

91 0 ARDA YILDIRIM  MS 35 1 34,75 11 5 9,75 19 1 18,75 7 7 5,25 72 14 68,50 346,027 18 109 126 638 24063

92 0 CANSU EREN  MS 30 10 27,50 11 5 9,75 22 2 21,50 10 3 9,25 73 20 68,00 345,579 19 110 127 639 24205

93 0 EREN ACAR 12B 30 9 27,75 13 6 11,50 26 6 24,50 5 2 4,50 74 23 68,25 345,268 3 111 128 641 24288

94 0 CEREN ÇETE 12 38 2 37,50 13 7 11,25 10 6 8,50 11 2 10,50 72 17 67,75 344,972 11 112 129 644 24377

95 0 ECEM ERKİL 12S 33 6 31,50 13 2 12,50 20 2 19,50 6 6 4,50 72 16 68,00 344,484 38 113 130 647 24531

96 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 33 5 31,75 11 7 9,25 17 6 15,50 12 4 11,00 73 22 67,50 344,428 11 114 131 650 24553
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

97 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 29 11 26,25 15 4 14,00 24 6 22,50 6 5 4,75 74 26 67,50 343,183 39 116 133 659 24986

98 0 NİL GEDİKLİ 12S 29 3 28,25 12 5 10,75 19 6 17,50 12 6 10,50 72 20 67,00 342,930 40 117 134 662 25058

99 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 32 7 30,25 12 3 11,25 13 3 12,25 14 4 13,00 71 17 66,75 342,727 41 118 135 666 25125

100 0 REŞİT ACAR  ME 30 9 27,75 18 2 17,50 18 5 16,75 6 3 5,25 72 19 67,25 342,577 1 119 136 667 25175

101 0 HATİCE ATASOY  MS 11 4 10,00 8 12 5,00 34 2 33,50 18 2 17,50 71 20 66,00 341,810 20 120 137 674 25418

102 0 BELİNAY DAĞLI 12S 31 6 29,50 11 6 9,50 17 5 15,75 13 5 11,75 72 22 66,50 341,710 42 121 138 675 25446

103 0 CANSU AYAND * 12S 26 11 23,25 10 8 8,00 27 8 25,00 12 8 10,00 75 35 66,25 340,679 43 122 139 684 25757

104 0 RAVZ*NUR KARABACAK12S 27 8 25,00 12 4 11,00 18 1 17,75 13 3 12,25 70 16 66,00 340,453 44 123 140 689 25837

105 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 28 11 25,25 15 5 13,75 21 10 18,50 10 5 8,75 74 31 66,25 340,431 2 124 141 690 25844

106 0 NEVA YERLİYURT 12D 34 5 32,75 15 4 14,00 8 1 7,75 12 3 11,25 69 13 65,75 339,400 4 125 142 700 26188

107 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 10 9 7,75 20 2 19,50 12 5 10,75 72 25 65,75 339,304 21 126 143 703 26220

108 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 31 8 29,00 12 7 10,25 22 3 21,25 7 7 5,25 72 25 65,75 338,086 45 127 145 711 26620

109 0 ELA YILDIZ 12E 35 5 33,75 8 7 6,25 21 2 20,50 7 7 5,25 71 21 65,75 337,960 8 128 146 713 26653

110 0 ZEYNEP SÜDA ŞİMŞEKLİ M 31 6 29,50 12 7 10,25 15 1 14,75 12 5 10,75 70 19 65,25 337,839 12 129 147 716 26687

111 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 31 4 30,00 12 6 10,50 23 5 21,75 4 2 3,50 70 17 65,75 337,682 9 131 149 718 26739

112 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 12 8 10,00 26 7 24,25 4 5 2,75 73 29 65,75 337,530 46 132 150 719 26785

113 0 FETTUMA * LEL  M 31 8 29,00 9 6 7,50 14 1 13,75 15 4 14,00 69 19 64,25 335,615 13 133 151 731 27398

114 0 ŞEVVAL SARA 12S 23 12 20,00 9 6 7,50 25 5 23,75 14 4 13,00 71 27 64,25 335,546 47 134 152 732 27417

115 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 9 26,75 13 6 11,50 14 2 13,50 13 3 12,25 69 20 64,00 334,577 22 135 153 738 27733

116 0 SUDE TEPECİK 12S 31 9 28,75 12 4 11,00 13 4 12,00 13 4 12,00 69 21 63,75 333,751 48 137 156 744 28004

117 0 BEYZA DURSUN  MS 28 11 25,25 12 5 10,75 19 5 17,75 11 5 9,75 70 26 63,50 332,575 23 138 157 753 28416

118 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 29 11 26,25 9 7 7,25 19 7 17,25 14 6 12,50 71 31 63,25 332,400 12 139 158 756 28473

119 0 ADA YALÇIN 12E 31 6 29,50 12 3 11,25 19 3 18,25 5 1 4,75 67 13 63,75 332,126 10 140 159 760 28550

120 0 KEREM KIRCA 12 27 13 23,75 12 5 10,75 19 5 17,75 12 5 10,75 70 28 63,00 331,361 13 141 160 768 28815

121 0 EMİNE AKKOYUN 12S 24 6 22,50 14 4 13,00 15 1 14,75 13 2 12,50 66 13 62,75 331,066 49 142 162 774 28952

122 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 10 26,50 12 4 11,00 18 4 17,00 10 6 8,50 69 24 63,00 330,815 50 143 163 775 29036

123 0 MALİ BİNİCİ 12S 28 7 26,25 12 4 11,00 20 2 19,50 7 4 6,00 67 17 62,75 329,532 51 145 165 779 29488

124 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 33 5 31,75 14 4 13,00 11 3 10,25 9 6 7,50 67 18 62,50 329,063 3 146 166 782 29640

125 0 ELİFSU ZORBA 12E 34 6 32,50 13 5 11,75 16 4 15,00 4 2 3,50 67 17 62,75 328,877 11 147 167 784 29698

126 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 12 6 10,50 13 6 11,50 9 0 9,00 67 19 62,25 328,646 12 148 168 786 29775

127 0 ZEYNEP KARA 12 34 6 32,50 11 7 9,25 9 1 8,75 12 2 11,50 66 16 62,00 328,436 14 149 169 788 29851

128 0 SEZGİN  MS 23 10 20,50 10 10 7,50 22 8 20,00 15 5 13,75 70 33 61,75 328,391 24 150 170 789 29867

129 0 TUNA ÇOKSEVER 12 27 11 24,25 15 5 13,75 20 10 17,50 9 10 6,50 71 36 62,00 327,514 15 151 171 799 30160

130 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 29 10 26,50 11 7 9,25 21 5 19,75 7 3 6,25 68 25 61,75 326,638 13 152 172 807 30466

131 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 13 21,75 13 3 12,25 19 12 16,00 12 3 11,25 69 31 61,25 326,403 25 153 173 808 30539

132 0 ECEM ARSLAN 12E 35 4 34,00 14 6 12,50 12 9 9,75 6 3 5,25 67 22 61,50 325,593 14 155 177 819 30851

133 0 EMİNE YURTCU  M 25 14 21,50 10 6 8,50 21 4 20,00 12 4 11,00 68 28 61,00 325,578 14 156 178 820 30858

134 0 TALHA GÜRCAN  M 25 13 21,75 12 8 10,00 23 7 21,25 10 8 8,00 70 36 61,00 324,923 15 157 179 829 31107

135 0 ELA NAZ DEMİR 12E 36 4 35,00 11 8 9,00 14 5 12,75 6 6 4,50 67 23 61,25 324,638 15 158 180 834 31188

136 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 28 10 25,50 10 5 8,75 19 8 17,00 11 6 9,50 68 29 60,75 324,448 52 159 181 836 31254

137 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 31 7 29,25 11 6 9,50 11 4 10,00 12 2 11,50 65 19 60,25 323,375 2 160 183 848 31634

138 0 MELİH SÜMER  M 31 6 29,50 10 7 8,25 16 3 15,25 8 2 7,50 65 18 60,50 323,197 16 161 184 850 31695

139 0 ÇINAR BİRCAN 12 25 10 22,50 14 6 12,50 24 8 22,00 5 6 3,50 68 30 60,50 322,473 16 162 186 856 31978

140 0 YELDA İŞBİLİR  MD 34 6 32,50 11 6 9,50 12 4 11,00 8 3 7,25 65 19 60,25 322,373 3 163 187 857 32018

141 0 EMİRHAN BOZ  MS 27 10 24,50 12 4 11,00 16 9 13,75 12 6 10,50 67 29 59,75 321,787 26 164 188 864 32229

142 0 NİSA AKSU  ME 30 9 27,75 14 4 13,00 19 3 18,25 1 0 1,00 64 16 60,00 320,370 4 165 189 877 32727

143 0 ERSİN AKKOÇ 12S 29 10 26,50 9 10 6,50 16 4 15,00 12 4 11,00 66 28 59,00 319,620 53 166 190 888 32987

144 0 EMİN PALA  MS 28 12 25,00 9 5 7,75 21 8 19,00 9 6 7,50 67 31 59,25 319,611 27 167 191 889 32992
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

145 0 TUĞRUL EREN 12 32 5 30,75 12 5 10,75 12 4 11,00 9 9 6,75 65 23 59,25 319,380 17 168 192 892 33080

146 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 13 4 12,00 14 7 12,25 7 8 5,00 66 27 59,25 319,017 54 169 193 897 33251

147 0 DENİZ ŞENKAL  M 28 11 25,25 16 4 15,00 12 3 11,25 8 2 7,50 64 20 59,00 318,957 17 170 194 898 33272

148 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 28 7 26,25 12 6 10,50 13 9 10,75 12 4 11,00 65 26 58,50 318,206 55 172 196 907 33540

149 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 28 9 25,75 12 4 11,00 16 6 14,50 9 6 7,50 65 25 58,75 318,172 56 173 197 908 33555

150 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 25 15 21,25 12 6 10,50 17 13 13,75 14 6 12,50 68 40 58,00 317,163 28 174 198 921 33971

151 0 SILA DİLBAZ  MS 31 5 29,75 9 7 7,25 17 3 16,25 7 7 5,25 64 22 58,50 316,829 29 175 199 924 34113

152 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 28 11 25,25 13 5 11,75 18 3 17,25 6 8 4,00 65 27 58,25 315,947 18 176 201 932 34455

153 0 KEMAL HORUZ 12E 32 7 30,25 13 3 12,25 13 9 10,75 6 5 4,75 64 24 58,00 315,303 16 177 202 939 34696

154 0 EBRAR YILMAZ 12D 35 5 33,75 16 4 15,00 4 7 2,25 8 6 6,50 63 22 57,50 314,201 5 179 204 951 35128

155 0 EMİR GÜNEŞ 12S 27 12 24,00 9 8 7,00 19 7 17,25 10 4 9,00 65 31 57,25 314,103 57 180 205 952 35163

156 0 CEYLİN UYĞUN   32 7 30,25 12 6 10,50 10 7 8,25 10 7 8,25 64 27 57,25 313,869 1 181 206 955 35251

157 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 7 30,25 12 6 10,50 16 0 16,00 1 0 1,00 61 13 57,75 313,717 17 182 207 958 35304

158 0 BEYZA ORTA 12E 32 8 30,00 14 5 12,75 16 5 14,75 0 2 -0,50 62 20 57,00 311,219 18 184 210 981 36251

159 0 BELEN SARI 12E 29 10 26,50 13 4 12,00 13 2 12,50 6 2 5,50 61 18 56,50 311,143 19 185 211 982 36270

160 0 BADE GÖREN 12D 31 9 28,75 13 6 11,50 13 4 12,00 5 4 4,00 62 23 56,25 310,034 6 186 213 993 36693

161 0 TAHA ÇOKSEVER  M 26 11 23,25 14 5 12,75 18 1 17,75 3 2 2,50 61 19 56,25 309,808 18 187 214 995 36769

162 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 6 32,50 11 6 9,50 9 0 9,00 5 0 5,00 59 12 56,00 309,439 4 189 216 998 36911

163 0 MUSTAFA KÖSE  MS 29 11 26,25 10 9 7,75 17 9 14,75 9 8 7,00 65 37 55,75 309,239 30 190 217 1001 36985

164 0 HİLAL TEKİN  MS 27 12 24,00 11 7 9,25 13 4 12,00 11 4 10,00 62 27 55,25 308,500 31 191 218 1009 37271

165 0 ALPEREN MİRAÇ EKŞİ 12S 29 9 26,75 14 5 12,75 8 4 7,00 10 6 8,50 61 24 55,00 307,427 58 193 220 1016 37653

166 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 26 6 24,50 10 6 8,50 10 6 8,50 13 1 12,75 59 19 54,25 306,170 59 194 221 1029 38116

167 0 EZGİ ÇOKAL  MD 29 8 27,00 9 7 7,25 12 2 11,50 9 1 8,75 59 18 54,50 305,954 5 195 222 1032 38191

168 0 IRMAK SEMERCİ  ME 33 5 31,75 14 5 12,75 9 2 8,50 2 0 2,00 58 12 55,00 305,894 5 196 224 1034 38218

169 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 8 29,00 12 5 10,75 15 5 13,75 2 2 1,50 60 20 55,00 305,807 20 197 225 1037 38253

170 0 KAAN KURT  MS 23 10 20,50 9 5 7,75 20 4 19,00 9 7 7,25 61 26 54,50 305,736 32 198 226 1040 38279

171 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 29 7 27,25 12 6 10,50 12 3 11,25 7 7 5,25 60 23 54,25 304,475 60 199 227 1053 38786

172 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 9 26,75 12 3 11,25 12 3 11,25 6 4 5,00 59 19 54,25 304,437 33 200 228 1054 38807

173 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 20 5 18,75 14 2 13,50 11 1 10,75 12 5 10,75 57 13 53,75 304,416 19 201 229 1055 38815

174 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 8 29,00 10 7 8,25 10 3 9,25 9 6 7,50 60 24 54,00 304,190 7 202 230 1059 38880

175 0 MÜGE AKGÜL 12 24 7 22,25 12 2 11,50 14 2 13,50 8 5 6,75 58 16 54,00 304,175 19 203 231 1060 38887

176 0 BİLGE TAŞKIN  MS 28 10 25,50 9 7 7,25 16 7 14,25 9 8 7,00 62 32 54,00 304,127 34 204 232 1061 38903

177 0 BEGÜM KIRTOK 12 30 10 27,50 8 9 5,75 20 6 18,50 3 2 2,50 61 27 54,25 303,805 20 205 233 1065 39031

178 0 ELA SEVER 12E 31 9 28,75 12 7 10,25 15 6 13,50 2 1 1,75 60 23 54,25 303,668 21 206 234 1066 39076

179 0 ECE BİNGÖL 12S 27 9 24,75 10 5 8,75 10 4 9,00 12 4 11,00 59 22 53,50 303,585 61 207 235 1068 39106

180 0 EKİN ERİŞ 12E 32 8 30,00 15 5 13,75 10 2 9,50 1 0 1,00 58 15 54,25 303,519 22 208 236 1069 39132

181 0 ZEYNEP AYDIN 12E 28 12 25,00 14 5 12,75 13 2 12,50 4 1 3,75 59 20 54,00 303,474 23 209 237 1070 39152

182 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 30 7 28,25 13 6 11,50 10 8 8,00 8 8 6,00 61 29 53,75 303,174 8 210 238 1075 39268

183 0 DİDEM SANCAK  MD 30 8 28,00 11 5 9,75 10 5 8,75 9 8 7,00 60 26 53,50 302,650 6 211 239 1080 39469

184 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 32 8 30,00 14 6 12,50 11 0 11,00 57 14 53,50 301,088 7 213 241 1094 40048

185 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 29 10 26,50 12 4 11,00 9 6 7,50 9 5 7,75 59 25 52,75 300,662 35 214 242 1101 40202

186 0 EMİR ÜRAL 12S 26 10 23,50 11 5 9,75 16 4 15,00 6 6 4,50 59 25 52,75 299,976 62 216 245 1108 40469

187 0 EYLÜL ERDEM 12S 30 9 27,75 10 9 7,75 14 4 13,00 6 7 4,25 60 29 52,75 299,825 63 217 246 1110 40536

188 0 AHMAT FUAT GEDİK  MS 27 10 24,50 15 2 14,50 12 4 11,00 4 6 2,50 58 22 52,50 298,835 36 219 248 1120 40960

189 0 İBRHİM K AFA  MD 30 9 27,75 14 5 12,75 11 3 10,25 3 5 1,75 58 22 52,50 298,593 8 220 249 1122 41042

190 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 21 13 17,75 13 4 12,00 17 9 14,75 9 6 7,50 60 32 52,00 298,573 64 221 250 1123 41050

191 0 DOĞA SOYLU  M 28 8 26,00 12 6 10,50 10 2 9,50 7 4 6,00 57 20 52,00 298,081 20 222 251 1130 41232

192 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 12 7 10,25 6 12 3,00 9 3 8,25 59 29 51,75 297,776 9 223 252 1132 41329
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

193 0 S I* SÜZ  ME 25 10 22,50 14 5 12,75 11 4 10,00 7 2 6,50 57 21 51,75 297,546 6 224 253 1138 41424

194 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 8 27,00 13 4 12,00 12 6 10,50 2 1 1,75 56 19 51,25 294,941 7 225 254 1159 42483

195 0 ONUR SEVGİ 12S 29 5 27,75 13 2 12,50 5 6 3,50 8 4 7,00 55 17 50,75 294,640 65 226 255 1163 42610

196 0 UMUT EGE ERBİL 12E 29 10 26,50 13 5 11,75 14 4 13,00 56 19 51,25 294,557 24 227 256 1165 42649

197 0 MİLAY GAMZE KURU  M 31 6 29,50 15 4 14,00 6 6 4,50 4 4 3,00 56 20 51,00 294,468 21 228 257 1166 42693

198 0 DERİN TUĞA 12D 31 9 28,75 10 7 8,25 9 4 8,00 7 5 5,75 57 25 50,75 294,297 10 229 258 1168 42742

199 0 YASİN YAŞAR  MS 25 11 22,25 13 3 12,25 11 6 9,50 8 6 6,50 57 26 50,50 293,888 37 232 261 1175 42905

200 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 31 9 28,75 12 6 10,50 6 2 5,50 7 5 5,75 56 22 50,50 293,591 9 233 262 1179 43044

201 0 TUBA YAKIN  ME 29 8 27,00 12 5 10,75 12 4 11,00 2 0 2,00 55 17 50,75 293,520 8 234 263 1182 43077

202 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER M 29 9 26,75 13 3 12,25 12 2 11,50 2 7 0,25 56 21 50,75 293,151 22 235 264 1185 43219

203 0 GÜLÜMSER 12E 30 10 27,50 13 6 11,50 10 7 8,25 5 7 3,25 58 30 50,50 293,066 25 236 265 1188 43251

204 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 26 14 22,50 11 9 8,75 15 6 13,50 6 3 5,25 58 32 50,00 292,103 11 237 266 1199 43644

205 0 ORHAN BAYKAL 12E 26 13 22,75 15 5 13,75 14 4 13,00 1 1 0,75 56 23 50,25 291,885 26 238 267 1200 43734

206 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 13 7 11,25 4 3 3,25 5 3 4,25 55 20 50,00 291,760 10 239 268 1204 43782

207 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 14 22,50 14 6 12,50 10 7 8,25 9 10 6,50 59 37 49,75 291,693 66 240 269 1206 43820

208 0 ALANUR DEMİR 12D 30 8 28,00 15 5 13,75 7 1 6,75 2 2 1,50 54 16 50,00 291,231 12 241 272 1212 44007

209 0 ZEHRA İKAN 12E 31 8 29,00 14 5 12,75 6 7 4,25 4 1 3,75 55 21 49,75 290,972 27 242 273 1216 44118

210 0 EMİR GÖNÜL 12D 27 13 23,75 11 8 9,00 16 6 14,50 4 6 2,50 58 33 49,75 290,741 13 243 274 1222 44213

211 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 33 6 31,50 10 5 8,75 10 2 9,50 1 4 0,00 54 17 49,75 290,049 14 245 276 1235 44472

212 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 28 9 25,75 12 5 10,75 13 6 11,50 2 2 1,50 55 22 49,50 289,773 1 246 277 1241 44575

213 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 8 9 5,75 20 15 16,25 9 9 6,75 60 44 49,00 289,516 67 247 278 1245 44681

214 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12 29 6 27,50 10 4 9,00 6 6 4,50 9 5 7,75 54 21 48,75 288,921 21 248 279 1254 44892

215 0 İREM BALIKÇI  M 31 8 29,00 10 7 8,25 8 2 7,50 5 3 4,25 54 20 49,00 288,839 23 249 280 1256 44921

216 0 EDHEM GÖRAL  M 26 8 24,00 9 6 7,50 11 5 9,75 9 7 7,25 55 26 48,50 288,121 24 250 281 1262 45178

217 0 FEYZA ERGÜL  MS 27 9 24,75 10 6 8,50 9 2 8,50 8 5 6,75 54 22 48,50 288,008 38 252 283 1265 45216

218 0 ÖZGE PAZAN 12 33 6 31,50 12 5 10,75 4 5 2,75 4 1 3,75 53 17 48,75 287,982 22 253 284 1267 45228

219 0 ELİF AKBOĞA 12 28 12 25,00 14 6 12,50 4 4 3,00 9 5 7,75 55 27 48,25 287,540 23 254 285 1271 45387

220 0 BURAK BÜSTAÇ   21 11 18,25 10 7 8,25 18 7 16,25 7 6 5,50 56 31 48,25 287,106 2 255 286 1274 45577

221 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 19 7 17,25 12 5 10,75 16 4 15,00 6 3 5,25 53 19 48,25 287,096 4 256 287 1275 45582

222 0 HİLAL YILMAZ  ME 29 8 27,00 15 3 14,25 7 4 6,00 2 3 1,25 53 18 48,50 286,810 9 257 288 1280 45684

223 0 EYLÜL TEZER 12E 30 8 28,00 11 6 9,50 9 5 7,75 3 1 2,75 53 20 48,00 285,610 28 258 291 1293 46146

224 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 30 9 27,75 12 8 10,00 9 8 7,00 4 4 3,00 55 29 47,75 284,945 10 259 292 1300 46429

225 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 28 9 25,75 13 7 11,25 2 4 1,00 10 3 9,25 53 23 47,25 284,922 68 260 293 1301 46441

226 0 MİNA BÜTÜN  ME 29 10 26,50 11 3 10,25 10 6 8,50 4 7 2,25 54 26 47,50 284,070 11 261 294 1311 46744

227 0 RAUF KASIMOĞLU 12 26 14 22,50 12 8 10,00 16 9 13,75 2 3 1,25 56 34 47,50 283,913 24 262 295 1312 46801

228 0 ÖZEN KILIÇ  MD 30 10 27,50 13 2 12,50 5 3 4,25 3 1 2,75 51 16 47,00 282,727 11 263 298 1331 47321

229 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 7 29,25 11 7 9,25 7 8 5,00 3 1 2,75 52 23 46,25 280,467 12 264 299 1362 48222

230 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 32 7 30,25 7 9 4,75 6 4 5,00 7 4 6,00 52 24 46,00 280,391 15 265 300 1363 48242

231 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 10 25,50 11 7 9,25 12 7 10,25 2 3 1,25 53 27 46,25 280,197 69 266 301 1364 48310

232 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 30 7 28,25 12 7 10,25 8 7 6,25 3 7 1,25 53 28 46,00 279,430 29 267 303 1371 48623

233 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 28 11 25,25 10 10 7,50 15 7 13,25 53 28 46,00 279,171 30 268 305 1375 48743

234 0 DERİN YETİŞEN 12E 31 6 29,50 14 5 12,75 2 2 1,50 3 4 2,00 50 17 45,75 278,872 31 269 306 1377 48840

235 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 6 13,50 11 6 9,50 12 1 11,75 11 3 10,25 49 16 45,00 278,751 70 270 307 1379 48889

236 0 NEVZAT ARDA ŞEKER 12D 28 12 25,00 13 7 11,25 10 16 6,00 4 3 3,25 55 38 45,50 278,479 16 271 308 1382 48992

237 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 24 11 21,25 13 5 11,75 12 4 11,00 2 2 1,50 51 22 45,50 278,159 71 273 310 1389 49133

238 0 KAYMAKÇALAN 12 18 6 16,50 14 5 12,75 18 7 16,25 50 18 45,50 277,917 25 274 311 1395 49225

239 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 31 6 29,50 5 9 2,75 9 3 8,25 5 1 4,75 50 19 45,25 277,909 39 275 312 1396 49230

240 0 SILA   29 5 27,75 11 5 9,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 49 14 45,50 277,636 3 276 313 1400 49361
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

241 0 ARDA ÇEKİM 12E 30 8 28,00 12 6 10,50 9 6 7,50 0 2 -0,50 51 22 45,50 277,584 32 277 314 1405 49390

242 0 ELİFSU DANACI 12D 28 12 25,00 10 8 8,00 8 7 6,25 7 5 5,75 53 32 45,00 277,536 17 278 315 1407 49410

243 0 GÜL BATI 12E 25 13 21,75 12 5 10,75 11 5 9,75 3 2 2,50 51 25 44,75 276,168 33 279 316 1425 49948

244 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 25 6 23,50 10 5 8,75 13 6 11,50 2 4 1,00 50 21 44,75 275,781 72 281 319 1432 50067

245 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 8 8 6,00 12 5 10,75 3 2 2,50 51 26 44,50 275,323 34 283 321 1440 50282

246 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 31 9 28,75 12 6 10,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 15 44,25 274,249 13 284 323 1446 50675

247 0 SUDENAZ YALI 12E 29 10 26,50 13 1 12,75 6 4 5,00 48 15 44,25 274,090 35 285 324 1448 50731

248 0 ESRA AKSU 12S 18 12 15,00 10 7 8,25 13 4 12,00 10 7 8,25 51 30 43,50 273,878 73 286 325 1450 50824

249 0 HİLAL OZANİLİ  M 31 8 29,00 10 7 8,25 5 2 4,50 3 3 2,25 49 20 44,00 273,766 25 287 326 1451 50858

250 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 6 31,50 10 5 8,75 1 0 1,00 3 2 2,50 47 13 43,75 273,053 12 289 328 1459 51100

251 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 29 11 26,25 11 7 9,25 8 4 7,00 2 3 1,25 50 25 43,75 272,870 40 290 329 1463 51166

252 0 MEHMETARDA EREN  M 29 6 27,50 12 6 10,50 5 1 4,75 1 0 1,00 47 13 43,75 272,807 26 291 330 1464 51195

253 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 20 13 16,75 10 7 8,25 16 8 14,00 7 11 4,25 53 39 43,25 272,226 41 293 332 1470 51418

254 0 ŞEYMA K  M 25 11 22,25 11 6 9,50 8 3 7,25 5 3 4,25 49 23 43,25 272,146 27 294 333 1471 51443

255 0 SELİN İKİZ 12D 28 5 26,75 12 5 10,75 5 0 5,00 2 4 1,00 47 14 43,50 272,091 18 295 334 1474 51460

256 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 23 9 20,75 12 7 10,25 6 4 5,00 8 4 7,00 49 24 43,00 272,061 74 296 335 1475 51473

257 0 NAZ 12E 30 9 27,75 11 6 9,50 7 6 5,50 1 1 0,75 49 22 43,50 272,005 36 297 336 1476 51499

258 0 ESMA ÇİÇEK  MS 28 9 25,75 11 5 9,75 4 4 3,00 6 7 4,25 49 25 42,75 270,627 42 298 339 1491 52034

259 0 BEYZA ÖZCAN 12E 30 7 28,25 12 7 10,25 6 6 4,50 48 20 43,00 270,375 37 300 341 1495 52132

260 0 BEYZANUR AĞIR 12S 28 9 25,75 8 4 7,00 8 4 7,00 4 4 3,00 48 21 42,75 270,317 75 301 342 1497 52156

261 0 SUDE DİNÇ  MS 24 11 21,25 12 5 10,75 7 2 6,50 4 0 4,00 47 18 42,50 269,928 43 302 344 1500 52282

262 0 UTKU ERDEĞER 12D 25 12 22,00 10 8 8,00 10 3 9,25 4 3 3,25 49 26 42,50 269,717 19 303 345 1503 52359

263 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 29 10 26,50 12 6 10,50 0 4 -1,00 8 7 6,25 49 27 42,25 269,605 26 304 346 1506 52414

264 0 NUR EFŞAN İKAN  M 28 10 25,50 11 4 10,00 4 0 4,00 4 5 2,75 47 19 42,25 268,837 28 305 347 1512 52700

265 0 İDİL YALÇIN 12 31 6 29,50 11 6 9,50 3 2 2,50 1 1 0,75 46 15 42,25 268,318 27 306 348 1517 52886

266 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 21 12 18,00 13 5 11,75 4 3 3,25 9 2 8,50 47 22 41,50 268,071 20 307 349 1521 53004

267 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 12 5 10,75 6 6 4,50 1 1 0,75 47 20 42,00 267,660 14 308 350 1526 53126

268 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 10 22,50 10 2 9,50 9 6 7,50 3 3 2,25 47 21 41,75 267,309 76 309 352 1530 53294

269 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 26 12 23,00 10 6 8,50 6 3 5,25 5 1 4,75 47 22 41,50 267,114 13 310 353 1531 53353

270 0 FATMANUR İNANÇ 12D 30 9 27,75 11 7 9,25 3 2 2,50 2 0 2,00 46 18 41,50 266,429 21 311 354 1539 53589

271 0 İREM DURMA Z  M 31 5 29,75 10 6 8,50 3 0 3,00 44 11 41,25 265,878 29 312 356 1547 53810

272 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 26 13 22,75 13 3 12,25 6 4 5,00 1 0 1,00 46 20 41,00 264,863 15 314 358 1560 54204

273 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 27 10 24,50 10 8 8,00 8 8 6,00 4 7 2,25 49 33 40,75 264,332 22 315 360 1565 54437

274 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 25 7 23,25 12 4 11,00 6 1 5,75 1 1 0,75 44 13 40,75 264,053 38 316 361 1566 54530

275 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 9 27,75 11 6 9,50 6 10 3,50 1 4 0,00 48 29 40,75 263,793 16 317 362 1569 54645

276 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 23 14 19,50 11 8 9,00 10 10 7,50 6 7 4,25 50 39 40,25 263,411 44 318 363 1572 54768

277 0 AYLİN ÖNİZ 12E 29 9 26,75 9 7 7,25 4 6 2,50 4 1 3,75 46 23 40,25 263,157 39 319 364 1579 54870

278 0 BEYZANUR TEKİN 12S 18 17 13,75 11 5 9,75 11 0 11,00 6 3 5,25 46 25 39,75 262,278 77 321 367 1596 55212

279 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 23 8 21,00 10 6 8,50 11 5 9,75 2 5 0,75 46 24 40,00 261,869 78 322 368 1599 55335

280 0 AYŞE AYDIN  M 27 9 24,75 9 6 7,50 4 0 4,00 4 2 3,50 44 17 39,75 261,675 30 323 369 1603 55438

281 0 DOĞA AYAR 12E 27 13 23,75 9 9 6,75 7 13 3,75 5 0 5,00 48 35 39,25 260,555 40 325 371 1612 55871

282 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 27 10 24,50 12 4 11,00 3 0 3,00 1 0 1,00 43 14 39,50 260,431 31 326 372 1613 55918

283 0 NAZ TÜRKOĞLU   27 7 25,25 10 5 8,75 4 3 3,25 2 0 2,00 43 15 39,25 259,884 4 327 373 1619 56125

284 0 ŞEYMA SARI  MD 30 7 28,25 7 6 5,50 3 1 2,75 3 3 2,25 43 17 38,75 258,389 14 328 374 1634 56678

285 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 29 9 26,75 9 9 6,75 5 1 4,75 1 2 0,50 44 21 38,75 258,039 17 329 375 1637 56824

286 0 AZRA ÇELİK  MD 28 11 25,25 14 5 12,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 45 25 38,75 257,909 15 330 376 1638 56895

287 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 27 11 24,25 13 4 12,00 2 9 -0,25 4 6 2,50 46 30 38,50 257,855 45 331 377 1639 56916

288 0 CEYLİN İBAR 12S 26 9 23,75 11 5 9,75 5 7 3,25 3 5 1,75 45 26 38,50 257,671 79 332 378 1645 56978
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

289 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 21 2 20,50 9 6 7,50 7 0 7,00 3 0 3,00 40 8 38,00 256,517 80 333 379 1653 57411

290 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 29 8 27,00 10 6 8,50 3 5 1,75 3 9 0,75 45 28 38,00 255,916 16 334 380 1660 57603

291 0 SİMA YILDIZ 12E 27 12 24,00 7 9 4,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 44 25 37,75 254,971 41 335 381 1664 57980

292 0 AZRA KURTTEKİN 12S 26 12 23,00 9 6 7,50 3 4 2,00 6 5 4,75 44 27 37,25 254,670 81 336 382 1666 58048

293 0 MUSTAFA TEKER  MD 29 9 26,75 10 7 8,25 2 2 1,50 2 5 0,75 43 23 37,25 253,723 17 337 383 1673 58442

294 0 ATAKAN ATEŞ 12S 18 20 13,00 11 1 10,75 12 17 7,75 8 11 5,25 49 49 36,75 253,525 82 338 384 1677 58531

295 0 KADİR DENİZLİ  M 27 11 24,25 12 5 10,75 2 4 1,00 1 1 0,75 42 21 36,75 252,331 32 339 385 1696 58966

296 0 MUSTAFA ENEMLİ 12E 24 11 21,25 11 8 9,00 3 1 2,75 6 10 3,50 44 30 36,50 252,244 42 340 386 1697 58998

297 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 9 31 1,25 13 7 11,25 13 6 11,50 13 6 11,50 48 50 35,50 251,466 33 341 387 1705 59303

298 0   11 4 10,00 11 5 9,75 12 5 10,75 7 6 5,50 41 20 36,00 251,427 5 342 388 1706 59329

299 0 DİLAY YÜKSEL 12E 25 13 21,75 11 5 9,75 7 7 5,25 0 1 -0,25 43 26 36,50 251,409 43 343 389 1708 59343

300 0 ALEYNA GÜL 12 28 10 25,50 10 6 8,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 43 26 36,50 251,331 28 344 390 1712 59380

301 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 27 12 24,00 9 5 7,75 2 0 2,00 3 2 2,50 41 19 36,25 251,229 18 345 391 1713 59407

302 0 MERT ARSLAN  ME 24 15 20,25 10 9 7,75 8 12 5,00 4 6 2,50 46 42 35,50 249,099 19 347 394 1735 60147

303 0 YİĞİT MERCAN 12E 24 11 21,25 13 5 11,75 1 0 1,00 2 3 1,25 40 19 35,25 248,117 44 348 396 1748 60441

304 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 23 10 20,50 10 3 9,25 5 2 4,50 1 0 1,00 39 15 35,25 248,046 45 349 397 1750 60466

305 0 EGE KARAPEHLİİVAN 12S 19 8 17,00 9 4 8,00 11 6 9,50 39 18 34,50 247,700 83 350 398 1753 60594

306 0 MUHAMMED TAŞ  MS 14 15 10,25 8 7 6,25 13 5 11,75 8 8 6,00 43 35 34,25 246,375 46 351 399 1765 61053

307 0 BEYZA NUR AKAN  M 24 10 21,50 11 6 9,50 4 1 3,75 39 17 34,75 246,346 34 352 400 1766 61071

308 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 12 16 14 12,50 12 6 10,50 9 6 7,50 5 5 3,75 42 31 34,25 245,883 29 353 401 1770 61210

309 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 26 11 23,25 11 5 9,75 0 2 -0,50 3 5 1,75 40 23 34,25 245,246 35 354 402 1773 61432

310 0 AZRA TUNCAY 12D 26 13 22,75 10 9 7,75 3 4 2,00 3 5 1,75 42 31 34,25 245,232 23 355 403 1774 61436

311 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 20 19 15,25 12 5 10,75 7 4 6,00 2 0 2,00 41 28 34,00 244,718 20 356 404 1779 61619

312 0 CANSU AKAR  M 23 17 18,75 13 6 11,50 1 3 0,25 4 3 3,25 41 29 33,75 244,214 36 357 405 1784 61732

313 0 KADİR GÜMÜŞDERE  M 21 12 18,00 11 4 10,00 8 4 7,00 1 8 -1,00 41 28 34,00 243,995 37 358 406 1786 61820

314 0 RABİA KAYA  MS 18 14 14,50 8 6 6,50 7 3 6,25 6 0 6,00 39 23 33,25 243,380 47 359 408 1792 62015

315 0 İPEK GÜNBAY  ME 14 5 12,75 8 10 5,50 10 2 9,50 7 6 5,50 39 23 33,25 243,287 21 360 409 1795 62060

316 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 25 9 22,75 8 9 5,75 4 3 3,25 2 1 1,75 39 22 33,50 243,015 22 361 410 1798 62109

317 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 14 22,50 11 6 9,50 1 0 1,00 1 3 0,25 39 23 33,25 241,997 23 363 412 1809 62446

318 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MD 27 8 25,00 7 7 5,25 4 4 3,00 38 19 33,25 241,850 18 364 413 1810 62521

319 0 BERKAY KARABACAK  M 26 10 23,50 9 4 8,00 2 2 1,50 37 16 33,00 241,176 38 365 414 1814 62731

320 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 10 18,50 13 3 12,25 2 0 2,00 36 13 32,75 240,577 24 366 415 1815 62895

321 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 28 7 26,25 8 6 6,50 36 13 32,75 240,380 39 367 416 1818 62982

322 0 DİLBER BAYRAM  ME 27 10 24,50 10 7 8,25 0 1 -0,25 37 18 32,50 239,643 25 368 417 1826 63194

323 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 14 19,50 5 4 4,00 7 4 6,00 5 10 2,50 40 32 32,00 238,830 48 369 418 1830 63424

324 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 22 14 18,50 11 7 9,25 7 19 2,25 4 8 2,00 44 48 32,00 238,795 84 370 419 1831 63429

325 0 BERAT DEMİRCAN  ME 25 12 22,00 12 5 10,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 38 25 31,75 237,241 26 371 420 1843 63860

326 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  M 27 12 24,00 8 6 6,50 1 0 1,00 36 18 31,50 236,762 40 372 421 1848 64010

327 0 ASYA SU YAVUZ 12E 23 12 20,00 9 7 7,25 3 6 1,50 3 2 2,50 38 27 31,25 236,664 46 373 422 1849 64033

328 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 13 25 6,75 11 5 9,75 6 21 0,75 14 4 13,00 44 55 30,25 236,331 30 374 423 1853 64095

329 0 İRFAN KABAŞ 12S 17 5 15,75 11 4 10,00 6 4 5,00 34 13 30,75 234,748 85 375 424 1866 64506

330 0 SEDA ŞENGÜL 12D 25 12 22,00 9 8 7,00 2 2 1,50 1 4 0,00 37 26 30,50 233,876 24 376 425 1874 64778

331 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 26 11 23,25 7 9 4,75 1 4 0,00 1 0 1,00 35 24 29,00 229,664 41 377 426 1900 65810

332 0 DİCLE KAYA  MS 19 18 14,50 11 3 10,25 5 6 3,50 35 27 28,25 228,238 49 378 427 1909 66117

333 0 EFE ALTAN  ME 23 13 19,75 11 7 9,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 35 28 28,00 226,404 27 379 429 1919 66536

334 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 10 20 5,00 12 8 10,00 8 6 6,50 7 7 5,25 37 41 26,75 224,398 42 380 431 1929 66978

335 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 22 16 18,00 10 5 8,75 1 4 0,00 33 25 26,75 222,994 31 382 433 1937 67265

336 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 16 13 12,75 4 6 2,50 8 5 6,75 7 11 4,25 35 35 26,25 222,496 86 383 434 1939 67352
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORİJİNAL TG TYT 2 423 477 2120 77049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,94 10,8 5,1 9,55 15,1 4,2 14,05 7,9 3,4 7,03 60,0 21,6 54,57 301,860

Okul Ortalaması 27,1 8,9 24,90 11,2 5,4 9,80 14,4 4,3 13,26 7,5 3,5 6,62 60,1 22,2 54,58 305,440

KATILIMLAR

337 0 KAAN ARIKAN  ME 22 9 19,75 2 3 1,25 6 2 5,50 30 14 26,50 222,148 28 385 436 1943 67439

338 0 SILA *SOY 12E 19 12 16,00 7 9 4,75 6 2 5,50 32 23 26,25 221,520 47 386 437 1944 67551

339 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 21 16 17,00 8 8 6,00 2 2 1,50 1 0 1,00 32 26 25,50 219,545 48 387 438 1953 67906

340 0 METE BİÇİCİ 12S 16 14 12,50 9 5 7,75 2 10 -0,50 7 9 4,75 34 38 24,50 217,552 87 388 440 1960 68326

341 0 SERMEDAĞ *ŞKUN 12S 11 11 8,25 11 6 9,50 5 7 3,25 5 6 3,50 32 30 24,50 217,365 88 389 442 1962 68347

342 0 FIRAT KUZEY   21 14 17,50 7 6 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 30 22 24,50 216,550 6 390 443 1964 68496

343 0 SAİME GÖVŞEN  M 20 12 17,00 9 7 7,25 29 19 24,25 215,680 43 391 444 1969 68678

344 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 5 5 3,75 13 1 12,75 8 6 6,50 26 12 23,00 213,721 89 393 446 1974 69001

345 0 İREM YALÇIN 12E 18 16 14,00 12 4 11,00 1 5 -0,25 0 6 -1,50 31 31 23,25 212,514 49 396 449 1983 69218

346 0 NAGİHAN ERTEM  MS 22 15 18,25 2 3 1,25 5 8 3,00 29 26 22,50 211,140 50 398 451 1986 69425

347 0 SENAAAKSUR 12E 16 20 11,00 10 10 7,50 7 10 4,50 1 7 -0,75 34 47 22,25 209,767 50 399 452 1990 69649

348 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 22 11,50 8 12 5,00 8 14 4,50 33 48 21,00 206,241 51 400 453 1999 70158

349 0 ECE CİHANKAYA 12E 16 20 11,00 9 5 7,75 1 4 0,00 2 4 1,00 28 33 19,75 202,846 52 401 455 2010 70604

350 0 ENES TALHA 12S 17 5 15,75 4 2 3,50 21 7 19,25 202,040 90 402 456 2013 70711

351 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 16 13 12,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 24 18 19,50 201,998 29 404 458 2015 70722

352 0 UMUT TALHA  İĞİTER  ME 13 10 10,50 7 6 5,50 4 3 3,25 24 19 19,25 201,144 30 405 459 2018 70844

353 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 16 19,00 23 16 19,00 200,205 31 406 460 2021 70967

354 0 BENRFİN GÖK  M 21 11 18,25 21 11 18,25 198,024 44 407 461 2033 71220

355 0 ECE BURŞUK  M 16 8 14,00 1 2 0,50 4 2 3,50 21 12 18,00 197,371 45 408 462 2035 71282

356 0 ALPEREN SARP 12E 9 5 7,75 10 3 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 9 17,75 196,789 53 409 463 2037 71335

357 0 ARDA BİLİR 12 12 5 10,75 8 5 6,75 20 10 17,50 196,034 32 410 464 2038 71426

358 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 8 14,00 2 4 1,00 18 12 15,00 189,050 91 413 467 2056 72099

359 0 KADİRHAN İNAN 12S 8 4 7,00 2 2 1,50 7 6 5,50 17 12 14,00 185,800 92 415 469 2062 72390

360 0 HALİME KAYA 12 12 12 9,00 9 8 7,00 0 9 -2,25 1 4 0,00 22 33 13,75 185,096 33 416 470 2064 72444

361 0 EMRE DELEN   8 8 6,00 8 8 6,00 16 16 12,00 180,016 7 417 471 2070 72870

362 0 ARDA KELEŞ  M 5 12 2,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 18 11,50 178,876 46 418 472 2071 72950
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ORİJİNAL TG TYT 2

251,427 77,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0

120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 342 388 1706 59329 % 77,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbdaBE ECD                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbC   e eDcCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBb DCdBADeE D   C   B D  a          d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b ECAaeDaeD    aB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 1 0 11

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

287,106 59,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 56 31 33 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 255 286 1274 45577 % 59,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDE CbA     baBd A dDEeDDAAcAaEDCADBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDae  d bCccCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCccED ADcEBCBaB  b  e   D   C bD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız d bAC cDb D d  E bCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

313,869 45,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
CEYLİN UYĞUN 120 64 27 29 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 181 206 955 35251 % 45,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAecD CbBceECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA be edcDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dcDaDe BcDeEADEB d   B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E EaAcCDedD E CaccEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

180,016 94,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
EMRE DELEN 120 16 16 88 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 417 471 2070 72870 % 94,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız ccdeC A b   DCBd bBb              DB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEd ee  dC CcDdAaDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 2 0 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

216,550 88,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
FIRAT KUZEY 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 390 443 1964 68496 % 88,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbA   E bCBBbdBb EADDAccAaEcbADBcCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbcdDdb  d     CABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız     bC                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız   a    D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

259,884 72,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 327 373 1619 56125 % 72,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDE C A bCE DCedeAB DEADDeABACE CADBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEbDbe  c  CcDCAB E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız b B De  E    c   B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D    C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

277,636 64,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
SILA 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 276 313 1400 49361 % 64,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDc C AEE Eb CBBCAB DEADDA BACEeCADBcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED e Da aC aCABaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B Dd BED A AEB   d           c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

178,876 94,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 16 18 86 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 418 472 2071 72950 % 94,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız ccEBdceadeEEcda C                     e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEEDeAc d    cCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      a                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

224,398 86,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 37 41 42 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 380 431 1929 66978 % 86,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 20 10 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeae  bd      ceADD cbdBdecadEAebC* B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEbCdacbeBDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaD       eEbDa         DAB c E       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EbdCAaCDad  c CcB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 4 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

400,952 10,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYBERK ŞAM 120 92 21 7 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 41 221 8384 % 10,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAEECE DCBBCABdDdADDAABACEDCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEEDbe  dC CcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBEDAADeaBCBEBBCDEBABADcDEcCDCDcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EEACbDDE DBCbEEcdC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

408,273 8,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 92 13 15 88 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 32 181 6671 % 8,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEbCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEbDbedDdebCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 25 0 15 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBED AD EBC  B   EB BA D E  D DE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEEACCDDEADBCCEEAEaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

261,675 71,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYŞE AYDIN 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 323 369 1603 55438 % 71,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BcEaCbAbb E bCB eABED ADDAAeACEDCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEdD e  d adBDC BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      C  E    A   B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E    aD      Ea   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

380,095 17,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BAŞAK 120 84 18 18 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 64 70 370 13726 % 17,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaABBDbCbBECECDBaBADDAEDABAAaCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEAbdDBeeca CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DCABA DEA EBCd BEBB D BDEAE b D  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  C c DCBDAE CEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

304,416 50,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BATUHAN SOYUTÜRK 120 57 13 50 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 201 229 1055 38815 % 50,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcEABBD   B  EaDddBADDAEDAeAAD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDEEA E Be BD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC B  eE DE  C            E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d  CAebDCBD ECaEBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 1 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 1 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

198,024 92,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BENRFİN GÖK 120 21 11 88 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 407 461 2033 71220 % 92,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbA Edd DCBBbAddDEeeDeABACEDCd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 4 2 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

241,176 81,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BERKAY KARABACAK 120 37 16 67 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 365 414 1814 62731 % 81,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaAc D  EBcCECadaeADDAEDABAAbCCEABDCca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEb d  c    dEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız   a         A a    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

246,346 79,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 352 400 1766 61071 % 79,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAe D   BbdEbD dBADDeEDABAADCCEAaDeA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEeCc  eacD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C D    B D       d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

374,372 19,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 77 404 15349 % 19,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbAcEbE DCBBCABdDEADDAABACEDCADBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDCA   eaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBcDCeBED ADAEc BEB CD B B DD      DE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  Ed CbeDE DBCCEaAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

240,380 81,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 36 13 71 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 367 416 1818 62982 % 81,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEeCbA E E DCBB dBbDEADDAA ACEbCADBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız beEdD    d  acDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

244,214 80,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CANSU AKAR 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 357 405 1784 61732 % 80,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAbcCEbDCedCABdDEAaDAAcAbEcCADBcaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEEDded bbECBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   e  C       e           e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    ACb b  D   d    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

236,762 83,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 372 421 1848 64010 % 83,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbA EbEEbCedeABEcEADDeABAadDCAbBACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız ceEdDdeB d     CABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

399,424 11,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAMLA KİŞİN 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 43 231 8719 % 11,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEbCEEDCBBCABdDEADDAABeCEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDded daEdcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCDBEDAADAEBCdEB C EB  ADDD A DCD  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dEEACeDDEADdCCEEAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

318,957 43,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 170 194 898 33272 % 43,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CebABBDbd BceECeBaBADDAEDABAADCCdeBDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEeCdDBACcDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız  c EDC BADDE  E e    B D  aD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız      c DC D   CcBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

298,081 53,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DOĞA SOYLU 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 222 251 1130 41232 % 53,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDE CaAc  E bCeBCABaDEAaDAABACEDCADBACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEdDbA  aCaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDc  CeB   A AE  B             E    D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EcbAC  Dc DBC      c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

197,371 92,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ECE BURŞUK 120 21 12 87 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 408 462 2035 71282 % 92,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız abaAeBD   B   C      D  a BcA CCEABDCcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız       E  e      d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dBD    B                   Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 0 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

288,121 58,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EDHEM GÖRAL 120 55 26 39 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 250 281 1262 45178 % 58,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBC A E E  CaBCABdDcADcAABACEDCAD AebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCb  cb CdeCA b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BdDCeeED ADe B     d E  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b  CbcDEcDBdCEaAE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

229,664 85,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 377 426 1900 65810 % 85,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEcCbA b E DCedeABbDEADDAABACEbCADcACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEdDe   b cCcaeABDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız  b E d           a     a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

325,578 40,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EMİNE YURTCU 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 156 178 820 30858 % 40,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaeCbAEaCEEeaeBeABaDEADDAABACdadADBA aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız beEEDCe   C dcDCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCeBEacADAEBCBEB  D B B  D      c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b  a aDEADBCCEEAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

372,438 20,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FERAY 120 81 16 23 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 72 80 415 15922 % 20,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCDAE CEbDCBBC BbDEADDAABACEDCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEbDbe D C CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBE AA AE CBcB  DE  B DDbE     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E ACbbaEdDBC EEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

335,615 35,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FETTUMA * LEL 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 133 151 731 27398 % 35,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaAdeD CEBEdECDBbBADDAdDABAADCaEABbCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEEA de   ca CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız bBDEDC BA DEADEB C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECAcCDC bdECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

273,766 66,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLAL OZANİLİ 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 287 326 1451 50858 % 66,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaaCDAdb EbDCBBeABEDEAaDAABACEDCADBACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEbD ed be CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız     D  c D   Aa  B       A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  d   a D       aA  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

288,839 58,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İREM BALIKÇI 120 54 20 46 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 249 280 1256 44921 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C aABBDEbEBEeECDBaBADDAEDABAADCeEdBDecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEeCa cACc a EADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CdD DC B  cEA E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECAcbD         b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

265,878 69,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İREM DURMA Z 120 44 11 65 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 312 356 1547 53810 % 69,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbA   E aCBBCABEDEADDAABAaEDCADBAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEEDabB    dccCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D         E B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

457,337 0,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IRMAK GÜNER 120 108 10 2 105 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 20 422 % 0,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCDAEECEbDCBBCABaDEADDAABAbEDCAeBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED A DECaCdDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBEDAADeEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEEACCDDEADBCCEEAECa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

362,588 24,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 80 25 15 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 80 93 492 18835 % 24,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBD  EB CECcdEBcDDAEeABcAaC EABcaeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDdEA d  AedD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BADDEADEBCC BEBB DABDEAEDCCDA EdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız bdEaADCDCBDb  Cac EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

252,331 76,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR DENİZLİ 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 339 385 1696 58966 % 76,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EABBDa EabeECDdEBdDDAcaAeAADCCEABeCAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA b Bc cDcCEADaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dBD  e    e e                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız     A b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

243,995 80,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 358 406 1786 61820 % 80,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCaA b E  CBdCABEDcAeDA BACdD dbBeaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEEDbA  d  C aCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DCee D   b c   B      B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  ca aaaD  b    a   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 4 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

272,807 66,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MEHMETARDA EREN 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 291 330 1464 51195 % 66,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAeBDbdEB CECDBdBADDAEDABAdeCCEABD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACdD e cDbCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDb C  A                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 0 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

323,197 41,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MELİH SÜMER 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 161 184 850 31695 % 41,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABBD  bB eECDdEBADDAEDABAADCCEABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEAbc  e cDaCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDC BADDEcDEBCC Ba                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  CAcdD  D E  EB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

294,468 55,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 228 257 1166 42693 % 55,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBD  dB CECDBEBADDAEDABAAcCCdbBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEACcDBACcD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C  b   BA cEeDb      c        b   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   d   bD  D    aBb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

251,466 76,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 48 50 22 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 341 387 1705 59303 % 76,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BacebDcabecdbaecdbBdeabDacddAbbeCADBceba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEEDaABDdCabceCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCeBEe                    DceCD DEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EdEACbcDE DcdCEEAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 6 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

359,193 25,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NİL TURBİL 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 83 96 511 19844 % 25,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAcccECEBcCECDBEBdDDAcDAeAAbCaEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACEDBeCcDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BADeEADEB     B     eEAE  bD DcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEE A  DC      aB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

268,837 68,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 305 347 1512 52700 % 68,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAcc E aCBBCABdDEeDcAcBACEDCADBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED e  d  dcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DC                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız bd A bcD  DBe       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

245,246 79,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 354 402 1773 61432 % 79,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaAdBD  EB eECDcdBdDDeEaABAADCCEABDecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEAbd  eCcD CEAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız    b          a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   ceA ba       aB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

215,680 89,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SAİME GÖVŞEN 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 391 444 1969 68678 % 89,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDa Cbe d d eCceeAB DdADDAABACED  DBACa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEbDdb  d  CcaCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 2 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 0 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

344,428 31,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 114 131 650 24553 % 31,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD ebB CECDBEBADDAEaABAADCCEABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEbed  bCcDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaDdDCABADeEADEdC  BbBB De              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b ECADCDCBD ECCaea  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

272,146 66,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞEYMA K 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 294 333 1471 51443 % 66,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDdBCbAd  E DCdd ABEDEeaDAbBACEDCbDBeCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEbD Ac d bCdDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BbD e E    eE              D E    D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    A  cD  c C  E  aB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

369,094 21,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE ŞEŞEN 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 74 82 441 16891 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAEbeE DCBdCABdDEADDAABACEDCdDBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCABcde CBDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız bDe DCDBEDAADAE CBEB C  B    DaEc D D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  bEAC aDEADBCCEEAEac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

293,151 56,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 235 264 1185 43219 % 56,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD  bBaedCDcbBADDAEDABAADCbEeBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbC   e BDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C D  C B Dc ADE      B     D  E   D   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b cadabDa       B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

309,808 47,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 187 214 995 36769 % 47,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaAedDbaEB eECDd BADDAEadBAA CbEABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEEAbdDBeCcDECEAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BA   ADE    BE B   BDE c   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız     dc D       E  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

324,923 40,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA GÜRCAN 120 70 36 14 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 157 179 829 31107 % 40,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCcAc dEbeCaBedBEcEADDAABACa CADBcCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDaABcbCcCceCAeDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDebDCDBb AADA BCB dcCDEaAB D  E   bDE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EbEACCaDc D aaEaAbCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

260,431 72,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 326 372 1613 55918 % 72,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCaAE  d DCBdCABbDEAaDAABACEDCADBcbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEdDdA   C CdDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

337,839 34,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP SÜDA ŞİMŞEKLİ 120 70 19 31 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 129 147 716 26687 % 34,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EAB D CbBECECDBdBADDeEDABAADCaEABDCcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACbc eacDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BA eEAD       B    BD  E   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız a ECA CDCBDbc CEBddA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

241,850 81,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYBÜKE ÖZDENLİ 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 364 413 1810 62521 % 81,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CaaABaD  dBECECad BADDAEDABAADCCEABb  aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bcEEb    e BDdCEdbB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız b D  e aA  E  a      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 0 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

293,591 55,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 56 22 42 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 233 262 1179 43044 % 55,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABaDECbBEeECDddBADDAEDABAADaCEdBDeACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEA dc cecDECEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız Ce b   BAD    E      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c  CAc D  b   CaBdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

309,439 47,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 59 12 49 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 189 216 998 36911 % 47,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaAeBDbCEaEeECDBdBADDAEDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEeCa  eeBa CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C D DC B D  A        B     D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D      C B EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

257,909 73,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 330 376 1638 56895 % 73,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDEaCbAbEeE DCBBeABdDEAaDAABAdEDCADBAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEdDCeBaEC CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız     cC c   A                         b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız d b a a        a c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

255,916 74,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 334 380 1660 57603 % 74,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EABeD aEBcCECDdcBADc EDABAADaCEABDbACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEbC  ee cD CEAaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C      d    A E     dc        a a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız a  acbba  D  e cBcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

302,650 51,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 211 239 1080 39469 % 51,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBDbe BECECDBdBADDAEDeeAAcCCEABD ACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEcbCd   CcD CEADBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD  C BA eEd c  e B Bd    D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b EaAcbDbcD E CaBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

355,071 27,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 92 106 556 21153 % 27,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbA cdEbbCBBCABdDEAaDAABACEDCADBcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEdD    de CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BEDCDBEDAADAE CBEBB D BbB  D   C bD A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EE ACCaDE DBCa a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

323,375 41,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 160 183 848 31634 % 41,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAB DbbEe eECDdEBADDAEDABAADCCdABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDEEA dD dacD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaD D   ADDEA aB              E a D    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d ECA bD BD E CEB EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

305,954 49,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 195 222 1032 38191 % 49,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdcD b BE ECDBdBADDAEDABAADCaEdBDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EbdcA a  eacD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CdD D ABADeEADE    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E EC  bDCBD     B E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

291,760 56,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 239 268 1204 43782 % 56,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbbaBECECDBdBADDedDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEACdDBeeBacCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız d Db    A  bA E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E      D      CcacEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

298,593 53,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRHİM K AFA 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 220 249 1122 41042 % 53,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEeCDAbbaE DCBeeABEDEADDAAeAaEDCADBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCeBDd bCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DC dED   Aa  B  Bd  B    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız      aaD  D   Ea b e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

273,053 66,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 289 328 1459 51100 % 66,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcDaC BECECDdEBADDAEDABAADCaEABDCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEe d  e cD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız               E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D       aBEd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

301,088 51,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 57 14 49 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 213 241 1094 40048 % 51,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABaDECEBcCECDddBADeAEeABAADCCEABDCbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACEcabCccbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız      CA A           EBBD A DEA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

253,723 75,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 337 383 1673 58442 % 75,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDEBCDAEd E DaBBCABdDEbaDAABAdEDCADBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız aAEdDee  d cCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B bd       A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  acd b D       E   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

267,114 69,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 310 353 1531 53353 % 69,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDacCbA abE DCBBCABbDEADccAeAaEDCADBcCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED e  d bCcDCAcbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B DC   D    aB B       c   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b A   D       E  CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

282,727 61,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 263 298 1331 47321 % 61,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAdeDbCaeECECeBEBADDAEDABAAaCCEABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA    AacD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız ee   b     E  E      B    BD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D      CaB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

258,389 73,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 328 374 1634 56678 % 73,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBC AEbCEbDCd CAe DEADDAABACEbCdDBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbE D e  a  dc CABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B c      A  E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    Aa  D    a  a  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

322,373 41,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 163 187 857 32018 % 41,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcDcCEBECECDBdBADDAEDABAADCaEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAea  becD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BA DEAecB e a B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d  a DaD  D   CEB EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

240,577 81,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 36 13 71 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 366 415 1815 62895 % 81,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDacCbA      CcBCeBbDE D AAeACEbCADBAa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEbDbA D   CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      C B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

237,241 82,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 371 420 1843 63860 % 82,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDcBCbA E E bCaBCABcDEADDAAdAdEaCAbBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEbDCe  d cCBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız      d           B   d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız   deabaa            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

239,643 82,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 368 417 1826 63194 % 82,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdaD  bB CECDdaBADDAcDABAADCaEABDaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbce de e BDdCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız                c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

226,404 86,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 379 429 1919 66536 % 86,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdBD  cB CdCDddBeDDAEDA AADbCdbBDecaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDcEcdE debBD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız baecD                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        a       ae c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

241,997 81,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 363 412 1809 62446 % 81,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaaCbAEbbEEbCaBCABdDEAbDAABAdEbCADBeaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cbEEDCdBDd   ccCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız               E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız       bD       a   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

264,863 70,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 314 358 1560 54204 % 70,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCDAbdaE DaBaCABbDdAaDAABAdEeCADBAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED eB d  CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C eEDC dE  e A a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

201,998 91,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 404 458 2015 70722 % 91,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAdBD   BEe dbB Bd  A    AAeCdEABebcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDb   d  e     EADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız                    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        a          E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 2 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

286,810 59,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 257 288 1280 45684 % 59,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDE CbAEECE DCeBCABEDbADcA BcbEDCADBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCA DEC CcDCABaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B  e  ED d  Ea B B d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  c   CcD           e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

243,287 80,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 360 409 1795 62060 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbAcabE DCB CABbD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bcEdDaedbda C DCABaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DCDBED   AE a    a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E ACbcDd   a EaAc B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 1 0 11

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 1 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

305,894 49,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 58 12 50 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 196 224 1034 38218 % 49,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaABBDbdEBECECDdE ADDAEDABAADCCEABDCA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACEDdAecD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CB   C BADe A b      B   A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız                E E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

329,063 38,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 67 18 35 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 146 166 782 29640 % 38,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBD b BECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA dDBeecD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD  CdeADDEADE                      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c cC cbDCcD   CaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

222,148 87,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 30 14 76 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 385 436 1943 67439 % 87,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCbe E   DCBeCAB DEADDAA A E  ceBcbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız c     e          BDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız     eC      b  B B     E AB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

251,229 77,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 345 391 1713 59407 % 77,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CaaABBD baBECECbddeADbAEDABAADCCdABDaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız ED Ee d  e cD dEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C                    B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D      CacE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

249,099 78,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 46 42 32 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 347 394 1735 60147 % 78,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CeaAcBD bbaaCEbDdbeADDAEaABAADCCdABDaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbdde ebccaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDd B Dcc   a   a Ba c ac  c   D  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız     AcdD  D b edB  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

284,070 60,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİNA BÜTÜN 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 261 294 1311 46744 % 60,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAcBDbdaBEeECDBEBADDAEDcBAA CCEdBDecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEACd  e    CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız Cdc DC BAaeEA E               E b D  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız Ebd d  Da     CaeaE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

320,370 42,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 165 189 877 32727 % 42,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD CEBECECDddBADDAEDAddAcCCEeBDCcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EeEEA ED ACcadCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCeBAD EADEB e BE Be   DE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

244,718 79,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 356 404 1779 61619 % 79,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAdcD addcCcecddBADDAEaABAAbCdEABDabbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACd  A cedCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C   bC B  eaA E  b   B      E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

267,660 68,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 308 350 1526 53126 % 68,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaAcBDd cB CECDBaBADD EDeBAAcbCEABDC CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEEbC a AeBD CEAaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız d D    eA aE  E  dB c    e D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız                a  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

263,793 70,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 317 362 1569 54645 % 70,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDaBCbAEbbEEDCBBedBdDEADDAABACEaCdDBACC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEdDCecDd  C DCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C cbaCc ED e Aa     ea a A   e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b     a       a E a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

342,577 32,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 119 136 667 25175 % 32,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBDECaBcaECDddBADDAEDABeAeCC ABDCdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACEDBAdBaECEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDdABADDEA cBCC B   c   D  E  a   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E Ed  CDC  d C b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

294,941 55,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 225 254 1159 42483 % 55,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDacC AbE E DCBBeABEDEADDAABACEDCdDBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEED ee E dCdDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız  De De dE AADAE   dB de B    D E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    A   D           e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

297,546 53,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
S I* SÜZ 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 224 253 1138 41424 % 53,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDa CbeEE E DCBBCABdDEAaDAABAdEDCA  eCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDbe DEbECcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B DC BE  A     B   CDE       c   aDb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    A  bD      EEAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

340,431 33,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 74 31 15 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 124 141 690 25844 % 33,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CeEABBDE EBcCECbdEBdcDAEaAaAADCCbbBDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEACdDBACBDEdEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC eADaE DEBCCBa Bde eB dAE  eD Dba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECAabDecb E  EBE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

284,945 60,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 259 292 1300 46429 % 60,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDadCbAdE EaDCBeCABdDEADDAABACEaCADBACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCbccaeaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B  C  E   De  Ccb  d  adB    a C aDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız   dA  aDd      aA  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

274,249 65,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 284 323 1446 50675 % 65,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAcBDbCEdECECDBdBAcbAEDABAADbdEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDEEcbaD e BDECEAeBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD    B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

293,520 55,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 234 263 1182 43077 % 55,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEaCaAE dE DCBBC BdDEADDAABACEDCADBcebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEEDCe  dC CcaCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BbDC aE    AEaCBEc         D      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D      E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

258,039 73,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 329 375 1637 56824 % 73,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAdc E DCBBCABaDEAaDAABACEeCADBcCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bbEdD eB abaCcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız     DCe  D                B    E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız   d    D       a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

243,015 80,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 361 410 1798 62109 % 80,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDacdbA c   bCB CABdDEADDAABACEbCADBACC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EecdDCe Dd  dcaCdBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C   DCac      E           a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız    A  eD            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

201,144 91,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA  İĞİTER 120 24 19 77 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 405 459 2018 70844 % 91,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDE Cb  d    b  eAB b A D    dEbCAeBAa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEE eb bd    D AcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   d DC       eE  B     a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 2 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

200,205 92,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 406 460 2021 70967 % 92,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDEaCbeaceE bbBcCABaDEAaDAAeAbEDCADBACbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

280,467 62,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 264 299 1362 48222 % 62,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAbE E DCBBbABdDEADDAABACEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEdDCec E cCcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B cCb   ce eEB   B e a       E     c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        D      Ea   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

298,835 53,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMAT FUAT GEDİK 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 219 248 1120 40960 % 53,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABeD  bB eECDdEeADDAcDAaAAedCEABDCAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACa BA cD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDE    e D ADEB     B eD B c   b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b bC c DCe     aBd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

272,226 66,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 53 39 28 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 293 332 1470 51418 % 66,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BD  C A   E DbeBedBEcEAaDAAcdaEDCeDcAbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız beEEDdA cd aC DCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız aaBcDCeBE  ADdEa B BBCD B B    d C   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dEEAabcbE bBbaEaAb c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 5 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

347,788 30,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 75 25 20 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 105 121 619 23475 % 30,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCDAd bEbDCBBeABdDEADDAABACEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbE Dbe  dC CcaCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız dDBcDCeBED  DAEBCBEBBCDEB B  D c    cd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız ddEACbeDE DcC   AECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

405,290 9,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 92 17 11 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 33 38 201 7335 % 9,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCDAEbCEbaCBBedBEDEADDAABACEadeDBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDbABD CECcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCeBEDAADAEBCB Be DEB BA DDb C  Dc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dE ACCDDEADBCCEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

374,974 19,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 83 21 16 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 68 76 398 15177 % 19,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEeCbA  dE DCBBCABEDdADDAABACEDCADBceCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEEDbA  dCbCcaCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCaBEDAADeEBCBEBBCDEB BbDD E    Dc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EEAC  DEbDBCaEEAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

346,269 31,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 71 13 36 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 108 125 635 23979 % 31,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız d aBCDAE  E DCBddABdDEAb AAB  dDCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDdA   CcCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEcCDBE AADAE e EBBCDE AB    E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EcEACCDDE DBCCEE   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 0 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

346,027 31,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 72 14 34 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 109 126 638 24063 % 31,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EABBD  bBECECDBEBADDAE ABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEACd  e cD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDE C BADDEADEB C BEBB   c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d EC aeDCcD bCCaa   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

359,170 25,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 84 97 512 19856 % 25,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBD bEBECECaBbBADDAEDAeAADCCdABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA c  A cDbCcADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDC BADeEAbEB  Ba BB    D  E  CD  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECADCDCBD EC aBaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

380,887 17,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 61 67 360 13499 % 17,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAeBDbbEBECECbBdBADDAEDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdE  d  e cDcCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DCABADDEe EBCd BdBBDD BDE ED  DcDECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECAabDCBD E CaBaE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

332,575 36,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 138 157 753 28416 % 36,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAddaE DCBcCABdDEADDAABACEbCADBcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAE Dde DdC CcDCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCDBEDbADAE CdE Bd EBe   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEacCbaD  D C EEAECc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

304,127 50,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 62 32 26 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 204 232 1061 38903 % 50,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız cDaBCDAEbbE bCdBCABbDEA DAABAdEbCADeACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bbE D A bdC CceCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C B DCDBE  ADeEaCBEB  bEaeB e  c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EbAab DcbDeC EaAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

304,437 50,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 200 228 1054 38807 % 50,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAEECE bCBBeABaDEADDAABAC DdADBAeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEdD A  d  CBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B DCDBE AA eEB  a  C a A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  b     DEce CCEa   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

345,579 31,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 110 127 639 24205 % 31,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBDbdbBcCECDBdBADDAEDAeAADCbEABeCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEed   e cDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDCABADDEADE    B B    BD  E  CD  Ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  aAa DC D   CaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

228,238 85,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 378 427 1909 66117 % 85,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbceccD  aB eECbdbBADDebDABAAcddEABcCcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız E EEc    e cDECEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d      DacD E baBbE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

319,611 42,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 67 31 22 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 167 191 889 32992 % 42,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaAeBDbdaBdCECDdEBAcDAEDABAADCCEeBDaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDd   d  b dDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaDEDCABeDeEADaBCCB EBBDDdB  b    b  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c ECADaabeD EC a E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

321,787 41,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 67 29 24 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 164 188 864 32229 % 41,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCbAa aE DCaBCABdDEADcAABAaEbdADBA CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EbEEDbA D   CcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBcDCeaED ADeE eB B C      D  E   aDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  Ea CCcDEeDedbEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

270,627 67,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 298 339 1491 52034 % 67,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBD  dBcC CbBbBADDAcDAeAAbCCEABDCcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEcb d  A cDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C          cA a  C a     d  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  CAcbDadb   edB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

380,689 17,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 83 13 24 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 62 68 363 13557 % 17,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaABBD   BE ECDBEBADDeEaABAADCCEABDeAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA ED AedDECEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DC BADeEAeEBCCBBE B D B E ED a   E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEdC  CDCBaAEC EBE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

238,830 82,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 369 418 1830 63424 % 82,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız ecEBCbAdd E baBdCABdDEADDAABACcbdAD cCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız Ebcd  e     C DCA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız a B DC  ED  cAEa d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız bc Ad eDb aeC Ead Cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

288,008 58,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 252 283 1265 45216 % 58,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAaBD CbeECECDBbBADDA  ABAA bCdABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız   bEeCd  AecDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CB  Da B  aE DEB          B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  aA bDCcD    aBaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

272,870 66,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 290 329 1463 51166 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAcBDbeEBECECbcaBeDDAEDABAADdCEABDecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEeCd de cDECEdDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız deDE C BA eEA E  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   d d  D       aB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

341,810 32,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 120 137 674 25418 % 32,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEA   ECEd   CD      A    d   b     e B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EeEcAdcDcedaedCEADea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BADDEADEBCCBB  BDDABbEAEDCCDADc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEEaADCDCBDAECCEaEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 2 1 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

410,064 8,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 27 171 6282 % 8,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAcBD dEBEeECDBaBADDAEDABAAbCCEABDeACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA bD ACBD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADDaeDEBCCdBEaBDDABDEAE  CDADc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız Eb  ADbDCBDdECCEBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

308,500 48,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 191 218 1009 37271 % 48,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAecD CdBdCECcBdBeDDAEDABAeeCCEABeCcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEEbdd Be cDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız a    C B  cEA cB   BEB D   D Ac  C  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız Ec CAebD  DA  CaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

326,403 39,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 69 31 20 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 153 173 808 30539 % 39,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBD dbBECEa BdBAcDAdDABdAaCaEdBbCebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEA Ee A dD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 9 3 15,75 % 53

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbbCAeADeEeD cCdBcEB DeABDE b  C   cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECAeCD eD EC aBEE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

407,976 8,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 92 12 16 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 28 33 184 6737 % 8,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcEABBDbCEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbCa BeecDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 0 6 24,00 % 80

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADDEADEBCC BEB    BDE E    A c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c  CAeeDCBDAECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

334,577 35,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 69 20 31 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 135 153 738 27733 % 35,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCbAEa E DCdBeABEDEADDeABACEbCADBAeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEEDCeBDd cCcaCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCDB D   AE  BaB      B  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E ACbcDE DcC EEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

305,736 49,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 198 226 1040 38279 % 49,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAceD  ba bEC edeADDAEDABAdDC   BDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDEEe      cDaCEAeBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDdDC BADD ADEBCC       AB   E b D bb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız bEbCAcaDbcD E  aBEE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

356,664 26,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 78 26 16 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 89 102 535 20609 % 26,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdBD b BbeECDBEeADDAEaABAAeCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEAbEcBA cacCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CaDEDCABADDE DEB e BEBBe  BD  Ea  e bc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECAe DedD ECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

379,705 17,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 82 11 27 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 65 71 371 13829 % 17,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD d BECECDB BADDA DABAAaCaEABDCACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAC   AecD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDC BAD EAeEBCC BEB  D BDEeE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E ECA bDCBD EC EBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

246,375 79,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 43 35 42 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 351 399 1765 61053 % 79,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAcBD   B CbC BceAcDdceABeAe      aAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEb d  e ca CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız ddDE CABAD  e E CCB EBc a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c  d bCDCcDdECCacdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 4 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

277,909 63,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 275 312 1396 49230 % 63,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEd E  CBBCABEDEADDAABACEcCdDBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cbcdD e  a  dB CAeDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BED DBE ecbAE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız        DE D C  E a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

309,239 48,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 65 37 18 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 190 217 1001 36985 % 48,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDcaCDAaEdEbDCBedABdDEAaDAABACEDbADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEbDCe DbeaCcaeABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BacCeBED ADAEB   e  DEB B  D ccd bDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E ACaeDbeDcC EaAcCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

211,140 90,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 398 451 1986 69425 % 90,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABcD  EedCECaddeA DeEaABAAeCadeBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız      edbBA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız cbaeAD D      CacdEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

358,122 26,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 80 33 7 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 87 100 526 20180 % 26,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız dDEBCcAd CEbDCeBCAedDEADDeABACEeCeDBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEED eBDa  CcaCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Matematik 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbaCaBEaA DAEaCBEBeCaEBABA DbEcdcaDbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cEdACCDDEADBCCEEAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

346,398 31,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 75 28 17 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 106 123 631 23938 % 31,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEeCaAaabE DbBBCABdDEAaDAABAaEDCdDBcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız ceEbDCA cdC CdaCAeDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCaBED ADcEBCBEB CbEBAB DD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EEACbDDEcDcCCdEAbCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

243,380 80,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 359 408 1792 62015 % 80,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDa CbA     bCeceABabdADDAAeACE bdDBA aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bbcd  c  b  CBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B DC BE  c AE  c                   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EEA   D    C      B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 4 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

372,487 20,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 83 25 12 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 71 79 414 15908 % 20,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEEaEEDCBB ABdDEADDAABACEeCADBcebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEEDCe cdCECcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBcDCeBED ADAEaCBEB CDEc B eDD    bD  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cEEACCeDEcDBCaEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

328,391 38,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN 120 70 33 17 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 150 170 789 29867 % 38,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız aDEBCbAEdadbDCBBCdBbDEbDDAABACEe A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEbDCeBDaecCcaCAceE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBEe ADAEBbBaB eD        EbdbCDaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cEbACaeDEAeBCCEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

317,163 44,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 68 40 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 174 198 921 33971 % 44,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAceDbeddECaCDBbeADDAEDbecADCdEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAbd  ebBDcdEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız bBDcDCABbDedeDEB Ca E BD cBa  Eb bDb c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcdCADeDCcDdEaCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

316,829 44,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 175 199 924 34113 % 44,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C aABBD b B CECDdaBADDAEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDdEe b ee Ba CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CcDbDCABADeEADEB     B    BD  E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EbbCA bD eD    acbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

269,928 67,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 302 344 1500 52282 % 67,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbA c   bCBBCAd DEADDAAeACaDdADBeCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEdDCb  da CBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   B     E    AEB Ba  C a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E     D    CC      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

339,304 34,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 72 25 23 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 126 143 703 26220 % 34,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDacCbAEbCE bCBBeABbDcADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEdDCAdcd cCdeCdBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBbDCaBED  D EBC EBB DEBAB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dE ACbaDE DBeCE AcCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

403,521 10,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 92 19 9 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 39 208 7779 % 10,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBDEbEBECECbBdBADDAEDABAADCaEABD cCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAddDBACBDadEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDcDC BADaEADEBCdBBEBB D BDEAc  CDA a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b ECAeCDCBDAECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

263,411 71,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 50 39 31 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 318 363 1572 54768 % 71,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAcBD  Ed eECDBbBdcDecDABAAbCCEABDaAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEedbeBe cDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 10 10 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız bcDb aABADaEeDEc CeaaB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        DCeDcECbdeaEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 4 5 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



ORİJİNAL TG TYT 2

257,855 73,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 331 377 1639 56916 % 73,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABeD daB CEbaBEBAeDAEDAcAAaCCceBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACdD e cD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız baDc ecB    d  a                   b d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E da  CD eb    Eea  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

293,888 55,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 232 261 1175 42905 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbA   E DCcdCABbDEADDAABAddeCADBeaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCe  d  CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBcDCcaE cAD cBCB c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  EbACabD  DeCaE   Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

395,029 12,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YÜKSEL EMRE DENİZ 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 41 46 257 9783 % 12,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCDAdEdEdDCBBCABdDEADDAABACEDCADBAeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEdDbAB beECcDCAeDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBb  bD Ec  a cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cEEACCDDEbDBbCEEAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

300,662 52,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 214 242 1101 40202 % 52,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEdbE DacdeABEDEADDAABACaDCAeBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdD eB b  CBDCAeDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CbB DCDB   A  a  BEdcd    c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız cE Ad  D  Dce EEAbCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

356,468 26,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 90 103 537 20672 % 26,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 50 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeaDbCEBECECbBdBADDAEDABAAbCCEdBDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAC   AecaaCEAaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDc CABADDcADEBCC  E         E      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  CADCDCBeAECCaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

251,331 77,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ALEYNA GÜL 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 344 390 1712 59380 % 77,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDE CDAEc EbDCBdedBEDEADDAAcAddDCADBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEdDd B c  CcaCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   d DCbc      d  d       A   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız      bca  D    c   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

196,034 92,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ARDA BİLİR 120 20 10 90 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 410 464 2038 71426 % 92,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BD dCbA c d De BCABEDE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız b EdDCe bd    DCABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 1 0 11

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 0 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

332,400 36,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 71 31 18 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 139 158 756 28473 % 36,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdcDbbEBECECDBEBADDAcDcBAAeCdEABDacCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız cDbEcd   A cabCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CcDEDaABADeEcDEBb   EBB   BD  Ea  D  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEbCAeaDCcDAECCEcaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

384,726 16,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 61 327 12484 % 16,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCDAbECEEDCBBCAeaDEAaDAeBAaEadADBeCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDC  DdCaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDdEDCaBEDAADAEBCBEBBCDEd BADDDEA  C a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dbdACaDaE D  CEEAECB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

303,805 50,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 205 233 1065 39031 % 50,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAdBDECbdbCECbBbBADDAEDABAdDCCdABDCACe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDbEedd  d cDbCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD bC BADaEADEBbC  EBe D BD    aCDc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   c    D       aB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

344,972 31,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
CEREN ÇETE 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 112 129 644 24377 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbAEECEbDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCeBcdCcCcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız   e DCecE  bDAEB B   d  c B  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  E ACCaD  DBC   AdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

322,473 41,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 68 30 22 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 162 186 856 31978 % 41,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCcAcEbE DCBdbA  DEADDAecACEeCdDB  CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEbDCeBbdCdCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBaDCeBEDAbDcaBdBEB CDEeAB DD     CDaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EccACbbDE        b e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

397,853 11,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN BİLEN 120 89 15 16 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9064.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 44 240 9064 % 11,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABBDEC BECECDBaBADDAEDABAAb a  BDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEAdbD e dD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADeEeDEBCC    BDD    AEDCCDADcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECAeCDCBDAECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

287,540 58,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF AKBOĞA 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 254 285 1271 45387 % 58,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAEdCEbaCBBCABaDEADDAAcedEDCADBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEdDCAdDaCaCBDCABbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız d B DC  b  e bE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  cdAaCbD  D   EEAbCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

269,605 68,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 304 346 1506 52414 % 68,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEcCDA bbEEDCBdCABEDEADeAddACEDCAcBcCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCeB bb dcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız e   bb  d                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dEdAaeaD  D   EdAbCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

366,244 23,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
FERAYE U *R 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 76 87 462 17741 % 23,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD  cBEeECDddBADDAEDAeAADCCEABDeACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEAda Be cDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CcDEDC BADaEeDEBCe BbBB DABDE E CCDcDEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcaCAaCDCBDbE aEeaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

236,331 83,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 44 55 21 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 374 423 1853 64095 % 83,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbdAcBD  cBbbECDcdBbebbdDABdeaedccdadcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız E dEdC  Be cDbCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 19 5 1,25 % 4

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 21 13 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CdeabbdBcebEcecdddB  c   dBDaecc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEECAcCeaBDAc C BEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 6 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 10 9

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

222,994 87,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 382 433 1937 67265 % 87,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBe bbedeECDdbBADDAEaABAAe bEABabACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDE bdc  eC D CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c c d  Da           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

185,096 94,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HALİME KAYA 120 22 33 65 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 416 470 2064 72444 % 94,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaABac aEa CECDBdaAcbAc        bA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EccEbdca Ab D CcADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 8 22 -2,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız dde        cd    a  ba               d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız   d  D a       ad   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 2 2 22

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 3 9

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

268,318 68,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İDİL YALÇIN 120 46 15 59 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 306 348 1517 52886 % 68,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBD  dd CECDBbBADDAEDABAADdCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEbCcaBeCc  CEAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız        B cc    B                  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız                aB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

277,917 63,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
KAYMAKÇALAN 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 274 311 1395 49225 % 63,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABcDbCbBEeECDBdBA                CACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEACbD eeBDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD DCABeDDEcDEeCCeaEBB ccB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 3 0 33

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 1 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

331,361 37,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
KEREM KIRCA 120 70 28 22 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 141 160 768 28815 % 37,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDaABBDECbBcCECDddBdeeAEDABAAedCEbBDCAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEA d  ACcaaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDE CABA DEADE CC a dB D B   b  Cb  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız dc CADbDCdD ECCEBcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

416,639 6,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 96 17 7 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 21 138 4968 % 6,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbA E EbDCBBCABaDaADDAABAbEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDCeBadebCcDCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDbDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDE    DEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEEACC DEdDBCCEEAEaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

304,175 50,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MÜGE AKGÜL 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 203 231 1060 38887 % 50,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CaEAecD  baECECaB BADDAEDABAADaCEA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEA      cDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBD bC B   EA Ec   B     ABDE     D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  a bbDC D   CaeEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

436,167 2,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 102 15 3 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 11 61 1950 % 2,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbCbBECECDcEBADDAEDABAAeCCEABDeACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEACED AecDECEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDcDCABADDEADEBCCBBEBBDD BDEbEcCCDcDE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEECADCDCcDAECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

287,982 58,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÖZGE PAZAN 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 253 284 1267 45228 % 58,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CcaAeBD CEBEeECDBdBADDAEDABAADCCdABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEbba  A cDECEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız deD b  e Db  D             D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız        D       EBcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

315,947 44,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 176 201 932 34455 % 44,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbAEEdE bCdddeBEDEADDAABACEbdADBcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EeEEDbe  dCaCBDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DCedED  DAE C  B d EBAB  D      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  bc  bbDE Ded E AbCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

283,913 60,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 56 34 30 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 262 295 1312 46801 % 60,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABcDbbbBbeECDBEBdDDAEDeBAADCbEABDaAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEbCdDceCcDcCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDCdBAcaEeDEBCd acBB    Da E         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E bbb  D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

419,530 5,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SEMİH SAKCI 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 20 125 4431 % 5,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaABeDbC aEeECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDEEebEDdeCBD CEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDE c C D DEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEECADbDCBDeECCaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

351,006 29,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SÜEDA COŞAN 120 75 21 24 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 97 112 588 22484 % 29,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCDAcECEbDCBBCABdDEAaDAABACEDCADBcCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız bAEdDbABDbCcCcaCAcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDB DCDBEDAADeEBCBE            ce       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız aEdAaC D  DBC EEAdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

288,921 58,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
TUĞÇE NAZ NAYMANCI 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 248 279 1254 44892 % 58,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız C EAeBD CbdECEC BdBADDAEDABcA  CEABDCeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EcdEAC   A ca CEAD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C D    Be DEA d  a d  c       a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c d AcbDC D EC EB dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

319,380 42,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
TUĞRUL EREN 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 168 192 892 33080 % 42,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAeBD  EB CEaDBEBADDeEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEAdd  A cDcCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbb A      DE   B  BB D B   E    c a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız b aCAcbDaeDdE CaBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

327,514 39,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 71 36 13 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 151 171 799 30160 % 39,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAcd E DCBdeABEcEADDAABAaEbCADBACbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCABDdebCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız C BEbCDaEDAADeEBCB BB aEBeaAeDacc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız ddEACdeDcbDcaaEE cCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

391,351 13,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 90 26 4 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 53 284 10744 % 13,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBDbbEBECECDBEBADDAEDAeAAaCCEABDecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEbCb B ecD CEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADeEcDEBCCBBEBBDedBDEAEDaCDbbaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız bc CADbDCcDdECCaBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

419,578 5,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YİĞİT USTA 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 19 124 4425 % 5,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBDbdEBECECDBEBADDAdDABAADCCEABDacCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdEAbdcBeCcDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDbDCABADDEeDEBCC BEBBDDABDEAE  CDc b b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EEECADCDCBDAECCEBEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

328,436 38,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEP KARA 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 149 169 788 29851 % 38,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAeBDbbEBECECDBdBADDAEDABAADCCEABDCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDdE Ca BAecaaCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız C DE C B   a  E    BE     B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız E  CA CDe D E CEBbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

245,883 79,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 353 401 1770 61210 % 79,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbaAd DbCbeECECedbB*DDAdaABAeb      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDEEe a BeecDaCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız Ce b C B D EADEa     B            e c a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d  aAbCb  D    aB E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 4 2 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 5 18

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

444,277 1,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 105 15 0 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 8 43 1207 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDEBCbAEECEbDCBdCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEEDdeBbcbdCdDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCDBEDAADeEBCBEBBCDEBABADDDEAdDCDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEEACbDDEADBCCEaAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

383,837 16,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 88 29 3 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 57 63 335 12743 % 16,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEAecD CbeECECDBEBADDAEaABAADCacABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEcddbacbdDaCEADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDEDCABADDEcDEBCCBBaBBDD BDEAE eCDcDECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız EcECADCDbBDecCCEBcEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

416,299 6,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİS SOLAK 120 97 20 3 92 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 22 142 5031 % 6,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDEBCbAEECEbDCBdCdBaDEADDAABACEbCADBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EAEdDCeBDaC CB CABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDeEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız dbEbCaDDE DdCCEEAaCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

406,938 9,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
BERAT AK 120 95 25 0 88 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 35 190 6961 % 9,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEABBDEacBbCECbBEaADDAEDABAADCCEABDaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbEACaDBeacecCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CBDcDCeBADDEADEBCCBBEBBDDABDEAaDCCDAecCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız dcECADCDCBadEaCEBdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 1 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

420,011 5,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
ELİF SUDE TÜRK 120 98 20 2 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 17 121 4335 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDcBCDAEEdEbDCBdCABaDEADDdABAaEbCADBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEEDCA Dde CcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDBEDCeBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EEdACCDDEADdCCEEAEac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



ORİJİNAL TG TYT 2

345,268 31,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
EREN ACAR 120 74 23 23 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 111 128 641 24288 % 31,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız eDaBCbAabbE DCBBeABEDEADDAABACEDCADBAeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız cAEdDCb DaCaCcDCABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız CDcbDCeBEDbADAEBCBEB CDEBABADD  cCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız EbEACCe             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 1 0 100

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

287,096 59,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
MUSTAFA GÖKHAN 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 256 287 1275 45582 % 59,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevaplarınız BDdcCDA ECE DdBeCeBdDEA DA        DB a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

Cevaplarınız EcEEDCc D  bCaDaABDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Cevaplarınız  D EDCeBE dA AE  B BBd EB  A e E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevaplarınız  c   CaDEA eCC      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 4 1 44

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 0 0

Isıl Denge 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

264,332 70,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 49 33 38 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 315 360 1565 54437 % 70,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CDEAeac  cd eECbBEBADDAEDABeADCCdABDCcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız EDbcedd  AbcDcCEADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CeDd e Bc aEA E    ad   D  Db           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız c daAebD      CaBb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 0 1 0

Isıl Denge 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



ORİJİNAL TG TYT 2

304,190 50,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 202 230 1059 38880 % 50,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 423 477 2120 77049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevaplarınız CbEABBD CEBECECDBccdDDAEaABAADCadABDeACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

Cevaplarınız bDdEbbE  AddD CdADBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevaplarınız CdD bC BA eEADE      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevaplarınız d EC abDbeD   CEBaEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Mercekler 1 0 0 0

Yay Dalgası 1 1 0 100

Isıl Denge 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
